
5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME429 1020 4125 6342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,16 5 8 2,56 6 8 3,04 4 5 2,10 5 4 3,88 3 5 1,76 30 39 16,50 258,570

Okul Ortalaması 7 7 4,52 6 7 3,70 7 7 4,61 5 4 3,69 7 3 5,53 5 4 3,27 36 33 25,32 290,770

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 537 ERVA PINARBAŞI 5B 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 65 10 61,66 441,817 1 7 10 16 43
% 0,68

2 0 YEKTA CAN 5B 14 1 13,67 8 0 8,00 12 3 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 57 11 53,34 415,390 2 19 34 52 149
% 2,35

3 550 TUNA KURTULUŞ 5B 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 62 13 57,67 411,870 3 20 36 57 163
% 2,57

4 739 ARHAN ERSOY 5B 15 0 15,00 8 5 6,33 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 59 14 54,33 407,337 4 23 43 66 184
% 2,90

5 527 AZRA EVCİ 5B 10 4 8,67 10 3 9,00 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 59 13 54,67 407,329 5 24 44 67 185
% 2,92

6 545 ERVA ERDOĞAN 5B 10 5 8,33 12 1 11,67 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 56 17 50,34 398,705 6 27 60 90 239
% 3,77

7 523 AHMET TUNA 5B 11 4 9,67 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 57 18 51,00 384,823 7 44 86 132 345
% 5,44

8 546 ÖMER EMİR YAZICI 5B 10 5 8,33 12 3 11,00 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 56 19 49,67 381,890 8 45 92 141 365
% 5,76

9 407 ZEHRA YONCALIK 5B 9 6 7,00 10 5 8,33 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 54 21 47,00 371,859 9 55 106 168 444
% 7,00

10 738 ALPER ÖZGÜR 5B 11 4 9,67 9 4 7,67 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 52 21 45,01 370,894 10 57 109 176 456
% 7,19

11 540 KAAN KÜÇÜKERDE 5B 10 5 8,33 8 3 7,00 9 6 7,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 53 18 47,00 367,748 11 60 116 199 497
% 7,84

12 533 DOGA KIR 5B 9 6 7,00 9 4 7,67 8 5 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 53 18 47,00 363,591 12 66 124 216 541
% 8,53

13 496 ERVA HAYAL GÜLER 5B 7 8 4,33 8 7 5,67 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 51 24 42,99 359,055 13 73 136 243 585
% 9,22

14 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 8 6 6,00 8 3 7,00 10 3 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 49 18 43,00 357,712 14 78 143 251 598
% 9,43

15 522 ASYA KAYA 5B 11 3 10,00 8 5 6,33 9 4 7,67 4 5 2,33 10 0 10,00 4 5 2,33 46 22 38,66 357,031 15 79 144 255 609
% 9,60

16 549 SUDE ÖNGE 5B 12 3 11,00 4 5 2,33 8 4 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 48 17 42,34 350,998 16 86 155 282 664
% 10

17 548 SU ÖYKÜ YÜCEL 5B 10 5 8,33 8 5 6,33 8 7 5,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 49 24 41,00 349,335 17 89 163 293 683
% 11

18 713 NİGAR VURAL 5B 7 7 4,67 7 8 4,33 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 51 23 43,34 346,380 18 99 181 327 737
% 12

19 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 8 7 5,67 6 8 3,33 12 2 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 48 24 39,99 344,548 19 104 189 344 762
% 12

20 805 BERAT GÜZLEKAYA 5B 8 7 5,67 11 4 9,67 8 7 5,67 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 47 28 37,68 344,458 20 105 190 345 764
% 12

21 561 DENİZ ALAKURT 5B 7 7 4,67 10 3 9,00 9 6 7,00 4 6 2,00 8 1 7,67 9 1 8,67 47 24 39,01 344,354 21 106 191 347 766
% 12

22 541 KEREM COŞKUNER 5B 6 7 3,67 7 7 4,67 11 2 10,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 49 21 42,00 343,094 22 107 196 357 783
% 12

23 519 ASYA YILMAZ 5B 11 4 9,67 7 8 4,33 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 48 27 38,99 337,901 23 115 213 390 863
% 14

24 536 ELFİN NİSA AŞÇI 5B 7 7 4,67 7 5 5,33 9 6 7,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 47 24 39,00 333,311 24 125 230 427 931
% 15

25 530 DAMLA SERT 5B 10 5 8,33 8 4 6,67 5 9 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 46 25 37,66 330,551 25 131 240 450 973
% 15

26 521 ABDULLAH UYSAL 5B 7 5 5,33 7 5 5,33 8 3 7,00 4 6 2,00 8 1 7,67 9 1 8,67 43 21 36,00 328,313 26 136 253 482 1017
% 16

27 559 ZEYNEP ELA 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 42 28 32,65 317,584 27 160 302 584 1195
% 19

28 534 DURU TUNALI 5B 7 8 4,33 9 6 7,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 41 34 29,66 309,594 28 172 328 661 1325
% 21

29 584 AYSİMA SERİN 5B 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 0 4,00 41 28 31,66 305,215 29 176 342 712 1410
% 22

30 543 KERİM KAÇAN 5B 5 9 2,00 8 3 7,00 7 6 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 35 32 24,33 291,408 30 205 407 941 1743
% 27

31 535 ELANUR AVŞAR 5B 7 7 4,67 5 6 3,00 4 10 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 36 33 25,01 276,277 31 234 485 1219 2181
% 34

32 532 DENİZ G GÖK 5B 5 9 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 52 -0,34 200,289 32 396 907 3274 5141
% 81



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME429 1020 4125 6342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,16 5 8 2,56 6 8 3,04 4 5 2,10 5 4 3,88 3 5 1,76 30 39 16,50 258,570

Okul Ortalaması 7 7 4,52 6 7 3,70 7 7 4,61 5 4 3,69 7 3 5,53 5 4 3,27 36 33 25,32 290,770

SINIF: 5B

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH UYSAL 521 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,313 258,570 26 136 253 482 1017

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 7 5 5,33 36 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 3 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 43 21 36,00 48 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE AB cDABC a abCd

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK bcCCDBb   dDCBd

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ  dCDcCB CD  ACa

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERacbcBcBbCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBbAC ADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDBDCAd

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 2 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 0 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TUNA 523 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,823 258,570 7 44 86 132 345

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,56 3,70 2,56

Fen 15 10 5 8,33 56 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 57 18 51,00 68 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAacDaCBADBABb

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK aBCDAbaaaBDbCDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ abAdCDaDBCADCdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABAdDb
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDBDCDdA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 1 2 33
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZGÜR 738 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,894 258,570 10 57 109 176 456

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 6 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 52 21 45,00 60 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE dCACDbDacADBABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK CBCD DacCBDb cA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ adddCDCDBCbDCBb

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABcADC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBa

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE dddDBDacBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 0 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN ERSOY 739 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,337 258,570 4 23 43 66 184

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 5 6,33 42 6,56 3,70 2,56

Fen 15 10 5 8,33 56 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 59 14 54,33 72 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCACDDDCBADBABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BdDcac aBDCCDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCABdDbbBCADddC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCbBABAdDC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCbCBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDaDCDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAYA 522 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,031 258,570 15 79 144 255 609

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 5 6,33 42 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 4 7,67 51 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 46 22 38,67 52 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdBDbBCDD CACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK cDaC BC dDbDCBb

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CBbDAbBDdcC  CD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERb dcBAdaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE bbbBDd CAa

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 1 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILMAZ 519 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,901 258,570 23 115 213 390 863

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,56 3,70 2,56

Fen 15 7 8 4,33 29 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 48 27 39,00 52 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE ABAdDAcCDbDbACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK bDCCaBbBcbcDCcb

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ bcCDbbBDaadBbCD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCcAABAdaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACadDDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDdDdAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA SERİN 584 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,215 258,570 29 176 342 712 1410

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 6 9 3,00 20 6,56 3,70 2,56

Fen 15 7 8 4,33 29 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 4 0 4,00 40 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 41 28 31,67 42 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAdDDDaBdacdBb

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK bBCDcaaadBDdaDb

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ aCcddDdDBacDCdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABAdDd
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCAbaD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBD      

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA EVCİ 527 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,329 258,570 5 24 44 67 185

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,56 3,70 2,56

Fen 15 13 2 12,33 82 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 59 13 54,67 73 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE ABAdaABCDD bACd

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADCb BCaB ADCBb

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CdCDbCBDCDCBACD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCDdABABDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCbaBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDcDCAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 0 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜZLEKAYA 805 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,458 258,570 20 105 190 345 764

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 7 5,67 38 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 47 28 37,67 50 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE ABABDbdCbaDdcCd

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADCCDdCaBDdDdBC

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ bdCadaBcCDCBACa

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERdbcbBAdaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CbDBDdcaAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 1 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA SERT 530 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,551 258,570 25 131 240 450 973

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 4 6,67 44 6,56 3,70 2,56

Fen 15 5 9 2,00 13 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 46 25 37,67 50 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAbcabCBADdABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BCDb dB BaCaDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ babBCD caCdDbdd

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABbADd
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADbABCAbBb

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDBDCbaA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ALAKURT 561 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,354 258,570 21 106 191 347 766

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 6 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 47 24 39,00 52 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdcaAcCD bdACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADCaDaC BD DCBa

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ bdCDbCBDdDdBACa

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERdcdbcAdDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACd DDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADcDBDCAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 0 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ G GÖK 532 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,289 258,570 32 396 907 3274 5141

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 6,56 3,70 2,56

Fen 15 4 11 0,33 2 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 17 52 -0,33 0 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE dCcC caCcADdccb

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK Cadadbc  c Cd  

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCbdbabadCbbCca

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdbccBccca
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ AaDbaCcdaa

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE cbcccbacBc

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 2 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 0 2 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOGA KIR 533 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,591 258,570 12 66 124 216 541

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 5 6,33 42 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 53 18 47,00 63 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdcDABCDacbACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADCCDBCdda DdB 

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ bddD CBDCDdBA a

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCDAABAaDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDBbbAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 1 1 33
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 1 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TUNALI 534 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,594 258,570 28 172 328 661 1325

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,56 3,70 2,56

Fen 15 7 8 4,33 29 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 41 34 29,67 40 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCcCDabCBbDcbac

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK bBCDdDBaCabCCcA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCcBbbbaBdbDaBC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCbaddBbdca
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCcCBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE bCBbBcCDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 1 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 0 2 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR AVŞAR 535 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,277 258,570 31 234 485 1219 2181

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 5 6 3,00 20 6,56 3,70 2,56

Fen 15 4 10 0,67 4 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 36 33 25,00 33 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdBDAdCaDDdd d

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK c dCDa c*  aCBC

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ dBCDca Ddadabbc

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERaDdABcBaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DdCACaADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CccBDcDbAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİN NİSA AŞÇI 536 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,311 258,570 24 125 230 427 931

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 7 5 5,33 36 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 6 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 47 24 39,00 52 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCACDcaCddadcB 

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BCD  BddaDCaDb

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DbABaDdDaCADddC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDaABddcC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE bCBDBDbDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ERDOĞAN 545 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,705 258,570 6 27 60 90 239

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 12 1 11,67 78 6,56 3,70 2,56

Fen 15 11 4 9,67 64 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 56 17 50,33 67 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCbdDDDaBADdbBA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BCD DdBCBDCCDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCAdaDaDBCdDCBC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDdABAADa
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ AaDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBbBbaDdA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 0 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA HAYAL GÜLER 496 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,055 258,570 13 73 136 243 585

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,56 3,70 2,56

Fen 15 13 2 12,33 82 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 51 24 43,00 57 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAbabDCadDcbBd

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK aBCDbbadbBDCCDb

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ aCABCDCDBCADCBb

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDdABAADd
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACcaBDCbcb

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA PINARBAŞI 537 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,817 258,570 1 7 10 16 43

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,56 3,70 2,56

Fen 15 13 2 12,33 82 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 65 10 61,67 82 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAbDDaCBADBABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK dBdDADdBCBDCCDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ aCABCDCDBCADCBd

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABcdDC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDBDCDdA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 3 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM LİVA AÇIKEL 539 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,548 258,570 19 104 189 344 762

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 6 8 3,33 22 6,56 3,70 2,56

Fen 15 12 2 11,33 76 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 48 24 40,00 53 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE AcddDAaCcaDaACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADaCb bddbdDCaC

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CBCD CBDCDdaACD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLER DcbBABDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ cBaACBcDDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CAbBDaDCAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KÜÇÜKERDE 540 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,748 258,570 11 60 116 199 497

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 3 7,00 47 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 6 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 53 18 47,00 63 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdcDABCaDbCACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK bDCCDBCa   DdB 

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CddDcbBDCDCddCD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCbdbBABDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDBDaAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 1 0 33
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM COŞKUNER 541 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,094 258,570 22 107 196 357 783

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 7 7 4,67 31 6,56 3,70 2,56

Fen 15 11 2 10,33 69 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 49 21 42,00 56 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCddbDaaBA c Bb

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK aBCDda cbdDCCDb

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCABCDaD C DCdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABAdcb
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCAbdD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDBDCDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM KAÇAN 543 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,408 258,570 30 205 407 941 1743

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 3 7,00 47 6,56 3,70 2,56

Fen 15 7 6 5,00 33 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 35 32 24,33 32 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE dCcCc aCBcacbBb

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BCa DB b DCCDb

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ aCAc bdDBCb CdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCaaABAccd
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDbcaAdBb

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE bCBDdD cBc

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 1 1 33
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR VURAL 713 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,380 258,570 18 99 181 327 737

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,56 3,70 2,56

Fen 15 11 4 9,67 64 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 51 23 43,33 58 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAaDacaaADBdc 

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK CBCDdbddbabCaDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCABdaCDBCcDCdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABAdDC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDcBCAaBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDaDCDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 3 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EMİR YAZICI 546 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,890 258,570 8 45 92 141 365

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 7 5,67 38 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 56 19 49,67 66 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE ABddDABCaDcaACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK AcCCDaCcBDADCBC

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ *dCDbCcDaDCdACc

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCDdABABaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCAaBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDBDCAa

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 3 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ÖYKÜ YÜCEL 548 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,335 258,570 17 89 163 293 683

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 5 6,33 42 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 7 5,67 38 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 49 24 41,00 55 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAbDbDCBbDddBA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK bBCDdDd CB CaDc

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DCAdCDdDBbccacC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCaBABcdDd
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBbdDCDaA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 1 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÖNGE 549 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,998 258,570 16 86 155 282 664

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 4 5 2,33 16 6,56 3,70 2,56

Fen 15 8 4 6,67 44 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 48 17 42,33 56 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCACbbDCBADcABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK bBCD  a   bCac 

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ  CAdCD DBb DdBb

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABbADC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACdD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ddBc DCDBA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA KURTULUŞ 550 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,870 258,570 3 20 36 57 163

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,56 3,70 2,56

Fen 15 9 6 7,00 47 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 62 13 57,67 77 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE ABdcDABCaDDbACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK ADCCDBCddDADCBC

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ dddDcCBcCDdBACD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCDdABABDCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBCACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBDBDCAB

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 3 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA CAN 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,390 258,570 2 19 34 52 149

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 0 8,00 53 6,56 3,70 2,56

Fen 15 12 3 11,00 73 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 57 11 53,33 71 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCACDDDaBADBABA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK  BCD D  CB C D 

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ aCABCDCDBCcDCdC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDdAdbADa
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCACBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBDaDbDBc

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 0 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YONCALIK 407 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,859 258,570 9 55 106 168 444

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,56 3,70 2,56

Fen 15 10 5 8,33 56 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 54 21 47,00 63 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE CCAacbaCBADcdBA

Cevap Anh. B CCACDDDCBADBABA

MATEMATİK aBCDADcddBDCaDA

Cevap Anh. B CBCDADBBCBDCCDA

FEN BİLİMLERİ DadcdDdDBCADCBC

Cevap Anh. B DCABCDCDBCADCBC

SOSYAL BİLGİLERCCDBABAdDC
Cevap Anh. B CCDBABAADC

DİN KÜLTÜRÜ ADDABCAdBD

Cevap Anh. B ADDABCACBD

İNGİLİZCE ACBbBDaDdA

Cevap Anh. B ACBDBDCDBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 2 1 67
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA 559 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,584 258,570 27 160 302 584 1195

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 5 5 3,33 22 6,56 3,70 2,56

Fen 15 7 8 4,33 29 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 42 28 32,67 44 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBAdaABaDDbCACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK dD C  Cad  DCad

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CddccbBaCDCdAbD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERaDAbBABDdC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DaCACcADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE dAcBcBDbAd

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 1 0 33
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 2 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 5.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 558 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,712 258,570 14 78 143 251 598

Puanı Hesaplanan: 429 1019 4117 6334

Katılımlar: 32 429 1020 4125 6342

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,40 4,52 3,16

Matematik 15 8 3 7,00 47 6,56 3,70 2,56

Fen 15 10 3 9,00 60 7,12 4,61 3,04

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,77 3,69 2,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,19 5,53 3,88

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,31 3,27 1,76

Toplam: 75 49 18 43,00 57 41,35 25,32 16,50

TÜRKÇE bBdBDAdCaa bACC

Cevap Anh. A ABABDABCDDDCACC

MATEMATİK  D CDBd B cDCBb

Cevap Anh. A ADCCDBCBBDADCBC

FEN BİLİMLERİ CB DdCBD DdBcCD

Cevap Anh. A CBCDACBDCDCBACD

SOSYAL BİLGİLERCDAbBAaaCC
Cevap Anh. A CDAABABDCC

DİN KÜLTÜRÜ DBaACBADDA

Cevap Anh. A DBCACBADDA

İNGİLİZCE CADBD DCdd

Cevap Anh. A CADBDBDCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.3 0 2 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 2 1 1 50
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70


