
6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME377 879 3953 5738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 5 8 2,11 6 8 2,98 4 5 2,39 5 4 3,60 4 5 2,07 30 37 18,08 266,280

Okul Ortalaması 8 6 6,52 7 6 4,91 7 6 4,84 5 4 3,86 6 3 5,29 6 3 4,85 40 28 30,27 311,670

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 753 ABDULLAH YAĞCI 6E 12 3 11,00 14 1 13,67 11 3 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 64 9 61,01 436,398 1 27 31 42 108
% 1,88

2 128 ZEYNEP AKC AYOL 6E 12 3 11,00 13 0 13,00 11 4 9,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 63 9 60,01 431,738 2 29 34 47 126
% 2,20

3 849 ARDA BEDİR 6E 11 3 10,00 12 1 11,67 12 1 11,67 9 1 8,67 5 4 3,67 10 0 10,00 59 10 55,68 419,247 3 37 45 62 178
% 3,10

4 1408 EYLÜL YILMAZ 6E 11 4 9,67 14 0 14,00 10 4 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 60 12 56,00 417,914 4 38 47 66 183
% 3,19

5 923 BİLGİN  U ORMAN 6E 10 4 8,67 12 1 11,67 13 2 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 55 17 49,33 404,718 5 56 75 105 255
% 4,44

6 1964 MELİS ÖZTÜRK 6E 11 3 10,00 9 4 7,67 10 4 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 57 14 52,34 391,974 6 70 93 148 335
% 5,84

7 443 NECMETTİN ALİ YAVUZ6E 10 5 8,33 11 3 10,00 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 57 16 51,66 391,496 7 72 95 150 339
% 5,91

8 993 BEREN DEMİR 6E 11 4 9,67 11 0 11,00 9 4 7,67 6 3 5,00 9 0 9,00 6 4 4,67 52 15 47,01 387,921 8 76 105 166 361
% 6,29

9 415 ELİF BALKA N 6E 8 7 5,67 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 52 23 44,34 370,297 9 101 145 251 524
% 9,13

10 421 MERYEMNAZD EMİRYÜREK6E 12 3 11,00 8 7 5,67 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 52 23 44,34 365,632 10 104 151 271 557
% 9,71

11 1976 MİNA BAŞER 6E 11 3 10,00 10 1 9,67 5 7 2,67 7 2 6,33 9 1 8,67 8 1 7,67 50 15 45,01 364,236 11 107 156 278 571
% 9,95

12 906 BEREN KOCADEREL 6E 10 5 8,33 10 2 9,33 10 4 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 8 2 7,33 47 23 39,33 362,834 12 108 158 284 581
% 10

13 2130 ELİF ERDOĞAN 6E 12 3 11,00 9 0 9,00 4 5 2,33 9 0 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 47 14 42,33 359,189 13 111 165 305 622
% 11

14 500 BEYZA NUR SEVİNÇHAN6E 10 5 8,33 6 9 3,00 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 54 21 46,99 357,746 14 114 170 317 641
% 11

15 398 MOUTAZ DAB JAN 6E 9 5 7,33 9 5 7,33 9 4 7,67 4 5 2,33 8 1 7,67 10 0 10,00 49 20 42,33 356,761 15 117 175 325 653
% 11

16 2022 ÖYKÜ TEMEL 6E 11 2 10,33 6 3 5,00 7 1 6,67 4 5 2,33 8 0 8,00 9 1 8,67 45 12 41,00 353,750 16 121 188 352 702
% 12

17 1643 HALİL KÜÇÜKCIĞA 6E 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 47 28 37,67 352,725 17 124 194 363 718
% 13

18 449 MEYRA ŞEN 6E 12 3 11,00 8 0 8,00 6 5 4,33 6 2 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 44 18 37,99 351,387 18 127 197 373 736
% 13

19 0 ALİ SALİM 6E 12 3 11,00 11 0 11,00 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 6 1,00 43 27 34,00 350,431 19 129 201 383 752
% 13

20 976 ECRİN AYDIN 6E 10 2 9,33 6 5 4,33 9 5 7,33 4 6 2,00 7 2 6,33 9 1 8,67 45 21 37,99 343,450 20 140 218 428 836
% 15

21 2100 ZAFER EMİR SOYSAL 6E 11 4 9,67 6 8 3,33 8 3 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 45 25 36,66 338,030 21 148 235 476 908
% 16

22 1578 FATİH YETİŞ 6E 11 4 9,67 8 7 5,67 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 46 29 36,34 336,786 22 150 240 484 924
% 16

23 2120 ZÜLAL ŞANCI 6E 12 3 11,00 4 10 0,67 8 6 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 0 9,00 47 25 38,67 334,587 23 156 249 509 963
% 17

24 2424 EKİN YERLİ 6E 11 2 10,33 6 3 5,00 6 5 4,33 4 4 2,67 7 1 6,67 6 1 5,67 40 16 34,67 333,370 24 157 251 515 975
% 17

25 426 KADİREYMEN YUMAK 6E 8 7 5,67 6 6 4,00 12 1 11,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 42 28 32,67 332,748 25 159 254 521 985
% 17

26 771 ADA BALIM 6E 11 4 9,67 5 9 2,00 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 44 30 33,99 319,764 26 178 294 639 1160
% 20

27 1050 ELİF ŞAVK 6E 10 4 8,67 6 6 4,00 6 8 3,33 5 2 4,33 5 2 4,33 6 3 5,00 38 25 29,66 310,259 27 191 322 740 1312
% 23

28 2003 NERGİZ ALTUN AŞ 6E 11 3 10,00 3 3 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 3 2,00 36 20 29,33 308,621 28 194 330 758 1342
% 23

29 412 KUZEY EMİR ÇAKIR 6E 9 3 8,00 4 5 2,33 5 2 4,33 5 4 3,67 6 1 5,67 6 2 5,33 35 17 29,33 305,290 29 201 345 812 1420
% 25

30 629 DERİN ECE KÜÇÜK 6E 11 3 10,00 3 10 -0,33 7 6 5,00 6 2 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 38 30 28,00 302,712 30 206 355 843 1465
% 26

31 959 ÇINAR YAŞAR 6E 10 5 8,33 6 6 4,00 4 8 1,33 6 2 5,33 7 2 6,33 2 6 0,00 35 29 25,32 295,377 31 218 386 951 1620
% 28

32 883 BARAN FIRAT 6E 9 6 7,00 2 10 -1,33 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 37 35 25,34 290,406 32 226 407 1036 1743
% 30

33 2032 RAMAZAN TUNALI 6E 9 6 7,00 5 7 2,67 4 11 0,33 3 7 0,67 3 3 2,00 9 1 8,67 33 35 21,34 271,985 33 245 480 1366 2210
% 39



6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME377 879 3953 5738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 5 8 2,11 6 8 2,98 4 5 2,39 5 4 3,60 4 5 2,07 30 37 18,08 266,280

Okul Ortalaması 8 6 6,52 7 6 4,91 7 6 4,84 5 4 3,86 6 3 5,29 6 3 4,85 40 28 30,27 311,670

SINIF: 6E

KATILIMLAR

34 2090 YİĞİT ÇINA R GÜLEN 6E 6 7 3,67 4 6 2,00 7 5 5,33 2 6 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 28 35 16,34 263,939 34 256 525 1550 2466
% 43

35 2113 ZEYNEP ADA TEKE 6E 8 6 6,00 4 10 0,67 4 11 0,33 3 6 1,00 3 5 1,33 9 1 8,67 31 39 18,00 254,845 35 265 556 1770 2779
% 48

36 1828 KEREM AKTAŞ 6E 8 6 6,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 27 47 11,34 239,297 36 295 628 2208 3390
% 59

37 1047 ELİF NAZ ARISOY 6E 5 7 2,67 4 5 2,33 4 7 1,67 3 3 2,00 3 4 1,67 0 3 -1,00 19 29 9,34 236,927 37 297 637 2266 3471
% 60

38 940 CEREN KOCA DERELİ 6E 6 8 3,33 6 7 3,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 22 50 5,34 233,728 38 303 651 2364 3600
% 63
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YAĞCI 753 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,398 266,280 1 27 31 42 108

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 14 1 13,67 91 5,95 4,91 2,11

Fen 15 11 3 10,00 67 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 64 9 61,00 81 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCABCBcCDCBDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK aADBBCACDBBACCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAAa DBdDBAACD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcACDCBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDC CACBBc

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 0 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BALIM 771 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,764 266,280 26 178 294 639 1160

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 5 9 2,00 13 5,95 4,91 2,11

Fen 15 7 8 4,33 29 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 44 30 34,00 45 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE caBCDCbBCcACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK aCdb BBaadCaDdb

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcdbcDdBDcBcdAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDAabBacCbB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCdCACbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACbDACBbBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SALİM 0 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,431 266,280 19 129 201 383 752

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 11 0 11,00 73 5,95 4,91 2,11

Fen 15 6 9 3,00 20 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 43 27 34,00 45 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCABCBDCDaBDc

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCACDB A   

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ acAAaBDcbcacAbD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERadCcbBDacD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCcCbCBaD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBcdda bAc

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BEDİR 849 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,247 266,280 3 37 45 62 178

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 12 1 11,67 78 5,95 4,91 2,11

Fen 15 12 1 11,67 78 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 59 10 55,67 74 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBCDCbBC ACDbd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CdABBBDCA BDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ A  ABDCBDDaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBDBCDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DdBCbCcCb 

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN FIRAT 883 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,406 266,280 32 226 407 1036 1743

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 5,95 4,91 2,11

Fen 15 9 6 7,00 47 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 37 35 25,33 34 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AbaCABCBcdDaBDd

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK Dcc B dac dcdaa

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAADaDBCcBbAac

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcACDCBcBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ cbCAdbCBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE adaCbaAaAb

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN DEMİR 993 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,921 266,280 8 76 105 166 361

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 11 0 11,00 73 5,95 4,91 2,11

Fen 15 9 4 7,67 51 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 52 15 47,00 63 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCdBCBcCDCBDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCACD  A C 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ acAAaBDBaDBAA  

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBbCDdaD AD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCAC CBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CdcbCbACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN KOCADEREL 906 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,834 266,280 12 108 158 284 581

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,95 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 47 23 39,33 52 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCdaCBcCcCBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDB CAaDB ACC 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAAaaDBCDaAcC 

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBbbaCccaAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DbCdC dBBa

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCbbCAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR SEVİNÇHAN 500 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,746 266,280 14 114 170 317 641

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,95 4,91 2,11

Fen 15 10 5 8,33 56 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 54 21 47,00 63 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCABCBcCDCaca

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK aADacbdCDBcbdCb

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAdbaDBaDBAACa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDCBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ cDCACdCBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİN  U ORMAN 923 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,718 266,280 5 56 75 105 255

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 12 1 11,67 78 5,95 4,91 2,11

Fen 15 13 2 12,33 82 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 55 17 49,33 66 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBCDCaBCBbCD c

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCABB aCACBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCbBDCBDDBAdAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBbabDCAd
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DaBCdCcCDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACbDAaBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KOCA DERELİ 940 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,728 266,280 38 303 651 2364 3600

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,95 4,91 2,11

Fen 15 5 10 1,67 11 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 22 50 5,33 7 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBCD bBacdacbd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  Cbc BBabdCBDcb

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcCccbdcDaaACbd

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbcaadbdca
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ aacdbbdCca

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bbacAdddBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YAŞAR 959 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,377 266,280 31 218 386 951 1620

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,95 4,91 2,11

Fen 15 4 8 1,33 9 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 35 29 25,33 34 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCABCBcCbaaDc

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK adDBB  CbBdc Ca

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ dBbb dbBbDB  bb

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLER ACDbBD cD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DbCACbCBB 

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE ac bCbc Ab

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ECE KÜÇÜK 629 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,712 266,280 30 206 355 843 1465

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 5,95 4,91 2,11

Fen 15 7 6 5,00 33 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 38 30 28,00 37 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCAdCBcCDCBD 

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK ccDBBbbaccd ba 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ bBAA cDaCcBd dD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDb D bD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ cbCACdbBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE daaCCbACAc

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYDIN 976 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,450 266,280 20 140 218 428 836

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 5 4,33 29 5,95 4,91 2,11

Fen 15 9 5 7,33 49 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 45 21 38,00 51 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE A DCAdCB CDCBa 

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDB    aBcAbCc

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CdAAaBDd DBcACc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcdCDaBbacD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DbCACACa D

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAc

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN YERLİ 2424 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,370 266,280 24 157 251 515 975

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 3 5,00 33 5,95 4,91 2,11

Fen 15 6 5 4,33 29 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 40 16 34,67 46 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDB DCDBCdACD A

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  C d BB Cd cD D

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ Aad BDa  b AaAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDcab  DCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBB  CACbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDc C C C

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BALKA N 415 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,297 266,280 9 101 145 251 524

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,95 4,91 2,11

Fen 15 12 3 11,00 73 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 52 23 44,33 59 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBdcCaBCBdCaAd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK aCdAcBBDbACBDdD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCbBDCBDacACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDAcDBCcCcB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCcCACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE cCDbAdaCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERDOĞAN 2130 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,189 266,280 13 111 165 305 622

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 9 0 9,00 60 5,95 4,91 2,11

Fen 15 4 5 2,33 16 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 47 14 42,33 56 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDCcBCdACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  C A B DC C DAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ    bdD  cca CAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDB DCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBbACACDc

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE AabDAa CcC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ARISOY 1047 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,927 266,280 37 297 637 2266 3471

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 4 5 2,33 16 5,95 4,91 2,11

Fen 15 4 7 1,67 11 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 3 3 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 19 29 9,33 12 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE Acba  CBbCDba a

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdD  b  a aA Ca

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ dBAdb DcC  c bc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLER bdDC Da  
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ  cCdCdbB  

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE a   b   d 

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAVK 1050 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,259 266,280 27 191 322 740 1312

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,95 4,91 2,11

Fen 15 6 8 3,33 22 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 38 25 29,67 40 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AcDCAa BDCDCaDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DbDB C  DBadbac

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAc dDaCDacdbD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERccCD  D AD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DbCcC CB  

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CaB CDcdAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILMAZ 1408 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,914 266,280 4 38 47 66 183

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 14 0 14,00 93 5,95 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 60 12 56,00 75 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDdCDCcBCdACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCCABBBDCA BDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCbBDaBDa AbAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBDBCDCAd
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBC CACbc

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YETİŞ 1578 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,786 266,280 22 150 240 484 924

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,95 4,91 2,11

Fen 15 7 8 4,33 29 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 46 29 36,33 48 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBaDCcBCcAaDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCbAdcBcaACabAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADabcDaBacdAbAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBcaCDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACdCab

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bCDbAdaCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL KÜÇÜKCIĞA 1643 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,725 266,280 17 124 194 363 718

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,95 4,91 2,11

Fen 15 8 7 5,67 38 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 47 28 37,67 50 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDCDBCddCaAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DaCAcBBDabCBDcD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcabBDaBDbaAdAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABbabDCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCcCbCDc

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE cCDbAadCaC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİREYMEN YUMAK 426 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,748 266,280 25 159 254 521 985

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,95 4,91 2,11

Fen 15 12 1 11,67 78 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 42 28 32,67 44 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBbDCcBCacCaAd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCbcBBcd C Ddb

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCABDa D BACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbcDdCaCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ aBBCbCdCbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bCbDbddCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKTAŞ 1828 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,297 266,280 36 295 628 2208 3390

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,95 4,91 2,11

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 27 47 11,33 15 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDC BbaAaDdd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK aCabdaBDacbdcAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADacabbcacabdbd

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbcbaCDCda
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ acBCACACbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE cabbdadCad

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EMİR ÇAKIR 412 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,290 266,280 29 201 345 812 1420

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 4 5 2,33 16 5,95 4,91 2,11

Fen 15 5 2 4,33 29 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 35 17 29,33 39 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE dDBCaC BC ACD c

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  aCA  cbC b a D

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ A C  a  b  A AB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDAdDBbcC c
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBC C C b

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACaDA  CaC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 0 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÖZTÜRK 1964 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,974 266,280 6 70 93 148 335

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,95 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 57 14 52,33 70 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE A DCABaBcCDCaDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdaBdaACDBBA C 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAAaB BCDBbACc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBcCcCBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAb

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMNAZD EMİRYÜREK 421 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,632 266,280 10 104 151 271 557

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,95 4,91 2,11

Fen 15 9 6 7,00 47 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 52 23 44,33 59 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cADCAdCBDCDCBaB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK bcDBBCdbaBBAbCa

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAAaaDcaDBcACc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcACcaBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCdCdCcBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBaCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEYRA ŞEN 449 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,387 266,280 18 127 197 373 736

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 8 0 8,00 53 5,95 4,91 2,11

Fen 15 6 5 4,33 29 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 44 18 38,00 51 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDCaBCcACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  C ABBB  A BD  

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcCdBDa bc  CA 

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDA D bcCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ aBBddCACbb

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACbaACaCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA BAŞER 1976 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,236 266,280 11 107 156 278 571

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 10 1 9,67 64 5,95 4,91 2,11

Fen 15 5 7 2,67 18 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 50 15 45,00 60 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AAaCA CBcCDCBDc

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDBBCAC B A C 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ a AAaB BaDab ba

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACcCBD bD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DcCACACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCbACA 

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MOUTAZ DAB JAN 398 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,761 266,280 15 117 175 325 653

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,95 4,91 2,11

Fen 15 9 4 7,67 51 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 49 20 42,33 56 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cbDCcdCBDCDCaD 

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DcDBaCACcBcA aD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAAaBDBa  bACc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcbCcC cBcD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACA BdD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NECMETTİN ALİ YAVUZ 443 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,496 266,280 7 72 95 150 339

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,95 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 57 16 51,67 69 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDCcBCdACDbc

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCdABBBDC aBDdD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADdbBDaBDD AaAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDBCDCbc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBaACACbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ ALTUN AŞ 2003 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,621 266,280 28 194 330 758 1342

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 3 3 2,00 13 5,95 4,91 2,11

Fen 15 5 5 3,33 22 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 36 20 29,33 39 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBdcCDBCBACa A

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  aCb B a     A 

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ  Dbb D B c AdAa

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDcabBCDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBbACcCcD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE  Cbcd  C C

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TEMEL 2022 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,750 266,280 16 121 188 352 702

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 3 5,00 33 5,95 4,91 2,11

Fen 15 7 1 6,67 44 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 45 12 41,00 55 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE A DCAdCB CDCBDc

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDB  A aB b C 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ  BAAaBD  DB    

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERccCcb DBbD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACA B D

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAc

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TUNALI 2032 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,985 266,280 33 245 480 1366 2210

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 5 7 2,67 18 5,95 4,91 2,11

Fen 15 4 11 0,33 2 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 33 35 21,33 28 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE AAaCbdCBDaDaBcB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdD   bCbdBAbac

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ acAbaBcdbDacAdb

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERaACcbaccbD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ caCACc    

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDdCAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÇINA R GÜLEN 2090 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,939 266,280 34 256 525 1550 2466

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 4 6 2,00 13 5,95 4,91 2,11

Fen 15 7 5 5,33 36 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 28 35 16,33 22 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BaaCDCbaCdbC  d

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK bC da    dCBDbc

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ cDb  D cDDBACbc

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDb bB cbda
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ cdcbACdbDc

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDAdaacC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER EMİR SOYSAL 2100 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,030 266,280 21 148 235 476 908

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,95 4,91 2,11

Fen 15 8 3 7,00 47 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 45 25 36,67 49 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE cADCdBCBcCDaBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDBBCdaaBcbbb 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ dBAA B BCb dAC 

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACcaabd*D
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCcCACaBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBdCCbACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA TEKE 2113 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,845 266,280 35 265 556 1770 2779

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,95 4,91 2,11

Fen 15 4 11 0,33 2 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 31 39 18,00 24 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE ddaCAdCBcaDCBD 

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK bbDBBbbdDdccad 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBbAaBaBdacbcdc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLER AacbcbBAc
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ caCAC bdd 

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDdCAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKC AYOL 128 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,738 266,280 2 29 34 47 126

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 13 0 13,00 87 5,95 4,91 2,11

Fen 15 11 4 9,67 64 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 63 9 60,00 80 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBCDCcBCBACDcA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCA BBDCACBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCABDaBDaBdaAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDBCDCcB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBC CACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCdC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL ŞANCI 2120 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,587 266,280 23 156 249 509 963

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 38 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,63 6,52 4,93

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,95 4,91 2,11

Fen 15 8 6 6,00 40 5,82 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,75 5,29 3,60

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,85 4,85 2,07

Toplam: 75 47 25 38,67 52 36,53 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBCDCcBCdACDcA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CbcBdBDacadaca

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcdABDd DaaAaAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDAaDadDbAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACcCbD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE AC DACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90




