
6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME377 879 3953 5738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 5 8 2,11 6 8 2,98 4 5 2,39 5 4 3,60 4 5 2,07 30 37 18,08 266,280

Okul Ortalaması 8 6 6,52 7 6 4,91 7 6 4,84 5 4 3,86 6 3 5,29 6 3 4,85 40 28 30,27 311,670

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 67 MİRAÇCELA ÇELİK 6D 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 71 4 69,67 475,201 1 3 5 6 13
% 0,23

2 520 TUNA SALCI 6D 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 71 4 69,67 471,396 2 4 7 10 19
% 0,33

3 357 FURKAN YİĞİT 6D 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 66 9 62,99 452,499 3 12 15 20 53
% 0,92

4 331 AZRANUR ÇİFTCİLER 6D 12 3 11,00 13 1 12,67 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 63 11 59,35 429,146 4 30 35 49 134
% 2,34

5 324 ALİ EMİR KATIRCI 6D 11 4 9,67 11 4 9,67 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 63 12 59,01 422,404 5 34 42 59 168
% 2,93

6 360 HARUN EMRE ÇETİN 6D 11 4 9,67 12 2 11,33 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 61 12 57,01 411,985 6 46 58 82 210
% 3,66

7 379 TUĞSEM AYVAZ 6D 11 3 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 59 13 54,67 411,589 7 49 61 85 213
% 3,71

8 383 YAĞIZ PALA 6D 11 3 10,00 7 5 5,33 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 58 13 53,67 401,902 8 59 79 115 276
% 4,81

9 371 NERGİZ KESKİN 6D 12 3 11,00 10 2 9,33 9 3 8,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 57 11 53,33 399,787 9 61 81 121 284
% 4,95

10 368 MAHMETHAN 6D 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 58 17 52,34 399,143 10 62 82 122 289
% 5,04

11 385 VİĞİT ALİ GEMİCİBAŞ 6D 9 6 7,00 13 2 12,33 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 59 16 53,66 398,572 11 66 87 128 296
% 5,16

12 364 İLHAN CA N ÇOBANCIK6D 11 3 10,00 11 4 9,67 10 5 8,33 7 1 6,67 7 1 6,67 10 0 10,00 56 14 51,34 394,123 12 68 90 142 322
% 5,61

13 139 HASAN GÜLER 6D 10 5 8,33 10 2 9,33 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 56 16 50,66 389,927 13 75 101 159 350
% 6,10

14 362 HİRANUR SAYLIK 6D 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 55 20 48,34 385,346 14 80 109 179 385
% 6,71

15 372 ÖMER FARUK ŞEREF 6D 8 7 5,67 13 1 12,67 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 56 17 50,33 384,226 15 83 112 186 396
% 6,90

16 327 AYAZ ALİ B İLEN 6D 13 2 12,33 6 6 4,00 11 2 10,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 2 6,33 53 16 47,66 383,732 16 85 116 192 406
% 7,08

17 352 EMİR ÇOLAK 6D 10 4 8,67 11 3 10,00 10 5 8,33 5 4 3,67 6 3 5,00 10 0 10,00 52 19 45,67 378,290 17 91 126 212 453
% 7,89

18 564 ELİF EYLÜL ÇAKIR 6D 9 5 7,33 10 3 9,00 9 4 7,67 6 2 5,33 9 1 8,67 4 1 3,67 47 16 41,67 362,352 18 109 159 286 587
% 10

19 2430 UTKU KAHRAMAN 6D 10 5 8,33 9 2 8,33 8 4 6,67 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 48 19 41,67 358,375 19 112 166 311 634
% 11

20 338 EDA MERT 6D 9 3 8,00 11 1 10,67 7 5 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 1 7,67 46 19 39,67 357,025 20 115 172 321 649
% 11

21 376 REMZİYE DERE 6D 8 7 5,67 9 3 8,00 10 4 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 48 23 40,34 352,882 21 123 193 360 714
% 12

22 340 ELİF HEPKOŞAR 6D 10 5 8,33 6 5 4,33 12 2 11,33 5 4 3,67 4 5 2,33 9 1 8,67 46 22 38,66 352,710 22 125 195 364 719
% 13

23 0 ELİF YILDIRIM 6D 10 3 9,00 10 4 8,67 3 11 -0,67 5 4 3,67 9 1 8,67 10 0 10,00 47 23 39,34 334,838 23 155 247 503 957
% 17

24 90 SETANE TOPAL 6D 9 6 7,00 7 3 6,00 7 6 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 43 25 34,67 326,744 24 165 267 572 1062
% 19

25 387 TSİLA VARLI 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 6 8 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 44 25 35,66 324,755 25 168 272 589 1086
% 19

26 313 DENİZ SONGÜL 6D 6 8 3,33 8 2 7,33 7 4 5,67 5 2 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 42 20 35,33 322,023 26 172 285 613 1122
% 20

27 120 BERAT TÜKEL 6D 7 6 5,00 8 4 6,67 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 40 30 30,00 315,336 27 186 308 687 1233
% 21

28 328 AYLİN KAYIŞ 6D 4 7 1,67 7 3 6,00 10 3 9,00 1 7 -1,33 5 2 4,33 7 3 6,00 34 25 25,67 302,101 28 209 359 856 1482
% 26

29 391 ZE* EP KOLAT 6D 9 4 7,67 4 8 1,33 9 5 7,33 4 3 3,00 5 5 3,33 4 5 2,33 35 30 24,99 301,010 29 212 363 867 1499
% 26

30 332 BAHRİ EFE MAKSUTOĞL6D 8 5 6,33 1 11 -2,67 7 5 5,33 5 4 3,67 5 3 4,00 10 0 10,00 36 28 26,66 279,371 30 236 453 1213 2005
% 35

31 330 AZRA AYŞE KORTAL 6D 9 6 7,00 6 7 3,67 5 9 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 31 40 17,67 274,047 31 242 474 1327 2159
% 38

32 366 MASAL İREM KAHRAMAN6D 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 37 38 24,34 273,279 32 243 477 1339 2176
% 38

33 378 SELEHATTİN YİĞİT 6D 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 32 43 17,66 255,543 33 263 554 1759 2764
% 48



6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME377 879 3953 5738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 5 8 2,11 6 8 2,98 4 5 2,39 5 4 3,60 4 5 2,07 30 37 18,08 266,280

Okul Ortalaması 8 6 6,52 7 6 4,91 7 6 4,84 5 4 3,86 6 3 5,29 6 3 4,85 40 28 30,27 311,670

SINIF: 6D

KATILIMLAR

34 359 HAMZA    K ABİK 6D 8 6 6,00 3 10 -0,33 5 9 2,00 4 5 2,33 5 5 3,33 0 7 -2,33 25 42 11,00 244,806 34 281 597 2039 3156
% 55
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR KATIRCI 324 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,404 266,280 5 34 42 59 168

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,74 4,91 2,11

Fen 15 13 2 12,33 82 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 63 12 59,00 79 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cDaaDCcBCBACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK cCaABBBaCACBcAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AaaABDCBDDBACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDBCDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACACaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDbACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ ALİ B İLEN 327 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,732 266,280 16 85 116 192 406

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 6 6 4,00 27 7,74 4,91 2,11

Fen 15 11 2 10,33 69 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 53 16 47,67 64 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCAdCBbCDCBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK bAcB  A bBdAdCa

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ  BAAc DBCDBAACc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcACbaBDBbD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCbA dD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KAYIŞ 328 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,101 266,280 28 209 359 856 1482

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 7 3 6,00 40 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 3 9,00 60 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 1 7 -1,33 -13 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 34 25 25,67 34 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE aD a CbBCd dab 

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  C ABBBD b c cD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ c CABDbB DaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERab b abCbd
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ D BC a CDa

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE AabDACaCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AYŞE KORTAL 330 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,047 266,280 31 242 474 1327 2159

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 6 7 3,67 24 7,74 4,91 2,11

Fen 15 5 9 2,00 13 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 31 40 17,67 24 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE aaBdbCDBCcACDdA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK adCbcBBD  aBDda

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ bDdcBDacb dACbd

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERbc DdbaCAd
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ cBcaddACDb

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bCbcAbaCcC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR ÇİFTCİLER 331 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,146 266,280 4 30 35 49 134

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 13 1 12,67 84 7,74 4,91 2,11

Fen 15 11 4 9,67 64 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 63 11 59,33 79 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCcdCBDCDaBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDBBCACDB ACCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAAcBDBCDBAAdc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDCBDcAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACcCBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CcBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİ EFE MAKSUTOĞL 332 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,371 266,280 30 236 453 1213 2005

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 7,74 4,91 2,11

Fen 15 7 5 5,33 36 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 36 28 26,67 36 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AcbCAdCB CDd Da

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK bcaBa dacd  abb

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ  c ADdDBCb AdCa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBdCbC bcAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DaCdd CBB 

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TÜKEL 120 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,336 266,280 27 186 308 687 1233

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 8 4 6,67 44 7,74 4,91 2,11

Fen 15 8 7 5,67 38 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 40 30 30,00 40 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE aDabDCaBCB Cab 

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CbA BBDCA dadD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ cbabBDbBDcaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDabcCcc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DcBbAdACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bCbDAdBCad

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SONGÜL 313 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,023 266,280 26 172 285 613 1122

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 8 2 7,33 49 7,74 4,91 2,11

Fen 15 7 4 5,67 38 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 42 20 35,33 47 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE d bdccCBaCDaBDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DAD  C CDBcAd  

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CB Aa  BaDcbAC 

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLER  CaC DcAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DaCACbCBdD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCbACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 0 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA MERT 338 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,025 266,280 20 115 172 321 649

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 11 1 10,67 71 7,74 4,91 2,11

Fen 15 7 5 5,33 36 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 46 19 39,67 53 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cDB DCa Ca CDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCdA BBDC  BDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ d Cb DaBDa cCAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbdDcbDCcd
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBadCdCDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE  CDDACaCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇAKIR 564 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,352 266,280 18 109 159 286 587

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 10 3 9,00 60 7,74 4,91 2,11

Fen 15 9 4 7,67 51 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 4 1 3,67 37 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 47 16 41,67 56 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE a BCDCaBCdbdDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCABBBDCdC acD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ  DCbBDaBDc AbAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDb D CDCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCbCACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE   a A  CBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HEPKOŞAR 340 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,710 266,280 22 125 195 364 719

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 6 5 4,33 29 7,74 4,91 2,11

Fen 15 12 2 11,33 76 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 46 22 38,67 52 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AAaCAdCBaCDaBDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DAc  aAbDB b Ca

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ bBAAaBDB DBAACD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcdCDa DBbD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ aaCcC bBaD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCaDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIRIM 0 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,838 266,280 23 155 247 503 957

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,74 4,91 2,11

Fen 15 3 11 -0,67 -4 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 47 23 39,33 52 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE  DBdDCcBCdA DAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCdA adDaACBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ dcabBD *Dadcaba

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbdDB DCcc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACACaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÇOLAK 352 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,290 266,280 17 91 126 212 453

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 5 8,33 56 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 52 19 45,67 61 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BDadDC BCcACDAc

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCABBBDCdaBaAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ dbacBDCBDDaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbaDBa CcB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ D BaACcCaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YİĞİT 357 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,499 266,280 3 12 15 20 53

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 15 0 15,00 100 7,74 4,91 2,11

Fen 15 12 3 11,00 73 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 66 9 63,00 84 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCbBCBcCDCBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCACDBBACCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ bBAADBDBaDBAcCD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDaBDdAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DaCcCACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA    K ABİK 359 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,806 266,280 34 281 597 2039 3156

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 7,74 4,91 2,11

Fen 15 5 9 2,00 13 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 25 42 11,00 15 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE  AbaAdCB*CDaBDd

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK Dba cacdaBaddC 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ  BbADabcdcBcbCa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBbd acDdAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ baCdCAbBdD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE bd a bcd a

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN EMRE ÇETİN 360 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,985 266,280 6 46 58 82 210

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 12 2 11,33 76 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 61 12 57,00 76 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBaDCcBCcACDcA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DaCA BBDdACBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ Ac bBDCBDcaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDBCDCcB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACbCDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜLER 139 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,927 266,280 13 75 101 159 350

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 10 2 9,33 62 7,74 4,91 2,11

Fen 15 11 4 9,67 64 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 56 16 50,67 68 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE dADCAdCBbCDbaDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DAD  a dDBBACCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAADcbBCDBAAaa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcACD*BDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ baCACACBBc

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SAYLIK 362 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,346 266,280 14 80 109 179 385

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,74 4,91 2,11

Fen 15 12 3 11,00 73 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 55 20 48,33 64 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cdDCAdCBcCDdBDd

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCACbBBAbba

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAADBDBaDBbAdD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERddCaCBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ cbCACdCBdD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN CA N ÇOBANCIK 364 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,123 266,280 12 68 90 142 322

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 5 8,33 56 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 56 14 51,33 68 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE bcDCABCBcCD BDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DdDBBCAdbBBAbCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ dBAADaDBaDBAbCc

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACD aDB D
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCAC aB D

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMETHAN 368 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,143 266,280 10 62 82 122 289

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,74 4,91 2,11

Fen 15 11 4 9,67 64 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 58 17 52,33 70 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE bADCABCBDCDbaba

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBaCACDBBAaCc

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CaAADaDBCDBAAaa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDbBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACcdcBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACdD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL İREM KAHRAMAN 366 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,279 266,280 32 243 477 1339 2176

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 4 11 0,33 2 7,74 4,91 2,11

Fen 15 8 7 5,67 38 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 37 38 24,33 32 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BDabaCaBCBcacbc

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK cdacBBaDbcdabdD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcCbBDaBDcabCAd

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbcDBdDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ bcadACbabD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDAdBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇCELA ÇELİK 67 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,201 266,280 1 3 5 6 13

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 15 0 15,00 100 7,74 4,91 2,11

Fen 15 14 1 13,67 91 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 71 4 69,67 93 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCAdCBcCDCBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCACDBBACCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAADBDBCcBAACD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDCBDBAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACACdBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ KESKİN 371 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,787 266,280 9 61 81 121 284

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 10 2 9,33 62 7,74 4,91 2,11

Fen 15 9 3 8,00 53 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 57 11 53,33 71 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BaBCDCcBCBACDcA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  a A BBDCACBDdD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ c CbBDaB D ACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDB cCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCdCACDb

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 0 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞEREF 372 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,226 266,280 15 83 112 186 396

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 13 1 12,67 84 7,74 4,91 2,11

Fen 15 9 5 7,33 49 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 56 17 50,33 67 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBdDCcBCdcCaAd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK  CCABBBDCAaBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AaCbBDaB aaACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDcBDBCcCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACdCaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE DERE 376 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,882 266,280 21 123 193 360 714

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 9 3 8,00 53 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 4 8,67 58 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 48 23 40,33 54 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE bADCcddBcCDCBaa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DcDBaCACDB  dC 

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAAa DBCDBbbCa

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERcdCcCBDBcD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCACcCcBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDdbAb

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEHATTİN YİĞİT 378 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,543 266,280 33 263 554 1759 2764

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 4 11 0,33 2 7,74 4,91 2,11

Fen 15 4 11 0,33 2 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 32 43 17,67 24 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE aDBbaCcBCaACadA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK caCABccDabadabc

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ baabBDCabDdcbba

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBDBaDCbc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCcCACaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE dCccAddadd

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SETANE TOPAL 90 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,744 266,280 24 165 267 572 1062

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 7 3 6,00 40 7,74 4,91 2,11

Fen 15 7 6 5,00 33 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 43 25 34,67 46 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBbDCcBCBAaacA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DaCABBBD  b   b

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AcC cDdBbcaA AB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbdDBCaCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCdCcCab

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE dCDbAaBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TSİLA VARLI 387 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,755 266,280 25 168 272 589 1086

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 6 4 4,67 31 7,74 4,91 2,11

Fen 15 6 8 3,33 22 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 44 25 35,67 48 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cADaAcCBcCcCBDB

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DAcBB  CbB da  

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ bBAAb DBabBddbb

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERaACaacDcAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DDCdCACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCdDACcD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 0 2 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM AYVAZ 379 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,589 266,280 7 49 61 85 213

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 12 2 11,33 76 7,74 4,91 2,11

Fen 15 11 4 9,67 64 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 59 13 54,67 73 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE AADCAdCBcCDdBD 

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK DADBBCAdDB AdCD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ aBAcDaDBCDBbACD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERaACD BDaAD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ DaCACACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBCCDbCAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SALCI 520 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,396 266,280 2 4 7 10 19

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,74 4,91 2,11

Fen 15 14 1 13,67 91 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 71 4 69,67 93 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBCDCDBCBACDAA

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK DCCABBBDCACdDdD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCABDCBDDBAaAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABDBCDCAB
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAHRAMAN 2430 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,375 266,280 19 112 166 311 634

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 9 2 8,33 56 7,74 4,91 2,11

Fen 15 8 4 6,67 44 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 48 19 41,67 56 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BDBaDCcBCdAaDAc

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK aC AcBBD  C DAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ AbCb DbB a ACAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBDBdcCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBa CACbc

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDaACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 1 1 50
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VİĞİT ALİ GEMİCİBAŞ 385 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,572 266,280 11 66 87 128 296

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,74 4,91 2,11

Fen 15 10 5 8,33 56 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 59 16 53,67 72 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE BDabDCcBCdACaAd

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK cCdABBBDCACBDAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCbcDaBDaBAdAB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDbBbBCDCAc
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBCACACDD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE ACDDACBCBC

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 6.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ PALA 383 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,902 266,280 8 59 79 115 276

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 7 5 5,33 36 7,74 4,91 2,11

Fen 15 14 1 13,67 91 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 58 13 53,67 72 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE  ADCAdCBDCDaBDa

Cevap Anh. B AADCABCBDCDCBDB

MATEMATİK D aBBa CbB AdaD

Cevap Anh. B DADBBCACDBBACCD

FEN BİLİMLERİ CBAAcBDBCDBAACD

Cevap Anh. B CBAADBDBCDBAACD

SOSYAL BİLGİLERBACDCBDBbD
Cevap Anh. B BACDCBDBAD

DİN KÜLTÜRÜ cbCACACBBD

Cevap Anh. B DDCACACBBD

İNGİLİZCE CBBaCDACAD

Cevap Anh. B CBBCCDACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE* EP KOLAT 391 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,010 266,280 29 212 363 867 1499

Puanı Hesaplanan: 376 878 3951 5736

Katılımlar: 34 377 879 3953 5738

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 8,08 6,52 4,93

Matematik 15 4 8 1,33 9 7,74 4,91 2,11

Fen 15 9 5 7,33 49 7,76 4,84 2,98

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 5,53 3,86 2,39

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,45 5,29 3,60

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,52 4,85 2,07

Toplam: 75 35 30 25,00 33 43,07 30,26 18,08

TÜRKÇE cDBbDCcBCd CD A

Cevap Anh. A BDBCDCDBCBACDAA

MATEMATİK bd daB bab BcAD

Cevap Anh. A DCCABBBDCACBDAD

FEN BİLİMLERİ ADCABDdcaD cCbB

Cevap Anh. A ADCABDCBDDBACAB

SOSYAL BİLGİLERDABa d Cb 
Cevap Anh. A DABDBCDCAB

DİN KÜLTÜRÜ DBBbAddbaD

Cevap Anh. A DBBCACACDD

İNGİLİZCE bbDcAdBb C

Cevap Anh. A ACDDACBCBC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.2 2 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40


