
7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 1295 METE KAAN KOÇ 7C 19 1 18,67 18 2 17,33 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 84 6 82,01 472,609 1 5 5 21 33
% 0,58

2 1194 ALİCAN EKSER 7C 17 3 16,00 20 0 20,00 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 80 10 76,67 459,254 2 6 6 38 73
% 1,29

3 1494 BEGÜM ALTUNTAŞ 7C 18 2 17,33 15 5 13,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 77 13 72,67 433,294 3 14 15 103 208
% 3,67

4 1249 NİSA SARI 7C 17 3 16,00 17 2 16,33 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 75 14 70,33 430,210 4 16 19 119 231
% 4,07

5 1262 NEVA AYDEM İR 7C 17 3 16,00 15 3 14,00 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 73 15 68,00 417,112 5 21 27 166 321
% 5,66

6 1200 BURAK AYAZ 7C 17 3 16,00 11 3 10,00 15 2 14,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 69 12 64,99 407,195 6 23 29 201 402
% 7,08

7 1191 AHMET CAN YILMAZ 7C 18 2 17,33 12 4 10,67 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 67 16 61,67 397,629 7 24 34 234 472
% 8,32

8 0 UMREHAN YILDIRIM 7C 13 5 11,33 14 2 13,33 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 68 15 62,99 395,044 8 25 35 242 495
% 8,72

9 1260 ALİ KEMAL VANLI 7C 14 5 12,33 14 2 13,33 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 65 19 58,65 390,939 9 27 38 257 527
% 9,29

10 1216 ESMA NUR KAYA 7C 13 7 10,67 16 3 15,00 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 68 20 61,34 388,548 10 31 42 267 553
% 9,75

11 1208 ELİN SHOJAEİ 7C 14 6 12,00 13 6 11,00 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 67 22 59,66 388,442 11 32 43 270 556
% 9,80

12 1214 ERKUT ŞEKER 7C 14 6 12,00 14 6 12,00 12 8 9,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 9 1 8,67 59 31 48,67 360,149 12 55 78 426 862
% 15

13 194 İLAYDA YILDIRIM 7C 13 6 11,00 12 3 11,00 11 7 8,67 6 3 5,00 7 2 6,33 8 0 8,00 57 21 50,00 357,531 13 59 86 447 901
% 16

14 1243 ÖMER ATLAS AYDEMİR7C 14 6 12,00 12 4 10,67 8 11 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 54 30 44,00 338,898 14 73 112 594 1171
% 21

15 1201 ÇEYLİN TUĞCU 7C 13 7 10,67 11 6 9,00 9 10 5,67 9 1 8,67 4 6 2,00 9 1 8,67 55 31 44,68 334,062 15 76 118 628 1233
% 22

16 1196 AZRA BEDİR 7C 16 4 14,67 13 7 10,67 6 10 2,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 51 35 39,34 333,689 16 77 119 632 1237
% 22

17 0 ALİ ABAY 7C 13 4 11,67 13 3 12,00 6 3 5,00 8 1 7,67 9 1 8,67 49 12 45,01 330,939 17 81 125 661 1287
% 23

18 1254 YAĞMUR BAŞARAN 7C 14 6 12,00 5 1 4,67 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 52 24 44,01 329,975 18 82 126 672 1312
% 23

19 1203 ÇAĞAN KARLI 7C 15 5 13,33 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 10 0 10,00 55 35 43,33 328,650 19 85 129 688 1342
% 24

20 1231 NEHİR ŞENTÜRK 7C 13 5 11,33 9 5 7,33 8 10 4,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 3 2,00 47 27 38,00 319,731 20 97 145 769 1485
% 26

21 620 EMRE YILDIRIM 7C 7 7 4,67 11 4 9,67 10 5 8,33 2 4 0,67 5 2 4,33 5 3 4,00 40 25 31,67 305,913 21 116 171 906 1719
% 30

22 265 ASUDE ZEYN EP ULAŞ 7C 11 6 9,00 7 4 5,67 6 7 3,67 7 2 6,33 8 2 7,33 3 3 2,00 42 24 34,00 300,588 22 122 180 963 1823
% 32

23 1259 ZEYNEP TAŞKIRAN 7C 13 6 11,00 3 7 0,67 7 7 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 46 27 37,01 298,793 23 123 186 984 1854
% 33

24 234 MERT ÖZ 7C 12 8 9,33 4 16 -1,33 7 11 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 44 41 30,33 276,276 24 151 240 1314 2408
% 42

25 1247 ÖMERKUZEY KÜÇÜK 7C 8 6 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 7 2 6,33 7 1 6,67 8 2 7,33 41 30 31,00 274,557 25 154 245 1339 2457
% 43

26 12050 ECE POLATCAN 7C 10 5 8,33 8 6 6,00 3 11 -0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 5 4 3,67 33 36 21,00 265,612 26 175 272 1479 2696
% 48

27 1261 HALE AĞCA 7C 6 5 4,33 7 2 6,33 2 2 1,33 5 2 4,33 2 2 1,33 3 1 2,67 25 14 20,32 259,786 27 185 285 1575 2856
% 50

28 1218 MELEK ÇELİK 7C 4 16 -1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 4 5 2,33 3 7 0,67 20 59 0,34 188,334 28 280 449 3298 5331
% 94



7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7C

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN YILMAZ 1191 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,629 276,850 7 24 34 234 472

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,11 4,09 3,45

Fen 20 12 5 10,33 52 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 67 16 61,67 69 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACDBBDADDDCBcCBc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dAcDC aDC C  bBABCBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcD CBcDBDCc dCADb C

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCaDdCbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BdADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 0 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ABAY 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,939 276,850 17 81 125 661 1287

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,56 7,78 7,05

Fen 20 13 3 12,00 60 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 49 12 45,00 50 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACcACD BbAaDDCB dB 

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

FEN BİLİMLERİ ca AC   BDbDCACADCBC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCd ACbaBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACB A

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCcDDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEMAL VANLI 1260 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,939 276,850 9 27 38 257 527

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 14 2 13,33 67 9,11 4,09 3,45

Fen 20 14 5 12,33 62 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 65 19 58,67 65 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BBadBCDDDA*BBDC bCAa

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CB BdBDAAC CD BCDD d

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CaCDdCACDB baAaCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBabCADdC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCdDBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBaBDDCd

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN EKSER 1194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,254 276,850 2 6 6 38 73

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,11 4,09 3,45

Fen 20 18 2 17,33 87 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 80 10 76,67 85 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE aACDdCDBBDADDDCBAaBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK CADDCBDDCACAADBABCBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDACBAaBDCDCACADCcC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERdBDACCDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDAdBac

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ZEYN EP ULAŞ 265 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,588 276,850 22 122 180 963 1823

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,11 4,09 3,45

Fen 20 6 7 3,67 18 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 42 24 34,00 38 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE  dd BCDDDcDBaDbA bAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK aBCddBDdAC     C    

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ aca ACbCbBDC   dd   

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERD BadCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCAaBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DB  baaD  

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BEDİR 1196 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,689 276,850 16 77 119 632 1237

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,11 4,09 3,45

Fen 20 6 10 2,67 13 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 51 35 39,33 44 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbbCDaBDcDDDCBACBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dADaCcDDacCcADBABaBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DccAdBcDB bc  d aCad

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACaDcBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AcaabACdbA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE cCAbbDBCad

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ALTUNTAŞ 1494 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,294 276,850 3 14 15 103 208

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,11 4,09 3,45

Fen 20 16 4 14,67 73 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 77 13 72,67 81 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BBCABCDDDADBBDCdDCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAbCACcDcCcDAd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ bBCDACACDBDCbABdADaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AYAZ 1200 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,195 276,850 6 23 29 201 402

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 11 3 10,00 50 9,11 4,09 3,45

Fen 20 15 2 14,33 72 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 69 12 65,00 72 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACDBBDAaDDCBcCBa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dADDC DDCA   DB  bBa

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcD CBADdDCDCACADC  

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDbCCDBBb
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBcACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KARLI 1203 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,650 276,850 19 85 129 688 1342

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 10 10 6,67 33 9,11 4,09 3,45

Fen 20 8 12 4,00 20 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 55 35 43,33 48 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CcCDACDBBDcDDDCBbdBc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK abDDCdDDCcbdAbBbcbBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ Dd*bCdbbBbbcCdCAaCBd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDaBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AcadcACBbc

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEYLİN TUĞCU 1201 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,062 276,850 15 76 118 628 1233

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,11 4,09 3,45

Fen 20 9 10 5,67 28 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 55 31 44,67 50 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CAbcbCDBBcADDDCBAbda

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK bcD CBDbCA dADBc aBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bacbdBAbBcdDCACbDC d

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AcadbACBbd

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCbB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE POLATCAN 12050 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,612 276,850 26 175 272 1479 2696

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 8 6 6,00 30 9,11 4,09 3,45

Fen 20 3 11 -0,67 -3 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 33 36 21,00 23 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CdCDbaD  acDDDCB  B 

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK CAaDdc b AC  ad BC C

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bBcAbddcaabc  bA    

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERdBDAdac  D
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAbdccdBa 

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BC DbbBCcd

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİN SHOJAEİ 1208 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,442 276,850 11 32 43 270 556

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,11 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 67 22 59,67 66 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CcCDdaDBBDADDDCBbaBa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dbDDC DbCACAADBbabBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcDbCBADBDCDCbCcDCcC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBbACbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE dCAaDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILDIRIM 620 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,913 276,850 21 116 171 906 1719

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,11 4,09 3,45

Fen 20 10 5 8,33 42 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 40 25 31,67 35 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE Cdd bbD B AD D dbdB 

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK bcDDC DbCACAA    aBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DdD CBdDBc bCbC DC  

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCB cbda   
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAa  d BCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE  bbDDDaC B

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT ŞEKER 1214 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,149 276,850 12 55 78 426 862

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,11 4,09 3,45

Fen 20 12 8 9,33 47 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 59 31 48,67 54 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE daCABCDDDcDBdDCAbdAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCadBcAcCbCDDBCDDdC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ bBaDAbbCDdDCDABCdccD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERbBBDCCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ cbaacbdadA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCd

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR KAYA 1216 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,548 276,850 10 31 42 267 553

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,11 4,09 3,45

Fen 20 12 7 9,67 48 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 68 20 61,33 68 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE cdadBCDDDAaBBDCbbCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCB BDAACACDaBCDDbd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcCDA AbaBDbDABdAbaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBabCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALE AĞCA 1261 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,786 276,850 27 185 285 1575 2856

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 7 2 6,33 32 9,11 4,09 3,45

Fen 20 2 2 1,33 7 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 3 1 2,67 27 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 25 14 20,33 23 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE  ad BCcDD  d D c   C

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK  BC  BD d A  D   D b

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ      db   D        D

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLER B abCAD C
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ c  C D a  

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBb C     

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YILDIRIM 194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,531 276,850 13 59 86 447 901

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,11 4,09 3,45

Fen 20 11 7 8,67 43 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 57 21 50,00 56 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbAbDBBbAD DCBcdBc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK C aDCBDb  CbADB  CBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ D cdCdAaBDbDCA cDCcC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDA bDBBa
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBbAC CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BC DDDBC B

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ÇELİK 1218 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,334 276,850 28 280 449 3298 5331

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 5 15 0,00 0 9,11 4,09 3,45

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 6,65 4,63 3,36

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 20 59 0,33 0 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE aBacaCbcabcBdcbccCbb

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK aBacABabAbcdcDabbbbb

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ aBacAbAbaBcdcda*bccc

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERaBB CCdbab
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

İNGİLİZCE cBadbdDaaA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZ 234 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,276 276,850 24 151 240 1314 2408

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 9,11 4,09 3,45

Fen 20 7 11 3,33 17 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 44 41 30,33 34 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE dBaABbDDacDBcDCdaCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bBCadBcAc*dbcccbabda

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ da  AbdCDBDCbdddcaaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ dCBCAbBDAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DB Bd  aCb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KAAN KOÇ 1295 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
472,609 276,850 1 5 5 21 33

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,11 4,09 3,45

Fen 20 19 1 18,67 93 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 84 6 82,00 91 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BBCABCDDaADBBDCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCcABDAACACDDBCDDAd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACAdDBDCDABCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBD*CADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ŞENTÜRK 1231 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,731 276,850 20 97 145 769 1485

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,11 4,09 3,45

Fen 20 8 10 4,67 23 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 47 27 38,00 42 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE  adbBCDDDADBdDCAcC C

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBa  BDAd c bDBC D b

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ daCDcdbdaBDCb BC caD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDB DbCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ AC CAbdaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE bBDdCd    

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA AYDEM İR 1262 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,112 276,850 5 21 27 166 321

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,11 4,09 3,45

Fen 20 14 6 12,00 60 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 73 15 68,00 76 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbACDBBDADDDCBACdc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK d DDCBDDCACdADB BCcC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcDbdcAbBDCDCACADaBC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDBBa
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SARI 1249 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,210 276,850 4 16 19 119 231

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,11 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 75 14 70,33 78 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACDdBcADDDCBACBa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK CADDCBDcCACAADB BCdC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcDACBAaBDCcCdCADCBb

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBbACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCbDDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ATLAS AYDEMİR 1243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,898 276,850 14 73 112 594 1171

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,11 4,09 3,45

Fen 20 8 11 4,33 22 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 54 30 44,00 49 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BBdABbDDDcaBdDCAbCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBC ABDAdCc bDBC D b

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ daCDddbdaBDCb BCbcaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDaBDCCAaBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ dC CAaBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBadCBDcbA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERKUZEY KÜÇÜK 1247 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,557 276,850 25 154 245 1339 2457

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 5 10 1,67 8 9,11 4,09 3,45

Fen 20 6 9 3,00 15 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 41 30 31,00 34 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE C C c Dc bADDD Bdac 

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK bcDDCdDaabdb b A   d

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ Da AC bac d aACcadB 

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCcDACdDB D
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACB  

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCAaDDBCaB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 0 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMREHAN YILDIRIM 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,044 276,850 8 25 35 242 495

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 14 2 13,33 67 9,11 4,09 3,45

Fen 20 14 5 12,33 62 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 68 15 63,00 70 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE  aCdBCDDDADBcDCbb AC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CdC  BDAACACcD CDD C

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ bBCDACdCDBcCaABCbD D

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBaCCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACdCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAŞARAN 1254 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,975 276,850 18 82 126 672 1312

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 5 1 4,67 23 9,11 4,09 3,45

Fen 20 10 10 6,67 33 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 52 24 44,00 49 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BBddBCDDDcbBBDCdaCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK C     D      DB   bC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ dcaDddACDBDCbcBdAcaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADcC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBadCBDcdA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞKIRAN 1259 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,793 276,850 23 123 186 984 1854

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,56 7,78 7,05

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,11 4,09 3,45

Fen 20 7 7 4,67 23 8,17 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,55 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,88 4,03 2,96

Toplam: 90 46 27 37,00 41 47,92 30,52 25,38

TÜRKÇE BadABCDDDccB DCcbCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bBdabBa cC     b    

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ d bDAaACDBD  c  bc b

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADdC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACdCAcdaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDcCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90


