
7* SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7*

KATILIMLAR

1 1808 KEREM DEMİRBAY 7* 12 8 9,33 2 15 -3,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 27 60 7,00 223,736 1 229 367 2425 4105
% 72
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 130 ASYA ECRİN YEĞEN 7A 19 1 18,67 20 0 20,00 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 87 3 86,01 486,167 1 1 1 7 7
% 0,12

2 252 MİRAY CEYHAN 7A 20 0 20,00 20 0 20,00 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 86 4 84,67 484,246 2 2 2 8 11
% 0,19

3 204 MELEKNAZ DOĞAN 7A 20 0 20,00 19 1 18,67 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 85 5 83,34 478,576 3 4 4 16 22
% 0,39

4 142 ELİF BİLİR 7A 17 3 16,00 17 2 16,33 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 79 10 75,66 449,044 4 9 9 66 125
% 2,20

5 235 BAHAR GÜNDOĞDU 7A 17 3 16,00 19 1 18,67 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 79 11 75,34 447,964 5 10 10 68 128
% 2,26

6 149 ELİF SU SEVİNÇ 7A 18 2 17,33 18 2 17,33 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 75 15 69,98 436,034 6 13 14 99 193
% 3,40

7 377 METE ÜSTÜN 7A 16 4 14,67 19 1 18,67 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 75 15 70,01 431,281 7 15 16 115 223
% 3,93

8 123 ERAY CAYNAK 7A 14 4 12,67 12 3 11,00 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 66 17 60,33 390,818 8 28 39 258 528
% 9,31

9 179 KEREM EPÇAÇAN 7A 13 7 10,67 15 5 13,33 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 66 24 57,99 387,819 9 33 44 274 560
% 9,87

10 201 BEYZA KAYA 7A 16 4 14,67 11 7 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 64 23 56,34 376,555 10 42 56 329 676
% 12

11 147 EGEMEN GÜL KAN 7A 11 9 8,00 12 4 10,67 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 61 25 52,67 367,851 11 47 68 372 755
% 13

12 612 AZRA KARA 7A 12 5 10,33 9 5 7,33 14 2 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 61 15 55,99 367,722 12 48 69 374 757
% 13

13 136 ALMİNA DEDE 7A 12 8 9,33 12 7 9,67 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 60 29 50,33 361,360 13 53 75 416 847
% 15

14 1106 DİLA ÇİÇEK 7A 13 7 10,67 15 4 13,67 10 10 6,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 60 29 50,34 358,559 14 58 84 438 887
% 16

15 269 ECMEL ASYA 7A 13 7 10,67 13 6 11,00 10 10 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 62 27 53,00 356,623 15 61 88 451 909
% 16

16 244 ELİF DAYANAN 7A 16 4 14,67 8 7 5,67 12 4 10,67 5 5 3,33 7 2 6,33 4 2 3,33 52 24 44,00 349,236 16 65 98 510 1018
% 18

17 165 İSMAİL DİLİM 7A 11 8 8,33 7 2 6,33 12 6 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 55 20 48,33 339,604 17 72 111 590 1162
% 20

18 253 SEMİH YENER 7A 9 11 5,33 11 8 8,33 11 8 8,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 57 30 47,00 329,808 18 83 127 676 1317
% 23

19 1105 ADA EYLÜL GÖK 7A 11 9 8,00 6 5 4,33 12 7 9,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 0 9,00 54 24 46,00 328,179 19 86 130 691 1346
% 24

20 163 HAMZA ÇELİK 7A 13 7 10,67 6 2 5,33 8 1 7,67 6 2 5,33 7 1 6,67 5 1 4,67 45 14 40,34 324,015 20 88 134 727 1406
% 25

21 198 DORUK EĞRİ 7A 16 4 14,67 7 8 4,33 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 50 35 38,33 319,444 21 98 146 772 1489
% 26

22 987 BARIŞ ALTUN 7A 12 8 9,33 8 10 4,67 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 47 41 33,34 304,953 22 117 174 924 1746
% 31

23 1097 YİĞİT EROĞLU 7A 14 5 12,33 2 1 1,67 0 1 -0,33 6 1 5,67 5 2 4,33 8 0 8,00 35 10 31,67 283,803 23 140 218 1201 2218
% 39

24 767 DAMLA KÜ *K 7A 11 7 8,67 5 10 1,67 7 8 4,33 6 2 5,33 5 3 4,00 5 3 4,00 39 33 28,00 279,898 24 144 228 1259 2320
% 41

25 1227 KEREM ERYEŞİL 7A 11 8 8,33 4 11 0,33 8 10 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 42 40 28,66 278,056 25 148 236 1290 2368
% 42

26 316 ÖMER AVCI 7A 13 7 10,67 3 15 -2,00 7 12 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 42 45 27,00 271,083 26 165 257 1387 2534
% 45

27 1107 CEMRE ÖZTÜRK 7A 12 8 9,33 4 13 -0,33 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 37 50 20,34 261,057 27 183 283 1555 2815
% 50

28 1383 EMİR CAN 7A 5 15 0,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 25 65 3,34 199,898 28 267 428 3058 5006
% 88



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7A

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DEMİRBAY 1808 7*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,736 276,850 1 229 367 2425 4105

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 1 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 7,78 7,05

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 -3,00 4,09 3,45

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,67 4,40 3,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 4,03 2,96

Toplam: 90 27 60 7,00 8 7,00 30,52 25,38

TÜRKÇE BcCABCDDDccBBDCbcaba

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bcaacBccb   caddabcC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ d*aadbdCcBcaacBdAaaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERbBaDddbcca
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ dCBaAbdccc

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBcad*abCd

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EYLÜL GÖK 1105 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,179 276,850 19 86 130 691 1346

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 6 5 4,33 22 9,17 4,09 3,45

Fen 20 12 7 9,67 48 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 54 24 46,00 51 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CACcAbDdBcADabCBcdBa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK b DDCBDc    Ab   d b

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbCdAaBDCDCcCd dcC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCaDACbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AADBDdC CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBC B

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA DEDE 136 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,360 276,850 13 53 75 416 847

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,17 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 60 29 50,33 56 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbcCDaBDcDDDCdddaB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK adDDCBDaCcddADB aCBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbdBADBDCDCACADdcd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACdDBaD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBbcCBCc

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCcDDDBCDa

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ECRİN YEĞEN 130 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,167 276,850 1 1 1 7 7

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,17 4,09 3,45

Fen 20 19 1 18,67 93 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 87 3 86,00 96 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBCABCDDDADBBDCADCAa

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAACACDDBCDDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACACDBDCbABCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDCCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCcDBDAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARA 612 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,722 276,850 12 48 69 374 757

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,17 4,09 3,45

Fen 20 14 2 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 61 15 56,00 62 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE acbDA DBBDADDDCB dd 

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK  dDb BD   dAADB BbBa

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbCBc B CD ACADC C

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACdDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDAC CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 0 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜNDOĞDU 235 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,964 276,850 5 10 10 68 128

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,17 4,09 3,45

Fen 20 16 4 14,67 73 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 79 11 75,33 84 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACDaBbADDDCBAdBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK CADDCBDDCACAADBbBCBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DaDAdBAbBDCDCACADbBC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCaDACbDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALTUN 987 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,953 276,850 22 117 174 924 1746

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 8 10 4,67 23 9,17 4,09 3,45

Fen 20 10 10 6,67 33 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 47 41 33,33 37 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CcCbACDaBDADDbbBcaBd

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK bcD CBDbacddADB cbaC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DacbCBAbBaCDCbCAcbcd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACCDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAcBcACcdA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE ddbcabBaDc

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYA 201 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,555 276,850 10 42 56 329 676

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,17 4,09 3,45

Fen 20 13 7 10,67 53 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 64 23 56,33 63 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BadABCDDacDBBDCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bBa  BDAdbACcaBCDDAd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ aBCDACcbDBDCDbBdbDaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACdCAcBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDC 

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZTÜRK 1107 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,057 276,850 27 183 283 1555 2815

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 9,17 4,09 3,45

Fen 20 7 13 2,67 13 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 37 50 20,33 23 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE abCDbCDaBbcDDDCBcdBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dcbc  aDdcCddDB daab

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bdbAdcAbdcaDbAbAbCdC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACdccBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AcacDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE cadbbcBacc

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KÜ *K 767 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,898 276,850 24 144 228 1259 2320

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 5 10 1,67 8 9,17 4,09 3,45

Fen 20 7 8 4,33 22 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 39 33 28,00 31 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE Cdb bCDBBDbDaDCB daB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK  cDab Da cdbAcB  bBd

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DdDb dAa  CDCAb cd a

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBcACbD  D
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaB ACd d

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE aC bD dCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA ÇİÇEK 1106 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,559 276,850 14 58 84 438 887

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,17 4,09 3,45

Fen 20 10 10 6,67 33 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 60 29 50,33 56 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBbABCDDDccBdDCdaCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBC bBDAAdACaDBCaDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcaDACbCDdDCbcaddDaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDCCADcC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ cCdCAbdaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBbBbBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EĞRİ 198 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,444 276,850 21 98 146 772 1489

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 7 8 4,33 22 9,17 4,09 3,45

Fen 20 8 12 4,00 20 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 50 35 38,33 43 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbACDBBaADDDCBAaBc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK acDcdBDb c dADB  bB 

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DaDbddcbBaCDabCAbadC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdcbCCDdaD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAcBcACBbA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCAaDDBCcc

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECMEL ASYA 269 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,623 276,850 15 61 88 451 909

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,17 4,09 3,45

Fen 20 10 10 6,67 33 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 62 27 53,00 59 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE cBdABCDDDcbBBDdbDCAa

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCadBDAcd CDDBCbDAd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ aBCDAbACaBcbbAdbcDaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDdCADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ cCBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜL KAN 147 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,851 276,850 11 47 68 372 755

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,17 4,09 3,45

Fen 20 16 4 14,67 73 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 61 25 52,67 59 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE aAaDcCDBBbcDDDCBcbdc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dAD CaD Cb AADBc CBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbdBADBDCDCACdDCcC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACdaBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AcaBDACdCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBbcB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLİR 142 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,044 276,850 4 9 9 66 125

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,17 4,09 3,45

Fen 20 18 2 17,33 87 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 79 10 75,67 84 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE aBbABCDDDADBBDCADCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAACbCaD CDDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcCDACACDBDCbABCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DAYANAN 244 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,236 276,850 16 65 98 510 1018

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 8 7 5,67 28 9,17 4,09 3,45

Fen 20 12 4 10,67 53 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 52 24 44,00 49 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBbcBCDDDADBBDCbDCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK Cdb  BcA d  aDaCcDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ d CDACAd BDC d CdDBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBcDbaAbaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ AC CAcBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DB d  DcC 

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU SEVİNÇ 149 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,034 276,850 6 13 14 99 193

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,17 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 75 15 70,00 78 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBaABCaDDADBBDCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAACACcDcCDDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCacCAdDBDCbABCAcBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADdC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACcCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDcCBDDCb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAN 1383 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,898 276,850 28 267 428 3058 5006

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 6 14 1,33 7 9,17 4,09 3,45

Fen 20 4 16 -1,33 -7 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 25 65 3,33 4 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BaCAcaDaadadBbbcbacd

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CcadbBDAdbcaDaBbcaca

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ bdaccaddaBbabcaCcaBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERbadcbbAcaa
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ bdcaADabAc

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDaCcaDbA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY CAYNAK 123 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,818 276,850 8 28 39 258 528

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,17 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 66 17 60,33 67 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACD BabDDDCBbb B

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK a D CBDDC CdADBd  BC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbdadaBDCDCACADCBC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbaBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACdCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBbDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ÇELİK 163 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,015 276,850 20 88 134 727 1406

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 6 2 5,33 27 9,17 4,09 3,45

Fen 20 8 1 7,67 38 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 5 1 4,67 47 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 45 14 40,33 45 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE cdddBCDDDADBBDabDCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CB   B bA  C     D b

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDAC   B   bB     

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERD B CbADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ AC CAcB AA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DB B  DcC 

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL DİLİM 165 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,604 276,850 17 72 111 590 1162

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 7 2 6,33 32 9,17 4,09 3,45

Fen 20 12 6 10,00 50 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 55 20 48,33 54 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE ccdABCDDDcDBdaCbD cC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bB   BDA d   D C D  

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CaCDAbAC BbCDdB bDaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDCCADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDB BDcCc

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EPÇAÇAN 179 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,819 276,850 9 33 44 274 560

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,17 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 66 24 58,00 64 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BddcBCbDDAcBBDCcDCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAAdAaaDBCDcbC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ ddCDACACDBDCbcBCADaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERaaBbCCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCAcBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBbBCBDDCb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ERYEŞİL 1227 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,056 276,850 25 148 236 1290 2368

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 4 11 0,33 2 9,17 4,09 3,45

Fen 20 8 10 4,67 23 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 42 40 28,67 32 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CdCDbaDaBbADDDCBcd c

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK d  cCaDc  bdAbcb bBa

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DacA*dbbB CcdA AcaBC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCdDACbDaBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAadcACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE dCccDDcCaB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEKNAZ DOĞAN 204 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
478,576 276,850 3 4 4 16 22

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,17 4,09 3,45

Fen 20 18 2 17,33 87 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 85 5 83,33 93 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBCABCDDDADBBDCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAACACDDBCDDAb

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ aBCDACACDBDCDABCbDBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ÜSTÜN 377 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,281 276,850 7 15 16 115 223

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,17 4,09 3,45

Fen 20 15 5 13,33 67 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 75 15 70,00 78 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BcCABCDDDADBBDaAaCAa

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAdCACDDBCDDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACdCcBDCDAadAbBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDdCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ AbaCAcBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY CEYHAN 252 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,246 276,850 2 2 2 8 11

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,17 4,09 3,45

Fen 20 18 2 17,33 87 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 86 4 84,67 94 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE BBCABCDDDADBBDCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBCBABDAACACDDBCDDAC

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ dBCDACACDBDCcABCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AVCI 316 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,083 276,850 26 165 257 1387 2534

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 9,17 4,09 3,45

Fen 20 7 12 3,00 15 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 42 45 27,00 30 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE adCDbCDBBDADaaCBAddB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK ddccdd cbACd bddaCdd

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DaDbaddDBcCcbdbdDC a

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDBaD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAadaACcCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE dCbaaDBCcB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH YENER 253 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,808 276,850 18 83 127 676 1317

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 11 8 8,33 42 9,17 4,09 3,45

Fen 20 11 8 8,33 42 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 57 30 47,00 52 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE adCabCDBBDcaDcbBdbBa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dADbCaDcaA AAaBccCBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DdcdCaADBaCDCAdAa Bd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACdDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDAC CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCcB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EROĞLU 1097 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,803 276,850 23 140 218 1201 2218

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 28 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,79 7,78 7,05

Matematik 20 2 1 1,67 8 9,17 4,09 3,45

Fen 20 0 1 -0,33 -2 9,79 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 6,65 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,37 4,40 3,77

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,89 4,03 2,96

Toplam: 90 35 10 31,67 35 50,65 30,52 25,38

TÜRKÇE CcCDb DaBDcDDDCBACaB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK     aB      A       

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ              c      

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDA d B D
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAad  C CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BC DDDBC B

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80


