
7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 600 ECRİN GÜNDOĞDU 7H 17 2 16,33 14 1 13,67 17 2 16,33 7 3 6,00 8 0 8,00 8 1 7,67 71 9 68,00 428,024 1 17 20 129 246
% 4,34

2 973 ALPER YURTSEVEN 7H 14 6 12,00 9 3 8,00 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 65 17 59,33 386,163 2 35 46 282 580
% 10

3 1088 ÖMER FARUK DÖNMEZ7H 14 5 12,33 13 3 12,00 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 2 1 1,67 62 16 56,67 384,529 3 36 48 289 591
% 10

4 390 ÖMER AKİF BUĞDAYCI 7H 16 4 14,67 9 2 8,33 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 63 18 57,01 377,896 4 40 54 320 658
% 12

5 312 ARDA EMİR ÜNAL 7H 11 6 9,00 7 0 7,00 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 61 13 56,67 367,274 5 49 70 377 765
% 13

6 1571 BERAT ŞAHİ N 7H 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 58 10 54,67 366,813 6 50 71 379 771
% 14

7 1013 ÖMRÜM ÖZCAN 7H 15 4 13,67 0 1 -0,33 10 6 8,00 8 2 7,33 6 3 5,00 8 1 7,67 47 17 41,34 319,015 7 99 147 776 1494
% 26

8 1312 ZEYNEP TAŞCI 7H 11 8 8,33 3 2 2,33 8 11 4,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 45 28 35,66 294,480 8 129 197 1053 1958
% 35

9 803 NİSANUR SEVİNÇ 7H 13 7 10,67 6 7 3,67 8 11 4,33 1 0 1,00 7 3 6,00 35 28 25,67 287,666 9 136 212 1151 2123
% 37

10 716 ZEHRA NUR GÜL 7H 10 4 8,67 4 3 3,00 8 1 7,67 8 2 7,33 4 2 3,33 34 12 30,00 276,513 10 150 239 1312 2406
% 42

11 1343 BERKE ÖZTÜRK 7H 13 6 11,00 2 4 0,67 5 3 4,00 7 3 6,00 27 16 21,67 263,376 11 179 277 1510 2754
% 49

12 1670 SÜMEYRA UL UOCAK 7H 4 8 1,33 8 3 7,00 3 1 2,67 5 4 3,67 5 4 3,67 5 0 5,00 30 20 23,34 261,923 12 182 282 1535 2789
% 49

13 717 FEYZA KALFA 7H 7 7 4,67 4 1 3,67 5 6 3,00 4 2 3,33 6 3 5,00 1 3 0,00 27 22 19,67 258,054 13 187 289 1607 2909
% 51

14 1506 ECRİN KURT 7H 8 11 4,33 3 1 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 4 3,67 4 3 3,00 32 27 23,00 256,864 14 190 295 1633 2945
% 52

15 590 YAKUP ALALI 7H 8 10 4,67 4 4 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 29 28 19,67 250,053 15 195 306 1782 3168
% 56

16 1510 ELİF ERVA İNCİLER 7H 9 11 5,33 2 10 -1,33 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 5 0,33 32 47 16,33 249,620 16 196 307 1795 3185
% 56

17 1479 ARDA ALİ OKUTAN 7H 4 16 -1,33 11 9 8,00 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 31 59 11,34 243,298 17 200 319 1933 3394
% 60

18 1309 EMİR POLATCAN 7H 7 11 3,33 2 6 0,00 4 7 1,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 0 3,00 30 30 20,00 242,651 18 201 323 1952 3426
% 60

19 1375 ARAS KOÇ 7H 8 12 4,00 1 2 0,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 28 25 19,67 239,846 19 205 330 2029 3528
% 62

20 1328 YAĞMUR OMURTAG 7H 9 10 5,67 6 13 1,67 3 6 1,00 4 4 2,67 22 33 11,01 232,994 20 218 349 2193 3754
% 66

21 1080 ZEYNEP TOPUZ 7H 10 8 7,33 3 8 0,33 3 13 -1,33 4 6 2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 27 46 11,66 232,469 21 220 352 2208 3775
% 67

22 741 AYŞENUR TAŞCI 7H 11 9 8,00 3 14 -1,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 30 57 10,99 230,686 22 221 354 2258 3849
% 68

23 719 BERAT KARAGÖL 7H 3 17 -2,67 6 14 1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 10 0 10,00 35 55 16,66 221,598 23 236 375 2492 4197
% 74

24 436 SÜLEYMAN E MİR ÇEVİK7H 8 12 4,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 29 61 8,67 216,816 24 242 387 2615 4372
% 77

25 1462 BARAN AKÇAY 7H 8 12 4,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 25 65 3,34 210,793 25 251 402 2768 4604
% 81

26 13780 RAHAF  A BALALO 7H 10 6 8,00 3 13 -1,33 1 13 -3,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 19 50 2,34 208,208 26 254 406 2834 4708
% 83

27 363 ENES AVCIOĞLU 7H 7 13 2,67 3 14 -1,67 2 15 -3,00 5 4 3,67 5 3 4,00 4 6 2,00 26 55 7,67 203,586 27 258 416 2966 4884
% 86

28 1326 TOLGA HAKT AN BİLEN7H 3 17 -2,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 23 67 0,66 181,636 28 284 454 3391 5467
% 96

29 1442 NEHİR USTA 7H 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 20 70 -3,34 178,810 29 285 456 3427 5514
% 97



7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME291 465 3544 5674

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 6 8 3,45 8 9 4,80 5 4 3,36 5 4 3,77 4 4 2,96 38 39 25,39 276,850

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 7 4,09 8 9 5,59 6 4 4,63 6 4 4,40 5 3 4,03 42 34 30,52 291,190

SINIF: 7H

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER YURTSEVEN 973 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,163 276,850 2 35 46 282 580

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 9 3 8,00 40 2,78 4,09 3,45

Fen 20 17 3 16,00 80 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 65 17 59,33 66 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE cddABCDDDADBBDaAcCcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBC b  AA    D CDDba

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACbdDBDCbABCADBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDbCADaC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ cCBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS KOÇ 1375 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,846 276,850 19 205 330 2029 3528

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 1 2 0,33 2 2,78 4,09 3,45

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 28 25 19,67 22 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE cddABCDbDAcadaCbbCda

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK ba     A            

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

SOSYAL BİLGİLERDBBDdCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBbAbdcAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE ccbdCdDDCc

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ALİ OKUTAN 1479 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,298 276,850 17 200 319 1933 3394

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 11 9 8,00 40 2,78 4,09 3,45

Fen 20 9 11 5,33 27 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 31 59 11,33 13 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE adbcAbaddbADcaCcbdaa

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK CbbDacDcCACcADBdaCBd

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DcDAaBADcbdadACbDacb

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERaBDbdbcBac
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ dbcacddaCb

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE abcDDcBabc

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EMİR ÜNAL 312 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,274 276,850 5 49 70 377 765

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 7 0 7,00 35 2,78 4,09 3,45

Fen 20 16 4 14,67 73 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 61 13 56,67 63 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aBd BCDDDADBaD Ab ca

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK  BC        C  BCDD  

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACACDBcCDddCADaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDCCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACaCADBaAc

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR TAŞCI 741 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,686 276,850 22 221 354 2258 3849

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 2,78 4,09 3,45

Fen 20 5 15 0,00 0 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 30 57 11,00 12 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aBdbBCDaDbaBdDCbDCdC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK dcbBAabd bcd b dDaca

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcaadabCbaaCDbabbccD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBdbbaccab
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACdCbcBaAd

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE cBacaBDcdA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AKÇAY 1462 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,793 276,850 25 251 402 2768 4604

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,78 4,09 3,45

Fen 20 3 17 -2,67 -13 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 25 65 3,33 4 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE adbccbDBBDcaaDCBbCad

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK acbDaBDbacCAAbcddbBa

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bcadCabacDbcacdAbdca

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERacDcabcaBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ cbDabdbcad

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE adbDccBaDa

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAGÖL 719 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,598 276,850 23 236 375 2492 4197

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,78 4,09 3,45

Fen 20 6 14 1,33 7 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 35 55 16,67 19 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CcbaddDcabcDabdacbda

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK acDabdcabdCAdbcAdCaC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ acbdaBAcaDCabdCAbbcd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDAdacdda
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AdaBDACBad

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCADDDBCDB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞAHİ N 1571 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,813 276,850 6 50 71 379 771

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 9 1 8,67 43 2,78 4,09 3,45

Fen 20 7 3 6,00 30 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 58 10 54,67 61 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE BaCABCDDDADa DCADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBC  BDA     a C D C

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ d CDACA  B    B  c b

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDCCAD C
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACaCAcBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDbCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÖZTÜRK 1343 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,376 276,850 11 179 277 1510 2754

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,68 7,78 7,05

Fen 20 2 4 0,67 3 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,33 4,40 3,77

Toplam: 90 27 16 21,67 24 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDACD BaADbDCddbBc

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

FEN BİLİMLERİ DabAa  a            

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCcDc aD BD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AADdcACdCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR FEN SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN GÜNDOĞDU 600 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,024 276,850 1 17 20 129 246

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 14 1 13,67 68 2,78 4,09 3,45

Fen 20 17 2 16,33 82 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 71 9 68,00 76 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE BBdABCDDDADB DaADCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBC  BDAA AC DBC DAd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CBCDACACDBDCcABCbD D

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBaabCADBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ  C CADBDAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDBCBDcC 

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KURT 1506 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,864 276,850 14 190 295 1633 2945

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 1 2,67 13 2,78 4,09 3,45

Fen 20 4 6 2,00 10 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 32 27 23,00 26 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CcbcbbD BDcaDDCBcaad

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK   D b D     A       

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ Da ba  bB  cCA    c 

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACaDaBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AADdcAaB d

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE  b aDbBCD 

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERVA İNCİLER 1510 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,620 276,850 16 196 307 1795 3185

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 2,78 4,09 3,45

Fen 20 10 10 6,67 33 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 32 47 16,33 18 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CACbbCDadccDbbdcbCBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK Ccb bdcb  b  b c a C

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBcAbcAcacbDCAdAcCdC

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCcbACdcBBc
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AdcdaAacCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE dCbcbD   a

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR POLATCAN 1309 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,651 276,850 18 201 323 1952 3426

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 2 6 0,00 0 2,78 4,09 3,45

Fen 20 4 7 1,67 8 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 3 0 3,00 30 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 30 30 20,00 22 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE dabdBCaDDcbBaDbb  dC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK bcCdAabb            

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ adbcbdACDBa         

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERaBB*dCcDBa
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ dCBCADBDAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DB  C     

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AVCIOĞLU 363 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,586 276,850 27 258 416 2966 4884

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 2,78 4,09 3,45

Fen 20 2 15 -3,00 -15 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 26 55 7,67 9 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE cabdBCaDDdacBDCdabba

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBaabacAdbdbc c  bbd

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ ada Abbdbccbacd A ca

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDaCcad 
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ A cCAcB Ad

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDcCdccad

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KALFA 717 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,054 276,850 13 187 289 1607 2909

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 4 1 3,67 18 2,78 4,09 3,45

Fen 20 5 6 3,00 15 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 1 3 0,00 0 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 27 22 19,67 22 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE ad bcCD B cDDaCB d  

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK      BD   C   B  d  

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ  a AC bDB  bbA   a b

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCd   Cb BD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAcdDA BdA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE  d a Dd   

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR USTA 1442 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,810 276,850 29 285 456 3427 5514

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,78 4,09 3,45

Fen 20 3 17 -2,67 -13 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE caCAcdDaacbcBDdcbdca

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK acdaAcbdbCbCDbdabadb

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ adbcbbcacBDbcbaddDca

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBcDbaAcBd
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ bdBabcdbbc

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE ccbdacDadA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SEVİNÇ 803 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,666 276,850 9 136 212 1151 2123

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,78 4,09 3,45

Fen 20 8 11 4,33 22 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,33 4,40 3,77

Toplam: 90 35 28 25,67 29 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE dBdcBCDDacDaBDCADCbC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CcaabBDAdC b  Bd    

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CaCcAd baBcCbbabAcBD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERD         
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADdaAb

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKİF BUĞDAYCI 390 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,896 276,850 4 40 54 320 658

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 9 2 8,33 42 2,78 4,09 3,45

Fen 20 13 7 10,67 53 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 63 18 57,00 63 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE abCDACDBBbADDDCBAdBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dbDDCBD C   A    CB 

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DaDbCBAbBDCbdbCADCBd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCaDACCDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE BCdDDbBCcB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK DÖNMEZ 1088 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,529 276,850 3 36 48 289 591

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 13 3 12,00 60 2,78 4,09 3,45

Fen 20 14 6 12,00 60 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 62 16 56,67 63 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CACDd DBdDAaDDCBAdaB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK d DDCBDcC  AADBA bBC

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DBDbCBAadDCcCbCADCBd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACCDBBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDACBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE Ba   D    

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMRÜM ÖZCAN 1013 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,015 276,850 7 99 147 776 1494

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,78 4,09 3,45

Fen 20 10 6 8,00 40 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 47 17 41,33 46 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aACDdCDBB ADDDCBbdBB

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK             c       

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ DB  CBbbBDCbbbC DC d

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCBDACbDaBD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDcd CA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE  CADDDBCDa

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAHAF  A BALALO 13780 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,208 276,850 26 254 406 2834 4708

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 2,78 4,09 3,45

Fen 20 1 13 -3,33 -17 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 19 50 2,33 3 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE bdCcACDB Db  D BACad

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dccD  Dbdcadbad cCa 

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bdDcbada  b  c db da

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERbBDb ac aa
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ cdaab Cd  

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE da c cBaDa

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN E MİR ÇEVİK 436 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,816 276,850 24 242 387 2615 4372

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,78 4,09 3,45

Fen 20 5 15 0,00 0 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 29 61 8,67 10 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE CAdbdCbacDAcDcaBAdca

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

MATEMATİK dbacdBacabdcAcBdBacd

Cevap Anh. B CADDCBDDCACAADBABCBC

FEN BİLİMLERİ bcDAacbDdbacCdbAabcd

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERaBDACdbaaD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ cAbdcdaBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE aCbDacBdac

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA UL UOCAK 1670 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,923 276,850 12 182 282 1535 2789

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 8 3 7,00 35 2,78 4,09 3,45

Fen 20 3 1 2,67 13 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 5 0 5,00 50 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 30 20 23,33 26 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aad BC  ab   D  cbcC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK CBa ABDA     Dcb D  

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ     AC          b  D

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBaDddADa 
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBadcaDA 

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE      BDDCA

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA HAKT AN BİLEN 1326 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
181,636 276,850 28 284 454 3391 5467

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,78 4,09 3,45

Fen 20 5 15 0,00 0 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 23 67 0,67 1 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE BdbcabcDDdbcabdcabba

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK dcbadBcAddbCabdaccda

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcCcAbcdDcbabcdabadD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBcbCadDBa
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ dCBbbbdcbA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE adcBbBaDCb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR OMURTAG 1328 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,994 276,850 20 218 349 2193 3754

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 6,68 7,78 7,05

Fen 20 6 13 1,67 8 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,33 4,40 3,77

Toplam: 90 22 33 11,00 12 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aaCcdCDbab BBDCcbdAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

FEN BİLİMLERİ d aDcdAbDcbCbbabAcaD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERbBdcab aBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACB A abcc

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR FEN SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ALALI 590 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,053 276,850 15 195 306 1782 3168

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,78 4,09 3,45

Fen 20 3 7 0,67 3 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 29 28 19,67 22 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE  cbcBCDDacbBcDab CdC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK  B B B d  Ab c    d 

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ da  daAC  a c  a   D

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDB*DC ADcC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADdacA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE cd        

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR GÜL 716 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,513 276,850 10 150 239 1312 2406

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 6,68 7,78 7,05

Fen 20 4 3 3,00 15 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 4 2 3,33 33 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 34 12 30,00 33 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE adCDc D BDcDDDCB    

Cevap Anh. B CACDACDBBDADDDCBACBB

FEN BİLİMLERİ   c  B bB CcC       

Cevap Anh. B DBDACBADBDCDCACADCBC

SOSYAL BİLGİLERCaDACCD BD
Cevap Anh. B CBDACCDBBD

DİN KÜLTÜRÜ AAaBDcCBCA

Cevap Anh. B AADBDACBCA

İNGİLİZCE  C   DBbcB

Cevap Anh. B BCADDDBCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞCI 1312 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,480 276,850 8 129 197 1053 1958

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 2 2,33 12 2,78 4,09 3,45

Fen 20 8 11 4,33 22 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 45 28 35,67 40 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE aBdcBCDDaAbBc adDCAC

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK       c  a   DBC    

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ CcaDAbbdccDCbcBdAD a

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERDBBDdCADdC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ ACBCADBaAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DBDcCBDcad

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 3X YAYINLARI - 2023-2024 - 7.SINIF-4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TOPUZ 1080 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,469 276,850 21 220 352 2208 3775

Puanı Hesaplanan: 291 465 3539 5668

Katılımlar: 29 291 465 3544 5674

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,68 7,78 7,05

Matematik 20 3 8 0,33 2 2,78 4,09 3,45

Fen 20 3 13 -1,33 -7 3,72 5,59 4,80

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,61 4,63 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,33 4,40 3,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,02 4,03 2,96

Toplam: 90 27 46 11,67 13 25,15 30,52 25,38

TÜRKÇE BdCABCb DcbBdDCA bda

Cevap Anh. A BBCABCDDDADBBDCADCAC

MATEMATİK  cbc   d C d  BaaD a

Cevap Anh. A CBCBABDAACACDDBCDDAC

FEN BİLİMLERİ Cdbc Cdbbcbbbd d  cD

Cevap Anh. A CBCDACACDBDCDABCADBD

SOSYAL BİLGİLERcBdDbbbbBC
Cevap Anh. A DBBDCCADBC

DİN KÜLTÜRÜ  CcCAa aAA

Cevap Anh. A ACBCADBDAA

İNGİLİZCE DdaddBcadb

Cevap Anh. A DBDBCBDDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20


