
  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0  0 0 0,00

2 0  0 0 0,00

3 0  0 0 0,00

4 0  0 0 0,00

5 0  0 0 0,00

6 0  0 0 0,00

7 0  0 0 0,00

8 0  0 0 0,00

9 0  0 0 0,00

10 0  0 0 0,00

11 0  0 0 0,00

12 0  0 0 0,00

13 0  0 0 0,00

14 0  0 0 0,00

15 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 451 KATRE NUR AYAR 4C 5 9 2,00 4 5 2,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 4 3,67 6 5 4,33 34 26 25,33 280,839 1 260 260 270 2549
% 50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 904 YÖYU EOTE İÖ M 5 2 8 -0,67 0 5 -1,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 13 32 2,33 210,090 1 372 372 394 4352
% 85

2 919 EGE BAKAN 5 1 12 -3,00 3 4 1,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 11 -1,67 4 11 0,33 14 51 -3,00 173,929 2 391 391 442 4984
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 513 YUSUF EYMEN AKYEL 5A 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 69 6 67,01 460,716 1 5 5 5 45
% 0,88

2 501 MERT ÇALIK 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 66 9 63,01 444,546 2 7 7 7 102
% 1,99

3 743 ÇINAR ASLAN KORKMAZ5A 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 10 5 8,33 64 11 60,33 434,796 3 12 12 12 156
% 3,05

4 484 BERRE SU ÖREN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 11 3 10,00 62 12 57,99 427,116 4 17 17 17 205
% 4,00

5 494 ELİF EYLÜL BAŞARAN 5A 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 10 5 8,33 63 12 59,00 423,208 5 21 21 21 228
% 4,45

6 482 ASLI GİZEM YAZICI 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 11 3 10,00 63 9 60,00 419,566 6 25 25 25 256
% 5,00

7 487 CEMAL SANCAKLI 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 7 6 5,00 12 3 11,00 59 12 55,00 400,336 7 44 44 45 441
% 8,61

8 556 MERT BOLAT 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 0 11,00 9 6 7,00 57 14 52,34 399,892 8 46 46 47 444
% 8,67

9 674 ECRİN ADA KERVAN 5A 10 4 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 13 1 12,67 57 10 53,67 398,341 9 51 51 52 468
% 9,14

10 491 DAMLA EROĞLAN 5A 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 11 4 9,67 57 15 52,00 397,795 10 52 52 53 477
% 9,32

11 502 NEHİR ORHAN 5A 11 4 9,67 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 8 4 6,67 58 9 55,01 396,506 11 53 53 54 494
% 9,65

12 505 SELEN S*K IÇ 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 5 8,33 11 4 9,67 58 17 52,34 395,481 12 57 57 58 509
% 9,94

13 511 ZEHRA PINARBAŞI 5A 11 3 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 4 6,67 12 3 11,00 56 15 51,01 391,968 13 62 62 63 546
% 11

14 552 YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 5A 8 6 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 2 9,33 12 3 11,00 55 14 50,33 386,060 14 72 72 73 602
% 12

15 497 EYMEN SELİM ÖNALDI 5A 11 4 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 56 16 50,67 385,462 15 74 74 75 608
% 12

16 488 CEMRE SAVAŞ 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 5 7,33 9 5 7,33 55 18 49,00 382,728 16 79 79 80 645
% 13

17 780 ZEYNEP İLGÜN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 10 5 8,33 56 19 49,66 377,321 17 91 91 92 732
% 14

18 507 SİNEM ŞENGÜN 5A 10 4 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 54 17 48,34 377,215 18 92 92 93 735
% 14

19 503 NİHAT GÜNEY 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 4 8,67 9 6 7,00 55 19 48,67 375,907 19 94 94 95 755
% 15

20 758 MİA NUR BALCI 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 9 6 7,00 55 19 48,66 375,806 20 95 95 96 756
% 15

21 745 AHMET MERT AYTAÇ 5A 8 6 6,00 8 1 7,67 8 0 8,00 10 0 10,00 9 3 8,00 11 4 9,67 54 14 49,34 375,449 21 96 96 97 761
% 15

22 1094 ZEYNEP NİLYA AÇAR 5A 12 1 11,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 7 4,67 52 14 47,34 373,188 22 99 99 100 797
% 16

23 4850 BEYZANUR DEMİRTAŞ 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 12 1 11,67 7 7 4,67 52 19 45,67 372,522 23 100 100 101 808
% 16

24 510 ZEHRA BEREN GÜLER 5A 8 5 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 11 3 10,00 53 15 48,01 370,914 24 102 102 103 828
% 16

25 493 ELA SARE KAYAN 5A 10 4 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 4 3,67 9 2 8,33 48 13 43,67 354,517 25 125 125 127 1088
% 21

26 760 SİNEMİS ÇUHA 5A 8 5 6,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 11 1 10,67 8 7 5,67 45 23 37,33 346,436 26 141 141 144 1224
% 24

27 478 ALİ RIZA AKDAĞ 5A 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 8 6 6,00 51 17 45,34 345,043 27 143 143 146 1244
% 24

28 841 EMİR DEMİR 5A 6 8 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 9 5 7,33 49 23 41,32 340,215 28 150 150 153 1333
% 26

29 479 AFRA ZEYNEP ONGUN 5A 8 6 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 7 3 6,00 3 8 0,33 11 3 10,00 44 24 36,00 324,072 29 185 185 189 1643
% 32

30 486 BUĞRA YUNUS GÜMÜŞ5A 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 9 1,00 9 6 7,00 43 30 33,00 313,507 30 199 199 204 1841
% 36

31 512 NEHİR BACAKSIZ 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 1 3,67 7 6 5,00 38 25 29,67 308,350 31 210 210 218 1957
% 38

32 508 UTKU GÜNER ÇELTİKLİ5A 6 9 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 8 0,33 9 6 7,00 37 34 25,66 281,153 32 259 259 269 2542
% 50



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 899 BAHADIR ETLEÇ 5B 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 13 2 12,33 69 5 67,34 467,563 1 3 3 3 31
% 0,61

2 537 ERVA PINARBAŞI 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,67 440,787 2 9 9 9 123
% 2,40

3 739 ARHAN ERSOY 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 11 4 9,67 64 11 60,34 426,194 3 18 18 18 211
% 4,12

4 0 AZRA EVCİ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 10 5 8,33 62 13 57,66 424,112 4 19 19 19 220
% 4,30

5 553 YEKTA CAN 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 2 8,33 11 4 9,67 63 8 60,33 421,729 5 22 22 22 239
% 4,67

6 550 TUNA KURTULUŞ 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 11 4 9,67 61 11 57,33 418,303 6 26 26 26 271
% 5,29

7 407 ZEHRA YONCALIK 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 62 13 57,68 415,830 7 28 28 28 288
% 5,63

8 533 DOĞA KIR 5B 11 4 9,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 61 11 57,34 412,714 8 31 31 31 322
% 6,29

9 713 NİGAR VURAL 5B 15 0 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 11 4 9,67 58 17 52,34 409,073 9 33 33 33 351
% 6,86

10 547 RÜZGAR YANIK 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 1 9,67 11 4 9,67 58 13 53,67 406,370 10 36 36 37 380
% 7,42

11 545 ERVA ERDOĞAN 5B 11 3 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 3 10,00 10 4 8,67 57 15 52,00 398,635 11 49 49 50 462
% 9,02

12 26 DENIZ ALAKURT 5B 8 4 6,67 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 11 3 10,00 58 11 54,34 395,996 12 56 56 57 503
% 9,82

13 519 ASYA YILMAZ 5B 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 10 5 8,33 57 18 50,99 392,654 13 59 59 60 540
% 11

14 496 ERVA HAYAL GÜLER 5B 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 13 2 12,33 57 16 51,67 387,049 14 66 66 67 589
% 12

15 523 AHMET TUNA 5B 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 10 5 8,33 56 19 49,66 385,330 15 75 75 76 611
% 12

16 546 ÖMER EMİR 5B 8 6 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 58 16 52,67 383,527 16 77 77 78 638
% 12

17 544 ANDAÇ FAKİÇ 5B 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 4 6,67 9 6 7,00 55 17 49,34 383,272 17 78 78 79 639
% 12

18 530 DAMLA SE RT 5B 11 3 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 10 0 10,00 11 2 10,33 9 6 7,00 53 19 46,66 380,957 18 82 82 83 665
% 13

19 540 KAAN KÜÇÜKERDEMİR 5B 11 3 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 52 14 47,34 378,886 19 87 87 88 706
% 14

20 805 BERAT GÜZLEKAYA 5B 10 5 8,33 5 4 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 14 1 13,67 8 7 5,67 50 24 42,00 375,162 20 98 98 99 764
% 15

21 795 ESİL KILIÇASLAN 5B 10 4 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 9 2 8,33 10 5 8,33 51 18 45,00 372,312 21 101 101 102 811
% 16

22 549 SUDE ÖNGE 5B 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 6 6,00 53 14 48,33 370,911 22 103 103 104 829
% 16

23 536 ELFİN NİSA AŞÇI 5B 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 8 7 5,67 54 17 48,35 370,564 23 104 104 105 837
% 16

24 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 6 7,00 50 19 43,68 366,257 24 107 107 108 905
% 18

25 559 ELA ÖZTÜRK 5B 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 10 5 8,33 49 26 40,33 365,951 25 110 110 111 912
% 18

26 541 KEREM COŞKUNER 5B 6 7 3,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 11 4 9,67 52 19 45,68 354,837 26 124 124 126 1084
% 21

27 738 ALPER ÖZGÜR 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 6 6,00 9 6 7,00 49 25 40,67 351,558 27 132 132 135 1136
% 22

28 584 AYSİMA SERİN 5B 10 5 8,33 6 3 5,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 10 5 8,33 50 24 41,99 351,213 28 134 134 137 1142
% 22

29 521 ÇAHAN ARAS ŞENGÖZ 5B 7 8 4,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 4 5,67 10 4 8,67 50 20 43,33 346,763 29 139 139 142 1218
% 24

30 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 7 4,67 8 7 5,67 47 26 38,35 340,786 30 149 149 152 1324
% 26

31 534 DURU TUNALI 5B 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 5 8,33 9 6 7,00 45 30 35,00 337,447 31 159 159 162 1381
% 27

32 526 ASYA KAYA 5B 3 9 0,00 6 3 5,00 7 2 6,33 8 2 7,33 12 2 11,33 9 6 7,00 45 24 36,99 331,820 32 172 172 176 1489
% 29

33 543 KERİM KAÇAN 5B 3 12 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 5 6,33 11 4 9,67 44 29 34,33 314,263 33 197 197 202 1828
% 36



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5B

KATILIMLAR

34 580 YUSUF AĞA AKHU DOV5B 5 9 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 8 7 5,67 43 28 33,67 311,680 34 201 201 206 1883
% 37

35 535 ELANUR AVŞAR 5B 6 9 3,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 7 1,67 6 8 3,33 36 32 25,33 273,642 35 271 271 282 2708
% 53

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 770 ARAS BAKİOĞLU 5C 13 2 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 14 0 14,00 65 6 63,00 442,602 1 8 8 8 116
% 2,27

2 1220 SALİH EREN ŞANLIYURT5C 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 1 12,67 13 2 12,33 63 11 59,33 436,911 2 10 10 10 141
% 2,75

3 481 EBRU AŞIKÇI 5C 13 2 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 13 2 12,33 62 6 60,00 434,582 3 13 13 13 157
% 3,07

4 589 SAMİ ÇALIK 5C 11 3 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 13 0 13,00 13 1 12,67 61 8 58,33 433,127 4 14 14 14 166
% 3,24

5 586 MİKAİL AKIN 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 1 9,67 13 2 12,33 63 8 60,34 429,472 5 16 16 16 184
% 3,59

6 588 ÖMER ATABEY 5C 13 1 12,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 12 3 11,00 59 8 56,35 416,289 6 27 27 27 286
% 5,59

7 774 YUSUF ÖZEN 5C 12 3 11,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 1 9,67 12 3 11,00 59 11 55,33 414,421 7 29 29 29 306
% 5,98

8 563 EYLÜL ER 5C 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 13 2 12,33 59 8 56,34 408,119 8 34 34 35 362
% 7,07

9 183 NURBANU ÇALIK 5C 14 1 13,67 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 0 8,00 9 6 7,00 58 9 55,01 405,520 9 37 37 38 391
% 7,64

10 565 EYMEN BÜYÜKESKİCİ 5C 14 1 13,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 3 9,00 57 9 54,00 403,931 10 38 38 39 410
% 8,01

11 603 YAVUZ SELİM TEKİN 5C 8 5 6,33 9 0 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 9 3 8,00 15 0 15,00 57 11 53,33 402,499 11 41 41 42 422
% 8,24

12 568 İREM ÜNLÜ 5C 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 10 5 8,33 59 13 54,66 400,063 12 45 45 46 443
% 8,65

13 560 ESMA NUR ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 11 4 9,67 57 15 52,00 390,086 13 64 64 65 565
% 11

14 779 ZEYNEP ELİF ÖZTÜRK 5C 9 3 8,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 1 9,67 10 4 8,67 55 11 51,34 388,277 14 65 65 66 580
% 11

15 599 YAĞMUR B* 5C 10 5 8,33 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 10 5 8,33 56 15 50,99 386,880 15 67 67 68 592
% 12

16 597 YAĞMU  ATEŞ 5C 10 3 9,00 8 1 7,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 4 6,67 13 0 13,00 51 12 47,00 386,851 16 68 68 69 593
% 12

17 317 BAŞAK UĞUR 5C 9 3 8,00 5 3 4,00 5 2 4,33 8 1 7,67 10 0 10,00 12 1 11,67 49 10 45,67 386,663 17 70 70 71 598
% 12

18 418 CEYLİN TEKİN 5C 8 5 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 1 10,67 10 4 8,67 54 15 49,00 380,896 18 83 83 84 666
% 13

19 571 MERT ARDA 5C 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 10 5 8,33 56 18 49,99 378,852 19 88 88 89 707
% 14

20 422 ECE AKBULUT 5C 8 3 7,00 7 0 7,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 50 7 47,67 369,947 20 105 105 106 848
% 17

21 531 EREN ALP BOZKURT 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 5 6,33 10 3 9,00 51 20 44,33 369,779 21 106 106 107 850
% 17

22 477 ENSAR BARLAS 5C 10 4 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 5 7,33 10 5 8,33 51 21 44,00 366,224 22 108 108 109 906
% 18

23 480 CEREN GÜNEŞ 5C 10 5 8,33 9 0 9,00 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 4 8,67 51 16 45,66 366,026 23 109 109 110 908
% 18

24 576 MUHAMMED ENES CEVAHİ5C 7 5 5,33 3 3 2,00 4 2 3,33 9 0 9,00 9 3 8,00 12 2 11,33 44 15 38,99 355,471 24 123 123 125 1078
% 21

25 423 EMİR KAAN VARDAR 5C 11 3 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 3 4,00 8 6 6,00 44 21 37,00 337,833 25 157 157 160 1376
% 27

26 573 MİNA SU BİLİR 5C 7 8 4,33 5 3 4,00 6 2 5,33 8 2 7,33 8 3 7,00 10 5 8,33 44 23 36,32 334,790 26 163 163 166 1428
% 28

27 747 DENİZ EKİM 5C 8 7 5,67 8 0 8,00 9 0 9,00 8 2 7,33 7 4 5,67 7 7 4,67 47 20 40,34 333,034 27 169 169 173 1460
% 29

28 609 ARDA GİRAY BOZKURT5C 2 10 -1,33 5 1 4,67 5 0 5,00 6 0 6,00 7 2 6,33 11 2 10,33 36 15 31,00 308,567 28 209 209 217 1953
% 38

29 0 E F E A K I N 5C 6 8 3,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 1 7,67 6 7 3,67 8 7 5,67 42 27 33,00 305,119 29 214 214 222 2019
% 39

30 570 KUZEY TANSEL 5C 4 8 1,33 8 1 7,67 5 3 4,00 7 3 6,00 7 5 5,33 9 6 7,00 40 26 31,33 304,365 30 216 216 224 2039
% 40

31 468 YAĞMUR VANLI 5C 8 6 6,00 6 2 5,33 3 3 2,00 4 3 3,00 6 6 4,00 7 6 5,00 34 26 25,33 296,993 31 228 228 236 2189
% 43

32 591 SELİN ÇİNİCİOĞLU 5C 9 5 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 10 -2,33 10 5 8,33 38 32 27,33 295,318 32 233 233 241 2210
% 43

33 585 AZALİYA JORAYEVA 5C 7 4 5,67 2 2 1,33 3 2 2,33 6 0 6,00 4 3 3,00 4 3 3,00 26 14 21,33 277,477 33 265 265 276 2621
% 51



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5C

KATILIMLAR

34 567 FİRDEVS AKMAN 5C 5 5 3,33 3 5 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 8 1,33 7 8 4,33 32 33 20,99 268,255 34 287 287 298 2844
% 56

35 817 SERRA YAŞAR 5C 7 4 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 7 5 5,33 1 14 -3,67 29 37 16,67 255,110 35 308 308 322 3159
% 62

36 572 METE *N KAHRI *N 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 6 9 3,00 30 38 17,33 250,629 36 312 312 326 3267
% 64

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 667 ZEYNEP ÖZDEMİR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 71 4 69,67 471,240 1 1 1 1 21
% 0,41

2 444 ZEYNEP RAVZA KARA 5D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 0 14,00 70 4 68,67 470,018 2 2 2 2 22
% 0,43

3 652 ÖYKÜ KALAYCIOĞLU 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 14 1 13,67 67 6 65,00 450,129 3 6 6 6 77
% 1,50

4 0 AYCAN ŞİRİN 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 12 3 11,00 65 10 61,67 432,645 4 15 15 15 167
% 3,26

5 662 SERRA SENA DOĞAN 5D 11 4 9,67 9 0 9,00 7 3 6,00 8 1 7,67 13 1 12,67 12 3 11,00 60 12 56,01 421,172 5 23 23 23 244
% 4,77

6 645 MİRAY ARPA 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 6 6,00 13 2 12,33 63 11 59,33 420,293 6 24 24 24 249
% 4,86

7 661 SENA ŞENEL 5D 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 10 5 8,33 58 16 52,66 406,813 7 35 35 36 373
% 7,29

8 628 ELİF ÇELİK         J 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 9 3 8,00 58 13 53,67 403,752 8 39 39 40 412
% 8,05

9 633 EMRE GÖKDEMİR 5D 11 4 9,67 9 0 9,00 7 3 6,00 8 0 8,00 12 2 11,33 10 5 8,33 57 14 52,33 400,740 9 43 43 44 436
% 8,52

10 630 EMİR TOPLU 5D 11 4 9,67 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 1 9,67 10 5 8,33 58 12 54,01 399,195 10 47 47 48 451
% 8,81

11 627 ELA ALADAĞ 5D 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 3 11,00 9 6 7,00 56 19 49,66 399,076 11 48 48 49 454
% 8,87

12 0 EGE BAĞLIBEL 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 9 4 7,67 53 13 48,68 379,428 12 86 86 87 698
% 14

13 670 ZÜMRA YILDIRIM 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 4 8,67 10 5 8,33 53 21 46,00 378,841 13 89 89 90 708
% 14

14 638 ESİLA SEVGİ ÇAKIR 5D 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 8 7 5,67 51 23 43,33 360,656 14 117 117 119 988
% 19

15 615 BERAT  SONER 5D 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 5 7,33 10 4 8,67 49 24 40,99 359,691 15 118 118 120 1007
% 20

16 646 NİSA FATMA BİYANKÖKÜ5D 7 8 4,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 5 7,33 11 4 9,67 50 23 42,32 353,232 16 128 128 131 1109
% 22

17 643 İSLAM SOYKAN 5D 10 4 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 5 6,33 7 7 4,67 51 20 44,34 353,176 17 129 129 132 1111
% 22

18 649 NİSAN EDA KARAKAŞ 5D 10 5 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 5 6,33 8 7 5,67 49 23 41,32 348,978 18 137 137 140 1182
% 23

19 754 KUZEY RECAİIIŞIK 5D 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 11 0,33 11 2 10,33 51 22 43,66 343,322 19 146 146 149 1279
% 25

20 651 ÖMER TARIK ÇEKAL 5D 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 5 7,33 10 5 8,33 43 31 32,66 337,669 20 158 158 161 1378
% 27

21 642 İKRA BOLAT 5D 7 8 4,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 4 7,67 8 6 6,00 47 25 38,67 334,408 21 167 167 171 1434
% 28

22 529 CEYLİN ATEŞ 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 10 0,67 7 5 5,33 48 23 40,34 332,875 22 170 170 174 1463
% 29

23 569 KUTUPEYMEN AYKOL 5D 10 3 9,00 6 1 5,67 8 1 7,67 5 1 4,67 7 1 6,67 5 8 2,33 41 15 36,01 331,374 23 173 173 177 1501
% 29

24 617 BUSE ALADAĞ 5D 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 5 6,33 9 4 7,67 44 27 35,00 327,652 24 178 178 182 1566
% 31

25 660 SAMİRA KONUŞKAN 5D 7 7 4,67 6 2 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 5 9 2,00 45 26 36,34 326,193 25 181 181 185 1593
% 31

26 608 ALİ EYMEN GÜLER 5D 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 9 2,00 9 6 7,00 44 30 34,00 314,097 26 198 198 203 1834
% 36

27 336 EMİR BAYRAKTAR 5D 7 5 5,33 3 4 1,67 4 5 2,33 8 0 8,00 10 5 8,33 6 8 3,33 38 27 28,99 310,551 27 205 205 212 1913
% 37

28 420 DENİZ AL İPOLAT 5D 8 7 5,67 5 4 3,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 4 6,67 8 7 5,67 37 34 25,68 306,901 28 212 212 220 1990
% 39

29 635 EMRE TOPLU 5D 4 9 1,00 5 4 3,67 6 2 5,33 5 2 4,33 4 5 2,33 10 3 9,00 34 25 25,66 288,465 29 243 243 252 2365
% 46

30 613 BERAT DAĞLI 5D 6 9 3,00 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 9 3,00 9 6 7,00 36 38 23,33 286,662 30 252 252 261 2419
% 47



5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5D

KATILIMLAR
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 402 BİLAL TALHA ÇOLAK 5E 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 65 10 61,67 436,849 1 11 11 11 144
% 2,81

2 405 AYBÜKE BİLGE BARIŞ 5E 10 4 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 3 9,00 12 3 11,00 56 15 51,01 396,076 2 55 55 56 502
% 9,80

3 2 ELANUR ŞIK 5E 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 56 17 50,35 392,310 3 60 60 61 542
% 11

4 3 RIDVAN ARAS VARDAR5E 8 7 5,67 9 0 9,00 8 1 7,67 10 0 10,00 11 1 10,67 11 3 10,00 57 12 53,01 391,685 4 63 63 64 548
% 11

5 981 BEYZA ÇAKIR 5E 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 1 9,67 11 4 9,67 53 17 47,34 386,593 5 71 71 72 599
% 12

6 0 ÇINAR ALİ TİRYAKİ 5E 10 3 9,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 3 7,00 13 2 12,33 51 18 45,00 381,337 6 80 80 81 659
% 13

7 5 DEFNE DEN*  TİRMİK 5E 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 7 5,67 11 3 10,00 51 22 43,66 364,981 7 111 111 112 925
% 18

8 195 ÖMER EGE SEÇİK 5E 9 4 7,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 2 8,33 10 5 8,33 49 20 42,33 362,724 8 113 113 114 951
% 19

9 86 BEREN FIRAT 5E 8 7 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 12 3 11,00 53 22 45,67 359,487 9 119 119 121 1011
% 20

10 969 MERYEM SAGI 5E 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 6 7,00 7 8 4,33 49 26 40,33 344,109 10 144 144 147 1264
% 25

11 71 AYŞE NAZ KESER 5E 7 8 4,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 3 9,00 7 8 4,33 48 25 39,67 335,424 11 162 162 165 1416
% 28

12 452 TAJHA AMMAR BAGCI 5E 7 6 5,00 8 2 7,33 6 2 5,33 4 3 3,00 8 3 7,00 7 3 6,00 40 19 33,66 325,033 12 183 183 187 1624
% 32

13 361 ANIL MUTLU 5E 8 4 6,67 9 0 9,00 3 4 1,67 9 1 8,67 7 4 5,67 6 5 4,33 42 18 36,01 323,830 13 187 187 191 1647
% 32

14 241 ÖMER EMRE POYRAZ 5E 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 9 6 7,00 44 25 35,66 319,507 14 192 192 196 1731
% 34

15 1034 ŞEKER HASAN* 5E 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 7 5,67 7 8 4,33 42 33 31,01 311,357 15 204 204 209 1893
% 37

16 0 ELİF NUR GÜNGÖR 5E 8 6 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 5 9 2,00 8 7 5,67 42 28 32,67 308,172 16 211 211 219 1958
% 38

17 364 İDİL DERİN ÇAKIR 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 6 9 3,00 42 32 31,34 304,432 17 215 215 223 2036
% 40

18 129 HÜMA ELİF BAŞYEMENİC5E 8 2 7,33 4 3 3,00 4 2 3,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 6 3,00 33 19 26,66 296,749 18 231 231 239 2195
% 43

19 1089 ELİF ÜNER 5E 6 9 3,00 4 5 2,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 36 33 24,99 287,755 19 249 249 258 2386
% 47

20 240 AHMET KEREM POYRAZ5E 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 10 -2,33 7 4 5,67 38 29 28,33 287,585 20 250 250 259 2392
% 47

21 1095 ERVA ŞADE 5E 6 9 3,00 5 5 3,33 3 6 1,00 4 5 2,33 7 7 4,67 9 6 7,00 34 38 21,33 286,652 21 253 253 262 2421
% 47

22 414 EGE   RŞUN 5E 6 8 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 6 9 3,00 37 37 24,66 271,836 22 273 273 284 2749
% 54

23 726 İLKER HARUN 5E 4 10 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 8 6 6,00 36 37 23,68 271,087 23 278 278 289 2771
% 54

24 1000 İREM  ÖRENÇ 5E 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 7 8 4,33 33 42 18,99 268,299 24 286 286 297 2843
% 56

25 734 ERCAN AKARSU 5E 5 1 4,67 6 0 6,00 2 1 1,67 4 0 4,00 2 2 1,33 3 2 2,33 22 6 20,00 263,943 25 289 289 301 2938
% 57

26 454 ARAS TAŞIN 5E 5 5 3,33 7 2 6,33 1 9 -2,00 6 3 5,00 7 6 5,00 4 10 0,67 30 35 18,33 261,437 26 296 296 309 3006
% 59

27 466 MELİSA DOGRU 5E 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 6 9 3,00 29 46 13,68 255,494 27 307 307 321 3151
% 62

28 400 MİRHEN E 5E 8 7 5,67 0 9 -3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 28 46 12,68 252,902 28 311 311 325 3219
% 63

29 471 ZEHRA SAYGILAR 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 5 2,33 5 8 2,33 5 7 2,67 30 39 16,99 249,276 29 314 314 328 3292
% 64

30 710 HÜSEYİN ANILYILDIRIM5E 1 11 -2,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 3 4,00 3 6 1,00 5 5 3,33 22 35 10,33 220,483 30 354 354 371 4079
% 80

31 915 ZEYNEP SAĞDI Ç 5E 8 7 5,67 0 9 -3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 11 -2,67 3 10 -0,33 18 51 1,00 207,711 31 373 373 395 4397
% 86

32 678 YUNUS EREN ÇAKIR 5E 0 15 -5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 6 4 4,67 3 9 0,00 4 7 1,67 23 42 9,01 201,474 32 382 382 414 4571
% 89

33 0 ASLIHAN AKMAN 5E 2 13 -2,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 1 12 -3,00 4 11 0,33 15 56 -3,66 170,651 33 394 394 446 5012
% 98



5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5E

KATILIMLAR

34 581 BERKTUĞ  KOZAR 5E 0 15 -5,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 60 -5,01 165,790 34 397 397 452 5050
% 99

35 658 GÖK DENİZ GÖKTAŞ 5E 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 8 56 -10,67146,300 35 399 399 454 5090
% 99
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 154 MUSAB BERK GÜNDÜZ5F 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 10 4 8,67 57 15 52,01 398,374 1 50 50 51 467
% 9,12

2 427 HİRA ÇELİK 5F 10 3 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 9 6 7,00 55 14 50,33 380,317 2 84 84 85 680
% 13

3 68 SEMİH ERGUL 5F 10 5 8,33 7 2 6,33 8 1 7,67 10 0 10,00 10 4 8,67 9 5 7,33 54 17 48,33 376,084 3 93 93 94 751
% 15

4 688 KEREM DOKUR 5F 9 6 7,00 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 3 9,00 7 5 5,33 48 21 41,00 351,305 4 133 133 136 1141
% 22

5 231 SEMİH TAHA KARAKUŞ5F 8 4 6,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 2 5,33 9 5 7,33 46 16 40,66 344,033 5 145 145 148 1265
% 25

6 270 YAREN TOYGA 5F 7 4 5,67 8 1 7,67 8 2 7,33 5 1 4,67 5 1 4,67 10 5 8,33 43 14 38,34 336,996 6 160 160 163 1387
% 27

7 939 ZEYNEP KOÇYİĞİT 5F 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 8 3,33 7 8 4,33 45 29 35,33 327,051 7 180 180 184 1574
% 31

8 23 ŞEHNZ  GÜL 5F 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 11 4 9,67 43 32 32,34 325,696 8 182 182 186 1607
% 31

9 455 ELİF NUR KALEOĞLU 5F 7 6 5,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 5 6,33 10 5 8,33 39 32 28,33 317,330 9 195 195 200 1771
% 35

10 435 ZEYNEP SARE İSEN 5F 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 7 1,67 6 8 3,33 45 25 36,66 311,594 10 202 202 207 1885
% 37

11 461 YUNUS MIRDAN 5F 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 10 5 8,33 42 33 31,00 306,293 11 213 213 221 2001
% 39

12 191 ZEYNEPBERENDUMN 5F 6 6 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 6 4 4,67 9 6 7,00 35 31 24,68 296,685 12 232 232 240 2196
% 43

13 464 HARUN EMİN SEVENCAN5F 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 10 5 8,33 5 10 1,67 39 36 27,00 293,536 13 236 236 244 2253
% 44

14 977 EDA CEYLAN 5F 9 4 7,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 9 6 7,00 34 39 21,00 287,967 14 247 247 256 2380
% 46

15 438 ECRİN DEMİRAY 5F 9 4 7,67 4 0 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 35 32 24,34 279,470 15 262 262 273 2573
% 50

16 577 MERT ŞAŞMAZ 5F 5 10 1,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 2 4,33 6 7 3,67 7 8 4,33 34 36 22,00 271,463 16 276 276 287 2762
% 54

17 433 SERVET KAAN KÜLEKÇİ5F 4 9 1,00 6 0 6,00 4 0 4,00 3 2 2,33 5 2 4,33 5 4 3,67 27 17 21,33 269,298 17 281 281 292 2816
% 55

18 1155 NUR BANU AKBAŞ 5F 4 5 2,33 1 3 0,00 6 4 4,67 5 0 5,00 4 7 1,67 8 6 6,00 28 25 19,67 268,537 18 284 284 295 2838
% 55

19 230 ÖMER FARUK TATLI 5F 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 30 45 15,01 259,833 19 298 298 311 3041
% 59

20 213 EDA YILDIRIM 5F 4 9 1,00 4 6 2,00 2 6 0,00 5 3 4,00 8 4 6,67 3 9 0,00 26 37 13,67 247,896 20 317 317 331 3330
% 65

21 0 EYMEN SARUL 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 28 47 12,33 241,107 21 323 323 337 3506
% 68

22 699 TUĞRAP CANBAŞ 5F 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 30 45 15,00 228,590 22 341 341 356 3840
% 75

23 860 HEDİYE BEREKET 5F 5 8 2,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 7 3 6,00 4 10 0,67 4 11 0,33 24 47 8,33 221,727 23 351 351 368 4038
% 79

24 211 ELA YILDIRIM 5F 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 25 50 8,34 219,388 24 357 357 375 4108
% 80

25 1031 AL  AYAZ TOPÇU 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,33 216,366 25 360 360 380 4180
% 82

26 701 ÖZGÜR BADEM 5F 2 12 -2,00 5 2 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 24 42 10,00 214,975 26 363 363 384 4225
% 83

27 462 AHMET TAHA DEMİRTAŞ5F 2 10 -1,33 4 4 2,67 3 7 0,67 6 2 5,33 3 11 -0,67 5 9 2,00 23 43 8,67 211,641 27 369 369 391 4308
% 84

28 82 RÜZGAR  ERDEM 5F 3 8 0,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 25 45 10,00 211,262 28 370 370 392 4319
% 84

29 266 ZEYNEP C* DEMİR 5F 3 11 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 52 4,65 205,557 29 378 378 400 4460
% 87

30 1090 ELİFN*  TUNCİL 5F 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 54 3,01 199,700 30 383 383 415 4598
% 90

31 1070 BİLAL UĞUR HIZLI 5F 2 13 -2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 1 14 -3,67 16 59 -3,67 181,183 31 389 389 437 4913
% 96

32 1140 MUH MMED YASİN KU*UR5F 2 11 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 59 -5,68 170,536 32 395 395 447 5013
% 98

33 687 ZEYNEP HORASAN 5F 0 10 -3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 18 52 0,67 168,652 33 396 396 449 5033
% 98



5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 679 ECRİN NAZ 5G 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 10 1 9,67 13 2 12,33 59 11 55,33 423,551 1 20 20 20 224
% 4,38

2 968 AHMET EMİR GEZER 5G 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 11 3 10,00 10 5 8,33 55 19 48,66 383,882 2 76 76 77 633
% 12

3 12 ELİF SARI 5G 10 4 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 3 11,00 54 15 49,01 381,062 3 81 81 82 662
% 13

4 1110 GÜLBAHAR ALLAÇ 5G 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 11 4 9,67 9 6 7,00 54 21 47,00 380,064 4 85 85 86 688
% 13

5 506 AHMET KILIÇ 5G 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 12 3 11,00 8 7 5,67 55 20 48,34 378,293 5 90 90 91 715
% 14

6 874 RAVZA ŞİŞLİ 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 9 6 7,00 52 23 44,32 361,611 6 116 116 117 971
% 19

7 13 MERYEM ORHAN 5G 11 3 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 6 6 4,00 10 5 8,33 47 21 39,99 352,652 7 130 130 133 1122
% 22

8 731 MEHMET URAL 5G 7 8 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 12 3 11,00 53 22 45,67 350,079 8 135 135 138 1162
% 23

9 708 MELİKE SALCI 5G 8 7 5,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 3 8,00 48 17 42,34 345,070 9 142 142 145 1243
% 24

10 1039 ALİ İHSAN KÖSE 5G 6 8 3,33 8 1 7,67 6 4 4,67 7 1 6,67 11 2 10,33 8 6 6,00 46 22 38,67 339,874 10 151 151 154 1339
% 26

11 404 BARIŞ HASANOV 5G 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 1 2,67 9 6 7,00 42 22 34,67 330,851 11 174 174 178 1516
% 30

12 339 ÖMER EFE EŞİYOK 5G 8 6 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 47 27 38,00 330,605 12 175 175 179 1521
% 30

13 429 HAMZA ÖZDEMİR 5G 9 5 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 6 5,00 7 7 4,67 45 25 36,67 327,387 13 179 179 183 1571
% 31

14 447 FEYZA HENDEN 5G 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 8 7 5,67 38 37 25,68 304,288 14 217 217 225 2042
% 40

15 866 AHMET YILMAZ 5G 6 7 3,67 5 2 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 7 3,67 9 6 7,00 39 29 29,34 303,486 15 218 218 226 2054
% 40

16 516 İSMAİL AŞKIN 5G 8 5 6,33 8 2 7,33 3 5 1,33 5 7 2,67 8 1 7,67 32 20 25,33 302,446 16 220 220 228 2069
% 40

17 463 AİŞE ESLEM ÇATALBAŞ5G 7 4 5,67 6 4 4,67 3 5 1,33 8 1 7,67 1 5 -0,67 9 3 8,00 34 22 26,67 291,616 17 240 240 248 2298
% 45

18 996 EYÜP  ENSAR GÖKÇEKE5G 6 8 3,33 9 0 9,00 4 3 3,00 5 4 3,67 6 7 3,67 7 8 4,33 37 30 27,00 288,448 18 244 244 253 2366
% 46

19 1134 MELİKE AKBULUT 5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 6 7,00 5 7 2,67 34 38 21,33 280,124 19 261 261 271 2561
% 50

20 329 AYŞE NASİPLİ 5G 4 10 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 9 3,00 8 7 5,67 37 37 24,67 275,594 20 268 268 279 2664
% 52

21 1248 ZÜMRA YILDIRIM 5G 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 7 3,67 37 31 26,66 275,326 21 269 269 280 2667
% 52

22 514 ARDA   GÜBÜÇOĞL U 5G 4 11 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 8 7 5,67 28 34 16,67 247,621 22 318 318 332 3339
% 65

23 295 YUSUF TOPÇU 5G 7 8 4,33 6 3 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 14 -3,67 7 8 4,33 31 43 16,65 246,302 23 319 319 333 3377
% 66

24 91 ESLEM ÖZ 5G 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 31 43 16,67 246,167 24 320 320 334 3381
% 66

25 50 MUSTAFA ÇOL K 5G 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 7 1,67 28 43 13,67 239,469 25 326 326 340 3563
% 70

26 164 ÜMİT ALTUN 5G 4 8 1,33 7 3 6,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 9 0,00 4 7 1,67 27 36 15,00 236,783 26 329 329 343 3623
% 71

27 1091 ENES AKÇAM 5G 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,01 229,085 27 340 340 355 3824
% 75

28 1049 BEDİRHAN YILMAZ 5G 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 23 52 5,66 214,296 28 364 364 385 4239
% 83

29 9 YUSUF     KÖSE 5G 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,66 213,528 29 366 366 387 4258
% 83

30 100 EYMEN EGE DEMİRCAN5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,00 213,485 30 367 367 388 4260
% 83

31 0 **    *A 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 56 0,34 185,810 31 387 387 432 4853
% 95



5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5G

KATILIMLAR
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5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 209 EMİR MUTLU 5H 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 4 6,67 11 4 9,67 51 21 44,01 362,138 1 114 114 115 961
% 19

2 0 BEREN BELET 5H 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 6 4,00 9 6 7,00 48 24 39,99 351,739 2 131 131 134 1131
% 22

3 440 BASMA ABDULLAH 5H 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 49 26 40,33 346,741 3 140 140 143 1219
% 24

4 223 HAKTAN YILDIRIM 5H 9 5 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 5 3 4,00 9 5 7,33 8 7 5,67 46 24 38,00 342,908 4 147 147 150 1289
% 25

5 1211 ZEHRA MAVİŞ 5H 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 45 30 35,00 337,967 5 155 155 158 1372
% 27

6 393 GÖRKEM BAYRAK 5H 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 4 6,67 10 5 8,33 45 27 36,00 336,923 6 161 161 164 1389
% 27

7 386 KER*  KARABULUT 5H 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 9 3,00 9 6 7,00 43 32 32,33 319,974 7 191 191 195 1722
% 34

8 218 AZRA KAHYAOĞLU 5H 8 7 5,67 1 1 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 7 3,67 11 4 9,67 38 27 29,02 317,474 8 194 194 199 1769
% 35

9 109 ZARA EYLÜL  ASTUNÇ 5H 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 11 4 9,67 44 25 35,67 317,281 9 196 196 201 1773
% 35

10 92 ÖMER FARUK KORKMAZ5H 5 10 1,67 5 3 4,00 6 3 5,00 4 1 3,67 6 5 4,33 10 5 8,33 36 27 27,00 298,028 10 226 226 234 2164
% 42

11 29 NİSA YILMAZ 5H 11 4 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 35 40 21,67 292,476 11 237 237 245 2282
% 45

12 268 ÇAĞLA BİLGE 5H 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 6 4,00 6 9 3,00 39 33 28,00 287,202 12 251 251 260 2402
% 47

13 910 BİLAL GÜLTEKİN 5H 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 37 38 24,34 282,931 13 255 255 264 2497
% 49

14 144 DANIZ ABBSOVA 5H 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 7 5,67 7 8 4,33 35 40 21,67 282,569 14 256 256 265 2513
% 49

15 458 YAKUP BOZOĞLU 5H 4 8 1,33 2 6 0,00 5 4 3,67 5 5 3,33 6 5 4,33 8 6 6,00 30 34 18,66 271,798 15 274 274 285 2750
% 54

16 852 AYDIN MERT GÜNAYDIN5H 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,67 268,823 16 283 283 294 2832
% 55

17 97 SALİH ÇETİN 5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 8 4,33 5 10 1,67 31 44 16,33 262,166 17 292 292 305 2992
% 58

18 683 EFSA DURU ENGİN 5H 4 9 1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 8 2,33 7 8 4,33 33 38 20,32 261,812 18 295 295 308 3002
% 59

19 1804 DENİZ ILGIN KAR 5H 8 7 5,67 5 4 3,67 1 6 -1,00 1 5 -0,67 1 5 -0,67 8 5 6,33 24 32 13,33 259,352 19 300 300 313 3055
% 60

20 829 ELAU R YA  *L I 5H 5 9 2,00 4 5 2,33 6 3 5,00 6 4 4,67 6 6 4,00 4 11 0,33 31 38 18,33 254,767 20 309 309 323 3174
% 62

21 75 OSMAN EREN SEÇİK 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 5 10 1,67 30 39 16,99 253,816 21 310 310 324 3193
% 62

22 472 FİRDEVS ÇAĞLAYAN 5H 6 8 3,33 3 5 1,33 3 6 1,00 6 4 4,67 1 11 -2,67 6 9 3,00 25 43 10,66 228,471 22 342 342 357 3844
% 75

23 1018 EMİRHAN ÖZCAH 5H 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 3 11 -0,67 26 48 10,00 224,326 23 346 346 362 3956
% 77

24 453 ATLAS TAŞIN 5H 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 218,848 24 358 358 376 4117
% 80

25 10 AYSU DEFNE ÖZAYDIN5H 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 50 7,33 217,775 25 359 359 377 4146
% 81

26 659 AHMETKÖ* 5H 2 13 -2,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 21 54 3,00 216,077 26 361 361 381 4187
% 82

27 1183 TURAN ÇİL 5H 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 21 54 3,00 212,405 27 368 368 389 4289
% 84

28 260 MUHAMMED SADIK 5H 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 190,264 28 386 386 426 4776
% 93

29 562 ÖMER GOJALI 5H 2 13 -2,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 15 60 -4,99 172,644 29 392 392 444 4997
% 98

30 766 MEDİNE NUR UĞUR 5H 1 14 -3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 172,079 30 393 393 445 5003
% 98



5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5H

KATILIMLAR
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5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5I

KATILIMLAR

1 8 MEHMEDAKİF ÇOBANOĞLU5I 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 60 15 54,99 413,667 1 30 30 30 310
% 6,05

2 1136 MERVE GÜLTEKİN 5I 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 9 6 7,00 52 23 44,33 356,567 2 122 122 124 1058
% 21

3 1137 MİRAY SEVİM 5I 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 7 2,67 12 3 11,00 47 25 38,67 353,544 3 127 127 130 1104
% 22

4 160 KAAN ÜSTÜN 5I 9 4 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 8 1,33 9 4 7,67 46 22 38,67 330,576 4 176 176 180 1524
% 30

5 578 KEREM KARATAŞ 5I 7 5 5,33 5 3 4,00 4 4 2,67 6 4 4,67 10 3 9,00 7 5 5,33 39 24 31,00 323,910 5 186 186 190 1645
% 32

6 181 MİRAY TAŞOĞLU 5I 10 5 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 11 4 9,67 40 35 28,33 321,340 6 188 188 192 1693
% 33

7 476 MEHMET BARAN TAŞOĞLU5I 7 4 5,67 6 2 5,33 6 2 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 6 7,00 42 20 35,33 320,801 7 189 189 193 1704
% 33

8 1165 SALİH SARAÇOĞLU 5I 9 6 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 7 6 5,00 7 8 4,33 41 32 30,33 311,759 8 200 200 205 1879
% 37

9 207 KAYRA ÇALGICI 5I 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 6 7,00 5 10 1,67 43 32 32,34 309,959 9 206 206 213 1921
% 38

10 465 MİRAÇ TEKİN 5I 7 5 5,33 7 2 6,33 6 2 5,33 9 1 8,67 3 7 0,67 8 6 6,00 40 23 32,33 301,528 10 223 223 231 2090
% 41

11 416 EYMEN ARSLAN 5I 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 10 1,67 8 7 5,67 42 33 31,00 296,970 11 229 229 237 2190
% 43

12 293 ÖMER ŞENOL 5I 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 5 10 1,67 42 33 31,00 294,466 12 235 235 243 2232
% 44

13 35800 ESLEM MİNA ÇETİN 5I 6 8 3,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 5 6,33 35 30 25,00 292,033 13 239 239 247 2291
% 45

14 729 RÜZGAR AK 5I 5 10 1,67 7 3 6,00 5 3 4,00 6 4 4,67 7 7 4,67 8 7 5,67 38 34 26,68 289,622 14 241 241 250 2340
% 46

15 52 ÖZGÜR ALVER 5I 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 11 0,33 7 8 4,33 40 35 28,33 288,299 15 246 246 255 2371
% 46

16 47 MUHAMMED POYRAZ 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 5 10 1,67 34 41 20,34 271,786 16 275 275 286 2751
% 54

17 374 NURAY ABBASOVA 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 33 42 19,01 268,326 17 285 285 296 2842
% 56

18 1093 ENES ÜFTADE İNSAN 5I 4 11 0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 35 40 21,66 263,472 18 291 291 304 2953
% 58

19 215 CEYLİN KAHRAMAN 5I 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 32 43 17,67 257,418 19 303 303 317 3106
% 61

20 0 ECEM TOSUN 5I 5 10 1,67 0 10 -3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 32 43 17,67 248,437 20 315 315 329 3315
% 65

21 1881 TAHA TAIİP AITAN 5I 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 23 52 5,67 233,258 21 334 334 348 3691
% 72

22 399 KAYRA KÖSEOĞLU 5I 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 27 48 11,01 231,392 22 338 338 353 3747
% 73

23 388 SAİT YAZICI 5I 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 25 50 8,33 219,481 23 356 356 374 4103
% 80

24 4776 ÖMER DİRİCAN 5I 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 9 2,00 2 13 -2,33 24 50 7,33 211,184 24 371 371 393 4322
% 84

25 206 ASYA ÇALGICI 5I 1 14 -3,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 207,276 25 375 375 397 4416
% 86

26 7200 NUR ŞAHİNÖCER 5I 1 14 -3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 11 64 -10,34158,647 26 398 398 453 5074
% 99
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5İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5İ

KATILIMLAR

1 445 SUDENAZ DOKUMAN 5İ 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 8 4,33 41 34 29,66 288,435 1 245 245 254 2368
% 46
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5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5K

KATILIMLAR

1 432 ZEYNEP KORKMAZ 5K 10 3 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 4 6,67 12 1 11,67 59 9 56,01 402,090 1 42 42 43 425
% 8,30

2 483 SONER KAMACI 5K 11 3 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 2 8,33 12 3 11,00 54 16 48,66 391,983 2 61 61 62 545
% 11

3 16 MUSA ENES KUZU 5K 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 1 13,67 11 4 9,67 55 20 48,33 386,823 3 69 69 70 594
% 12

4 355 ALTUĞ U *R 5K 10 5 8,33 6 2 5,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 12 2 11,33 54 16 48,66 385,464 4 73 73 74 607
% 12

5 1032 ALİ ÇAĞLAYAN 5K 8 5 6,33 6 4 4,67 6 3 5,00 6 1 5,67 7 2 6,33 9 5 7,33 42 20 35,33 334,406 5 168 168 172 1435
% 28

6 682 NEHİR TİLKİ 5K 8 5 6,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 4 4,67 9 6 7,00 6 9 3,00 46 26 37,33 327,892 6 177 177 181 1563
% 31

7 467 AKIN BERK ÇELİK 5K 7 7 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 4 6,67 9 6 7,00 41 29 31,34 320,099 7 190 190 194 1718
% 34

8 98 CEREN TELLİ 5K 10 4 8,67 7 2 6,33 6 3 5,00 9 1 8,67 5 8 2,33 6 6 4,00 43 24 35,00 317,567 8 193 193 198 1768
% 35

9 554 EMİR YORGANCI 5K 8 7 5,67 5 0 5,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 2 2,33 8 4 6,67 39 18 33,01 311,390 9 203 203 208 1892
% 37

10 297 IBRAHİM KIZI L 5K 6 7 3,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 7 4 5,67 7 7 4,67 39 28 29,68 303,168 10 219 219 227 2057
% 40

11 1083 ÇINAR YEŞİLTEPE 5K 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 6 7,00 40 29 30,33 302,004 11 221 221 229 2081
% 41

12 65 ÖMER HAMZA ÖZ 5K 7 6 5,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 6 5,00 5 8 2,33 40 27 30,99 300,721 12 225 225 233 2106
% 41

13 277 NEHIR YILMAZ 5K 8 6 6,00 5 3 4,00 8 1 7,67 7 2 6,33 6 3 5,00 3 7 0,67 37 22 29,67 296,925 13 230 230 238 2191
% 43

14 1167 SAMİRA UMAROV* 5K 5 7 2,67 7 2 6,33 4 4 2,67 5 5 3,33 6 7 3,67 7 6 5,00 34 31 23,67 281,227 14 258 258 268 2539
% 50

15 56 MELİS BÜLBÜL 5K 5 7 2,67 5 4 3,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 8 3,33 7 7 4,67 35 34 23,67 278,118 15 264 264 275 2597
% 51

16 460 ALİBERK YILDIRIM 5K 4 10 0,67 6 1 5,67 5 4 3,67 3 4 1,67 8 7 5,67 7 7 4,67 33 33 22,02 277,074 16 266 266 277 2627
% 51

17 350 BEREN UĞUR 5K 4 9 1,00 5 3 4,00 4 5 2,33 4 6 2,00 7 5 5,33 8 7 5,67 32 35 20,33 276,263 17 267 267 278 2649
% 52

18 434 ZEYNEP İLGEN 5K 8 4 6,67 4 3 3,00 2 2 1,33 7 2 6,33 4 4 2,67 2 2 1,33 27 17 21,33 274,225 18 270 270 281 2690
% 53

19 579 ELİF BÜŞRANUR DEMİRE5K 5 5 3,33 5 1 4,67 6 2 5,33 6 1 5,67 5 6 3,00 4 6 2,00 31 21 24,00 273,012 19 272 272 283 2719
% 53

20 1117 HAMZA ALİ YILM* 5K 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 6 9 3,00 9 6 7,00 29 46 13,66 271,426 20 277 277 288 2764
% 54

21 172 DUYGU FİDAN 5K 6 5 4,33 2 6 0,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 5 9 2,00 32 31 21,66 270,584 21 279 279 290 2783
% 54

22 439 BERKAY ERSOY 5K 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 6 6,00 5 5 3,33 29 40 15,66 267,267 22 288 288 299 2864
% 56

23 389 BURAK KOÇYİĞİT 5K 6 8 3,33 5 4 3,67 5 3 4,00 5 5 3,33 4 10 0,67 6 7 3,67 31 37 18,67 259,418 23 299 299 312 3053
% 60

24 681 İN A AF ZIVKARA 5K 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 7 6 5,00 28 45 13,00 257,276 24 304 304 318 3109
% 61

25 952 FATMA ESLEM ÖZDEMİR5K 6 8 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 28 46 12,66 248,076 25 316 316 330 3324
% 65

26 349 ZEHRA CIRIT 5K 5 10 1,67 4 5 2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 7 4,67 4 10 0,67 27 45 12,01 242,776 26 322 322 336 3462
% 68

27 0 EG*ER**** 5K 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 239,425 27 327 327 341 3567
% 70

28 706 AHMET EFE ÖZDEMİR 5K 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 2 2,33 2 8 -0,67 9 5 7,33 4 11 0,33 23 46 7,65 237,863 28 328 328 342 3601
% 70

29 653 ÖMER FAKUK DEVELİ 5K 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 27 48 10,98 235,182 29 332 332 346 3657
% 71

30 2026 POVRAZ ARDIÇ 5K 4 11 0,33 6 4 4,67 5 4 3,67 6 2 5,33 3 5 1,33 24 26 15,33 232,302 30 336 336 351 3723
% 73

31 219 IŞIL GÜL 5K 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 6 6,00 4 11 0,33 22 52 4,67 231,483 31 337 337 352 3742
% 73

32 922 İKRA SEVİM 5K 4 8 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 3 11 -0,67 25 46 9,66 231,243 32 339 339 354 3758
% 73

33 1139 MUHAMMED BURAK FIRAT5K 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,00 227,368 33 344 344 360 3874
% 76



5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5K

KATILIMLAR

34 356 EYMEN MERT ÇETİN 5K 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 24 51 7,00 226,075 34 345 345 361 3905
% 76

35 691 BURAK SARAÇOĞLU 5K 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 24 51 7,00 224,264 35 347 347 363 3959
% 77

36 84 MELEK ECRİN KARACA 5K 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 50 8,33 221,952 36 350 350 366 4027
% 79

37 733 IRMAK İNCİ ÇETİN 5K 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 23 52 5,65 207,025 37 377 377 399 4424
% 86

38 707 BARI  EFE ZİREK 5K 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 21 54 3,00 202,771 38 381 381 411 4542
% 89

39 693 SARP KAYA 5K 3 12 -1,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 184,146 39 388 388 435 4873
% 95
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5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5L

KATILIMLAR

1 441 YAĞIZ BERK KARAKAŞ 5L 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 69 6 67,01 465,500 1 4 4 4 35
% 0,68

2 1011 ŞEVVAL AK 5L 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 0 6,00 9 6 7,00 13 2 12,33 58 13 53,67 402,999 2 40 40 41 419
% 8,18

3 148 BERİ LADA ŞAH İN 5L 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 58 15 53,00 394,932 3 58 58 59 515
% 10

4 698 AHMETYAVUZ ÖZCAN 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 2 8,33 10 5 8,33 53 18 46,99 375,326 4 97 97 98 762
% 15

5 74 ARAS KIROĞLU 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 7 3,67 10 5 8,33 54 19 47,67 361,991 5 115 115 116 963
% 19

6 326 EMİ NŞAFAK SERDAR 5L 8 7 5,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 2 5,33 12 3 11,00 8 7 5,67 50 22 42,67 358,495 6 121 121 123 1032
% 20

7 551 DERİN DEMİR 5L 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 1 6,67 9 6 7,00 10 4 8,67 45 27 36,01 339,582 7 152 152 155 1345
% 26

8 0 ÖZLEM ÖZKADAM 5L 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 5 6,33 11 4 9,67 46 27 36,99 339,019 8 153 153 156 1353
% 26

9 14 ECRİN ADA ABAY 5L 8 7 5,67 8 2 7,33 9 0 9,00 5 4 3,67 7 7 4,67 10 5 8,33 47 25 38,67 338,391 9 154 154 157 1366
% 27

10 335 KEREM ŞAYAN 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 9 6 7,00 48 27 39,00 337,838 10 156 156 159 1374
% 27

11 930 AZRA SAĞLAM 5L 8 4 6,67 5 2 4,33 5 4 3,67 6 0 6,00 6 4 4,67 10 2 9,33 40 16 34,67 334,442 11 166 166 170 1433
% 28

12 927 MEHMET EGE FINDIK 5L 8 7 5,67 8 2 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 10 5 8,33 8 7 5,67 42 32 31,33 325,016 12 184 184 188 1625
% 32

13 0 KAANBERK KA A A 5L 6 8 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 5 7,33 6 9 3,00 43 30 32,99 308,684 13 208 208 216 1950
% 38

14 184 ÇINAR ERMİŞ 5L 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 9 3,00 8 7 5,67 42 33 30,99 301,595 14 222 222 230 2088
% 41

15 703 YUSUF DAĞ 5L 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 9 6 7,00 37 38 24,34 292,165 15 238 238 246 2287
% 45

16 722 BEREN ÇELEBİ 5L 3 11 -0,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 7 5 5,33 7 6 5,00 39 28 29,66 289,502 16 242 242 251 2343
% 46

17 384 BERRA ÖNDEŞ 5L 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 10 1,67 8 7 5,67 41 34 29,68 285,922 17 254 254 263 2433
% 48

18 58 ABDULLAH HABİBULLAH5L 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 0 9,00 6 9 3,00 7 8 4,33 35 34 23,66 281,650 18 257 257 266 2530
% 49

19 17 ENES ŞAFAK 5L 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 37 38 24,33 279,280 19 263 263 274 2579
% 50

20 450 ZEYNEP ASYA DOĞRU 5L 7 6 5,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 5 9 2,00 6 6 4,00 28 39 15,00 262,090 20 293 293 306 2995
% 58

21 278 ERAY ALTUNTAŞ 5L 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 28 47 12,33 258,844 21 302 302 315 3069
% 60

22 153 EFE ALİ HOROZ 5L 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 10 5 8,33 31 44 16,33 256,857 22 305 305 319 3120
% 61

23 1157 ÖYKÜ DALYAN 5L 5 9 2,00 3 4 1,67 6 2 5,33 7 1 6,67 5 6 3,00 4 9 1,00 30 31 19,67 256,080 23 306 306 320 3139
% 61

24 0 SERCAN LÖKÇE 5L 5 7 2,67 5 5 3,33 3 3 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 24 34 12,67 243,652 24 321 321 335 3443
% 67

25 431 ZEYNETTİN MULAMUSA5L 6 9 3,00 0 9 -3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 9 1,00 5 9 2,00 27 44 12,34 240,829 25 324 324 338 3521
% 69

26 38 ERTUNÇ BALKAN 5L 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 25 50 8,33 236,745 26 330 330 344 3624
% 71

27 1122 İKRA ÇİFTCİLER 5L 7 7 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 9 1,00 5 10 1,67 24 48 8,00 235,266 27 331 331 345 3652
% 71

28 1219 HAYRUNNİSA DOĞAN 5L 3 11 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 28 46 12,65 234,030 28 333 333 347 3679
% 72

29 428 AHMETYUSUF KIYAKOĞLU5L 4 10 0,67 3 4 1,67 5 2 4,33 2 6 0,00 2 6 0,00 6 6 4,00 22 34 10,67 233,175 29 335 335 349 3695
% 72

30 0 UBEYDULLAH SARAÇOĞLU5L 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 52 5,67 223,189 30 349 349 365 3994
% 78

31 695 UTKU AKSOY 5L 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 26 49 9,66 213,946 31 365 365 386 4250
% 83

32 456 AMİNE AKILI 5L 2 13 -2,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 22 52 4,67 207,051 32 376 376 398 4423
% 86

33 285 ÖMER ÖZDEMİR 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 5 4 3,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 202,815 33 380 380 410 4540
% 89



5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5L

KATILIMLAR
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5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5M

KATILIMLAR

1 158 BUĞLEM YÜCEL 5M 10 4 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 14 1 13,67 60 13 55,67 411,941 1 32 32 32 331
% 6,46

2 22 ECE BERAY IŞIK 5M 12 3 11,00 10 0 10,00 6 3 5,00 7 3 6,00 9 5 7,33 12 3 11,00 56 17 50,33 396,363 2 54 54 55 497
% 9,71

3 205 HARUN SANCAK 5M 9 5 7,33 9 0 9,00 9 0 9,00 8 2 7,33 5 5 3,33 12 3 11,00 52 15 46,99 364,769 3 112 112 113 928
% 18

4 32 BATU BUĞRA SEVİN 5M 11 1 10,67 8 1 7,67 5 3 4,00 9 0 9,00 6 5 4,33 9 4 7,67 48 14 43,34 359,450 4 120 120 122 1013
% 20

5 705 KAHRAMAN ULUKAYA 5M 8 6 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 4 6,67 10 5 8,33 50 21 42,99 353,954 5 126 126 129 1100
% 21

6 168 NİL ARSLANTAŞ 5M 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 5 8,33 10 5 8,33 48 27 39,00 349,738 6 136 136 139 1173
% 23

7 36 ELİF DEMİRYÜREK 5M 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 4 7,67 7 8 4,33 47 26 38,34 347,275 7 138 138 141 1205
% 24

8 151 AYNUR MAKS*O VA 5M 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 48 27 39,00 341,923 8 148 148 151 1306
% 26

9 395 AZRA ACAR 5M 11 4 9,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 5 6,33 8 4 6,67 41 29 31,34 334,535 9 164 164 168 1431
% 28

10 490 EYLÜL ASYA POLAT 5M 9 4 7,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 10 4 8,67 45 26 36,34 334,504 10 165 165 169 1432
% 28

11 863 BERAT EROL ER ĞLU 5M 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 7 5,67 7 8 4,33 46 29 36,33 332,005 11 171 171 175 1485
% 29

12 655 ÇINAR YAVUZ 5M 6 8 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 11 0,33 11 4 9,67 44 30 34,00 309,946 12 207 207 214 1922
% 38

13 319 MERYEM ŞHARİPOVA 5M 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 9 3,00 7 8 4,33 39 35 27,33 301,087 13 224 224 232 2099
% 41

14 718 FEYZA PEHLİVAN 5M 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 38 37 25,67 297,392 14 227 227 235 2176
% 43

15 413 AYMİNA  ALABIYIK 5M 10 4 8,67 8 1 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 14 -3,67 8 6 6,00 41 31 30,67 295,214 15 234 234 242 2215
% 43

16 430 HEVAL BAĞCI 5M 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 40 35 28,32 287,906 16 248 248 257 2383
% 47

17 704 NAZ ÖZKÜÇÜK 5M 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 35 40 21,66 270,582 17 280 280 291 2784
% 54

18 141 POYRAZ EKREM ÜNLÜ 5M 5 10 1,67 6 3 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 0 11 -3,67 11 4 9,67 35 35 23,33 269,058 18 282 282 293 2822
% 55

19 448 BELİNAY YAMAN 5M 5 8 2,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 8 2,33 6 9 3,00 33 36 20,99 263,780 19 290 290 302 2942
% 57

20 203 GÜLİZAR KARAOSMANOĞL5M 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 8 4,33 7 8 4,33 31 44 16,33 261,820 20 294 294 307 3000
% 59

21 680 DURU BERBER 5M 3 12 -1,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 36 39 23,00 260,777 21 297 297 310 3021
% 59

22 892 NEHİ  GEYİK 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 4 3,67 7 7 4,67 5 10 1,67 32 41 18,35 259,265 22 301 301 314 3059
% 60

23 259 İSA SOYSAL 5M 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 12 -2,00 7 8 4,33 32 42 17,99 249,513 23 313 313 327 3290
% 64

24 15 FOUAD ZENELABİDİN 5M 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 29 46 13,66 240,017 24 325 325 339 3544
% 69

25 582 KUZEY ALMAMO 5M 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 25 50 8,34 228,470 25 343 343 358 3845
% 75

26 232 RIZA KÖMÜR 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 6 9 3,00 26 48 10,00 223,359 26 348 348 364 3991
% 78

27 238 EMRE TORUN 5M 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 7,01 220,773 27 352 352 369 4069
% 79

28 474 MUHAMMED ESAD BAĞCI5M 1 7 -1,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 0 9 -3,00 5 4 3,67 6 8 3,33 16 37 3,67 220,701 28 353 353 370 4071
% 80

29 406 METİN EVİRGEN 5M 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 23 52 5,67 219,826 29 355 355 373 4094
% 80

30 446 KADİR TÜYSÜZ 5M 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 215,879 30 362 362 382 4198
% 82

31 1036 MUHAMMET EMİN KÖSE5M 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 24 51 7,01 207,513 31 374 374 396 4405
% 86

32 200 ELİF GÜL KÖS E 5M 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 21 54 3,01 203,598 32 379 379 409 4511
% 88

33 885 SİNAN AYDOĞAN 5M 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 23 52 5,66 199,495 33 384 384 416 4603
% 90



5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5.SINIF İŞLEYEN ZEKA 5.DENEME 414 414 469 5120

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,24 6 4 4,24 5 4 4,04 6 3 4,36 6 6 3,71 7 7 4,64 36 31 25,23 288,070

Okul Ortalaması 7 6 5,21 6 3 4,88 6 4 4,52 7 3 5,58 7 6 4,60 8 6 5,58 40 28 30,37 301,920

SINIF: 5M

KATILIMLAR

34 1120 HAZAL SEZER 5M 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 20 55 1,66 194,348 34 385 385 422 4701
% 92

35 1198 YARA TİVİNİ 5M 4 10 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 2 12 -2,00 2 13 -2,33 17 55 -1,33 180,937 35 390 390 438 4919
% 96
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