
SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN  URAS PAKSO 88

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,655 297,720 8 406 406 2832 12193

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 4 6 2,00 13 4,59 3,05 2,53

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 20 50 3,33 4 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BacddabcDaBAaba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cbAbDdBbCa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCccadaBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdcbadcDaa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bdd  ACaDd Cb  

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dadaabABBa*dbca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 529

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,680 297,720 3 137 137 759 3625

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,59 3,05 2,53

Fen 15 8 4 6,67 44 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 45 20 38,33 51 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcAbcBCbDcdDAB 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBAabA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADD dBaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBD cb D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAaD bD AB CBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)  ABDCbDa A BCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN    A 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,051 297,720 5 258 258 1620 7192

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 5 10 1,67 11 4,59 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 38 34 26,67 36 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) dCDAcBCbDbdbada

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCdCDBBAbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACAcBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbB  b a

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABdacbdabCbCAdb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDAccdAaBDCCdba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖKDEMİR 633

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,699 297,720 1 7 7 63 330

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 13 2 12,33 82 4,59 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 66 6 64,00 85 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAD aCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDB BCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABD DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDCDbdABBCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDdCDBcABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEKİN  MEHMET 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,858 297,720 7 354 354 2395 10452

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 6 9 3,00 20 4,59 3,05 2,53

Fen 15 5 10 1,67 11 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 25 50 8,33 11 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAcBCbcbababB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCdbcBccdb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCbcbcaBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbabBAcacD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AaBcbAbcDCabcCb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bcAcabcBcbbCbAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL * KIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,652 297,720 4 235 235 1427 6451

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 3 2 2,33 16 4,59 3,05 2,53

Fen 15 1 2 0,33 2 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 34 13 29,67 40 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBCb BCDAdb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAAD BbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABddc D   

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) A A  b   A  a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)             dbA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EGE FINDIK 927  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,718 297,720 6 308 308 2018 8882

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,71 5,45

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,41 3,30

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,05 2,53

Fen 15 5 10 1,67 11 4,62 4,29

Toplam: 75 33 42 19,00 25 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdbDcBbcbaCDAcd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAccDBaBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdabcDabc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baAbDbaDcABBbcc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbacbdDacAaBCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ BERK KARAKAŞ 441  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,307 297,720 2 42 42 224 1171

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,71 5,45

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,41 3,30

Matematik 15 10 4 8,67 58 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 4,62 4,29

Toplam: 75 55 16 49,67 66 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN)  CDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG)  a bBAdadD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBaDdCBDCcCc A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBAABBDCddca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFU KÖSEK 9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,975 297,720 9 421 421 2984 12788

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 9 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,63 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,56 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,96 5,71 5,45

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,30 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,59 3,05 2,53

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,70 4,62 4,29

Toplam: 75 20 55 1,67 2 26,74 30,37 28,12

Sözel (TÜR) abcAdcbabaBAcbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) abAdcBdcaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bbDACbDBba

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bdcABdccdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AcacDdCccaaCcab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbAbadbaccbaCbc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA ZEYNEP ONGUN 479 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,433 297,720 29 144 144 820 3896

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 47 24 39,00 52 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  BADcabAbBCadcb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBAa A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAbDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bBdBDBb C 

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCcCcdDbbAaBCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCdDcAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MERT AYTAÇ 745 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,695 297,720 25 101 101 558 2677

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 3 10,00 67 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 52 19 45,67 61 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBAD BbAcBCDA b

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) A ABDBDaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbAdDdDDAbBcacb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDB ABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ R* A AKDAĞ 478 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,407 297,720 15 58 58 320 1595

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,65 3,05 2,53

Fen 15 10 3 9,00 60 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 56 11 52,33 70 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDaaADBCDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABc cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CA DbD  AB Cda

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDC DdAAB CcA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GİZEM YAZICI 482 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,056 297,720 18 69 69 377 1839

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 55 17 49,33 66 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBacaBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbaDdcC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAdaaDDAAaBa  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDcdABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE SU ÖREN 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,876 297,720 23 91 91 504 2420

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 55 19 48,67 65 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBDBDCCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baAdcCabdABda b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCDBcAcBdab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR DEMİR * 485 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,969 297,720 20 72 72 395 1904

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,65 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 55 16 49,67 66 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAdBCDDCBAaCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abDABABc D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBaacC adD dC 

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bcADBAAcBDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YUNU SGÜMÜŞ 486 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,088 297,720 38 256 256 1604 7109

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,65 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 41 34 29,67 40 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acADcaCbDBdDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDcCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAbaDBCdCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABbBDCbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbAabbaDbcBaacb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDaCaccABcaaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL S* CAKLI 487 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,007 297,720 17 62 62 340 1675

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 3 10,00 67 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 52 17 46,33 62 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBdADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C bDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) Ac BaccaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCA DCcDbAB a D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDaCDB ABcCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SAVAŞ 488 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,970 297,720 24 97 97 535 2568

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 6 6,00 40 5,65 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 52 21 45,00 60 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDAdBdDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAbDBaAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaDAad CDCcaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcbDcAABdDbCdbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASLAN KORKMAZ 743 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,965 297,720 4 6 6 53 292

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 13 1 12,67 84 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 68 6 66,00 88 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDcaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AaBDDACBDCDC CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBcABBDCddAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇİÇEK 489 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,414 297,720 10 41 41 223 1168

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,65 3,05 2,53

Fen 15 13 1 12,67 84 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 58 13 53,67 72 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) bBADDaCdDBCDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBbaDC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDCaD AB acc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDCCDBAA BCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA EROĞLAN 491 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,544 297,720 22 88 88 494 2391

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 5 5 3,33 22 5,65 3,05 2,53

Fen 15 8 5 6,33 42 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 51 16 45,67 61 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCcDBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBaBaa D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baA ca   ABBC b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBbCaDBAAdBC  

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE RENGİN KAYABAŞI 518 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,837 297,720 27 122 122 677 3233

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 5 7,33 49 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaDAABCccaadcCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCacBABaBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a ACBb D bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CadDd ABBDCCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ADA KERVAN 674 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,589 297,720 30 147 147 835 3944

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 3 6 1,00 7 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 4 7,67 51 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 48 16 42,67 57 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDA BdaDdaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAC DBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDd 

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cB a  a b aC aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADBAABBc dd B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SARE KAYAN 493 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,367 297,720 34 182 182 1094 5065

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 4 5 2,33 16 5,65 3,05 2,53

Fen 15 5 3 4,00 27 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 42 14 37,33 50 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) c DAABdD bB D B

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDdBAaD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABd   Cda b  aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)   bD  AB D  ddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL BAŞARAN 494 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,776 297,720 6 29 29 175 923

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 62 13 57,67 77 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAABCDDCcADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDdacbCDacCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbADBbABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DEMİR 841 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,089 297,720 16 59 59 325 1607

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 55 15 50,00 67 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) dCDA BCDDCBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACAbBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCadBABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ba DDbCdcC aACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADB ABBDCbdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN SELİM ÖNALDI 497 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,415 297,720 5 19 19 133 716

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,65 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 61 9 58,00 77 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAD BCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AccBD DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACDCa  ABBC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCcBbABdCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GİHAT GÜNEY 503 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,174 297,720 32 170 170 1004 4655

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 5 8 2,33 16 5,65 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 47 26 38,33 51 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADcaCbDBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCabBDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdACaacc ABdC b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCcddABBdab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ULUÖZ 499 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,765 297,720 19 70 70 379 1849

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 3 5,00 33 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 53 13 48,67 65 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDA BCDDCBADbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DaaACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCcAaAaD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a  C   cCAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDB ABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BOLAT 556 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,161 297,720 14 53 53 285 1453

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 57 14 52,33 70 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDabAaBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAcDdDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbA DCaD AB CB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDCabBcABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 501 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,075 297,720 2 3 3 31 174

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,65 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 70 5 68,33 91 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADDaCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDCaDdABBCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBbABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TAHA BERGE 1500 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,595 297,720 3 5 5 50 274

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,65 3,05 2,53

Fen 15 14 0 14,00 93 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 68 5 66,33 88 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDCDD AaBadb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBAABBC A

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİA NUR BALCI 758 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,247 297,720 28 129 129 729 3468

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 5 8 2,33 16 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 51 21 44,00 59 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) abDA BCDcCBAcCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACcBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bcBb ca bCaCbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAcBbABacCCCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ORHAN 502 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,540 297,720 7 30 30 177 931

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 2 10,33 69 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 61 8 58,33 78 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAdBCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBb Aa  CDdAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDAaB ABBDbCC B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN GÜLER 504 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,829 297,720 9 38 38 214 1127

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 10 4 8,67 58 5,65 3,05 2,53

Fen 15 11 2 10,33 69 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 59 10 55,67 74 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcAD BCdDBCbABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BDB CdD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDdaDAAB aBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCaB ABBCD 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN SALKIÇ 505 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,692 297,720 33 178 178 1049 4866

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,65 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 47 28 37,67 50 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCbcbBADdc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACAcBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABadD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBdaDbacDaDCcbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDacAaBDaddAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ŞENGÜN 507 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,748 297,720 26 117 117 644 3083

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 5 7 2,67 18 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 4 7,67 51 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 49 18 43,00 57 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) C ADcBC DBbDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADbBCaCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBDBaCCc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbACcdDa  BcaB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)  ABDCdaBbA BCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEMIS ÇUHA 760 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,730 297,720 35 199 199 1199 5495

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 4 4,67 31 5,65 3,05 2,53

Fen 15 7 7 4,67 31 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 39 27 30,00 40 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDAABdDbCBADbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAbDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCaAdcDBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C D BAcc b

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a  C b aCdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAcabAcBD dbAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU GÜNER ÇELTİKLİ 508 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,585 297,720 37 236 236 1428 6456

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 5 6 3,00 20 5,65 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 37 34 25,67 34 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CaADDBCbadCDdBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) daDcCBcBbd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bdAcDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBcdDCaD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbAbDC D bcda  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dAaDCaaacAcBCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 552 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,128 297,720 13 51 51 264 1363

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 58 13 53,67 72 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDA BCDcCaAcdB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDdBABDdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABc b CB dDCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBDCCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜLER 509 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,790 297,720 31 169 169 996 4624

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 4 4 2,67 18 5,65 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 41 23 33,33 44 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDca Acbc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaAdAbBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a D Bb bdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB a AC   c  bA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADdAABBDdCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE İNAL 1905 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,399 297,720 8 36 36 205 1089

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 59 11 55,33 74 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  BADDBa cBCbdBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBbcCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACcCDDdAB CBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) d BDCCDBAABdCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EYMEN AKYEL 513 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,608 297,720 1 2 2 30 160

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,65 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 70 5 68,33 91 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACDCDDdABBCdD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABcCCDBAAdBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BEREN GÜLER 510 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,011 297,720 36 208 208 1239 5659

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,65 3,05 2,53

Fen 15 6 6 4,00 27 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 39 23 31,33 42 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAABC DaacD c

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDAC DB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDda  D b

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB DD bac caAaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) C bcB A dDbCbcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 5 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PINARBAŞI 511 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,373 297,720 21 79 79 422 2035

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,65 3,05 2,53

Fen 15 9 3 8,00 53 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 53 17 47,33 63 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) dCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBAaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BABbdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaDdCdadDdb A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDBdAdBDCC   

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İLGÜN 780 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,954 297,720 11 44 44 238 1253

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,65 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 57 17 51,33 68 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDcC DBCDABd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAADbBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbBDdDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDCabdABaCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBbAcBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NİLYA AÇAR 1094 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,109 297,720 12 47 47 253 1304

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 38 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 10,02 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,88 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,25 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,43 3,41 3,30

Matematik 15 9 2 8,33 56 5,65 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,74 4,62 4,29

Toplam: 75 56 12 52,00 69 47,96 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  CDAAcCD CaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DdDACcDBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BdBcBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Aa DD CBDCDa  A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBcCCdbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇIKEL İREM LİVA 539 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,510 297,720 34 205 205 1233 5629

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 8 1,33 9 4,81 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 44 28 34,67 46 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) adADcBCbDBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBdBdb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBDBbCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAac a  cBaadb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDaacBcbBaCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALAKURT DENİZ 561 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,005 297,720 14 43 43 237 1248

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 8 2 7,33 49 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 59 11 55,33 74 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDaCADBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AdA DCD  AB C b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCDabABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AŞÇI NİSA ELFİN 536 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,963 297,720 25 132 132 741 3536

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 5 8 2,33 16 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 51 22 43,67 58 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAABdDcCaAcbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABcBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBa DAaaDdab bA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDcAABaDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞAR ELANUR 535 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,583 297,720 29 160 160 946 4416

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 4,81 3,05 2,53

Fen 15 9 5 7,33 49 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 43 22 35,67 48 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBacDBCcABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCaAaDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DbBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBD Db D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbA cbc  cB a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CcBD dcBdAdBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN YEKTA 553 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,185 297,720 8 23 23 145 784

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,81 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 63 10 59,67 80 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDbbdADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDaD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB D dCdDCcCAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDAaBAABaDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
COŞKUNER KEREM 541 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,386 297,720 36 261 261 1628 7244

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 39 36 27,00 36 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADbabdccdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCdABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdDDBbdCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBadDCaD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) caddcdbbAABBadb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDdcAaaCcA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN NURAY ERVA 545 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,395 297,720 16 71 71 384 1861

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 56 16 50,67 68 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDcaaADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABbac

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB DD a DacCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dabDcAABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERSOY ARHAN 739 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,067 297,720 10 26 26 168 888

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 8 6 6,00 40 4,81 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 62 12 58,00 77 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AcBcDAC bCDacbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDBAABBDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ETLEÇ BAHADIR 899 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,720 297,720 9 24 24 150 810

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 10 4 8,67 58 4,81 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 63 11 59,33 79 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADaBCADBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCaDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daACcCDDAbBBC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDaAABBCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EVCİ AZRA 527 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,206 297,720 3 16 16 109 577

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 10 3 9,00 60 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 64 8 61,33 82 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDD a DdDCbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbcBbABB CCCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FAKİÇ ANDAÇ 544 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,429 297,720 12 35 35 198 1064

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 0 13,00 87 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,81 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 60 10 56,67 76 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDA BCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBa daBc DCbaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDdDBAABBDCdC B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ĞÖ  DENİZ 532 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,782 297,720 32 184 184 1114 5158

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 3 5 1,33 9 4,81 3,05 2,53

Fen 15 6 8 3,33 22 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 42 23 34,33 46 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDAcBCDDCBbD B

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDAC DBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdDdBABbcb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cacbDd       CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) babDBAAa DbaCba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER ERVA HAYAL 496 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,911 297,720 22 108 108 615 2943

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 6 7 3,67 24 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 52 21 45,00 60 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDAABdccaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCcbBABcBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBa bCa dDabaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADdcABBDCCdAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAÇAN KERİM 543 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,230 297,720 28 159 159 933 4377

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 8 1,33 9 4,81 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 45 25 36,67 49 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCbD BAD B

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACaBBdCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACdDBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBABDcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB ac a aacabCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAcccAaaDCCbdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA ASYA 526 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,760 297,720 6 21 21 143 771

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 8 4 6,67 44 4,81 3,05 2,53

Fen 15 11 3 10,00 67 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 62 9 59,00 79 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACdDBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AaBDD   bCDCbaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBD CbcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KIL ÇAS AN ESİL 795 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,998 297,720 26 150 150 867 4092

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 5 6 3,00 20 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 4 6,67 44 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 48 18 42,00 56 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCaaaBAca 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DaDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBaa  a bCD AaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbaBAA  cCCd B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KIR DOĞA 533 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,156 297,720 4 18 18 120 615

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,81 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 63 10 59,67 80 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDdBABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBDD CBaCDCAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAaBAABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜÇÜKERDEMİR KAAN 540 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,675 297,720 11 34 34 186 996

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 6 2,00 13 4,81 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 61 9 58,00 77 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBdADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  aAdaCa  bB aB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBAABBCcA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KURTULUŞ TUNA 550 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,438 297,720 13 37 37 211 1115

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,81 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 60 11 56,33 75 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcAD BCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBaBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AaABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CAbDaaDcbB C a

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCDBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNGE SUDE 549 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,405 297,720 27 153 153 893 4185

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 6 2,00 13 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 5 6,33 42 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 48 20 41,33 55 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAbBdDcCaADCd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABaBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB  D Ccba b aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAD cABBD ddcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ALPER 738 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,428 297,720 20 100 100 540 2597

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 6 8 3,33 22 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 52 22 44,67 60 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADDBCcDBCaABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbcDBaCdD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAbDaDDcAa aca

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBbCCDBAAaBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK ZEYNEP ELA 559 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,770 297,720 18 94 94 517 2496

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 5 3 4,00 27 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 51 14 46,33 62 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDA BCDDCBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aaDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCD BABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB aD Cc  a   A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) Cab BAABBDdCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PADAR ALPEREN 524 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,903 297,720 30 173 173 1021 4733

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 7 1,67 11 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 4 6,67 44 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 46 20 39,33 52 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaADDBbdccCbABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBD DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dbA Ddac A  Cab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBDCCDa A BC b

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PINARBAŞI ERVA 537 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,240 297,720 1 1 1 28 149

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,81 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 69 6 67,00 89 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) dBADbBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDCDDAABBaBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBcABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERİN AYSİMA 584 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,298 297,720 24 121 121 671 3211

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acADDBCdDaCDAcd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBbB D

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAbDCa dAB a b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdBDCCDdAABBbaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERT DAMLA 530 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,586 297,720 21 105 105 605 2909

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,81 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAbBCa CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaAC DBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB Da ac aDdbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADBdABBDdddcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMŞEK ZEYNEP 558 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,928 297,720 35 232 232 1404 6362

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,81 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 45 30 35,00 47 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADbBCdDBdDcBa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBab

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baAaDaacbAadada

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdBcbCDdAcaaCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA AHMET 523 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,713 297,720 5 20 20 137 751

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 9 2 8,33 56 4,81 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 62 9 59,00 79 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB D  a DCDCAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBbABBDCCdbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNALI DURU 534 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,031 297,720 33 203 203 1224 5599

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 8 1,33 9 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 6 6,00 40 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 40 26 31,33 42 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDA BdDDCBcDbc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaB CD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) D DAC DBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C DbBAdbcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cB aD aBbaba aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bDAcBcAcBbCCb B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UYSAL ABDULLAH 521 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,891 297,720 23 109 109 616 2946

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 5 5 3,33 22 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 49 16 43,67 58 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBb  BCDAa 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABbb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DDBCaCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABadDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CA cd D AB aab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDdb BAABBdDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VURAL NİGAR 713 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,614 297,720 15 45 45 248 1291

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 9 6 7,00 47 4,81 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 60 15 55,00 73 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADaBCdDBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACaCcacABBaBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABbbdDBbAdBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YANIK RÜZGAR 547 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,890 297,720 17 77 77 416 2009

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,81 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 55 18 49,00 65 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADcBCADBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCaDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbBDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACA DaaDAABBa b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbBDddDabbBBCDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAZICI ÖMER EMİR 546 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,475 297,720 7 22 22 144 778

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 10 5 8,33 56 4,81 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 64 11 60,33 80 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACDCDDbABBacb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDBbABcCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ ASYA 519 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,116 297,720 31 176 176 1034 4783

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 7 8 4,33 29 4,81 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 46 29 36,33 48 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADaBCbaBCcABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBbBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AabBaBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAbaCbDcABaacb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBDdCDaAbcdCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YONCALIK ZEHRA 407 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,131 297,720 2 10 10 79 399

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 13 2 12,33 82 4,81 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 64 11 60,33 80 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAdBCDDCBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAdDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBAdDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDbaBDCDCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL SU ÖYKÜ 548 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,925 297,720 19 98 98 536 2572

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 36 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,45 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,14 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,93 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,65 3,41 3,30

Matematik 15 4 7 1,67 11 4,81 3,05 2,53

Fen 15 9 4 7,67 51 8,24 4,62 4,29

Toplam: 75 51 18 45,00 60 48,22 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACdDBdc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABcBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABca  aBbd a aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADdbABBD dC B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKBULUT ECE 422 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,472 297,720 27 138 138 772 3681

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 2 6,33 42 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 0 8,00 80 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 4 2 3,33 22 4,36 3,05 2,53

Fen 15 9 1 8,67 58 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 43 5 41,33 55 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) a AD  C D aDAB 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  B BD DC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)   A D    AB ad 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) d BDC DBAAB C  

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN EFE 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,555 297,720 34 230 230 1391 6318

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 4,36 3,05 2,53

Fen 15 7 6 5,00 33 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 37 26 28,33 38 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdADcaC DBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAa BC  D

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdac cbbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  a acaa bAB  cb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dAaDa DdcA BCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN MİKAİL 586 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,307 297,720 11 65 65 346 1704

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 3 6 1,00 7 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 57 11 53,33 71 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDAABCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB    a  dcacbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBAABBDCdCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKMAN FİRDEVS 567 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,319 297,720 32 215 215 1319 6016

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 4 3,67 24 4,36 3,05 2,53

Fen 15 6 5 4,33 29 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 35 21 28,00 37 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDA BCccCBA   

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBB dD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) D bACbDBdc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C   BbBDdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB aD dBD    ab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAaBdAcd    AB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA MERT 571 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,850 297,720 13 68 68 371 1811

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 5 1 4,67 47 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 7 3 6,00 40 4,36 3,05 2,53

Fen 15 9 3 8,00 53 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 53 9 50,00 67 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDbCaADC 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C D BA a D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT)  BB DAa b cCA A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)  cADB ABBDCC ca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AŞIKÇI EBRU 481 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,009 297,720 7 52 52 279 1428

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 4 4,67 31 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 56 9 53,00 71 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAD BC DBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABD cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCA bbDD  B C a

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)  ABDCCDcAABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATEŞ YAĞMUR 597 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,387 297,720 17 90 90 496 2394

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 10 1 9,67 64 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 49 14 44,33 59 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADc bbDB DAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAD B BaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  Bddc DC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AaA D D  ABBCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) d BDCaaBAABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAR KATRE 451 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,271 297,720 33 228 228 1381 6264

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 2 2 1,33 9 4,36 3,05 2,53

Fen 15 9 5 7,33 49 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 37 21 30,00 40 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaDAdBdaDCaAa  

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a adBAB  c

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a  a        

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADaAABdcaC AB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYDİLEK ELİF 4 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,119 297,720 24 131 131 739 3529

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 7 3,67 24 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 44 27 35,00 47 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcAb BCdDBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bbDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAADDBdBba

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  cdBccDCbc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) A AaDCb bABaaac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCDBAABBCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİOĞLU ARAS 770 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,015 297,720 1 11 11 81 417

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,36 3,05 2,53

Fen 15 15 0 15,00 100 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 64 8 61,33 82 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDabADBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BD aCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDdDDAAaBa D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 12 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAL YAĞMUR 599 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,374 297,720 15 86 86 487 2360

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 10 3 9,00 60 4,36 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 54 19 47,67 64 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acADDBbADcdDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABcBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACA D DDAABaCaa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABcCCDBAcccbDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARLAS ENSAR 477 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,308 297,720 23 124 124 692 3318

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 8 3,33 22 4,36 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 49 22 41,67 56 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acADcBb DcCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBCcCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbB  DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbA DaaDcABdaBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcaDCCDBAABBCDd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLİRSMİNA 573 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,147 297,720 14 80 80 445 2128

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 3 4,00 27 4,36 3,05 2,53

Fen 15 9 3 8,00 53 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 51 10 47,67 64 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDA BCDDdBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBB CD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC AC DBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Aa b  aB  D  CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dDA BAc BDCCd B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BOZKURT ARDA GİRAY 609 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,840 297,720 26 135 135 753 3608

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 4 2 3,33 33 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 4 3,67 24 4,36 3,05 2,53

Fen 15 11 1 10,67 71 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 42 12 38,00 51 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDA cCDDa ADd 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CAbDBBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC AC DB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a DAB  a D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a  aBa D b A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAA  D CCAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜYÜKESKİCİ EYMEN 565 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,102 297,720 21 107 107 614 2931

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 5 3,33 22 4,36 3,05 2,53

Fen 15 8 5 6,33 42 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 49 16 43,67 58 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdADDBC DBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  BABc cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbACDCb  dB a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) db baCDBAABBCa 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇALIK NURBANU 183 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,660 297,720 18 95 95 519 2503

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,36 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 49 18 43,00 57 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADbBCbDBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  B    ab D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daAdcCaDAAB C b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCdcBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇALIK SAMİ 589 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,769 297,720 5 28 28 171 900

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 60 12 56,00 75 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDA BCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbcABbBDdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AaB DACdDCc AbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAAdBDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAHİR ENES 576 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,393 297,720 8 56 56 312 1562

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 2 5,33 36 4,36 3,05 2,53

Fen 15 15 0 15,00 100 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 54 9 51,00 68 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDA BCDDdaADCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD  AaD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT)  B a  a D DC CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 12 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN SEMİNA 594 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,212 297,720 22 118 118 651 3108

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 3 7 0,67 4 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 50 16 44,67 60 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCD aBADC 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC ACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbD BABDcD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ba b dCdb cC  A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CabDBcABBDCaCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİNİCİOĞ U SELİN 591 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,217 297,720 28 155 155 895 4195

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 3 8 0,33 2 4,36 3,05 2,53

Fen 15 7 4 5,67 38 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 45 20 38,33 51 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCDA BCDDCaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CACDaBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACdDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABadD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBBcc Ca d a ab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAc cA BDCC  a

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİM DENİZ 747 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,353 297,720 31 174 174 1030 4771

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 4 7 1,67 11 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 43 26 34,33 46 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAdcCDbCBADba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACcaaAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAbdDBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BABDdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABdb  a bdcb CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcA BAABBDCddAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ER EYLÜL 563 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,491 297,720 2 12 12 86 427

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 10 1 9,67 64 4,36 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 63 5 61,33 82 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDDCBADCa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C c BABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB aD CBD DC CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP BOZKURT 531 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,814 297,720 25 133 133 743 3548

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 4 3 3,00 20 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 46 18 40,00 53 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADcaCdDBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AdABa aC  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daA DCb A      

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dAaDCCDBcABBbDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ CEREN 480 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,447 297,720 12 66 66 350 1731

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 55 17 49,33 66 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDcCaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DaDACcDBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABD c

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBb ba bCaCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADcAAacaCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MET HANKAHRIMAN 572 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,679 297,720 36 311 311 2043 8953

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 2 3 1,00 7 4,36 3,05 2,53

Fen 15 5 10 1,67 11 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 29 36 17,00 23 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAdBdabCabDaB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACbaBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACdDBba

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdabBcabac

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Ac          daA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcbcBcbBdDCbabc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZDEMİR ESMA NUR 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,427 297,720 19 96 96 525 2513

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 4 9 1,00 7 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 52 20 45,33 60 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BaDAABCDDCaAaCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBdBD c

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) baBa baabacCA A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbDBAABBDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZEN YUSUF 774 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,059 297,720 4 17 17 117 599

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 7 2 6,33 42 4,36 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 62 6 60,00 80 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBbADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  aA DCc  AB C D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CAcDCCDBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK ZEYNEP 779 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,920 297,720 6 31 31 178 944

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,36 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 62 11 58,33 78 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDDCBADCd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACaBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBaDD Caa cdACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADcAABBDCCCAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞANLIYURT SALİH 1220 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,446 297,720 3 14 14 94 489

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 11 1 10,67 71 4,36 3,05 2,53

Fen 15 11 2 10,33 69 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 63 7 60,67 81 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbBDdDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CACDCDDAAB a D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCDBAAB bD 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TANSEL KUZEYY 570 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,573 297,720 29 163 163 959 4464

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 5 3,33 22 4,36 3,05 2,53

Fen 15 8 6 6,00 40 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 43 19 36,67 49 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDaa cBdDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  B    aa D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  aAdDaaD AB a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) C BDCdDdcAcaCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TEKİN CEYLİN 418 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,709 297,720 30 165 165 982 4572

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 4 3,67 24 4,36 3,05 2,53

Fen 15 7 6 5,00 33 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 44 18 38,00 51 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  cAcDBd DBCDAa 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaAaDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bBABD Db D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdAC    cAa CB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcB CC BAcdBdDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TEKİN YAVUZ SELİM 603 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,615 297,720 10 64 64 343 1689

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 0 7,00 70 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 4 4,67 31 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 56 11 52,33 70 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCcDaBADda

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BAB  D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB aD C D b daA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBAABBDCddAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BAŞAK 317 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,504 297,720 16 89 89 495 2392

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 6 3,00 20 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 50 18 44,00 59 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDDbaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DacACADBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a D BdBD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABB D   bdcadbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbbDBAAcBDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜNLÜ İREM 568 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,131 297,720 9 61 61 339 1670

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 6 4 4,67 31 4,36 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 54 13 49,67 66 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBa DBCDAB 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BDBDaaD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CACaa D AB d b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCDBAABaCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VANLI YAĞMUR 468 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,486 297,720 35 266 266 1694 7513

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 4 3,67 24 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 7 2 6,33 42 4,36 3,05 2,53

Fen 15 3 6 1,00 7 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 30 20 23,33 31 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  aAbD  A  dcAB 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C aD aABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAcDBC   

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dB BcBca c

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAbD aD AB    

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dA a    dAc Ccb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VARDAR EMİRAKAAN 423 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,527 297,720 20 106 106 607 2912

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 4 2 3,33 22 4,36 3,05 2,53

Fen 15 10 3 9,00 60 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 48 12 44,00 59 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCcDaBAc  

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C aABABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a  a      CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dDAcBAAB DCC dB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR SERRA 817 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,356 297,720 37 353 353 2387 10424

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 37 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 9,31 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 8,16 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 7,71 5,71 5,45

İngilizce 10 2 5 0,33 3 5,05 3,41 3,30

Matematik 15 5 7 2,67 18 4,36 3,05 2,53

Fen 15 1 10 -2,33 -16 8,68 4,62 4,29

Toplam: 75 23 37 10,67 14 43,28 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CaADbBC D Cacc 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) d bcbBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA cBbcba

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB accc  a

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAd C D dBaadb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)  baababdbdd  D 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 7 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN GÜLER 608 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,326 297,720 13 87 87 490 2365

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 9 5 7,33 49 4,83 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 53 21 46,00 61 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADDaCdDBCDAaC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CaDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAcDDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AdbBDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACD aDAABdCdc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDaCaBcAaBCDd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYCAN ŞİRİN 610 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,632 297,720 3 13 13 91 453

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,83 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 65 6 63,00 84 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB DD Cda DCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBdABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT  SONER 615 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,421 297,720 8 49 49 259 1331

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 11 4 9,67 64 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 59 16 53,67 72 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBCADBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcABcdDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAbDCDDdABBCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddaDCbDcbABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DAĞLI 613 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,417 297,720 31 220 220 1337 6087

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 6 6,00 40 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 40 29 30,33 40 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaAcDabdcBCDAaa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAADDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB Bcdcbbc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CcCDabb AB Ccb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bAaDCdDBbABdCa 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM İLYAS BEKTAŞ 617 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,893 297,720 12 85 85 483 2339

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 4 2,67 18 4,83 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 50 13 45,67 61 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acADDB  DBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) Ac Ba DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  bA      AadCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCD bAcBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BADE URAL 621 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,020 297,720 30 194 194 1158 5335

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 7 4 5,67 38 4,83 3,05 2,53

Fen 15 6 8 3,33 22 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 40 23 32,33 43 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) bdADbaCdDBCDAd 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABa 

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN)  AADDB BCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG)  B BDdaa a

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACA DCDD ca bd 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbaDbaaB ABdaDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN BUĞRA ŞENOL 622 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,640 297,720 28 171 171 1008 4682

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 1 10,67 71 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 3 7 0,67 4 4,83 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 43 20 36,33 48 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDA BCD  BAbCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDA cDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C c BdBa D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB bb C  abab A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAcBcAaBDdCdba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ALİ POLAT 420 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,498 297,720 35 379 379 2586 11191

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 4,83 3,05 2,53

Fen 15 4 9 1,00 7 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 25 45 10,00 13 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCbdbBCcbbaAcdB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCcCDBcbdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCcbdcbBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDbBcaDcb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AdB c acaacd ab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) Ccccdbd  DbbCcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BAĞLIBEL 626 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,885 297,720 5 25 25 158 850

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,83 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 62 11 58,33 78 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADDBCADBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCaCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCbCDdDD bBaC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCaDBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALADAĞ 627 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,138 297,720 17 125 125 716 3428

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 7 4 5,67 38 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 47 21 40,00 53 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  aAD BCADcCDABd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DDBCBCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABcccabD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  dACcaD d BBC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CcBDabDacABBCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 628 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,868 297,720 10 81 81 447 2137

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,83 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 52 21 45,00 60 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdADDBCdDBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dbDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcdBbdbCdD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAC aaDcABdCB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDCdDBAABBbab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BAYRAKTAR 336 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,533 297,720 24 161 161 947 4419

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 5 2,33 16 4,83 3,05 2,53

Fen 15 7 5 5,33 36 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 44 18 38,00 51 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADcaC DcCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDB BbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAda cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  bA cac  AB C b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) d BbCCadcAB CD 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TOPL U 630 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,135 297,720 11 82 82 454 2166

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 9 2 8,33 56 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 55 15 50,00 67 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCcA BCbDCaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACaBBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB DD C D DadCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAcBdAddDdaCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOPLU 635 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,583 297,720 34 317 317 2120 9294

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 1 7 -1,33 -9 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 28 29 18,33 24 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdAbaca  BdDc  

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBABDb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN)  AA DBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bd da a  b

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bab  d   baB  b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCaDBccBadab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA DERİN DİNCELİR 636 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,305 297,720 14 93 93 513 2481

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 0 11,00 73 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 1 6,67 67 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 6 3 5,00 33 4,83 3,05 2,53

Fen 15 8 4 6,67 44 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 49 8 46,33 62 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  CDA BCD  BADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) D DA ADB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BAaD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABB   a  dDa CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDA d AcaDC dAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA ÇELİK 637 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,290 297,720 29 179 179 1065 4937

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 4 2,67 18 4,83 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 38 19 31,67 42 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CaAD BdbD dDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBABDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DcBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bab       

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAdc  D bB    

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCdDabABdCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA SEVGİ ÇAKIR 638 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,293 297,720 33 252 252 1560 6953

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 2 6 0,00 0 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 7 5 5,33 36 4,83 3,05 2,53

Fen 15 3 9 0,00 0 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 33 31 22,67 30 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cdDAABdDDCBADbc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBB ac

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) b cACA BCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C cAdbab c

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB cD aBaaD bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDb a cdabCdbc 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇETİN 641 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,680 297,720 15 115 115 636 3053

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 1 5,67 57 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 6 2,00 13 4,83 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 48 18 42,00 56 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAD addcBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdaaCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BD cC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CAd aba AB ad 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbBDCCDBdABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BOLAT 642 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,239 297,720 32 239 239 1452 6556

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 5 8 2,33 16 4,83 3,05 2,53

Fen 15 4 10 0,67 4 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 40 32 29,33 39 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaDAdBCDDdBADCa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACaBBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCDACbDBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDABAdDdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABdac a bdDbAaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbbcBAAacad bba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM SOYKAN 643 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,742 297,720 21 148 148 858 4052

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,83 3,05 2,53

Fen 15 4 9 1,00 7 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 49 19 42,67 57 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADcBCbDBCaA C

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBD CD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAaD D b Bdadc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)   BDdCccbAadbab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 9 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUTUPEYMEN AYKOL 569 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,996 297,720 22 151 151 868 4093

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 1 5,67 57 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 5 3 4,00 27 4,83 3,05 2,53

Fen 15 7 5 5,33 36 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 44 15 39,00 52 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) B bA BCD CacDCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBAaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C D BABD c

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dB D  a   D bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADcAA aD bd B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY RECAİ IŞIK 754 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,290 297,720 25 162 162 949 4431

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,83 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 49 25 40,67 54 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CaAbcabdDBCaABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBcBDCCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cabacCacdABcCab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDaCDBAAcBCb 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ EFE YILDIZ 644 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,639 297,720 23 158 158 927 4352

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 3 5 1,33 13 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,83 3,05 2,53

Fen 15 5 5 3,33 22 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 41 23 33,33 44 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDA BCDDdBADac

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caDAd DBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a D BddDdb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBb cCBbCca CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)  aADcb BaD C b 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ARPA 645 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,452 297,720 7 46 46 250 1296

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,83 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 58 12 54,00 72 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAD aaADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBDdDbCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  bACDCa  ABcC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBDCCDabABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA Bİ ANKÖKÜ 646 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,348 297,720 18 128 128 727 3463

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 10 0,67 4 4,83 3,05 2,53

Fen 15 9 6 7,00 47 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 50 24 42,00 56 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBADDBCdbBCDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbBDabCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ddAaada cAaBacD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddaDCCDadAaBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN EDA KARAKAŞ 649 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,374 297,720 20 141 141 796 3798

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 9 5 7,33 49 4,83 3,05 2,53

Fen 15 7 6 5,00 33 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 46 24 38,00 51 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  CbAdBbD CBcDCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bbDACADddB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBABDac

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDAaBb abAaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDdccbAB D CdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TARIK ÇEKAL 651 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,266 297,720 27 168 168 992 4603

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 5 8 2,33 16 4,83 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 44 26 35,33 47 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDAbBCcbacdDCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaAbcDBC 

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BAd da

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB ac CdaacbdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBdABBDdCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KALAYCIOĞLU 652 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,469 297,720 4 15 15 98 518

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,83 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 65 9 62,00 83 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCcDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB aDdCBDCDCbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADdcABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZDEMİR ZEYNEP 667 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
458,495 297,720 1 4 4 41 220

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,83 3,05 2,53

Fen 15 14 1 13,67 91 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 68 7 65,67 88 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDDaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDdCBDCcCdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİRA KONUŞKAN 660 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,366 297,720 26 166 166 990 4597

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,83 3,05 2,53

Fen 15 6 8 3,33 22 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 46 28 36,67 49 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDDCBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACbDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDdBABacc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBdabddBaCbbbdA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAbaAAadDdCbb 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 7 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENEL 661 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,057 297,720 6 27 27 169 890

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 7 3 6,00 40 4,83 3,05 2,53

Fen 15 13 2 12,33 82 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 59 11 55,33 74 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDbBABadD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBD dC   cC CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBDCCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SENA DOĞAN 662 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,690 297,720 9 50 50 262 1349

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 10 2 9,33 62 4,83 3,05 2,53

Fen 15 10 5 8,33 56 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 58 12 54,00 72 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcAD aaADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABD cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACACDCDD AB dd 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDaAAdcCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET AYAZ AŞIK 663 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,763 297,720 16 116 116 643 3081

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 6 7 3,67 24 4,83 3,05 2,53

Fen 15 10 4 8,67 58 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 48 21 41,00 55 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAdBCDbCBAaCa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCD CdbBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbDdBAdD  

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB accCB dcabCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDcbBbABBcC CAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RAVZA KARA 444 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,201 297,720 2 8 8 68 355

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 13 2 12,33 82 4,83 3,05 2,53

Fen 15 12 2 11,33 76 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 63 9 60,00 80 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BbBcac

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDAaBDCcCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBDCCdA 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YILDIRIM 670 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,718 297,720 19 136 136 757 3621

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,39 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,34 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,79 5,71 5,45

İngilizce 10 7 1 6,67 67 4,89 3,41 3,30

Matematik 15 5 7 2,67 18 4,83 3,05 2,53

Fen 15 9 5 7,33 49 7,00 4,62 4,29

Toplam: 75 47 22 39,67 53 42,24 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABbDDdBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCAdDBBAda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCa BABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bcBa  Ccc DabCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CabDB ABcDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* AS TAŞI N 454 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,838 297,720 29 355 355 2396 10455

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 5 4,33 29 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 3 7 0,67 4 3,40 3,05 2,53

Fen 15 2 9 -1,00 -7 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 23 29 13,33 18 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAbDdacbBC    

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBAB  

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAc c bc D

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABda  a   

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) c dab c AdaB  D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) acdcbbbBAb   c 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 6 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM POYRAZ 240 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,428 297,720 34 418 418 2959 12695

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 3,40 3,05 2,53

Fen 15 1 10 -2,33 -16 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 21 46 5,67 8 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) bcAbbBabacCDcab

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAdDcBaaaa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcdaaaaa 

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baAbcbb bAaaa  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bb ad a Ac adcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 8 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKHUNDOV YUŞUF AĞA 580 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,013 297,720 11 190 190 1145 5272

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 5 4 3,67 24 3,40 3,05 2,53

Fen 15 8 7 5,67 38 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 42 23 34,33 46 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdADcaC aBdDbBb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBbBDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) Aa  ac aCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCA cCc  cB C  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddaDCCDdcABBCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN AKMAN 1042 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,846 297,720 33 387 387 2659 11533

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 11 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 22 50 5,33 7 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aaDbbdaaDdBcada

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACcaBbaa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cdDAadcca 

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dC dBccbcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AdaDDACacCDabb 

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dDAbdcAcacbdCdd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATLI ZYNEP 425 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,373 297,720 26 323 323 2154 9429

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 3 7 0,67 4 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 6 4,00 27 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 27 33 16,00 21 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDA BdccCadbb 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDaBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCbAb  BCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) b bcBd cda

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBc bcdabCD    

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) aDbDBcA   bbCAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAGCI TALHA AMMAR 452 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,331 297,720 19 277 277 1759 7771

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 7 1,67 11 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 30 24 22,00 29 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCcAccCDDCBbDa 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBa aD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDAC DBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) b      b b

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Ad D  a a Dd  A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) C bDdbbcc  CbA 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 7 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ AYBÜKE BİLGE 405 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,075 297,720 7 84 84 472 2257

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,40 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 52 18 46,00 61 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CdADD CADBCDAab

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB Bb caC 

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ddACDaaDdABBa b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddcDCCDBAABBCDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞYEMENİCİ HÜMA 129 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,336 297,720 28 339 339 2283 9960

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 3 8 0,33 2 3,40 3,05 2,53

Fen 15 3 8 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 26 31 15,67 21 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) c cA Bd DdBADbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDaB aD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cC AC DB d

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a a dAB Bc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABaaD a c c bab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dcb d AadcC Cb 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAKIR BEYZA 981 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,721 297,720 6 78 78 419 2016

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,40 3,05 2,53

Fen 15 7 7 4,67 31 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 54 18 48,00 64 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAAaCDcCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBAdDdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDD aBbdcC CA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbAcd ABaDCadAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAKIR YUNUS EREN 678 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,045 297,720 25 316 316 2113 9263

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 0 8,00 80 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 6 2,00 13 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 10 0,67 4 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 31 32 20,33 27 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BC bbBC cCacaba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CACDBBAC 

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbaA cDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCadBAdD b

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ca bD C   bCbaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CabcdAA dcdCada

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 8 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİN ZEYN P YAREN 7322 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,556 297,720 13 211 211 1285 5876

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 11 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 40 29 30,33 40 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBAD aC  BbDcBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) a DDCBABDd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAADDd BbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABA bBcaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAbDCaadABBaBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABcCbcBcbccdac

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇOLAK BİLAL TALHA 402 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,253 297,720 1 9 9 71 365

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 12 3 11,00 73 3,40 3,05 2,53

Fen 15 12 3 11,00 73 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 66 9 63,00 84 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAABCDbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBABDdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBDcACBDCDCbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAABBcCCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
COŞKUN İLKER HARUN 736 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,968 297,720 20 278 278 1763 7790

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,40 3,05 2,53

Fen 15 7 7 4,67 31 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 34 39 21,00 28 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CBAbDBadDBdacaa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) ddDDCcABbd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBddbabbaD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCA baacbABaaBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABcCbDdAA cdab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞRU MELİSA 466 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,200 297,720 16 233 233 1413 6413

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,40 3,05 2,53

Fen 15 7 8 4,33 29 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 38 32 27,33 36 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aCcbdBCDcaBADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBAda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcACcD dc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C cABAd aD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABaaa CcaCb bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbccAABdDdbCca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERCAN AKARSU 734 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,596 297,720 18 274 274 1738 7692

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 2 5,33 36 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 3 2 2,33 16 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 4 2,67 18 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 27 12 23,00 31 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) c DA cCDD B    

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBB Cb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC AC    B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) da dB     

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBB c         A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) C bDa A     bbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BEREN 86 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,090 297,720 32 386 386 2653 11517

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 11 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 27 48 11,00 15 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDbdaCccCdAcad

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bdACDBBbdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aabdacaBad

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBaaDbaabdbabCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) acdDdAAaabbdCdc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖK DENİZ GÖKTAŞ 658 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,480 297,720 31 385 385 2648 11491

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 11 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 23 52 5,67 8 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) acbDDcacaaCabca

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CaDbbdABac

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CcbabBCadD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) Acdcacaabc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACDaccbdaBCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) *cBabdbcAcdBCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNGÖR AHMET 1029 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,697 297,720 35 427 427 3093 13216

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,40 3,05 2,53

Fen 15 1 13 -3,33 -22 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 17 54 -1,00 -1 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cbDcdadaaCaccdd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCbCadBbab

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cbbdCAacCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) babA AcD  

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dcdbDAbBabbCAbc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bbcacbAcaaddb c

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNGÖR ELİF NUR 6 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,067 297,720 14 217 217 1324 6032

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 8 3,33 22 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 40 29 30,33 40 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBADbB cDBdDbBa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBca daa a

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACcacabcB CBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcBDbaDdbAc CbA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASANLI ŞEKER 1034 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,235 297,720 23 296 296 1893 8386

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,40 3,05 2,53

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 36 38 23,33 31 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CacDaBCdbBdaAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCcABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdaccba b

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AaAbcCDDcAaddac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBcaaDccbdBdcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ANIL 710 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,591 297,720 30 368 368 2454 10712

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 5 2,33 16 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 9 1,00 7 3,40 3,05 2,53

Fen 15 3 9 0,00 0 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 23 33 12,00 16 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR)  B bcaCda CD   

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C aDCaba  

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DDBdB  

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBcac aC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCcbcaDcbd cC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)  da ddac A*BCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL DERİN ÇAKIR 369 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,014 297,720 15 221 221 1341 6109

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 41 30 31,00 41 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CccDcaCbDBdDcBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaAcDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCB D

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBD aCdc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAa a cbABBdcD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBcdbDaAABBbcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
K SER NAZ AYŞE 71 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,578 297,720 12 210 210 1284 5873

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 9 1,00 7 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 9 3,00 20 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 43 30 33,00 44 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CcADDBadDBCDAda

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CbcDDBCBaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBDBcCCc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cbAbaCac ABda b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdcDCCDabAaBaab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KURŞUN EGE 414 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,428 297,720 9 111 111 629 3017

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 5 5 3,33 22 3,40 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 48 19 41,67 56 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) CaADaB dDBCD BC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBABcd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbdD bCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  bACDC b dB a b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCbDBAAcBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUTLU ANIL 361 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,285 297,720 10 186 186 1124 5194

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 5 2 4,33 29 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 5 4,33 29 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 39 16 33,67 45 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) C ADbBbdDBCa B 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C aDC ABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DB  bD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBDacCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) d  aDC   AB C  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCbaBbA  C  

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EMRE POYRAZ 241 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,330 297,720 17 237 237 1437 6475

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,40 3,05 2,53

Fen 15 6 4 4,67 31 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 38 25 29,67 40 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAccCbcCBAadc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBaACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DaDAaAcBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDcBAdaBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB bcAa     A c

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbADBbAd Da    

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖRENÇ  İREM 1000 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,682 297,720 27 334 334 2224 9675

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 8 1,33 9 3,40 3,05 2,53

Fen 15 7 7 4,67 31 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 28 36 16,00 21 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) ddc cBdA abDdca

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) d cDCBAa A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCcC 

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bddabcaC  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  bA cdbabd BCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbdDCb BAABabcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞADE ERVA 1095 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,090 297,720 21 280 280 1776 7848

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,40 3,05 2,53

Fen 15 4 11 0,33 2 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 38 37 25,67 34 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) daDAbBCDDbBADdc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBdCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbbABAaaBb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBdacdCdbbaaAaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbcaacAdaDCbCba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAGI MERYEM 969 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,545 297,720 3 48 48 257 1323

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,40 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 58 17 52,33 70 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) cCDAABCDcCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACAcBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABadc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaDcCBbbDCAaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBAABBDbCbAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAYGILAR ZEHRA 471 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,775 297,720 24 299 299 1915 8481

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 4 7 1,67 11 3,40 3,05 2,53

Fen 15 5 9 2,00 13 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 34 36 22,00 29 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) caDAbBaDDCacDaa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAaDBBAaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDACbbadc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDdBABDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBabaA cb D  dA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) daADdAdcBDbb ca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 7 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİK ÖMER EGE 195 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,559 297,720 8 92 92 507 2433

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,40 3,05 2,53

Fen 15 9 4 7,67 51 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 52 14 47,33 63 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) aBAbDBCdDBCDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCdCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAaDdD CD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CA cCc  AB aB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) Cd DC cdAABaCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TIRMIK DEFNE DENİZ 5 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,139 297,720 4 60 60 329 1629

Puanı Hesaplanan: 430 430 3160 13504

Katılımlar: 35 430 430 3169 13527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,50 7,06 6,37

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,76 6,52 6,17

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 5,71 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,80 3,41 3,30

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,40 3,05 2,53

Fen 15 11 4 9,67 64 3,65 4,62 4,29

Toplam: 75 56 17 50,33 67 28,07 30,37 28,12

Sözel (TÜR) BCDAdBCbDCaAbCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DdDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBAdaBb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB DD CdDCDacCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADBAABBbCCdbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83
