
SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AMİ KAZAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,203 278,120 4 390 390 3952 14900

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 4 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 2,83 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,75 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,42 4,63 4,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,83 4,54 3,69

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,25 3,26 2,49

Fen 15 0 15 -5,00 -33 0,25 4,69 4,09

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 11,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) Dbcdadcbbcbadca

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) adcbacdbaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) cbCDCDcAdd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) aBadbDbdca

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DaBaDACdcAdacba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) acbcdacbdbcacab

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 4 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA GÖRKEM BOZDEMİR 2136  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,335 278,120 1 204 204 1610 6312

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 4 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 7 0,67 4 2,83 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 0,75 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,42 4,63 4,77

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,83 4,54 3,69

Matematik 15 2 1 1,67 11 1,25 3,26 2,49

Fen 15 8 3 7,00 47 0,25 4,69 4,09

Toplam: 75 34 19 27,67 37 11,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) Cc  cac Abb aC 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBbbccA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDAbDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CCBDdcDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT)   D  c    C    

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDC d  Bc CDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
L *LE A H*A 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,404 278,120 3 334 334 3244 12417

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 4 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 2,83 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,75 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,42 4,63 4,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,83 4,54 3,69

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,25 3,26 2,49

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,25 4,69 4,09

Toplam: 75 20 55 1,67 2 11,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) abcdaBcDABCDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) abcDabcDab

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) abCDabcdab

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) aBcdAbcdab

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) abcdabCdabcDAbc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) abcDabcdabcdabC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 4 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK YILDIZ 2085  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,103 278,120 2 224 224 1803 7037

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 4 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 2,83 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 3 1,00 10 0,75 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,42 4,63 4,77

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,83 4,54 3,69

Matematik 15 2 2 1,33 9 1,25 3,26 2,49

Fen 15 4 8 1,33 9 0,25 4,69 4,09

Toplam: 75 28 21 21,00 28 11,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CaDDABBcACb bCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) Bab     Bc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBA CDAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C b  D A b

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT)   D d A    a   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) a dcdaCB  CaCcb

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BERRA AYÇİÇEK 30 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,862 278,120 19 84 84 545 2083

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,85 3,26 2,49

Fen 15 8 5 6,33 42 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 50 21 43,00 57 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CdDDABB cCDAaCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDbCBCAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdbbACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDc bACBDCDdaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDb bCCB bbDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARADENİZ 39 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,336 278,120 22 112 112 778 3026

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 4 5,67 38 7,85 3,26 2,49

Fen 15 6 8 3,33 22 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 47 23 39,33 52 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDDABBDcCbACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCcaBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAcCDACDd

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT)  CD dc dB CDBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaC bCddBbCbCbd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALBAYRAK 333 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,164 278,120 14 54 54 381 1476

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 2 9,33 62 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 52 20 45,33 60 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCBDDdBCbAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BabcBcaDad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) aBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC  DACCDccDA B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADdDcbCCBdDaC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK UZUNGÜN 40 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,948 278,120 16 60 60 400 1554

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 12 2 11,33 76 7,85 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 53 21 46,00 61 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCBDbbBbDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbcBABbCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbdDCDcAdd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDACCD dDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CdADdbBdCacdDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE EMİR BAYER 1521 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,203 278,120 28 141 141 994 3949

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 3 4 1,67 17 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 7 4,67 31 7,85 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 42 29 32,33 43 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DaBAacaDABaDABb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBAdbCd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDaAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) Cc d aAC d

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBa caCcABDcda

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bAccdbBACCBaDbC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 4 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇINAR 41 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,076 278,120 25 126 126 879 3398

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 7 4,67 31 7,85 3,26 2,49

Fen 15 8 6 6,00 40 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 46 27 37,00 49 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBdCcDaABCDAab

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbaBcacaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDdDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDb

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cCc aAddDAcDACc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAbDCa bCaBdaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE MERCANOĞLU 42 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,160 278,120 1 3 3 34 143

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,85 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 65 10 61,67 82 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDdCDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCAbBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCbAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCdBDBAbA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbBDACBDCDBBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCCBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜLER 44 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,633 278,120 11 44 44 317 1193

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,85 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 56 18 50,00 67 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBaACDcaba

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCdDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDAdbACB CDBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCBdCCBBbaDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARAMIZRAK 62 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,930 278,120 30 168 168 1279 4981

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 2 6,33 42 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 3 2 2,33 16 7,85 3,26 2,49

Fen 15 5 3 4,00 27 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 35 10 31,67 42 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR)  BDD BB AC  ab 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BD CBCdDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) D AdCDAC C

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C C BD d A

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCD  c     a   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN)  DC dC B    Cdc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 0 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 1 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ŞENTÜRK 48 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,834 278,120 23 114 114 783 3045

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 7 0 7,00 70 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 5 6 3,00 20 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 45 21 38,00 51 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDDABBDACDbaCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCdDcA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAddD CD 

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDB   

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT)  CDb abCB Ccdc 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCaBdDdaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAFİYE AKSU 49 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,329 278,120 32 189 189 1445 5661

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 4 3 3,00 30 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 6 1 5,67 38 7,85 3,26 2,49

Fen 15 4 3 3,00 20 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 32 21 25,00 33 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDaABB bCcbbb 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcadaC bBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cBAdCDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CCdD ba 

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CC  B bC  CD   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DbC Ab d    C  

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 0 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SARUÇ 50 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,368 278,120 31 183 183 1399 5472

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 8 3 7,00 47 7,85 3,26 2,49

Fen 15 3 9 0,00 0 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 38 26 29,33 39 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdaACcDb BCbAcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) cCADdcBDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D CDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CdD b ACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  CadDACCDA  A d

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) Cdc aD babddDc 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA AKTAŞ 54 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,247 278,120 17 63 63 426 1659

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 54 21 47,00 63 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcccCbACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDdCBCAbBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAddcdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDbdDACBDCDdBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCaBBbCaaAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KIZILASLAN 89 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,606 278,120 24 116 116 797 3106

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 5 7 2,67 18 7,85 3,26 2,49

Fen 15 8 5 6,33 42 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 46 23 38,33 51 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBbAC daCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCBCcDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAddbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCD dc CBDbbcc 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDacdC BdDbD AA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FARUKCAN KIRNAPCI 57 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,408 278,120 20 94 94 597 2300

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,85 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 47 24 39,00 52 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) cCBACcbDABabAcd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCbcBABcCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bAaDCDcABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CcDcA A cC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCacDACCDc bACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBbCac DDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 0 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ECE ATILGAN 61 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,355 278,120 15 59 59 399 1542

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 52 22 44,67 60 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDAcBDAbbAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcadBCAbBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) Da BdcdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBAbA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDbdDACBDCDdBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCaBBbCaaAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY ARAS GÜNERİ 2310 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,397 278,120 5 23 23 213 838

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 60 14 55,33 74 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABBDbCbACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCAcBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDAdcACBDCDBBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaC bCCBcDCcCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE ERİK 55 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,341 278,120 4 20 20 188 751

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 13 0 13,00 87 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 3 9,00 60 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 58 13 53,67 72 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABBDACbACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DdABdDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDcADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDA  ACBDCDBBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDb dCCBc CDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ERTÜRK 66 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,109 278,120 18 73 73 480 1861

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,85 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 48 27 39,00 52 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBbCBDDABCbbBb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADdABcad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bdCbCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CaaBbcACad

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBdDACCDAdDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) aAAbCaBdCaBBDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA TURAN 34 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,095 278,120 26 131 131 923 3565

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 4 5,67 38 7,85 3,26 2,49

Fen 15 6 3 5,00 33 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 40 20 33,33 44 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDbABabbBC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCdDBAdDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D d  DBA C

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) adDabbAC C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCa DdCCDba A  

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bAA  DBd    DDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 0 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 1 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KUL 70 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,554 278,120 9 36 36 284 1077

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 58 16 52,67 70 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBAbBDDABCbABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCA BABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBdDAbCDbdbACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) aAAbCDBdCaBdDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT EFE KAYAR 73 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,709 278,120 33 193 193 1502 5870

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 7 4,67 31 7,85 3,26 2,49

Fen 15 6 9 3,00 20 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 38 36 26,00 35 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CaDcdBcaACbACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaaabbcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDbCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDcdDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) dCDABabbBaCDcc 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) acCcdCbBaabDCAc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TURNA 78 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,418 278,120 2 16 16 134 536

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,85 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 60 14 55,33 74 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBAbBDDABCbAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCcbBABaaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCcBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDc DACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDACCDbBDcCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCCBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ÖZER 79 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,703 278,120 3 19 19 174 689

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,85 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 59 14 54,33 72 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDcCDAaC 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCBCdbBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cBABCbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbdDACBDCDBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) D bBdCaBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DUMAN 83 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,066 278,120 10 37 37 286 1088

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 2 9,33 62 7,85 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 55 17 49,33 66 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcDdCDACdc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCaCbcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) bBAdCDbCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDABDA B CDdB 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbdaBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAKAYA 2324 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,643 278,120 8 35 35 283 1074

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,85 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 56 18 50,00 67 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBbDABbDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BabbBABDCd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DcCDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADAaDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBaDACCD caACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbCbBdCCBdaDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM GÜLBÜZ 95 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,966 278,120 13 52 52 373 1458

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 56 19 49,67 66 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCcDDABCbABb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCAbBABbCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCcdDAbCbbdDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) aAADdaBbCaBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ GÖKTUĞ FAKİÇ 96 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,870 278,120 7 31 31 252 963

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 58 16 52,67 70 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) cCBACBaDABaDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BaADBABcCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) aACDCDBAcC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBbDACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  CaBDACCDAdbACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bAAbbDcACCBdDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ ÖZTÜRK 99 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,969 278,120 12 51 51 368 1432

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,85 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 55 18 49,00 65 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBbCcaDABabAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) adDBAbACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cCadDACCDbBD CB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CdADCDBdCC BDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM BAYAR 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,561 278,120 6 28 28 243 946

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,85 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 57 17 51,33 68 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aBDDABBDACbACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCcDBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdbDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDAdDACBDCDdBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCBd aBBDCaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BUĞRA ZORLU 105 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,239 278,120 21 107 107 718 2800

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,85 3,26 2,49

Fen 15 13 2 12,33 82 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 46 29 36,33 48 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CaDDdBcadCbAadc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) acaCBCdbac

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cBABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDdcaA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDABacaBDCDdab

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCCBdDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SU ERDOĞAN 107 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,784 278,120 27 135 135 957 3754

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 7,85 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 42 29 32,33 43 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBbCBDDABCb dC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aaccBcBDCd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcAbAbcC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC dDAbbbbaDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) Cb bab bCbdaDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA GÜNGÖR 229 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,265 278,120 29 155 155 1161 4534

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 7 7 4,67 31 7,85 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 41 31 30,67 41 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBaabBCbAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbbBdBDba

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bdCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CdDabDACDa

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Daa bACCDbacAbB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) adAbd  dCaBcaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KIZILKAYA 110 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,748 278,120 34 240 240 1949 7558

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 34 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 8,39 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,17 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,69 4,63 4,77

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,18 4,54 3,69

Matematik 15 1 8 -1,67 -11 7,85 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 7,22 4,69 4,09

Toplam: 75 36 29 26,33 35 42,50 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbcACcD ddaaABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCdDcABbCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bdCaCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG)  BDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) b adb dC bd  b 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdbda baaBBbD 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TAHMAZ 325 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,782 278,120 16 100 100 632 2443

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 5 4,33 29 4,84 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 48 22 40,67 54 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBD daBDdCbAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCdBCADcA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DaAdCbAbaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBdDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aC  BadC DCbB b

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCCBdDCDCdA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÖZGÜR 114 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,818 278,120 17 123 123 854 3320

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 8 3,33 22 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 47 27 38,00 51 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDDABabAcd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCdDBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDcABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcdDACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DbddDbCd bdbACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdcdDBbdaBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYZA TAŞ 118 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,520 278,120 7 70 70 464 1780

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,84 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 55 17 49,33 66 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACcDcABCaAdb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDdABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) D adDcbCDb DACa

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDcdCdBBD C

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ZEVNEP GÜLDOĞAN 119 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,600 278,120 27 159 159 1205 4692

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 4 10 0,67 4 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 41 32 30,33 40 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBaDbBabABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCbDBAdcbC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bACDCDBAda

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDdcDACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bCa DAaCbbdcdba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAA CbddbCBcaDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM CEBECİ 259 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,188 278,120 36 255 255 2223 8655

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 4,84 3,26 2,49

Fen 15 5 10 1,67 11 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 28 47 12,33 16 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbacCcaDdBacbcd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BdAcBccDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCbabcdab

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CabdAbddaa

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDAbCDcBDAba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAbDabcdabdcDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AZİZ GÜMÜŞ 122 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,397 278,120 23 147 147 1064 4151

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 8 3,33 22 4,84 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 45 29 35,33 47 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDbBBbcCababc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbCBCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDBAcd

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDbBcACda Daab

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCBdaCdcaCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANER UZUN 111 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,434 278,120 20 137 137 960 3772

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 8 3,33 22 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 46 28 36,67 49 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbaACcDDABabAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCDCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACaa

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  aBdDAbCDcdcdbB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdadDadCCBaDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN HARMAN 337 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,978 278,120 30 179 179 1382 5430

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 7 3,67 24 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 8 4,33 29 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 35 36 23,00 31 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDbBBDcCbAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDbdBadccc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DB ddD aaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaddBDdcDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDdd cCBDbbaB 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DbbddaCBaDCDbAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KIRBAŞ 248 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,433 278,120 31 190 190 1490 5827

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 9 2 8,33 56 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 35 33 24,00 32 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) C DDdccacCcbabc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) cDaCBdAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) bBAdCDbCaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDbddaBca 

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDcBDA  D DB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDbcdCdBd CbCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇAKAR 131 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,005 278,120 25 156 156 1166 4548

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 41 32 30,33 40 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBbCccDdBCbAab

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BdccBABbad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bAdDdDBbdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Da dabbCDABDc B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADacdbaacBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SAZAK 132 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,417 278,120 29 172 172 1323 5208

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 2 3 1,00 7 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 4 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 35 20 28,33 38 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDbABBbAC ACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) B CdBaA  A

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DaABdDAdDa

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CCBbd DA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCc d        B 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDb b  Bc CDCAc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR SÜT 133 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,381 278,120 37 256 256 2252 8784

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,84 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 30 38 17,33 23 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aCcAdcD ABCbb C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) d bDBcacbd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACbCDBc d

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) bBD bDACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DadccAabcbaDbda

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CbA db ddCdaDDa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN VARLI 134 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,998 278,120 24 148 148 1071 4180

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 2 2,33 16 4,84 3,26 2,49

Fen 15 6 6 4,00 27 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 40 17 34,33 46 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DaBACBDDbB bA C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCAcBABD C

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D  bCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) D a   bCD      

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAcc D bCaBd aC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN AKKAYA 137 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,389 278,120 38 270 270 2389 9303

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,84 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 27 46 11,67 16 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCabCcDadBabdca

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) Bbca dBaad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bAbabbc da

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) acDdAbACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) abaBbdbacbBDAba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CdcDCDadCCBBaDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN BAHAR BAYSAL 138 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,604 278,120 6 65 65 445 1710

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 9 5 7,33 49 4,84 3,26 2,49

Fen 15 9 5 7,33 49 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 53 20 46,33 62 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aBDDABccACDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCaBCAcBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDbBDACdaCDa A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) a bBdCCBBDaDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ GÜLER 155 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,146 278,120 33 215 215 1725 6777

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 36 39 23,00 31 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aCcACBbbABdbAdC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BaADdAacaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCaCDdAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcdbACDd

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) adadDAdbabdcAbd

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CdAbCDBdaacBaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SENAN 159 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,361 278,120 15 96 96 606 2341

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 6 1,00 7 4,84 3,26 2,49

Fen 15 9 5 7,33 49 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 50 18 44,00 59 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDACbAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) acCCBCAbBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCDcCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbdb  ccb    

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCCdB aaCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA MUTLU 170 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,643 278,120 9 79 79 512 1945

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 4,84 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 53 21 46,00 61 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBcbcDDABabAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCcDBABcCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CdDdADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cbaBDACCDAcb aB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDccCCBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT IŞIK 176 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,213 278,120 39 289 289 2506 9769

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 9 0,00 0 4,84 3,26 2,49

Fen 15 3 9 0,00 0 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 27 41 13,33 18 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBcadcBDbCcAdCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) aDadBCcacA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DabaCDbacd

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDBda 

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDdabdbaDbc   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) Dca dbaBdbaDb  

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 3 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN BİLGİÇ 178 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,546 278,120 2 9 9 70 282

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 11 4 9,67 64 4,84 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 65 10 61,67 82 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DaBACBDDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAdDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDAbCDABDbbB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBACCBBDaC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA AYEZİR 2153 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,573 278,120 5 56 56 387 1495

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 10 4 8,67 58 4,84 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 56 17 50,33 67 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDbABabdcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BC bBABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCadaACCDAdDA B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDCDBdCbBBaDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YAVAŞ 180 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,568 278,120 18 124 124 861 3338

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 8 7 5,67 38 4,84 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 48 26 39,33 52 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dcDDdBcDbbbAadc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCcb DBb

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDAccAbBDCDcac

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCaBdbCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFACAN SÜT 182 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,198 278,120 28 163 163 1229 4778

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 4 8 1,33 9 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 6 6,00 40 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 41 27 32,00 43 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDcAad ACbAC B

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCdBdAaBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CbCCBD ADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bC babbb DCaa A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCCda aaCdA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL KERKEZ 185 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,865 278,120 10 87 87 558 2124

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 9 6 7,00 47 4,84 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 52 23 44,33 59 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABcDcbbAaCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCBCcDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDdADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbcDAaBbCDcaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DbCcdCCBcDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TAHA ESEN 192 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,214 278,120 13 92 92 590 2269

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 12 2 11,33 76 4,84 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 49 25 40,67 54 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDDABcacCcdaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbCBCbDBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDdbaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCD BDACBDCDacA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDdcbCCBBDCaCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR HOCAOĞLU 187 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,980 278,120 11 88 88 562 2152

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 53 22 45,67 61 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DaBAaBbDABbbAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCAaBcBDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAaDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCcBDAaCDAdabCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAcbCDddCdBdDaC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ CEBBAR 222 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,856 278,120 3 21 21 207 819

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 10 3 9,00 60 4,84 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 57 15 52,00 69 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDdBBDACDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbdBdADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CbdCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) dCD BDAdBDCDd A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbbCB DCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 0 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL MERCANOĞLU 233 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,987 278,120 1 6 6 61 245

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,84 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 66 9 63,00 84 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDDdBCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BbADBABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDAdCDcBDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCCBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NUR DURSUN 27 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,775 278,120 32 211 211 1678 6592

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 9 3,00 20 4,84 3,26 2,49

Fen 15 4 11 0,33 2 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 38 37 25,67 34 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDDAccbbCDAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) dDadBaADBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBcdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDdCdDdADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDbcbcCdDCaBab

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) bDbadaaBacCaaAc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT Y*SUF SAYAN 237 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,095 278,120 19 125 125 878 3397

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 9 5 7,33 49 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 6 5,00 33 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 46 25 37,67 50 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dBD AcabACDdaCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) cDbCBCdDdA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CcCCdDBbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDbBaAaBDCDBa 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DbacdCd a CDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ELA ERDEM 242 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,401 278,120 22 144 144 1024 4048

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 45 28 35,67 48 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBdCBcDbBaabcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcCb

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACaCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcAcdCDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC aabbCDbBcAC 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdaCDadCbBaDDa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FIRAT 2081 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,092 278,120 34 235 235 1912 7443

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 5 10 1,67 11 4,84 3,26 2,49

Fen 15 7 8 4,33 29 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 36 39 23,00 31 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCcbCBbcdBbadcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BabcBcacaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DcCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CdDBbDACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cdcdDAbCDcaDbbc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAbDCbdcCaBaaDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNK 396 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,720 278,120 12 89 89 565 2159

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,84 3,26 2,49

Fen 15 8 6 6,00 40 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 51 21 44,00 59 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dBDDdBBDcCbACbB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BbCCBCdDBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABdDAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDcADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDb  ACBDCbdaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDbBddaBd CbCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA YİĞİT 140 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,560 278,120 14 93 93 596 2292

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 5 6 3,00 20 4,84 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 51 20 44,33 59 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDAcBDcCcAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCBCbDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDdCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDABbc B  ad c

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCadBDCDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ŞİMŞEK 112 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,598 278,120 21 139 139 987 3923

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 7 8 4,33 29 4,84 3,26 2,49

Fen 15 6 8 3,33 22 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 44 29 34,33 46 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aBD AdBDACDcbCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcadBCAccA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDaCBbBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CbDcaDbdBDdaBdA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) Dad dCCBaDCaddc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TALHA URŞAR 243 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,420 278,120 35 253 253 2180 8465

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,84 3,26 2,49

Fen 15 4 10 0,67 4 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 29 39 16,00 21 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDbAcB bCbbaC 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) aDCddabcBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) Dc cbDbCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCbBbddDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDbdDc B dbBB 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aD cdadBBDacddb

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KUTAY EŞİYOK 245 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,784 278,120 4 33 33 269 1031

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,84 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 56 18 50,00 67 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBACcDDbBbbABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAd dDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDACCDABDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDCccdCCBaDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BERBER 246 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,726 278,120 8 75 75 483 1871

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 4,84 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 53 20 46,33 62 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDbABaDAcd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbDBABDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBbDACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDcaCDbBad B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCc dCdBBaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YUNUSOĞLU 254 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,574 278,120 26 157 157 1184 4628

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 39 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,87 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,17 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,91 4,54 3,69

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 4,84 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 6,60 4,69 4,09

Toplam: 75 42 31 31,67 42 35,95 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbccCBDaABabABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BaADBcBcad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbdDbDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADAdDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bCada bCcbaD ba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDcbCaBdDaC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN KORAY KILIÇ 20 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,276 278,120 2 5 5 60 242

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 64 10 60,67 81 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBdCBDDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBcBcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) aACDCcBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBBDACCDbBDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) C ADCDBdCCBaDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜZLEKAYAA 257 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,815 278,120 21 68 68 461 1771

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 6 7 3,67 24 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 52 20 45,33 60 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcabCDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCdcCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDbBcA BaCccc 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) D CdACCBBDCDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR YILMAZ 258 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,211 278,120 36 246 246 2045 7908

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 4 10 0,67 4 7,60 3,26 2,49

Fen 15 6 8 3,33 22 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 33 38 20,33 27 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) daDad c ACbAdCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) dDaCBCAcBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdbbbCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CbCaBDddDb

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDc abdccdbaBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDbdAdCcBaCadc 

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM TOKSÖZ 264 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,224 278,120 15 47 47 337 1288

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,60 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 55 15 50,00 67 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBbCcDDABa AcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBcBD C

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADAaaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) b aBD bCDABDbCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCD dCCBcDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KAHRAMAN 334 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,522 278,120 9 15 15 125 509

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 12 2 11,33 76 7,60 3,26 2,49

Fen 15 13 2 12,33 82 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 60 13 55,67 74 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcDbCDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbCBCADBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DaAdCDAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDb DACBDCDaBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCCBdDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHANGİR ÇELİK 262 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,495 278,120 12 39 39 290 1103

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 59 15 54,00 72 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBACcDDABbDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDbC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) aaaBDAbCDbdDA B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbCDBbCCBBaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ARDA 263 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,699 278,120 24 91 91 587 2246

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 49 25 40,67 54 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDDbBCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbbBcBcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAaaCDcAdd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DdBdaAdCDbdbcCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAA CDddCCBdDDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE YILMAZ 267 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,801 278,120 8 14 14 122 501

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,60 3,26 2,49

Fen 15 13 2 12,33 82 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 62 9 59,00 79 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCcDDABC AB 

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bACDCDBAd 

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC cDACCDAdcACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCCBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BORA ÜRİ 271 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,362 278,120 33 149 149 1079 4207

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 6 8 3,33 22 7,60 3,26 2,49

Fen 15 8 6 6,00 40 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 42 29 32,33 43 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CaDcdBBDbaDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbCBCADcA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDcCaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CaBD AaA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCcbBDcdBbCD cc

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDadbaCBdDdDCA 

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAAN ÇALIŞKAN 101 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,754 278,120 27 110 110 747 2911

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 6 7 3,67 24 7,60 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 51 19 44,67 60 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBcCBDDAaC A b

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) baaBDAbabA DA c

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDdaBd aBcDDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAN 273 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,324 278,120 3 8 8 64 263

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 13 1 12,67 84 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 65 6 63,00 84 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDACDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) D ABCD CDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDA DACBDCDBcA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDaBbCCBcDC CAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 0 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRFURKAN GÖKER 272 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,167 278,120 10 24 24 219 858

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 11 2 10,33 69 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 3 9,00 60 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 57 12 53,00 71 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDAB DdCDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DdAdCD bDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBdDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDA DACBDCDd A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDdcdC BB CDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILAVUZ 282 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,814 278,120 32 146 146 1057 4131

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 1 0 1,00 10 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 37 25 28,67 38 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBcbcDDdBC cca

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) cCdDBcBDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D bbCDcAdd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG)        C  

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  CBaD aCDbBDAaB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdaCDabCCBBDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YENİCE 525 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,660 278,120 7 13 13 118 485

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 13 1 12,67 84 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 61 12 57,00 76 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDACDACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCADBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABdDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDA DACBDCDaBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCabCC dDCaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AKPI AR 288 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,052 278,120 26 103 103 690 2670

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 4 10 0,67 4 7,60 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 49 24 41,00 55 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDbCbACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCA cA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBbBdDAbDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDdADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bdDAcbAdaD adab

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCaBBbabbAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KANTAR 289 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,325 278,120 25 102 102 659 2542

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 5 7 2,67 18 7,60 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 47 23 39,33 52 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBAdcbDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbDBcBcad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAdaCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADAC C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bCacD bdD BDbd 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CdADCD dCCBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ KAYA 291 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,213 278,120 1 1 1 20 87

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,60 3,26 2,49

Fen 15 13 2 12,33 82 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 68 7 65,67 88 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBDDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBcacCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDACCDABDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbCDBACCBBDDa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM BEŞE 292 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,074 278,120 20 66 66 451 1724

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 7 3 6,00 40 7,60 3,26 2,49

Fen 15 8 5 6,33 42 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 51 17 45,33 60 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBDACbACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCdbBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) aDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCD  Db BbCD B 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDb bC BdbdDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LİZA ŞENGÖZ 1339 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,098 278,120 6 12 12 100 421

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 13 1 12,67 84 7,60 3,26 2,49

Fen 15 13 2 12,33 82 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 61 9 58,00 77 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCaACBb ABaDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) b  DCDBAB 

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBBaACCDABD CB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBbdCBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETÖMER NAKKAŞ 354 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,299 278,120 17 49 49 352 1373

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,60 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 57 18 51,00 68 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBDDABCaAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACDCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DdacbAbCDAdDACd

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDCaBdCaBaaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GÜNGÖRDÜ 299 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,032 278,120 13 40 40 294 1117

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,60 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 57 17 51,33 68 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcDACDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCADBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDbCaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDA DACBDCDdaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCcdCaBcDbaCdA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÜÇÜK 303 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,388 278,120 35 238 238 1930 7500

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 1 12 -3,00 -20 7,60 3,26 2,49

Fen 15 7 8 4,33 29 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 36 37 23,67 32 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcbcbDABabdBC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCADBcdDad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bACDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) dBDaADACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bC cb bbbcdabdc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bAdcaDBdaCBaaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 4 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCA 323 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,455 278,120 29 129 129 914 3544

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,60 3,26 2,49

Fen 15 9 5 7,33 49 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 45 26 36,33 48 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dcDabBc ACabCad

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCdcaA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DaAdbD CDb

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDA cACBcCDcaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaC dCCBcDCDCbd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞAŞMAZ 305 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,865 278,120 16 48 48 349 1351

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,60 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 57 17 51,33 68 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) baDDcBcDACDAbbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDb DACBDCDcaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DadcACCBBDCcCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ALKAN 308 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,720 278,120 22 71 71 474 1843

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 52 23 44,33 59 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbccCBDDbcCcAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbDBcBbaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAbDCDcAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBdDACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DbcBDAbCDAdDcCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCbBBDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YASER ŞEN 346 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,705 278,120 34 170 170 1303 5107

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 4 10 0,67 4 7,60 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 41 33 30,00 40 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDdBBcAdbcCCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBbbDdA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DaAcCDAbDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBDBdDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDbdbcbBbdad A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCBdbCBBDbcCdd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ECE YAZAR 311 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,846 278,120 23 76 76 498 1908

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 7 5 5,33 36 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 50 21 43,00 57 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCBccABCDdcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbDBAcbad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACbCDBAcC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bC Bb bCDAdD Cc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCD dCCBBaDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BEKDAŞ 255 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,816 278,120 14 41 41 297 1125

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 58 17 52,33 70 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACcDbABabAcd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) aACDCcBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBBDAbCDABDACB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbCDBbCaBcDDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN VELİ UZUN 315 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,361 278,120 18 50 50 363 1422

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 56 16 50,67 68 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDD aBDcCcACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) cDCCBCbDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABdDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDb DACBcabaaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DD cdCaBcDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH MERT DUMAN 318 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,552 278,120 30 136 136 959 3767

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 41 32 30,33 40 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbcACcDDdcaDccC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCdbBcBaCa

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbdaCDaAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBbcADcaaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaaDcCCDAd  CB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDCDBbCaBBDab

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA KIRVELİ 298 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,392 278,120 5 11 11 85 342

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,60 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 62 13 57,67 77 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBcCcDDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBAacaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAbDCDcAdb

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCBBDACCDABDAbB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBbCCBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TÜREN 236 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,130 278,120 19 62 62 414 1606

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,60 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 53 22 45,67 61 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDABBDdCbACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCaCADdA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDbdcC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDAdDACdDCbBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaCBbCaBcDCDdAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VUSUF KÜÇÜKYAYLA 321 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,914 278,120 28 127 127 904 3514

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,60 3,26 2,49

Fen 15 9 6 7,00 47 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 47 28 37,67 50 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDbdBBDACDdabd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BaaCBCAbaA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAadDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCbABDbCccdDaBb

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) bDCddCaBcDCDCAc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ANIL DALYAN 2088 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,773 278,120 4 10 10 79 312

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,60 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 64 11 60,33 80 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABcDbCDACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCbdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDAdDACBDCDBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCaACCBcDCDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YILMAZ 320 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,706 278,120 11 38 38 289 1099

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,60 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 56 18 50,00 67 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBaAaDAbCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcCCa ADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cBABCDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CcCCBDBbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDABDACBDCDBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaCddCaBcDacCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA ÖZDEN 322 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,100 278,120 31 142 142 996 3956

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 36 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,00 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,14 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,45 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,31 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 7,60 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 8,65 4,69 4,09

Toplam: 75 42 30 32,00 43 46,15 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCadCcDDbBCDAaC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BaAaBcBabd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DddDCDaAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) aBDdADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCddc CCDcBDd a

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) dAAbCD bCdBcaDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KATIRCI 324 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,932 278,120 5 30 30 251 962

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 58 13 53,67 72 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBbCc DABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCDCDBddC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBbDACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBDAbCDA a  B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCdBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ ALİ BİLEN 327 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,627 278,120 16 97 97 610 2368

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,90 3,26 2,49

Fen 15 10 3 9,00 60 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 45 21 38,00 51 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCdACBDaABabABd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbccABadd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D dDCDBABa

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDdb AC C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC  DbaCDA DcC 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCD dCd cDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KAYIŞ 328 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,027 278,120 26 167 167 1277 4978

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 6 5 4,33 29 4,90 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 37 25 28,67 38 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDacBBDAb d a 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) Ba ddCc dA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) bB a b CDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C CCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCD dD  abCDc A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCcbCCddDCaCAb

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AYŞE KARTAL 330 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,693 278,120 30 242 242 1989 7710

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 3 8 0,33 2 4,90 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 33 29 23,33 31 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCcACB c Ba bca

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCA  AaaCd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) adb CDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDaADAC C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Dba Dcaa ccc C 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAcaCD baC daad

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR ÇİFTCİLER 331 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,401 278,120 14 81 81 530 2025

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 4,90 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 49 19 42,67 57 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aBD ABBDACDACbc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCcCADBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN)   Ad  bCaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCc aDc BDacBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDbBbCCBBbCaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 0 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU 332 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,280 278,120 32 278 278 2435 9499

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 3 6 1,00 7 4,90 3,26 2,49

Fen 15 4 7 1,67 11 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 26 30 16,00 21 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcbc Ddca  dC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCc  ABcd 

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) Ddd bDa  b

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  bcB b C  B bac

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) C dDab ba BdDb 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TÜKEL 120 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,996 278,120 21 118 118 820 3179

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 5 5,33 36 4,90 3,26 2,49

Fen 15 8 5 6,33 42 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 46 24 38,00 51 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDABBDAdbAbda

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) cDaCBCcbBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCaBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCcABb CB CDda 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDC dCa aDCbCcA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SONGÜL 313 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,042 278,120 27 176 176 1367 5364

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,80 5,25 4,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 4 8 1,33 9 4,90 3,26 2,49

Toplam: 75 32 15 27,00 36 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABBDAbDACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (DİN) DcABbDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDdADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCabBDdb caa  d

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Soru No 123456789012345
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TÜR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 0 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA MERT 338 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,780 278,120 19 109 109 724 2827

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 4 6,67 44 4,90 3,26 2,49

Fen 15 9 4 7,67 51 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 44 16 38,67 52 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DC AbaaDABa A C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BaADBccD C

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN)   CDC   B 

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaBbAbCD   bCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAA CD dCaBdDDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 0 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇAKIR 564 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,519 278,120 22 132 132 929 3595

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 4 1 3,67 37 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 42 23 34,33 46 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dBDDABB ACbAabc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCdaac

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCb CDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) aDCC    D 

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDcaDbb a bcdb

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDdBbCCB DCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 0 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HEPKOŞAR 340 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,107 278,120 31 258 258 2274 8867

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 4,90 3,26 2,49

Fen 15 6 8 3,33 22 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 29 37 16,67 22 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) D BACBDadcabAda

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aabcBABcbd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) b bDCDa Bd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) C DB DACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)  dada bbD Bccbc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdDaD dCacdaDb

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIRIM 1570 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,312 278,120 7 45 45 319 1199

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,90 3,26 2,49

Fen 15 9 4 7,67 51 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 54 13 49,67 66 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDABBDACDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) aDaCBC c A

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCD CaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDc b CBDCDBa 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCcdC B DCabAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİS ASLAN 522 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,237 278,120 20 115 115 789 3078

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,90 3,26 2,49

Fen 15 7 5 5,33 36 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 41 22 33,67 45 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDDAcBDACDACC 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) acaCBC cBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cB daD  aC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) aDCCBacADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CbDc b  BDCDB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDC dC a DbabAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSA BAYIR 394 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,191 278,120 33 279 279 2438 9506

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 4,90 3,26 2,49

Fen 15 6 8 3,33 22 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 28 40 14,67 20 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bacdacDbABCbdBC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCAbcdBc a

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) b aaCDB db

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDc aACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bb BabbCDb bdba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bAd CadbCCBdaDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÇOLAK 352 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,369 278,120 23 133 133 940 3658

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 6 5 4,33 29 4,90 3,26 2,49

Fen 15 8 6 6,00 40 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 42 25 33,67 45 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bcDcABBDdCcACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) aD CBaAcaA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) cc BCb CDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDacDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) a DABDA ab Da d

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCcb CddDdbCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BARTU YİĞİT 357 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,716 278,120 2 4 4 47 199

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,90 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 65 10 61,67 82 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABcDACDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) ccABCbACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbBDACBDCDBBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCCBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ABİK 359 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,332 278,120 35 369 369 3746 14257

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 4,90 3,26 2,49

Fen 15 5 10 1,67 11 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) cCacadbDdBdabdC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) abcbdAccad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) cbCbdDcAcb

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) dacdbabCba

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cbaccAbdcdcaAdc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bdAaCDcbadBdbDa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN EMRE ÇETİN 360 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,103 278,120 8 55 55 382 1478

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 5 5,33 36 4,90 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 54 16 48,67 65 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) D cACBDDABCDAcC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbcBABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bdCDCDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cCa b CCDbB bCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADdbBbCCB aDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜLER 139 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,724 278,120 6 43 43 302 1133

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 56 18 50,00 67 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bccDABBDbCaACCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCdDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcddCDdCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDABb CaDCDcBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCCBcDbDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SAYLIK 362 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,640 278,120 13 80 80 528 2014

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,90 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 50 20 43,33 58 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACcbDABCbbaC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBcBcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bbCcCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) D  BDdCCD aDd B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAA CDcbCaBdDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN CAN ÇOBANCIK 364 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,967 278,120 17 99 99 630 2436

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 4 6,67 44 4,90 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 50 18 44,00 59 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACcDDAcaDA C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D d CDBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaaD  CDcBcAC 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAdbCDdAbCBdbc 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL İREM KAHRAMAN 366 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,828 278,120 29 236 236 1921 7469

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 0 8 -2,67 -27 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,90 3,26 2,49

Fen 15 6 9 3,00 20 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 35 38 22,33 30 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBACBabABacAdb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) cbdbabc  b

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) bBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cdBBabdCacBadbc

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAbbaDBcbCadDad

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ CELAL ÇELİK 67 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,502 278,120 1 2 2 32 135

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 13 2 12,33 82 4,90 3,26 2,49

Fen 15 15 0 15,00 100 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 67 8 64,33 86 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dBDDABBDcCDACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) ccABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbBcACBDCDBBA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBACCBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EFE KABA 370 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,008 278,120 28 197 197 1552 6050

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 6 9 3,00 20 4,90 3,26 2,49

Fen 15 7 8 4,33 29 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 36 39 23,00 31 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbcAaBaDABabABd

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbaaAccCa

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbCcCDBAcC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) dBacbDAdDa

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DCaaDcbCDbccAba

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbbaddCCacDDa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ KESKİN 371 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,164 278,120 12 77 77 508 1931

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,90 3,26 2,49

Fen 15 10 4 8,67 58 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 49 19 42,67 57 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBcDABcDACbACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCcDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) Dc daD CaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbBcA B  D aA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCcdCbBBbC CAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞEREF 372 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,230 278,120 9 67 67 458 1753

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 2 6,33 42 4,90 3,26 2,49

Fen 15 7 4 5,67 38 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 50 12 46,00 61 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCaACBDDbBCDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbDBAB aC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D CDCDcAd 

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Dd aDACC A D   

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CbADC Bbd  cDD 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR YAŞAR 375 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,302 278,120 34 285 285 2481 9686

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 3 4 1,67 11 4,90 3,26 2,49

Fen 15 4 3 3,00 20 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 23 31 12,67 17 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) abacdBb ABacABb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BbdcdcBaaa

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) add CDa dC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CdD ADAd C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Ddd a aC     C 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN)   Aa c bC   DD 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 0 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE DERE 376 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,388 278,120 15 95 95 605 2339

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 8 4,33 29 4,90 3,26 2,49

Fen 15 9 5 7,33 49 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 49 25 40,67 54 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCcACcDDABCaABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBcBDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bdCDCcBABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDdcbACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cCBcDdaCbbdDbCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) C dbCDBdCaBBDaC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SETONAY TOP L 90 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,485 278,120 24 151 151 1109 4330

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 2 5 0,33 2 4,90 3,26 2,49

Fen 15 11 3 10,00 67 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 39 27 30,00 40 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDbdBcDACcACCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) cDbCBCbcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcABCbbdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDdCBDccbb

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDb cb    a   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DabBdCCBB CDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSAM AYVAZ 379 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,179 278,120 4 29 29 248 955

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 9 3 8,00 53 4,90 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 57 14 52,33 70 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dcDDABcDcCDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBC cBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDACaC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDc bd BDCDB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdCCBBDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SALCI 520 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,940 278,120 3 25 25 228 890

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 9 2 8,33 56 4,90 3,26 2,49

Fen 15 9 1 8,67 58 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 55 8 52,33 70 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBACBDDABdDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCAc ABDaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN)  cCDCc ABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC aDACCDbB A  

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAA C  ACCd DD 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 0 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAHRAMAN 2430 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,831 278,120 18 106 106 715 2780

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,90 3,26 2,49

Fen 15 8 4 6,67 44 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 46 23 38,33 51 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDABBccCadCCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) aDaaBCbbBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DB dCDbdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDca dCBDbDB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDb dCaBcDC C A

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ PALA 383 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,792 278,120 10 69 69 462 1772

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 6 5 4,33 29 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 48 17 42,33 56 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDAcBDACDAC c

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcaCBCA ac

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN)   Ada dCDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) aDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCbb D  BD DaaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBd CBcDCDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 0 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ESİLA VARLI 387 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,988 278,120 11 74 74 481 1864

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 7 5 5,33 36 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 2 11,33 76 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 51 17 45,33 60 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBdCBb ABaDAdC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCADBABcbC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D CDdDcABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDB DACDd

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) cC BD bCDbc bCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCD dCCBcDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOLAT 391 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,489 278,120 25 160 160 1212 4703

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 35 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 7,80 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,50 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,39 4,63 4,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,36 4,54 3,69

Matematik 15 9 5 7,33 49 4,90 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 7,38 4,69 4,09

Toplam: 75 38 33 27,00 36 36,34 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bccDA cabb bCdc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCaBCAccA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcddbD Cad

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCdBbabDc

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDcB bbcDCDBcA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBbCCBBDCcbAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH FATİH YAĞCI 753 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,018 278,120 1 17 17 163 653

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 12 2 11,33 76 3,57 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 60 14 55,33 74 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDbBBDACDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCAcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCdDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbB ACBDCDBdA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCabdCBdDaDCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BALIM 771 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,477 278,120 21 181 181 1394 5465

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,57 3,26 2,49

Fen 15 6 9 3,00 20 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 41 34 29,67 40 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDABcbbCbACac

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BbaCcaADBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DdABCDAdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CbCCdDBdDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDAdbdCcbdbBaA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDdcbCCdabaDCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYRA KONYA 806 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,608 278,120 30 247 247 2049 7952

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 3,57 3,26 2,49

Fen 15 5 8 2,33 16 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 33 36 21,00 28 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) baDbABc ACbAaCB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BbCbBCbcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DdAdCDcbDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) aDCdBDcbDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bdcdabAbBcbc   

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DabBAdCBda  adc

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 0 3 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİSALİM ABDÜLKER MOĞ 287 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,833 278,120 31 252 252 2120 8261

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 3,57 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 33 38 20,33 27 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) Cdb*AaccAbcAC  

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDCCBCdDBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCbACDa

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CadddaBcaA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) *acbdccCB*ab d 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDac*bCBaDCcCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BEDİR 849 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,913 278,120 4 32 32 263 1010

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 10 2 9,33 62 3,57 3,26 2,49

Fen 15 12 3 11,00 73 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 57 13 52,67 70 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABcDACDAab 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBCbcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDA cC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDA bA BDCcB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DDCBdbCBBDCcCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN FIRAT 883 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,345 278,120 37 356 356 3579 13667

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 1 8 -1,67 -11 3,57 3,26 2,49

Fen 15 1 6 -1,00 -7 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 18 37 5,67 8 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbcAbcbbb abAcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) adA dAaDCd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) adCD DBddC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBaaA  C a

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) addaDcdab      

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bbAaba      a  

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 2 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN DEMİR 993 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,703 278,120 2 26 26 231 895

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 11 1 10,67 71 3,57 3,26 2,49

Fen 15 11 4 9,67 64 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 56 14 51,33 68 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CcDDABBcACDACCd

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDaCBC DBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBAddb CDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDaCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDb DA BDCDB A

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDbBbCCBBDCaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN KOCADERELİ 906 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,045 278,120 10 104 104 705 2762

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 10 2 9,33 62 3,57 3,26 2,49

Fen 15 7 6 5,00 33 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 47 21 40,00 53 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) D BcCcbDABdcAdC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCAcBABbaC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAaDCDa dC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADACbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) Dd BD CCDABbA B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) C A aDcdbCBdDDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR SEVİNÇHAN 500 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,945 278,120 18 152 152 1138 4434

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 3,57 3,26 2,49

Fen 15 8 7 5,67 38 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 45 29 35,33 47 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDABBbACbAadB

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) dcCCBCdDcA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCBDBADA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCD dcdddcbbccA

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aadBdaCBBcCcCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİN ORMAN 923 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,445 278,120 5 34 34 279 1060

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 10 3 9,00 60 3,57 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 54 17 48,33 64 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DdBACBDDABCDABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCdDBAB ad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DAdc DBAdd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDcADACDC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) DC BDACCD dcdCB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCadAdaBaDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KOCADERELİ 940 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,938 278,120 35 325 325 3072 11809

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 3 4 1,67 11 3,57 3,26 2,49

Fen 15 5 9 2,00 13 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 18 46 2,67 4 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCBcCBacda bbcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) dabcacacbd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) Dcabd acca

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBadbbdCaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) D  Bb bCbd     

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bcADC addCBacab

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YAŞAR 959 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,658 278,120 17 143 143 1018 4030

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,57 3,26 2,49

Fen 15 7 6 5,00 33 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 40 28 30,67 41 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DaBcCBbDABbcABC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) aCcaBAB aC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) bb DCcB BC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDdbDACad

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bCaaDAbCDAd dC 

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAd CadbC BBDaa

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ECE KÜÇ * 629 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,764 278,120 34 316 316 2905 11205

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 5 8 2,33 16 3,57 3,26 2,49

Fen 15 5 10 1,67 11 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 25 48 9,00 12 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) abccCBabAaabbcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) cCcbBcaaad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DdCaCDaABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) aBaccbbCcC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) a aaDbaCDdBc bB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) bbAcaDadCaBdacC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYDIN 976 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,388 278,120 27 214 214 1724 6759

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 5 8 2,33 16 3,57 3,26 2,49

Fen 15 5 7 2,67 18 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 33 34 21,67 29 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DCaAdBcDABC dcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) dbcDacdbad

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D CaCD ABC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDdAbACaC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) ad Bad CDcaDcbB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) dAd Ca baCBd aC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 0 2 0
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 0 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN YERLİ 0 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,095 278,120 28 220 220 1776 6958

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 3 6 1,00 7 3,57 3,26 2,49

Fen 15 7 7 4,67 31 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 34 34 22,67 30 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) bBDDdacaACbAaCc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BcbdBCbaBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDcdDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CaCCBbBADd

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bCDA b    daaa 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) aDCcdCaBBbCaC d

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 1 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BALKAN 415 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,878 278,120 9 83 83 544 2081

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,57 3,26 2,49

Fen 15 10 5 8,33 56 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 52 23 44,33 59 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) dBDcABBaACbAabc

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BbaCBCdcBA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDdCBDBcDA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) CCDbBDACBadDBad

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DaCabCCBdDCaCAA

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERDOĞAN 2130 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,294 278,120 16 140 140 990 3942

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 8 0 8,00 80 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 3,57 3,26 2,49

Fen 15 8 5 6,33 42 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 42 17 36,33 48 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DC ACBbDABaD  C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BC DBABD C

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DACaCDB dd

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDB DAC C

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)    Ba bCa  bcad

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAd  aBdaaBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 1 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ  ARISOY 1047 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,955 278,120 33 313 313 2871 11102

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 -2,00 -13 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 1 5 -0,67 -4 3,57 3,26 2,49

Fen 15 9 4 7,67 51 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 19 35 7,33 10 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) aaabCc cdBabbcb

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCbcaA cdd

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) abaaCDB dC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG)  a  d  a  

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bC ab  a    b  

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCa dCCB aDd

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 0 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 0 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 0 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAVK 1050 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,762 278,120 15 134 134 946 3695

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 6 2 5,33 36 3,57 3,26 2,49

Fen 15 9 5 7,33 49 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 40 22 32,67 44 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) D BdCcbDABaDA b

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) cCdDcABcdC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) DbC CDBA d

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBbBcDAC d

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) D  B  CCbb  A B

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAAbCDcbCCadD C

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 2 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 3 1 75
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES MİRAÇ FİDAN 0 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,436 278,120 25 207 207 1663 6533

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 3 6 1,00 7 3,57 3,26 2,49

Fen 15 4 2 3,33 22 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 33 21 26,00 35 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DacbCcDDdBa  BC

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) BCcDa BDCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) b CcCDBAcC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CB a DACDd

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT)   aab bCD  Dc a

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAc  a      DD 

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 0 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 1 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILMAZ 1408 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,798 278,120 6 42 42 300 1128

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,57 3,26 2,49

Fen 15 14 1 13,67 91 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 54 16 48,67 65 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) DbBACBDDdBCDA C

Cevap Anh. B DCBACBDDABCDABC

Sözel (TAR) B bDBcBcCC

Cevap Anh. B BCADBABDCC

Sözel (DİN) D bDCDBAdC

Cevap Anh. B DACDCDBABC

Sözel (İNG) CBDBADAdbC

Cevap Anh. B CBDBADACDC

Sayısal (MAT) bCadDAbCDc b CB

Cevap Anh. B DCBBDACCDABDACB

Sayısal (FEN) CAADCDBdCCBBDDC

Cevap Anh. B CAADCDBACCBBDDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 1 0 100
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 4 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL KÜÇÜKCIĞA 1643 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,856 278,120 14 128 128 906 3518

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 8 6 6,00 40 3,57 3,26 2,49

Fen 15 7 8 4,33 29 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 44 30 34,00 45 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CBDDdBcDACaACba

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BaaCBCbcBc

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DcAdCDACDC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) CDCCdDcbaA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) aCDbBDbCB CbBcc

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) DbCcdaCBdDacCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 1 1 50
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 2 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 1 3 25
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EMİR ÇAKIR 412 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,294 278,120 29 231 231 1871 7270

Puanı Hesaplanan: 395 395 4015 15086

Katılımlar: 37 395 395 4023 15111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 5 3,33 22 6,09 5,25 4,44

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 3,99 3,33 2,90

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,41 4,63 4,77

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,98 4,54 3,69

Matematik 15 3 4 1,67 11 3,57 3,26 2,49

Fen 15 6 6 4,00 27 5,72 4,69 4,09

Toplam: 75 29 22 21,67 29 30,77 25,70 22,38

Sözel (TÜR) CaDDdB  Ab  aa 

Cevap Anh. A CBDDABBDACDACCB

Sözel (TAR) BDbd a  cA

Cevap Anh. A BDCCBCADBA

Sözel (DİN) DBABCD  DC

Cevap Anh. A DBABCDACDC

Sözel (İNG) C   BDacbA

Cevap Anh. A CDCCBDBADA

Sayısal (MAT) bC cB   a   Ba 

Cevap Anh. A CCDABDACBDCDBBA

Sayısal (FEN) ab B bC dDCaCAd

Cevap Anh. A DDCBACCBBDCDCAA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 2 2 0 100
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about and express the feelings and personal opinions about places and things. 1 0 1 0
Students will be able to read specific information on a poster about a certain place. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people's occupations in clear oral texts.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 2 1 0 50
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 4 2 2 50
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50
