
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

1 1923 HMET*ERDE Ç LIŞK N 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 489,264 1 1 1 32 215
% 0,24

2 886 YAĞMUR AYKIN 8I 18 2 17,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 86 3 85,00 484,496 1 2 2 67 426
% 0,48

3 1170 HASAN*EMİR ÇAKIR 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 87 3 86,00 483,157 1 3 3 79 500
% 0,56

4 1893 ELİF DİLA ONAT 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,725 2 4 4 94 604
% 0,67

5 1332 HAMZA* İNAN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 20 0 20,00 85 4 83,67 476,472 1 5 5 140 869
% 0,97

6 1702 DENİZ EFE KPINAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 5 82,33 475,897 3 6 6 150 917
% 1,02

7 752 BARAN* BİLGİN 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 14 1 13,67 20 0 20,00 83 1 82,67 471,164 2 7 7 186 1218
% 1,36

8 1925 ÖMER ASAF KARAKOÇ 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 84 5 82,34 470,700 2 8 8 188 1238
% 1,38

9 1294 EYLÜL*SENA ŞENTÜRK8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 84 6 82,01 469,804 3 9 9 194 1301
% 1,45

10 347 CEREN* DAĞIDIR 8C 19 1 18,67 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 0 19,00 18 2 17,33 82 6 80,00 469,686 3 10 10 197 1310
% 1,46

11 1938 TAHA * SÜRMELİ 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 83 7 80,67 469,593 4 11 11 201 1324
% 1,48

12 1454 ECRİN* ATILGAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 2 17,33 82 6 80,00 467,095 5 12 12 229 1496
% 1,67

13 1667 İREM * BIYIKLI 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 1 15,67 19 1 18,67 81 6 79,01 466,776 6 13 13 233 1515
% 1,69

14 1206 BAŞAK KORKMAZ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,67 465,699 4 14 14 248 1599
% 1,78

15 1358 ECRİN* ŞİRİN 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 20 0 20,00 82 3 81,01 464,734 4 15 15 259 1673
% 1,87

16 1477 ELA  * KISMET 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 81 6 79,00 463,116 7 16 16 281 1802
% 2,01

17 1482 NİSA * AYATA 8C 18 2 17,33 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 81 8 78,33 462,472 8 17 17 293 1846
% 2,06

18 1995 ELİF TUNA ÇEKER 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 18 2 17,33 81 3 80,00 461,467 9 18 18 308 1913
% 2,13

19 1453 HİLAL* YENİAY 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 3 15,00 19 1 18,67 80 9 77,01 461,408 10 19 19 310 1915
% 2,14

20 1480 MERYEM ÖZ 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 19 1 18,67 80 5 78,34 460,280 11 20 20 325 2014
% 2,25

21 1425 EYMEN*EFE ÇETİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 82 8 79,34 458,070 5 21 21 345 2201
% 2,46

22 1102 Z AZRA DERE 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 81 9 78,00 457,999 5 22 22 348 2206
% 2,46

23 1486 YİĞİT ERŞAHİN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 82 6 80,00 457,386 6 23 23 361 2273
% 2,54

24 1108 BUSE U GÜRBÜZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 19 1 18,67 81 6 79,01 456,714 7 24 24 369 2322
% 2,59

25 1709 DURU MİRAY ALVER 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 2 16,33 80 9 77,01 451,641 8 25 25 437 2825
% 3,15

26 937 NEHİR* YILMAZ 8L 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 20 0 20,00 78 6 76,01 447,129 1 26 26 489 3271
% 3,65

27 1471 DİLA * AKDEMİR 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 17 3 16,00 78 9 75,00 446,632 12 27 27 496 3327
% 3,71

28 825 NİSAYAĞMUR ÇEKÜÇ 8H 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 19 1 18,67 78 11 74,33 439,561 1 28 28 590 4100
% 4,57

29 1014 YAĞMUR VATAN 8L 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 19 0 19,00 75 11 71,33 437,786 2 29 29 625 4304
% 4,80

30 1141 YUSUF EFE KOL 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 18 2 17,33 77 11 73,33 432,339 9 30 30 713 4954
% 5,53

31 1142 ELİF MASAL KARA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 17 2 16,33 19 1 18,67 74 15 69,00 430,287 10 31 31 746 5246
% 5,85

32 1251 YAĞIZ* TUNCA 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 4 8,67 18 2 17,33 72 11 68,33 428,188 6 32 32 773 5537
% 6,18

33 822 CEMRESU DOĞAN 8H 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 19 1 18,67 73 10 69,68 426,432 2 33 33 802 5767
% 6,43
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Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420
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34 1282 AYŞE BEYZA ŞEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 4 11,67 19 1 18,67 72 15 67,00 426,135 7 34 34 807 5808
% 6,48

35 807 YUNUS EMRE YILDIRIM8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 75 9 72,00 423,447 1 35 35 859 6185
% 6,90

36 1334 BÜŞRA* SOLAK 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 16 0 16,00 73 6 71,00 423,106 8 36 36 867 6239
% 6,96

37 1291 EYMEN* SAYIN 8B 17 1 16,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 2 11,33 16 4 14,67 72 10 68,67 419,564 9 37 37 934 6765
% 7,55

38 1473 MERT Ç ÇAY 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 18 2 17,33 73 9 70,00 417,910 13 38 38 967 7024
% 7,84

39 1750 ESLEMV ÖZTÜRK 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 17 1 16,67 70 11 66,34 416,043 2 39 39 989 7289
% 8,13

40 1915 MİK İL EFE ÖZK N 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 7 6,67 17 2 16,33 72 12 68,01 415,922 1 40 40 993 7307
% 8,15

41 1498 CAN  * KARAKAŞ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 17 3 16,00 72 13 67,67 415,522 14 41 41 1009 7378
% 8,23

42 1234 EYMEN* GÜNEŞ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 73 11 69,33 415,118 11 42 42 1020 7451
% 8,31

43 1861 SEDEF KARA 8I 19 1 18,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 0 8,00 16 1 15,67 68 6 66,01 413,571 2 43 43 1064 7700
% 8,59

44 1490 BATIN* YILDIZ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 11 3 10,00 16 3 15,00 70 12 66,00 413,530 15 44 44 1066 7705
% 8,60

45 889 SUDENAZ ÇELİK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 2 9,33 19 1 18,67 68 14 63,33 413,473 10 45 45 1069 7717
% 8,61

46 810 ZEYNEP ÖZLÜ 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 14 2 13,33 17 1 16,67 70 12 66,00 413,368 12 46 46 1073 7730
% 8,62

47 1401 HALİL* ALANYURT 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 10 5 8,33 20 0 20,00 68 17 62,33 413,327 11 47 47 1074 7736
% 8,63

48 1711 AHMET* ESER 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 4 9,67 17 1 16,67 69 12 65,01 412,631 16 48 48 1089 7846
% 8,75

49 925 DURU ÇELİK 8E 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 7 2 6,33 17 3 16,00 71 7 68,66 412,267 1 49 49 1095 7907
% 8,82

50 1787 İBRAHİM GÜRELER 8L 18 0 18,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 7 6,67 19 1 18,67 68 16 62,67 412,075 3 50 50 1101 7945
% 8,86

51 1073 EGE EMİR KARA 8H 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 19 1 18,67 69 12 65,01 407,171 3 51 51 1210 8777
% 9,79

52 864 IRMAK* SÜRÜCÜ 8G 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 18 2 17,33 70 10 66,66 407,123 1 52 52 1211 8787
% 9,80

53 1380 YİĞİT* KARACA 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 70 18 63,99 406,354 12 53 53 1229 8926
% 9,96

54 955 ÖYKÜ MASAL ERVERDİ8F 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 18 2 17,33 68 10 64,67 405,670 1 54 54 1240 9041
% 10

55 803 FURKAN DÜZENCİ 8H 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 13 3 12,00 68 9 65,01 404,403 4 55 55 1267 9245
% 10

56 1124 EMİR * KAHRAMAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 17 3 16,00 70 15 65,00 403,468 17 56 56 1284 9405
% 10

57 895 SEZİN*ELİF YILMAZ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 6 2 5,33 17 2 16,33 69 7 66,66 403,201 13 57 57 1291 9452
% 11

58 1476 BEYZA*NUR ÖZTAN 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 17 3 16,00 69 15 64,00 402,166 18 58 58 1315 9625
% 11

59 1372 MELİH METE HANGÜL 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 20 0 20,00 68 13 63,67 401,490 14 59 59 1331 9731
% 11

60 816 OĞUZ METE ŞEN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 4 8,67 18 2 17,33 67 17 61,34 401,239 2 60 60 1337 9778
% 11

61 1076 ELİF H SAR HİSAR 8F 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 5 11,33 19 1 18,67 69 19 62,66 400,799 2 61 61 1349 9856
% 11

62 878 HAKİM*ATA ZIYECH 8E 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 18 1 17,67 68 8 65,34 400,797 3 62 62 1350 9857
% 11

63 1096 ELİF ÖNCEL 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 6 1,00 14 2 13,33 16 3 15,00 63 20 56,33 400,323 13 63 63 1367 9958
% 11

64 1497 METEHAN YAĞCI 8C 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 17 1 16,67 67 18 61,00 400,207 19 64 64 1373 9988
% 11

65 1485 YİĞİT*EFE GÜNKAYA 8C 15 2 14,33 7 1 6,67 6 2 5,33 9 1 8,67 12 2 11,33 16 4 14,67 65 12 61,00 400,080 20 65 65 1376 10012
% 11

66 1306 MUSTAFA TAŞKIN 8G 17 3 16,00 8 1 7,67 8 1 7,67 8 1 7,67 6 5 4,33 19 1 18,67 66 12 62,01 398,646 2 66 66 1417 10263
% 11
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67 900 EBRAR* KATIRCI 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 2 4,33 19 1 18,67 66 11 62,34 398,129 3 67 67 1435 10377
% 12

68 1151 BARTU BİÇER 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 4 7,67 18 2 17,33 66 17 60,34 398,029 14 68 68 1440 10394
% 12

69 1005 KUTAY* AKTAŞ 8L 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 5 5,33 18 1 17,67 68 13 63,67 397,208 4 69 69 1459 10563
% 12

70 1395 İPEK * YAŞIRTU 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 17 3 16,00 68 14 63,33 396,444 15 70 70 1490 10710
% 12

71 1413 IRMAK* EREN 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 4 8,67 19 1 18,67 66 18 60,01 396,191 21 71 71 1497 10765
% 12

72 1130 EREN * ÇALIŞKAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 4 7,67 18 1 17,67 64 18 58,01 394,972 15 72 72 1524 11006
% 12

73 475 NAZLI ASLAN 8I 18 0 18,00 9 0 9,00 6 3 5,00 4 5 2,33 9 1 8,67 15 4 13,67 61 13 56,67 394,247 3 73 73 1542 11171
% 12

74 1997 AYŞENUR TAN 8L 18 1 17,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 6 5,00 18 2 17,33 63 19 56,66 393,492 5 74 74 1560 11312
% 13

75 1715 ELİF NAZ Ç KIR 8L 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 17 3 16,00 63 17 57,33 392,489 6 75 75 1581 11512
% 13

76 1903 DORUK* KAHRAMAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 2 10,33 15 4 13,67 65 16 59,67 390,045 16 76 76 1644 12051
% 13

77 1558 IRMAK* KARADAYI 8L 17 2 16,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 1 3,67 18 2 17,33 63 10 59,67 389,863 7 77 77 1649 12090
% 13

78 1820 METİN*EFE GEBEŞ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 5 5,33 16 3 15,00 64 17 58,33 389,549 3 78 78 1663 12152
% 14

79 818 DEFNE*NAZ ŞEN 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 11 1 10,67 14 6 12,00 66 15 61,00 389,445 4 79 79 1667 12175
% 14

80 1004 ELA GÜL ÖKSÜZ 8H 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 2 2,33 18 2 17,33 65 10 61,66 388,870 5 80 80 1681 12289
% 14

81 1446 AYŞE MİNEL ÇELİK 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 19 1 18,67 64 15 59,01 388,180 22 81 81 1704 12420
% 14

82 1451 ENSAR DEMİRKAN 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 6 6,00 16 4 14,67 66 17 60,34 387,941 23 82 82 1712 12479
% 14

83 1160 GÖKAY* GÜLER 8K 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 10 1,67 18 2 17,33 67 17 61,34 387,427 1 83 83 1733 12588
% 14

84 1967 ESLEM SARE YAVUZ 8A 17 3 16,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 17 3 16,00 62 16 56,67 386,742 17 84 84 1753 12725
% 14

85 880 FEYZA* KÖSE 8E 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 2 8,33 15 4 13,67 64 15 59,01 385,930 5 85 85 1777 12930
% 14

86 1460 ECE  * MOLLA 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 9 4 7,67 15 4 13,67 64 17 58,34 384,611 24 86 86 1824 13209
% 15

87 1785 ASUDE KARAMAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 10 3 9,00 16 4 14,67 61 21 54,01 383,701 16 87 87 1851 13430
% 15

88 1344 İLAYDA EROĞLU 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 3 15,00 64 14 59,33 382,792 17 88 88 1882 13643
% 15

89 1144 MURAT K AR SLAN 8A 10 9 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 4 10,67 18 2 17,33 64 21 56,99 379,263 18 89 89 1985 14428
% 16

90 7 İCLAL* KARABULUT 8C 14 6 12,00 9 0 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 17 3 16,00 63 21 56,00 378,131 25 90 90 2020 14683
% 16

91 1368 İSMAİL ER 8B 16 3 15,00 8 1 7,67 6 2 5,33 9 1 8,67 9 4 7,67 14 6 12,00 62 17 56,34 378,043 18 91 91 2028 14713
% 16

92 1 ECRİN*NİSA DİKMEN 8G 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 17 2 16,33 61 17 55,34 376,796 3 92 92 2066 15006
% 17

93 1387 BURAK* ABİK 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 4 7,67 15 5 13,33 62 20 55,34 376,654 19 93 93 2071 15046
% 17

94 884 GÜLRU* TUNA 8G 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 8 5,33 18 1 17,67 62 23 54,34 376,304 4 94 94 2078 15118
% 17

95 1519 AHMET SULT NOĞLU 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 5 4,33 19 1 18,67 63 18 57,00 375,986 19 95 95 2089 15185
% 17

96 1680 BATU * GÜN 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 14 6 12,00 62 27 53,00 373,936 20 96 96 2157 15701
% 18

97 1852 ÖMER * DAYAN 8H 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 5 5,33 15 4 13,67 62 18 56,00 373,488 6 97 97 2167 15798
% 18

98 924 TUNA * MASKAR 8H 14 3 13,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 16 3 15,00 61 15 56,00 373,256 7 98 98 2176 15865
% 18

99 1593 AHMET*EREN YAZAR 8F 13 6 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 7 3,67 18 2 17,33 63 18 57,00 371,947 4 99 99 2225 16185
% 18
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KATILIMLAR

100 1831 EMİN * YILDIRIM 8F 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 15 2 14,33 62 14 57,34 371,280 5 100 100 2252 16351
% 18

101 821 GÖKAY*KIRC AOĞLU 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 4 6,67 17 3 16,00 60 21 53,00 370,117 6 101 101 2295 16631
% 19

102 1716 ELİF SU TOTUŞ 8D 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 4 2,67 18 2 17,33 60 16 54,66 368,569 4 102 102 2358 17062
% 19

103 1815 ÖZNUR* ERASLAN 8G 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 3 3,00 4 5 2,33 20 0 20,00 56 20 49,33 368,542 5 103 103 2362 17072
% 19

104 410 AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 3 3 2,00 14 6 12,00 57 14 52,34 368,325 21 104 104 2372 17128
% 19

105 1447 AÇELYA GÖREN 8C 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 16 4 14,67 62 26 53,34 368,281 26 105 105 2374 17137
% 19

106 1694 CAFER* AK 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 2 9,33 15 5 13,33 60 22 52,67 368,167 6 106 106 2379 17170
% 19

107 104 SARP FİDAN 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 3 5,00 16 2 15,33 58 18 52,00 367,773 20 107 107 2398 17272
% 19

108 882 İLKİM*İPEK ÇİÇEK 8F 18 1 17,67 8 2 7,33 6 1 5,67 6 2 5,33 4 3 3,00 14 4 12,67 56 13 51,67 367,591 7 108 108 2406 17323
% 19

109 911 YUSUF* TAŞKIN 8F 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 6 5,00 18 2 17,33 62 21 54,99 367,206 8 109 109 2412 17416
% 19

110 1600 YAREN NİSA GÜLER 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 16 4 14,67 61 24 53,00 366,199 21 110 110 2458 17677
% 20

111 1640 AZRA S ÖZDEMİR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 14 6 12,00 59 19 52,66 365,767 8 111 111 2473 17783
% 20

112 220 ALPEREN GÜL 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 4 5,67 15 5 13,33 60 20 53,33 364,884 22 112 112 2518 18017
% 20

113 1889 YİĞİT*EREN CEYLAN 8F 14 3 13,00 8 1 7,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 2 3,33 16 3 15,00 55 15 50,00 359,163 9 113 113 2737 19523
% 22

114 1626 ELİF BÜŞRA TOKLUCU 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 7 0 7,00 3 2 2,33 17 1 16,67 51 9 48,00 359,127 6 114 114 2742 19534
% 22

115 961 ECRİN KUŞCU 8I 13 6 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 0 5,00 4 1 3,67 18 2 17,33 54 15 49,00 358,297 4 115 115 2776 19738
% 22

116 943 ECRİN* SATILMIŞ 8E 14 1 13,67 7 1 6,67 4 2 3,33 10 0 10,00 2 1 1,67 16 2 15,33 53 7 50,67 357,032 7 116 116 2820 20081
% 22

117 1823 MİRAÇYİĞİT ŞENTEPE 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 11 2,33 16 4 14,67 61 26 52,34 356,882 27 117 117 2825 20120
% 22

118 1213 ÖMER MAMUR 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 17 3 16,00 56 29 46,32 355,310 22 118 118 2888 20547
% 23

119 1207 ASLI * AKTAŞ 8D 15 2 14,33 7 3 6,00 8 1 7,67 7 3 6,00 6 5 4,33 13 6 11,00 56 20 49,33 354,481 5 119 119 2919 20794
% 23

120 1808 MELİKŞAH ÜNAL 8K 16 3 15,00 8 1 7,67 7 2 6,33 10 0 10,00 6 10 2,67 12 5 10,33 59 21 52,00 353,810 2 120 120 2942 21021
% 23

121 1003 TEKİN* EĞRİÇAY 8K 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 8 3,33 14 5 12,33 58 24 50,00 353,482 3 121 121 2954 21115
% 24

122 1560 K A GÜLEZ 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 3 2,00 16 3 15,00 56 19 49,66 352,501 2 122 122 2993 21373
% 24

123 917 HİRANUR ORMAN 8L 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 16 2 15,33 55 21 48,00 352,485 9 123 123 2994 21376
% 24

124 1930 ÖMER YUSUF MELEKENOĞL8B 16 4 14,67 9 1 8,67 5 3 4,00 10 0 10,00 1 6 -1,00 16 4 14,67 57 18 51,01 351,877 23 124 124 3022 21555
% 24

125 1635 ECENAZ KORK AZ 8I 14 4 12,67 9 0 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 9 3 8,00 11 6 9,00 53 20 46,34 349,471 5 125 125 3104 22235
% 25

126 1929 ALPEREN GÖK 8F 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 9 3 8,00 14 4 12,67 54 23 46,33 349,219 10 126 126 3116 22316
% 25

127 839 ZEYNEP DİREK 8L 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 10 9 7,00 55 22 47,68 348,604 10 127 127 3138 22470
% 25

128 1320 MERT EYMEN UĞURLU 8H 14 5 12,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 6 2,00 6 8 3,33 14 3 13,00 55 24 46,99 348,501 8 128 128 3140 22490
% 25

129 675 ZEYNEP NUR TİRYAKİ 8C 12 8 9,33 8 1 7,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 7 4,67 17 3 16,00 54 29 44,34 346,353 28 129 129 3236 23120
% 26

130 964 EYLÜL* ŞANALAN 8K 14 4 12,67 8 1 7,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 7 2,67 12 3 11,00 56 18 50,01 345,784 4 130 130 3255 23287
% 26

131 934 ZEKİYE NUR SEVİM 8I 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 18 2 17,33 54 22 46,67 345,312 6 131 131 3274 23420
% 26

132 1361 YASMİNA TUNALI 8B 11 7 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 14 5 12,33 56 20 49,34 345,277 24 132 132 3276 23434
% 26
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

133 1863 SEVDENUR ÇETİNER 8K 16 3 15,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 10 -0,33 15 4 13,67 54 25 45,67 343,502 5 133 133 3344 23931
% 27

134 1778 OZAN BİLGE 8I 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 4 1 3,67 16 4 14,67 51 21 44,02 343,033 7 134 134 3363 24070
% 27

135 1535 ŞAHİN* ALİY* 8H 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 9 6,00 13 7 10,67 57 31 46,68 342,987 9 135 135 3368 24087
% 27

136 0 TUANA ÜZÜMCÜ 8F 14 5 12,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 2 1,33 2 1 1,67 14 1 13,67 49 11 45,34 342,842 11 136 136 3374 24134
% 27

137 1900 YUSUFB İTİL 8H 12 5 10,33 9 0 9,00 10 0 10,00 6 4 4,67 1 3 0,00 16 3 15,00 54 15 49,00 342,574 10 137 137 3389 24231
% 27

138 1153 NEHİR BABAR 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 8 3,33 12 4 10,67 54 26 45,33 341,022 23 138 138 3463 24723
% 28

139 956 BERR K K LE 8G 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 9 2,00 17 3 16,00 55 29 45,33 340,379 7 139 139 3496 24916
% 28

140 850 İBRAHİM KARAGÜLLE 8K 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 12 8 9,33 58 27 49,00 339,735 6 140 140 3527 25119
% 28

141 834 NİSA SAĞDIÇ 8K 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 5 11 1,33 10 5 8,33 56 23 48,33 339,613 7 141 141 3533 25160
% 28

142 1533 TUANA EMİN 8L 14 6 12,00 9 0 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 4 1,67 15 4 13,67 52 23 44,34 339,265 11 142 142 3548 25279
% 28

143 888 ECRİN* DENİZ 8L 14 2 13,33 6 2 5,33 7 2 6,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 16 1 15,67 46 16 40,66 337,355 12 143 143 3639 25856
% 29

144 1556 ELİF AY AYDIN 8I 11 7 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 4 7,67 12 3 11,00 51 25 42,67 337,150 8 144 144 3651 25907
% 29

145 1891 YİĞİT KARAN 8I 13 3 12,00 8 0 8,00 4 2 3,33 10 0 10,00 14 2 13,33 49 7 46,66 336,661 9 145 145 3674 26048
% 29

146 957 ELİF D KELEŞ 8A 15 4 13,67 5 3 4,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 9 0,00 16 2 15,33 48 26 39,34 336,649 24 146 146 3676 26054
% 29

147 1429 ZEYNEP NAZ IRMAK 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 5 5,33 12 8 9,33 53 29 43,33 336,330 29 147 147 3689 26143
% 29

148 1792 NUR  İ TÜYLÜOĞLU 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 10 4 8,67 13 6 11,00 52 30 42,00 335,637 6 148 148 3711 26324
% 29

149 1550 EYMEN AKICI 8A 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 3 4 1,67 14 6 12,00 51 19 44,67 335,025 25 149 149 3741 26519
% 30

150 1526 RÜZGAR KAY RA HAZAR8A 13 6 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 7 4,67 13 7 10,67 53 30 43,00 334,427 26 150 150 3767 26726
% 30

151 1438 HAVVANUR KIRNAPCI 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 9 3 8,00 10 9 7,00 51 29 41,34 334,208 30 151 151 3779 26798
% 30

152 848 EMİRHAN GÜZEL 8I 11 5 9,33 8 2 7,33 5 2 4,33 4 2 3,33 3 2 2,33 16 2 15,33 47 15 41,98 333,981 10 152 152 3788 26867
% 30

153 896 UTKU YAKIŞIR 8A 11 7 8,67 9 0 9,00 5 4 3,67 4 5 2,33 10 4 8,67 11 5 9,33 50 25 41,67 333,256 27 153 153 3817 27118
% 30

154 1111 ALİ YİĞİT NAZLI 8C 8 6 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 8 8 5,33 14 6 12,00 55 23 47,33 332,980 31 154 154 3829 27203
% 30

155 1843 GÖKAY ÜÇÜNCÜ 8I 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 13 5 11,33 50 25 41,67 332,616 11 155 155 3840 27308
% 30

156 1927 YAĞIZ* ALTINTEPE 8C 15 3 14,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 4 1,67 13 7 10,67 50 25 41,68 332,400 32 156 156 3852 27373
% 31

157 1543 ECRİN* İPEK 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 4 3,67 12 8 9,33 51 26 42,33 330,788 12 157 157 3932 27891
% 31

158 833 MUHAMMED H AMZA VATAN8H 9 7 6,67 6 1 5,67 4 5 2,33 4 4 2,67 8 4 6,67 16 4 14,67 47 25 38,68 330,492 11 158 158 3951 27991
% 31

159 851 MUSTAFA GÜLTEKİN 8D 14 3 13,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 1 0 1,00 14 5 12,33 45 18 39,00 329,432 7 159 159 3995 28342
% 32

160 284 ALİ YİĞİT ÖZEREN 8D 13 5 11,33 8 2 7,33 7 1 6,67 8 1 7,67 5 8 2,33 11 5 9,33 52 22 44,66 328,885 8 160 160 4019 28506
% 32

161 1739 EMİ* AAN DEMİR 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 14 6 12,00 50 30 40,01 328,613 9 161 161 4041 28598
% 32

162 1019 SAİM HAMZA ÖZTÜRK 8I 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 6 7,00 49 26 40,33 327,922 12 162 162 4081 28842
% 32

163 1771 FATİH*ÖMÜR ATEŞOĞLU8H 12 6 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 7 3 6,00 2 0 2,00 12 4 10,67 49 15 44,00 327,429 12 163 163 4106 28998
% 32

164 1487 AHMET* ÇELİK 8C 11 7 8,67 5 1 4,67 6 3 5,00 8 1 7,67 9 7 6,67 11 6 9,00 50 25 41,68 326,748 33 164 164 4145 29236
% 33

165 1190 ESLEM* ERCAN 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 6 4,00 10 8 7,33 49 29 39,33 326,655 28 165 165 4150 29264
% 33
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

166 177 ADA ŞAHİN 8H 13 6 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 4 3,67 13 7 10,67 49 28 39,68 326,580 13 166 166 4154 29294
% 33

167 1415 CEYDAU ESEN 8B 14 5 12,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 3 6 1,00 13 6 11,00 49 26 40,33 324,960 25 167 167 4240 29867
% 33

168 1235 SEVİNÇ HAS ANOVA 8H 10 8 7,33 8 1 7,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 6 4 4,67 15 4 13,67 46 24 38,01 324,622 14 168 168 4259 29983
% 33

169 1767 BERENSSARI MAN 8H 9 5 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 2 5 0,33 7 4 5,67 15 5 13,33 45 25 36,66 323,203 15 169 169 4314 30467
% 34

170 1710 DURU NUR AYDIN 8I 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 1 1,67 11 9 8,00 50 23 42,34 322,721 13 170 170 4343 30655
% 34

171 814 YAĞIZ*EFE ŞEN 8E 12 3 11,00 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 2 1 1,67 11 6 9,00 48 15 43,00 322,406 8 171 171 4359 30764
% 34

172 1623 ASYA * KANDEMİR 8F 12 3 11,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 4 4,67 6 9 3,00 13 5 11,33 46 28 36,67 320,861 13 172 172 4446 31302
% 35

173 985 ÖMER GÖGEN 8D 9 6 7,00 10 0 10,00 9 0 9,00 5 5 3,33 5 2 4,33 11 6 9,00 49 19 42,66 319,505 10 173 173 4502 31781
% 35

174 1198 YUSUF AYDİN 8D 14 4 12,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 8 1,33 11 8 8,33 49 29 39,33 318,849 11 174 174 4534 32008
% 36

175 0 YAHYA* DAYAN 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 5 15 0,00 13 7 10,67 53 36 41,00 318,213 12 175 175 4575 32245
% 36

176 42 BARAN POY AZ 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 1 3,67 4 7 1,67 11 5 9,33 45 27 36,00 317,948 13 176 176 4595 32346
% 36

177 765 BETÜL* VURAL 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 3 1,00 12 4 10,67 46 25 37,67 317,815 14 177 177 4601 32393
% 36

178 1801 KADİRCAN EKSER 8A 13 6 11,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 1 0,67 16 4 14,67 42 27 33,01 317,393 29 178 178 4621 32563
% 36

179 1730 EGE  * KESKİN 8K 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 9 3,00 12 5 10,33 52 29 42,33 317,044 8 179 179 4635 32677
% 36

180 1807 SALİH* CAN 8K 13 6 11,00 8 1 7,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 3 2,00 12 7 9,67 46 27 37,01 316,124 9 180 180 4691 33048
% 37

181 150 TUĞÇE* AYTEKİN 8E 13 5 11,33 4 3 3,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 9 6 7,00 43 23 35,33 315,615 9 181 181 4724 33247
% 37

182 656 ZEYNEP ERKÜLÜ 8F 12 5 10,33 7 1 6,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 0 2,00 13 7 10,67 44 22 36,67 314,627 14 182 182 4771 33589
% 37

183 417 CEYLİN KAHRAMAN 8L 15 3 14,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 10 6 8,00 46 26 37,34 314,530 13 183 183 4778 33631
% 38

184 902 NUH  * ÇAKAL 8K 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 12 3,00 9 9 6,00 50 36 37,99 314,511 10 184 184 4779 33645
% 38

185 1585 MEHMETEREN TOPAL 8K 11 9 8,00 8 1 7,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 10 2,67 13 7 10,67 50 35 38,34 312,500 11 185 185 4886 34311
% 38

186 990 BİLGEARANA BÜLBÜL 8F 12 4 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 7 2,67 12 7 9,67 45 32 34,34 311,275 15 186 186 4955 34789
% 39

187 1035 ENSAR* METİN 8E 15 0 15,00 6 2 5,33 3 3 2,00 5 4 3,67 1 2 0,33 9 5 7,33 39 16 33,66 309,846 10 187 187 5025 35307
% 39

188 1747 ENES SOYSAL 8K 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 11 9 8,00 52 38 39,34 309,267 12 188 188 5056 35525
% 40

189 1777 YAĞIZ* UYANIK 8K 15 4 13,67 3 6 1,00 4 3 3,00 9 1 8,67 4 8 1,33 9 6 7,00 44 28 34,67 309,164 13 189 189 5060 35556
% 40

190 1246 YİĞİT KARA 8I 10 8 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 7 4 5,67 9 3 8,00 44 26 35,33 308,569 14 190 190 5099 35770
% 40

191 1919 EYMEN*KALA YCI 8G 11 6 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 3 2 2,33 1 1 0,67 11 3 10,00 42 15 37,00 307,942 8 191 191 5137 36019
% 40

192 1478 AYŞEGÜL FIRAT 8D 13 6 11,00 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 3 8 0,33 11 8 8,33 47 30 36,99 307,541 15 192 192 5162 36160
% 40

193 1303 CEREN* ÇEL Bİ 8B 15 4 13,67 7 3 6,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 4 1,67 7 6 5,00 43 22 35,67 307,512 26 193 193 5164 36173
% 40

194 1384 HALİ LEMİR ERDEM 8B 8 9 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 2 1,33 1 0 1,00 15 1 14,67 41 17 35,33 306,869 27 194 194 5212 36439
% 41

195 1009 ECRİN* ENGİN 8K 14 6 12,00 6 4 4,67 4 3 3,00 9 1 8,67 4 11 0,33 9 5 7,33 46 30 36,00 305,135 14 195 195 5299 37099
% 41

196 830 ARMİNA UĞU R 8H 12 3 11,00 3 1 2,67 1 1 0,67 9 1 8,67 3 1 2,67 10 7 7,67 38 14 33,35 304,331 16 196 196 5340 37399
% 42

197 1012 JANA * ALAHDAB 8E 11 7 8,67 3 4 1,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 7 0,67 14 4 12,67 41 30 31,01 303,329 11 197 197 5382 37760
% 42

198 998 ECRİN* ÜNLÜ 8G 13 6 11,00 3 7 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 5 1,33 14 6 12,00 39 35 27,33 303,311 9 198 198 5384 37769
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

199 936 MEDİNE KAR ABULUT 8K 10 5 8,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 4 2,67 5 9 2,00 11 3 10,00 42 26 33,33 303,144 15 199 199 5397 37838
% 42

200 216 GHENA* ALSHAMİ 8G 14 3 13,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 5 1,33 11 8 8,33 39 29 29,33 302,896 10 200 200 5407 37924
% 42

201 970 BEYZANUR ŞANVERDİ 8L 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 13 7 10,67 44 33 33,01 302,750 14 201 201 5418 37982
% 42

202 302 BATU EMİN BATUR 8I 11 7 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 10 3 9,00 42 27 33,01 302,567 15 202 202 5425 38045
% 42

203 979 YUSUF* AKDOĞAN 8L 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 12 8 9,33 48 29 38,33 300,712 15 203 203 5522 38725
% 43

204 1394 ESMANUR ACAR 8B 14 4 12,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 4 2 3,33 6 3 5,00 36 20 29,33 300,068 28 204 204 5556 38997
% 44

205 1285 AYŞEGÜL YAYLA 8F 13 6 11,00 6 3 5,00 5 3 4,00 1 3 0,00 4 6 2,00 10 6 8,00 39 27 30,00 300,010 16 205 205 5558 39013
% 44

206 1759 EYÜP ENSAR CANKURT8L 12 7 9,67 5 5 3,33 4 4 2,67 1 3 0,00 2 1 1,67 13 6 11,00 37 26 28,34 299,872 16 206 206 5569 39068
% 44

207 1661 AYAZ SALİM GÜNALTAY8L 14 4 12,67 4 4 2,67 4 1 3,67 2 8 -0,67 6 5 4,33 7 6 5,00 37 28 27,67 299,283 17 207 207 5607 39301
% 44

208 1907 ZEYNEP ŞİŞECİ 8I 10 9 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 13 4 11,67 42 34 30,67 299,151 16 208 208 5612 39360
% 44

209 1862 SENA BETÜL YAŞAR 8I 5 10 1,67 2 1 1,67 4 3 3,00 4 3 3,00 9 1 8,67 12 2 11,33 36 20 29,34 298,626 17 209 209 5648 39577
% 44

210 1265 YAKUP* BİNER 8K 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 48 42 34,00 296,851 16 210 210 5750 40259
% 45

211 1822 MİRAÇ* ŞENTÜRK 8F 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 44 45 29,00 296,740 17 211 211 5756 40293
% 45

212 1819 NURSENA AKBAŞ 8L 9 7 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 12 7 9,67 41 34 29,68 295,436 18 212 212 5817 40789
% 46

213 1921 KEREM* KÖS 8 7 8 4,33 5 1 4,67 3 5 1,33 7 3 6,00 8 4 6,67 10 6 8,00 40 27 31,00 294,304 3 213 213 5873 41229
% 46

214 1818 NOUR * SHAMİ 8L 10 6 8,00 6 1 5,67 6 2 5,33 1 6 -1,00 0 1 -0,33 11 0 11,00 34 16 28,67 291,555 19 214 214 6063 42350
% 47

215 1310 SAFİYE AYAN 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 11 9 8,00 43 41 29,34 291,343 16 215 215 6077 42447
% 47

216 1532 UFUK * CEYLAN 8H 12 5 10,33 9 1 8,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 4 9 1,00 9 7 6,67 40 33 29,01 290,807 17 216 216 6105 42657
% 48

217 1008 RANA KUL 8I 11 8 8,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 5 3,33 3 5 1,33 11 3 10,00 38 31 27,66 290,709 18 217 217 6108 42694
% 48

218 1751 ESMA * EKİN 8E 13 3 12,00 10 0 10,00 4 3 3,00 2 2 1,33 1 1 0,67 4 0 4,00 34 9 31,00 290,603 12 218 218 6118 42741
% 48

219 1796 İREM SU KATMAN 8K 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 290,394 17 219 219 6131 42801
% 48

220 978 BATIN*EGE DALKIRAN 8L 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 12 7 9,67 38 38 25,33 290,381 20 220 220 6133 42809
% 48

221 800 SU   * KARASU 8D 12 8 9,33 7 2 6,33 5 3 4,00 3 4 1,67 2 3 1,00 8 3 7,00 37 23 29,33 289,114 17 221 221 6215 43338
% 48

222 1681 BİLAL* YAR 8L 13 7 10,67 4 3 3,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 9 1,00 9 8 6,33 39 37 26,66 286,359 21 222 222 6405 44472
% 50

223 1812 MERYEM KAYA 8E 13 4 11,67 4 1 3,67 8 2 7,33 7 4 5,67 32 11 28,34 286,020 13 223 223 6429 44597
% 50

224 1468 ECESUN TÜKEL 8E 9 6 7,00 1 4 -0,33 3 4 1,67 2 3 1,00 2 0 2,00 12 2 11,33 29 19 22,67 284,585 14 224 224 6518 45193
% 50

225 1693 CEMİLE ÇOŞKUN 8L 7 10 3,67 5 3 4,00 6 3 5,00 3 5 1,33 5 6 3,00 12 5 10,33 38 32 27,33 284,257 22 225 225 6546 45318
% 51

226 1848 TOPRAK TAŞCI 8D 8 10 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 1 5,67 12 7 9,67 36 38 23,34 284,207 18 226 226 6549 45335
% 51

227 1902 ZEYNEP AKARSU 8D 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 10 -2,33 7 8 4,33 43 32 32,33 283,587 19 227 227 6595 45602
% 51

228 1876 SUDENAZ UYSAL 8K 9 8 6,33 8 2 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 1 5,67 39 23 31,33 283,020 18 228 228 6623 45835
% 51

229 954 MUHAMMET SA*T AŞ 8H 13 7 10,67 8 2 7,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 8 7,33 40 46 24,66 282,578 18 229 229 6650 46007
% 51

230 1888 EFE ERDEM AIBAYRAK 8E 8 8 5,33 9 1 8,67 5 1 4,67 1 4 -0,33 5 4 3,67 9 8 6,33 37 26 28,34 282,443 15 230 230 6662 46068
% 51

231 941 SAHRA*BAĞC I 8G 10 6 8,00 3 1 2,67 6 3 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,33 11 5 9,33 31 16 25,67 282,074 11 231 231 6682 46203
% 52
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

232 847 AYSU * HOCAYEVA 8K 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 1 3 0,00 9 8 6,33 38 27 28,99 282,013 19 232 232 6690 46240
% 52

233 763 BELİNAY EROĞLU 8D 12 5 10,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 11 6 9,00 34 37 21,66 281,749 20 233 233 6703 46332
% 52

234 1877 TANEM* ATLI 8E 13 5 11,33 6 0 6,00 1 0 1,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 33 13 28,66 279,302 16 234 234 6881 47332
% 53

235 811 ZEYNEPSENA KILIÇ 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 2 4,33 8 8 5,33 34 39 20,99 278,839 18 235 235 6920 47526
% 53

236 784 YASİN YILD IZ 8D 10 9 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 10 9 7,00 40 43 25,66 278,682 21 236 236 6938 47594
% 53

237 820 BERKAY KIR CAOĞLU 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 9 2,00 10 10 6,67 37 47 21,33 277,993 19 237 237 6995 47868
% 53

238 0 TUNAHAN YILDIZHAN 8G 11 9 8,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 2 8,33 33 28 23,66 277,960 12 238 238 6998 47881
% 53

239 1704 ELİF * CEYLAN 8H 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 8 4 6,67 34 21 27,00 277,806 19 239 239 7004 47937
% 53

240 1692 BURAK ÖMER ÖZDEMİR8I 10 8 7,33 7 3 6,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 3 1,00 11 5 9,33 33 31 22,66 277,352 19 240 240 7026 48118
% 54

241 1229 ELİF MİNE ÖZATA 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 11 -0,67 10 9 7,00 39 42 24,99 277,095 22 241 241 7045 48226
% 54

242 983 BİLALCDALG IÇ 8F 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 8 1,33 10 10 6,67 38 44 23,33 276,009 20 242 242 7130 48712
% 54

243 1508 AYŞE HÜMA ÖZER 8A 10 9 7,00 6 2 5,33 4 6 2,00 2 6 0,00 4 7 1,67 9 6 7,00 35 36 23,00 273,830 30 243 243 7286 49641
% 55

244 0 YARENP KORKMAZ 8K 11 6 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 8 12 4,00 35 27 26,00 273,477 20 244 244 7309 49796
% 56

245 1398 ECEM * BERK 8E 9 6 7,00 3 4 1,67 5 4 3,67 5 4 3,67 4 2 3,33 6 5 4,33 32 25 23,67 272,517 17 245 245 7373 50224
% 56

246 1882 YAĞMUR UZEL 8K 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 2 0,33 5 11 1,33 7 4 5,67 36 34 24,66 271,821 21 246 246 7418 50492
% 56

247 188 MİRA * SALİH 8E 7 7 4,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 5 3 4,00 4 6 2,00 9 1 8,67 32 29 22,34 271,444 18 247 247 7439 50649
% 57

248 893 ZİYA EFE MERİÇ 8G 10 5 8,33 4 1 3,67 3 1 2,67 0 3 -1,00 9 5 7,33 26 15 21,00 270,902 13 248 248 7471 50876
% 57

249 1010 YUSUF* ARSLAN 8F 11 9 8,00 6 3 5,00 5 4 3,67 2 5 0,33 6 6 4,00 6 12 2,00 36 39 23,00 270,584 21 249 249 7496 51010
% 57

250 1179 BURAK* KOÇYİĞİT 8E 9 2 8,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 2 6 0,00 5 1 4,67 30 18 24,00 269,326 19 250 250 7571 51477
% 57

251 1224 KAYRANNURE DİNİ 8B 9 4 7,67 3 4 1,67 2 2 1,33 1 3 0,00 10 4 8,67 25 17 19,34 269,031 29 251 251 7587 51604
% 58

252 1644 AHMET* AYDEMİR 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 2 1,33 7 10 3,67 37 34 25,67 268,726 30 252 252 7613 51729
% 58

253 1697 ERDEM AYGÜN 8E 12 5 10,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 2 1,33 1 0 1,00 2 2 1,33 29 17 23,32 268,705 20 253 253 7618 51740
% 58

254 887 FATMA*NUR TOPLU 8F 15 5 13,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 37 53 19,32 267,592 22 254 254 7702 52201
% 58

255 1546 İREM * AYKULTELİ 8K 9 9 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 3 13 -1,33 9 8 6,33 40 40 26,67 267,296 22 255 255 7726 52318
% 58

256 1633 AYŞENUR KARABACAK8H 5 14 0,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 13 7 10,67 38 39 25,00 267,116 20 256 256 7749 52423
% 58

257 1539 ÖZLEMÖ TOKMAK 8K 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 14 1,33 6 14 1,33 41 49 24,65 266,910 23 257 257 7773 52514
% 59

258 1524 IŞIL DURU ERCİYAS 8E 11 7 8,67 3 4 1,67 1 0 1,00 3 5 1,33 1 0 1,00 8 7 5,67 27 23 19,34 266,756 21 258 258 7786 52577
% 59

259 1858 RANA * İPER 8E 8 3 7,00 5 3 4,00 5 2 4,33 1 4 -0,33 3 6 1,00 7 5 5,33 29 23 21,33 265,831 22 259 259 7837 52946
% 59

260 1275 ERVA * TÜMER 8B 10 10 6,67 2 7 -0,33 7 2 6,33 3 5 1,33 3 4 1,67 8 9 5,00 33 37 20,67 264,952 31 260 260 7895 53315
% 59

261 992 GÜLPINARSU ARAR 8H 11 6 9,00 4 4 2,67 3 5 1,33 3 4 1,67 3 9 0,00 8 9 5,00 32 37 19,67 263,999 21 261 261 7969 53692
% 60

262 1238 ELİF YAREN DİRİCAN 8E 10 6 8,00 2 1 1,67 2 1 1,67 0 4 -1,33 2 1 1,67 6 1 5,67 22 14 17,35 263,937 23 262 262 7979 53723
% 60

263 1789 İKRA PEHLİVAN 8D 13 7 10,67 5 4 3,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 8 9 5,00 34 42 20,01 263,766 23 263 263 7994 53789
% 60

264 920 ECRİN*ELİF ÖZCAN 8F 11 5 9,33 5 5 3,33 4 4 2,67 2 4 0,67 3 3 2,00 5 9 2,00 30 30 20,00 263,708 23 264 264 8001 53822
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

265 1541 KÜBRA*KALM UKOĞLU8I 10 10 6,67 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 4 2,67 5 8 2,33 34 36 22,00 262,768 20 265 265 8059 54248
% 61

266 928 DAMLA FİDAN 8F 5 15 0,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 10 3,67 10 10 6,67 40 47 24,34 262,046 24 266 266 8098 54537
% 61

267 1817 MİRA ARSLAN 8I 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 4 0,67 2 3 1,00 10 10 6,67 34 37 21,67 261,856 21 267 267 8106 54611
% 61

268 875 DAMLA ILGAR 8L 7 9 4,00 5 4 3,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 1 3 0,00 11 7 8,67 29 27 20,01 261,103 23 268 268 8163 54919
% 61

269 835 HASAN*GÜND ÜZ 8D 7 9 4,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 6 9 3,00 9 11 5,33 36 43 21,66 260,938 24 269 269 8180 54992
% 61

270 1529 HASAN* YALÇIN 8H 8 6 6,00 4 3 3,00 5 3 4,00 2 2 1,33 4 5 2,33 6 7 3,67 29 26 20,33 260,495 22 270 270 8213 55204
% 62

271 381 YİĞİT* YAVUZ 8L 9 5 7,33 3 3 2,00 5 1 4,67 6 12 2,00 7 12 3,00 30 33 19,00 259,717 24 271 271 8261 55525
% 62

272 1341 BURAK* CANKURT 8B 5 3 4,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 2 2 1,33 5 4 3,67 7 6 5,00 25 20 18,34 257,512 32 272 272 8411 56443
% 63

273 1707 SAMET* AYAR 8E 8 6 6,00 5 3 4,00 5 4 3,67 3 1 2,67 6 10 2,67 27 24 19,01 256,805 24 273 273 8461 56725
% 63

274 854 ALİ KALAYCI 8D 8 6 6,00 4 5 2,33 6 3 5,00 1 0 1,00 2 7 -0,33 6 2 5,33 27 23 19,33 256,320 25 274 274 8493 56938
% 64

275 916 BERKE* KIR 8G 7 10 3,67 3 7 0,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 4 14 -0,67 11 6 9,00 33 48 17,00 255,126 14 275 275 8582 57488
% 64

276 1663 BİLAL KÖSE 8G 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 8 12 4,00 34 46 18,67 254,719 15 276 276 8607 57641
% 64

277 879 ARDA * ÖZCAN 8F 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 10 10 6,67 33 51 16,00 254,219 25 277 277 8643 57851
% 65

278 1781 *   SY  *E *  * İY* 8I 11 8 8,33 3 6 1,00 3 4 1,67 2 4 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 32 49 15,67 253,836 22 278 278 8677 58019
% 65

279 1894 YUSUF*ARDA KITAY 8L 6 2 5,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 1 3 0,00 6 9 3,00 8 6 6,00 23 29 13,33 253,645 25 279 279 8692 58107
% 65

280 953 ARDA * SELVİTOPU 8G 6 12 2,00 2 6 0,00 2 6 0,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 14 4 12,67 28 39 15,00 253,481 16 280 280 8702 58170
% 65

281 554 EBUBEKİRİH TİYAROĞLU8L 8 10 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 11 -2,67 12 8 9,33 33 47 17,33 252,882 26 281 281 8741 58428
% 65

282 873 FURKAN YAMAÇ 8H 10 9 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 37 52 19,66 252,853 23 282 282 8746 58439
% 65

283 1687 BUĞRA* GÖKTAŞ 8H 12 3 11,00 5 2 4,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 9 0,00 3 8 0,33 27 32 16,33 252,819 24 283 283 8747 58445
% 65

284 1457 ESLEM*NAS KORKMAZ8F 10 5 8,33 3 1 2,67 5 0 5,00 0 4 -1,33 2 2 1,33 4 9 1,00 24 21 17,00 252,706 26 284 284 8761 58488
% 65

285 812 YUSUF* OMAR 8L 8 7 5,67 9 1 8,67 4 3 3,00 2 7 -0,33 1 10 -2,33 8 7 5,67 32 35 20,35 252,457 27 285 285 8779 58598
% 65

286 1714 ELİF * ERYILMAZ 8L 9 7 6,67 3 3 2,00 5 3 4,00 0 3 -1,00 1 2 0,33 6 5 4,33 24 23 16,33 252,457 27 285 285 8779 58598
% 65

287 1258 NİDA * KARAKULAK 8B 7 12 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 0 5 -1,67 3 1 2,67 8 11 4,33 30 37 17,67 251,133 33 287 287 8875 59182
% 66

288 1092 BERAT CANDAN 8D 11 4 9,67 7 3 6,00 6 2 5,33 2 3 1,00 0 6 -2,00 3 9 0,00 29 27 20,00 249,892 26 288 288 8966 59747
% 67

289 777 YAĞMUR KÖSE 8D 9 7 6,67 6 2 5,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 4 11 0,33 6 11 2,33 31 41 17,33 249,242 27 289 289 9008 59998
% 67

290 877 RİMES* İBACİ 8E 7 9 4,00 1 4 -0,33 0 6 -2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 9 3 8,00 24 32 13,34 248,169 25 290 290 9088 60461
% 67

291 946 AMED * İLHANLI 8E 9 5 7,33 3 5 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 8 0,33 3 4 1,67 27 33 15,99 246,502 26 291 291 9209 61153
% 68

292 1530 TAHA * KARAASLAN 8K 7 10 3,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 4 8 1,33 8 7 5,67 29 41 15,34 246,351 24 292 292 9223 61213
% 68

293 808 MUHAMMED ERSİN 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 5 15 0,00 32 57 13,00 246,217 28 293 293 9233 61265
% 68

294 1756 EYLÜL*ADA HOROZ 8H 5 6 3,00 6 1 5,67 2 4 0,67 3 2 2,33 4 7 1,67 6 6 4,00 26 26 17,34 245,602 25 294 294 9281 61530
% 69

295 965 ZÜLFİALİ NURİYEV 8I 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 34 56 15,34 245,366 23 295 295 9303 61643
% 69

296 1898 YUSUF*CAN CAVDAR 8E 8 5 6,33 4 5 2,33 8 1 7,67 1 0 1,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 25 21 17,99 245,164 27 296 296 9313 61726
% 69

297 1910 ZÜHRE* TİLKİ 8F 5 9 2,00 0 6 -2,00 4 3 3,00 3 2 2,33 4 6 2,00 8 7 5,67 24 33 13,00 241,238 27 297 297 9572 63403
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

298 974 ARİF EFE G EBEDEK 8K 5 14 0,33 4 4 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 7 4 5,67 30 35 18,33 240,824 25 298 298 9603 63568
% 71

299 858 MAHMUT KAR AT Ş 8L 8 10 4,67 8 2 7,33 6 0 6,00 1 0 1,00 0 3 -1,00 4 9 1,00 27 24 19,00 240,017 29 299 299 9655 63909
% 71

300 1774 ÖMER METE MASKAR 8G 8 7 5,67 5 2 4,33 5 2 4,33 0 7 -2,33 5 15 0,00 5 9 2,00 28 42 14,00 239,564 17 300 300 9698 64110
% 72

301 1732 EMİR HAN ARSLAN 8E 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 2 1,33 1 6 -1,00 3 7 0,67 27 34 15,67 238,974 28 301 301 9739 64373
% 72

302 1147 AYSU NİSA KUZU 8A 9 9 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 7 1,67 6 14 1,33 26 43 11,67 237,766 31 302 302 9824 64878
% 72

303 1493 ECRİN*DALG IÇ 8G 7 9 4,00 4 4 2,67 4 3 3,00 2 6 0,00 1 2 0,33 7 11 3,33 25 35 13,33 237,454 18 303 303 9846 65000
% 73

304 1376 NAJAH AMİN 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 58 12,68 236,828 29 304 304 9889 65278
% 73

305 1890 YİĞİT* ATATEPE 8H 9 5 7,33 2 3 1,00 4 3 3,00 2 4 0,67 4 7 1,67 2 10 -1,33 23 32 12,34 236,595 26 305 305 9911 65379
% 73

306 1799 İSMAİL EFE SARIOĞLU 8E 4 4 2,67 0 6 -2,00 2 4 0,67 1 4 -0,33 3 6 1,00 7 1 6,67 17 25 8,68 235,556 29 306 306 9984 65841
% 73

307 1821 MİRAÇ* DEMİR 8E 8 8 5,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 5 2,33 24 36 11,99 234,808 30 307 307 1004566169
% 74

308 1856 ÖMER ULUHATUN 8L 5 13 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 8 12 4,00 31 42 17,01 234,190 30 308 308 1009466458
% 74

309 300 İBRAHİM HALİL GEZİ 8K 5 2 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 4 0,67 5 11 1,33 22 27 13,00 234,126 26 309 309 1010166482
% 74

310 167 AHMET* MİRA 8L 2 3 1,00 4 3 3,00 6 2 5,33 1 0 1,00 6 7 3,67 19 15 14,00 233,608 31 310 310 1013466703
% 74

311 842 ESMANUR KOÇYİĞİT 8G 6 6 4,00 3 3 2,00 2 4 0,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 4 7 1,67 20 31 9,68 232,949 19 311 311 1018066992
% 75

312 933 GÜLSEN KACAGAN 8H 6 4 4,67 6 2 5,33 3 4 1,67 1 2 0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 20 21 13,00 231,878 27 312 312 1025967456
% 75

313 1024 ZÜMRA SELAMET 8I 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 23 44 8,33 229,830 24 313 313 1041568296
% 76

314 1768 ZEYNEP CEYHAN 8E 5 10 1,67 0 1 -0,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 8 4 6,67 17 29 7,35 229,264 31 314 314 1044368522
% 76

315 1705 DİLARA SU BAŞIŞIK  10 6 8,00 2 5 0,33 2 4 0,67 5 3 4,00 2 10 -1,33 3 11 -0,67 24 39 11,00 228,972 1 315 315 1045968639
% 77

316 1887 ULE  * ABU 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 5,99 228,709 28 316 316 1047468750
% 77

317 1864 RAMAZAN PARLAK 8D 5 13 0,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 9 10 5,67 26 57 7,01 226,254 30 317 317 1065569783
% 78

318 24 CEYDANUR DEMİR 8G 2 5 0,33 6 3 5,00 5 5 3,33 3 3 2,00 1 5 -0,67 7 11 3,33 24 32 13,32 224,788 20 318 318 1076770395
% 79

319 1794 İPEK SU DEMİRKAYA 8H 8 2 7,33 2 2 1,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 14 19 7,66 222,509 28 319 319 1092671423
% 80

320 1245 RÜMEYSA ŞAHİN 8E 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 19 36 7,00 221,930 32 320 320 1098871683
% 80

321 1698 HASAN*ALİ ARAS 8G 6 9 3,00 4 3 3,00 0 3 -1,00 7 13 2,67 17 28 7,67 221,894 21 321 321 1099471696
% 80

322 1901 YUSUFR ŞAHPAZ 8I 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 5 13 0,67 27 49 10,68 221,414 25 322 322 1102971931
% 80

323 275 METEHAN DEMİR 8E 10 8 7,33 3 6 1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 61 5,67 220,884 33 323 323 1106872154
% 81

324 1562 KIVANÇ ÖZTÜRK 8L 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 29 61 8,68 219,945 32 324 324 1113972573
% 81

325 1250 TALH**ASİN KAFABAY 8F 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 24 66 2,00 218,265 29 325 325 1125473263
% 82

326 93500 ANIL * TURCALI 8L 4 16 -1,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 29 59 9,33 217,075 33 326 326 1133973776
% 82

327 221 AMİNA* ANSAROVA 8L 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 27 62 6,34 216,816 34 327 327 1135473882
% 82

328 0 EREN C CEBECİ 8L 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 7 10 3,67 23 51 6,01 215,808 35 328 328 1142474326
% 83

329 1683 BEDİRHAN GARİP 8G 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 0 1 -0,33 3 17 -2,67 22 49 5,67 215,336 22 329 329 1145774526
% 83

330 0 RÜZGAR TEMEL 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 215,281 31 330 330 1146074555
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

331 1832 EYMEN* GÜRBÜZ 8G 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 213,935 23 331 331 1156675151
% 84

332 1761 ÖMER * ÇOBAN  8 8 5,33 2 7 -0,33 1 0 1,00 1 7 -1,33 12 22 4,67 213,791 2 332 332 1157275209
% 84

333 1668 ARDA CAN DOĞDUAY 8E 4 3 3,00 1 9 -2,00 2 1 1,67 2 8 -0,67 1 0 1,00 1 1 0,67 11 22 3,67 213,643 34 333 333 1158375274
% 84

334 1628 ASYANUR CAN 8G 4 8 1,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 4 5 2,33 4 8 1,33 16 37 3,65 213,557 24 334 334 1158975318
% 84

335 1746 ENES CAN G ÖRGÖZ 8H 4 10 0,67 0 4 -1,33 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 3 3,00 3 7 0,67 14 31 3,68 212,350 29 335 335 1168475897
% 85

336 1885 SÜMEYYE MUSTAFA 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 210,235 32 336 336 1184676830
% 86

337 1851 YAHYA HAYRO 8G 4 8 1,33 0 5 -1,67 2 4 0,67 3 5 1,33 3 10 -0,33 5 8 2,33 17 40 3,66 209,275 25 337 337 1190777269
% 86

338 1855 ÖMER * ŞİMŞEK 8L 4 8 1,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 8 0,33 4 7 1,67 16 38 3,32 209,271 36 338 338 1190877273
% 86

339 1586 ESLEM* ORHAN 8K 0 3 -1,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 1 -0,33 1 1 0,67 0 1 -0,33 12 11 8,34 208,387 27 339 339 1197277676
% 87

340 1836 MUHAMMED NACİR 8L 5 15 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 207,358 37 340 340 1203778093
% 87

341 1583 YAĞIZ*ARDA KOZAN 8D 7 12 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 5 15 0,00 25 58 5,67 207,109 33 341 341 1205578227
% 87

342 1729 EGE ÜSTÜN 8I 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 0 1,00 14 37 1,67 206,895 26 342 342 1207478316
% 87

343 914 HADİL BRRO 8K 6 14 1,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 204,486 28 343 343 1224479344
% 89

344 169 YUSUF CAN GÜR 8G 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 59 1,34 204,465 26 344 344 1224679356
% 89

345 1071 YAĞIZ*BURA K ÖZDEMİR8G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 204,350 27 345 345 1226079422
% 89

346 1805 MACİT* SHAMİ 8H 3 11 -0,67 5 2 4,33 7 1 6,67 2 4 0,67 1 7 -1,33 3 11 -0,67 21 36 9,00 204,312 30 346 346 1226379449
% 89

347 1780 HALİL*A AKDEMİR 8F 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,67 203,496 30 347 347 1231079764
% 89

348 1790 İLKNUR KARAGÜLLE 8E 4 4 2,67 0 5 -1,67 0 5 -1,67 1 3 0,00 3 2 2,33 0 5 -1,67 8 24 -0,01 203,464 35 348 348 1231179773
% 89

349 1023 ELANUR KUR U 8G 4 6 2,00 1 5 -0,67 1 2 0,33 1 3 0,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 11 29 1,32 201,521 28 349 349 1245480662
% 90

350 1804 KIVA Ç ÖZCAN 8G 3 13 -1,33 1 7 -1,33 4 3 3,00 2 5 0,33 4 4 2,67 2 10 -1,33 16 42 2,01 198,789 29 350 350 1261981852
% 91

351 301 ELİF RÜYA KOÇAK 8H 4 16 -1,33 3 6 1,00 8 2 7,33 1 3 0,00 1 8 -1,67 17 35 5,33 197,678 31 351 351 1266582303
% 92

352 909 BULUT*EFE ÇOBAN 8E 3 8 0,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 1 2 0,33 2 8 -0,67 10 26 1,33 197,014 36 352 352 1271182571
% 92

353 931 ALİ FATİH RENKGÖREN8K 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 196,944 29 353 353 1271282595
% 92

354 1641 KADİRAARDA CANAVAR8L 7 13 2,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 0 6 -2,00 2 12 -2,00 5 15 0,00 20 60 0,01 196,256 38 354 354 1275382829
% 92

355 982 BERAT*KORK MAZ 8E 1 5 -0,67 2 3 1,00 3 8 0,33 196,052 37 355 355 1276182925
% 93

356 1701 YUNUS*EMRE ATA 8G 3 8 0,33 4 3 3,00 2 6 0,00 2 4 0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 14 37 1,66 192,489 30 356 356 1294284345
% 94

357 1301 TOPRAK GÜRBÜZ 8L 2 13 -2,33 1 6 -1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 52 0,67 191,857 39 357 357 1298284556
% 94

358 986 YUSUFENSAR DEMİRTAŞ8G 3 16 -2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 64 2,67 190,988 31 358 358 1301784817
% 95

359 121 MUAMMER ERAT 8G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 187,337 32 359 359 1315386011
% 96

360 190 MOUAZŞ FUTİNA 8I 1 11 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 22 60 1,99 186,218 27 360 360 1319586292
% 96

361 1849 FURKAN AYT EMİZ 8E 5 13 0,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 14 53 -3,66 185,025 38 361 361 1322786590
% 97

362 1753 ESRA * CAN 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 184,826 31 362 362 1323786655
% 97

363 1664 ALİ  G ÜSTÜN 8I 2 16 -3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 4 12 0,00 17 49 0,67 184,288 28 363 363 1325886766
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

KATILIMLAR

364 0 ÇINAR* KOCAOKTAY 8L 0 19 -6,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 3 11 -0,67 14 64 -7,34 174,982 40 364 364 1348288326
% 99

365 1829 MUHAMMED AYDIN 8D 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 1 12 -3,00 13 58 -6,34 174,825 34 365 365 1348688337
% 99

366 1602 AS * UZUN 8D 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 19 71 -4,66 173,827 35 366 366 1350088421
% 99

367 1782 HAMİT*KERE M KAHRAMAN8G 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 15 75 -10,01164,787 33 367 367 1359988987
% 99

368 1527 FETİYE BEREKET 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 164,408 34 368 368 1360189003
% 99

369 102 MERT D GURBANOV 8E 0 0 0,00

370 0 *  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 8 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8K 8L

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 8 8A 8B 8C 8D 8E



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1705 DİLARA SU BAŞIŞIK  10 6 8,00 2 5 0,33 2 4 0,67 5 3 4,00 2 10 -1,33 3 11 -0,67 24 39 11,00 228,972 1 315 315 1045968639
% 77

2 1761 ÖMER * ÇOBAN  8 8 5,33 2 7 -0,33 1 0 1,00 1 7 -1,33 12 22 4,67 213,791 2 332 332 1157275209
% 84

3 0 *  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 1915 MİK İL EFE ÖZK N 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 7 6,67 17 2 16,33 72 12 68,01 415,922 1 40 40 993 7307
% 8,15

2 1560 K A GÜLEZ 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 3 2,00 16 3 15,00 56 19 49,66 352,501 2 122 122 2993 21373
% 24

3 1921 KEREM* KÖS 8 7 8 4,33 5 1 4,67 3 5 1,33 7 3 6,00 8 4 6,67 10 6 8,00 40 27 31,00 294,304 3 213 213 5873 41229
% 46

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 1170 HASAN*EMİR ÇAKIR 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 87 3 86,00 483,157 1 3 3 79 500
% 0,56

2 1893 ELİF DİLA ONAT 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,725 2 4 4 94 604
% 0,67

3 1702 DENİZ EFE KPINAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 5 82,33 475,897 3 6 6 150 917
% 1,02

4 1206 BAŞAK KORKMAZ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,67 465,699 4 14 14 248 1599
% 1,78

5 1102 Z AZRA DERE 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 81 9 78,00 457,999 5 22 22 348 2206
% 2,46

6 1486 YİĞİT ERŞAHİN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 82 6 80,00 457,386 6 23 23 361 2273
% 2,54

7 1108 BUSE U GÜRBÜZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 19 1 18,67 81 6 79,01 456,714 7 24 24 369 2322
% 2,59

8 1709 DURU MİRAY ALVER 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 2 16,33 80 9 77,01 451,641 8 25 25 437 2825
% 3,15

9 1141 YUSUF EFE KOL 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 18 2 17,33 77 11 73,33 432,339 9 30 30 713 4954
% 5,53

10 1142 ELİF MASAL KARA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 17 2 16,33 19 1 18,67 74 15 69,00 430,287 10 31 31 746 5246
% 5,85

11 1234 EYMEN* GÜNEŞ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 73 11 69,33 415,118 11 42 42 1020 7451
% 8,31

12 810 ZEYNEP ÖZLÜ 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 14 2 13,33 17 1 16,67 70 12 66,00 413,368 12 46 46 1073 7730
% 8,62

13 1096 ELİF ÖNCEL 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 6 1,00 14 2 13,33 16 3 15,00 63 20 56,33 400,323 13 63 63 1367 9958
% 11

14 1151 BARTU BİÇER 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 4 7,67 18 2 17,33 66 17 60,34 398,029 14 68 68 1440 10394
% 12

15 1130 EREN * ÇALIŞKAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 4 7,67 18 1 17,67 64 18 58,01 394,972 15 72 72 1524 11006
% 12

16 1903 DORUK* KAHRAMAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 2 10,33 15 4 13,67 65 16 59,67 390,045 16 76 76 1644 12051
% 13

17 1967 ESLEM SARE YAVUZ 8A 17 3 16,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 17 3 16,00 62 16 56,67 386,742 17 84 84 1753 12725
% 14

18 1144 MURAT K AR SLAN 8A 10 9 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 4 10,67 18 2 17,33 64 21 56,99 379,263 18 89 89 1985 14428
% 16

19 1519 AHMET SULT NOĞLU 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 5 4,33 19 1 18,67 63 18 57,00 375,986 19 95 95 2089 15185
% 17

20 104 SARP FİDAN 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 3 5,00 16 2 15,33 58 18 52,00 367,773 20 107 107 2398 17272
% 19

21 1600 YAREN NİSA GÜLER 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 16 4 14,67 61 24 53,00 366,199 21 110 110 2458 17677
% 20

22 1213 ÖMER MAMUR 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 17 3 16,00 56 29 46,32 355,310 22 118 118 2888 20547
% 23

23 1153 NEHİR BABAR 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 8 3,33 12 4 10,67 54 26 45,33 341,022 23 138 138 3463 24723
% 28

24 957 ELİF D KELEŞ 8A 15 4 13,67 5 3 4,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 9 0,00 16 2 15,33 48 26 39,34 336,649 24 146 146 3676 26054
% 29

25 1550 EYMEN AKICI 8A 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 3 4 1,67 14 6 12,00 51 19 44,67 335,025 25 149 149 3741 26519
% 30

26 1526 RÜZGAR KAY RA HAZAR8A 13 6 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 7 4,67 13 7 10,67 53 30 43,00 334,427 26 150 150 3767 26726
% 30

27 896 UTKU YAKIŞIR 8A 11 7 8,67 9 0 9,00 5 4 3,67 4 5 2,33 10 4 8,67 11 5 9,33 50 25 41,67 333,256 27 153 153 3817 27118
% 30

28 1190 ESLEM* ERCAN 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 6 4,00 10 8 7,33 49 29 39,33 326,655 28 165 165 4150 29264
% 33

29 1801 KADİRCAN EKSER 8A 13 6 11,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 1 0,67 16 4 14,67 42 27 33,01 317,393 29 178 178 4621 32563
% 36

30 1508 AYŞE HÜMA ÖZER 8A 10 9 7,00 6 2 5,33 4 6 2,00 2 6 0,00 4 7 1,67 9 6 7,00 35 36 23,00 273,830 30 243 243 7286 49641
% 55

31 1147 AYSU NİSA KUZU 8A 9 9 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 7 1,67 6 14 1,33 26 43 11,67 237,766 31 302 302 9824 64878
% 72



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 1332 HAMZA* İNAN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 20 0 20,00 85 4 83,67 476,472 1 5 5 140 869
% 0,97

2 752 BARAN* BİLGİN 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 14 1 13,67 20 0 20,00 83 1 82,67 471,164 2 7 7 186 1218
% 1,36

3 1294 EYLÜL*SENA ŞENTÜRK8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 84 6 82,01 469,804 3 9 9 194 1301
% 1,45

4 1358 ECRİN* ŞİRİN 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 20 0 20,00 82 3 81,01 464,734 4 15 15 259 1673
% 1,87

5 1425 EYMEN*EFE ÇETİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 82 8 79,34 458,070 5 21 21 345 2201
% 2,46

6 1251 YAĞIZ* TUNCA 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 4 8,67 18 2 17,33 72 11 68,33 428,188 6 32 32 773 5537
% 6,18

7 1282 AYŞE BEYZA ŞEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 4 11,67 19 1 18,67 72 15 67,00 426,135 7 34 34 807 5808
% 6,48

8 1334 BÜŞRA* SOLAK 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 16 0 16,00 73 6 71,00 423,106 8 36 36 867 6239
% 6,96

9 1291 EYMEN* SAYIN 8B 17 1 16,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 2 11,33 16 4 14,67 72 10 68,67 419,564 9 37 37 934 6765
% 7,55

10 889 SUDENAZ ÇELİK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 2 9,33 19 1 18,67 68 14 63,33 413,473 10 45 45 1069 7717
% 8,61

11 1401 HALİL* ALANYURT 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 10 5 8,33 20 0 20,00 68 17 62,33 413,327 11 47 47 1074 7736
% 8,63

12 1380 YİĞİT* KARACA 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 70 18 63,99 406,354 12 53 53 1229 8926
% 9,96

13 895 SEZİN*ELİF YILMAZ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 6 2 5,33 17 2 16,33 69 7 66,66 403,201 13 57 57 1291 9452
% 11

14 1372 MELİH METE HANGÜL 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 20 0 20,00 68 13 63,67 401,490 14 59 59 1331 9731
% 11

15 1395 İPEK * YAŞIRTU 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 17 3 16,00 68 14 63,33 396,444 15 70 70 1490 10710
% 12

16 1785 ASUDE KARAMAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 10 3 9,00 16 4 14,67 61 21 54,01 383,701 16 87 87 1851 13430
% 15

17 1344 İLAYDA EROĞLU 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 3 15,00 64 14 59,33 382,792 17 88 88 1882 13643
% 15

18 1368 İSMAİL ER 8B 16 3 15,00 8 1 7,67 6 2 5,33 9 1 8,67 9 4 7,67 14 6 12,00 62 17 56,34 378,043 18 91 91 2028 14713
% 16

19 1387 BURAK* ABİK 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 4 7,67 15 5 13,33 62 20 55,34 376,654 19 93 93 2071 15046
% 17

20 1680 BATU * GÜN 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 14 6 12,00 62 27 53,00 373,936 20 96 96 2157 15701
% 18

21 410 AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 3 3 2,00 14 6 12,00 57 14 52,34 368,325 21 104 104 2372 17128
% 19

22 220 ALPEREN GÜL 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 4 5,67 15 5 13,33 60 20 53,33 364,884 22 112 112 2518 18017
% 20

23 1930 ÖMER YUSUF MELEKENOĞL8B 16 4 14,67 9 1 8,67 5 3 4,00 10 0 10,00 1 6 -1,00 16 4 14,67 57 18 51,01 351,877 23 124 124 3022 21555
% 24

24 1361 YASMİNA TUNALI 8B 11 7 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 14 5 12,33 56 20 49,34 345,277 24 132 132 3276 23434
% 26

25 1415 CEYDAU ESEN 8B 14 5 12,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 3 6 1,00 13 6 11,00 49 26 40,33 324,960 25 167 167 4240 29867
% 33

26 1303 CEREN* ÇEL Bİ 8B 15 4 13,67 7 3 6,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 4 1,67 7 6 5,00 43 22 35,67 307,512 26 193 193 5164 36173
% 40

27 1384 HALİ LEMİR ERDEM 8B 8 9 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 2 1,33 1 0 1,00 15 1 14,67 41 17 35,33 306,869 27 194 194 5212 36439
% 41

28 1394 ESMANUR ACAR 8B 14 4 12,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 4 2 3,33 6 3 5,00 36 20 29,33 300,068 28 204 204 5556 38997
% 44

29 1224 KAYRANNURE DİNİ 8B 9 4 7,67 3 4 1,67 2 2 1,33 1 3 0,00 10 4 8,67 25 17 19,34 269,031 29 251 251 7587 51604
% 58

30 1644 AHMET* AYDEMİR 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 2 1,33 7 10 3,67 37 34 25,67 268,726 30 252 252 7613 51729
% 58

31 1275 ERVA * TÜMER 8B 10 10 6,67 2 7 -0,33 7 2 6,33 3 5 1,33 3 4 1,67 8 9 5,00 33 37 20,67 264,952 31 260 260 7895 53315
% 59

32 1341 BURAK* CANKURT 8B 5 3 4,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 2 2 1,33 5 4 3,67 7 6 5,00 25 20 18,34 257,512 32 272 272 8411 56443
% 63

33 1258 NİDA * KARAKULAK 8B 7 12 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 0 5 -1,67 3 1 2,67 8 11 4,33 30 37 17,67 251,133 33 287 287 8875 59182
% 66



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 1923 HMET*ERDE Ç LIŞK N 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 489,264 1 1 1 32 215
% 0,24

2 1925 ÖMER ASAF KARAKOÇ 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 84 5 82,34 470,700 2 8 8 188 1238
% 1,38

3 347 CEREN* DAĞIDIR 8C 19 1 18,67 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 0 19,00 18 2 17,33 82 6 80,00 469,686 3 10 10 197 1310
% 1,46

4 1938 TAHA * SÜRMELİ 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 83 7 80,67 469,593 4 11 11 201 1324
% 1,48

5 1454 ECRİN* ATILGAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 2 17,33 82 6 80,00 467,095 5 12 12 229 1496
% 1,67

6 1667 İREM * BIYIKLI 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 1 15,67 19 1 18,67 81 6 79,01 466,776 6 13 13 233 1515
% 1,69

7 1477 ELA  * KISMET 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 81 6 79,00 463,116 7 16 16 281 1802
% 2,01

8 1482 NİSA * AYATA 8C 18 2 17,33 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 81 8 78,33 462,472 8 17 17 293 1846
% 2,06

9 1995 ELİF TUNA ÇEKER 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 18 2 17,33 81 3 80,00 461,467 9 18 18 308 1913
% 2,13

10 1453 HİLAL* YENİAY 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 3 15,00 19 1 18,67 80 9 77,01 461,408 10 19 19 310 1915
% 2,14

11 1480 MERYEM ÖZ 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 19 1 18,67 80 5 78,34 460,280 11 20 20 325 2014
% 2,25

12 1471 DİLA * AKDEMİR 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 17 3 16,00 78 9 75,00 446,632 12 27 27 496 3327
% 3,71

13 1473 MERT Ç ÇAY 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 18 2 17,33 73 9 70,00 417,910 13 38 38 967 7024
% 7,84

14 1498 CAN  * KARAKAŞ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 17 3 16,00 72 13 67,67 415,522 14 41 41 1009 7378
% 8,23

15 1490 BATIN* YILDIZ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 11 3 10,00 16 3 15,00 70 12 66,00 413,530 15 44 44 1066 7705
% 8,60

16 1711 AHMET* ESER 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 4 9,67 17 1 16,67 69 12 65,01 412,631 16 48 48 1089 7846
% 8,75

17 1124 EMİR * KAHRAMAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 17 3 16,00 70 15 65,00 403,468 17 56 56 1284 9405
% 10

18 1476 BEYZA*NUR ÖZTAN 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 17 3 16,00 69 15 64,00 402,166 18 58 58 1315 9625
% 11

19 1497 METEHAN YAĞCI 8C 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 17 1 16,67 67 18 61,00 400,207 19 64 64 1373 9988
% 11

20 1485 YİĞİT*EFE GÜNKAYA 8C 15 2 14,33 7 1 6,67 6 2 5,33 9 1 8,67 12 2 11,33 16 4 14,67 65 12 61,00 400,080 20 65 65 1376 10012
% 11

21 1413 IRMAK* EREN 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 4 8,67 19 1 18,67 66 18 60,01 396,191 21 71 71 1497 10765
% 12

22 1446 AYŞE MİNEL ÇELİK 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 19 1 18,67 64 15 59,01 388,180 22 81 81 1704 12420
% 14

23 1451 ENSAR DEMİRKAN 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 6 6,00 16 4 14,67 66 17 60,34 387,941 23 82 82 1712 12479
% 14

24 1460 ECE  * MOLLA 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 9 4 7,67 15 4 13,67 64 17 58,34 384,611 24 86 86 1824 13209
% 15

25 7 İCLAL* KARABULUT 8C 14 6 12,00 9 0 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 17 3 16,00 63 21 56,00 378,131 25 90 90 2020 14683
% 16

26 1447 AÇELYA GÖREN 8C 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 16 4 14,67 62 26 53,34 368,281 26 105 105 2374 17137
% 19

27 1823 MİRAÇYİĞİT ŞENTEPE 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 11 2,33 16 4 14,67 61 26 52,34 356,882 27 117 117 2825 20120
% 22

28 675 ZEYNEP NUR TİRYAKİ 8C 12 8 9,33 8 1 7,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 7 4,67 17 3 16,00 54 29 44,34 346,353 28 129 129 3236 23120
% 26

29 1429 ZEYNEP NAZ IRMAK 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 5 5,33 12 8 9,33 53 29 43,33 336,330 29 147 147 3689 26143
% 29

30 1438 HAVVANUR KIRNAPCI 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 9 3 8,00 10 9 7,00 51 29 41,34 334,208 30 151 151 3779 26798
% 30

31 1111 ALİ YİĞİT NAZLI 8C 8 6 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 8 8 5,33 14 6 12,00 55 23 47,33 332,980 31 154 154 3829 27203
% 30

32 1927 YAĞIZ* ALTINTEPE 8C 15 3 14,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 4 1,67 13 7 10,67 50 25 41,68 332,400 32 156 156 3852 27373
% 31

33 1487 AHMET* ÇELİK 8C 11 7 8,67 5 1 4,67 6 3 5,00 8 1 7,67 9 7 6,67 11 6 9,00 50 25 41,68 326,748 33 164 164 4145 29236
% 33



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 807 YUNUS EMRE YILDIRIM8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 75 9 72,00 423,447 1 35 35 859 6185
% 6,90

2 1750 ESLEMV ÖZTÜRK 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 17 1 16,67 70 11 66,34 416,043 2 39 39 989 7289
% 8,13

3 1820 METİN*EFE GEBEŞ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 5 5,33 16 3 15,00 64 17 58,33 389,549 3 78 78 1663 12152
% 14

4 1716 ELİF SU TOTUŞ 8D 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 4 2,67 18 2 17,33 60 16 54,66 368,569 4 102 102 2358 17062
% 19

5 1207 ASLI * AKTAŞ 8D 15 2 14,33 7 3 6,00 8 1 7,67 7 3 6,00 6 5 4,33 13 6 11,00 56 20 49,33 354,481 5 119 119 2919 20794
% 23

6 1792 NUR  İ TÜYLÜOĞLU 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 10 4 8,67 13 6 11,00 52 30 42,00 335,637 6 148 148 3711 26324
% 29

7 851 MUSTAFA GÜLTEKİN 8D 14 3 13,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 1 0 1,00 14 5 12,33 45 18 39,00 329,432 7 159 159 3995 28342
% 32

8 284 ALİ YİĞİT ÖZEREN 8D 13 5 11,33 8 2 7,33 7 1 6,67 8 1 7,67 5 8 2,33 11 5 9,33 52 22 44,66 328,885 8 160 160 4019 28506
% 32

9 1739 EMİ* AAN DEMİR 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 14 6 12,00 50 30 40,01 328,613 9 161 161 4041 28598
% 32

10 985 ÖMER GÖGEN 8D 9 6 7,00 10 0 10,00 9 0 9,00 5 5 3,33 5 2 4,33 11 6 9,00 49 19 42,66 319,505 10 173 173 4502 31781
% 35

11 1198 YUSUF AYDİN 8D 14 4 12,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 8 1,33 11 8 8,33 49 29 39,33 318,849 11 174 174 4534 32008
% 36

12 0 YAHYA* DAYAN 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 5 15 0,00 13 7 10,67 53 36 41,00 318,213 12 175 175 4575 32245
% 36

13 42 BARAN POY AZ 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 1 3,67 4 7 1,67 11 5 9,33 45 27 36,00 317,948 13 176 176 4595 32346
% 36

14 765 BETÜL* VURAL 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 3 1,00 12 4 10,67 46 25 37,67 317,815 14 177 177 4601 32393
% 36

15 1478 AYŞEGÜL FIRAT 8D 13 6 11,00 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 3 8 0,33 11 8 8,33 47 30 36,99 307,541 15 192 192 5162 36160
% 40

16 1310 SAFİYE AYAN 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 11 9 8,00 43 41 29,34 291,343 16 215 215 6077 42447
% 47

17 800 SU   * KARASU 8D 12 8 9,33 7 2 6,33 5 3 4,00 3 4 1,67 2 3 1,00 8 3 7,00 37 23 29,33 289,114 17 221 221 6215 43338
% 48

18 1848 TOPRAK TAŞCI 8D 8 10 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 1 5,67 12 7 9,67 36 38 23,34 284,207 18 226 226 6549 45335
% 51

19 1902 ZEYNEP AKARSU 8D 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 10 -2,33 7 8 4,33 43 32 32,33 283,587 19 227 227 6595 45602
% 51

20 763 BELİNAY EROĞLU 8D 12 5 10,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 11 6 9,00 34 37 21,66 281,749 20 233 233 6703 46332
% 52

21 784 YASİN YILD IZ 8D 10 9 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 10 9 7,00 40 43 25,66 278,682 21 236 236 6938 47594
% 53

22 1229 ELİF MİNE ÖZATA 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 11 -0,67 10 9 7,00 39 42 24,99 277,095 22 241 241 7045 48226
% 54

23 1789 İKRA PEHLİVAN 8D 13 7 10,67 5 4 3,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 8 9 5,00 34 42 20,01 263,766 23 263 263 7994 53789
% 60

24 835 HASAN*GÜND ÜZ 8D 7 9 4,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 6 9 3,00 9 11 5,33 36 43 21,66 260,938 24 269 269 8180 54992
% 61

25 854 ALİ KALAYCI 8D 8 6 6,00 4 5 2,33 6 3 5,00 1 0 1,00 2 7 -0,33 6 2 5,33 27 23 19,33 256,320 25 274 274 8493 56938
% 64

26 1092 BERAT CANDAN 8D 11 4 9,67 7 3 6,00 6 2 5,33 2 3 1,00 0 6 -2,00 3 9 0,00 29 27 20,00 249,892 26 288 288 8966 59747
% 67

27 777 YAĞMUR KÖSE 8D 9 7 6,67 6 2 5,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 4 11 0,33 6 11 2,33 31 41 17,33 249,242 27 289 289 9008 59998
% 67

28 808 MUHAMMED ERSİN 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 5 15 0,00 32 57 13,00 246,217 28 293 293 9233 61265
% 68

29 1376 NAJAH AMİN 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 58 12,68 236,828 29 304 304 9889 65278
% 73

30 1864 RAMAZAN PARLAK 8D 5 13 0,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 9 10 5,67 26 57 7,01 226,254 30 317 317 1065569783
% 78

31 0 RÜZGAR TEMEL 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 215,281 31 330 330 1146074555
% 83

32 1885 SÜMEYYE MUSTAFA 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 210,235 32 336 336 1184676830
% 86

33 1583 YAĞIZ*ARDA KOZAN 8D 7 12 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 5 15 0,00 25 58 5,67 207,109 33 341 341 1205578227
% 87



8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8D

KATILIMLAR

34 1829 MUHAMMED AYDIN 8D 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 1 12 -3,00 13 58 -6,34 174,825 34 365 365 1348688337
% 99

35 1602 AS * UZUN 8D 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 19 71 -4,66 173,827 35 366 366 1350088421
% 99
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 925 DURU ÇELİK 8E 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 7 2 6,33 17 3 16,00 71 7 68,66 412,267 1 49 49 1095 7907
% 8,82

2 816 OĞUZ METE ŞEN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 4 8,67 18 2 17,33 67 17 61,34 401,239 2 60 60 1337 9778
% 11

3 878 HAKİM*ATA ZIYECH 8E 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 18 1 17,67 68 8 65,34 400,797 3 62 62 1350 9857
% 11

4 818 DEFNE*NAZ ŞEN 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 11 1 10,67 14 6 12,00 66 15 61,00 389,445 4 79 79 1667 12175
% 14

5 880 FEYZA* KÖSE 8E 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 2 8,33 15 4 13,67 64 15 59,01 385,930 5 85 85 1777 12930
% 14

6 821 GÖKAY*KIRC AOĞLU 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 4 6,67 17 3 16,00 60 21 53,00 370,117 6 101 101 2295 16631
% 19

7 943 ECRİN* SATILMIŞ 8E 14 1 13,67 7 1 6,67 4 2 3,33 10 0 10,00 2 1 1,67 16 2 15,33 53 7 50,67 357,032 7 116 116 2820 20081
% 22

8 814 YAĞIZ*EFE ŞEN 8E 12 3 11,00 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 2 1 1,67 11 6 9,00 48 15 43,00 322,406 8 171 171 4359 30764
% 34

9 150 TUĞÇE* AYTEKİN 8E 13 5 11,33 4 3 3,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 9 6 7,00 43 23 35,33 315,615 9 181 181 4724 33247
% 37

10 1035 ENSAR* METİN 8E 15 0 15,00 6 2 5,33 3 3 2,00 5 4 3,67 1 2 0,33 9 5 7,33 39 16 33,66 309,846 10 187 187 5025 35307
% 39

11 1012 JANA * ALAHDAB 8E 11 7 8,67 3 4 1,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 7 0,67 14 4 12,67 41 30 31,01 303,329 11 197 197 5382 37760
% 42

12 1751 ESMA * EKİN 8E 13 3 12,00 10 0 10,00 4 3 3,00 2 2 1,33 1 1 0,67 4 0 4,00 34 9 31,00 290,603 12 218 218 6118 42741
% 48

13 1812 MERYEM KAYA 8E 13 4 11,67 4 1 3,67 8 2 7,33 7 4 5,67 32 11 28,34 286,020 13 223 223 6429 44597
% 50

14 1468 ECESUN TÜKEL 8E 9 6 7,00 1 4 -0,33 3 4 1,67 2 3 1,00 2 0 2,00 12 2 11,33 29 19 22,67 284,585 14 224 224 6518 45193
% 50

15 1888 EFE ERDEM AIBAYRAK 8E 8 8 5,33 9 1 8,67 5 1 4,67 1 4 -0,33 5 4 3,67 9 8 6,33 37 26 28,34 282,443 15 230 230 6662 46068
% 51

16 1877 TANEM* ATLI 8E 13 5 11,33 6 0 6,00 1 0 1,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 33 13 28,66 279,302 16 234 234 6881 47332
% 53

17 1398 ECEM * BERK 8E 9 6 7,00 3 4 1,67 5 4 3,67 5 4 3,67 4 2 3,33 6 5 4,33 32 25 23,67 272,517 17 245 245 7373 50224
% 56

18 188 MİRA * SALİH 8E 7 7 4,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 5 3 4,00 4 6 2,00 9 1 8,67 32 29 22,34 271,444 18 247 247 7439 50649
% 57

19 1179 BURAK* KOÇYİĞİT 8E 9 2 8,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 2 6 0,00 5 1 4,67 30 18 24,00 269,326 19 250 250 7571 51477
% 57

20 1697 ERDEM AYGÜN 8E 12 5 10,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 2 1,33 1 0 1,00 2 2 1,33 29 17 23,32 268,705 20 253 253 7618 51740
% 58

21 1524 IŞIL DURU ERCİYAS 8E 11 7 8,67 3 4 1,67 1 0 1,00 3 5 1,33 1 0 1,00 8 7 5,67 27 23 19,34 266,756 21 258 258 7786 52577
% 59

22 1858 RANA * İPER 8E 8 3 7,00 5 3 4,00 5 2 4,33 1 4 -0,33 3 6 1,00 7 5 5,33 29 23 21,33 265,831 22 259 259 7837 52946
% 59

23 1238 ELİF YAREN DİRİCAN 8E 10 6 8,00 2 1 1,67 2 1 1,67 0 4 -1,33 2 1 1,67 6 1 5,67 22 14 17,35 263,937 23 262 262 7979 53723
% 60

24 1707 SAMET* AYAR 8E 8 6 6,00 5 3 4,00 5 4 3,67 3 1 2,67 6 10 2,67 27 24 19,01 256,805 24 273 273 8461 56725
% 63

25 877 RİMES* İBACİ 8E 7 9 4,00 1 4 -0,33 0 6 -2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 9 3 8,00 24 32 13,34 248,169 25 290 290 9088 60461
% 67

26 946 AMED * İLHANLI 8E 9 5 7,33 3 5 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 8 0,33 3 4 1,67 27 33 15,99 246,502 26 291 291 9209 61153
% 68

27 1898 YUSUF*CAN CAVDAR 8E 8 5 6,33 4 5 2,33 8 1 7,67 1 0 1,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 25 21 17,99 245,164 27 296 296 9313 61726
% 69

28 1732 EMİR HAN ARSLAN 8E 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 2 1,33 1 6 -1,00 3 7 0,67 27 34 15,67 238,974 28 301 301 9739 64373
% 72

29 1799 İSMAİL EFE SARIOĞLU 8E 4 4 2,67 0 6 -2,00 2 4 0,67 1 4 -0,33 3 6 1,00 7 1 6,67 17 25 8,68 235,556 29 306 306 9984 65841
% 73

30 1821 MİRAÇ* DEMİR 8E 8 8 5,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 5 2,33 24 36 11,99 234,808 30 307 307 1004566169
% 74

31 1768 ZEYNEP CEYHAN 8E 5 10 1,67 0 1 -0,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 8 4 6,67 17 29 7,35 229,264 31 314 314 1044368522
% 76

32 1245 RÜMEYSA ŞAHİN 8E 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 19 36 7,00 221,930 32 320 320 1098871683
% 80

33 275 METEHAN DEMİR 8E 10 8 7,33 3 6 1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 61 5,67 220,884 33 323 323 1106872154
% 81



8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8E

KATILIMLAR

34 1668 ARDA CAN DOĞDUAY 8E 4 3 3,00 1 9 -2,00 2 1 1,67 2 8 -0,67 1 0 1,00 1 1 0,67 11 22 3,67 213,643 34 333 333 1158375274
% 84

35 1790 İLKNUR KARAGÜLLE 8E 4 4 2,67 0 5 -1,67 0 5 -1,67 1 3 0,00 3 2 2,33 0 5 -1,67 8 24 -0,01 203,464 35 348 348 1231179773
% 89

36 909 BULUT*EFE ÇOBAN 8E 3 8 0,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 1 2 0,33 2 8 -0,67 10 26 1,33 197,014 36 352 352 1271182571
% 92

37 982 BERAT*KORK MAZ 8E 1 5 -0,67 2 3 1,00 3 8 0,33 196,052 37 355 355 1276182925
% 93

38 1849 FURKAN AYT EMİZ 8E 5 13 0,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 14 53 -3,66 185,025 38 361 361 1322786590
% 97

39 102 MERT D GURBANOV 8E 0 0 0,00
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8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 955 ÖYKÜ MASAL ERVERDİ8F 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 18 2 17,33 68 10 64,67 405,670 1 54 54 1240 9041
% 10

2 1076 ELİF H SAR HİSAR 8F 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 5 11,33 19 1 18,67 69 19 62,66 400,799 2 61 61 1349 9856
% 11

3 900 EBRAR* KATIRCI 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 2 4,33 19 1 18,67 66 11 62,34 398,129 3 67 67 1435 10377
% 12

4 1593 AHMET*EREN YAZAR 8F 13 6 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 7 3,67 18 2 17,33 63 18 57,00 371,947 4 99 99 2225 16185
% 18

5 1831 EMİN * YILDIRIM 8F 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 15 2 14,33 62 14 57,34 371,280 5 100 100 2252 16351
% 18

6 1694 CAFER* AK 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 2 9,33 15 5 13,33 60 22 52,67 368,167 6 106 106 2379 17170
% 19

7 882 İLKİM*İPEK ÇİÇEK 8F 18 1 17,67 8 2 7,33 6 1 5,67 6 2 5,33 4 3 3,00 14 4 12,67 56 13 51,67 367,591 7 108 108 2406 17323
% 19

8 911 YUSUF* TAŞKIN 8F 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 6 5,00 18 2 17,33 62 21 54,99 367,206 8 109 109 2412 17416
% 19

9 1889 YİĞİT*EREN CEYLAN 8F 14 3 13,00 8 1 7,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 2 3,33 16 3 15,00 55 15 50,00 359,163 9 113 113 2737 19523
% 22

10 1929 ALPEREN GÖK 8F 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 9 3 8,00 14 4 12,67 54 23 46,33 349,219 10 126 126 3116 22316
% 25

11 0 TUANA ÜZÜMCÜ 8F 14 5 12,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 2 1,33 2 1 1,67 14 1 13,67 49 11 45,34 342,842 11 136 136 3374 24134
% 27

12 1543 ECRİN* İPEK 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 4 3,67 12 8 9,33 51 26 42,33 330,788 12 157 157 3932 27891
% 31

13 1623 ASYA * KANDEMİR 8F 12 3 11,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 4 4,67 6 9 3,00 13 5 11,33 46 28 36,67 320,861 13 172 172 4446 31302
% 35

14 656 ZEYNEP ERKÜLÜ 8F 12 5 10,33 7 1 6,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 0 2,00 13 7 10,67 44 22 36,67 314,627 14 182 182 4771 33589
% 37

15 990 BİLGEARANA BÜLBÜL 8F 12 4 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 7 2,67 12 7 9,67 45 32 34,34 311,275 15 186 186 4955 34789
% 39

16 1285 AYŞEGÜL YAYLA 8F 13 6 11,00 6 3 5,00 5 3 4,00 1 3 0,00 4 6 2,00 10 6 8,00 39 27 30,00 300,010 16 205 205 5558 39013
% 44

17 1822 MİRAÇ* ŞENTÜRK 8F 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 44 45 29,00 296,740 17 211 211 5756 40293
% 45

18 811 ZEYNEPSENA KILIÇ 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 2 4,33 8 8 5,33 34 39 20,99 278,839 18 235 235 6920 47526
% 53

19 820 BERKAY KIR CAOĞLU 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 9 2,00 10 10 6,67 37 47 21,33 277,993 19 237 237 6995 47868
% 53

20 983 BİLALCDALG IÇ 8F 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 8 1,33 10 10 6,67 38 44 23,33 276,009 20 242 242 7130 48712
% 54

21 1010 YUSUF* ARSLAN 8F 11 9 8,00 6 3 5,00 5 4 3,67 2 5 0,33 6 6 4,00 6 12 2,00 36 39 23,00 270,584 21 249 249 7496 51010
% 57

22 887 FATMA*NUR TOPLU 8F 15 5 13,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 37 53 19,32 267,592 22 254 254 7702 52201
% 58

23 920 ECRİN*ELİF ÖZCAN 8F 11 5 9,33 5 5 3,33 4 4 2,67 2 4 0,67 3 3 2,00 5 9 2,00 30 30 20,00 263,708 23 264 264 8001 53822
% 60

24 928 DAMLA FİDAN 8F 5 15 0,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 10 3,67 10 10 6,67 40 47 24,34 262,046 24 266 266 8098 54537
% 61

25 879 ARDA * ÖZCAN 8F 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 10 10 6,67 33 51 16,00 254,219 25 277 277 8643 57851
% 65

26 1457 ESLEM*NAS KORKMAZ8F 10 5 8,33 3 1 2,67 5 0 5,00 0 4 -1,33 2 2 1,33 4 9 1,00 24 21 17,00 252,706 26 284 284 8761 58488
% 65

27 1910 ZÜHRE* TİLKİ 8F 5 9 2,00 0 6 -2,00 4 3 3,00 3 2 2,33 4 6 2,00 8 7 5,67 24 33 13,00 241,238 27 297 297 9572 63403
% 71

28 1887 ULE  * ABU 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 5,99 228,709 28 316 316 1047468750
% 77

29 1250 TALH**ASİN KAFABAY 8F 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 24 66 2,00 218,265 29 325 325 1125473263
% 82

30 1780 HALİL*A AKDEMİR 8F 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,67 203,496 30 347 347 1231079764
% 89

31 1753 ESRA * CAN 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 184,826 31 362 362 1323786655
% 97



8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8F

KATILIMLAR
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8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8G

KATILIMLAR

1 864 IRMAK* SÜRÜCÜ 8G 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 18 2 17,33 70 10 66,66 407,123 1 52 52 1211 8787
% 9,80

2 1306 MUSTAFA TAŞKIN 8G 17 3 16,00 8 1 7,67 8 1 7,67 8 1 7,67 6 5 4,33 19 1 18,67 66 12 62,01 398,646 2 66 66 1417 10263
% 11

3 1 ECRİN*NİSA DİKMEN 8G 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 17 2 16,33 61 17 55,34 376,796 3 92 92 2066 15006
% 17

4 884 GÜLRU* TUNA 8G 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 8 5,33 18 1 17,67 62 23 54,34 376,304 4 94 94 2078 15118
% 17

5 1815 ÖZNUR* ERASLAN 8G 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 3 3,00 4 5 2,33 20 0 20,00 56 20 49,33 368,542 5 103 103 2362 17072
% 19

6 1626 ELİF BÜŞRA TOKLUCU 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 7 0 7,00 3 2 2,33 17 1 16,67 51 9 48,00 359,127 6 114 114 2742 19534
% 22

7 956 BERR K K LE 8G 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 9 2,00 17 3 16,00 55 29 45,33 340,379 7 139 139 3496 24916
% 28

8 1919 EYMEN*KALA YCI 8G 11 6 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 3 2 2,33 1 1 0,67 11 3 10,00 42 15 37,00 307,942 8 191 191 5137 36019
% 40

9 998 ECRİN* ÜNLÜ 8G 13 6 11,00 3 7 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 5 1,33 14 6 12,00 39 35 27,33 303,311 9 198 198 5384 37769
% 42

10 216 GHENA* ALSHAMİ 8G 14 3 13,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 5 1,33 11 8 8,33 39 29 29,33 302,896 10 200 200 5407 37924
% 42

11 941 SAHRA*BAĞC I 8G 10 6 8,00 3 1 2,67 6 3 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,33 11 5 9,33 31 16 25,67 282,074 11 231 231 6682 46203
% 52

12 0 TUNAHAN YILDIZHAN 8G 11 9 8,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 2 8,33 33 28 23,66 277,960 12 238 238 6998 47881
% 53

13 893 ZİYA EFE MERİÇ 8G 10 5 8,33 4 1 3,67 3 1 2,67 0 3 -1,00 9 5 7,33 26 15 21,00 270,902 13 248 248 7471 50876
% 57

14 916 BERKE* KIR 8G 7 10 3,67 3 7 0,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 4 14 -0,67 11 6 9,00 33 48 17,00 255,126 14 275 275 8582 57488
% 64

15 1663 BİLAL KÖSE 8G 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 8 12 4,00 34 46 18,67 254,719 15 276 276 8607 57641
% 64

16 953 ARDA * SELVİTOPU 8G 6 12 2,00 2 6 0,00 2 6 0,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 14 4 12,67 28 39 15,00 253,481 16 280 280 8702 58170
% 65

17 1774 ÖMER METE MASKAR 8G 8 7 5,67 5 2 4,33 5 2 4,33 0 7 -2,33 5 15 0,00 5 9 2,00 28 42 14,00 239,564 17 300 300 9698 64110
% 72

18 1493 ECRİN*DALG IÇ 8G 7 9 4,00 4 4 2,67 4 3 3,00 2 6 0,00 1 2 0,33 7 11 3,33 25 35 13,33 237,454 18 303 303 9846 65000
% 73

19 842 ESMANUR KOÇYİĞİT 8G 6 6 4,00 3 3 2,00 2 4 0,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 4 7 1,67 20 31 9,68 232,949 19 311 311 1018066992
% 75

20 24 CEYDANUR DEMİR 8G 2 5 0,33 6 3 5,00 5 5 3,33 3 3 2,00 1 5 -0,67 7 11 3,33 24 32 13,32 224,788 20 318 318 1076770395
% 79

21 1698 HASAN*ALİ ARAS 8G 6 9 3,00 4 3 3,00 0 3 -1,00 7 13 2,67 17 28 7,67 221,894 21 321 321 1099471696
% 80

22 1683 BEDİRHAN GARİP 8G 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 0 1 -0,33 3 17 -2,67 22 49 5,67 215,336 22 329 329 1145774526
% 83

23 1832 EYMEN* GÜRBÜZ 8G 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 213,935 23 331 331 1156675151
% 84

24 1628 ASYANUR CAN 8G 4 8 1,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 4 5 2,33 4 8 1,33 16 37 3,65 213,557 24 334 334 1158975318
% 84

25 1851 YAHYA HAYRO 8G 4 8 1,33 0 5 -1,67 2 4 0,67 3 5 1,33 3 10 -0,33 5 8 2,33 17 40 3,66 209,275 25 337 337 1190777269
% 86

26 169 YUSUF CAN GÜR 8G 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 59 1,34 204,465 26 344 344 1224679356
% 89

27 1071 YAĞIZ*BURA K ÖZDEMİR8G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 204,350 27 345 345 1226079422
% 89

28 1023 ELANUR KUR U 8G 4 6 2,00 1 5 -0,67 1 2 0,33 1 3 0,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 11 29 1,32 201,521 28 349 349 1245480662
% 90

29 1804 KIVA Ç ÖZCAN 8G 3 13 -1,33 1 7 -1,33 4 3 3,00 2 5 0,33 4 4 2,67 2 10 -1,33 16 42 2,01 198,789 29 350 350 1261981852
% 91

30 1701 YUNUS*EMRE ATA 8G 3 8 0,33 4 3 3,00 2 6 0,00 2 4 0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 14 37 1,66 192,489 30 356 356 1294284345
% 94

31 986 YUSUFENSAR DEMİRTAŞ8G 3 16 -2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 64 2,67 190,988 31 358 358 1301784817
% 95

32 121 MUAMMER ERAT 8G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 187,337 32 359 359 1315386011
% 96

33 1782 HAMİT*KERE M KAHRAMAN8G 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 15 75 -10,01164,787 33 367 367 1359988987
% 99



8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8G

KATILIMLAR

34 1527 FETİYE BEREKET 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 164,408 34 368 368 1360189003
% 99
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8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8H

KATILIMLAR

1 825 NİSAYAĞMUR ÇEKÜÇ 8H 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 19 1 18,67 78 11 74,33 439,561 1 28 28 590 4100
% 4,57

2 822 CEMRESU DOĞAN 8H 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 19 1 18,67 73 10 69,68 426,432 2 33 33 802 5767
% 6,43

3 1073 EGE EMİR KARA 8H 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 19 1 18,67 69 12 65,01 407,171 3 51 51 1210 8777
% 9,79

4 803 FURKAN DÜZENCİ 8H 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 13 3 12,00 68 9 65,01 404,403 4 55 55 1267 9245
% 10

5 1004 ELA GÜL ÖKSÜZ 8H 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 2 2,33 18 2 17,33 65 10 61,66 388,870 5 80 80 1681 12289
% 14

6 1852 ÖMER * DAYAN 8H 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 5 5,33 15 4 13,67 62 18 56,00 373,488 6 97 97 2167 15798
% 18

7 924 TUNA * MASKAR 8H 14 3 13,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 16 3 15,00 61 15 56,00 373,256 7 98 98 2176 15865
% 18

8 1320 MERT EYMEN UĞURLU 8H 14 5 12,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 6 2,00 6 8 3,33 14 3 13,00 55 24 46,99 348,501 8 128 128 3140 22490
% 25

9 1535 ŞAHİN* ALİY* 8H 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 9 6,00 13 7 10,67 57 31 46,68 342,987 9 135 135 3368 24087
% 27

10 1900 YUSUFB İTİL 8H 12 5 10,33 9 0 9,00 10 0 10,00 6 4 4,67 1 3 0,00 16 3 15,00 54 15 49,00 342,574 10 137 137 3389 24231
% 27

11 833 MUHAMMED H AMZA VATAN8H 9 7 6,67 6 1 5,67 4 5 2,33 4 4 2,67 8 4 6,67 16 4 14,67 47 25 38,68 330,492 11 158 158 3951 27991
% 31

12 1771 FATİH*ÖMÜR ATEŞOĞLU8H 12 6 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 7 3 6,00 2 0 2,00 12 4 10,67 49 15 44,00 327,429 12 163 163 4106 28998
% 32

13 177 ADA ŞAHİN 8H 13 6 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 4 3,67 13 7 10,67 49 28 39,68 326,580 13 166 166 4154 29294
% 33

14 1235 SEVİNÇ HAS ANOVA 8H 10 8 7,33 8 1 7,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 6 4 4,67 15 4 13,67 46 24 38,01 324,622 14 168 168 4259 29983
% 33

15 1767 BERENSSARI MAN 8H 9 5 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 2 5 0,33 7 4 5,67 15 5 13,33 45 25 36,66 323,203 15 169 169 4314 30467
% 34

16 830 ARMİNA UĞU R 8H 12 3 11,00 3 1 2,67 1 1 0,67 9 1 8,67 3 1 2,67 10 7 7,67 38 14 33,35 304,331 16 196 196 5340 37399
% 42

17 1532 UFUK * CEYLAN 8H 12 5 10,33 9 1 8,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 4 9 1,00 9 7 6,67 40 33 29,01 290,807 17 216 216 6105 42657
% 48

18 954 MUHAMMET SA*T AŞ 8H 13 7 10,67 8 2 7,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 8 7,33 40 46 24,66 282,578 18 229 229 6650 46007
% 51

19 1704 ELİF * CEYLAN 8H 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 8 4 6,67 34 21 27,00 277,806 19 239 239 7004 47937
% 53

20 1633 AYŞENUR KARABACAK8H 5 14 0,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 13 7 10,67 38 39 25,00 267,116 20 256 256 7749 52423
% 58

21 992 GÜLPINARSU ARAR 8H 11 6 9,00 4 4 2,67 3 5 1,33 3 4 1,67 3 9 0,00 8 9 5,00 32 37 19,67 263,999 21 261 261 7969 53692
% 60

22 1529 HASAN* YALÇIN 8H 8 6 6,00 4 3 3,00 5 3 4,00 2 2 1,33 4 5 2,33 6 7 3,67 29 26 20,33 260,495 22 270 270 8213 55204
% 62

23 873 FURKAN YAMAÇ 8H 10 9 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 37 52 19,66 252,853 23 282 282 8746 58439
% 65

24 1687 BUĞRA* GÖKTAŞ 8H 12 3 11,00 5 2 4,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 9 0,00 3 8 0,33 27 32 16,33 252,819 24 283 283 8747 58445
% 65

25 1756 EYLÜL*ADA HOROZ 8H 5 6 3,00 6 1 5,67 2 4 0,67 3 2 2,33 4 7 1,67 6 6 4,00 26 26 17,34 245,602 25 294 294 9281 61530
% 69

26 1890 YİĞİT* ATATEPE 8H 9 5 7,33 2 3 1,00 4 3 3,00 2 4 0,67 4 7 1,67 2 10 -1,33 23 32 12,34 236,595 26 305 305 9911 65379
% 73

27 933 GÜLSEN KACAGAN 8H 6 4 4,67 6 2 5,33 3 4 1,67 1 2 0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 20 21 13,00 231,878 27 312 312 1025967456
% 75

28 1794 İPEK SU DEMİRKAYA 8H 8 2 7,33 2 2 1,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 14 19 7,66 222,509 28 319 319 1092671423
% 80

29 1746 ENES CAN G ÖRGÖZ 8H 4 10 0,67 0 4 -1,33 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 3 3,00 3 7 0,67 14 31 3,68 212,350 29 335 335 1168475897
% 85

30 1805 MACİT* SHAMİ 8H 3 11 -0,67 5 2 4,33 7 1 6,67 2 4 0,67 1 7 -1,33 3 11 -0,67 21 36 9,00 204,312 30 346 346 1226379449
% 89

31 301 ELİF RÜYA KOÇAK 8H 4 16 -1,33 3 6 1,00 8 2 7,33 1 3 0,00 1 8 -1,67 17 35 5,33 197,678 31 351 351 1266582303
% 92



8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8H

KATILIMLAR
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8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8I

KATILIMLAR

1 886 YAĞMUR AYKIN 8I 18 2 17,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 86 3 85,00 484,496 1 2 2 67 426
% 0,48

2 1861 SEDEF KARA 8I 19 1 18,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 0 8,00 16 1 15,67 68 6 66,01 413,571 2 43 43 1064 7700
% 8,59

3 475 NAZLI ASLAN 8I 18 0 18,00 9 0 9,00 6 3 5,00 4 5 2,33 9 1 8,67 15 4 13,67 61 13 56,67 394,247 3 73 73 1542 11171
% 12

4 961 ECRİN KUŞCU 8I 13 6 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 0 5,00 4 1 3,67 18 2 17,33 54 15 49,00 358,297 4 115 115 2776 19738
% 22

5 1635 ECENAZ KORK AZ 8I 14 4 12,67 9 0 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 9 3 8,00 11 6 9,00 53 20 46,34 349,471 5 125 125 3104 22235
% 25

6 934 ZEKİYE NUR SEVİM 8I 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 18 2 17,33 54 22 46,67 345,312 6 131 131 3274 23420
% 26

7 1778 OZAN BİLGE 8I 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 4 1 3,67 16 4 14,67 51 21 44,02 343,033 7 134 134 3363 24070
% 27

8 1556 ELİF AY AYDIN 8I 11 7 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 4 7,67 12 3 11,00 51 25 42,67 337,150 8 144 144 3651 25907
% 29

9 1891 YİĞİT KARAN 8I 13 3 12,00 8 0 8,00 4 2 3,33 10 0 10,00 14 2 13,33 49 7 46,66 336,661 9 145 145 3674 26048
% 29

10 848 EMİRHAN GÜZEL 8I 11 5 9,33 8 2 7,33 5 2 4,33 4 2 3,33 3 2 2,33 16 2 15,33 47 15 41,98 333,981 10 152 152 3788 26867
% 30

11 1843 GÖKAY ÜÇÜNCÜ 8I 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 13 5 11,33 50 25 41,67 332,616 11 155 155 3840 27308
% 30

12 1019 SAİM HAMZA ÖZTÜRK 8I 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 6 7,00 49 26 40,33 327,922 12 162 162 4081 28842
% 32

13 1710 DURU NUR AYDIN 8I 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 1 1,67 11 9 8,00 50 23 42,34 322,721 13 170 170 4343 30655
% 34

14 1246 YİĞİT KARA 8I 10 8 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 7 4 5,67 9 3 8,00 44 26 35,33 308,569 14 190 190 5099 35770
% 40

15 302 BATU EMİN BATUR 8I 11 7 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 10 3 9,00 42 27 33,01 302,567 15 202 202 5425 38045
% 42

16 1907 ZEYNEP ŞİŞECİ 8I 10 9 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 13 4 11,67 42 34 30,67 299,151 16 208 208 5612 39360
% 44

17 1862 SENA BETÜL YAŞAR 8I 5 10 1,67 2 1 1,67 4 3 3,00 4 3 3,00 9 1 8,67 12 2 11,33 36 20 29,34 298,626 17 209 209 5648 39577
% 44

18 1008 RANA KUL 8I 11 8 8,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 5 3,33 3 5 1,33 11 3 10,00 38 31 27,66 290,709 18 217 217 6108 42694
% 48

19 1692 BURAK ÖMER ÖZDEMİR8I 10 8 7,33 7 3 6,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 3 1,00 11 5 9,33 33 31 22,66 277,352 19 240 240 7026 48118
% 54

20 1541 KÜBRA*KALM UKOĞLU8I 10 10 6,67 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 4 2,67 5 8 2,33 34 36 22,00 262,768 20 265 265 8059 54248
% 61

21 1817 MİRA ARSLAN 8I 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 4 0,67 2 3 1,00 10 10 6,67 34 37 21,67 261,856 21 267 267 8106 54611
% 61

22 1781 *   SY  *E *  * İY* 8I 11 8 8,33 3 6 1,00 3 4 1,67 2 4 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 32 49 15,67 253,836 22 278 278 8677 58019
% 65

23 965 ZÜLFİALİ NURİYEV 8I 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 34 56 15,34 245,366 23 295 295 9303 61643
% 69

24 1024 ZÜMRA SELAMET 8I 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 23 44 8,33 229,830 24 313 313 1041568296
% 76

25 1901 YUSUFR ŞAHPAZ 8I 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 5 13 0,67 27 49 10,68 221,414 25 322 322 1102971931
% 80

26 1729 EGE ÜSTÜN 8I 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 0 1,00 14 37 1,67 206,895 26 342 342 1207478316
% 87

27 190 MOUAZŞ FUTİNA 8I 1 11 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 22 60 1,99 186,218 27 360 360 1319586292
% 96

28 1664 ALİ  G ÜSTÜN 8I 2 16 -3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 4 12 0,00 17 49 0,67 184,288 28 363 363 1325886766
% 97



8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8I

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 1160 GÖKAY* GÜLER 8K 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 10 1,67 18 2 17,33 67 17 61,34 387,427 1 83 83 1733 12588
% 14

2 1808 MELİKŞAH ÜNAL 8K 16 3 15,00 8 1 7,67 7 2 6,33 10 0 10,00 6 10 2,67 12 5 10,33 59 21 52,00 353,810 2 120 120 2942 21021
% 23

3 1003 TEKİN* EĞRİÇAY 8K 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 8 3,33 14 5 12,33 58 24 50,00 353,482 3 121 121 2954 21115
% 24

4 964 EYLÜL* ŞANALAN 8K 14 4 12,67 8 1 7,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 7 2,67 12 3 11,00 56 18 50,01 345,784 4 130 130 3255 23287
% 26

5 1863 SEVDENUR ÇETİNER 8K 16 3 15,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 10 -0,33 15 4 13,67 54 25 45,67 343,502 5 133 133 3344 23931
% 27

6 850 İBRAHİM KARAGÜLLE 8K 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 12 8 9,33 58 27 49,00 339,735 6 140 140 3527 25119
% 28

7 834 NİSA SAĞDIÇ 8K 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 5 11 1,33 10 5 8,33 56 23 48,33 339,613 7 141 141 3533 25160
% 28

8 1730 EGE  * KESKİN 8K 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 9 3,00 12 5 10,33 52 29 42,33 317,044 8 179 179 4635 32677
% 36

9 1807 SALİH* CAN 8K 13 6 11,00 8 1 7,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 3 2,00 12 7 9,67 46 27 37,01 316,124 9 180 180 4691 33048
% 37

10 902 NUH  * ÇAKAL 8K 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 12 3,00 9 9 6,00 50 36 37,99 314,511 10 184 184 4779 33645
% 38

11 1585 MEHMETEREN TOPAL 8K 11 9 8,00 8 1 7,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 10 2,67 13 7 10,67 50 35 38,34 312,500 11 185 185 4886 34311
% 38

12 1747 ENES SOYSAL 8K 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 11 9 8,00 52 38 39,34 309,267 12 188 188 5056 35525
% 40

13 1777 YAĞIZ* UYANIK 8K 15 4 13,67 3 6 1,00 4 3 3,00 9 1 8,67 4 8 1,33 9 6 7,00 44 28 34,67 309,164 13 189 189 5060 35556
% 40

14 1009 ECRİN* ENGİN 8K 14 6 12,00 6 4 4,67 4 3 3,00 9 1 8,67 4 11 0,33 9 5 7,33 46 30 36,00 305,135 14 195 195 5299 37099
% 41

15 936 MEDİNE KAR ABULUT 8K 10 5 8,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 4 2,67 5 9 2,00 11 3 10,00 42 26 33,33 303,144 15 199 199 5397 37838
% 42

16 1265 YAKUP* BİNER 8K 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 48 42 34,00 296,851 16 210 210 5750 40259
% 45

17 1796 İREM SU KATMAN 8K 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 290,394 17 219 219 6131 42801
% 48

18 1876 SUDENAZ UYSAL 8K 9 8 6,33 8 2 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 1 5,67 39 23 31,33 283,020 18 228 228 6623 45835
% 51

19 847 AYSU * HOCAYEVA 8K 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 1 3 0,00 9 8 6,33 38 27 28,99 282,013 19 232 232 6690 46240
% 52

20 0 YARENP KORKMAZ 8K 11 6 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 8 12 4,00 35 27 26,00 273,477 20 244 244 7309 49796
% 56

21 1882 YAĞMUR UZEL 8K 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 2 0,33 5 11 1,33 7 4 5,67 36 34 24,66 271,821 21 246 246 7418 50492
% 56

22 1546 İREM * AYKULTELİ 8K 9 9 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 3 13 -1,33 9 8 6,33 40 40 26,67 267,296 22 255 255 7726 52318
% 58

23 1539 ÖZLEMÖ TOKMAK 8K 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 14 1,33 6 14 1,33 41 49 24,65 266,910 23 257 257 7773 52514
% 59

24 1530 TAHA * KARAASLAN 8K 7 10 3,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 4 8 1,33 8 7 5,67 29 41 15,34 246,351 24 292 292 9223 61213
% 68

25 974 ARİF EFE G EBEDEK 8K 5 14 0,33 4 4 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 7 4 5,67 30 35 18,33 240,824 25 298 298 9603 63568
% 71

26 300 İBRAHİM HALİL GEZİ 8K 5 2 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 4 0,67 5 11 1,33 22 27 13,00 234,126 26 309 309 1010166482
% 74

27 1586 ESLEM* ORHAN 8K 0 3 -1,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 1 -0,33 1 1 0,67 0 1 -0,33 12 11 8,34 208,387 27 339 339 1197277676
% 87

28 914 HADİL BRRO 8K 6 14 1,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 204,486 28 343 343 1224479344
% 89

29 931 ALİ FATİH RENKGÖREN8K 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 196,944 29 353 353 1271282595
% 92



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8K

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8L

KATILIMLAR

1 937 NEHİR* YILMAZ 8L 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 20 0 20,00 78 6 76,01 447,129 1 26 26 489 3271
% 3,65

2 1014 YAĞMUR VATAN 8L 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 19 0 19,00 75 11 71,33 437,786 2 29 29 625 4304
% 4,80

3 1787 İBRAHİM GÜRELER 8L 18 0 18,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 7 6,67 19 1 18,67 68 16 62,67 412,075 3 50 50 1101 7945
% 8,86

4 1005 KUTAY* AKTAŞ 8L 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 5 5,33 18 1 17,67 68 13 63,67 397,208 4 69 69 1459 10563
% 12

5 1997 AYŞENUR TAN 8L 18 1 17,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 6 5,00 18 2 17,33 63 19 56,66 393,492 5 74 74 1560 11312
% 13

6 1715 ELİF NAZ Ç KIR 8L 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 17 3 16,00 63 17 57,33 392,489 6 75 75 1581 11512
% 13

7 1558 IRMAK* KARADAYI 8L 17 2 16,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 1 3,67 18 2 17,33 63 10 59,67 389,863 7 77 77 1649 12090
% 13

8 1640 AZRA S ÖZDEMİR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 14 6 12,00 59 19 52,66 365,767 8 111 111 2473 17783
% 20

9 917 HİRANUR ORMAN 8L 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 16 2 15,33 55 21 48,00 352,485 9 123 123 2994 21376
% 24

10 839 ZEYNEP DİREK 8L 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 10 9 7,00 55 22 47,68 348,604 10 127 127 3138 22470
% 25

11 1533 TUANA EMİN 8L 14 6 12,00 9 0 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 4 1,67 15 4 13,67 52 23 44,34 339,265 11 142 142 3548 25279
% 28

12 888 ECRİN* DENİZ 8L 14 2 13,33 6 2 5,33 7 2 6,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 16 1 15,67 46 16 40,66 337,355 12 143 143 3639 25856
% 29

13 417 CEYLİN KAHRAMAN 8L 15 3 14,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 10 6 8,00 46 26 37,34 314,530 13 183 183 4778 33631
% 38

14 970 BEYZANUR ŞANVERDİ 8L 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 13 7 10,67 44 33 33,01 302,750 14 201 201 5418 37982
% 42

15 979 YUSUF* AKDOĞAN 8L 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 12 8 9,33 48 29 38,33 300,712 15 203 203 5522 38725
% 43

16 1759 EYÜP ENSAR CANKURT8L 12 7 9,67 5 5 3,33 4 4 2,67 1 3 0,00 2 1 1,67 13 6 11,00 37 26 28,34 299,872 16 206 206 5569 39068
% 44

17 1661 AYAZ SALİM GÜNALTAY8L 14 4 12,67 4 4 2,67 4 1 3,67 2 8 -0,67 6 5 4,33 7 6 5,00 37 28 27,67 299,283 17 207 207 5607 39301
% 44

18 1819 NURSENA AKBAŞ 8L 9 7 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 12 7 9,67 41 34 29,68 295,436 18 212 212 5817 40789
% 46

19 1818 NOUR * SHAMİ 8L 10 6 8,00 6 1 5,67 6 2 5,33 1 6 -1,00 0 1 -0,33 11 0 11,00 34 16 28,67 291,555 19 214 214 6063 42350
% 47

20 978 BATIN*EGE DALKIRAN 8L 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 12 7 9,67 38 38 25,33 290,381 20 220 220 6133 42809
% 48

21 1681 BİLAL* YAR 8L 13 7 10,67 4 3 3,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 9 1,00 9 8 6,33 39 37 26,66 286,359 21 222 222 6405 44472
% 50

22 1693 CEMİLE ÇOŞKUN 8L 7 10 3,67 5 3 4,00 6 3 5,00 3 5 1,33 5 6 3,00 12 5 10,33 38 32 27,33 284,257 22 225 225 6546 45318
% 51

23 875 DAMLA ILGAR 8L 7 9 4,00 5 4 3,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 1 3 0,00 11 7 8,67 29 27 20,01 261,103 23 268 268 8163 54919
% 61

24 381 YİĞİT* YAVUZ 8L 9 5 7,33 3 3 2,00 5 1 4,67 6 12 2,00 7 12 3,00 30 33 19,00 259,717 24 271 271 8261 55525
% 62

25 1894 YUSUF*ARDA KITAY 8L 6 2 5,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 1 3 0,00 6 9 3,00 8 6 6,00 23 29 13,33 253,645 25 279 279 8692 58107
% 65

26 554 EBUBEKİRİH TİYAROĞLU8L 8 10 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 11 -2,67 12 8 9,33 33 47 17,33 252,882 26 281 281 8741 58428
% 65

27 812 YUSUF* OMAR 8L 8 7 5,67 9 1 8,67 4 3 3,00 2 7 -0,33 1 10 -2,33 8 7 5,67 32 35 20,35 252,457 27 285 285 8779 58598
% 65

28 1714 ELİF * ERYILMAZ 8L 9 7 6,67 3 3 2,00 5 3 4,00 0 3 -1,00 1 2 0,33 6 5 4,33 24 23 16,33 252,457 27 285 285 8779 58598
% 65

29 858 MAHMUT KAR AT Ş 8L 8 10 4,67 8 2 7,33 6 0 6,00 1 0 1,00 0 3 -1,00 4 9 1,00 27 24 19,00 240,017 29 299 299 9655 63909
% 71

30 1856 ÖMER ULUHATUN 8L 5 13 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 8 12 4,00 31 42 17,01 234,190 30 308 308 1009466458
% 74

31 167 AHMET* MİRA 8L 2 3 1,00 4 3 3,00 6 2 5,33 1 0 1,00 6 7 3,67 19 15 14,00 233,608 31 310 310 1013466703
% 74

32 1562 KIVANÇ ÖZTÜRK 8L 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 29 61 8,68 219,945 32 324 324 1113972573
% 81

33 93500 ANIL * TURCALI 8L 4 16 -1,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 29 59 9,33 217,075 33 326 326 1133973776
% 82



8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2370 370 13703 89632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,25 6 3 4,47 5 4 4,07 4 3 2,78 5 6 2,57 11 7 8,31 40 30 30,45 294,420

Okul Ortalaması 12 6 9,78 6 3 5,39 6 3 4,56 5 3 3,84 6 6 3,94 11 6 9,45 46 27 36,96 315,420

SINIF: 8L

KATILIMLAR

34 221 AMİNA* ANSAROVA 8L 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 27 62 6,34 216,816 34 327 327 1135473882
% 82

35 0 EREN C CEBECİ 8L 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 7 10 3,67 23 51 6,01 215,808 35 328 328 1142474326
% 83

36 1855 ÖMER * ŞİMŞEK 8L 4 8 1,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 8 0,33 4 7 1,67 16 38 3,32 209,271 36 338 338 1190877273
% 86

37 1836 MUHAMMED NACİR 8L 5 15 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 207,358 37 340 340 1203778093
% 87

38 1641 KADİRAARDA CANAVAR8L 7 13 2,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 0 6 -2,00 2 12 -2,00 5 15 0,00 20 60 0,01 196,256 38 354 354 1275382829
% 92

39 1301 TOPRAK GÜRBÜZ 8L 2 13 -2,33 1 6 -1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 52 0,67 191,857 39 357 357 1298284556
% 94

40 0 ÇINAR* KOCAOKTAY 8L 0 19 -6,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 3 11 -0,67 14 64 -7,34 174,982 40 364 364 1348288326
% 99
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(370)

9,78 5,39 4,56 3,84 3,94 9,45 36,96 315,420

İlçe
(370)

9,78 (1) 5,39 (1) 4,56 (1) 3,84 (1) 3,94 (1) 9,45 (1) 36,96 (1) 315,420
İl

(13703)
8,10 (60) 4,32 (53) 4,00 (62) 2,77 (64) 2,30 (46) 7,99 (68) 29,48 (63) 291,060

Genel
(89632)

8,25 (276) 4,47 (220) 4,07 (239) 2,78 (230) 2,57 (193) 8,31 (363) 30,45 (346) 294,420
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
4,44 0,00 0,56 1,33 -0,44 -0,67 5,22 147,590

8
(3)

11,67 7,33 5,44 6,89 5,11 13,11 49,55 354,240
8A
(31)

13,79 7,81 6,23 6,22 8,94 15,15 58,14 389,390
8B
(33)

13,49 7,47 6,61 5,97 7,30 13,52 54,36 374,180
8C
(33)

15,61 8,04 6,73 8,32 10,16 15,82 64,68 409,800
8D
(35)

8,63 4,72 3,79 3,11 1,85 7,17 29,27 289,460
8E
(39)

7,79 3,33 3,09 2,71 2,07 6,04 25,03 272,890
8F
(31)

9,24 4,81 4,00 2,49 3,34 8,86 32,74 305,050
8G
(34)

5,85 2,70 3,10 0,85 1,03 5,85 19,38 260,390
8H
(31)

9,01 6,09 4,66 3,19 2,93 8,67 34,55 305,910
8I

(28)
8,42 4,97 3,89 3,35 3,66 8,80 33,09 303,890

8K
(29)

8,94 5,44 4,76 4,89 1,07 7,25 32,35 293,560
8L
(40)

7,97 4,88 4,10 1,91 2,09 8,39 29,34 291,700
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 370 13

BAYRAMPAŞA ilçesinde 370 13 1
İSTANBUL ilinde 13703 915 160 29

Genelde 89632 5674 1309 292 70

DERECELER

Genelde sınava 1309 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 387. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 160 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 64. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,71 0,25 71

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1,42 1,21 47

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,81 0,15 81

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,81 0,14 81

[+] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,51 0,41 51

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1,31 1,19 44

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1,26 0,55 63

[+] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1,07 0,54 54

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,69 0,25 69

[+] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,82 0,13 82

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,01 0,83 51

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,69 0,26 69

[+] Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını
belirler.

1 0,72 0,21 72

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,58 0,35 58

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,74 0,21 74

[+] Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu
hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,29 0,56 64

[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

2 1,26 0,52 63

[+] Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına
yol açan gelişmeleri kavrar.

2 1,23 0,62 61

[+] Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana
gelen gelişmeleri kavrar.

2 1,22 0,54 61

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1,41 0,42 70

[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0,79 0,11 79

[-] Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları
sorgular.

1 0,37 0,50 37

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

1 0,76 0,18 76

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1,18 0,60 59

[-] Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0,29 0,58 29

[-] İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,32 0,53 32

[+] Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,52 0,32 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about regular activities of teenagers.

2 0,98 0,69 49

[-] Students will be able to write a short and simple letter
apologizing and giving reasons for not attending a party in
response to an invitation.

1 0,46 0,32 46

[-] Students will be able to talk about regular activities of
teenagers.

1 0,40 0,42 40

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,65 0,22 65

[+] Students will be able to understand phrases and expressions
about regular activities of teenagers.

1 0,54 0,27 54

[+] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike.

2 1,06 0,68 53

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

1 0,53 0,26 53

[-] Students will be able to write a short and simple paragraph
about regular activities of teenagers.

1 0,35 0,52 35

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,44 0,71 22

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,41 0,62 20

[-] Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b
şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

2 0,71 0,56 35

[-] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0,47 0,53 24

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1,04 0,78 35

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

1 0,21 0,22 21

[-] Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı
yapan çarpanlara örnek verir.

1 0,31 0,24 31

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,29 0,26 29

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,33 0,36 33

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,28 0,33 28

[+] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

1 0,61 0,19 61

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,55 0,46 27

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

1 0,17 0,33 17

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0,58 0,31 58

[-] Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu
konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede
yaşanan mevsimleri tahmin eder.

1 0,44 0,34 44

[+] Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0,68 0,24 68

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,35 0,40 35

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0,68 0,21 68

[+] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0,55 0,29 55

[+] Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda
bulunur.

1 0,56 0,28 56

[+] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak
bu kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,77 0,19 77

[+] Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0,53 0,28 53

[+] DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir
kurala göre dizildiklerini ifade eder.

1 0,57 0,32 57

[-] Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna
etkisini açıklar.

1 0,36 0,39 36

[-] Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0,39 0,43 39

[+] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0,55 0,28 55

[+] Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla
belirlendiğini açıklar.

1 0,72 0,16 72

[+] Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0,54 0,23 54

[+] Rüzgar kavramını açıklar. 1 0,55 0,30 55

[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,56 0,29 56

[+] Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0,65 0,26 65

[+] Hava olayını açıklar. 1 0,76 0,16 76

[+] Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını
açıklar.

1 0,56 0,33 56
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(370)

9,78 5,39 4,56 3,84 3,94 9,45 36,96 315,420

İlçe
(370)

9,78 (1) 5,39 (1) 4,56 (1) 3,84 (1) 3,94 (1) 9,45 (1) 36,96 (1) 315,420
İl

(13703)
8,10 (60) 4,32 (53) 4,00 (62) 2,77 (64) 2,30 (46) 7,99 (68) 29,48 (63) 291,060

Genel
(89632)

8,25 (276) 4,47 (220) 4,07 (239) 2,78 (230) 2,57 (193) 8,31 (363) 30,45 (346) 294,420
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
4,44 0,00 0,56 1,33 -0,44 -0,67 5,22 147,590

8
(3)

11,67 7,33 5,44 6,89 5,11 13,11 49,55 354,240
8A
(31)

13,79 7,81 6,23 6,22 8,94 15,15 58,14 389,390
8B
(33)

13,49 7,47 6,61 5,97 7,30 13,52 54,36 374,180
8C
(33)

15,61 8,04 6,73 8,32 10,16 15,82 64,68 409,800
8D
(35)

8,63 4,72 3,79 3,11 1,85 7,17 29,27 289,460
8E
(39)

7,79 3,33 3,09 2,71 2,07 6,04 25,03 272,890
8F
(31)

9,24 4,81 4,00 2,49 3,34 8,86 32,74 305,050
8G
(34)

5,85 2,70 3,10 0,85 1,03 5,85 19,38 260,390
8H
(31)

9,01 6,09 4,66 3,19 2,93 8,67 34,55 305,910
8I

(28)
8,42 4,97 3,89 3,35 3,66 8,80 33,09 303,890

8K
(29)

8,94 5,44 4,76 4,89 1,07 7,25 32,35 293,560
8L
(40)

7,97 4,88 4,10 1,91 2,09 8,39 29,34 291,700
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 370 13

BAYRAMPAŞA ilçesinde 370 13 1
İSTANBUL ilinde 13703 915 160 29

Genelde 89632 5674 1309 292 70

DERECELER

Genelde sınava 1309 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 387. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 160 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 64. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 0 0 0,00 0 5,22 36,96 30,44

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SU BAŞIŞIK 1705  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,972 294,420 1 315 315 10459 68639

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 4,44 9,78 8,25

Tarih 10 2 5 0,33 3 0,00 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 0,56 4,56 4,07

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,33 3,84 2,78

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 -0,44 3,94 2,57

Fen 20 3 11 -0,67 -3 -0,67 9,45 8,31

Toplam: 90 24 39 11,00 12 5,22 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  CABA  aBBbaB cdACBc

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR)  d cc BDbd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)  da BC b d

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dA  DdBDDc

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) abdcD bAd  c  b a  c

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN)  Abcd  Bba bdb cdD d

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER * ÇOBAN 1761  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,791 294,420 2 332 332 11572 75209

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 4,44 9,78 8,25

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 0,00 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 0,56 4,56 4,07

Fen 20 1 7 -1,33 -7 -0,67 9,45 8,31

Toplam: 90 12 22 4,67 5 5,22 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DaCAcBaBbaBBa   Bcb 

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCacAada d

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) A         

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sayısal (FEN) abcccabA            

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
K A GÜLEZ 1560 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,501 294,420 2 122 122 2993 21373

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,67 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,89 3,84 2,78

Matematik 20 3 3 2,00 10 5,11 3,94 2,57

Fen 20 16 3 15,00 75 13,11 9,45 8,31

Toplam: 90 56 19 49,67 55 49,56 36,96 30,44

Sözel (TÜR) aCdBcdBDBBaCBDaAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) aBDBDABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AbdDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aAdBDABcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)     D  A B   dc    d

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBa CCAbBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM* KÖS 1921 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,304 294,420 3 213 213 5873 41229

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 11,67 9,78 8,25

Tarih 10 5 1 4,67 47 7,33 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,44 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,89 3,84 2,78

Matematik 20 8 4 6,67 33 5,11 3,94 2,57

Fen 20 10 6 8,00 40 13,11 9,45 8,31

Toplam: 90 40 27 31,00 34 49,56 36,96 30,44

Sözel (TÜR) a  Acdcc  BBaBA BAdc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) aCD  DB  B

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbcbd  dA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcaAbBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)   d   abb BCAADD B C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) C cdD DACa  daBCBAAc

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİK İL EFE ÖZK N 1915 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,922 294,420 1 40 40 993 7307

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 3 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,67 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,33 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,44 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,89 3,84 2,78

Matematik 20 9 7 6,67 33 5,11 3,94 2,57

Fen 20 17 2 16,33 82 13,11 9,45 8,31

Toplam: 90 72 12 68,00 76 49,56 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) A aDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BdD AACaB DcdaaCb 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCB BDbCCADBDBDAa

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SULT NOĞLU 1519 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,986 294,420 19 95 95 2089 15185

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 63 18 57,00 63 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) bCcBAcdaBBaCBDBAACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBcABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bAaBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaB D b b    Bc  CCd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE HÜMA ÖZER 1508 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,830 294,420 30 243 243 7286 49641

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 2 6 0,00 0 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 4 7 1,67 8 8,94 3,94 2,57

Fen 20 9 6 7,00 35 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 35 36 23,00 26 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcc aCaBBaBdbdACc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) ddDB DB BB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) dBbBaaDdCc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) cb Bbad dC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) B   bdd bc b ADD   d

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) Cdb   DACCabBC a AAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU NİSA KUZU 1147 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,766 294,420 31 302 302 9824 64878

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,81 5,39 4,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 4 7 1,67 8 8,94 3,94 2,57

Fen 20 6 14 1,33 7 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 26 43 11,67 13 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAA aadaBBaa AdcCb

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCaacDBbca

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (İNG) dbcBAcdbAa

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) c bB  c A cdbc DA   

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) dbadDcccbCabBCdbBdAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU BİÇER 1151 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,029 294,420 14 68 68 1440 10394

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,94 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 66 17 60,33 67 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBbCBBDBdABACb

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBcBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDaCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AbcBAccCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) cCC ac DA B  cDD  CC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CbDBDBDACCbDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK KORKMAZ 1206 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,699 294,420 4 14 14 248 1599

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 18 1 17,67 88 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 82 7 79,67 89 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBCCBBDaAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDddA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCdDABDABBCAA DABCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCdAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE U GÜRBÜZ 1108 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,714 294,420 7 24 24 369 2322

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 81 6 79,00 88 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBaBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDcB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCdDABb BBCdA D BCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EFE KPINAR 1702 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,897 294,420 3 6 6 150 917

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,94 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 84 5 82,33 91 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAcBDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddDBC DBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaBADDAACBBADBADdCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK* KAHRAMAN 1903 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,045 294,420 16 76 76 1644 12051

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 11 2 10,33 52 8,94 3,94 2,57

Fen 20 15 4 13,67 68 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 65 16 59,67 66 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBbCBBaBAbBACb

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) cBDBCBD dc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dCC D     BCAADD BaC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADcDdbACbDDBC CBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU MİRAY ALVER 1709 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,641 294,420 8 25 25 437 2825

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,94 3,94 2,57

Fen 20 17 2 16,33 82 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 80 9 77,00 86 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBcABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADaDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDaCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCadDABDABBCAADDABad

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDAdd DBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF D KELEŞ 957 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,649 294,420 24 146 146 3676 26054

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 3 9 0,00 0 8,94 3,94 2,57

Fen 20 16 2 15,33 77 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 48 26 39,33 44 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAca BBaCBDBAACBc

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBaA  Cd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) A CaBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) abada Bc d

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b   DbAc B b adc b d

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAdBCBCBD CCADBDa AC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DİLA ONAT 1893 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,725 294,420 2 4 4 94 604

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,94 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 86 4 84,67 94 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBCCBBDaAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAd

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCdDABDABBCAADDABCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MASAL KARA 1142 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,287 294,420 10 31 31 746 5246

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 74 15 69,00 77 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCAdAABDBBabBaBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDdBDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdbBCdDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bAdBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) dCBADDAACBBADBADdC B

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDcC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖNCEL 1096 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,323 294,420 13 63 63 1367 9958

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,94 3,94 2,57

Fen 20 16 3 15,00 75 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 63 20 56,33 63 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCABAAaaBBCCBDcAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBcBDABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AadDcCB BA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) abdBcAcc A

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCBADDbACBB   ADdC B

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBaDCbAaBD DAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN * ÇALIŞKAN 1130 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,972 294,420 15 72 72 1524 11006

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,94 3,94 2,57

Fen 20 18 1 17,67 88 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 64 18 58,00 64 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAdBDBBCbBDaAACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) aBDccABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACdcABDDd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C   DDcACBc   A BCbd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDbCCADBDBD C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SARE YAVUZ 1967 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,742 294,420 17 84 84 1753 12725

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,94 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 62 16 56,67 63 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAcBDBBCaBDBdACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) daDBcABDC 

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) Add cCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CC  DbAA        dCCd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAAaCBCBbbCCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM* ERCAN 1190 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,655 294,420 28 165 165 4150 29264

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 6 6 4,00 20 8,94 3,94 2,57

Fen 20 10 8 7,33 37 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 49 29 39,33 44 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) bCdBA BDBBCbBDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BaDBcAdDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AaCDBCaDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bca cABcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) dCB DbA b     c BCbd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAbBCdCBbaCaADdDdD  

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AKICI 1550 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,025 294,420 25 149 149 3741 26519

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 3 2 2,33 23 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 3 4 1,67 8 8,94 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 51 19 44,67 50 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  CbcbdBDBBaCBD AACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBcABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) C   cAB  b

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b B b b CBd         

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAAcadCBDDCCADBDdDca

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN* GÜNEŞ 1234 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,118 294,420 11 42 42 1020 7451

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,94 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 73 11 69,33 77 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCbBAABcBBCaBDdAACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACaDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C   DDAACB  DBADdCb 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADcDdDAa

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN*EMİR ÇAKIR 1170 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
483,157 294,420 1 3 3 79 500

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 87 3 86,00 96 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCBDAcDABBCAADDbBCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBbBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN EKSER 1801 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,393 294,420 29 178 178 4621 32563

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 1 1 0,67 3 8,94 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 42 27 33,00 37 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  CABAbaDBBaCcDaAACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBaAdD  

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AadbBbacBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CdbBcdacbA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)     D b             

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAdcCBCBDaCCADBDBDdC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT K AR SLAN 1144 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,263 294,420 18 89 89 1985 14428

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 12 4 10,67 53 8,94 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 64 21 57,00 63 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DcCAcBDBCaBBbBc dddc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDad

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABcBCBDaCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dDcBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCcD BDA cbAA D BaC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) bADBDBDAaCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BABAR 1153 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,022 294,420 23 138 138 3463 24723

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 6 8 3,33 17 8,94 3,94 2,57

Fen 20 12 4 10,67 53 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 54 26 45,33 50 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABbBaaBBaBAABdCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) cCDBADBDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABaBCdDabA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AccBAbBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dCCd  c b B dbbDAc C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CbD DBDbCd a C CBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MAMUR 1213 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,310 294,420 22 118 118 2888 20547

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 4 11 0,33 2 8,94 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 56 29 46,33 51 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCABcABcBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDAaDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dadaBCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) abCBcABccA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) ba cDcdd BdbcBba C  

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBaDCCAbBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR KAY RA HAZAR 1526 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,427 294,420 26 150 150 3767 26726

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 7 7 4,67 23 8,94 3,94 2,57

Fen 20 13 7 10,67 53 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 53 30 43,00 48 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCdcaDBaaBBbBA BACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABcBCdbbaA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) cbcBADBdAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dd   dB ABBbAcbD B b

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CdDdDcDACCbDBaBdBAAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP FİDAN 104 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,773 294,420 20 107 107 2398 17272

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 6 3 5,00 25 8,94 3,94 2,57

Fen 20 16 2 15,33 77 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 58 18 52,00 58 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) a CAABDdbCBBDBAABdCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) aCDBdDBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) dBDdCcadCc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) a C b cDA  C   D B  

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CAD*DBDACCD BCBCaAA 

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU YAKIŞIR 896 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,256 294,420 27 153 153 3817 27118

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 10 4 8,67 43 8,94 3,94 2,57

Fen 20 11 5 9,33 47 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 50 25 41,67 46 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCAdbABbB abaDB ACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBD DABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)  CdaBCBbBd

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dAdBbABcb 

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) ba  aDA CBB  c DBCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAddCB B DC ADBDaD d

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN NİSA GÜLER 1600 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,199 294,420 21 110 110 2458 17677

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 8 7 5,67 28 8,94 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 61 24 53,00 59 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAdaDBbCcBDBAbBACa

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBAbBDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbdCBDaCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBADBCAd

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dCbBadBbA  C A Ddc C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDBDACdDbBCBCaAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERŞAHİN 1486 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,386 294,420 6 23 23 361 2273

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,94 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 82 6 80,00 89 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBAbBdCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCC DdcDcBBCAADDAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACdDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EFE KOL 1141 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,339 294,420 9 30 30 713 4954

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 12 6 10,00 50 8,94 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 77 11 73,33 81 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAcBDBBaCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdCDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCBbDDAdCBdA  bDdCCd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDdCADBcBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Z AZRA DERE 1102 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,999 294,420 5 22 22 348 2206

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,94 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 81 9 78,00 87 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBCCBBadAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDddb

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCdDABDABBCAbDDABdC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZLÜ 810 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,368 294,420 12 46 46 1073 7730

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 31 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,79 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,81 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,23 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,22 3,84 2,78

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,94 3,94 2,57

Fen 20 17 1 16,67 83 15,15 9,45 8,31

Toplam: 90 70 12 66,00 73 58,12 36,96 30,44

Sözel (TÜR) abABc BaBBCCBDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dd DBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDbA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BAD AACBdADB D CbB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAA  BCBDDCCADBbBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET* AYDEMİR 1644 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,726 294,420 30 252 252 7613 51729

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 2 2 1,33 7 7,30 3,94 2,57

Fen 20 7 10 3,67 18 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 37 34 25,67 29 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) bbcBbdBaBBCacDdAcCBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDcaABadB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdbBCBaBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) adCdDABDcb

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)     Dab       A     

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) bAdBa CdbaC ADcD bcd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜL 220 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,884 294,420 22 112 112 2518 18017

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,30 3,94 2,57

Fen 20 15 5 13,33 67 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 60 20 53,33 59 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABD CaBBaBcdBACc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBdDBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDdCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBADBaAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) aCCcD     aCAc D   C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CbDdDBDACCbDdCBCdAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KARAMAN 1785 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,701 294,420 16 87 87 1851 13430

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 61 21 54,00 60 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBaaBBDBAABdCa

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBadd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCcbCdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) Ab BAbBdAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCcDA  b BCAc D   C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDBDACCbaBCBaBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEYZA ŞEN 1282 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,135 294,420 7 34 34 807 5808

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 13 4 11,67 58 7,30 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 72 15 67,00 74 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABaBBCaBDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dcDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdCDBCdDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACBcABcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BADDAAbaBbDB  dCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDAd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 410 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,325 294,420 21 104 104 2372 17128

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 3 2 2,33 23 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,30 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 57 14 52,33 58 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABcBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACCDBCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aAC   B c 

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)     D cA   b  A c   

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAAdCBCBabCCAcBcdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN* BİLGİN 752 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,164 294,420 2 7 7 186 1218

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 14 1 13,67 68 7,30 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 83 1 82,67 92 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AC DBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCB D AACB ADBAD Cb 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU * GÜN 1680 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,936 294,420 20 96 96 2157 15701

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 14 5 12,33 62 7,30 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 62 27 53,00 59 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) *aCAAcDaCCBBa*AABdCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCcBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDCdc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBdcBdAd

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCaaA DAaBCAAaDABaC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) adDdaBDACCbcBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK* ABİK 1387 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,654 294,420 19 93 93 2071 15046

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 9 4 7,67 38 7,30 3,94 2,57

Fen 20 15 5 13,33 67 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 62 20 55,33 61 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABD CaBBaBAdBACa

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBdDBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABaBCBDdCc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBADBaAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BaCcDA    aCAc DA  C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CbDdDBDACCbDdCBCdAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK* CANKURT 1341 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,512 294,420 32 272 272 8411 56443

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 3 4,00 20 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 0 1 -0,33 -3 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 5 4 3,67 18 7,30 3,94 2,57

Fen 20 7 6 5,00 25 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 25 20 18,33 20 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) c AB c DBBa         

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BabBDABcCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) c         

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) b a D    A

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b   D cA      A cCaB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAddCB d b   DB  aAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA* SOLAK 1334 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,106 294,420 8 36 36 867 6239

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 0 16,00 80 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 73 6 71,00 79 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABbABDBBCCBDcAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACCDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)   B D dACBBAD A daC 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBD  CADBDB  C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN* ÇEL Bİ 1303 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,512 294,420 26 193 193 5164 36173

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 3 4 1,67 8 7,30 3,94 2,57

Fen 20 7 6 5,00 25 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 43 22 35,67 40 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABbABaBcC BDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dcDBcABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdC aCa BA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACBcAB  A

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) a   b A    b  Ab C  

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN)  Ac aBCB   bAD Ddcd 

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDAU ESEN 1415 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,960 294,420 25 167 167 4240 29867

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,30 3,94 2,57

Fen 20 13 6 11,00 55 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 49 26 40,33 45 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCcBbA DBcaCBDBAdCBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBcdcABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) Ab DBC cBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dACBbcBDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) bC cDDc        cdb  

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABaBCBcaCbAaBDdD C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN* ŞİRİN 1358 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,734 294,420 4 15 15 259 1673

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 14 1 13,67 68 7,30 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 82 3 81,00 90 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBAbBACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)  CCB ABDc BCAADD B C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA * TÜMER 1275 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,952 294,420 31 260 260 7895 53315

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 3 4 1,67 8 7,30 3,94 2,57

Fen 20 8 9 5,00 25 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 33 37 20,67 23 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DcaAcBDBCaBdDadbBAdb

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCaabc bdB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) AB dCBDdCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dDc bDB ba

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)     bA  b    ADb   a

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) ab dDcDAbd aBCB BdAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ACAR 1394 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,068 294,420 28 204 204 5556 38997

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 4 2 3,33 17 7,30 3,94 2,57

Fen 20 6 3 5,00 25 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 36 20 29,33 33 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  CAdAAB BBCCcDBcACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBaBcAaDCa

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AaaDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) a   c    d

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)     D  AC       dCb 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN)  AA  BCd  CbAa      

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL*SENA ŞENTÜRK 1294 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,804 294,420 3 9 9 194 1301

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,30 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 84 6 82,00 91 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACCDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDbBDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CdBADbAACBBADBAaBCbB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN* SAYIN 1291 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,564 294,420 9 37 37 934 6765

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 12 2 11,33 57 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 72 10 68,67 76 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBD CCBBDBA BACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCaDaCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AbDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCd A DAaBCAA D B  

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDBbAbCDbBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN*EFE ÇETİN 1425 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
458,070 294,420 5 21 21 345 2201

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 82 8 79,33 88 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCaBBaBcABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABcBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCBDABDABBCAADDABCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDAbCbaBCBCaAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİ LEMİR ERDEM 1384 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,869 294,420 27 194 194 5212 36439

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 1 0 1,00 5 7,30 3,94 2,57

Fen 20 15 1 14,67 73 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 41 17 35,33 39 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) caCAA DBbCc adc BAbc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BdcBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABaBCBDddA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG)    a   CAa

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)      A              

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACC D C CBAd 

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL* ALANYURT 1401 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,327 294,420 11 47 47 1074 7736

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 10 5 8,33 42 7,30 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 68 17 62,33 69 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) bCABAABDBBCCBDdcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddDBCBaBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACaacacDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CdBADc A B AD Aac Cc

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA* İNAN 1332 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,472 294,420 1 5 5 140 869

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 18 1 17,67 88 7,30 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 85 4 83,67 93 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCacBDBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCBDABDABBCAdDDAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA EROĞLU 1344 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,792 294,420 17 88 88 1882 13643

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 7 3 6,00 30 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 3 15,00 75 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 64 14 59,33 66 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCAdAbBDBcCC DdAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBaBDABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) bCaDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) d d D   CB    ADaCC 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAdBCBCcDDCCADBDaD C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK * YAŞIRTU 1395 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,444 294,420 15 70 70 1490 10710

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 7 5 5,33 27 7,30 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 68 14 63,33 70 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCcBAABDBBCCBDccACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACCDcCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) Cda D AdCcdA B   C  

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDdCADBDdbAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ER 1368 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,043 294,420 18 91 91 2028 14713

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 9 4 7,67 38 7,30 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 62 17 56,33 63 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDaCCBBDcA BACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBcDBDB 

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) AB BCcb CA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AbDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)  CCdDA Dbaa A DD   C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADaDBabbCDbBCBCaAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRANNURE DİNİ 1224 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,031 294,420 29 251 251 7587 51604

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 13,49 9,78 8,25

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 1 3 0,00 0 7,30 3,94 2,57

Fen 20 10 4 8,67 43 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 25 17 19,33 21 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  C B  c BB  BDBcAacD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (DİN)  dC cbBc A

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) d      DcA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) ab  b         A     

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABaBCBabCC      dC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH METE HANGÜL 1372 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,490 294,420 14 59 59 1331 9731

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,30 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 68 13 63,67 71 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAAcDBCCBBDacbaACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCcDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBdDcCAa

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BaC   B ABaC cbD    

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA * KARAKULAK 1258 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,133 294,420 33 287 287 8875 59182

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 3 1 2,67 13 7,30 3,94 2,57

Fen 20 8 11 4,33 22 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 30 37 17,67 20 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) aBdAccDaaacBad ABcaD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) aCDBAacDaB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) dBaBCaDdCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) d    c bda

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)      A       AaD    

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) dcDdDcDAbCabdC dcdAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YUSUF MELEKENOĞL 1930 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,877 294,420 23 124 124 3022 21555

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 7,30 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 57 18 51,00 57 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBbaBBbBAABAbD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABcdCBD b 

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)   b     bca  cb    C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CcDBDBaACCaDBCBCaAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN*ELİF YILMAZ 895 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,201 294,420 13 57 57 1291 9452

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,30 3,94 2,57

Fen 20 17 2 16,33 82 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 69 7 66,67 74 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBCCBBaBcABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDC A

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)     D   A BC dcD   C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCbDBCBC dAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÇELİK 889 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,473 294,420 10 45 45 1069 7717

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 10 2 9,33 47 7,30 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 68 14 63,33 70 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cBCAABDBaCBBDBdABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCcBAbBDaB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBbdDCbA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AbDBbDBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) B Cc A  AB CA bDA  C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ* TUNCA 1251 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,188 294,420 6 32 32 773 5537

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 10 4 8,67 43 7,30 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 72 11 68,33 76 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACaDBCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bbC cABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) dC AaDAACB   dA  CaB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) bAABCBCBDDCCADcDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASMİNA TUNALI 1361 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,277 294,420 24 132 132 3276 23434

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,30 3,94 2,57

Fen 20 14 5 12,33 62 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 56 20 49,33 55 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAdBD a cBaddABACc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) cCDBADB BB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) AB BCBDCbc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) bDDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) B CcDA   BadAA c    

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADaDB ACCbaBCBCadAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT* KARACA 1380 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,354 294,420 12 53 53 1229 8926

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,49 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,47 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,97 3,84 2,78

Matematik 20 16 2 15,33 77 7,30 3,94 2,57

Fen 20 15 5 13,33 67 13,52 9,45 8,31

Toplam: 90 70 18 64,00 71 54,34 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAdBaBcbaBDBdACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBDbBDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AaCDBCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDb

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BADDAAdBBA BADcCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) bAdBCBCBabCCADBDaDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA GÖREN 1447 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,281 294,420 26 105 105 2374 17137

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 10 10 6,67 33 10,16 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 62 26 53,33 59 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) aBCAAaDB aBBaBA dACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBcBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDCCc

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dDcBADBCba

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) abCBbbdbcdBCAAcDABbC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdcBaACCDaBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET* ÇELİK 1487 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,748 294,420 33 164 164 4145 29236

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 5 1 4,67 47 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,16 3,94 2,57

Fen 20 11 6 9,00 45 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 50 25 41,67 46 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABdAcaB  CBDccACcc

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) B  BD  DCa

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdaDBCBD d

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDcBD A

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaB DDAbCBa*b cD C a

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAAcCBa D C AbcDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET* ESER 1711 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,631 294,420 16 48 48 1089 7846

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 1 16,67 83 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 69 12 65,00 72 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCdBbABDBBCC DBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBaBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) A dDcCBDBc

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C B DDAcCB  DBdDdbC 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABC CBDDCCADaDBD C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT NAZLI 1111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,980 294,420 31 154 154 3829 27203

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,16 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 55 23 47,33 53 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DdCA BDBaa  b d BAb 

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBcBa

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABD CBDa A

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dCbaDAcbAcBCAc   Bb 

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDAaCbDcCaCBdbD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MİNEL ÇELİK 1446 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,180 294,420 22 81 81 1704 12420

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 64 15 59,00 66 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDdAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) aBDBDAcDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdDdCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b B Dbd  a  b    d c

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDdCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN* YILDIZ 1490 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,530 294,420 15 44 44 1066 7705

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 11 3 10,00 50 10,16 3,94 2,57

Fen 20 16 3 15,00 75 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 70 12 66,00 73 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDabABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADaDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDdd 

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) d  ab BDAB CAA DAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) dADBDBDACdDDBC dBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA*NUR ÖZTAN 1476 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,166 294,420 18 58 58 1315 9625

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 11 3 10,00 50 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 69 15 64,00 71 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBaCBcaAACac

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDcDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AbaDdCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbBADDAACBBbbB      

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDcCCADBbBDAb

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN  * KARAKAŞ 1498 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,522 294,420 14 41 41 1009 7378

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 72 13 67,67 75 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DaCAABDBCCBBaBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCcDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBbDBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BaCdD BcABaC  cD B C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CdDBDBDcCdDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN* DAĞIDIR 347 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,686 294,420 3 10 10 197 1310

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 19 0 19,00 95 10,16 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 82 6 80,00 89 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDaAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCD ADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDddA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCBDABDABBCAADDAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACdDDBCBdBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA * AKDEMİR 1471 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,632 294,420 12 27 27 496 3327

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 15 2 14,33 72 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 78 9 75,00 83 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBaBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDcd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDCCb

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCB AcbA BCAADDAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDaBCBdBAAc

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE  * MOLLA 1460 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,611 294,420 24 86 86 1824 13209

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 9 4 7,67 38 10,16 3,94 2,57

Fen 20 15 4 13,67 68 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 64 17 58,33 65 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAAaaBCCBBDBAbdACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBcDccBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCdD bA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)        bbBBCAADbABbC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) dADBbBDACdcDBC CBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN* ATILGAN 1454 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
467,095 294,420 5 12 12 229 1496

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 18 0 18,00 90 10,16 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 82 6 80,00 89 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAAaDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BADDAACBBADB DBCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABdBCBDDdCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA  * KISMET 1477 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,116 294,420 7 16 16 281 1802

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 15 2 14,33 72 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 81 6 79,00 88 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCcDCdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCCdDAB A BCAAcDAB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADaDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUNA ÇEKER 1995 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,467 294,420 9 18 18 308 1913

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 14 0 14,00 70 10,16 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 81 3 80,00 89 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACCDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACaDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C B DD ACB AD  DBCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAAaCBCBDDCCADBDBDAa

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * KAHRAMAN 1124 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,468 294,420 17 56 56 1284 9405

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 7 8 4,33 22 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 70 15 65,00 72 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAAaDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbadaaAbC c    DdCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABdBCBDDdCbDBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR DEMİRKAN 1451 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,941 294,420 23 82 82 1712 12479

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 8 6 6,00 30 10,16 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 66 17 60,33 67 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DaCAAcDBCCBBDBAbBAC 

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDdCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dDcBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BaCdD B bBa   cDcB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CdDaDBDACdDDBCBdBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR KIRNAPCI 1438 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,208 294,420 30 151 151 3779 26798

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 9 3 8,00 40 10,16 3,94 2,57

Fen 20 10 9 7,00 35 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 51 29 41,33 46 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCABccBDBBaCBDacACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBcAcDdB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdcdCBDBd

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) bACBcABc d

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) d  ADDAAC  Ab    CCa

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAAcCBCBa ddAcdDaDcC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL* YENİAY 1453 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,408 294,420 10 19 19 310 1915

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 80 9 77,00 86 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdCDBCdbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDbA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C BADcAACBcADBADdCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HMET*ERDE Ç LIŞK N 1923 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
489,264 294,420 1 1 1 32 215

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,16 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AbaDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbBADDAACBBADBADBCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL* KARABULUT 7 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,131 294,420 25 90 90 2020 14683

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 9 6 7,00 35 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 63 21 56,00 62 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAcBDBaCBBDBcbddCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADB BB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDadA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBADBCda

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)    dbb D aBCAAcDABbC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDcaACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM * BIYIKLI 1667 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
466,776 294,420 6 13 13 233 1515

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 16 1 15,67 78 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 81 6 79,00 88 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCBBDBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDaB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCBDCdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBbDBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) d CBD B ABBCAADDABCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADdDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK* EREN 1413 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,191 294,420 21 71 71 1497 10765

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 10 4 8,67 43 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 66 18 60,00 67 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAcBaBBaaBbBAACBa

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBcBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) cCCDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aAdBDABcDd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbBADDAACB    b  daB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT Ç ÇAY 1473 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,910 294,420 13 38 38 967 7024

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 10 2 9,33 47 10,16 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 73 9 70,00 78 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) adABbABDdBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACaDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C B D     BADB DdCaB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCcCBDDCCADBDBDdC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZ 1480 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,280 294,420 11 20 20 325 2014

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 14 1 13,67 68 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 80 5 78,33 87 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BaDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) bdCDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCBADDAACBB     BCCd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDBDbC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN YAĞCI 1497 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,207 294,420 19 64 64 1373 9988

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 1 16,67 83 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 67 18 61,00 68 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) aaCAABDBCCBBDBcbdACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCcBbcBcBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCcDCdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCbBDABDA   AcbDdBbC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) C DBDB ACCbDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇYİĞİT ŞENTEPE 1823 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,882 294,420 27 117 117 2825 20120

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 6 11 2,33 12 10,16 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 61 26 52,33 58 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCAdAdBaBBaCBDBAACaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBcABDCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaBbDDc Ca bccca Cbd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABaBCBaDCCADcDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA * AYATA 1482 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,472 294,420 8 17 17 293 1846

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,16 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 81 8 78,33 87 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCAdbABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BB BDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dddDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCBADDAACBBcDBADBCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDdCbDBDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF KARAKOÇ 1925 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
470,700 294,420 2 8 8 188 1238

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,16 3,94 2,57

Fen 20 19 1 18,67 93 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 84 5 82,33 91 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABDBBCCBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACaDBCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaB DDAACBBAbBADdCCB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCADBDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA * SÜRMELİ 1938 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,593 294,420 4 11 11 201 1324

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,16 3,94 2,57

Fen 20 20 0 20,00 100 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 83 7 80,67 90 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABDBCCaBDBAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABcBCBDbaA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BCbdDABDABBCAADDABbC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ* ALTINTEPE 1927 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,400 294,420 32 156 156 3852 27373

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 3 4 1,67 8 10,16 3,94 2,57

Fen 20 13 7 10,67 53 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 50 25 41,67 46 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAd DBCaBBaBA BACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) cCDcADBcBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDaaBDdbA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBbDdCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)      c cb     DD  aC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) aADdDBDAaCDadCcaBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT*EFE GÜNKAYA 1485 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,080 294,420 20 65 65 1376 10012

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 7 1 6,67 67 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,16 3,94 2,57

Fen 20 16 4 14,67 73 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 65 12 61,00 68 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR)  CAdbABDBB CBDB ACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) B DBD aDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) A d BCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbB DD  C BADB DdC B

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABdBCBDDdCcDBDBDdC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ IRMAK 1429 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,330 294,420 29 147 147 3689 26143

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 7 5 5,33 27 10,16 3,94 2,57

Fen 20 12 8 9,33 47 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 53 29 43,33 48 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cBdAABbBCaBcDaAABACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCDBdcdDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBbCdd

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADaCca

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) cCCcDcBDA   d cD    

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) acDdDccAbCDDdCdCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR TİRYAKİ 675 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,353 294,420 28 129 129 3236 23120

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 33 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,61 9,78 8,25

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,04 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,73 4,56 4,07

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,32 3,84 2,78

Matematik 20 7 7 4,67 23 10,16 3,94 2,57

Fen 20 17 3 16,00 80 15,82 9,45 8,31

Toplam: 90 54 29 44,33 49 64,68 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCddddBaBBaCBDdcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BB dDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AdaDBCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) abaBcbBcDd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CbB DcA CBa   bbdCb 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAABCBCBDDCCAacDdDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KALAYCI 854 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,320 294,420 25 274 274 8493 56938

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,85 3,94 2,57

Fen 20 6 2 5,33 27 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 27 23 19,33 21 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DcbAc DBdaBBDaA     

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BbDdAaB dd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABa CBDCbd

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) A         

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) dbaccb     C   D   b

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CbDBDB  bC          

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT ÖZEREN 284 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,885 294,420 8 160 160 4019 28506

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,85 3,94 2,57

Fen 20 11 5 9,33 47 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 52 22 44,67 50 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCABbcB BBa BDBcACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) aBbBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)  C DBCcDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG)  AbBDABDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b a DD  Cacb   DadCc

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) bAABb CB  CbADdD DbC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AS * UZUN 1602 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,827 294,420 35 366 366 13500 88421

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,85 3,94 2,57

Fen 20 2 18 -4,00 -20 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) baCdcdbddbddDBbddAdc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dbadbDcDBd

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ddbBbdDbdA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dbcdbDBbcd

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) BdbdDbdDbddCbbbDbdbd

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) bbDdbdbcbdbbdbdbddbD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI * AKTAŞ 1207 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,481 294,420 5 119 119 2919 20794

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,85 3,94 2,57

Fen 20 13 6 11,00 55 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 56 20 49,33 55 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cdAB AB BBC BDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BcbBbABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)  CCDaCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CbCBDbBcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) C B aacA B     bBCa 

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAABCBCcb CCADaDaDAd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL FIRAT 1478 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,541 294,420 15 192 192 5162 36160

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,85 3,94 2,57

Fen 20 11 8 8,33 42 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 47 30 37,00 41 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cdABbAB BBCdBDaAbCBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BcbBbABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)   CDaCBDBb

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CbCBDbBcDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) bCdbaD         acaCc

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAABbBCcb CCADaDaD*d

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN POY AZ 42 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,948 294,420 13 176 176 4595 32346

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,85 3,94 2,57

Fen 20 11 5 9,33 47 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 45 27 36,00 40 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAAaDBCCBBaBAAaAdc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BdDBAbBbcB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABbBCcDbbb

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBA     

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) aba    a    dADa dCC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) abD DcDA CDDd  CBAAc

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY EROĞLU 763 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,749 294,420 20 233 233 6703 46332

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,85 3,94 2,57

Fen 20 11 6 9,00 45 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 34 37 21,67 24 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) D CA BDaCCBBbBd dACc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dbcdcDcDcB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) dBbBCBDdbd

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) dbcBbcab b

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) c d   Bb  a    Dc  a

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) Cc dDcDA da BCBCBAAc

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANDAN 1092 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,892 294,420 26 288 288 8966 59747

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 1,85 3,94 2,57

Fen 20 3 9 0,00 0 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 29 27 20,00 22 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DbABAAB Bc  c BAAC c

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BcDBcAaDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AbaDBC  BA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) Cdb a B   

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT)    bcc    d      a c

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAdaa    a  Aa Ddc d

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL* VURAL 765 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,815 294,420 14 177 177 4601 32393

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,85 3,94 2,57

Fen 20 12 4 10,67 53 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 46 25 37,67 42 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cBCAAaDBCCBBaBAAaAdc

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BdDBAbBbcB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) cBbBCcDbbb

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADcBADBCAa

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) a      a     A b   C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) dbD DcDA CDDd  CBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MİNE ÖZATA 1229 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,095 294,420 22 241 241 7045 48226

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 1,85 3,94 2,57

Fen 20 10 9 7,00 35 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 39 42 25,00 28 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCcBAbaDBdaCaDBAdCBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BcDBDAdaCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dbda CBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) dAdcD BDbd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) ab cDcAbda dbB  c  c

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAABdBCBDadbA cDdbdC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU TOTUŞ 1716 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,569 294,420 4 102 102 2358 17062

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 4 4 2,67 13 1,85 3,94 2,57

Fen 20 18 2 17,33 87 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 60 16 54,67 61 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DaCAABDBbCBBaBc BAdD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BdaBADBDc 

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBCBDddA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBCAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) a b     A    ccDA  C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDAbCbDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİ* AAN DEMİR 1739 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,613 294,420 9 161 161 4041 28598

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,85 3,94 2,57

Fen 20 14 6 12,00 60 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 50 30 40,00 44 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cdbBbABaBBCCBDaAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) BcbBbABDdB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AbbDcCBbBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CbCBDbacDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCdbaDA          aba

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAABCBCcbDbCADBDaDAd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMV ÖZTÜRK 1750 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,043 294,420 2 39 39 989 7289

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 10 3 9,00 45 1,85 3,94 2,57

Fen 20 17 1 16,67 83 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 70 11 66,33 74 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAAdDBCCBBDBAbBACD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBAaBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABaBCBDddA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBdAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)   CBb dD  BCAA DcB C

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CADBDBDACC bBCBCBAA 

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN*GÜND ÜZ 835 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,938 294,420 24 269 269 8180 54992

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 6 9 3,00 15 1,85 3,94 2,57

Fen 20 9 11 5,33 27 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 36 43 21,67 24 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) adCAA D daBaaadb AC 

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCa cbd Bc

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) cBDaacbdac

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) ADDBADBdAC

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) c aBD c bc dAcDDb dC

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CdDaDdcACCbDBacdcdAb

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA PEHLİVAN 1789 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,766 294,420 23 263 263 7994 53789

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 1,85 3,94 2,57

Fen 20 8 9 5,00 25 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 34 42 20,00 22 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAccDBaCBBaBAcdbCD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCbcADc BB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDaCdbdaA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) cab  aB   

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT) abacac  AcBabda  ab 

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) CAa  cabbdD BCdCdAAa

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN*EFE GEBEŞ 1820 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,549 294,420 3 78 78 1663 12152

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,85 3,94 2,57

Fen 20 16 3 15,00 75 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 64 17 58,33 65 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABAABaBBCaBDBAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) aBDBDABDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) ACdbaCBDBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aACdDdBDDA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) b c DD ACB  c b BC a

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cAABCBCBD dCADdDBDAC

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYDIN 1829 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,825 294,420 34 365 365 13486 88337

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 1,85 3,94 2,57

Fen 20 1 12 -3,00 -15 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 13 58 -6,33 -7 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cdAcbABDccdaacdbAacb

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) Babdabccba

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dbac b b A

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CbadbA b  

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) bCdbabc  B b a bda B

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) adbc B a  b dac cb a

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ERSİN 808 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,217 294,420 28 293 293 9233 61265

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,85 3,94 2,57

Fen 20 5 15 0,00 0 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 32 57 13,00 14 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DCABbAaaBBaCBDccdCBa

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBcacABDaB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) AddadCdbBd

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) adacbAdbcc

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) abBbcDdcadBADaAccb d

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAcdadaBcbCadadcBabd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜLTEKİN 851 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,432 294,420 7 159 159 3995 28342

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,85 3,94 2,57

Fen 20 14 5 12,33 62 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 45 18 39,00 43 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAABD CCBBacd B CD

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) dCaBADBac*

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBdBDCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AacBbb    

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)                D    

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) bA*dDBa CdDDBCBCBAAD

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAJAH AMİN 1376 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,828 294,420 29 304 304 9889 65278

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,85 3,94 2,57

Fen 20 7 13 2,67 13 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 32 58 12,67 14 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) bacBbABDcBbCccadbaaD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) ccDdDABbda

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) cCCaabBcdA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) CAaacdcabA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CaddccAAbBcdDBbcdaaB

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) cdAaacadbDCbADccBDbd

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR  İ TÜYLÜOĞLU 1792 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,637 294,420 6 148 148 3711 26324

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 10 4 8,67 43 1,85 3,94 2,57

Fen 20 13 6 11,00 55 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 52 30 42,00 47 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cCABccdbdBCaBbcAACBD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) dBDBcAcDCB

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN) dCdacCBcBA

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG)  AdBcABDDd

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CCB DDAACB  bd bB  a

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAAdddCBbDCCADcDaD C

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÖGEN 985 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,505 294,420 10 173 173 4502 31781

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 5 2 4,33 22 1,85 3,94 2,57

Fen 20 11 6 9,00 45 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 49 19 42,67 47 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) DBCAA DBaaBB dd dc  

Cevap Anh. A DBCAABDBCCBBDBAABACD

Sözel (TAR) BCDBADBDBB

Cevap Anh. A BCDBADBDBB

Sözel (DİN) ABDBC DCCA

Cevap Anh. A ABDBCBDCCA

Sözel (İNG) AbDBAcdaAb

Cevap Anh. A ADDBADBCAC

Sayısal (MAT)           B AAD bB b

Cevap Anh. A BCCBDABDABBCAADDABCC

Sayısal (FEN) C  B BDAadbDdCcCBAAc

Cevap Anh. A CADBDBDACCDDBCBCBAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN PARLAK 1864 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,254 294,420 30 317 317 10655 69783

Puanı Hesaplanan: 368 368 13662 89297

Katılımlar: 35 370 370 13703 89632

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 8,63 9,78 8,25

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,72 5,39 4,47

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 3,79 4,56 4,07

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,11 3,84 2,78

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,85 3,94 2,57

Fen 20 9 10 5,67 28 7,17 9,45 8,31

Toplam: 90 26 57 7,00 8 29,27 36,96 30,44

Sözel (TÜR) cbAaccaaa C abdbACcD

Cevap Anh. B DCABAABDBBCCBDBAACBD

Sözel (TAR) daDBc daCd

Cevap Anh. B BBDBDABDCB

Sözel (DİN)  adbab aBd

Cevap Anh. B ACCDBCBDBA

Sözel (İNG) aAddbccacA

Cevap Anh. B CACBDABDDA

Sayısal (MAT) CdBcDbbdCccbcadaB Cd

Cevap Anh. B CCBADDAACBBADBADBCCB

Sayısal (FEN) DAbdCcCdcbC AcBDBbda

Cevap Anh. B DAABCBCBDDCCADBDBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
DNA'yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal seçilim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomuyla belirlendiğini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Modifikasyon kavramına örnekler verir. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
