
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

1 1295 METE KA* KOÇ 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,316 1 1 1 8 77
% 0,11

2 1194 ALİCAN EKSER 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 86 4 84,67 480,851 2 2 2 12 162
% 0,24

3 252 MİRAY* CEYHAN 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 19 1 18,67 81 7 78,67 465,674 1 3 3 42 517
% 0,76

4 1200 BURAK* AYAZ 7C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 4 12,67 19 1 18,67 79 9 76,01 454,016 3 4 4 75 971
% 1,43

5 130 ASYA ECRİN YEĞEN 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 449,971 2 5 5 87 1149
% 1,69

6 623 AZRA NUR GÜRVARDAR7F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 15 4 13,67 19 1 18,67 75 13 70,67 434,412 1 6 6 137 1961
% 2,89

7 235 B HAR* GÜNDOĞDU 7 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 76 14 71,34 431,350 1 7 7 151 2161
% 3,18

8 204 MELEKNAZ DOĞAN 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 75 15 70,00 425,974 3 8 8 174 2561
% 3,77

9 1146 MELİSÜ ÇİNİCİOĞLU 7B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 18 1 17,67 73 11 69,34 425,602 1 9 9 177 2599
% 3,83

10 377 METE ÜSTÜN 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,67 419,170 4 10 10 207 3135
% 4,62

11 106 CAN  H KALAFAT 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 13 5 11,33 18 2 17,33 72 16 66,66 417,646 1 11 11 221 3276
% 4,83

12 35 EYMEN HAMZA 7E 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 74 15 69,01 417,324 1 12 12 223 3298
% 4,86

13 276 ESAT Z GÖZTOK 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 73 15 68,00 416,393 2 13 13 229 3392
% 5,00

14 149 ELİF SU SEVİNÇ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 11 4 9,67 20 0 20,00 70 14 65,33 413,659 5 14 14 247 3639
% 5,36

15 1249 ŞEVVAL SARI 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 6 10,00 15 4 13,67 71 16 65,68 407,185 4 15 15 297 4324
% 6,37

16 1191 AHMET*CAN YILMAZ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 6 9,00 16 3 15,00 72 14 67,34 407,181 5 16 16 298 4326
% 6,37

17 600 ECRİN* GÜNDOĞDU 7H 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 2 10,33 16 3 15,00 68 12 64,00 406,760 1 17 17 300 4372
% 6,44

18 1798 EYMEN BAHAR 7K 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 17 3 16,00 69 15 64,00 406,473 1 18 18 304 4409
% 6,49

19 251 MERT KERİM KARATAŞ7B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 72 18 66,00 401,632 2 19 19 344 4947
% 7,29

20 1138 ERDEM* BEDİR 7B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 9 5,00 17 3 16,00 70 17 64,34 401,345 3 20 20 348 4979
% 7,33

21 1169 YAĞMUR YÜKSEL 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 69 21 62,00 400,712 4 21 21 359 5080
% 7,48

22 261 ZEHRANAZ KUTUN 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 16 4 14,67 68 15 63,01 395,717 6 22 22 410 5706
% 8,41

23 575 ZEHRA* YILMAZ 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 5 8,33 15 3 14,00 67 16 61,66 393,348 5 23 23 422 5993
% 8,83

24 202 ECE  Z ÖZTEPE 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 17 3 16,00 69 20 62,35 392,587 3 24 24 428 6090
% 8,97

25 587 BERAT* KALKAN 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 12 5 10,33 14 3 13,00 66 17 60,33 390,739 4 25 25 444 6339
% 9,34

26 790 EGE  * ŞENOL 7D 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 9 7,00 17 3 16,00 66 23 58,34 389,709 5 26 26 452 6487
% 9,56

27 517 EZGİ * ULUSOY 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 8 5,33 17 3 16,00 66 19 59,66 387,333 6 27 27 476 6830
% 10

28 1212 İZZET* VAROL 7L 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 15 5 13,33 64 16 58,67 384,901 1 28 28 489 7146
% 11

29 194 İLAYDA YILDIRIM 7C 14 4 12,67 9 1 8,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 3 6,00 16 1 15,67 60 11 56,35 377,118 6 29 29 581 8348
% 12

30 664 YUSUF* PEKŞEN 7I 15 3 14,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 17 2 16,33 62 10 58,67 376,023 1 30 30 594 8519
% 13

31 1262 NEVA AYDEMİR 7C 12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 12 6 10,00 15 4 13,67 64 21 57,00 375,829 7 31 31 599 8555
% 13

32 1209 EMİR A  D ANADOL 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 15 5 13,33 62 17 56,34 374,441 7 32 32 615 8800
% 13

33 1494 BEGÜM* ALTUNTAŞ 7C 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 8 7,33 12 8 9,33 64 24 55,99 373,008 8 33 33 629 9039
% 13
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Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650
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34 249 YİĞİT* ŞEN 7B 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 7 10,67 15 5 13,33 65 25 56,67 371,332 8 34 34 655 9362
% 14

35 142 ELİF * *Lİ 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 7 4,67 17 3 16,00 64 20 57,34 370,422 7 35 35 663 9517
% 14

36 555 TUĞBA* AYTAN 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 12 4,00 14 6 12,00 63 27 54,00 367,824 9 36 36 699 9957
% 15

37 1427 M EMİR ESER 7K 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 18 2 17,33 58 9 55,00 363,579 2 37 37 769 10735
% 16

38 390 ÖMER AKİF BUĞDAYCI 7H 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 14 5 12,33 60 14 55,33 362,948 2 38 38 781 10874
% 16

39 1216 ESMA NUR KAYA 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 8 7,33 11 7 8,67 61 25 52,67 362,339 9 39 39 786 10972
% 16

40 1197 BEYZA* ÖZEN 7C 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 14 4 12,67 58 24 50,01 360,554 10 40 40 807 11317
% 17

41 175 BARIŞ* ASLAN 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 6 8,00 12 5 10,33 58 25 49,65 360,538 6 41 41 809 11321
% 17

42 1666 SUKEYNA TEKECİ 7L 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 18 2 17,33 56 18 49,99 356,761 2 42 42 859 12061
% 18

43 1571 BERAT* ŞAHİN 7H 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 5 9,33 59 17 53,33 355,880 3 43 43 876 12237
% 18

44 607 AYBÜKE KABAKCI 7E 16 4 14,67 7 2 6,33 6 3 5,00 6 3 5,00 10 7 7,67 11 6 9,00 56 25 47,67 355,835 2 44 44 877 12244
% 18

45 136 ALMİNA DEDE 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 7 0 7,00 11 9 8,00 58 18 52,00 355,650 8 45 45 879 12277
% 18

46 239 EFSANUR MUTLU 7G 15 5 13,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 4 4,67 9 6 7,00 12 5 10,33 56 24 47,99 354,734 1 46 46 903 12471
% 18

47 201 BEYZAA KAYA 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 5 3 4,00 14 5 12,33 57 18 50,99 354,064 9 47 47 919 12630
% 19

48 165 İSMAİL D DİLİM 7A 11 7 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 8 1 7,67 8 3 7,00 13 4 11,67 58 15 53,01 353,733 10 48 48 922 12707
% 19

49 189 UMREHAN YILDIRIM 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 8 6,33 14 5 12,33 59 27 50,00 353,293 11 49 49 930 12796
% 19

50 1088 ÖMER FARUK DÖNMEZ7H 14 4 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 8 6 6,00 13 4 11,67 55 22 47,67 353,108 4 50 50 934 12842
% 19

51 174 ZEYNEBŞURA KABAKÇI7D 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 8 11 4,33 59 23 51,33 350,609 7 51 51 966 13337
% 20

52 1465 YUSUF* YILDIRIM 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 8 7,33 16 4 14,67 54 34 42,68 350,471 8 52 52 968 13370
% 20

53 147 EGEMEN GÜLKAN 7A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 10 4 8,67 9 11 5,33 58 24 50,00 350,116 11 53 53 970 13425
% 20

54 1259 ZEYNEP TAŞKIRAN 7C 11 7 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 56 18 50,01 349,972 12 54 54 974 13456
% 20

55 1180 ZEYNEPSU EŞİYOK 7B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 9 2,00 15 5 13,33 60 24 52,00 348,393 10 55 55 994 13761
% 20

56 1260 ALİ KEMAL VANLI 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 8 5,33 13 5 11,33 60 24 51,99 348,204 13 56 56 1000 13807
% 20

57 312 ARDA EMİR ÜNAL 7H 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 16 4 14,67 57 28 47,67 347,050 5 57 57 1023 14054
% 21

58 1646 SERDAR ALTAN 7I 14 4 12,67 7 1 6,67 9 1 8,67 7 1 6,67 4 4 2,67 13 4 11,67 54 15 49,02 346,910 2 58 58 1025 14078
% 21

59 1196 AZRA * BEDİR 7C 13 7 10,67 7 3 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 13 6 11,00 10 10 6,67 57 31 46,67 345,958 14 59 59 1047 14283
% 21

60 612 AZRA KARA 7A 11 5 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 8 3,33 17 2 16,33 54 24 45,99 345,618 12 60 60 1059 14367
% 21

61 269 ECMEL*ASYA KESKİN 7 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 10 4,67 13 7 10,67 58 30 48,01 345,551 2 61 61 1060 14376
% 21

62 1514 ELİF NAZ YAZICI 7L 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 15 5 13,33 58 20 51,33 345,446 3 62 62 1061 14403
% 21

63 1610 NİSA BÜYÜK 7K 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 16 4 14,67 54 26 45,33 344,571 3 63 63 1083 14602
% 22

64 689 ZEYNEP GÖNÜL 7L 12 7 9,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 1 6,67 6 2 5,33 12 5 10,33 55 16 49,67 343,902 4 64 64 1095 14744
% 22

65 1357 ÖMER FARUK KARTAL 7L 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 9 1,00 16 4 14,67 56 27 47,00 343,818 5 65 65 1098 14758
% 22

66 640 İPEK I ÇERKEZOĞLU 7I 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 5 4,33 12 7 9,67 55 25 46,66 343,588 3 66 66 1103 14799
% 22
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67 1201 CEYLİN TU TUĞCU 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 7 8,67 11 6 9,00 58 27 49,00 342,523 15 67 67 1118 15037
% 22

68 794 ELBER ERSOY 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 6 1,00 9 6 7,00 12 7 9,67 52 31 41,66 342,417 3 68 68 1123 15057
% 22

69 1105 ADA GÖK 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 12 4 10,67 47 16 41,67 340,894 13 69 69 1155 15426
% 23

70 83 GEDSONA FERNANDES7E 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 58 32 47,33 340,585 4 70 70 1161 15499
% 23

71 1399 ZENFİRA ALİYEVA 7D 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 15 3 14,00 56 27 46,99 340,451 9 71 71 1164 15531
% 23

72 1208 ELİN * SHOJAEİ 7C 15 5 13,33 3 6 1,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 13 2,67 14 6 12,00 55 33 44,00 340,350 16 72 72 1168 15549
% 23

73 1676 ZELCA* ÇİÇEK 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 11 3,33 14 6 12,00 57 31 46,66 339,996 6 73 73 1178 15636
% 23

74 967 KAMİL AŞKIN 7G 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 16 4 14,67 56 34 44,67 338,738 2 74 74 1199 15937
% 23

75 767 DAMLA* KÜÇÜK 7A 15 4 13,67 1 4 -0,33 5 4 3,67 4 4 2,67 5 11 1,33 17 2 16,33 47 29 37,34 337,678 14 75 75 1219 16192
% 24

76 179 KEREM* EPÇAÇAN 7A 15 5 13,33 3 6 1,00 5 4 3,67 8 2 7,33 11 7 8,67 9 7 6,67 51 31 40,67 336,784 15 76 76 1246 16409
% 24

77 1162 UMUT * ÇİPA 7B 13 4 11,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 8 2,33 14 5 12,33 53 26 44,33 336,717 11 77 77 1249 16430
% 24

78 724 GÜNEY EFE 7K 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 2 0,33 14 4 12,67 52 18 45,99 336,712 4 78 78 1250 16433
% 24

79 244 ELİF * DAYANAN 7A 19 1 18,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 2 3,33 6 4 4,67 8 10 4,67 49 25 40,68 336,667 16 79 79 1252 16445
% 24

80 1356 EMİR * BEYAZ 7L 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 9 2,00 12 6 10,00 56 26 47,34 335,575 7 80 80 1273 16714
% 25

81 973 ALPER* YURTSEVEN 7H 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 13 5 11,33 57 25 48,66 334,739 6 81 81 1289 16895
% 25

82 647 BURÇİN APTİKADİR 7G 16 4 14,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 12 5 10,33 54 26 45,33 334,051 3 82 82 1308 17060
% 25

83 1171 YAREN* GÜNDOĞDU 7B 12 7 9,67 6 2 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 0 2,00 14 4 12,67 51 16 45,67 333,426 12 83 83 1322 17225
% 25

84 1203 ÇAĞAN* KARLI 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 55 35 43,33 332,987 17 84 84 1331 17350
% 26

85 1125 CEYLAA ÖZDEN 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 11 5,33 14 6 12,00 55 35 43,32 332,271 13 85 85 1351 17549
% 26

86 123 ERAY CAYNAK 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 11 -0,67 16 4 14,67 54 30 44,01 331,138 17 86 86 1372 17850
% 26

87 714 EYMEN* ÖRGEN 7F 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 12 1,00 12 8 9,33 57 30 47,00 331,103 2 87 87 1374 17859
% 26

88 694 GÖKNUR AFŞAR 7I 15 4 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 13 1,67 13 7 10,67 52 35 40,34 330,169 4 88 88 1390 18092
% 27

89 757 ESMA UMUT ŞEVKAY 7F 14 6 12,00 7 1 6,67 8 1 7,67 7 3 6,00 4 4 2,67 10 3 9,00 50 18 44,01 330,103 3 89 89 1392 18113
% 27

90 1097 YİĞİT* EROĞLU  10 3 9,00 7 2 6,33 7 1 6,67 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 49 10 45,66 329,357 1 90 90 1404 18296
% 27

91 711 KAĞAN* DOĞAN 7G 14 5 12,33 9 1 8,67 4 3 3,00 1 3 0,00 4 5 2,33 14 5 12,33 46 22 38,66 329,300 4 91 91 1407 18305
% 27

92 1113 ALİ EMİR KURT 7B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 9 8 6,33 13 7 10,67 53 33 42,00 329,217 14 92 92 1410 18329
% 27

93 685 ZEYNEP DERE 7L 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 5 1,33 13 7 10,67 53 25 44,67 328,837 8 93 93 1415 18425
% 27

94 712 NİSA * YÜKSEL 7G 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 14 6 12,00 54 36 42,00 327,515 5 94 94 1449 18822
% 28

95 611 MEHMETAKİF ÇALIŞKAN7B 8 11 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 54 30 43,99 327,366 15 95 95 1452 18870
% 28

96 697 KEREM* ÇİKAY 7B 9 4 7,67 8 1 7,67 4 4 2,67 6 3 5,00 6 2 5,33 14 5 12,33 47 19 40,67 327,017 16 96 96 1458 18975
% 28

97 1517 KEVSER SEN A *IGA 7K 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 6 3,00 11 8 8,33 50 30 39,99 326,271 5 97 97 1469 19178
% 28

98 143 BERRA ECE TAŞGIN 7K 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 11 9 8,00 51 29 41,33 325,708 6 98 98 1480 19321
% 28

99 595 ALARA* ÖZCAN 7D 11 6 9,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 4 1 3,67 50 18 44,00 325,029 10 99 99 1497 19512
% 29
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Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650
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100 1127 DORUK*EGE BALCİ 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 7 6,67 13 4 11,67 52 31 41,67 324,657 17 100 100 1508 19610
% 29

101 1013 ÖMRÜM* ÖZCAN 7H 14 5 12,33 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 2 4 0,67 10 4 8,67 50 18 44,01 324,585 7 101 101 1511 19630
% 29

102 0 A **R***M* M 7I 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 1 6,67 4 6 2,00 11 9 8,00 52 26 43,34 324,305 5 102 102 1516 19704
% 29

103 1355 DORUK ÇINAR 7L 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 51 29 41,33 323,974 9 103 103 1525 19786
% 29

104 1472 EZEL DEŞEN 7E 12 4 10,67 6 1 5,67 8 1 7,67 1 0 1,00 5 0 5,00 9 4 7,67 41 10 37,68 319,525 5 104 104 1622 21023
% 31

105 604 DORUK*ESEN 7E 14 5 12,33 4 6 2,00 5 4 3,67 2 5 0,33 10 8 7,33 10 9 7,00 45 37 32,66 319,246 6 105 105 1627 21097
% 31

106 1062 KEREM* GÜL 7L 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 13 7 10,67 49 29 39,34 318,864 10 106 106 1631 21190
% 31

107 620 EMRE * YILDIRIM 7C 9 11 5,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 11 6 9,00 13 7 10,67 48 37 35,66 318,797 18 107 107 1633 21211
% 31

108 1367 YARENA D* IOĞLU 7F 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 2 1 1,67 14 5 12,33 50 22 42,67 318,493 4 108 108 1639 21305
% 31

109 1431 İREM * KURTULUŞ 7E 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 10 8 7,33 46 30 35,99 318,394 7 109 109 1643 21340
% 31

110 186 KAĞAN SÖZER 7B 9 11 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 12 2,00 14 6 12,00 55 33 44,00 317,898 18 110 110 1652 21465
% 32

111 634 GÜVEN* GÜMÜŞ 7G 12 6 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 4 6 2,00 6 11 2,33 13 7 10,67 49 34 37,66 317,748 6 111 111 1656 21506
% 32

112 1254 YAĞMUR BAŞARAN 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 13 1,67 13 6 11,00 53 35 41,33 316,666 19 112 112 1683 21799
% 32

113 725 ELİF NİDA KUŞDEMİR 7K 12 7 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 13 6 11,00 50 26 41,34 316,482 7 113 113 1687 21852
% 32

114 365 EDA NUR KITAY 7B 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 9 6 7,00 48 22 40,66 314,747 19 114 114 1726 22347
% 33

115 723 MUSAB* KAHYAOĞLU 7 7 10 3,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 10 10 6,67 13 6 11,00 50 35 38,34 312,444 3 115 115 1778 22988
% 34

116 143 FATMANUR YILMAZ 7D 11 7 8,67 4 4 2,67 7 2 6,33 7 3 6,00 10 4 8,67 8 12 4,00 47 32 36,34 311,317 11 116 116 1805 23337
% 34

117 1364 HASAN* TÜRKMENOĞL7I 11 8 8,33 8 2 7,33 8 1 7,67 5 3 4,00 3 8 0,33 13 6 11,00 48 28 38,66 310,583 6 117 117 1820 23567
% 35

118 198 DORUK* EĞRİ 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 10 3,67 8 12 4,00 52 35 40,34 310,097 18 118 118 1831 23704
% 35

119 253 SEMİH* YENER 7A 11 8 8,33 8 1 7,67 6 3 5,00 7 1 6,67 4 12 0,00 13 5 11,33 49 30 39,00 310,051 19 119 119 1832 23724
% 35

120 1161 SERCAN BALCI 7B 15 5 13,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 9 1,00 11 7 8,67 45 36 33,00 309,121 20 120 120 1854 23997
% 35

121 619 AHMET* MAMMADOV 7K 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 43 29 33,34 307,597 8 121 121 1886 24427
% 36

122 117 HASANÇ ALANÇ 7L 12 5 10,33 6 3 5,00 8 1 7,67 7 2 6,33 4 6 2,00 9 8 6,33 46 25 37,66 306,751 11 122 122 1901 24660
% 36

123 768 OĞUZ * KOÇAK 7I 7 7 4,67 7 1 6,67 7 2 6,33 6 4 4,67 6 6 4,00 12 4 10,67 45 24 37,01 306,226 7 123 123 1910 24810
% 37

124 590 YAKUP* ALALI 7H 12 2 11,33 6 1 5,67 7 2 6,33 1 2 0,33 3 2 2,33 8 2 7,33 37 11 33,32 306,169 8 124 124 1912 24824
% 37

125 345 BERRAK GÜRBÜZ 7G 14 6 12,00 3 0 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 13 -0,33 11 9 8,00 47 33 36,00 305,968 7 125 125 1924 24884
% 37

126 397 ALİEMİR YAZARKAN 7K 5 9 2,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 8 3 7,00 13 5 11,33 44 26 35,33 305,939 9 126 126 1926 24894
% 37

127 1231 NEHİR* ŞENTÜRK 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 6 2 5,33 6 2 5,33 5 7 2,67 10 6 8,00 44 30 33,99 303,405 20 127 127 1982 25617
% 38

128 950 KÜBRA* TAŞPINAR 7F 15 3 14,00 1 1 0,67 6 3 5,00 5 2 4,33 2 6 0,00 10 8 7,33 39 23 31,33 303,028 5 128 128 1991 25745
% 38

129 751 MUHAMMED TAŞPINAR7E 14 6 12,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 0 2,00 8 3 7,00 37 16 31,67 302,526 8 129 129 2009 25908
% 38

130 677 HALİDE HALİLOVA 7K 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 12 0,00 13 7 10,67 48 37 35,67 302,261 10 130 130 2016 25990
% 38

131 942 SARE ECRİN TÜRKMEN7E 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 14 1,33 12 8 9,33 46 44 31,33 300,314 9 131 131 2067 26591
% 39

132 997 RANA * KAÇAN 7I 10 6 8,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 9 2,00 13 6 11,00 43 36 31,00 300,243 8 132 132 2070 26613
% 39
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

133 1506 ECRİN* KURT 7H 13 7 10,67 7 1 6,67 7 2 6,33 8 2 7,33 3 9 0,00 9 9 6,00 47 30 37,00 300,064 9 133 133 2075 26672
% 39

134 1064 YUSUFHAMZA ÖNEL 7D 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 13 7 10,67 45 26 36,34 298,977 12 134 134 2098 27004
% 40

135 1272 EBRARO KIRAÇ 7E 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 2 13 -2,33 13 7 10,67 45 39 32,01 297,787 10 135 135 2122 27368
% 40

136 1631 MUSHAP KIZGINYÜRK 7K 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 15 5 13,33 47 43 32,66 297,763 11 136 136 2123 27370
% 40

137 1178 ZEYNEP  Ş AŞCIOĞLU 7B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 13 -0,33 9 9 6,00 48 37 35,68 296,178 21 137 137 2158 27886
% 41

138 208 ELİF YAĞMU R ÇELİK 7I 10 9 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 3 5,00 3 13 -1,33 15 4 13,67 44 39 31,01 295,646 9 138 138 2176 28079
% 41

139 1386 İSMAİL DİKBAŞ 7K 12 7 9,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 4 6 2,00 11 9 8,00 42 36 30,01 295,074 12 139 139 2193 28253
% 42

140 1483 HALİLCAN POLAT 7I 10 3 9,00 3 4 1,67 4 5 2,33 4 1 3,67 2 6 0,00 13 4 11,67 36 23 28,34 294,762 10 140 140 2202 28346
% 42

141 721 BERFİN HASANOĞLU 7I 10 10 6,67 6 0 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 3 4 1,67 10 6 8,00 43 24 35,01 294,486 11 141 141 2205 28429
% 42

142 601 EL*  * DOGAN 7D 14 5 12,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 9 5 7,33 40 30 29,99 294,469 13 142 142 2207 28436
% 42

143 735 ELİFBERAY İNCEDİL 7K 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 3 3,00 12 7 9,67 38 38 25,33 294,103 13 143 143 2216 28549
% 42

144 1604 RAVZA* AYKOL 7I 10 5 8,33 6 2 5,33 7 1 6,67 5 4 3,67 2 2 1,33 9 5 7,33 39 19 32,66 293,979 12 144 144 2219 28593
% 42

145 373 ZÜMRAĞ YALÇIN 7K 13 7 10,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 2 3 1,00 9 8 6,33 41 29 31,34 293,784 14 145 145 2222 28662
% 42

146 316 ÖMER AVCI 7A 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 8 5,33 10 9 7,00 44 40 30,66 292,394 20 146 146 2251 29113
% 43

147 1278 ÖMER ASAF TARIM 7H 12 8 9,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 16 4 14,67 42 48 26,00 292,012 10 147 147 2259 29225
% 43

148 1440 HATİCE NUR AYAN 7G 12 6 10,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 6 1,00 3 7 0,67 9 6 7,00 39 30 29,00 289,906 8 148 148 2314 29904
% 44

149 1002 ÖVGÜ ECE RESSAM 7I 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 11 9 8,00 46 39 33,00 288,498 13 149 149 2349 30330
% 45

150 853 SENCERCANE ROCAK 7L 12 5 10,33 2 5 0,33 7 0 7,00 3 4 1,67 3 1 2,67 8 9 5,00 35 24 27,00 288,023 12 150 150 2357 30468
% 45

151 0 BERAT ŞENYUVA 7K 10 7 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 2 4,33 3 6 1,00 8 5 6,33 40 24 31,99 287,571 15 151 151 2366 30589
% 45

152 1066 NİSANUR SAM*T 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,35 286,777 14 152 152 2389 30870
% 45

153 1227 KEREM ERYEŞİL 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 9 2,00 9 11 5,33 44 40 30,66 285,520 21 153 153 2415 31281
% 46

154 740 CANSU* ÜNSAL 7D 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 11 2,33 9 11 5,33 42 45 26,99 285,212 15 154 154 2426 31397
% 46

155 672 MELİKE AKÇA 7F 13 4 11,67 2 0 2,00 5 2 4,33 1 2 0,33 0 2 -0,67 10 8 7,33 31 18 24,99 284,965 6 155 155 2434 31489
% 46

156 1173 YUSUF*ALİ ÇAPKIN 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 5 11 1,33 11 9 8,00 43 42 29,00 284,708 22 156 156 2440 31567
% 46

157 846 YAĞIZZALİ SAĞLIK 7K 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 10 6,67 40 34 28,67 283,959 16 157 157 2459 31796
% 47

158 845 CANS U DOĞAN 7K 12 7 9,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 2 4,33 3 10 -0,33 6 4 4,67 40 27 31,00 283,481 17 158 158 2468 31929
% 47

159 1006 SELEN UZUN 7K 10 9 7,00 3 0 3,00 7 2 6,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 10 6 8,00 38 23 30,33 283,355 18 159 159 2473 31960
% 47

160 1192 ALİ  * ABAY 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 7 1,67 12 7 9,67 42 38 29,34 282,377 21 160 160 2503 32293
% 48

161 802 NİSA NEHİR ÖZDEMİR 7G 11 9 8,00 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 3 5 1,33 9 7 6,67 38 33 27,00 282,037 9 161 161 2514 32406
% 48

162 749 ELİF * BAHÇECİ 7E 11 9 8,00 6 4 4,67 8 1 7,67 3 7 0,67 8 12 4,00 6 11 2,33 42 44 27,34 279,507 11 162 162 2591 33242
% 49

163 1007 YAĞIZ BAŞER 7K 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 7 6,67 39 37 26,67 278,670 19 163 163 2605 33503
% 49

164 759 UBEYDULLAH ERENDEMİR7F 7 10 3,67 3 5 1,33 8 1 7,67 3 2 2,33 6 7 3,67 9 4 7,67 36 29 26,34 278,230 7 164 164 2615 33650
% 50

165 1458 EMİR * AYDOĞAN 7F 10 7 7,67 3 6 1,00 4 4 2,67 4 4 2,67 8 12 4,00 9 11 5,33 38 44 23,34 277,861 8 165 165 2626 33758
% 50
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

166 905 EMİR TÜRKÇE 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 11 9 8,00 38 52 20,66 277,227 16 166 166 2646 33976
% 50

167 1381 EMİR * DEMİRÖZ 7I 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 12 0,00 11 5 9,33 37 45 22,00 275,977 14 167 167 2672 34361
% 51

168 1389 MEHMET E R ŞAKAR 7L 11 9 8,00 8 1 7,67 4 4 2,67 2 2 1,33 2 3 1,00 7 5 5,33 34 24 26,00 275,621 13 168 168 2681 34486
% 51

169 1545 İREM SU TANİŞİK 7F 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 8 1,33 7 10 3,67 39 39 25,99 275,552 9 169 169 2684 34508
% 51

170 1474 UĞUR * İNCEOĞLU 7F 11 7 8,67 5 3 4,00 6 2 5,33 8 2 7,33 1 10 -2,33 9 9 6,00 40 33 29,00 275,113 10 170 170 2694 34643
% 51

171 1469 YAĞMUR ALTIN 7A 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 13 -0,33 10 9 7,00 45 41 31,33 274,786 22 171 171 2704 34760
% 51

172 1620 YİĞİTDEMRE BULUT 7D 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 12 3,00 9 7 6,67 41 44 26,34 274,589 17 172 172 2713 34822
% 51

173 696 HAYAL*ŞİMA KALKAN 7D 10 5 8,33 4 1 3,67 7 0 7,00 6 2 5,33 1 1 0,67 4 3 3,00 32 12 28,00 273,639 18 173 173 2740 35111
% 52

174 1112 ALEYNA ÇAKIR 7B 11 9 8,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 12 1,00 6 12 2,00 43 41 29,33 273,131 23 174 174 2755 35288
% 52

175 1648 SÜLEYMAN Y ILDIZ 7K 6 13 1,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 5 3,33 5 11 1,33 12 8 9,33 42 42 27,99 272,904 20 175 175 2762 35369
% 52

176 1385 BELİNAY GÜZEL 7K 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 18 -4,00 15 5 13,33 41 49 24,65 272,853 21 176 176 2764 35384
% 52

177 787 FİLİZ* GEZİCİ 7L 12 8 9,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 8 8 5,33 37 35 25,32 272,764 14 177 177 2768 35415
% 52

178 1214 ERKUT* ŞEKER 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,33 272,687 22 178 178 2772 35444
% 52

179 1613 MEHMETCAN GEDİK 7L 7 8 4,33 3 5 1,33 5 3 4,00 3 3 2,00 6 12 2,00 11 6 9,00 35 37 22,66 272,074 15 179 179 2783 35641
% 52

180 367 BAGERB BAYSAL 7G 9 10 5,67 3 4 1,67 7 1 6,67 3 2 2,33 5 5 3,33 8 10 4,67 35 32 24,34 271,783 10 180 180 2795 35738
% 53

181 1606 HAMZA ŞAHİN 7K 5 8 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 1 0 1,00 2 0 2,00 9 5 7,33 33 17 27,33 270,982 22 181 181 2826 35965
% 53

182 1107 CEMRE ÖZTÜRK 7A 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 8 11 4,33 39 45 24,00 270,557 23 182 182 2836 36098
% 53

183 80 ESMA YALÇ   A A 7E 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 4 0,67 29 27 20,01 270,532 12 183 183 2839 36109
% 53

184 1561 NARİN* CAYMAZ 7G 13 4 11,67 2 1 1,67 5 2 4,33 4 2 3,33 24 9 21,00 270,238 11 184 184 2848 36215
% 53

185 515 EREN ÇELİK 7E 8 11 4,33 5 5 3,33 4 3 3,00 5 3 4,00 6 3 5,00 8 11 4,33 36 36 23,99 270,018 13 185 185 2855 36287
% 53

186 796 NİSAN*DURU ASLAN 7E 10 7 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 6 4 4,67 3 13 -1,33 9 6 7,00 36 36 24,01 269,029 14 186 186 2876 36600
% 54

187 1309 EMİR * POLATCAN 7H 10 9 7,00 6 3 5,00 5 5 3,33 6 2 5,33 3 3 2,00 7 12 3,00 37 34 25,66 268,765 11 187 187 2883 36691
% 54

188 436 SÜLEYMAN E MİR ÇEVİK7H 7 11 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 3 0,00 11 8 8,33 34 27 24,99 267,225 12 188 188 2920 37221
% 55

189 1312 ZEYNEP TAŞ CI 7H 12 8 9,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 3 15 -2,00 8 11 4,33 40 46 24,66 266,678 13 189 189 2933 37408
% 55

190 1247 ÖMERKUZEY KÜÇÜK 7C 7 5 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 10 0,67 7 4 5,67 35 31 24,67 266,131 23 190 190 2942 37590
% 55

191 778 ASAF * DENİZ 7L 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 0 2,00 6 14 1,33 5 7 2,67 39 35 27,33 265,973 16 191 191 2947 37645
% 55

192 730 MİNELY İYİBAK 7L 12 6 10,00 6 2 5,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 31 31 20,66 264,831 17 192 192 2975 38037
% 56

193 945 AHMET* ÖZCAN 7L 11 9 8,00 5 3 4,00 5 4 3,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 9 8 6,33 33 33 22,00 263,798 18 193 193 3005 38417
% 57

194 348 YAŞAR* CAMGÖZ 7I 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 36 44 21,33 262,941 15 194 194 3027 38699
% 57

195 1464 ARDA ENES GÜREL 7 8 9 5,00 7 2 6,33 4 4 2,67 4 2 3,33 3 6 1,00 8 10 4,67 34 33 23,00 260,628 4 195 195 3085 39547
% 58

196 836 ECRİN* KÖK 7I 9 5 7,33 5 4 3,67 2 5 0,33 5 5 3,33 2 11 -1,67 10 9 7,00 33 39 19,99 260,194 16 196 196 3096 39702
% 58

197 193 MUHAMET* İ BAŞKAVAK7L 9 6 7,00 5 2 4,33 0 2 -0,67 7 1 6,67 2 12 -2,00 9 7 6,67 32 30 22,00 260,187 19 197 197 3097 39703
% 58

198 803 NİSANUR SEVİNÇ  11 8 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 35 54 16,99 259,637 2 198 198 3109 39924
% 59
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

199 1166 YAĞMUR KAYMAK 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 14 -1,67 11 9 8,00 41 46 25,66 257,216 24 199 199 3163 40795
% 60

200 1437 ECRİN* KORKUDAN 7F 11 9 8,00 3 1 2,67 5 5 3,33 6 2 5,33 0 7 -2,33 7 8 4,33 32 32 21,33 256,306 11 200 200 3191 41128
% 61

201 1055 BURAKA TUNA 7H 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 12 2,00 10 10 6,67 34 54 16,00 254,806 14 201 201 3226 41665
% 61

202 1624 MUSA ÇİÇ K ÇİÇEK 7I 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 8 12 4,00 34 56 15,32 254,608 17 202 202 3231 41736
% 61

203 1340 ERVA MİNA YÜKSEL 7G 10 9 7,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 7 0 7,00 7 13 2,67 7 13 2,67 34 50 17,34 254,376 12 203 203 3236 41822
% 62

204 1261 HALE * AĞCA 7C 6 5 4,33 4 2 3,33 3 3 2,00 4 3 3,00 6 4 4,67 3 4 1,67 26 21 19,00 254,189 24 204 204 3241 41890
% 62

205 798 EYÜP EMİR ORAN 7F 6 3 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 2 0,33 4 8 1,33 32 21 24,99 254,186 12 205 205 3242 41891
% 62

206 1177 ZEHRAANİL COŞKUN 7B 10 7 7,67 6 2 5,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 0 8 -2,67 7 10 3,67 32 33 21,00 254,172 25 206 206 3243 41895
% 62

207 1337 ALİ BERA KİRKİT 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 4 8 1,33 9 11 5,33 32 45 16,99 253,624 13 207 207 3263 42079
% 62

208 700 İLKERYASİN 7E 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 36 54 18,00 253,382 15 208 208 3270 42146
% 62

209 1504 ECRİN*DURU ERGÜNEN7G 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 33 57 14,01 251,327 14 209 209 3337 42890
% 63

210 1022 RÜVEYDA ŞİDDE 7L 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 41 49 24,67 251,173 20 210 210 3340 42946
% 63

211 1046 KEVS* ŞEVVAL 7K 6 5 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 2 3,33 3 4 1,67 25 19 18,66 250,959 23 211 211 3342 43020
% 63

212 0 HAMZA  E ÇELİK 7A 7 11 3,33 7 0 7,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 7 2,67 3 4 1,67 29 22 21,67 250,838 24 212 212 3345 43069
% 63

213 1601 EMİR YILMA Z 7I 9 9 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 35 53 17,33 250,156 18 213 213 3365 43323
% 64

214 1653 TAHA BATĞİ  1 2 0,33 1 0 1,00 3 0 3,00 8 3 7,00 4 0 4,00 17 5 15,33 249,848 3 214 214 3375 43447
% 64

215 1375 ARAS * KOÇ 7H 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 41 48 25,01 249,710 15 215 215 3384 43487
% 64

216 737 SUDEN* POLATCAN 7L 9 8 6,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 16 -3,33 9 8 6,33 31 40 17,66 249,527 21 216 216 3392 43555
% 64

217 1428 MERT EFE CANTÜRK 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 8 11 4,33 8 12 4,00 33 55 14,66 249,065 16 217 217 3403 43710
% 64

218 1296 BARAN*CAN ORAN 7G 9 8 6,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 12 1,00 9 8 6,33 28 50 11,33 248,827 15 218 218 3409 43803
% 65

219 602 ÇINAR ÇELEBİ 7E 9 8 6,33 2 2 1,33 6 4 4,67 1 1 0,67 7 8 4,33 0 3 -1,00 25 26 16,33 248,685 17 219 219 3412 43847
% 65

220 1525 ARDA * HÜNER 7G 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 9 11 5,33 31 59 11,33 248,201 16 220 220 3421 44036
% 65

221 274 EYMENEFE AKARSU 7B 7 13 2,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 13 2,67 6 14 1,33 38 52 20,67 247,917 26 221 221 3430 44150
% 65

222 1129 EMİR ALİ DİLİM 7B 4 5 2,33 4 6 2,00 6 2 5,33 2 6 0,00 7 6 5,00 5 11 1,33 28 36 15,99 245,127 27 222 222 3479 45144
% 66

223 1080 ZEYNEP TOPUZ 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 8 1,33 11 9 8,00 30 52 12,66 243,346 16 223 223 3524 45763
% 67

224 625 EFEKAAN GÜNER 7G 7 9 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 3 0,00 6 10 2,67 30 36 18,00 243,108 17 224 224 3530 45836
% 68

225 870 BELİNAY KÖSTEK 7D 5 12 1,00 3 5 1,33 4 4 2,67 4 6 2,00 6 8 3,33 7 7 4,67 29 42 15,00 242,840 19 225 225 3540 45936
% 68

226 1507 TUA ** YAYLI 7F 11 9 8,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 13,99 242,502 13 226 226 3547 46059
% 68

227 212 MFLİS BABUÇÇU 7K 7 13 2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 12 2,00 9 11 5,33 32 56 13,33 242,147 24 227 227 3555 46170
% 68

228 987 BARIŞ ALTUN  9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 34 56 15,34 241,771 4 228 228 3571 46289
% 68

229 1689 BETÜL HAMZA 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 12 7 9,67 33 50 16,34 241,553 18 229 229 3575 46372
% 68

230 1114 ALMİNA CANDAN 7B 12 8 9,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 12 0,00 28 50 11,33 240,413 28 230 230 3616 46803
% 69

231 1512 EYLÜL BERBER 7I 10 7 7,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 13 -0,33 6 14 1,33 31 52 13,67 240,100 19 231 231 3624 46915
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

232 0 JASMİNA HAMRAYEVA 7K 5 15 0,00 5 5 3,33 3 3 2,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 11 9 8,00 33 51 15,99 239,303 25 232 232 3644 47198
% 70

233 1708 ZEHRAA HAIIO 7L 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 33 57 14,00 238,249 22 233 233 3676 47611
% 70

234 716 ZEHRANUR GÜL 7H 1 3 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 2 7,33 15 5 13,33 238,143 17 234 234 3678 47652
% 70

235 727 ARMAĞAN ÇORT 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 30 49 13,67 236,432 20 235 235 3714 48290
% 71

236 152 BERKAY EVCİ 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 8 12 4,00 31 58 11,67 236,177 21 236 236 3722 48380
% 71

237 1343 BERKE*ÖZTÜ RK 7H 9 10 5,67 1 3 0,00 8 2 7,33 1 1 0,67 2 5 0,33 3 9 0,00 24 30 14,00 235,749 18 237 237 3733 48541
% 72

238 1063 HALİLÇINAR TOPARLAK7D 4 13 -0,33 4 6 2,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 11 4,33 30 35 18,33 235,074 22 238 238 3759 48769
% 72

239 606 ECE  U OTÇU 7E 4 9 1,00 4 2 3,33 10 0 10,00 2 4 0,67 1 1 0,67 2 2 1,33 23 18 17,00 232,986 19 239 239 3808 49517
% 73

240 1430 ELİF DİZMA N 7I 6 14 1,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 4 0,67 4 8 1,33 8 9 5,00 27 47 11,33 232,773 20 240 240 3815 49590
% 73

241 669 EDA ELİF MACİT 6I 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 31 59 11,33 232,535 1 241 241 3819 49676
% 73

242 692 ZÜMRA OK 7E 9 7 6,67 3 5 1,33 5 2 4,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 25 35 13,33 231,955 20 242 242 3833 49875
% 73

243 1589 BERAT*UMUT ÖZGÜL 7I 5 15 0,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 9 6,00 33 55 14,67 231,047 21 243 243 3857 50186
% 74

244 1017 NİSA NUR ÇETİN 7L 6 13 1,67 1 5 -0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 6 8 3,33 6 8 3,33 24 46 8,66 230,729 23 244 244 3865 50286
% 74

245 1542 BERAT* KOÇYİĞİT 7F 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 30 60 10,00 230,415 14 245 245 3873 50422
% 74

246 1184 ELİF * KARAKAŞ 7B 7 12 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 34 54 16,01 230,326 29 246 246 3875 50457
% 74

247 671 POYRAZ GÖKÇE 7K 7 3 6,00 8 1 7,67 4 6 2,00 6 13 1,67 25 23 17,34 229,190 26 247 247 3896 50848
% 75

248 1362 AYŞEABOAĞC AB*CA 7E 2 3 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 1 -0,33 8 10 4,67 20 24 12,01 228,503 21 248 248 3913 51109
% 75

249 1371 AHSENU AYDIN 7G 7 13 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 5 9 2,00 22 31 11,67 227,745 18 249 249 3931 51367
% 76

250 1222 BERAT SEZER 7E 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 31 59 11,34 226,454 22 250 250 3969 51818
% 76

251 1059 ENES EFE KARAHAN 7K 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 224,714 27 251 251 4024 52452
% 77

252 1317 BEIİNAY AK BABA 7G 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 27 63 6,00 224,150 19 252 252 4047 52638
% 78

253 719 BERAT* KARAGÖL 7H 4 16 -1,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 31 59 11,34 224,035 19 253 253 4052 52689
% 78

254 741 AYŞENUR TAŞCI 7H 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 5 15 0,00 30 58 10,66 221,466 20 254 254 4119 53697
% 79

255 815 BURAK* KUL 7İ 3 17 -2,67 3 5 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 12 3,00 8 12 4,00 29 58 9,66 221,464 1 255 255 4120 53699
% 79

256 717 FEYZA* KALFA 7H 4 12 0,00 2 5 0,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 5 0,33 6 5 4,33 20 35 8,32 220,815 21 256 256 4138 53941
% 79

257 1218 MELEK* ÇELİK 7C 10 10 6,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 16 -3,33 5 14 0,33 29 57 10,01 220,467 25 257 257 4145 54064
% 80

258 744 EMİRHAN SIGIRTA 7D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 10 6,67 25 55 6,67 220,346 23 258 258 4150 54109
% 80

259 1713 HAMİD* JUONEY 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 9 11 5,33 3 17 -2,67 27 62 6,33 219,383 24 259 259 4178 54441
% 80

260 363 ENES * AVCIOĞLU 7H 5 8 2,33 2 6 0,00 4 2 3,33 1 7 -1,33 5 9 2,00 4 11 0,33 21 43 6,66 219,107 22 260 260 4189 54541
% 80

261 1581 EGE  * KONAL 7H 11 9 8,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 219,085 23 261 261 4190 54550
% 80

262 28 EYMEN* YAVRUCU 7H 5 8 2,33 2 4 0,67 2 4 0,67 3 3 2,00 1 1 0,67 2 2 1,33 15 22 7,67 218,633 24 262 262 4197 54686
% 81

263 1670 SÜMEYRA U UOCAK 7H 9 11 5,33 3 6 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 29 60 8,99 218,123 25 263 263 4212 54872
% 81

264 1522 ESMA ULUHATUN 7D 5 11 1,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 4 2,67 3 8 0,33 4 10 0,67 24 42 10,00 217,929 25 264 264 4218 54938
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

265 1462 BBRAN* KÇ Y 7H 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 5 15 0,00 5 15 0,00 26 63 5,00 217,398 26 265 265 4239 55136
% 81

266 1499 BERRA UR ALPTEKİN 7E 8 10 4,67 5 2 4,33 8 1 7,67 3 6 1,00 2 16 -3,33 3 14 -1,67 29 49 12,67 217,268 23 266 266 4245 55178
% 81

267 769 ESRA YAMAN 7K 3 14 -1,67 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 10 5,67 25 50 8,32 217,029 28 267 267 4255 55269
% 81

268 76 MUSTAFA EM İR ÖZDEMİR7G 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 28 62 7,33 216,973 20 268 268 4256 55282
% 81

269 1403 ELİF ALHAM UD 7E 6 13 1,67 4 5 2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 50 9,34 216,591 24 269 269 4258 55441
% 82

270 1405 HANAN*ALHA MOUD 7F 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 27 63 6,00 214,441 15 270 270 4316 56246
% 83

271 1053 YUSUF* YEDİER 7E 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 1 11 -2,67 6 10 2,67 24 49 7,67 214,331 25 271 271 4323 56295
% 83

272 116 SULTAN ÖZ ÖZKAN 7D 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 28 62 7,34 214,105 26 272 272 4330 56384
% 83

273 1329 BURAK GÖREN 7E 4 6 2,00 2 5 0,33 4 6 2,00 1 2 0,33 11 19 4,66 213,891 26 273 273 4340 56457
% 83

274 1116 AFSA NUR KÖPRÜLÜ 7G 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 212,950 21 274 274 4369 56815
% 84

275 1028 MİRA PELİN ŞAHİN 7F 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 212,413 16 275 275 4379 56993
% 84

276 1283 ECRİN* KELEBEK 7F 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 212,324 17 276 276 4384 57018
% 84

277 1350 SEVDEY OFLUOĞLUY 7I 6 3 5,00 1 1 0,67 3 1 2,67 0 1 -0,33 0 8 -2,67 3 8 0,33 13 22 5,67 212,203 22 277 277 4387 57058
% 84

278 1665 SUDE * ÜNAL 7F 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 211,951 18 278 278 4398 57145
% 84

279 1510 ELİF ERVA İNCİLER 7H 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 4 16 -1,33 22 55 3,67 211,060 27 279 279 4428 57489
% 85

280 593 VURAL* KARTAL 7L 7 12 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 25 63 4,00 210,943 24 280 280 4431 57529
% 85

281 750 SABRİNA RAJABOVA 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 27 62 6,35 210,563 27 281 281 4445 57679
% 85

282 1690 JUDİ C MİRAY 7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 27 62 6,32 210,047 19 282 282 4458 57864
% 85

283 648 İSMAİL GEDİKLİ 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 24 65 2,32 209,937 20 283 283 4461 57903
% 85

284 1123 CEMRE* ŞAHİ 7B 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 7 13 2,67 27 62 6,34 209,705 30 284 284 4470 58004
% 85

285 966 EZGİSU ÖCAL 7G 7 13 2,67 4 5 2,33 7 2 6,33 1 8 -1,67 2 16 -3,33 5 12 1,00 26 56 7,33 209,698 22 285 285 4471 58007
% 85

286 0 YAĞMUR**** UU 7I 4 14 -0,67 0 9 -3,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 9 9 6,00 18 49 1,67 209,583 23 286 286 4474 58056
% 86

287 1182 ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 209,002 31 287 287 4489 58265
% 86

288 1388 RIDVAN MUHAMMED 7H 7 13 2,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 62 6,35 208,434 28 288 288 4503 58473
% 86

289 1516 EMİR CAN YILDIZ 7L 7 13 2,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 3 1,00 2 9 -1,00 2 15 -3,00 25 47 9,34 208,405 25 289 289 4504 58487
% 86

290 156 ECESU* GÜNER 7G 5 14 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 6 12 2,00 23 56 4,33 208,048 23 290 290 4513 58616
% 86

291 1642 SELİM* ÖRÜN 7H 5 7 2,67 1 3 0,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 5 -0,67 2 12 -2,00 17 31 6,67 207,668 29 291 291 4522 58744
% 87

292 614 EMİR * KILIÇ 7F 6 13 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 2 5,33 16 31 5,67 207,359 21 292 292 4528 58841
% 87

293 1726 OMAR DİBS 7L 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,65 206,512 26 293 293 4552 59155
% 87

294 972 MUHAMMED T ÇETİN 7D 3 17 -2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 205,228 28 294 294 4584 59611
% 88

295 639 BEYZA*NUR EŞİTER 7G 6 14 1,33 3 4 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 3 13 -1,33 25 52 7,67 203,211 24 295 295 4637 60277
% 89

296 1632 NURSEL OT 7F 7 12 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 66 0,99 201,195 22 296 296 4701 60924
% 90

297 1038 SÜMEY*E AK SA BAĞCI7G 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 12 -4,00 7 12 3,00 23 58 3,66 200,682 25 297 297 4712 61108
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

298 792 HAYAT* İBRAHİM 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 4 16 -1,33 22 64 0,67 199,688 29 298 298 4731 61443
% 91

299 1605 ERDEM 7K 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 69 -2,00 198,520 29 299 299 4763 61848
% 91

300 1313 SELİME NAZ 7I 2 14 -2,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 7 7 4,67 18 52 0,66 198,219 24 300 300 4778 61951
% 91

301 1067 YASMİN SAMAST 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,67 198,163 30 301 301 4779 61962
% 91

302 1359 BERENSU YILMAZ 7L 3 7 0,67 2 2 1,33 0 6 -2,00 2 6 0,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 12 35 0,33 197,620 27 302 302 4790 62102
% 91

303 1501 ÇAĞLA* KURT 7F 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 0 20 -6,67 21 69 -2,00 195,852 23 303 303 4842 62609
% 92

304 1143 EREN KAYRA ERBAY 7B 1 2 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 13 40 -0,34 195,362 32 304 304 4851 62740
% 92

305 17000 MERVEM R MİRAY 7I 3 17 -2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 22 68 -0,66 195,286 25 305 305 4853 62765
% 92

306 7479 ARDA ALİ OKU AN 7H 6 13 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 13 0,67 3 17 -2,67 21 66 -1,00 193,829 30 306 306 4891 63206
% 93

307 1659 TALHA* KÜÇÜK 7L 3 15 -2,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 2 4 0,67 1 6 -1,00 7 12 3,00 16 49 -0,33 193,218 28 307 307 4912 63373
% 93

308 1379 BUĞRA* BAT İ 7I 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 14 -1,67 4 15 -1,00 18 53 0,33 192,849 26 308 308 4921 63474
% 93

309 314 SEMİH*T TERZİ 7K 6 7 3,67 3 7 0,67 2 5 0,33 6 14 1,33 0 20 -6,67 17 53 -0,67 190,604 30 309 309 4959 63999
% 94

310 650 YA*NYASİLD IZ 7I 3 12 -1,00 3 5 1,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 17 50 0,33 189,355 27 310 310 4979 64276
% 95

311 1463 EMİRHAN ÇELENK 7I 4 15 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 13 0,67 21 66 -0,99 187,819 28 311 311 5022 64650
% 95

312 0 RÜME SA AS LAN 7K 3 17 -2,67 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 21 67 -1,34 186,671 31 312 312 5040 64886
% 96

313 574 CANSU* BERBER 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 186,415 31 313 313 5043 64923
% 96

314 1688 BEDRİYE LSALEH 7D 2 18 -4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 185,268 31 314 314 5063 65135
% 96

315 1054 DENİZ* YUSUF 7F 5 15 0,00 0 3 -1,00 1 7 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 3 -1,00 12 42 -2,00 182,960 24 315 315 5102 65590
% 97

316 1205 ECE  * POLATCAN 7C 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 20 -6,67 8 11 4,33 21 68 -1,67 182,076 26 316 316 5112 65737
% 97

317 1020 RÜMEYSA ACAR 7D 5 11 1,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 14 -1,67 15 58 -4,34 180,725 32 317 317 5130 65946
% 97

318 13780 RAHAF* BALALO 7H 4 13 -0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 4 11 0,33 2 15 -3,00 15 59 -4,67 180,358 32 318 318 5134 65993
% 97

319 938 EGEHAN GÜNER 7G 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 22 68 -0,67 179,457 26 319 319 5143 66104
% 97

320 566 TUANAA ADANIR 7I 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 179,355 29 320 320 5146 66124
% 97

321 1369 BERAT* ELMAS 7G 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 177,887 27 321 321 5169 66325
% 98

322 411 SEDATYUSUF GÜVENÇ7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 171,568 25 322 322 5214 66944
% 99

323 624 MERT B DAKAK 7G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 170,353 28 323 323 5223 67014
% 99

324 1058 EMİRADİL DİRİK 7I 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 16 74 -8,68 166,503 30 324 324 5244 67235
% 99

325 1363 MEHDİ*EFE BADAN 7E 2 17 -3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 18 -5,00 4 16 -1,33 21 67 -1,34 166,419 27 325 325 5245 67241
% 99

326 1335 YAĞMUR KARACA 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 74 -8,66 163,401 26 326 326 5256 67388
% 99

327 1370 DİYAP MUHAMMED 7G 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 15 75 -9,99 160,220 29 327 327 5270 67482
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
 6I 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7I 7İ 7K 7L

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 6I 7 7A 7B 7C 7D



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1097 YİĞİT* EROĞLU  10 3 9,00 7 2 6,33 7 1 6,67 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 49 10 45,66 329,357 1 90 90 1404 18296
% 27

2 803 NİSANUR SEVİNÇ  11 8 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 35 54 16,99 259,637 2 198 198 3109 39924
% 59

3 1653 TAHA BATĞİ  1 2 0,33 1 0 1,00 3 0 3,00 8 3 7,00 4 0 4,00 17 5 15,33 249,848 3 214 214 3375 43447
% 64

4 987 BARIŞ ALTUN  9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 34 56 15,34 241,771 4 228 228 3571 46289
% 68

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 6I

KATILIMLAR

1 669 EDA ELİF MACİT 6I 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 31 59 11,33 232,535 1 241 241 3819 49676
% 73

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 235 B HAR* GÜNDOĞDU 7 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 76 14 71,34 431,350 1 7 7 151 2161
% 3,18

2 269 ECMEL*ASYA KESKİN 7 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 10 4,67 13 7 10,67 58 30 48,01 345,551 2 61 61 1060 14376
% 21

3 723 MUSAB* KAHYAOĞLU 7 7 10 3,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 10 10 6,67 13 6 11,00 50 35 38,34 312,444 3 115 115 1778 22988
% 34

4 1464 ARDA ENES GÜREL 7 8 9 5,00 7 2 6,33 4 4 2,67 4 2 3,33 3 6 1,00 8 10 4,67 34 33 23,00 260,628 4 195 195 3085 39547
% 58

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 252 MİRAY* CEYHAN 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 19 1 18,67 81 7 78,67 465,674 1 3 3 42 517
% 0,76

2 130 ASYA ECRİN YEĞEN 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 449,971 2 5 5 87 1149
% 1,69

3 204 MELEKNAZ DOĞAN 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 75 15 70,00 425,974 3 8 8 174 2561
% 3,77

4 377 METE ÜSTÜN 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,67 419,170 4 10 10 207 3135
% 4,62

5 149 ELİF SU SEVİNÇ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 11 4 9,67 20 0 20,00 70 14 65,33 413,659 5 14 14 247 3639
% 5,36

6 261 ZEHRANAZ KUTUN 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 16 4 14,67 68 15 63,01 395,717 6 22 22 410 5706
% 8,41

7 142 ELİF * *Lİ 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 7 4,67 17 3 16,00 64 20 57,34 370,422 7 35 35 663 9517
% 14

8 136 ALMİNA DEDE 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 7 0 7,00 11 9 8,00 58 18 52,00 355,650 8 45 45 879 12277
% 18

9 201 BEYZAA KAYA 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 5 3 4,00 14 5 12,33 57 18 50,99 354,064 9 47 47 919 12630
% 19

10 165 İSMAİL D DİLİM 7A 11 7 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 8 1 7,67 8 3 7,00 13 4 11,67 58 15 53,01 353,733 10 48 48 922 12707
% 19

11 147 EGEMEN GÜLKAN 7A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 10 4 8,67 9 11 5,33 58 24 50,00 350,116 11 53 53 970 13425
% 20

12 612 AZRA KARA 7A 11 5 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 8 3,33 17 2 16,33 54 24 45,99 345,618 12 60 60 1059 14367
% 21

13 1105 ADA GÖK 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 12 4 10,67 47 16 41,67 340,894 13 69 69 1155 15426
% 23

14 767 DAMLA* KÜÇÜK 7A 15 4 13,67 1 4 -0,33 5 4 3,67 4 4 2,67 5 11 1,33 17 2 16,33 47 29 37,34 337,678 14 75 75 1219 16192
% 24

15 179 KEREM* EPÇAÇAN 7A 15 5 13,33 3 6 1,00 5 4 3,67 8 2 7,33 11 7 8,67 9 7 6,67 51 31 40,67 336,784 15 76 76 1246 16409
% 24

16 244 ELİF * DAYANAN 7A 19 1 18,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 2 3,33 6 4 4,67 8 10 4,67 49 25 40,68 336,667 16 79 79 1252 16445
% 24

17 123 ERAY CAYNAK 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 11 -0,67 16 4 14,67 54 30 44,01 331,138 17 86 86 1372 17850
% 26

18 198 DORUK* EĞRİ 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 10 3,67 8 12 4,00 52 35 40,34 310,097 18 118 118 1831 23704
% 35

19 253 SEMİH* YENER 7A 11 8 8,33 8 1 7,67 6 3 5,00 7 1 6,67 4 12 0,00 13 5 11,33 49 30 39,00 310,051 19 119 119 1832 23724
% 35

20 316 ÖMER AVCI 7A 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 8 5,33 10 9 7,00 44 40 30,66 292,394 20 146 146 2251 29113
% 43

21 1227 KEREM ERYEŞİL 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 9 2,00 9 11 5,33 44 40 30,66 285,520 21 153 153 2415 31281
% 46

22 1469 YAĞMUR ALTIN 7A 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 13 -0,33 10 9 7,00 45 41 31,33 274,786 22 171 171 2704 34760
% 51

23 1107 CEMRE ÖZTÜRK 7A 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 8 11 4,33 39 45 24,00 270,557 23 182 182 2836 36098
% 53

24 0 HAMZA  E ÇELİK 7A 7 11 3,33 7 0 7,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 7 2,67 3 4 1,67 29 22 21,67 250,838 24 212 212 3345 43069
% 63

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 1146 MELİSÜ ÇİNİCİOĞLU 7B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 18 1 17,67 73 11 69,34 425,602 1 9 9 177 2599
% 3,83

2 251 MERT KERİM KARATAŞ7B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 72 18 66,00 401,632 2 19 19 344 4947
% 7,29

3 1138 ERDEM* BEDİR 7B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 9 5,00 17 3 16,00 70 17 64,34 401,345 3 20 20 348 4979
% 7,33

4 1169 YAĞMUR YÜKSEL 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 69 21 62,00 400,712 4 21 21 359 5080
% 7,48

5 575 ZEHRA* YILMAZ 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 5 8,33 15 3 14,00 67 16 61,66 393,348 5 23 23 422 5993
% 8,83

6 517 EZGİ * ULUSOY 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 8 5,33 17 3 16,00 66 19 59,66 387,333 6 27 27 476 6830
% 10

7 1209 EMİR A  D ANADOL 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 15 5 13,33 62 17 56,34 374,441 7 32 32 615 8800
% 13

8 249 YİĞİT* ŞEN 7B 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 7 10,67 15 5 13,33 65 25 56,67 371,332 8 34 34 655 9362
% 14

9 555 TUĞBA* AYTAN 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 12 4,00 14 6 12,00 63 27 54,00 367,824 9 36 36 699 9957
% 15

10 1180 ZEYNEPSU EŞİYOK 7B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 9 2,00 15 5 13,33 60 24 52,00 348,393 10 55 55 994 13761
% 20

11 1162 UMUT * ÇİPA 7B 13 4 11,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 8 2,33 14 5 12,33 53 26 44,33 336,717 11 77 77 1249 16430
% 24

12 1171 YAREN* GÜNDOĞDU 7B 12 7 9,67 6 2 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 0 2,00 14 4 12,67 51 16 45,67 333,426 12 83 83 1322 17225
% 25

13 1125 CEYLAA ÖZDEN 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 11 5,33 14 6 12,00 55 35 43,32 332,271 13 85 85 1351 17549
% 26

14 1113 ALİ EMİR KURT 7B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 9 8 6,33 13 7 10,67 53 33 42,00 329,217 14 92 92 1410 18329
% 27

15 611 MEHMETAKİF ÇALIŞKAN7B 8 11 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 54 30 43,99 327,366 15 95 95 1452 18870
% 28

16 697 KEREM* ÇİKAY 7B 9 4 7,67 8 1 7,67 4 4 2,67 6 3 5,00 6 2 5,33 14 5 12,33 47 19 40,67 327,017 16 96 96 1458 18975
% 28

17 1127 DORUK*EGE BALCİ 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 7 6,67 13 4 11,67 52 31 41,67 324,657 17 100 100 1508 19610
% 29

18 186 KAĞAN SÖZER 7B 9 11 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 12 2,00 14 6 12,00 55 33 44,00 317,898 18 110 110 1652 21465
% 32

19 365 EDA NUR KITAY 7B 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 9 6 7,00 48 22 40,66 314,747 19 114 114 1726 22347
% 33

20 1161 SERCAN BALCI 7B 15 5 13,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 9 1,00 11 7 8,67 45 36 33,00 309,121 20 120 120 1854 23997
% 35

21 1178 ZEYNEP  Ş AŞCIOĞLU 7B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 13 -0,33 9 9 6,00 48 37 35,68 296,178 21 137 137 2158 27886
% 41

22 1173 YUSUF*ALİ ÇAPKIN 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 5 11 1,33 11 9 8,00 43 42 29,00 284,708 22 156 156 2440 31567
% 46

23 1112 ALEYNA ÇAKIR 7B 11 9 8,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 12 1,00 6 12 2,00 43 41 29,33 273,131 23 174 174 2755 35288
% 52

24 1166 YAĞMUR KAYMAK 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 14 -1,67 11 9 8,00 41 46 25,66 257,216 24 199 199 3163 40795
% 60

25 1177 ZEHRAANİL COŞKUN 7B 10 7 7,67 6 2 5,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 0 8 -2,67 7 10 3,67 32 33 21,00 254,172 25 206 206 3243 41895
% 62

26 274 EYMENEFE AKARSU 7B 7 13 2,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 13 2,67 6 14 1,33 38 52 20,67 247,917 26 221 221 3430 44150
% 65

27 1129 EMİR ALİ DİLİM 7B 4 5 2,33 4 6 2,00 6 2 5,33 2 6 0,00 7 6 5,00 5 11 1,33 28 36 15,99 245,127 27 222 222 3479 45144
% 66

28 1114 ALMİNA CANDAN 7B 12 8 9,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 12 0,00 28 50 11,33 240,413 28 230 230 3616 46803
% 69

29 1184 ELİF * KARAKAŞ 7B 7 12 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 34 54 16,01 230,326 29 246 246 3875 50457
% 74

30 1123 CEMRE* ŞAHİ 7B 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 7 13 2,67 27 62 6,34 209,705 30 284 284 4470 58004
% 85

31 1182 ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 209,002 31 287 287 4489 58265
% 86

32 1143 EREN KAYRA ERBAY 7B 1 2 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 13 40 -0,34 195,362 32 304 304 4851 62740
% 92



7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7B

KATILIMLAR
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 1295 METE KA* KOÇ 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,316 1 1 1 8 77
% 0,11

2 1194 ALİCAN EKSER 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 86 4 84,67 480,851 2 2 2 12 162
% 0,24

3 1200 BURAK* AYAZ 7C 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 4 12,67 19 1 18,67 79 9 76,01 454,016 3 4 4 75 971
% 1,43

4 1249 ŞEVVAL SARI 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 6 10,00 15 4 13,67 71 16 65,68 407,185 4 15 15 297 4324
% 6,37

5 1191 AHMET*CAN YILMAZ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 6 9,00 16 3 15,00 72 14 67,34 407,181 5 16 16 298 4326
% 6,37

6 194 İLAYDA YILDIRIM 7C 14 4 12,67 9 1 8,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 3 6,00 16 1 15,67 60 11 56,35 377,118 6 29 29 581 8348
% 12

7 1262 NEVA AYDEMİR 7C 12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 12 6 10,00 15 4 13,67 64 21 57,00 375,829 7 31 31 599 8555
% 13

8 1494 BEGÜM* ALTUNTAŞ 7C 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 8 7,33 12 8 9,33 64 24 55,99 373,008 8 33 33 629 9039
% 13

9 1216 ESMA NUR KAYA 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 8 7,33 11 7 8,67 61 25 52,67 362,339 9 39 39 786 10972
% 16

10 1197 BEYZA* ÖZEN 7C 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 14 4 12,67 58 24 50,01 360,554 10 40 40 807 11317
% 17

11 189 UMREHAN YILDIRIM 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 8 6,33 14 5 12,33 59 27 50,00 353,293 11 49 49 930 12796
% 19

12 1259 ZEYNEP TAŞKIRAN 7C 11 7 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 56 18 50,01 349,972 12 54 54 974 13456
% 20

13 1260 ALİ KEMAL VANLI 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 8 5,33 13 5 11,33 60 24 51,99 348,204 13 56 56 1000 13807
% 20

14 1196 AZRA * BEDİR 7C 13 7 10,67 7 3 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 13 6 11,00 10 10 6,67 57 31 46,67 345,958 14 59 59 1047 14283
% 21

15 1201 CEYLİN TU TUĞCU 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 7 8,67 11 6 9,00 58 27 49,00 342,523 15 67 67 1118 15037
% 22

16 1208 ELİN * SHOJAEİ 7C 15 5 13,33 3 6 1,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 13 2,67 14 6 12,00 55 33 44,00 340,350 16 72 72 1168 15549
% 23

17 1203 ÇAĞAN* KARLI 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 55 35 43,33 332,987 17 84 84 1331 17350
% 26

18 620 EMRE * YILDIRIM 7C 9 11 5,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 11 6 9,00 13 7 10,67 48 37 35,66 318,797 18 107 107 1633 21211
% 31

19 1254 YAĞMUR BAŞARAN 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 13 1,67 13 6 11,00 53 35 41,33 316,666 19 112 112 1683 21799
% 32

20 1231 NEHİR* ŞENTÜRK 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 6 2 5,33 6 2 5,33 5 7 2,67 10 6 8,00 44 30 33,99 303,405 20 127 127 1982 25617
% 38

21 1192 ALİ  * ABAY 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 7 1,67 12 7 9,67 42 38 29,34 282,377 21 160 160 2503 32293
% 48

22 1214 ERKUT* ŞEKER 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,33 272,687 22 178 178 2772 35444
% 52

23 1247 ÖMERKUZEY KÜÇÜK 7C 7 5 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 10 0,67 7 4 5,67 35 31 24,67 266,131 23 190 190 2942 37590
% 55

24 1261 HALE * AĞCA 7C 6 5 4,33 4 2 3,33 3 3 2,00 4 3 3,00 6 4 4,67 3 4 1,67 26 21 19,00 254,189 24 204 204 3241 41890
% 62

25 1218 MELEK* ÇELİK 7C 10 10 6,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 16 -3,33 5 14 0,33 29 57 10,01 220,467 25 257 257 4145 54064
% 80

26 1205 ECE  * POLATCAN 7C 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 20 -6,67 8 11 4,33 21 68 -1,67 182,076 26 316 316 5112 65737
% 97
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 106 CAN  H KALAFAT 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 13 5 11,33 18 2 17,33 72 16 66,66 417,646 1 11 11 221 3276
% 4,83

2 276 ESAT Z GÖZTOK 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 73 15 68,00 416,393 2 13 13 229 3392
% 5,00

3 202 ECE  Z ÖZTEPE 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 17 3 16,00 69 20 62,35 392,587 3 24 24 428 6090
% 8,97

4 587 BERAT* KALKAN 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 12 5 10,33 14 3 13,00 66 17 60,33 390,739 4 25 25 444 6339
% 9,34

5 790 EGE  * ŞENOL 7D 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 9 7,00 17 3 16,00 66 23 58,34 389,709 5 26 26 452 6487
% 9,56

6 175 BARIŞ* ASLAN 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 6 8,00 12 5 10,33 58 25 49,65 360,538 6 41 41 809 11321
% 17

7 174 ZEYNEBŞURA KABAKÇI7D 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 8 11 4,33 59 23 51,33 350,609 7 51 51 966 13337
% 20

8 1465 YUSUF* YILDIRIM 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 8 7,33 16 4 14,67 54 34 42,68 350,471 8 52 52 968 13370
% 20

9 1399 ZENFİRA ALİYEVA 7D 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 15 3 14,00 56 27 46,99 340,451 9 71 71 1164 15531
% 23

10 595 ALARA* ÖZCAN 7D 11 6 9,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 4 1 3,67 50 18 44,00 325,029 10 99 99 1497 19512
% 29

11 143 FATMANUR YILMAZ 7D 11 7 8,67 4 4 2,67 7 2 6,33 7 3 6,00 10 4 8,67 8 12 4,00 47 32 36,34 311,317 11 116 116 1805 23337
% 34

12 1064 YUSUFHAMZA ÖNEL 7D 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 13 7 10,67 45 26 36,34 298,977 12 134 134 2098 27004
% 40

13 601 EL*  * DOGAN 7D 14 5 12,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 9 5 7,33 40 30 29,99 294,469 13 142 142 2207 28436
% 42

14 1066 NİSANUR SAM*T 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,35 286,777 14 152 152 2389 30870
% 45

15 740 CANSU* ÜNSAL 7D 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 11 2,33 9 11 5,33 42 45 26,99 285,212 15 154 154 2426 31397
% 46

16 905 EMİR TÜRKÇE 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 11 9 8,00 38 52 20,66 277,227 16 166 166 2646 33976
% 50

17 1620 YİĞİTDEMRE BULUT 7D 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 12 3,00 9 7 6,67 41 44 26,34 274,589 17 172 172 2713 34822
% 51

18 696 HAYAL*ŞİMA KALKAN 7D 10 5 8,33 4 1 3,67 7 0 7,00 6 2 5,33 1 1 0,67 4 3 3,00 32 12 28,00 273,639 18 173 173 2740 35111
% 52

19 870 BELİNAY KÖSTEK 7D 5 12 1,00 3 5 1,33 4 4 2,67 4 6 2,00 6 8 3,33 7 7 4,67 29 42 15,00 242,840 19 225 225 3540 45936
% 68

20 727 ARMAĞAN ÇORT 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 30 49 13,67 236,432 20 235 235 3714 48290
% 71

21 152 BERKAY EVCİ 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 8 12 4,00 31 58 11,67 236,177 21 236 236 3722 48380
% 71

22 1063 HALİLÇINAR TOPARLAK7D 4 13 -0,33 4 6 2,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 11 4,33 30 35 18,33 235,074 22 238 238 3759 48769
% 72

23 744 EMİRHAN SIGIRTA 7D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 10 6,67 25 55 6,67 220,346 23 258 258 4150 54109
% 80

24 1713 HAMİD* JUONEY 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 9 11 5,33 3 17 -2,67 27 62 6,33 219,383 24 259 259 4178 54441
% 80

25 1522 ESMA ULUHATUN 7D 5 11 1,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 4 2,67 3 8 0,33 4 10 0,67 24 42 10,00 217,929 25 264 264 4218 54938
% 81

26 116 SULTAN ÖZ ÖZKAN 7D 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 28 62 7,34 214,105 26 272 272 4330 56384
% 83

27 750 SABRİNA RAJABOVA 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 27 62 6,35 210,563 27 281 281 4445 57679
% 85

28 972 MUHAMMED T ÇETİN 7D 3 17 -2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 205,228 28 294 294 4584 59611
% 88

29 792 HAYAT* İBRAHİM 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 4 16 -1,33 22 64 0,67 199,688 29 298 298 4731 61443
% 91

30 1067 YASMİN SAMAST 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,67 198,163 30 301 301 4779 61962
% 91

31 1688 BEDRİYE LSALEH 7D 2 18 -4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 185,268 31 314 314 5063 65135
% 96

32 1020 RÜMEYSA ACAR 7D 5 11 1,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 14 -1,67 15 58 -4,34 180,725 32 317 317 5130 65946
% 97



7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7D

KATILIMLAR
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 35 EYMEN HAMZA 7E 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 74 15 69,01 417,324 1 12 12 223 3298
% 4,86

2 607 AYBÜKE KABAKCI 7E 16 4 14,67 7 2 6,33 6 3 5,00 6 3 5,00 10 7 7,67 11 6 9,00 56 25 47,67 355,835 2 44 44 877 12244
% 18

3 794 ELBER ERSOY 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 6 1,00 9 6 7,00 12 7 9,67 52 31 41,66 342,417 3 68 68 1123 15057
% 22

4 83 GEDSONA FERNANDES7E 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 9 11 5,33 58 32 47,33 340,585 4 70 70 1161 15499
% 23

5 1472 EZEL DEŞEN 7E 12 4 10,67 6 1 5,67 8 1 7,67 1 0 1,00 5 0 5,00 9 4 7,67 41 10 37,68 319,525 5 104 104 1622 21023
% 31

6 604 DORUK*ESEN 7E 14 5 12,33 4 6 2,00 5 4 3,67 2 5 0,33 10 8 7,33 10 9 7,00 45 37 32,66 319,246 6 105 105 1627 21097
% 31

7 1431 İREM * KURTULUŞ 7E 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 10 8 7,33 46 30 35,99 318,394 7 109 109 1643 21340
% 31

8 751 MUHAMMED TAŞPINAR7E 14 6 12,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 0 2,00 8 3 7,00 37 16 31,67 302,526 8 129 129 2009 25908
% 38

9 942 SARE ECRİN TÜRKMEN7E 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 14 1,33 12 8 9,33 46 44 31,33 300,314 9 131 131 2067 26591
% 39

10 1272 EBRARO KIRAÇ 7E 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 2 13 -2,33 13 7 10,67 45 39 32,01 297,787 10 135 135 2122 27368
% 40

11 749 ELİF * BAHÇECİ 7E 11 9 8,00 6 4 4,67 8 1 7,67 3 7 0,67 8 12 4,00 6 11 2,33 42 44 27,34 279,507 11 162 162 2591 33242
% 49

12 80 ESMA YALÇ   A A 7E 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 4 0,67 29 27 20,01 270,532 12 183 183 2839 36109
% 53

13 515 EREN ÇELİK 7E 8 11 4,33 5 5 3,33 4 3 3,00 5 3 4,00 6 3 5,00 8 11 4,33 36 36 23,99 270,018 13 185 185 2855 36287
% 53

14 796 NİSAN*DURU ASLAN 7E 10 7 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 6 4 4,67 3 13 -1,33 9 6 7,00 36 36 24,01 269,029 14 186 186 2876 36600
% 54

15 700 İLKERYASİN 7E 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 36 54 18,00 253,382 15 208 208 3270 42146
% 62

16 1428 MERT EFE CANTÜRK 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 8 11 4,33 8 12 4,00 33 55 14,66 249,065 16 217 217 3403 43710
% 64

17 602 ÇINAR ÇELEBİ 7E 9 8 6,33 2 2 1,33 6 4 4,67 1 1 0,67 7 8 4,33 0 3 -1,00 25 26 16,33 248,685 17 219 219 3412 43847
% 65

18 1689 BETÜL HAMZA 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 12 7 9,67 33 50 16,34 241,553 18 229 229 3575 46372
% 68

19 606 ECE  U OTÇU 7E 4 9 1,00 4 2 3,33 10 0 10,00 2 4 0,67 1 1 0,67 2 2 1,33 23 18 17,00 232,986 19 239 239 3808 49517
% 73

20 692 ZÜMRA OK 7E 9 7 6,67 3 5 1,33 5 2 4,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 25 35 13,33 231,955 20 242 242 3833 49875
% 73

21 1362 AYŞEABOAĞC AB*CA 7E 2 3 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 1 -0,33 8 10 4,67 20 24 12,01 228,503 21 248 248 3913 51109
% 75

22 1222 BERAT SEZER 7E 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 31 59 11,34 226,454 22 250 250 3969 51818
% 76

23 1499 BERRA UR ALPTEKİN 7E 8 10 4,67 5 2 4,33 8 1 7,67 3 6 1,00 2 16 -3,33 3 14 -1,67 29 49 12,67 217,268 23 266 266 4245 55178
% 81

24 1403 ELİF ALHAM UD 7E 6 13 1,67 4 5 2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 50 9,34 216,591 24 269 269 4258 55441
% 82

25 1053 YUSUF* YEDİER 7E 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 1 11 -2,67 6 10 2,67 24 49 7,67 214,331 25 271 271 4323 56295
% 83

26 1329 BURAK GÖREN 7E 4 6 2,00 2 5 0,33 4 6 2,00 1 2 0,33 11 19 4,66 213,891 26 273 273 4340 56457
% 83

27 1363 MEHDİ*EFE BADAN 7E 2 17 -3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 18 -5,00 4 16 -1,33 21 67 -1,34 166,419 27 325 325 5245 67241
% 99
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7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 623 AZRA NUR GÜRVARDAR7F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 15 4 13,67 19 1 18,67 75 13 70,67 434,412 1 6 6 137 1961
% 2,89

2 714 EYMEN* ÖRGEN 7F 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 12 1,00 12 8 9,33 57 30 47,00 331,103 2 87 87 1374 17859
% 26

3 757 ESMA UMUT ŞEVKAY 7F 14 6 12,00 7 1 6,67 8 1 7,67 7 3 6,00 4 4 2,67 10 3 9,00 50 18 44,01 330,103 3 89 89 1392 18113
% 27

4 1367 YARENA D* IOĞLU 7F 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 2 1 1,67 14 5 12,33 50 22 42,67 318,493 4 108 108 1639 21305
% 31

5 950 KÜBRA* TAŞPINAR 7F 15 3 14,00 1 1 0,67 6 3 5,00 5 2 4,33 2 6 0,00 10 8 7,33 39 23 31,33 303,028 5 128 128 1991 25745
% 38

6 672 MELİKE AKÇA 7F 13 4 11,67 2 0 2,00 5 2 4,33 1 2 0,33 0 2 -0,67 10 8 7,33 31 18 24,99 284,965 6 155 155 2434 31489
% 46

7 759 UBEYDULLAH ERENDEMİR7F 7 10 3,67 3 5 1,33 8 1 7,67 3 2 2,33 6 7 3,67 9 4 7,67 36 29 26,34 278,230 7 164 164 2615 33650
% 50

8 1458 EMİR * AYDOĞAN 7F 10 7 7,67 3 6 1,00 4 4 2,67 4 4 2,67 8 12 4,00 9 11 5,33 38 44 23,34 277,861 8 165 165 2626 33758
% 50

9 1545 İREM SU TANİŞİK 7F 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 8 1,33 7 10 3,67 39 39 25,99 275,552 9 169 169 2684 34508
% 51

10 1474 UĞUR * İNCEOĞLU 7F 11 7 8,67 5 3 4,00 6 2 5,33 8 2 7,33 1 10 -2,33 9 9 6,00 40 33 29,00 275,113 10 170 170 2694 34643
% 51

11 1437 ECRİN* KORKUDAN 7F 11 9 8,00 3 1 2,67 5 5 3,33 6 2 5,33 0 7 -2,33 7 8 4,33 32 32 21,33 256,306 11 200 200 3191 41128
% 61

12 798 EYÜP EMİR ORAN 7F 6 3 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 2 0,33 4 8 1,33 32 21 24,99 254,186 12 205 205 3242 41891
% 62

13 1507 TUA ** YAYLI 7F 11 9 8,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 13,99 242,502 13 226 226 3547 46059
% 68

14 1542 BERAT* KOÇYİĞİT 7F 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 30 60 10,00 230,415 14 245 245 3873 50422
% 74

15 1405 HANAN*ALHA MOUD 7F 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 27 63 6,00 214,441 15 270 270 4316 56246
% 83

16 1028 MİRA PELİN ŞAHİN 7F 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 212,413 16 275 275 4379 56993
% 84

17 1283 ECRİN* KELEBEK 7F 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 212,324 17 276 276 4384 57018
% 84

18 1665 SUDE * ÜNAL 7F 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 211,951 18 278 278 4398 57145
% 84

19 1690 JUDİ C MİRAY 7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 27 62 6,32 210,047 19 282 282 4458 57864
% 85

20 648 İSMAİL GEDİKLİ 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 24 65 2,32 209,937 20 283 283 4461 57903
% 85

21 614 EMİR * KILIÇ 7F 6 13 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 2 5,33 16 31 5,67 207,359 21 292 292 4528 58841
% 87

22 1632 NURSEL OT 7F 7 12 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 66 0,99 201,195 22 296 296 4701 60924
% 90

23 1501 ÇAĞLA* KURT 7F 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 0 20 -6,67 21 69 -2,00 195,852 23 303 303 4842 62609
% 92

24 1054 DENİZ* YUSUF 7F 5 15 0,00 0 3 -1,00 1 7 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 3 -1,00 12 42 -2,00 182,960 24 315 315 5102 65590
% 97

25 411 SEDATYUSUF GÜVENÇ7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 171,568 25 322 322 5214 66944
% 99

26 1335 YAĞMUR KARACA 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 74 -8,66 163,401 26 326 326 5256 67388
% 99
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100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7G

KATILIMLAR

1 239 EFSANUR MUTLU 7G 15 5 13,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 4 4,67 9 6 7,00 12 5 10,33 56 24 47,99 354,734 1 46 46 903 12471
% 18

2 967 KAMİL AŞKIN 7G 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 16 4 14,67 56 34 44,67 338,738 2 74 74 1199 15937
% 23

3 647 BURÇİN APTİKADİR 7G 16 4 14,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 12 5 10,33 54 26 45,33 334,051 3 82 82 1308 17060
% 25

4 711 KAĞAN* DOĞAN 7G 14 5 12,33 9 1 8,67 4 3 3,00 1 3 0,00 4 5 2,33 14 5 12,33 46 22 38,66 329,300 4 91 91 1407 18305
% 27

5 712 NİSA * YÜKSEL 7G 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 14 6 12,00 54 36 42,00 327,515 5 94 94 1449 18822
% 28

6 634 GÜVEN* GÜMÜŞ 7G 12 6 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 4 6 2,00 6 11 2,33 13 7 10,67 49 34 37,66 317,748 6 111 111 1656 21506
% 32

7 345 BERRAK GÜRBÜZ 7G 14 6 12,00 3 0 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 13 -0,33 11 9 8,00 47 33 36,00 305,968 7 125 125 1924 24884
% 37

8 1440 HATİCE NUR AYAN 7G 12 6 10,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 6 1,00 3 7 0,67 9 6 7,00 39 30 29,00 289,906 8 148 148 2314 29904
% 44

9 802 NİSA NEHİR ÖZDEMİR 7G 11 9 8,00 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 3 5 1,33 9 7 6,67 38 33 27,00 282,037 9 161 161 2514 32406
% 48

10 367 BAGERB BAYSAL 7G 9 10 5,67 3 4 1,67 7 1 6,67 3 2 2,33 5 5 3,33 8 10 4,67 35 32 24,34 271,783 10 180 180 2795 35738
% 53

11 1561 NARİN* CAYMAZ 7G 13 4 11,67 2 1 1,67 5 2 4,33 4 2 3,33 24 9 21,00 270,238 11 184 184 2848 36215
% 53

12 1340 ERVA MİNA YÜKSEL 7G 10 9 7,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 7 0 7,00 7 13 2,67 7 13 2,67 34 50 17,34 254,376 12 203 203 3236 41822
% 62

13 1337 ALİ BERA KİRKİT 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 4 8 1,33 9 11 5,33 32 45 16,99 253,624 13 207 207 3263 42079
% 62

14 1504 ECRİN*DURU ERGÜNEN7G 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 33 57 14,01 251,327 14 209 209 3337 42890
% 63

15 1296 BARAN*CAN ORAN 7G 9 8 6,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 12 1,00 9 8 6,33 28 50 11,33 248,827 15 218 218 3409 43803
% 65

16 1525 ARDA * HÜNER 7G 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 9 11 5,33 31 59 11,33 248,201 16 220 220 3421 44036
% 65

17 625 EFEKAAN GÜNER 7G 7 9 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 3 0,00 6 10 2,67 30 36 18,00 243,108 17 224 224 3530 45836
% 68

18 1371 AHSENU AYDIN 7G 7 13 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 5 9 2,00 22 31 11,67 227,745 18 249 249 3931 51367
% 76

19 1317 BEIİNAY AK BABA 7G 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 27 63 6,00 224,150 19 252 252 4047 52638
% 78

20 76 MUSTAFA EM İR ÖZDEMİR7G 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 28 62 7,33 216,973 20 268 268 4256 55282
% 81

21 1116 AFSA NUR KÖPRÜLÜ 7G 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 212,950 21 274 274 4369 56815
% 84

22 966 EZGİSU ÖCAL 7G 7 13 2,67 4 5 2,33 7 2 6,33 1 8 -1,67 2 16 -3,33 5 12 1,00 26 56 7,33 209,698 22 285 285 4471 58007
% 85

23 156 ECESU* GÜNER 7G 5 14 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 6 12 2,00 23 56 4,33 208,048 23 290 290 4513 58616
% 86

24 639 BEYZA*NUR EŞİTER 7G 6 14 1,33 3 4 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 3 13 -1,33 25 52 7,67 203,211 24 295 295 4637 60277
% 89

25 1038 SÜMEY*E AK SA BAĞCI7G 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 12 -4,00 7 12 3,00 23 58 3,66 200,682 25 297 297 4712 61108
% 90

26 938 EGEHAN GÜNER 7G 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 22 68 -0,67 179,457 26 319 319 5143 66104
% 97

27 1369 BERAT* ELMAS 7G 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 177,887 27 321 321 5169 66325
% 98

28 624 MERT B DAKAK 7G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 170,353 28 323 323 5223 67014
% 99

29 1370 DİYAP MUHAMMED 7G 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 15 75 -9,99 160,220 29 327 327 5270 67482
% 99



7G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7G

KATILIMLAR
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7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 600 ECRİN* GÜNDOĞDU 7H 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 2 10,33 16 3 15,00 68 12 64,00 406,760 1 17 17 300 4372
% 6,44

2 390 ÖMER AKİF BUĞDAYCI 7H 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 14 5 12,33 60 14 55,33 362,948 2 38 38 781 10874
% 16

3 1571 BERAT* ŞAHİN 7H 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 5 9,33 59 17 53,33 355,880 3 43 43 876 12237
% 18

4 1088 ÖMER FARUK DÖNMEZ7H 14 4 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 8 6 6,00 13 4 11,67 55 22 47,67 353,108 4 50 50 934 12842
% 19

5 312 ARDA EMİR ÜNAL 7H 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 16 4 14,67 57 28 47,67 347,050 5 57 57 1023 14054
% 21

6 973 ALPER* YURTSEVEN 7H 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 13 5 11,33 57 25 48,66 334,739 6 81 81 1289 16895
% 25

7 1013 ÖMRÜM* ÖZCAN 7H 14 5 12,33 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 2 4 0,67 10 4 8,67 50 18 44,01 324,585 7 101 101 1511 19630
% 29

8 590 YAKUP* ALALI 7H 12 2 11,33 6 1 5,67 7 2 6,33 1 2 0,33 3 2 2,33 8 2 7,33 37 11 33,32 306,169 8 124 124 1912 24824
% 37

9 1506 ECRİN* KURT 7H 13 7 10,67 7 1 6,67 7 2 6,33 8 2 7,33 3 9 0,00 9 9 6,00 47 30 37,00 300,064 9 133 133 2075 26672
% 39

10 1278 ÖMER ASAF TARIM 7H 12 8 9,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 16 4 14,67 42 48 26,00 292,012 10 147 147 2259 29225
% 43

11 1309 EMİR * POLATCAN 7H 10 9 7,00 6 3 5,00 5 5 3,33 6 2 5,33 3 3 2,00 7 12 3,00 37 34 25,66 268,765 11 187 187 2883 36691
% 54

12 436 SÜLEYMAN E MİR ÇEVİK7H 7 11 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 3 0,00 11 8 8,33 34 27 24,99 267,225 12 188 188 2920 37221
% 55

13 1312 ZEYNEP TAŞ CI 7H 12 8 9,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 3 15 -2,00 8 11 4,33 40 46 24,66 266,678 13 189 189 2933 37408
% 55

14 1055 BURAKA TUNA 7H 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 12 2,00 10 10 6,67 34 54 16,00 254,806 14 201 201 3226 41665
% 61

15 1375 ARAS * KOÇ 7H 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 41 48 25,01 249,710 15 215 215 3384 43487
% 64

16 1080 ZEYNEP TOPUZ 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 8 1,33 11 9 8,00 30 52 12,66 243,346 16 223 223 3524 45763
% 67

17 716 ZEHRANUR GÜL 7H 1 3 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 2 7,33 15 5 13,33 238,143 17 234 234 3678 47652
% 70

18 1343 BERKE*ÖZTÜ RK 7H 9 10 5,67 1 3 0,00 8 2 7,33 1 1 0,67 2 5 0,33 3 9 0,00 24 30 14,00 235,749 18 237 237 3733 48541
% 72

19 719 BERAT* KARAGÖL 7H 4 16 -1,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 31 59 11,34 224,035 19 253 253 4052 52689
% 78

20 741 AYŞENUR TAŞCI 7H 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 5 15 0,00 30 58 10,66 221,466 20 254 254 4119 53697
% 79

21 717 FEYZA* KALFA 7H 4 12 0,00 2 5 0,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 5 0,33 6 5 4,33 20 35 8,32 220,815 21 256 256 4138 53941
% 79

22 363 ENES * AVCIOĞLU 7H 5 8 2,33 2 6 0,00 4 2 3,33 1 7 -1,33 5 9 2,00 4 11 0,33 21 43 6,66 219,107 22 260 260 4189 54541
% 80

23 1581 EGE  * KONAL 7H 11 9 8,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 219,085 23 261 261 4190 54550
% 80

24 28 EYMEN* YAVRUCU 7H 5 8 2,33 2 4 0,67 2 4 0,67 3 3 2,00 1 1 0,67 2 2 1,33 15 22 7,67 218,633 24 262 262 4197 54686
% 81

25 1670 SÜMEYRA U UOCAK 7H 9 11 5,33 3 6 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 29 60 8,99 218,123 25 263 263 4212 54872
% 81

26 1462 BBRAN* KÇ Y 7H 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 5 15 0,00 5 15 0,00 26 63 5,00 217,398 26 265 265 4239 55136
% 81

27 1510 ELİF ERVA İNCİLER 7H 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 4 16 -1,33 22 55 3,67 211,060 27 279 279 4428 57489
% 85

28 1388 RIDVAN MUHAMMED 7H 7 13 2,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 62 6,35 208,434 28 288 288 4503 58473
% 86

29 1642 SELİM* ÖRÜN 7H 5 7 2,67 1 3 0,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 5 -0,67 2 12 -2,00 17 31 6,67 207,668 29 291 291 4522 58744
% 87

30 7479 ARDA ALİ OKU AN 7H 6 13 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 13 0,67 3 17 -2,67 21 66 -1,00 193,829 30 306 306 4891 63206
% 93

31 574 CANSU* BERBER 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 186,415 31 313 313 5043 64923
% 96

32 13780 RAHAF* BALALO 7H 4 13 -0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 4 11 0,33 2 15 -3,00 15 59 -4,67 180,358 32 318 318 5134 65993
% 97



7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7H

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7I

KATILIMLAR

1 664 YUSUF* PEKŞEN 7I 15 3 14,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 17 2 16,33 62 10 58,67 376,023 1 30 30 594 8519
% 13

2 1646 SERDAR ALTAN 7I 14 4 12,67 7 1 6,67 9 1 8,67 7 1 6,67 4 4 2,67 13 4 11,67 54 15 49,02 346,910 2 58 58 1025 14078
% 21

3 640 İPEK I ÇERKEZOĞLU 7I 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 5 4,33 12 7 9,67 55 25 46,66 343,588 3 66 66 1103 14799
% 22

4 694 GÖKNUR AFŞAR 7I 15 4 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 13 1,67 13 7 10,67 52 35 40,34 330,169 4 88 88 1390 18092
% 27

5 0 A **R***M* M 7I 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 1 6,67 4 6 2,00 11 9 8,00 52 26 43,34 324,305 5 102 102 1516 19704
% 29

6 1364 HASAN* TÜRKMENOĞL7I 11 8 8,33 8 2 7,33 8 1 7,67 5 3 4,00 3 8 0,33 13 6 11,00 48 28 38,66 310,583 6 117 117 1820 23567
% 35

7 768 OĞUZ * KOÇAK 7I 7 7 4,67 7 1 6,67 7 2 6,33 6 4 4,67 6 6 4,00 12 4 10,67 45 24 37,01 306,226 7 123 123 1910 24810
% 37

8 997 RANA * KAÇAN 7I 10 6 8,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 9 2,00 13 6 11,00 43 36 31,00 300,243 8 132 132 2070 26613
% 39

9 208 ELİF YAĞMU R ÇELİK 7I 10 9 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 3 5,00 3 13 -1,33 15 4 13,67 44 39 31,01 295,646 9 138 138 2176 28079
% 41

10 1483 HALİLCAN POLAT 7I 10 3 9,00 3 4 1,67 4 5 2,33 4 1 3,67 2 6 0,00 13 4 11,67 36 23 28,34 294,762 10 140 140 2202 28346
% 42

11 721 BERFİN HASANOĞLU 7I 10 10 6,67 6 0 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 3 4 1,67 10 6 8,00 43 24 35,01 294,486 11 141 141 2205 28429
% 42

12 1604 RAVZA* AYKOL 7I 10 5 8,33 6 2 5,33 7 1 6,67 5 4 3,67 2 2 1,33 9 5 7,33 39 19 32,66 293,979 12 144 144 2219 28593
% 42

13 1002 ÖVGÜ ECE RESSAM 7I 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 11 9 8,00 46 39 33,00 288,498 13 149 149 2349 30330
% 45

14 1381 EMİR * DEMİRÖZ 7I 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 12 0,00 11 5 9,33 37 45 22,00 275,977 14 167 167 2672 34361
% 51

15 348 YAŞAR* CAMGÖZ 7I 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 36 44 21,33 262,941 15 194 194 3027 38699
% 57

16 836 ECRİN* KÖK 7I 9 5 7,33 5 4 3,67 2 5 0,33 5 5 3,33 2 11 -1,67 10 9 7,00 33 39 19,99 260,194 16 196 196 3096 39702
% 58

17 1624 MUSA ÇİÇ K ÇİÇEK 7I 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 8 12 4,00 34 56 15,32 254,608 17 202 202 3231 41736
% 61

18 1601 EMİR YILMA Z 7I 9 9 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 35 53 17,33 250,156 18 213 213 3365 43323
% 64

19 1512 EYLÜL BERBER 7I 10 7 7,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 13 -0,33 6 14 1,33 31 52 13,67 240,100 19 231 231 3624 46915
% 69

20 1430 ELİF DİZMA N 7I 6 14 1,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 4 0,67 4 8 1,33 8 9 5,00 27 47 11,33 232,773 20 240 240 3815 49590
% 73

21 1589 BERAT*UMUT ÖZGÜL 7I 5 15 0,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 9 6,00 33 55 14,67 231,047 21 243 243 3857 50186
% 74

22 1350 SEVDEY OFLUOĞLUY 7I 6 3 5,00 1 1 0,67 3 1 2,67 0 1 -0,33 0 8 -2,67 3 8 0,33 13 22 5,67 212,203 22 277 277 4387 57058
% 84

23 0 YAĞMUR**** UU 7I 4 14 -0,67 0 9 -3,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 9 9 6,00 18 49 1,67 209,583 23 286 286 4474 58056
% 86

24 1313 SELİME NAZ 7I 2 14 -2,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 7 7 4,67 18 52 0,66 198,219 24 300 300 4778 61951
% 91

25 17000 MERVEM R MİRAY 7I 3 17 -2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 22 68 -0,66 195,286 25 305 305 4853 62765
% 92

26 1379 BUĞRA* BAT İ 7I 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 14 -1,67 4 15 -1,00 18 53 0,33 192,849 26 308 308 4921 63474
% 93

27 650 YA*NYASİLD IZ 7I 3 12 -1,00 3 5 1,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 17 50 0,33 189,355 27 310 310 4979 64276
% 95

28 1463 EMİRHAN ÇELENK 7I 4 15 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 13 0,67 21 66 -0,99 187,819 28 311 311 5022 64650
% 95

29 566 TUANAA ADANIR 7I 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 179,355 29 320 320 5146 66124
% 97

30 1058 EMİRADİL DİRİK 7I 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 16 74 -8,68 166,503 30 324 324 5244 67235
% 99



7I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7I

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7İ

KATILIMLAR

1 815 BURAK* KUL 7İ 3 17 -2,67 3 5 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 12 3,00 8 12 4,00 29 58 9,66 221,464 1 255 255 4120 53699
% 79
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7K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7K

KATILIMLAR

1 1798 EYMEN BAHAR 7K 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 17 3 16,00 69 15 64,00 406,473 1 18 18 304 4409
% 6,49

2 1427 M EMİR ESER 7K 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 18 2 17,33 58 9 55,00 363,579 2 37 37 769 10735
% 16

3 1610 NİSA BÜYÜK 7K 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 16 4 14,67 54 26 45,33 344,571 3 63 63 1083 14602
% 22

4 724 GÜNEY EFE 7K 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 2 0,33 14 4 12,67 52 18 45,99 336,712 4 78 78 1250 16433
% 24

5 1517 KEVSER SEN A *IGA 7K 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 6 3,00 11 8 8,33 50 30 39,99 326,271 5 97 97 1469 19178
% 28

6 143 BERRA ECE TAŞGIN 7K 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 11 9 8,00 51 29 41,33 325,708 6 98 98 1480 19321
% 28

7 725 ELİF NİDA KUŞDEMİR 7K 12 7 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 13 6 11,00 50 26 41,34 316,482 7 113 113 1687 21852
% 32

8 619 AHMET* MAMMADOV 7K 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 43 29 33,34 307,597 8 121 121 1886 24427
% 36

9 397 ALİEMİR YAZARKAN 7K 5 9 2,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 8 3 7,00 13 5 11,33 44 26 35,33 305,939 9 126 126 1926 24894
% 37

10 677 HALİDE HALİLOVA 7K 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 12 0,00 13 7 10,67 48 37 35,67 302,261 10 130 130 2016 25990
% 38

11 1631 MUSHAP KIZGINYÜRK 7K 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 15 5 13,33 47 43 32,66 297,763 11 136 136 2123 27370
% 40

12 1386 İSMAİL DİKBAŞ 7K 12 7 9,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 4 6 2,00 11 9 8,00 42 36 30,01 295,074 12 139 139 2193 28253
% 42

13 735 ELİFBERAY İNCEDİL 7K 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 3 3,00 12 7 9,67 38 38 25,33 294,103 13 143 143 2216 28549
% 42

14 373 ZÜMRAĞ YALÇIN 7K 13 7 10,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 2 3 1,00 9 8 6,33 41 29 31,34 293,784 14 145 145 2222 28662
% 42

15 0 BERAT ŞENYUVA 7K 10 7 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 2 4,33 3 6 1,00 8 5 6,33 40 24 31,99 287,571 15 151 151 2366 30589
% 45

16 846 YAĞIZZALİ SAĞLIK 7K 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 10 6,67 40 34 28,67 283,959 16 157 157 2459 31796
% 47

17 845 CANS U DOĞAN 7K 12 7 9,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 2 4,33 3 10 -0,33 6 4 4,67 40 27 31,00 283,481 17 158 158 2468 31929
% 47

18 1006 SELEN UZUN 7K 10 9 7,00 3 0 3,00 7 2 6,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 10 6 8,00 38 23 30,33 283,355 18 159 159 2473 31960
% 47

19 1007 YAĞIZ BAŞER 7K 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 7 6,67 39 37 26,67 278,670 19 163 163 2605 33503
% 49

20 1648 SÜLEYMAN Y ILDIZ 7K 6 13 1,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 5 3,33 5 11 1,33 12 8 9,33 42 42 27,99 272,904 20 175 175 2762 35369
% 52

21 1385 BELİNAY GÜZEL 7K 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 18 -4,00 15 5 13,33 41 49 24,65 272,853 21 176 176 2764 35384
% 52

22 1606 HAMZA ŞAHİN 7K 5 8 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 1 0 1,00 2 0 2,00 9 5 7,33 33 17 27,33 270,982 22 181 181 2826 35965
% 53

23 1046 KEVS* ŞEVVAL 7K 6 5 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 2 3,33 3 4 1,67 25 19 18,66 250,959 23 211 211 3342 43020
% 63

24 212 MFLİS BABUÇÇU 7K 7 13 2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 12 2,00 9 11 5,33 32 56 13,33 242,147 24 227 227 3555 46170
% 68

25 0 JASMİNA HAMRAYEVA 7K 5 15 0,00 5 5 3,33 3 3 2,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 11 9 8,00 33 51 15,99 239,303 25 232 232 3644 47198
% 70

26 671 POYRAZ GÖKÇE 7K 7 3 6,00 8 1 7,67 4 6 2,00 6 13 1,67 25 23 17,34 229,190 26 247 247 3896 50848
% 75

27 1059 ENES EFE KARAHAN 7K 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 224,714 27 251 251 4024 52452
% 77

28 769 ESRA YAMAN 7K 3 14 -1,67 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 10 5,67 25 50 8,32 217,029 28 267 267 4255 55269
% 81

29 1605 ERDEM 7K 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 69 -2,00 198,520 29 299 299 4763 61848
% 91

30 314 SEMİH*T TERZİ 7K 6 7 3,67 3 7 0,67 2 5 0,33 6 14 1,33 0 20 -6,67 17 53 -0,67 190,604 30 309 309 4959 63999
% 94

31 0 RÜME SA AS LAN 7K 3 17 -2,67 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 21 67 -1,34 186,671 31 312 312 5040 64886
% 96



7K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7K

KATILIMLAR
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7L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7L

KATILIMLAR

1 1212 İZZET* VAROL 7L 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 15 5 13,33 64 16 58,67 384,901 1 28 28 489 7146
% 11

2 1666 SUKEYNA TEKECİ 7L 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 18 2 17,33 56 18 49,99 356,761 2 42 42 859 12061
% 18

3 1514 ELİF NAZ YAZICI 7L 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 15 5 13,33 58 20 51,33 345,446 3 62 62 1061 14403
% 21

4 689 ZEYNEP GÖNÜL 7L 12 7 9,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 1 6,67 6 2 5,33 12 5 10,33 55 16 49,67 343,902 4 64 64 1095 14744
% 22

5 1357 ÖMER FARUK KARTAL 7L 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 9 1,00 16 4 14,67 56 27 47,00 343,818 5 65 65 1098 14758
% 22

6 1676 ZELCA* ÇİÇEK 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 11 3,33 14 6 12,00 57 31 46,66 339,996 6 73 73 1178 15636
% 23

7 1356 EMİR * BEYAZ 7L 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 9 2,00 12 6 10,00 56 26 47,34 335,575 7 80 80 1273 16714
% 25

8 685 ZEYNEP DERE 7L 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 5 1,33 13 7 10,67 53 25 44,67 328,837 8 93 93 1415 18425
% 27

9 1355 DORUK ÇINAR 7L 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 51 29 41,33 323,974 9 103 103 1525 19786
% 29

10 1062 KEREM* GÜL 7L 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 13 7 10,67 49 29 39,34 318,864 10 106 106 1631 21190
% 31

11 117 HASANÇ ALANÇ 7L 12 5 10,33 6 3 5,00 8 1 7,67 7 2 6,33 4 6 2,00 9 8 6,33 46 25 37,66 306,751 11 122 122 1901 24660
% 36

12 853 SENCERCANE ROCAK 7L 12 5 10,33 2 5 0,33 7 0 7,00 3 4 1,67 3 1 2,67 8 9 5,00 35 24 27,00 288,023 12 150 150 2357 30468
% 45

13 1389 MEHMET E R ŞAKAR 7L 11 9 8,00 8 1 7,67 4 4 2,67 2 2 1,33 2 3 1,00 7 5 5,33 34 24 26,00 275,621 13 168 168 2681 34486
% 51

14 787 FİLİZ* GEZİCİ 7L 12 8 9,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 8 8 5,33 37 35 25,32 272,764 14 177 177 2768 35415
% 52

15 1613 MEHMETCAN GEDİK 7L 7 8 4,33 3 5 1,33 5 3 4,00 3 3 2,00 6 12 2,00 11 6 9,00 35 37 22,66 272,074 15 179 179 2783 35641
% 52

16 778 ASAF * DENİZ 7L 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 0 2,00 6 14 1,33 5 7 2,67 39 35 27,33 265,973 16 191 191 2947 37645
% 55

17 730 MİNELY İYİBAK 7L 12 6 10,00 6 2 5,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 31 31 20,66 264,831 17 192 192 2975 38037
% 56

18 945 AHMET* ÖZCAN 7L 11 9 8,00 5 3 4,00 5 4 3,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 9 8 6,33 33 33 22,00 263,798 18 193 193 3005 38417
% 57

19 193 MUHAMET* İ BAŞKAVAK7L 9 6 7,00 5 2 4,33 0 2 -0,67 7 1 6,67 2 12 -2,00 9 7 6,67 32 30 22,00 260,187 19 197 197 3097 39703
% 58

20 1022 RÜVEYDA ŞİDDE 7L 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 41 49 24,67 251,173 20 210 210 3340 42946
% 63

21 737 SUDEN* POLATCAN 7L 9 8 6,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 16 -3,33 9 8 6,33 31 40 17,66 249,527 21 216 216 3392 43555
% 64

22 1708 ZEHRAA HAIIO 7L 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 33 57 14,00 238,249 22 233 233 3676 47611
% 70

23 1017 NİSA NUR ÇETİN 7L 6 13 1,67 1 5 -0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 6 8 3,33 6 8 3,33 24 46 8,66 230,729 23 244 244 3865 50286
% 74

24 593 VURAL* KARTAL 7L 7 12 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 25 63 4,00 210,943 24 280 280 4431 57529
% 85

25 1516 EMİR CAN YILDIZ 7L 7 13 2,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 3 1,00 2 9 -1,00 2 15 -3,00 25 47 9,34 208,405 25 289 289 4504 58487
% 86

26 1726 OMAR DİBS 7L 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,65 206,512 26 293 293 4552 59155
% 87

27 1359 BERENSU YILMAZ 7L 3 7 0,67 2 2 1,33 0 6 -2,00 2 6 0,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 12 35 0,33 197,620 27 302 302 4790 62102
% 91

28 1659 TALHA* KÜÇÜK 7L 3 15 -2,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 2 4 0,67 1 6 -1,00 7 12 3,00 16 49 -0,33 193,218 28 307 307 4912 63373
% 93



7L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2327 327 5313 67888

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 5 4 3,91 6 4 4,34 5 4 3,48 6 8 2,77 10 8 6,85 40 36 28,60 285,650

Okul Ortalaması 10 8 7,25 5 4 4,09 6 4 4,45 5 4 3,69 5 9 2,50 9 8 6,64 41 37 28,62 285,110

SINIF: 7L

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(327)

7,25 4,09 4,45 3,69 2,50 6,64 28,62 285,110

İlçe
(327)

7,25 (1) 4,09 (1) 4,45 (1) 3,69 (1) 2,50 (1) 6,64 (1) 28,62 (1) 285,110
İl

(5313)
7,14 (32) 3,89 (29) 4,30 (32) 3,85 (38) 2,48 (29) 6,60 (29) 28,26 (31) 283,300

Genel
(67888)

7,25 (296) 3,91 (221) 4,34 (231) 3,48 (231) 2,77 (265) 6,85 (325) 28,60 (366) 285,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(4)
5,75 2,50 4,42 2,50 3,00 5,16 23,33 270,150

6I
(1)

9,33 4,67 2,00 -2,00 -2,67 0,00 11,33 232,540
7
(4)

8,84 6,08 5,92 7,00 7,08 10,25 45,17 337,490
7A
(24)

11,75 6,22 6,38 6,83 5,97 10,92 48,07 349,050
7B
(32)

8,50 5,20 6,20 5,93 3,66 9,21 38,70 314,610
7C
(26)

10,72 6,01 5,76 6,97 6,40 10,39 46,25 342,860
7D
(32)

6,18 3,65 4,60 3,29 4,17 5,66 27,55 282,450
7E
(27)

6,91 3,80 4,64 1,86 2,38 4,63 24,22 272,000
7F
(26)

5,97 2,06 2,92 2,81 0,82 2,91 17,49 249,450
7G
(29)

5,49 2,70 2,61 1,65 0,36 4,86 17,67 252,170
7H
(32)

6,05 3,08 4,21 2,33 1,16 4,47 21,30 261,070
7I

(30)
5,56 3,09 2,82 3,01 0,52 6,13 21,13 261,480

7İ
(1)

-2,67 1,33 2,00 2,00 3,00 4,00 9,66 221,460
7K
(31)

6,28 4,91 4,35 2,96 1,60 7,71 27,81 281,590
7L
(28)

7,77 4,59 4,66 3,55 0,69 6,80 28,06 281,370
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 327 15

BAYRAMPAŞA ilçesinde 327 15 1
İSTANBUL ilinde 5313 357 65 23

Genelde 67888 4222 979 255 71

DERECELER

Genelde sınava 979 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 389. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 65 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 32. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,36 0,61 36

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,37 0,56 37

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,75 0,22 75

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,55 39

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,36 0,57 36

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1,65 1,13 55

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,65 0,33 65

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,50 0,41 50

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,76 0,20 76

[+] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

1 0,57 0,31 57

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,66 1,19 33

[+] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1,02 0,81 51

[-] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0,88 0,91 44

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,81 0,15 81

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0,35 0,55 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz
eder.

3 1,44 1,27 48

[+] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

1 0,67 0,28 67

[-] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve
bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

3 1,32 1,39 44

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,75 0,20 75

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

1 0,64 0,31 64

[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

1 0,56 0,38 56

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1,14 0,69 57

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,40 0,55 70

[+] Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1,06 0,78 53

[-] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0,31 0,60 31

[+] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında
yorumlar.

1 0,54 0,40 54

[+] Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,62 0,31 62

[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,68 0,27 68

[-] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret
inancı arasında ilişki kurar.

1 0,42 0,50 42

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts on
sports.

3 1,57 1,05 52

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,95 0,76 47

[+] Students will be able to ask questions related to the
frequency of events.

1 0,62 0,28 62

[-] Students will be able to talk about routines/daily activities by
using frequency adverbs and giving explanations and reasons.

1 0,41 0,46 41

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

1 0,42 0,48 42

[-] Students will be able to write simple pieces to compare
people.

1 0,48 0,41 48

[+] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

1 0,50 0,33 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0,83 1,83 21

[-] Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı
olarak ifade eder.

2 0,46 0,73 23

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

4 1,32 1,67 33

[-] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0,61 1,48 20

[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

1 0,21 0,48 21

[-] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0,45 0,96 22

[+] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1,05 0,60 52

[-] Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0,46 0,92 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teleskobunu açıklar. 1 0,32 0,53 32

[+] Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1,14 0,68 57

[-] Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0,37 0,49 37

[+] Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri
teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.

1 0,50 0,38 50

[-] Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0,73 1,03 36

[-] Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl
gerçekleştiğini açıklar.

1 0,35 0,53 35

[+] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1,14 0,71 57

[-] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri
açısından karşılaştırır.

2 0,74 0,85 37

[-] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu
açıklar.

1 0,45 0,47 45

[+] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0,59 0,31 59

[-] Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0,23 0,61 23

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,63 0,31 63

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

2 1,09 0,74 54

[-] Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0,50 0,37 50

[+] Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0,63 0,31 63
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(327)

7,25 4,09 4,45 3,69 2,50 6,64 28,62 285,110

İlçe
(327)

7,25 (1) 4,09 (1) 4,45 (1) 3,69 (1) 2,50 (1) 6,64 (1) 28,62 (1) 285,110
İl

(5313)
7,14 (32) 3,89 (29) 4,30 (32) 3,85 (38) 2,48 (29) 6,60 (29) 28,26 (31) 283,300

Genel
(67888)

7,25 (296) 3,91 (221) 4,34 (231) 3,48 (231) 2,77 (265) 6,85 (325) 28,60 (366) 285,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(4)
5,75 2,50 4,42 2,50 3,00 5,16 23,33 270,150

6I
(1)

9,33 4,67 2,00 -2,00 -2,67 0,00 11,33 232,540
7
(4)

8,84 6,08 5,92 7,00 7,08 10,25 45,17 337,490
7A
(24)

11,75 6,22 6,38 6,83 5,97 10,92 48,07 349,050
7B
(32)

8,50 5,20 6,20 5,93 3,66 9,21 38,70 314,610
7C
(26)

10,72 6,01 5,76 6,97 6,40 10,39 46,25 342,860
7D
(32)

6,18 3,65 4,60 3,29 4,17 5,66 27,55 282,450
7E
(27)

6,91 3,80 4,64 1,86 2,38 4,63 24,22 272,000
7F
(26)

5,97 2,06 2,92 2,81 0,82 2,91 17,49 249,450
7G
(29)

5,49 2,70 2,61 1,65 0,36 4,86 17,67 252,170
7H
(32)

6,05 3,08 4,21 2,33 1,16 4,47 21,30 261,070
7I

(30)
5,56 3,09 2,82 3,01 0,52 6,13 21,13 261,480

7İ
(1)

-2,67 1,33 2,00 2,00 3,00 4,00 9,66 221,460
7K
(31)

6,28 4,91 4,35 2,96 1,60 7,71 27,81 281,590
7L
(28)

7,77 4,59 4,66 3,55 0,69 6,80 28,06 281,370
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 327 15

BAYRAMPAŞA ilçesinde 327 15 1
İSTANBUL ilinde 5313 357 65 23

Genelde 67888 4222 979 255 71

DERECELER

Genelde sınava 979 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 389. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 65 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 32. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALTUN 987  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,771 285,650 4 228 228 3571 46289

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,50 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,42 4,45 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,50 3,69 3,48

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,00 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 5,16 6,64 6,85

Toplam: 90 34 56 15,33 17 23,33 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBABCadDaDCabbcDcd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) abbdCadbBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBcCBDabDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) aaBDcacACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bAbadbcdabcdDcaBdCab

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BdbaBACdcabdcCaDbcAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SEVİNÇ 803  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,637 285,650 2 198 198 3109 39924

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,50 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,42 4,45 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,50 3,69 3,48

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,00 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 5,16 6,64 6,85

Toplam: 90 35 54 17,00 19 23,33 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caabCABbDCDADC bdDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBdACadbaC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) dbAcDdCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) adbcddbaCd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dbbacBbDcaddacbACDdb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cAdbDadbCDbaCaABdcAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BATĞİ 1653  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,848 285,650 3 214 214 3375 43447

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 2 0,33 2 5,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 2,50 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 4,42 4,45 4,34

Matematik 20 8 3 7,00 35 3,00 2,50 2,77

Fen 20 4 0 4,00 20 5,16 6,64 6,85

Toplam: 90 17 5 15,33 17 23,33 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dc               D  

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)      C    

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN)  D  D C   

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sayısal (MAT)  D BB D Bc  C DAab  

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAB                B

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT* EROĞLU 1097  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,357 285,650 1 90 90 1404 18296

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 3 9,00 45 5,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 2,50 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,42 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,50 3,69 3,48

Matematik 20 7 2 6,33 32 3,00 2,50 2,77

Fen 20 8 2 7,33 37 5,16 6,64 6,85

Toplam: 90 49 10 45,67 51 23,33 28,61 28,60

Sözel (TÜR) d c  BCc D DCBA AD A

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDA CbACBd

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CB CBb ADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CA aAD    D b  BB   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBA  c    C    Ab

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ELİF MACİT 669 6I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,535 285,650 1 241 241 3819 49676

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 1 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,67 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 4,45 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 3,69 3,48

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -2,67 2,50 2,77

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 6,64 6,85

Toplam: 90 31 59 11,33 13 11,33 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBcBCDbDCaCBACAacc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbACaCcCaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CadbBDdccC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) dbabcBccbb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bccacDcdcAccbDccaabb

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAccaACbcdcCcbdabBdc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ENES GÜREL 1464 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,628 285,650 4 195 195 3085 39547

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 8,84 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,08 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,92 4,45 4,34

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,00 3,69 3,48

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,08 2,50 2,77

Fen 20 8 10 4,67 23 10,25 6,64 6,85

Toplam: 90 34 33 23,00 26 45,16 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caDddd CcaDAcC  BDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBab CCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CD daBa Bd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) a    aDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) d     b B dB d A  ba

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cccAbdbbCDb  aABBdAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
B HAR* GÜNDOĞDU 235 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,350 285,650 1 7 7 151 2161

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,84 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,08 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,92 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,00 3,69 3,48

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,08 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 10,25 6,64 6,85

Toplam: 90 76 14 71,33 79 45,16 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDACABCDCDADaadBDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCdADd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBDDaDdBCADACDAa

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bABcDdCDaDCDCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECMEL*ASYA KESKİN 269 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,551 285,650 2 61 61 1060 14376

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,84 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,08 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,92 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,00 3,69 3,48

Matematik 20 8 10 4,67 23 7,08 2,50 2,77

Fen 20 13 7 10,67 53 10,25 6,64 6,85

Toplam: 90 58 30 48,00 53 45,16 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDACABCDabAbCccBDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBacCCadDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDdaDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cD BcBccBb dbAcAbDbC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aAdAcBCbdDCbbCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB* KAHYAOĞLU 723 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,444 285,650 3 115 115 1778 22988

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 4 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 8,84 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,08 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,92 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,00 3,69 3,48

Matematik 20 10 10 6,67 33 7,08 2,50 2,77

Fen 20 13 6 11,00 55 10,25 6,64 6,85

Toplam: 90 50 35 38,33 43 45,16 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDab C  DbaadcCADBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDdCCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBAbBDa Db

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDdBAACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) abDacDbCdAcBbDBBBacA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)  AAaBdCCDCDCbCdaABAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA GÖK 1105 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,894 285,650 13 69 69 1155 15426

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,75 7,25 7,25

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,97 2,50 2,77

Fen 20 12 4 10,67 53 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 47 16 41,67 46 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAbABCDCDADCcAdDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (DİN) CDAaDabABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBbBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    BBBbD       Ab   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  ABc  CDaDaD CABBbAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA DEDE 136 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,650 285,650 8 45 45 879 12277

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 7 0 7,00 35 5,97 2,50 2,77

Fen 20 11 9 8,00 40 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 58 18 52,00 58 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caDAbABCDbDADCBABDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCddDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDA DBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    BBB   D    DA  A 

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bABbDdCDCDacdCdBadAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ECRİN YEĞEN 130 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,971 285,650 2 5 5 87 1149

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 16 4 14,67 73 5,97 2,50 2,77

Fen 20 18 2 17,33 87 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 80 10 76,67 85 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDACABCDCDADCBABDaA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBbDBDbBCADAbDAd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABADBCDCDCDCCABBAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARA 612 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,618 285,650 12 60 60 1059 14367

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 6 8 3,33 17 5,97 2,50 2,77

Fen 20 17 2 16,33 82 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 54 24 46,00 51 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDA ccCDdDA C  BDdb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCaCAab

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAdDdCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cCA aBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) b CBB aaaD B  Dbb da

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  ABADBCDCDCDdCdBBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAA KAYA 201 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,064 285,650 9 47 47 919 12630

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 5 3 4,00 20 5,97 2,50 2,77

Fen 20 14 5 12,33 62 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 57 18 51,00 57 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ddDdABCDADaDCBAaADaA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAdCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBc BbAC 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)   cbAD   c    BBB   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCbCaaDCdDA Aa

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZTÜRK 1107 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,557 285,650 23 182 182 2836 36098

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 6 9 3,00 15 5,97 2,50 2,77

Fen 20 8 11 4,33 22 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 39 45 24,00 27 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dcDbaABCDabAcCcbBDaA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBabCadAcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CbdaDBbcBb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cCAcBaDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  c acBb aa dCcDAC Ab

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bbdcaBCcCDac dABBbAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA* KÜÇÜK 767 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,678 285,650 14 75 75 1219 16192

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 1 4 -0,33 -3 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 5 11 1,33 7 5,97 2,50 2,77

Fen 20 17 2 16,33 82 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 47 29 37,33 41 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDcaABC CDAcCBABDCc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) caa aC    

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) Cb BbBCdBa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCdcaBDB  

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) A  ca aDcab acDAdabC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAB DBCDCDCbCCAcBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK* EĞRİ 198 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,097 285,650 18 118 118 1831 23704

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 7 10 3,67 18 5,97 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 52 35 40,33 45 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBdBbbADCDCBAdcDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDACCCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDaAab

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDdaAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CcaaADdaBdb  cdBB cA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) *AABBACdbdDacCabcdba

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜLKAN 147 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,116 285,650 11 53 53 970 13425

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 10 4 8,67 43 5,97 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 58 24 50,00 56 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cCDBABaabDCDCaACADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCcCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACdD ADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAcb 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) Cc CADA   DcaD aB DA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) abAdaAaCbCcCbCdaABAa

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * *Lİ 142 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,422 285,650 7 35 35 663 9517

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 7 7 4,67 23 5,97 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 64 20 57,33 64 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBdBaaADaDCcACADdA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCcCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CccbADd   a  cBBBCc 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCDbDaDCBDAdAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * DAYANAN 244 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,667 285,650 16 79 79 1252 16445

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 6 4 4,67 23 5,97 2,50 2,77

Fen 20 8 10 4,67 23 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 49 25 40,67 45 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBABCDADCDCBACADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAaCCcaBc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAaBDadDb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) b  D BcAC 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) Cd  AD    b  a BB Db

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cAABBACdbdDa Cdbc ba

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU SEVİNÇ 149 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,659 285,650 5 14 14 247 3639

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 11 4 9,67 48 5,97 2,50 2,77

Fen 20 20 0 20,00 100 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 70 14 65,33 73 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBAdaDcDCDCBACbbBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAdCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBb dDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dADdADb  A  DaBBB DA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCDCDCDCBDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY CAYNAK 123 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,138 285,650 17 86 86 1372 17850

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 5,97 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 54 30 44,00 49 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AbDBcdCDADbDCBAaADdc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBbbdDBdDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CdBDaaAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CbadADcd bb    ac cc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCbCDCDCdcABcD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA  E ÇELİK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,838 285,650 24 212 212 3345 43069

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 0 7,00 70 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 4 0 4,00 40 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 5 7 2,67 13 5,97 2,50 2,77

Fen 20 3 4 1,67 8 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 29 22 21,67 24 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDad CaADbDCcAbba c

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAC C  BB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBA       

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) C B  B A  

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) a  bADddB b D  da D 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)   c BA   a   C b  d 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL D DİLİM 165 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,733 285,650 10 48 48 922 12707

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 8 3 7,00 35 5,97 2,50 2,77

Fen 20 13 4 11,67 58 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 58 15 53,00 59 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dcDAbAcC CD DCdABDbb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CD  DBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAAB DBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    BBdc  c  CADAC  C

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bA AcdC CDC dCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ERYEŞİL 1227 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,520 285,650 21 153 153 2415 31281

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 5 9 2,00 10 5,97 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 44 40 30,67 34 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBcaCDbDCcCBbbADcd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDbdCCdbBd

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBACdDadDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDaBAACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dd*CA b B  Bbc ddCc 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAbBBcCbabbaDCdDABcc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM* EPÇAÇAN 179 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,784 285,650 15 76 76 1246 16409

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 11 7 8,67 43 5,97 2,50 2,77

Fen 20 9 7 6,67 33 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 51 31 40,67 45 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDAaABCDbDADCdbBDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBbdCCa cb

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbdD CcBa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAbBBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) AcbBBBDb D BdADAbbAd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cbd DdC CDa  CABdAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEKNAZ DOĞAN 204 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,974 285,650 3 8 8 174 2561

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 16 4 14,67 73 5,97 2,50 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 75 15 70,00 78 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDACABCDCDADCBdBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCaADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBaDBaddCADACDAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABdDBCDCDCbdddBBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ÜSTÜN 377 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,170 285,650 4 10 10 207 3135

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 15 5 13,33 67 5,97 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 74 16 68,67 76 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDdbABCDCDAcCBABDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbaDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ccCBBBcDBcABCADACaAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAaADBCDCDCDCCABdAAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY* CEYHAN 252 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,674 285,650 1 3 3 42 517

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 16 2 15,33 77 5,97 2,50 2,77

Fen 20 19 1 18,67 93 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 81 7 78,67 87 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBABCDADCDCBACADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAbCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBaBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADCADAC dbBDDBBB DA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCDCDCDCBDABAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AVCI 316 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,394 285,650 20 146 146 2251 29113

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,97 2,50 2,77

Fen 20 10 9 7,00 35 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 44 40 30,67 34 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) daDBbdCaADCaCcACcacc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAbaCcCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dcACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) b cDdccACc

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) b cCADbdd D bD BBbDc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dAbdBACbb aCDCBcABdb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH* YENER 253 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,051 285,650 19 119 119 1832 23724

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 4 12 0,00 0 5,97 2,50 2,77

Fen 20 13 5 11,33 57 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 49 30 39,00 43 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDdA CDADaDCcAacDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACbCACB 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBAb cBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDB  AaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)  A aAbdaa caDadBc cd

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cAcBBACCDbDC Cd ABbD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALTIN 1469 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,786 285,650 22 171 171 2704 34760

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 5,97 2,50 2,77

Fen 20 10 9 7,00 35 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 45 41 31,33 35 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ddDcbAaCDCDAaCabcadc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCCCADa

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAdDBCAaC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBaaCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dcbdaBDccbddCcDbb   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABAccdDdDdDC ABBdcc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANAZ KUTUN 261 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,717 285,650 6 22 22 410 5706

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 24 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,75 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,22 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,83 3,69 3,48

Matematik 20 8 5 6,33 32 5,97 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 10,92 6,64 6,85

Toplam: 90 68 15 63,00 70 48,07 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAaABCDCDAaCBABDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDdCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  cCBBBb a  a bDA  AC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABAcdCDCDCbCCAaBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇAKIR 1112 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,131 285,650 23 174 174 2755 35288

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 12 1,00 5 3,66 2,50 2,77

Fen 20 6 12 2,00 10 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 43 41 29,33 33 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBbcCABCbCbdDCdAcDCd

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBCbCCCcc 

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAaDBCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DbAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cbCBBBccdabBd  cba d

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cAcccBbDCDac  ccddAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR KURT 1113 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,217 285,650 14 92 92 1410 18329

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 9 8 6,33 32 3,66 2,50 2,77

Fen 20 13 7 10,67 53 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 53 33 42,00 47 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDacBCbADCDCBcbADcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdaBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBcCBD ADb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CaBcdaAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) aAcCcDAbacDc DBBB c 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAddBACCbbDCDbdDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA CANDAN 1114 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,413 285,650 28 230 230 3616 46803

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 4 10 0,67 3 3,66 2,50 2,77

Fen 20 4 12 0,00 0 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 28 50 11,33 13 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBAcCcADbcCBAacDaA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDAb CdaBc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBcbab ccd

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) baccdaAcbD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CbbaA dCc a ab dB a 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAcBcddd b  Da cAdda

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE* ŞAHİ 1123 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,705 285,650 30 284 284 4470 58004

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 6 13 1,67 8 3,66 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 27 62 6,33 7 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) baDcdddcbadcCaAabadc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) aDAdbCdbcc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBcCBDadcC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CbBbaBddaa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CbabAadadADdcDaaBdc 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) abcBBcCbbCDdcddbbBAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAA ÖZDEN 1125 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,271 285,650 13 85 85 1351 17549

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 6 12,00 60 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 55 35 43,33 48 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDdCABCaCaAcCdcBDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) dBCACCdbca

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) bDABDBCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBbDcaddabbAbDca

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABAcdCDaDCbdCABBAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK*EGE BALCİ 1127 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,657 285,650 17 100 100 1508 19610

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 9 7 6,67 33 3,66 2,50 2,77

Fen 20 13 4 11,67 58 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 52 31 41,67 46 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBaAbddCcbDbcCBABDdc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) aBCdCCCAba

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbaDBCAcC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAadDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBB bc DcBb DA acd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABA dCca CcCCAB AAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR KITAY 365 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,747 285,650 19 114 114 1726 22347

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 3,66 2,50 2,77

Fen 20 9 6 7,00 35 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 48 22 40,67 45 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDACAcCDaDADCBdBDac

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) caCdCCdAbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBDBCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    d     b     Aa  b

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cbaAcBC CD bCC Bc  B

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * KARAKAŞ 1184 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,326 285,650 29 246 246 3875 50457

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 3,66 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 34 54 16,00 18 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ddDBbcCc DCabadabDBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDbdCCdaBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAbBDddcC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcbdCa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CdaadbbCabD accaabcd

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) abbaBAddadDCcCdDbdAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 1182 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,002 285,650 31 287 287 4489 58265

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,66 2,50 2,77

Fen 20 5 15 0,00 0 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 27 63 6,00 7 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDcbbcCDabcDCdccbad

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBadCaCbbd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBcBaAca

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cCAcacbBba

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dbaacBDDBbcddcaAbccd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bdBbcdCcabbDbCdcccAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR A  D ANADOL 1209 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,441 285,650 7 32 32 615 8800

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,66 2,50 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 62 17 56,33 63 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBABCDADaDCBACADBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDAbCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bb  AD    ba  BBB   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cAABBACCbCDCcCdcABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ DİLİM 1129 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,127 285,650 27 222 222 3479 45144

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,33 12 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,66 2,50 2,77

Fen 20 5 11 1,33 7 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 28 36 16,00 18 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDAb  bb D c       

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) dBdbCaabDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CD BDBbAc 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)  acABdc ba

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    aBBc BDAadcDAa   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) abdccdCDaDd bCA  dd 

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM* BEDİR 1138 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,345 285,650 3 20 20 348 4979

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 8 9 5,00 25 3,66 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 70 17 64,33 71 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBABCcADCDCBACADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBaBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dADCccAa  DBaaBBd cd

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACdDCDCDCBDcBcD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYRA ERBAY 1143 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,362 285,650 32 304 304 4851 62740

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 2 0,33 2 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,93 3,69 3,48

Fen 20 5 15 0,00 0 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 13 40 -0,33 0 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccD                 

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) ddCbadCbad

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) bcAabaCAdd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAdadbcba

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (FEN) bAabcdabbaCDbacaBdAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMENEFE AKARSU 274 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,917 285,650 26 221 221 3430 44150

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,66 2,50 2,77

Fen 20 6 14 1,33 7 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 38 52 20,67 23 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDccBCcbDdabBcbdDac

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) bcAabdbbda

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CdBDaBAACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bbcdAbdCdAbBDcaBaCad

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dAdBBACbbdcaabdcdBdc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ * ULUSOY 517 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,333 285,650 6 27 27 476 6830

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 8 8 5,33 27 3,66 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 66 19 59,67 66 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDcCABCDCDADCcABDaA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAaDBCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)  CAAcBaBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) Ac BBBcbBb d dDAaD b

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABADdCDaDCbCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN SÖZER 186 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,898 285,650 18 110 110 1652 21465

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 6 12 2,00 10 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 6 12,00 60 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 55 33 44,00 49 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDaAabadDCcCcAbdDBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDB*AACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bcbCAD dBdca cBdaCbd

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dAAcBACbDCDCDCdcABbD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM* ÇİKAY 697 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,017 285,650 16 96 96 1458 18975

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 6 2 5,33 27 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 5 12,33 62 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 47 19 40,67 45 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDBbBCD D  Cc   D A

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCC bBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBA dDacD 

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBB cac

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)     ADcCB  d   BB   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAA BACCbbDabCdDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETAKİF ÇALIŞKAN 611 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,366 285,650 15 95 95 1452 18870

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,66 2,50 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 54 30 44,00 49 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bCDBdcC dDbDbcAbbaBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbACbCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBAdBDBADa

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBaBBAACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) aAD cbA BdDd D BB cc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCcCDabCdcABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSÜ ÇİNİCİOĞLU 1146 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,602 285,650 1 9 9 177 2599

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 13 2 12,33 62 3,66 2,50 2,77

Fen 20 18 1 17,67 88 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 73 11 69,33 77 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBdBaDADCDCBAbADBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCcdBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDcADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBdAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADbADACB D D  BBC c

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBAC DCaCDCBDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KERİM KARATAŞ 251 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,632 285,650 2 19 19 344 4947

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,66 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 72 18 66,00 73 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBdBCDbDbDCBACADBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDaBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADCADdbadbdDaBBBCDc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAABBACCDCDCDCdaABdD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN BALCI 1161 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,121 285,650 20 120 120 1854 23997

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 4 9 1,00 5 3,66 2,50 2,77

Fen 20 11 7 8,67 43 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 45 36 33,00 37 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDACAcCDbDADCdbBDCd

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBCACbdbDa

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbaDBacad

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aCAABdcBbC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  D  Bd   acabdcACab 

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cAaADBCaCDbcaCAdBA  

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA* AYTAN 555 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,824 285,650 9 36 36 699 9957

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 6 12,00 60 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 63 27 54,00 60 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAbABCDCDADCBABDdc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCCdAcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDddDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBbC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCaBBbDdccddbDcbbAa

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABAcdCDaDCbdCABBAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT * ÇİPA 1162 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,717 285,650 11 77 77 1249 16430

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 8 2,33 12 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 5 12,33 62 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 53 26 44,33 49 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDACABbDCD DCB aDd 

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBadCCCADa

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAaDdCcBC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBaBbC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dcaBcBaD c   dDAa   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAdADdC CDCcdCdBBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAYMAK 1166 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,216 285,650 24 199 199 3163 40795

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 3,66 2,50 2,77

Fen 20 11 9 8,00 40 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 41 46 25,67 29 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDdbcBbaCDAadcdcDdb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBdACCbAcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CaABDBbABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAcdBDBCa

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  cbdcBc dbbBadcAb bb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAaAcBCaaDbDaddBBAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YÜKSEL 1169 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,712 285,650 4 21 21 359 5080

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 16 4 14,67 73 3,66 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 69 21 62,00 69 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBddCaADbaCBAbADdA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAbbCcCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADbADACBdaBDbBBBCDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAABBACCDCDCDCBaABbD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN* GÜNDOĞDU 1171 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,426 285,650 12 83 83 1322 17225

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 2 0 2,00 10 3,66 2,50 2,77

Fen 20 14 4 12,67 63 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 51 16 45,67 51 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDB aCDADCDCcAbdDac

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDdCCCb B 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBacADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBbACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)     AD              

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBAb DCDCcCBDcaA 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT* ŞEN 249 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,332 285,650 8 34 34 655 9362

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 13 7 10,67 53 3,66 2,50 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 65 25 56,67 63 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDacBCDcDCDCcdacDBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDBdDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCaDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADCADACdAbdbDaBBCab

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dAABBACCbaDaDCBDABAc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF*ALİ ÇAPKIN 1173 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,708 285,650 22 156 156 2440 31567

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 11 1,33 7 3,66 2,50 2,77

Fen 20 11 9 8,00 40 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 43 42 29,00 32 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDbCABaDCDcaCacacdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCdaAbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) bD aDBCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAbaaaBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) bDbcaBacdD B   Aaccb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAcADaCcCDbcdbABBcAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA* YILMAZ 575 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,348 285,650 5 23 23 422 5993

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 10 5 8,33 42 3,66 2,50 2,77

Fen 20 15 3 14,00 70 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 67 16 61,67 69 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBAcCDADCDCBACcDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBbBcAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)   DaADb d D bcBBBCDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAAaBAC  CcCDCdDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRAANİL COŞKUN 1177 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,172 285,650 25 206 206 3243 41895

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 0 8 -2,67 -13 3,66 2,50 2,77

Fen 20 7 10 3,67 18 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 32 33 21,00 23 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caD CAcCDCDcDCa  Ddb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BB ACC bcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDddDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) abAca     

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    ddcaccab         

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cABAac aacbaC  BacAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  Ş AŞCIOĞLU 1178 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,178 285,650 21 137 137 2158 27886

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 3,66 2,50 2,77

Fen 20 9 9 6,00 30 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 48 37 35,67 40 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDAbABaDCDAbCdbBDCc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBabCCdAbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) aDAaDBCbBb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cbdac Dbdb  bdDACbbb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aAcADaacCD cdCcBdAA 

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSU EŞİYOK 1180 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,393 285,650 10 55 55 994 13761

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,50 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,20 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,93 3,69 3,48

Matematik 20 5 9 2,00 10 3,66 2,50 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 9,21 6,64 6,85

Toplam: 90 60 24 52,00 58 38,69 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBccCcADaDCBACADcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDbCCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bAcaADA d a b a B cd

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAdBBACdbCDaDCBDAdAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET*CAN YILMAZ 1191 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,181 285,650 5 16 16 298 4326

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 11 6 9,00 45 6,40 2,50 2,77

Fen 20 16 3 15,00 75 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 72 14 67,33 75 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDAbABCDCDADCBbBDaA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBB   abdCcDACDbb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bABADBC CaCDCCAaBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ  * ABAY 1192 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,377 285,650 21 160 160 2503 32293

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 4 7 1,67 8 6,40 2,50 2,77

Fen 20 12 7 9,67 48 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 42 38 29,33 33 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDdbABdcbDAcCaAaDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) daCdCadbDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) bDAaDBddBC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBbBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) A    Ba  bddd bACc  

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DdBbDdCcCDCbbCcBBAA 

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEMAL VANLI 1260 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,204 285,650 13 56 56 1000 13807

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 8 8 5,33 27 6,40 2,50 2,77

Fen 20 13 5 11,33 57 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 60 24 52,00 58 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABbACbBCDaDcDCcbBDac

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDdCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cDCBBBc  abdCcDA  bb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABA*BC aDb CCABdAdB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN EKSER 1194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,851 285,650 2 2 2 12 162

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,40 2,50 2,77

Fen 20 20 0 20,00 100 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 86 4 84,67 94 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDACABCDCDADCBABDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBDDBDdBbADACDAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABADBCDCDCDCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA * BEDİR 1196 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,958 285,650 14 59 59 1047 14283

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 13 6 11,00 55 6,40 2,50 2,77

Fen 20 10 10 6,67 33 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 57 31 46,67 52 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caDBAaCDADaDCBAbcDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAdCCdCaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACdbc DC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CAadcDACd bBDDBBBCDc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAAcBACCbbDaDadaddAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM* ALTUNTAŞ 1494 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,008 285,650 8 33 33 629 9039

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,40 2,50 2,77

Fen 20 12 8 9,33 47 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 64 24 56,00 62 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDdbABCDCDADCBABDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBCcCCdADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAcDBbABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADaBBBaaabbcCA Ad AC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAdADdCDaDbbCCABcAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA* ÖZEN 1197 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,554 285,650 10 40 40 807 11317

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 8 7 5,67 28 6,40 2,50 2,77

Fen 20 14 4 12,67 63 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 58 24 50,00 56 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAbABCDCDADa dBDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) dBacCCddDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABbcbABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) AD BB D ab B bDcbDbd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  Aa cdCDCDaDCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK* AYAZ 1200 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,016 285,650 3 4 4 75 971

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 14 4 12,67 63 6,40 2,50 2,77

Fen 20 19 1 18,67 93 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 79 9 76,00 84 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDACABCDCDADCBABDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAaDBCABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBD aD BCADcdDAd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABADdCDCDCDCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN* KARLI 1203 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,987 285,650 17 84 84 1331 17350

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 10 10 6,67 33 6,40 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 55 35 43,33 48 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDACABbaCDADCBbBDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCddCdADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CbAcDBbABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aCAAaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBabaBaAcdbDACbda

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bdcAbdCaCaabdCABBbAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN TU TUĞCU 1201 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,523 285,650 15 67 67 1118 15037

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,40 2,50 2,77

Fen 20 11 6 9,00 45 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 58 27 49,00 54 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBAaCDADbaCBAbdDcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAbCCdaBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAbBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADCADdCddb  cBdBCDc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cA aBACb acCDCBcABA 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE  * POLATCAN 1205 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,076 285,650 26 316 316 5112 65737

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 0 20 -6,67 -33 6,40 2,50 2,77

Fen 20 8 11 4,33 22 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dbDcccdcdadaCcbbADac

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CaAdbCbaBc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CddCdbcdbC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCacaddbda

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bccacabbccbdcaaadbbc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAc dbCCbCbCcCdDdcAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİN * SHOJAEİ 1208 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,350 285,650 16 72 72 1168 15549

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,40 2,50 2,77

Fen 20 14 6 12,00 60 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 55 33 44,00 49 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDdCABCDCDAaCBdBDCc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BB*cCdadc 

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDdbAB 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) AcdaBcaaBDAadbDbCcdd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DcdADBCDCcCcdCABBbAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE * YILDIRIM 620 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,797 285,650 18 107 107 1633 21211

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 11 6 9,00 45 6,40 2,50 2,77

Fen 20 13 7 10,67 53 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 48 37 35,67 40 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDccaCbcDaaCBACdDBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACbCcaac

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bdAb DBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) C BcacdAbD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bcDbADACdbc  DBBBC A

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BbABBACabCaCDCaDAcAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT* ŞEKER 1214 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,687 285,650 22 178 178 2772 35444

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,40 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 40 50 23,33 26 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABcdCAcCDabAaCadBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) cBCACCbdDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CbAdbBCcBd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cadbaccBdC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dDaBBBcaaaddbdDcabAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bdBAcdCbCDacCaABdbbd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR KAYA 1216 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,339 285,650 9 39 39 786 10972

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,40 2,50 2,77

Fen 20 11 7 8,67 43 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 61 25 52,67 59 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dCDBdBCDADCDCBAbdDBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCbCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBAbBDBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBccACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bb  ADbCBbcBDbBdBdDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAABBA  bbDCDCaacaAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALE * AĞCA 1261 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,189 285,650 24 204 204 3241 41890

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 6 4 4,67 23 6,40 2,50 2,77

Fen 20 3 4 1,67 8 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 26 21 19,00 21 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) c Dd AcC bDA     Da 

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)  B  Cb AbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN)  D cD bdB 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DaAc  cBC 

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cDCB Bc    B A cb   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  c    C a     A  dAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YILDIRIM 194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,118 285,650 6 29 29 581 8348

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 7 3 6,00 30 6,40 2,50 2,77

Fen 20 16 1 15,67 78 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 60 11 56,33 63 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR)  aDBdBdDAD DCBACADcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAC DB Db

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBD cA CD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) Cb  ADbCd       BCD 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBAC c DCDCB ABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK* ÇELİK 1218 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,467 285,650 25 257 257 4145 54064

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 6,40 2,50 2,77

Fen 20 5 14 0,33 2 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 29 57 10,00 11 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bCDcABdbccCcCBAddDaA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbdCbCcaac

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aBcCccdbc 

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBaaBcACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bbDadD  cccccbddcaac

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) ccbcdAabcCbC CBcdabc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KA* KOÇ 1295 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,316 285,650 1 1 1 8 77

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,40 2,50 2,77

Fen 20 20 0 20,00 100 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 87 3 86,00 96 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBdBCDADCDCBACADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CADCADACdADBDDBBBCDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCDCDCDCBDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR* ŞENTÜRK 1231 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,405 285,650 20 127 127 1982 25617

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 5 7 2,67 13 6,40 2,50 2,77

Fen 20 10 6 8,00 40 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 44 30 34,00 38 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) baDadBCcADabCBAbADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbAbCCddBc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBc  bBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG)  CcDBaAA D

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) b a AcbCc cc D  BC  

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAABBACCb Dd  acA Ab

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA AYDEMİR 1262 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,829 285,650 7 31 31 599 8555

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,40 2,50 2,77

Fen 20 15 4 13,67 68 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 64 21 57,00 63 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcbACbBCDCDADCcb Dd 

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCcCCdADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDddABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBc  abdCcDACDAd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABADBC aDbcCCABdAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERKUZEY KÜÇÜK 1247 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,131 285,650 23 190 190 2942 37590

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 4 10 0,67 3 6,40 2,50 2,77

Fen 20 7 4 5,67 28 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 35 31 24,67 27 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) baDB  Cb D  Cc  cD A

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACbCbCaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) ddA cDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CdBDdccAaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) aca ADdbcdadb  BB   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAAaBA   dDbcC      

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SARI 1249 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,185 285,650 4 15 15 297 4324

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,40 2,50 2,77

Fen 20 15 4 13,67 68 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 71 16 65,67 73 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBdBCDADCDCBAbADBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bbDCADACdbc  bBBBCDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCcbaC CBDABAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMREHAN YILDIRIM 189 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,293 285,650 11 49 49 930 12796

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,40 2,50 2,77

Fen 20 14 5 12,33 62 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 59 27 50,00 56 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABbACbBCaCDbcCBABDac

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) bDbcDBbABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bdAABBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cbdBBBc BDAaCbDA  ba

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DcdADdC CDCDaCAaBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAŞARAN 1254 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,666 285,650 19 112 112 1683 21799

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 6 13 1,67 8 6,40 2,50 2,77

Fen 20 13 6 11,00 55 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 53 35 41,33 46 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDadBacADCaCBACcDBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCcCBa

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBbcAbC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDaBAACc

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CbcdADcCcbcc ccBcCcb

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BdABBACd bDCcCaDABdD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞKIRAN 1259 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,972 285,650 12 54 54 974 13456

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 10,72 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,01 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,97 3,69 3,48

Matematik 20 9 1 8,67 43 6,40 2,50 2,77

Fen 20 12 4 10,67 53 10,39 6,64 6,85

Toplam: 90 56 18 50,00 56 46,24 28,61 28,60

Sözel (TÜR)  bDBc CaAcCDCBAaADcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbACCCACcB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBcCBDabDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)  A  A  C  D  D BBCcA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAdBBdCC CDC Cd  dAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA* ÖZCAN 595 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,029 285,650 10 99 99 1497 19512

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 11 6 9,00 45 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 1 3,67 18 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 50 18 44,00 49 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBAcCDAD DCcA  Dcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCC aBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBcCdDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dbcCADA BdDabD BBCD 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)     BA  b    C    A 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARMAĞAN ÇORT 727 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,432 285,650 20 235 235 3714 48290

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,17 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 30 49 13,67 15 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AbDabaCacDdcbcbCAaBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) abcdCCdaaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dB CBbcAbd

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CaBDcBcbCa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bAbdA  bd a   B B   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cbdccACbbCaCaCdccBAc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ* ASLAN 175 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,538 285,650 6 41 41 809 11321

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 10 6 8,00 40 4,17 2,50 2,77

Fen 20 12 5 10,33 52 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 58 25 49,67 55 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDACAcbDCDADCBABDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCCAbd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBDdCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aaAbBcDBbC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBBabBDc abDAb  C

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  dBAD CDCcbb CABcAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE LSALEH 1688 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,268 285,650 31 314 314 5063 65135

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 24 66 2,00 2 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cabdcabbdcacdabCbDcb

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) aDcbCCAdBa

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bdACcDBAaC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) daacBBcdab

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) acDbbacddAbccDacBdcA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dcbaadCabbcdaacDbBAc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KÖSTEK 870 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,840 285,650 19 225 225 3540 45936

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 6 8 3,33 17 4,17 2,50 2,77

Fen 20 7 7 4,67 23 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 29 42 15,00 17 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bcbbddaCDab  adABD b

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BdC  Cacca

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) Ca dadCA C

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) adAdBccBdC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) bb aB DDBDbdab A  b 

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) adaAcaCDaD  C d B A 

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT* KALKAN 587 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,739 285,650 4 25 25 444 6339

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 12 5 10,33 52 4,17 2,50 2,77

Fen 20 14 3 13,00 65 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 66 17 60,33 67 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) baDBAcCDADCDCBACbDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACaCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBacAC 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) C  bADbCBcDBbaBBBCD 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBcCCbC CDC  AdAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY EVCİ 152 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,177 285,650 21 236 236 3722 48380

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 6 13 1,67 8 4,17 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 31 58 11,67 13 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bcDbdbaaDCbdaaBdBDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BabcCddcca

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) aDbBbcCABa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) adAdccbBdC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) bbCaadDDBDbdac Aabdb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAaADcabCDbcdCAccbdd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN  H KALAFAT 106 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,646 285,650 1 11 11 221 3276

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 13 5 11,33 57 4,17 2,50 2,77

Fen 20 18 2 17,33 87 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 72 16 66,67 74 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDAaABCDCDADCBdBDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACCCdDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBDdCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAdcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBBDbaD BCADACbdb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DABADBCDaDCDCCABcAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU* ÜNSAL 740 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,212 285,650 15 154 154 2426 31397

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 6 11 2,33 12 4,17 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 42 45 27,00 30 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDaABCDADdDCaAbADcd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAdbbcCcB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBAaBDaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CadccBdAaa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CAbbcbddB bcbaBBB  b

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cAAcBcCabaDacCBDcdAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE  Z ÖZTEPE 202 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,587 285,650 3 24 24 428 6090

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 9 10 5,67 28 4,17 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 69 20 62,33 69 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDAaABCDCDADCBdBDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) dBCACCCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDdCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBcabaDbddADACcdb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAdADBCDCDCDCCABcAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE  * ŞENOL 790 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,709 285,650 5 26 26 452 6487

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 10 9 7,00 35 4,17 2,50 2,77

Fen 20 17 3 16,00 80 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 66 23 58,33 65 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDAaABCDCDADCBABDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBbcCCdcca

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAAcBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBBDbaDbdd*DACcdb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAdADBCDCDCDCCABcAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EL*  * DOGAN 601 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,469 285,650 13 142 142 2207 28436

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 4,17 2,50 2,77

Fen 20 9 5 7,33 37 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 40 30 30,00 33 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBDA AcCDCDADCadBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)  BCACCdAcd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbcbdbABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)  CAbBdbaC 

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dcac  b      bDA  cb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  A ADBacbD cC dB AA 

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜRKÇE 905 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,227 285,650 16 166 166 2646 33976

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,17 2,50 2,77

Fen 20 11 9 8,00 40 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 38 52 20,67 23 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDdbcCDADCabacbADac

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDbCaCbadd

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aBcdBacdDa

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CaBbaccdda

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bAcbAccbBAcdaDBBBdDc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAdcBACdbCDCcaBDbabD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SIGIRTA 744 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,346 285,650 23 258 258 4150 54109

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,17 2,50 2,77

Fen 20 10 10 6,67 33 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 25 55 6,67 7 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdcdbAcbadadadabcadA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) aaabaCbbaC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) dbbc*BCbBa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAcacaBbd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADb  B c a db  A   b

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAcdbcCcCDCDadABBbAc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT Z GÖZTOK 276 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,393 285,650 2 13 13 229 3392

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 13 5 11,33 57 4,17 2,50 2,77

Fen 20 18 2 17,33 87 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 73 15 68,00 76 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBdBCDADCDCBAaADdc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDdCCCACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bdbCADACB DabDBBBCD 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAAcBACCDCDaDCBDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ULUHATUN 1522 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,929 285,650 25 264 264 4218 54938

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 10 0,67 3 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 24 42 10,00 11 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) b addA CcdD bd bcDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) aB Aab cDb

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDcacBCbB 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAbBd db 

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)   bdBBb  cba A cd   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bb cDB adadb   Ba Ac

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR YILMAZ 143 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,317 285,650 11 116 116 1805 23337

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 10 4 8,67 43 4,17 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 47 32 36,33 40 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR)  dDaABCcA dDCacaADBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) aDbdCCd B 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBA BDaADb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) bCBDBBAdaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)    aADbbd D DDBBBCD 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) ddABBcdabdaCDCBacdAa

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLÇINAR TOPARLAK 1063 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,074 285,650 22 238 238 3759 48769

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,29 3,69 3,48

Fen 20 8 11 4,33 22 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 30 35 18,33 20 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdD  abadDbaba acDBd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbAaCCddcd

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN)  BACdbaADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBcBBAACc

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (FEN) d ABdACdcCDaaCdcbBdc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD* JUONEY 1713 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,383 285,650 24 259 259 4178 54441

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,17 2,50 2,77

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 27 62 6,33 7 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdcdAabbADaaCacddDdA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDbbCCdbcc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aBAddbadba

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) dbcbBaAAd 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bADCcDbbBcDaDccdddDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cccdabdCbaaacbBcAdba

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL*ŞİMA KALKAN 696 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,639 285,650 18 173 173 2740 35111

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 1 3,67 37 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 1 1 0,67 3 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 3 3,00 15 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 32 12 28,00 31 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBccCD D DCB  cD c

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDd CC    

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN)  B CBD ADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CbBD aAAC 

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)     A           d   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)  Ac BAC b         b 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 0 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT* İBRAHİM 792 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,688 285,650 29 298 298 4731 61443

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 4 12 0,00 0 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 22 64 0,67 1 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bcDbCcadbdDAaaBcBDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BcabbCdAcb

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) abAdbcbAcd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cbccBcDcbd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dbbcBcb cb cCAc bcA 

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bcBAcdbcbadbCbdcBdbd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED T ÇETİN 972 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,228 285,650 28 294 294 4584 59611

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,17 2,50 2,77

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 27 63 6,00 7 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caabCcdaaaDdbddcaDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) dBaACaCdDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBbBacad

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bacbcBccCb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) bDbBaaDbcDdabbDACDcb

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) ccBdcdCaaD*abbccaAdc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SAM*T 1066 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,777 285,650 14 152 152 2389 30870

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,17 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 43 47 27,33 30 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dcDAbAcCDdDADCBABcdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BcCcbCdADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAcbdCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aaAcBccadC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) badBBBDaBcbdddbAbbAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAcAbcaDdabaCdcdaAAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ACAR 1020 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,725 285,650 32 317 317 5130 65946

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 1 5 -0,67 -7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 4,17 2,50 2,77

Fen 20 3 14 -1,67 -8 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 15 58 -4,33 -5 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDACAab ba  bcAd dc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)  ddbadCbbd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN)  b dc bAa 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aCAcaaDabd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cbba a   Dcda bAdabd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) D ddbdba aaDaC dcdbd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİNA RAJABOVA 750 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,563 285,650 27 281 281 4445 57679

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,17 2,50 2,77

Fen 20 1 19 -5,33 -27 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 27 62 6,33 7 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cbDBcaCbcDdDdBACcbdc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CaACbdcaca

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CaACBDdbc 

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CdBaBacdba

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bdcCcbbCddcdDaBBcaDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) adbcacdCadbbcdabddcb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÖZ ÖZKAN 116 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,105 285,650 26 272 272 4330 56384

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,17 2,50 2,77

Fen 20 5 15 0,00 0 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 28 62 7,33 8 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdbdcabacbCDdadbbccA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CabbCCbCad

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bcAdcaBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CadaBBdcdc

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dAaCbcbddAccabBcBCDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BbccacddbbaCDCcbbcAc

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASMİN SAMAST 1067 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,163 285,650 30 301 301 4779 61962

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 6 14 1,33 7 4,17 2,50 2,77

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdDBAcbcADbcdccabDcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) bbbdaCbCaa

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) baddccBADa

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) adacccdAaa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) accbcDbCBbbacDcdBCad

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BbdacAddcbcdabBbcada

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTDEMRE BULUT 1620 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,589 285,650 17 172 172 2713 34822

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 7 12 3,00 15 4,17 2,50 2,77

Fen 20 9 7 6,67 33 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 41 44 26,33 29 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBABaadbCDaaAbbbcb

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) aDAdCCAbaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBACBbBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CdBcccdACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bcbCADcadbDBDacaaCb 

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABB*ddc aCcCcDA   

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF* YILDIRIM 1465 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,471 285,650 8 52 52 968 13370

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 10 8 7,33 37 4,17 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 54 34 42,67 47 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDAaABCDCDAadBAdDbc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BdCAbCbAcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbBDdCcBa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAbdccabb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBBDaaDdcCAbAbc b

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DAcADBCDaDCDCbABBAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFHAMZA ÖNEL 1064 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,977 285,650 12 134 134 2098 27004

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 4,17 2,50 2,77

Fen 20 13 7 10,67 53 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 45 26 36,33 40 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDACAcCaCDdDaBbabab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCCAbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbcDBCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cCAcaBDBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)   b                 

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bABbcdCaCDbbCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZENFİRA ALİYEVA 1399 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,451 285,650 9 71 71 1164 15531

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 9 6 7,00 35 4,17 2,50 2,77

Fen 20 15 3 14,00 70 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 56 27 47,00 52 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) daDBdBCadbCbCaddADdA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CcbCCdACBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBcCdDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBcAACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bd aADAd cD bDBBBC  

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBdCCbC CDCBDAdA 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEBŞURA KABAKÇI 174 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,609 285,650 7 51 51 966 13337

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 32 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,18 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,65 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,60 4,45 4,34

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,29 3,69 3,48

Matematik 20 10 3 9,00 45 4,17 2,50 2,77

Fen 20 8 11 4,33 22 5,66 6,64 6,85

Toplam: 90 59 23 51,33 57 27,54 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAaABCDbDAbbBABDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCdADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAaDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCAABBDBCb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  DCBBBDD D  bbDAa   

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aAd aBCDCadbadcBBAdd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE KABAKCI 607 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,835 285,650 2 44 44 877 12244

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 10 7 7,67 38 2,38 2,50 2,77

Fen 20 11 6 9,00 45 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 56 25 47,67 53 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dBDACABCDCDAaCcdBDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BB ACaCbDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDb*DB ABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DCccB DBaC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) AcCBaBcDB  a ADACcca

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABAcaCDCD  bCAB bAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEABOAĞC AB*CA 1362 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,503 285,650 21 248 248 3913 51109

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 3 1,00 5 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,64 4,45 4,34

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,38 2,50 2,77

Fen 20 8 10 4,67 23 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 20 24 12,00 13 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bbDd  C             

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbdaCCAaBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBcadDadDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sayısal (MAT)                 d   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAAdBACbaa a ddcABba

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT SEZER 1222 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,454 285,650 22 250 250 3969 51818

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,38 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 31 59 11,33 13 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDBcaCbcaacdBAddDcb

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) bDbCCdcbaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) acbbdbBcDb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDcBcAda

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) aAc*ADdadccBaDaacaac

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAdcBcababDCcCdbAcAa

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA UR ALPTEKİN 1499 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,268 285,650 23 266 266 4245 55178

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 2,38 2,50 2,77

Fen 20 3 14 -1,67 -8 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 29 49 12,67 14 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) caD  adcADaaCcAadDBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) C A CCbaB 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN)  BACBDcADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) C dacBcdaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) b  bccdadcbdcDaddbcA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)  cdBacdbcbDa C cdaba

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL HAMZA 1689 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,553 285,650 18 229 229 3575 46372

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 2,38 2,50 2,77

Fen 20 12 7 9,67 48 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 33 50 16,33 18 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccabbdcCcCbAcCdcBbab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBddCbddDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDcBaBCAcb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aaAcBdbBbd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) dc aBcD cc  ddab  bd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAdADBCD DCcdCcBBAcc

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK GÖREN 1329 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,891 285,650 26 273 273 4340 56457

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,00 10 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 5 0,33 3 3,80 4,09 3,91

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,38 2,50 2,77

Fen 20 1 2 0,33 2 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 11 19 4,67 5 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDAdcBbca          

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBdcadb   

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sayısal (MAT) cDaBdBDbca          

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) b dA                

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELEBİ 602 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,685 285,650 17 219 219 3412 43847

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 7 8 4,33 22 2,38 2,50 2,77

Fen 20 0 3 -1,00 -5 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 25 26 16,33 18 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaD  BCb DCabcACcDcd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) d A dC    

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAbBDcAcb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG)   c   A   

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CcDCADdaa  a DccB  c

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)  cc  c              

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK*ESEN 604 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,246 285,650 6 105 105 1627 21097

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 10 8 7,33 37 2,38 2,50 2,77

Fen 20 10 9 7,00 35 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 45 37 32,67 36 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dBDACABCDCD aCccBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBadCCdbca

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) aDdBbaCAB 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)    ccdDcCb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cc aBcDaBDbaCADAC dC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aAdADaC CDbbbCABdbAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRARO KIRAÇ 1272 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,787 285,650 10 135 135 2122 27368

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 2,38 2,50 2,77

Fen 20 13 7 10,67 53 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 45 39 32,00 36 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDBAaCcADbaCBACdDBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDdCCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBAaBDadDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG)  CBbcacAaa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) dbbbcadaB c  cdBda  

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cAABBcCdcCDaDCBDAdAb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE  U OTÇU 606 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,986 285,650 19 239 239 3808 49517

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,38 2,50 2,77

Fen 20 2 2 1,33 7 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 23 18 17,00 19 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) daDdd aDdD cCc   a  

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dbA CC  B 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) a BbdB c  

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)     Ab              

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) Bdc  A              

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELBER ERSOY 794 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,417 285,650 3 68 68 1123 15057

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 9 6 7,00 35 2,38 2,50 2,77

Fen 20 12 7 9,67 48 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 52 31 41,67 46 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dBDACABCDCDAaCcdBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBaACCCbDC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDda*BaABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) baAb daBCa

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) AaCBacbDBc  bAD   AC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABAcaCD DbbCCABdAAd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * BAHÇECİ 749 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,507 285,650 11 162 162 2591 33242

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,38 2,50 2,77

Fen 20 6 11 2,33 12 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 42 44 27,33 30 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBdaCDADCDbaAddDcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAaCCcdBa

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAdBD ADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) abBDcBcdda

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bcDaAadCBAacaadcBCDb

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BccaBcCbcC bDb cAdb 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALHAM UD 1403 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,591 285,650 24 269 269 4258 55441

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 2,38 2,50 2,77

Fen 20 5 10 1,67 8 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 26 50 9,33 10 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdadbcC ADbcbBAdAcdc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CcbCa ACdc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aB aBDBdb 

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) aCdbdBdAaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bADbccdCddb   aad  c

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) aAbdcA baaDdD   ccA 

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇELİK 515 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,018 285,650 13 185 185 2855 36287

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,38 2,50 2,77

Fen 20 8 11 4,33 22 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 36 36 24,00 27 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) c DdaABbaaDAcCccBDab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBdcCCddDd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDdc Bb B 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) b AcBd BCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)    BB D    a ADAbc  

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) abdADaCcaDCD bAcdcbB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YALÇ   A A 80 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,532 285,650 12 183 183 2839 36109

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,38 2,50 2,77

Toplam: 90 29 27 20,00 22 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDBdBCDADCaCBACADdA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CbAbbCcaBc

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CaACdDaAcC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) abBbaacdaa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) b  aA d B a         

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN HAMZA 35 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,324 285,650 1 12 12 223 3298

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 15 4 13,67 68 2,38 2,50 2,77

Fen 20 16 4 14,67 73 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 74 15 69,00 77 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBddacADCDCBACADcA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDACCCdCBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACBDBbDC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBDBBAACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CAcCADACa DBDcBBBCcA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BAABBACCbaDaDCBcABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL DEŞEN 1472 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,525 285,650 5 104 104 1622 21023

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 5 0 5,00 25 2,38 2,50 2,77

Fen 20 9 4 7,67 38 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 41 10 37,67 42 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR)  dDB BCaADbDCBA dD A

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDAd C CB 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBACB aADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG)   B       

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT)     A         BBBC  

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dA BBAC b Dd Cd AB  

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GEDSONA FERNANDES 83 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,585 285,650 4 70 70 1161 15499

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,38 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 58 32 47,33 53 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AdDACABCDCDAcCccBDCb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBadCCCADd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBdABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCAABBbBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cDacaaDaBcbaCADACcAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aAdAbdCDaDbbdCABdbAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKERYASİN 700 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,382 285,650 15 208 208 3270 42146

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,38 2,50 2,77

Fen 20 5 15 0,00 0 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 36 54 18,00 20 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDdbABababADbBddcCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBdbaCCdDb

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CbcBbdCAcC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cabcaaDBCb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ccbcBBDaBcABbdbACDdC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bdaAccCDaaacabcaBdAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM * KURTULUŞ 1431 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,394 285,650 7 109 109 1643 21340

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 7 3 6,00 30 2,38 2,50 2,77

Fen 20 10 8 7,33 37 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 46 30 36,00 40 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDcCABCabDAaCddBDdA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBadCCdAbd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBbABb

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) badABabB  

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)   CBB D    a ADAbc  

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABAcaCDaDC  dABdbAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİ*EFE BADAN 1363 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
166,419 285,650 27 325 325 5245 67241

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 17 -3,67 -18 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 1 18 -5,00 -25 2,38 2,50 2,77

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 21 67 -1,33 -1 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccDdbd bbbbbcbabBbbc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCbabCdDa

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) accBDBaAab

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bCdAaaDBbC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) Acaadaac adaadbdacba

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) cAddcdCbCbCbadbcadbd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT EFE CANTÜRK 1428 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,065 285,650 16 217 217 3403 43710

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,38 2,50 2,77

Fen 20 8 12 4,00 20 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 33 55 14,67 16 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AcDbbABbcaadaCaABabb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) aBCdbabcad

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDbcDBCcBC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cddbdBba a

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) baC BcDacDdBdbbAdaAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bbBAaBdcCDacCaddBAbd

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAŞPINAR 751 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,526 285,650 8 129 129 2009 25908

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,64 4,45 4,34

Matematik 20 2 0 2,00 10 2,38 2,50 2,77

Fen 20 8 3 7,00 35 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 37 16 31,67 35 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AaDdCABCDCDAcCBbBDdc

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCACbCADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDdabBbAcd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sayısal (MAT)    BB               

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) D  A  C a CD  ABBb c

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN*DURU ASLAN 796 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,029 285,650 14 186 186 2876 36600

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 2,38 2,50 2,77

Fen 20 9 6 7,00 35 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 36 36 24,00 27 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR)  aD dcCDADC CdACcDcc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) aDddC A B 

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) dBcCBD  b 

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CCBadBcACb

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) Cb bbadd bDc Dc adbc

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) dcbBB CdcCD DC DAd  

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ECRİN TÜRKMEN 942 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,314 285,650 9 131 131 2067 26591

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,38 2,50 2,77

Fen 20 12 8 9,33 47 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 46 44 31,33 35 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ddDBdBCDdDdaCcACADBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) dDAdaCcaaB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBAaBDBADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CbBbaabAba

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) CbDbAaACdbDccbacddcb

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) ddddBACCcaDCcCdDABAD

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF* YEDİER 1053 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,331 285,650 25 271 271 4323 56295

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 1 11 -2,67 -13 2,38 2,50 2,77

Fen 20 6 10 2,67 13 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 24 49 7,67 9 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dcadCcBCbaacDCabaDCd

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) aBbcCCaAcC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) dbbBDdacaC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) bC  d bB  

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) b aaa b  Dcda bc   b

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  cc D CbaDCb dcBBcda

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA OK 692 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,955 285,650 20 242 242 3833 49875

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 27 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 6,91 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,80 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,64 4,45 4,34

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,86 3,69 3,48

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 2,38 2,50 2,77

Fen 20 3 7 0,67 3 4,63 6,64 6,85

Toplam: 90 25 35 13,33 15 24,23 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ccD CAcCcbDA C bBD c

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)  BacCC dbd

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) C daDB AB 

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)  CAcBdDcbb

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT)  c da Da bd dc b    

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DdBdcaCaac          

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA NUR GÜRVARDAR 623 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,412 285,650 1 6 6 137 1961

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 15 4 13,67 68 0,82 2,50 2,77

Fen 20 19 1 18,67 93 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 75 13 70,67 79 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cdDbaABCDCDADCBABDCA

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BBCdCCbADC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDABDBCABC

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) aCAA BaBCC

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADCBBBb aDdBCbDACDAC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) aABADBCDCDCDCCABBAAB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT* KOÇYİĞİT 1542 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,415 285,650 14 245 245 3873 50422

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,82 2,50 2,77

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 30 60 10,00 11 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) baDBAcCDADacCBAdcDBb

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) abcdbbACBa

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aBcbcDBAcb

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) bCcDaacbaD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) adcCADbbdbDdbbcadaDA

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BbcaddbaDbaabacabcda

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA* KURT 1501 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,852 285,650 23 303 303 4842 62609

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 0,82 2,50 2,77

Fen 20 0 20 -6,67 -33 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cCbBcdCcbadadBACdcBA

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) accdabcbda

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bdAdBcacbd

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) baBbBccAac

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) bAcdAcc*BAbBDccaBCad

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) cdbcdbdbaaaaabdccadb

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ* YUSUF 1054 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,960 285,650 24 315 315 5102 65590

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 0 3 -1,00 -10 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,82 2,50 2,77

Fen 20 0 3 -1,00 -5 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 12 42 -2,00 -2 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) AbcdcBab*DCbaBcdcbab

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR)        ***

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) bBbb*b b b

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) abcDcBAbCD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) *b*  b*b  *    *B*  

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN)          b*b        

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN* KELEBEK 1283 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,324 285,650 17 276 276 4384 57018

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,82 2,50 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 27 63 6,00 7 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) dBDdacaCabDcaCBdacdb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) BcadbaCdbC

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) acdBDdCABd

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) cdAbBdcabd

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) cbdaBcaDdcbaCbDcdabd

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) DbacDBCabcaDCbdaBdca

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN* KORKUDAN 1437 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,306 285,650 11 200 200 3191 41128

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 0,82 2,50 2,77

Fen 20 7 8 4,33 22 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 32 32 21,33 24 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) cBadbABCDbDAaCBAdDdb

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR)  B  CC b  

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CDAdDdbcBa

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG)  CAcaBDBC 

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) bc dda b c          

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN)  daAcBdbC  b  ABBcAa

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * AYDOĞAN 1458 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,861 285,650 8 165 165 2626 33758

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 8 12 4,00 20 0,82 2,50 2,77

Fen 20 9 11 5,33 27 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 38 44 23,33 26 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ABDAb BCc bADCab Dab

Cevap Anh. A ABDACABCDCDADCBABDCA

Sözel (TAR) acbAdCab C

Cevap Anh. A BBCACCCADC

Sözel (DİN) CD aDdCb a

Cevap Anh. A CDABDBCABC

Sözel (İNG) DaA adcB C

Cevap Anh. A DCAABBDBCC

Sayısal (MAT) ADbadabaBcABdAbAdbdC

Cevap Anh. A ADCBBBDDBDABCADACDAC

Sayısal (FEN) bAcdaBCDaDaDCbcBadcB

Cevap Anh. A DABADBCDCDCDCCABBAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * KILIÇ 614 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,359 285,650 21 292 292 4528 58841

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,81 3,69 3,48

Toplam: 90 16 31 5,67 6 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) bdD dcCaADCbdacbAccd

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDbbadbCda

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) aabbdDcbba

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG)   BDaBcACD

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 0 0 0
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA UMUT ŞEVKAY 757 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,103 285,650 3 89 89 1392 18113

Puanı Hesaplanan: 327 327 5293 67657

Katılımlar: 26 327 327 5313 67888

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,97 7,25 7,25

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 2,06 4,09 3,91

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,92 4,45 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,81 3,69 3,48

Matematik 20 4 4 2,67 13 0,82 2,50 2,77

Fen 20 10 3 9,00 45 2,91 6,64 6,85

Toplam: 90 50 18 44,00 49 17,50 28,61 28,60

Sözel (TÜR) ACDBAdCDADbDbBAacDBc

Cevap Anh. B ACDBABCDADCDCBACADBA

Sözel (TAR) CDA aC CBB

Cevap Anh. B CDACCCACBB

Sözel (DİN) CBA BDcADC

Cevap Anh. B CBACBDBADC

Sözel (İNG) CbBDBcAACa

Cevap Anh. B CCBDBBAACD

Sayısal (MAT) b   A    Ab c BBd   

Cevap Anh. B CADCADACBADBDDBBBCDA

Sayısal (FEN) BA BBAC    aDCBc  Ab

Cevap Anh. B BAABBACCDCDCDCBDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teleskobunu açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mitozu ve genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Sitoplazma bölünmesinin bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
