
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

1 291 HASAN ALİ KAYA 6C 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 73 2 72,33 493,603 1 1 1 3 29
% 0,05

2 30 AYŞE BERRA AYÇİÇEK 6A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 73 2 72,34 485,728 1 2 2 9 123
% 0,20

3 233 SEÇİL* MERCANOĞLU 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 72 3 71,00 482,155 1 3 3 11 187
% 0,30

4 43 BİLGE MERCANOĞLU 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 69 6 67,00 473,728 2 4 4 16 418
% 0,67

5 267 ECE  O YILMAZ 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 15 0 15,00 70 3 69,01 471,568 2 5 5 20 491
% 0,79

6 298 TUĞRA KIRVELİ 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 70 5 68,34 468,199 3 6 6 32 626
% 1,00

7 67 MİRAÇCELAL ÇELİK 6D 14 1 13,67 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 68 6 66,00 466,650 1 7 7 37 679
% 1,09

8 178 METEHAN BİLGİÇ 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 67 8 64,34 463,410 2 8 8 42 818
% 1,31

9 79 NİSA NUR ÖZER 6A 15 0 15,00 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 0 14,00 11 3 10,00 67 5 65,33 460,064 3 9 9 54 987
% 1,58

10 2310 GÜNEY*ARAS GÜNERİ 6G 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 0 13,00 12 2 11,33 67 5 65,33 457,217 1 10 10 60 1121
% 1,80

11 1570 ELİF YILDIRIM 6D 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 68 7 65,67 454,457 2 11 11 70 1288
% 2,07

12 20 AKIN Ç KILIÇ 6C 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 67 7 64,67 452,702 4 12 12 75 1365
% 2,19

13 246 ZEYNEP BERBER 6B 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 12 2 11,33 66 6 64,00 449,813 3 13 13 87 1551
% 2,49

14 379 TUĞSEM AYVAZ 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 12 3 11,00 67 7 64,67 449,584 3 14 14 89 1563
% 2,51

15 78 NEHİR TURNA 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 0 15,00 12 2 11,33 64 10 60,66 447,840 4 15 15 93 1674
% 2,69

16 0 YAĞIZ FAKİÇ 6A 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 1 12,67 11 4 9,67 65 9 62,00 447,662 5 16 16 94 1689
% 2,71

17 95 TUSEM GÜLBÜZ 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 65 10 61,67 445,470 6 17 17 103 1812
% 2,91

18 357 FURKAN YİĞİT 6D 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 65 10 61,67 445,070 4 18 18 104 1845
% 2,96

19 2088 YİĞİTDANIL DALYAN 6C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 10 5 8,33 66 9 63,01 444,760 5 19 19 106 1857
% 2,98

20 962 DAMLA SU ÇOBAN 6K 13 1 12,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 11 2 10,33 12 0 12,00 65 3 64,00 444,071 1 20 20 108 1899
% 3,05

21 262 CİHANGİR ÇELİK 6C 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 4 9,67 12 3 11,00 65 10 61,67 442,213 6 21 21 115 2024
% 3,25

22 245 YUSUF* EŞİYOK 6B 14 0 14,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11,00 63 11 59,33 441,848 4 22 22 118 2050
% 3,29

23 849 ARDA BEDİR 6E 12 3 11,00 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 64 9 61,00 439,378 1 23 23 130 2208
% 3,54

24 255 MUHAMMED BEKDAŞ 6C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 66 9 63,00 438,903 7 24 24 132 2253
% 3,62

25 2153 MİNA AYEZİR 6B 14 1 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 65 9 62,00 438,773 5 25 25 133 2262
% 3,63

26 2324 ÖMER KARAKAYA 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 64 11 60,34 437,933 7 26 26 137 2320
% 3,72

27 333 BERK ALBAYRAK 6A 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 2 11,33 12 2 11,33 62 11 58,33 436,522 8 27 27 144 2440
% 3,92

28 396 YAĞMUR TUNK 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 58,99 435,633 6 28 28 147 2499
% 4,01

29 272 EMİ FURKAN GÖKER 6C 14 0 14,00 9 0 9,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 1 12,67 62 4 60,67 433,451 8 29 29 156 2673
% 4,29

30 753 ABDULLAH YAĞCI 6 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 65 10 61,66 432,431 1 30 30 161 2751
% 4,41

31 55 HANZADE ERİK 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 1 10,67 11 4 9,67 64 8 61,34 431,067 9 31 31 167 2861
% 4,59

32 128 ZEYNEP AKCAYOL 6E 14 1 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 62 11 58,34 430,373 2 32 32 170 2916
% 4,68

33 520 TUNA SALCI 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 12 3 11,00 63 8 60,33 429,604 5 33 33 178 2992
% 4,80
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

34 320 YİĞİT* YILMAZ 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 63 11 59,33 428,836 9 34 34 181 3048
% 4,89

35 140 YEKTA* YİĞİT 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 3 8,00 13 2 12,33 63 9 59,99 427,440 7 35 35 187 3171
% 5,09

36 273 EMİR * ÖZKAN 6C 14 1 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 4 6,67 13 1 12,67 62 8 59,35 427,337 10 36 36 189 3180
% 5,10

37 242 YAĞMUR ELA ERDEM 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 14 56,34 426,562 8 37 37 196 3251
% 5,22

38 83 ÖMER * DUMAN 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 13 2 12,33 11 3 10,00 60 14 55,33 424,020 10 38 38 209 3454
% 5,54

39 139 HASAN GÜLER 6D 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 62 13 57,66 423,898 6 39 39 210 3461
% 5,55

40 372 ÖMER FARUK ŞEREF 6D 12 2 11,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 1 9,67 13 2 12,33 60 9 57,00 423,563 7 40 40 214 3493
% 5,61

41 1408 EYLÜL* YILAMZ 6E 12 2 11,33 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 9 3 8,00 14 1 13,67 61 9 58,00 423,298 3 41 41 216 3513
% 5,64

42 385 YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 6D 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 4 9,67 62 11 58,33 418,911 8 42 42 235 3880
% 6,23

43 192 ÖMER TAHA ESEN 6B 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 62 13 57,67 418,415 9 43 43 238 3934
% 6,31

44 305 METEHAN ŞAŞMAZ 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 4 8,67 13 2 12,33 61 13 56,67 418,358 11 44 44 239 3938
% 6,32

45 324 ALİ EMİR KATIRCI 6D 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 14 1 13,67 60 13 55,67 418,115 9 45 45 241 3958
% 6,35

46 70 MİRAY KUL 6A 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 61 13 56,67 417,912 11 46 46 242 3972
% 6,37

47 334 CEYLİN KAHRAMAN 6C 14 1 13,67 9 0 9,00 5 2 4,33 9 1 8,67 10 3 9,00 11 2 10,33 58 9 55,00 417,871 12 47 47 244 3975
% 6,38

48 41 BERRA ÇINAR 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 2 9,33 11 4 9,67 60 12 56,00 414,703 12 48 48 271 4287
% 6,88

49 360 HARUNEEMRE ÇETİN 6D 14 0 14,00 9 0 9,00 7 1 6,67 10 0 10,00 9 4 7,67 10 3 9,00 59 8 56,34 413,727 10 49 49 275 4354
% 6,99

50 364 İLHANMCAN ÇOBANCIK6D 12 3 11,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 2 8,33 12 1 11,67 59 9 56,00 413,232 11 50 50 279 4408
% 7,07

51 292 İLKİM BEŞE 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 10 5 8,33 60 13 55,67 409,661 13 51 51 306 4749
% 7,62

52 138 GÖKÇEN BAYSAL 6B 13 1 12,67 9 0 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 6 6,00 13 2 12,33 58 13 53,67 408,284 10 52 52 313 4893
% 7,85

53 257 ALİ  * GÜZLEKAYA 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 7 5,67 14 0 14,00 57 16 51,66 407,806 14 53 53 317 4944
% 7,93

54 354 MEHMETÖMER N KK Ş  13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 6 6,00 12 3 11,00 60 14 55,33 406,543 1 54 54 325 5081
% 8,15

55 371 NERGİZ KESKİN 6D 14 1 13,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 12 3 11,00 57 15 52,01 406,369 12 55 55 326 5097
% 8,18

56 2073 UMUT Ö L ÖZLÜKAN 6I 12 3 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 8 1 7,67 10 2 9,33 10 4 8,67 58 10 54,67 405,320 1 56 56 332 5213
% 8,37

57 118 AYZA Y TAŞ 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 13 2 12,33 56 16 50,66 403,196 11 57 57 347 5438
% 8,73

58 170 KAYRA*ECİR MUTLU 6B 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 8 3,33 13 2 12,33 58 16 52,66 401,549 12 58 58 356 5625
% 9,03

59 166 AHMETA TAMYÜREK 6I 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 5 7,33 12 3 11,00 57 17 51,33 399,563 2 59 59 367 5852
% 9,39

60 34 MİNA T TURAN 6A 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 12 1 11,67 9 5 7,33 56 16 50,67 399,212 13 60 60 368 5887
% 9,45

61 1052 EMİR S BİCE 6G 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 58 17 52,34 398,486 2 61 61 373 5957
% 9,56

62 89 EYLÜL KIZILASLAN 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 5 5,33 12 3 11,00 57 15 51,99 398,020 14 62 62 376 6019
% 9,66

63 2072 TUĞÇE ÇEVİK 6G 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 57 16 51,67 397,010 3 63 63 384 6153
% 9,87

64 1056 EMİRHAMZA KARLANKUŞ6G 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 6 5,00 11 4 9,67 55 18 49,01 394,726 4 64 64 399 6437
% 10

65 61 FATMA ECE ATILGAN 6A 12 3 11,00 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 2 10,33 10 5 8,33 54 18 48,00 392,461 15 65 65 416 6738
% 11

66 331 AZRANUR ÇİFTCİLER 6D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 5 8,33 56 17 50,34 390,252 13 66 66 438 7024
% 11
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

67 101 EMİR KAAN ÇALI KAN 6C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 58 15 53,00 390,148 15 67 67 439 7039
% 11

68 289 FATMAA KANTAR 6C 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 8 6 6,00 56 15 51,00 389,204 16 68 68 447 7157
% 11

69 120 BERAT* TÜKEL 6D 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 3 9,00 12 3 11,00 53 20 46,34 389,054 14 69 69 448 7178
% 12

70 2075 URAS KAAN GELİR 6H 12 2 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 7 2,67 13 1 12,67 55 14 50,34 387,287 1 70 70 463 7406
% 12

71 103 YEŞİM BAYAR 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 9 6 7,00 56 16 50,67 387,132 16 71 71 464 7426
% 12

72 353 ESİLA* IŞIK 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 3 10,00 11 4 9,67 54 20 47,33 385,633 17 72 72 480 7649
% 12

73 387 ESİLA VARLI 6D 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 4 7,67 53 15 48,01 385,230 15 73 73 485 7703
% 12

74 39 BERAT KARADENİZ  11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 9 4 7,67 56 17 50,34 384,915 2 74 74 487 7737
% 12

75 1964 MELİKE ÖZTÜRK 6E 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 6 4,00 11 4 9,67 55 17 49,33 384,565 4 75 75 493 7783
% 12

76 315 ORHAN VELİ UZUN 6C 11 4 9,67 9 0 9,00 6 4 4,67 9 0 9,00 6 8 3,33 14 1 13,67 55 17 49,34 384,263 17 76 76 498 7819
% 13

77 838 ALYA Ş ŞENEL 6L 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 4 7,67 54 14 49,33 383,965 1 77 77 500 7862
% 13

78 185 NİL  * KERKEZ 6B 13 2 12,33 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 6 7,00 10 5 8,33 53 21 46,00 381,874 13 78 78 522 8156
% 13

79 50 ELİF SARUÇ 6A 13 2 12,33 6 3 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 12 2 11,33 7 8 4,33 52 21 44,99 381,665 18 79 79 523 8190
% 13

80 187 ONUR * HOCAOĞLU 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 9 1,00 12 3 11,00 56 17 50,33 380,476 14 80 80 537 8376
% 13

81 49 ELİFSAFİYE AKSU 6A 4 4 2,67 9 0 9,00 3 2 2,33 7 0 7,00 14 1 13,67 12 2 11,33 49 9 46,00 379,762 19 81 81 547 8485
% 14

82 1975 MİNA * AKANSU 6E 12 3 11,00 10 0 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 5 2 4,33 10 2 9,33 52 10 48,66 377,434 5 82 82 571 8795
% 14

83 325 ALİ  L TAHMAZ 6B 11 3 10,00 9 0 9,00 5 3 4,00 9 1 8,67 6 2 5,33 11 2 10,33 51 11 47,33 377,228 15 83 83 573 8824
% 14

84 362 HİRANUR SAYLIK 6D 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 51 19 44,67 375,988 16 84 84 583 9043
% 15

85 2201 BOĞAÇHA ERENKOL 6I 12 1 11,67 9 1 8,67 7 2 6,33 1 4 -0,33 9 5 7,33 10 5 8,33 48 18 42,00 374,458 3 85 85 598 9255
% 15

86 876 AZRA DALKILINÇ 8I 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 12 3 11,00 55 20 48,33 373,075 1 86 86 616 9482
% 15

87 254 ZEYNEP YUNUSOĞLU 6B 12 3 11,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 6 3,00 11 4 9,67 53 18 47,00 371,748 16 87 87 629 9681
% 16

88 114 ASLI NUR ÖZGÜR 6B 11 4 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 12 3 11,00 53 20 46,34 371,737 17 88 88 630 9682
% 16

89 2120 ZÜL* U ŞANCI 6E 14 1 13,67 8 0 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 10 -0,33 12 3 11,00 52 19 45,67 371,216 6 89 89 634 9752
% 16

90 525 EYLÜL YENİCE 6C 13 1 12,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 7 3,67 10 5 8,33 51 19 44,67 369,554 18 90 90 651 10001
% 16

91 2136 HAMZA BOZDEMİR 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 9 1 8,67 2 0 2,00 13 2 12,33 47 9 44,00 368,767 17 91 91 662 10142
% 16

92 2105 AMETH EKRENKAYAA 6L 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 7 8 4,33 51 24 43,00 368,146 2 92 92 669 10248
% 16

93 57 FARUKCAN KIRNAPCI 6A 12 3 11,00 9 0 9,00 6 1 5,67 9 1 8,67 8 3 7,00 7 6 5,00 51 14 46,34 367,873 20 93 93 673 10288
% 17

94 368 MEHMETHAN KARA 6D 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 5 5,33 8 5 6,33 51 19 44,66 367,692 18 94 94 675 10313
% 17

95 865 CEMREV YILMAZ 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 10 4 8,67 9 5 7,33 50 23 42,33 367,488 3 95 95 679 10347
% 17

96 299 MELEK GÜNGÖRDÜ 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 5 7,33 7 8 4,33 53 21 46,00 365,628 19 96 96 701 10635
% 17

97 1976 MİNA BAŞER 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 8 6 6,00 11 4 9,67 49 24 41,00 364,739 7 97 97 711 10781
% 17

98 311 MİRA  ECE YAZAR 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 4 5,67 8 6 6,00 51 18 45,01 363,621 20 98 98 723 10957
% 18

99 449 MEYRA ŞEN 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 5 2 4,33 8 1 7,67 7 4 5,67 11 4 9,67 48 19 41,68 363,507 8 99 99 727 10976
% 18
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

100 263 DEFNEO RDA 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 8 3 7,00 7 8 4,33 51 19 44,67 362,592 21 100 100 740 11119
% 18

101 346 MİRAÇ YASE R ŞEN 6C 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 4 7,67 9 4 7,67 51 19 44,68 362,116 22 101 101 744 11181
% 18

102 415 ELİF BALKA N 6E 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 49 17 43,34 361,814 9 102 102 746 11236
% 18

103 40 BERK UZUNGÜN 6A 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 3 11,00 7 6 5,00 49 24 40,99 361,478 21 103 103 752 11286
% 18

104 122 BURAK*AZİZ GÜMÜŞ 6B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 13 2 12,33 51 23 43,33 359,608 18 104 104 777 11618
% 19

105 111 CANER* UZUN 6B 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 11 4 9,67 51 24 43,01 357,903 19 105 105 798 11917
% 19

106 1050 ELİF ŞAVK 6E 14 1 13,67 8 2 7,33 5 3 4,00 6 3 5,00 8 5 6,33 5 5 3,33 46 19 39,66 355,765 10 106 106 827 12292
% 20

107 286 ENSAR AL GÜVEN 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 6 7,00 8 6 6,00 51 23 43,33 355,478 22 107 107 832 12347
% 20

108 107 ZEYNEP SU ERDOĞAN 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 7 5 5,33 8 5 6,33 49 19 42,66 354,504 23 108 108 847 12527
% 20

109 105 YUSUFF ZORLU 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 4 3 3,00 7 3 6,00 9 3 8,00 10 3 9,00 46 21 39,00 354,347 24 109 109 849 12552
% 20

110 159 İREM Ö SENAN 6B 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 6 7,00 49 21 41,99 353,917 20 110 110 855 12619
% 20

111 771 ADA BALIM 6E 12 2 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 6 8 3,33 8 7 5,67 50 21 43,00 353,792 11 111 111 862 12647
% 20

112 2270 EMİR Z  EY ZEREY 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 5 5,33 48 14 43,33 353,361 4 112 112 868 12719
% 20

113 30800 MİNA ALKAN 6C 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 8 2,33 10 5 8,33 47 26 38,32 350,519 23 113 113 916 13233
% 21

114 303 MELİSA KÜÇÜK 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 5 1,33 5 6 3,00 9 5 7,33 45 23 37,32 349,198 24 114 114 929 13481
% 22

115 59 FATİHR KARADENİZ 6A 8 5 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 5 6,33 10 4 8,67 47 21 39,99 348,926 25 115 115 935 13552
% 22

116 309 YUSUF*ZİYA ATEŞ 6G 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 3 7,00 47 19 40,66 348,758 5 116 116 941 13579
% 22

117 222 POYRAZ CEBBAR 6B 10 4 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 6 4,00 11 3 10,00 45 25 36,67 345,602 21 117 117 981 14183
% 23

118 2116 ZEYNEP SOYDEMİR 6L 12 3 11,00 8 1 7,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 3 4,00 8 5 6,33 44 18 38,00 345,249 5 118 118 987 14250
% 23

119 125 ARLİND HYSO 6L 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 8 7 5,67 43 22 35,67 344,495 6 119 119 1006 14400
% 23

120 24800 ELAA * Ç KIRBAŞ 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 8 1,33 8 7 5,67 48 24 40,00 344,303 22 120 120 1010 14442
% 23

121 522 ELİS ASLAN 6D 10 2 9,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 5 5,33 8 6 6,00 45 20 38,32 344,185 19 121 121 1014 14463
% 23

122 443 NECMETTİN ALİ YAVUZ6E 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 5 5,33 7 7 4,67 48 23 40,34 343,955 12 122 122 1021 14509
% 23

123 421 MERYEM NAZ DEMİRYÜREK6E 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 10 0,67 10 4 8,67 47 26 38,33 343,297 13 123 123 1026 14643
% 23

124 1615 FIRAT* YESUKAN 6F 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 6 7,00 8 7 5,67 48 27 39,00 342,916 1 124 124 1033 14710
% 24

125 1045 ELİF GEBEŞ 6K 13 1 12,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 4 8 1,33 47 16 41,66 342,433 2 125 125 1037 14801
% 24

126 2054 ECRİN KOZGEÇEN  G 9 6 7,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 4 3,67 9 4 7,67 9 6 7,00 45 26 36,34 342,084 1 126 126 1045 14861
% 24

127 819 ALİ YİĞİT TOTUŞ 6L 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 9 3,00 8 7 5,67 50 25 41,68 341,971 7 127 127 1047 14876
% 24

128 1609 FAT**B  Ş BEŞKARDEŞ 6L 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 3 5 1,33 7 4 5,67 44 16 38,66 341,363 8 128 128 1060 14990
% 24

129 959 ÇINAR*Y YAŞAR 6E 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 12 3 11,00 46 28 36,67 341,158 14 129 129 1063 15028
% 24

130 1985 MUHAMMED EMİN 6K 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 2 2,33 8 5 6,33 8 7 5,67 43 25 34,66 340,477 3 130 130 1074 15150
% 24

131 500 BEYZA*NUR SEVİNÇHAN6E 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 9 1,00 8 5 6,33 49 22 41,67 338,560 15 131 131 1099 15544
% 25

132 1772 İSHAK* GÜNDOĞDU 6F 10 2 9,33 9 0 9,00 7 2 6,33 3 6 1,00 6 1 5,67 7 6 5,00 42 17 36,33 338,548 2 132 132 1100 15546
% 25
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

133 861 ARDA GÜRBÜZ 6K 11 3 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 6 1 5,67 2 1 1,67 8 3 7,00 42 11 38,34 337,933 4 133 133 1111 15673
% 25

134 1280 AHMET Y GAYDAN 6H 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 7 5,67 47 23 39,34 334,718 2 134 134 1175 16324
% 26

135 783 AHMETP GÜNDEN 6I 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 6 7,00 8 7 5,67 47 28 37,68 334,532 4 135 135 1178 16364
% 26

136 64 KUZEY ÇOLAK 6A 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,67 333,279 26 136 136 1191 16612
% 27

137 264 BUĞLEM TOKSÖZ 6C 12 1 11,67 7 2 6,33 7 3 6,00 8 1 7,67 4 8 1,33 7 7 4,67 45 22 37,67 332,643 25 137 137 1201 16736
% 27

138 1643 HALİL KÜÇÜKCIĞA 6E 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 5 8,33 6 9 3,00 46 29 36,33 332,579 16 138 138 1208 16757
% 27

139 321 YUSUFO KÜÇÜKYAYLA 6C 11 4 9,67 10 0 10,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 5 1,33 10 5 8,33 44 24 36,00 332,497 26 139 139 1209 16770
% 27

140 844 ARDA AYDIN 6I 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 1 3,67 5 3 4,00 9 6 7,00 42 21 35,00 332,106 5 140 140 1213 16853
% 27

141 398 MOUTAZ DABJAN 6E 6 5 4,33 5 3 4,00 5 4 3,67 10 0 10,00 4 5 2,33 13 2 12,33 43 19 36,66 331,647 17 141 141 1220 16945
% 27

142 352 EMİR ÇOLAK 6D 10 4 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 1 6,67 4 1 3,67 6 5 4,33 43 13 38,67 331,159 20 142 142 1229 17043
% 27

143 66 METEHAN ERTÜRK  Z 6A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 4 8,67 6 9 3,00 45 29 35,34 330,910 27 143 143 1233 17102
% 27

144 1957 MEDİNE NUR SARIMAN6F 11 4 9,67 7 3 6,00 7 2 6,33 2 3 1,00 6 4 4,67 7 6 5,00 40 22 32,67 328,706 3 144 144 1268 17553
% 28

145 2115 ZEYNEP ŞENİL 6F 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 42 28 32,68 327,395 4 145 145 1285 17815
% 29

146 340 ELİF HEPKOŞAR 6D 9 4 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 8 4 6,67 6 7 3,67 42 23 34,34 327,296 21 146 146 1290 17847
% 29

147 376 REMZİYE DERE 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 11 4 9,67 43 27 34,00 327,062 22 147 147 1295 17895
% 29

148 2037 RÜZGAR ATALAY 6F 10 5 8,33 9 1 8,67 8 1 7,67 4 5 2,33 4 11 0,33 10 5 8,33 45 28 35,66 326,815 5 148 148 1301 17961
% 29

149 279 EMİR ŞENOL 6C 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 2 6,33 7 6 5,00 7 6 5,00 43 27 34,00 326,533 27 149 149 1307 18013
% 29

150 1928 BERKA Y AYTEKİN 6H 10 4 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 3 4,00 8 6 6,00 38 18 32,00 325,339 3 150 150 1336 18288
% 29

151 923 BİLGİN ORMAN 6E 7 7 4,67 7 2 6,33 1 1 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 5 8,33 40 20 33,33 324,948 18 151 151 1347 18376
% 29

152 1521 BERKE EMİR BAYER 6A 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 5 8,33 6 9 3,00 45 30 35,00 324,855 28 152 152 1348 18397
% 30

153 48 EFE ŞENTÜRK 6A 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 5 5 3,33 8 6 6,00 43 23 35,32 324,853 29 153 153 1349 18398
% 30

154 313 DENİZ SONGÜL 6D 11 3 10,00 7 0 7,00 3 4 1,67 10 0 10,00 7 5 5,33 4 7 1,67 42 19 35,67 324,787 23 154 154 1350 18416
% 30

155 126 MAHİR ÇOBAN 6K 9 3 8,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 9 4 7,67 6 1 5,67 34 16 28,68 324,546 5 155 155 1353 18472
% 30

156 993 BEREN DEMİR 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 7 3,67 8 7 5,67 42 31 31,67 324,313 19 156 156 1358 18520
% 30

157 1973 MESUT*EGE SAYIN 6K 10 1 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 6 3,00 37 14 32,33 323,366 6 157 157 1382 18719
% 30

158 73 MURATTEFE KAYAR 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 1 0 1,00 5 1 4,67 5 6 3,00 38 15 33,01 323,080 30 158 158 1390 18792
% 30

159 323 METE TUNCA 6C 10 4 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 6 7 3,67 6 9 3,00 46 26 37,34 322,958 28 159 159 1395 18813
% 30

160 119 AZRA * GÜLDOĞAN 6B 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 6 6,00 6 8 3,33 44 29 34,33 322,039 23 160 160 1411 19012
% 31

161 1081 ENES MİRAÇ FİDAN 6E 12 2 11,33 6 3 5,00 3 2 2,33 6 3 5,00 5 1 4,67 5 7 2,67 37 18 31,00 321,617 20 161 161 1422 19108
% 31

162 1998 YİĞİTU ZORLU 6I 11 4 9,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 8 4 6,67 5 9 2,00 41 29 31,33 321,458 6 162 162 1428 19138
% 31

163 2078 VEYSEL KARAMAN 6F 6 9 3,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 5 8,33 8 7 5,67 44 31 33,67 321,308 6 163 163 1430 19171
% 31

164 318 SALİHZMERT DUMAN 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 6 9 3,00 45 30 34,99 319,951 29 164 164 1455 19474
% 31

165 1969 MERT BURAK ÇETİN 6K 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 1 0 1,00 5 1 4,67 7 8 4,33 38 19 31,67 319,506 7 165 165 1465 19588
% 31
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

166 1839 KEREM KILIÇ 6L 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 5 4 3,67 8 7 5,67 40 23 32,34 318,395 9 166 166 1486 19838
% 32

167 2022 ÖYKÜ U TEMEL 6E 9 6 7,00 6 2 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 5 4,33 7 5 5,33 41 25 32,65 317,470 21 167 167 1507 20050
% 32

168 90 SETEN* TOPAL 6D 8 7 5,67 7 2 6,33 4 3 3,00 7 3 6,00 4 7 1,67 11 4 9,67 41 26 32,34 317,167 24 168 168 1520 20131
% 32

169 2081 YAĞMUR FIRAT 6B 7 8 4,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 7 8 4,33 47 28 37,66 316,748 24 169 169 1530 20233
% 32

170 824 ALMİNA CEYHAN 6G 6 9 3,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 6 5,00 9 6 7,00 44 29 34,33 316,348 6 170 170 1534 20309
% 33

171 2130 ELİF * ERDOĞAN 6E 10 4 8,67 3 1 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 6 2 5,33 5 3 4,00 34 15 29,00 315,332 22 171 171 1552 20524
% 33

172 971 DOĞA BEKTAŞ 6L 10 5 8,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 3 5,00 5 9 2,00 9 5 7,33 40 31 29,66 314,437 10 172 172 1563 20711
% 33

173 2014 NİSANU YONCALIK 6K 10 4 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 10 1,67 7 7 4,67 42 29 32,34 313,535 8 173 173 1579 20909
% 34

174 1741 H NAZ* ÖLÇEK 6L 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 2 7 -0,33 6 8 3,33 40 22 32,67 312,310 11 174 174 1601 21220
% 34

175 344 EFSUNU ERYILMAZ 6I 11 4 9,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 8 7 5,67 37 35 25,33 311,424 7 175 175 1610 21415
% 34

176 134 EYMEN* VARLI 6B 9 6 7,00 9 0 9,00 5 5 3,33 8 1 7,67 3 5 1,33 8 7 5,67 42 24 34,00 311,422 25 176 176 1611 21416
% 34

177 1188 ESLEM ŞENOL 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 4 1,67 4 5 2,33 5 3 4,00 37 22 29,67 311,025 12 177 177 1621 21500
% 35

178 282 ENES B KILAVUZ 6C 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 3 0,00 5 4 3,67 7 8 4,33 37 25 28,66 310,528 30 178 178 1632 21598
% 35

179 307 NAZLIV KADEM 6I 10 5 8,33 4 5 2,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 8 3,33 7 7 4,67 40 32 29,32 309,645 8 179 179 1648 21781
% 35

180 2003 NERGİZ ALTUNTAŞ 6E 8 6 6,00 9 0 9,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 7 7 4,67 39 25 30,67 309,241 23 180 180 1657 21902
% 35

181 1742 İKRA BELİZ UÇAR 6F 11 3 10,00 7 2 6,33 1 2 0,33 4 5 2,33 3 2 2,33 7 5 5,33 33 19 26,65 308,577 7 181 181 1668 22057
% 35

182 155 İNCİ Ş GÜLER 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 5 8 2,33 10 5 8,33 41 31 30,66 308,435 26 182 182 1671 22077
% 35

183 1960 YUSUF YAVUZ 6L 8 4 6,67 7 1 6,67 6 4 4,67 4 2 3,33 6 3 5,00 6 8 3,33 37 22 29,67 307,174 13 183 183 1698 22405
% 36

184 322 ZÜMRA* ÖZDEN 6C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 9 6 7,00 40 34 28,66 306,881 31 184 184 1704 22459
% 36

185 975 DOĞA * ÖZTÜRK 6G 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 2 2,33 7 7 4,67 39 25 30,67 305,567 7 185 185 1727 22785
% 37

186 797 KAYRA ÜNAL 6L 8 3 7,00 7 1 6,67 9 1 8,67 3 3 2,00 4 5 2,33 6 6 4,00 37 19 30,67 305,212 14 186 186 1733 22864
% 37

187 133 ESMANUR SÜT 6B 6 8 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 4 8,67 8 6 6,00 36 36 24,01 304,788 27 187 187 1743 22976
% 37

188 437 YAĞMUR YAZICI 6K 9 5 7,33 6 2 5,33 5 5 3,33 8 0 8,00 5 6 3,00 5 4 3,67 38 22 30,66 304,717 9 188 188 1745 22987
% 37

189 2080 YAĞMUR ÇELİK 6L 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 3 11 -0,67 41 25 32,67 303,874 15 189 189 1761 23190
% 37

190 2067 TUANA* VV AVAI 6G 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 6 7 3,67 4 9 1,00 38 30 28,00 303,746 8 190 190 1763 23224
% 37

191 2050 SONAY ALYA YILDIRIM 6L 12 3 11,00 9 1 8,67 6 2 5,33 1 1 0,67 2 7 -0,33 6 8 3,33 36 22 28,67 303,040 16 191 191 1773 23397
% 38

192 1 ZÜMRA GÜNGÖR 6A 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 6 8 3,33 43 29 33,33 302,473 31 192 192 1783 23521
% 38

193 2021 ÖYKÜ * BAYRAMOĞLU 6F 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 40 35 28,33 301,778 8 193 193 1795 23713
% 38

194 15 FATİH YETİŞ 6E 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 6 5,00 3 10 -0,33 38 32 27,34 300,573 24 194 194 1828 24016
% 39

195 2020 ÖMER ZAHİD ÇAKIROĞLU6K 10 4 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 41 32 30,33 299,165 10 195 195 1863 24358
% 39

196 2135 SAIİH İIHANLI 6K 8 7 5,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 8 5 6,33 7 8 4,33 35 37 22,66 297,439 11 196 196 1892 24789
% 40

197 1080 ENES MALİK AKYÜZ 6K 7 8 4,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 40 35 28,34 297,435 12 197 197 1893 24792
% 40

198 2110 ZEHRAA GÜLÇAZ 6H 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 3 2,00 4 4 2,67 34 25 25,67 296,918 4 198 198 1903 24902
% 40
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

199 288 EYMEN AKPI AR 6C 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 9 -1,00 5 8 2,33 38 29 28,33 296,194 32 199 199 1919 25115
% 40

200 2047 SENA UZ UN 6F 9 5 7,33 4 4 2,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 4 1,67 10 5 8,33 30 28 20,66 294,971 9 200 200 1944 25404
% 41

201 131 ELİF * ÇAKAR 6B 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 7 4,67 7 8 4,33 40 34 28,67 294,135 28 201 201 1965 25629
% 41

202 2070 TUĞBERK DEMİR 6H 11 1 10,67 5 1 4,67 6 2 5,33 8 0 8,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 34 15 29,01 292,877 5 202 202 1988 25962
% 42

203 2015 NUJİYAN DAMGALI 6I 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 6 9 3,00 37 38 24,34 291,866 9 203 203 2010 26218
% 42

204 2424 EKİN YERLİ 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 37 32 26,33 291,622 25 204 204 2017 26293
% 42

205 891 BEDİRHAN ÇELEBİ 6I 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 39 36 26,99 290,543 10 205 205 2047 26574
% 43

206 1040 ELİF * EMİNOĞLU 6F 11 3 10,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 5 7 2,67 5 8 2,33 33 35 21,33 289,888 10 206 206 2059 26740
% 43

207 948 ÇAĞAN*EREN USLU 6F 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 9 6 7,00 35 40 21,66 289,830 11 207 207 2065 26764
% 43

208 412 KUZE YEMİR Ç KIR  E 7 3 6,00 6 1 5,67 4 2 3,33 5 2 4,33 3 3 2,00 6 5 4,33 31 16 25,66 289,211 1 208 208 2076 26920
% 43

209 0 ZAFERREMİR SOYSAL 6E 9 5 7,33 6 3 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 8 2,33 36 28 26,66 288,823 26 209 209 2086 27017
% 43

210 258 AZRANUR YILMAZ 6C 12 3 11,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 35 40 21,67 288,084 33 210 210 2104 27230
% 44

211 2007 NİHAN* ARİDİCİ 6F 9 5 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 9 2,00 37 35 25,33 287,546 12 211 211 2119 27367
% 44

212 370 MUHAMMED KABA 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 5 10 1,67 5 10 1,67 36 38 23,34 287,489 25 212 212 2121 27383
% 44

213 259 BUĞLEM CEBECİ 6C 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 36 39 23,00 287,273 34 213 213 2126 27433
% 44

214 2119 ZÜHRE GÜLMEZ 6K 7 4 5,67 7 1 6,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 5 6 3,00 7 6 5,00 31 26 22,34 287,203 13 214 214 2129 27453
% 44

215 2008 R NİSA DALDAL 6L 12 2 11,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 33 37 20,67 286,628 17 215 215 2143 27623
% 44

216 980 ECRİN SAĞLAM 6K 9 4 7,67 7 1 6,67 5 3 4,00 2 0 2,00 2 3 1,00 5 6 3,00 30 17 24,34 285,296 14 216 216 2177 27944
% 45

217 112 ALİ  * ŞİMŞEK 6B 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 42 33 30,99 284,631 29 217 217 2197 28131
% 45

218 1958 MEHMET KOLDAŞ 6F 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 9 0,00 7 8 4,33 38 34 26,66 284,628 13 218 218 2198 28132
% 45

219 906 BEREN* KOCADERELİ 6E 6 8 3,33 8 2 7,33 4 4 2,67 7 3 6,00 3 8 0,33 9 6 7,00 37 31 26,66 284,584 27 219 219 2200 28153
% 45

220 250 TUANA* ULUÇAY 6F 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 37 32 26,33 284,116 14 220 220 2213 28275
% 45

221 1074 ENAM HAŞİŞO 6G 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,34 283,724 9 221 221 2221 28377
% 46

222 2131 ESRA BADEM 6H 8 4 6,67 4 4 2,67 8 2 7,33 1 2 0,33 4 4 2,67 5 7 2,67 30 23 22,34 283,446 6 222 222 2225 28456
% 46

223 2071 TUĞÇE ARIBURNU 6K 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 0 5 -1,67 3 10 -0,33 38 25 29,67 283,216 15 223 223 2227 28507
% 46

224 1230 ESMA * KINIŞ 6F 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 6 0,00 5 9 2,00 37 30 26,99 282,988 15 224 224 2233 28574
% 46

225 2024 ÖZGE TUNÇ 6K 9 2 8,33 4 0 4,00 4 2 3,33 10 0 10,00 3 5 1,33 30 9 26,99 282,936 16 225 225 2236 28597
% 46

226 2117 ZEYNEP GÜLÇAY 6G 6 9 3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 12 3 11,00 35 40 21,67 282,821 10 226 226 2240 28624
% 46

227 1051 ELİF TEKEC TEKECİ 6I 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 5 8,33 32 38 19,33 282,623 11 227 227 2246 28665
% 46

228 1978 MİRAYY YILDIZ 6L 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 5 -0,67 7 8 4,33 33 33 21,99 282,474 18 228 228 2247 28717
% 46

229 2200 HASİBENEVA CAN 6H 9 5 7,33 2 1 1,67 7 3 6,00 4 1 3,67 4 5 2,33 26 15 21,00 282,339 7 229 229 2251 28748
% 46

230 375 ÖZGÜR YAŞAR 6D 9 6 7,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 35 40 21,66 281,354 26 230 230 2276 29001
% 47

231 0 ESİLA* KAPÇİ 6K 10 4 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 2 4 0,67 4 2 3,33 4 8 1,33 29 28 19,67 280,998 17 231 231 2282 29100
% 47
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

232 855 ARDA ŞANVERDİ 6F 8 7 5,67 6 4 4,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 32 37 19,67 280,946 16 232 232 2283 29108
% 47

233 2132 YUSUF TUNCİL 6G 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 37 38 24,34 280,113 11 233 233 2296 29313
% 47

234 2032 RAMAZAN TUNALI 6E 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 6 6,00 7 8 4,33 37 37 24,66 279,472 28 234 234 2316 29499
% 47

235 137 EYŞAN* AKKAYA 6B 5 9 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 9 2,00 9 6 7,00 36 36 24,00 279,196 30 235 235 2326 29590
% 47

236 37 YUSUFBORAN BABAYİĞİT6H 8 3 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 31 40 17,67 278,992 8 236 236 2330 29650
% 48

237 2099 YUSUF ULAŞ SÖNMEZ 6L 4 9 1,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 5 6,33 4 7 1,67 35 29 25,33 278,393 19 237 237 2345 29825
% 48

238 176 MERT * IŞIK 6B 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 7 3,67 5 8 2,33 32 39 19,00 276,708 31 238 238 2384 30332
% 49

239 1788 İZZET AYDIN 6G 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 4 0,67 5 10 1,67 30 26 21,34 274,294 12 239 239 2437 31003
% 50

240 69 EMRE J KARAKAYA 6H 11 4 9,67 6 2 5,33 9 1 8,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 2 11 -1,67 34 26 25,33 274,053 9 240 240 2443 31071
% 50

241 1962 MELEK ÇAĞLAYAN 6H 8 7 5,67 4 4 2,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 6 4,00 4 11 0,33 33 36 21,01 272,903 10 241 241 2478 31426
% 50

242 1961 MELEKL ABO 6K 8 6 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 30 23 22,35 271,699 18 242 242 2514 31810
% 51

243 2123 ZÜMRA NARİN 6G 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 31 44 16,33 271,148 13 243 243 2529 31976
% 51

244 328 AYLİN KAYIŞ 6D 6 6 4,00 4 3 3,00 3 5 1,33 4 5 2,33 5 6 3,00 7 7 4,67 29 32 18,33 271,126 27 244 244 2530 31983
% 51

245 2085 YAPRAK YILDIZ 6H 8 7 5,67 5 1 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 5 6 3,00 32 26 23,34 269,879 11 245 245 2553 32343
% 52

246 1077 ENES * DENİZ 6F 8 7 5,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 10 0,67 5 9 2,00 33 39 20,01 266,466 17 246 246 2627 33370
% 54

247 1813 KAYRA*BERA T ÇEKİN 6I 6 7 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 0 2,00 4 4 2,67 26 17 20,34 266,150 12 247 247 2640 33464
% 54

248 2006 NİDA * SOYKAN 6I 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 5 0,33 3 8 0,33 5 10 1,67 31 37 18,67 265,326 13 248 248 2655 33700
% 54

249 470 DOĞA ERİŞOĞLU 6E 8 7 5,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 3 9 0,00 5 7 2,67 31 35 19,34 264,454 29 249 249 2675 33963
% 55

250 394 ELİSAŞ BAYIR 6D 6 7 3,67 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 4 8 1,33 7 8 4,33 31 37 18,67 264,146 28 250 250 2681 34041
% 55

251 1989 M OSMAN İHTİYAROĞL6F 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 31 44 16,35 263,606 18 251 251 2692 34202
% 55

252 2044 SEHER EKİCİ 6H 5 10 1,67 8 1 7,67 6 4 4,67 8 1 7,67 1 4 -0,33 6 8 3,33 34 28 24,68 261,407 12 252 252 2743 34919
% 56

253 746 ABDULKADER BALALOU6F 5 10 1,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 7 8 4,33 6 6 4,00 30 41 16,33 261,403 19 253 253 2744 34920
% 56

254 868 AYTUĞ DEDE 6L 10 5 8,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 32 39 19,00 260,619 20 254 254 2769 35177
% 56

255 2001 NEHİRR GED İK 6F 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 28 47 12,34 260,250 20 255 255 2776 35298
% 57

256 2058 ŞEVVAL UZUĞ 6I 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 5 7 2,67 5 10 1,67 32 39 19,01 259,962 14 256 256 2785 35390
% 57

257 72 BENYAMİN SASANİ 6H 6 8 3,33 8 1 7,67 4 3 3,00 0 2 -0,67 5 7 2,67 5 9 2,00 28 30 18,00 259,856 13 257 257 2790 35422
% 57

258 2074 UMUT YALUK 6H 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 3 2,00 31 35 19,34 258,491 14 258 258 2822 35830
% 57

259 366 MASAL   H KAHRAMAN6D 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 33 42 19,00 257,637 29 259 259 2841 36069
% 58

260 1557 EYMENM ŞEKER 6K 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 27 48 11,00 256,364 19 260 260 2862 36493
% 59

261 2049 SOFYA ALİYEVA 6L 5 6 3,00 2 6 0,00 4 5 2,33 2 3 1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 22 26 13,33 255,717 21 261 261 2870 36672
% 59

262 2063 TAHAYÜ SE YÜKSEL 6L 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 33 41 19,34 254,400 22 262 262 2900 37079
% 60

263 18 BURAKCAN KÖSE 6F 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 1 1,67 4 11 0,33 25 28 15,67 253,924 21 263 263 2910 37235
% 60

264 984 ECRİN ÜLKÜ ARIK 6H 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 2 5,33 1 8 -1,67 6 6 4,00 31 33 19,99 253,897 15 264 264 2911 37242
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

265 2 NİSA FIRAT 6H 8 5 6,33 4 2 3,33 4 5 2,33 2 1 1,67 0 4 -1,33 5 6 3,00 23 23 15,33 253,800 16 265 265 2913 37283
% 60

266 10 ELİF NAZ ARISOY 6E 5 8 2,33 6 3 5,00 3 4 1,67 2 4 0,67 3 4 1,67 6 6 4,00 25 29 15,34 253,156 30 266 266 2933 37507
% 60

267 880 AZRA T KALELİ  8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 1 12 -3,00 5 10 1,67 33 40 19,68 252,866 3 267 267 2943 37604
% 60

268 960 ÇİSEM ALTINOK 6L 9 6 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 27 48 10,99 252,613 23 268 268 2945 37669
% 60

269 2009 NİSA MELEK KUZU 6K 8 7 5,67 5 5 3,33 6 3 5,00 2 1 1,67 1 3 0,00 22 19 15,67 252,368 20 269 269 2954 37739
% 61

270 359 HAMZA ABİK 6D 7 7 4,67 4 3 3,00 3 2 2,33 9 1 8,67 3 10 -0,33 4 9 1,00 30 32 19,34 252,227 30 270 270 2962 37782
% 61

271 0 BARANN FIR*  4 10 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 5 -0,67 2 4 0,67 7 7 4,67 28 32 17,34 251,663 4 271 271 2974 37962
% 61

272 182 MUSTAFACAN SÜT 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 44 16,33 250,653 32 272 272 3000 38302
% 61

273 280 BERRA* ATALAY 6F 5 7 2,67 4 3 3,00 4 5 2,33 3 3 2,00 4 1 3,67 3 6 1,00 23 25 14,67 250,034 22 273 273 3017 38496
% 62

274 0 YAĞMUR BAYİYİT 6F 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 11 0,33 27 42 12,99 249,213 23 274 274 3038 38765
% 62

275 2068 TUANA BÜLBÜL 6H 3 6 1,00 7 2 6,33 3 3 2,00 4 1 3,67 2 4 0,67 6 7 3,67 25 23 17,34 248,036 17 275 275 3074 39150
% 63

276 913 BERKAY YILMAZ 6F 7 6 5,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 22 41 8,33 247,572 24 276 276 3085 39297
% 63

277 2008 NİSA * BEŞKARDEŞ 6F 9 6 7,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 29 44 14,34 246,571 25 277 277 3111 39626
% 64

278 2112 ZELİHA YALÇIN 6I 6 9 3,00 9 1 8,67 4 5 2,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 4 8 1,33 31 38 18,33 246,549 15 278 278 3113 39635
% 64

279 828 ALMİRA SEVEN 6G 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 25 50 8,33 245,633 14 279 279 3141 39912
% 64

280 2045 SELİMÇINAR BAŞARAN6K 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 29 46 13,66 244,533 21 280 280 3175 40281
% 65

281 1992 M TALHA ORHAN 6F 6 8 3,33 5 5 3,33 2 5 0,33 7 8 4,33 20 26 11,32 243,461 26 281 281 3205 40625
% 65

282 926 BİRSU GÖKÇE  4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 9 2,00 6 8 3,33 29 44 14,33 242,605 5 282 282 3229 40901
% 66

283 2113 ZEYNEP ADA TEKE 6E 5 7 2,67 2 5 0,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 3 7 0,67 6 8 3,33 25 35 13,34 242,473 31 283 283 3233 40944
% 66

284 1158 AYŞE BUNCUK 6F 2 2 1,33 6 3 5,00 4 2 3,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 5 6 3,00 19 17 13,32 242,119 27 284 284 3241 41061
% 66

285 806 ALİ KAYRA KONYA 6E 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 7 4,67 6 9 3,00 26 48 10,01 241,577 32 285 285 3254 41260
% 66

286 988 EDA NUR CEYLAN 6L 6 9 3,00 4 5 2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 26 48 9,99 241,492 24 286 286 3258 41283
% 66

287 1939 MALİK EKİN 6H 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 9 1,00 25 33 14,01 241,035 18 287 287 3274 41444
% 67

288 2012 NİSA Z ÜNVER 6I 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 4 11 0,33 28 45 13,01 240,524 16 288 288 3282 41593
% 67

289 337 ECRİN* HARMAN 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 1 14 -3,67 8 7 5,67 29 45 13,99 240,029 33 289 289 3294 41766
% 67

290 1226 ESMA BETÜL ALAS 6I 6 7 3,67 2 1 1,67 8 2 7,33 5 8 2,33 2 11 -1,67 23 29 13,33 239,851 17 290 290 3297 41828
% 67

291 2077 UTKU * ŞEKER 6K 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 27 48 11,00 239,654 22 291 291 3302 41886
% 67

292 2220 FURKAN ASL AN 6I 5 10 1,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 4 8 1,33 5 7 2,67 27 41 13,33 239,412 18 292 292 3309 41990
% 67

293 2250 OĞUZHAN ÖZKURT 6L 5 8 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 29 44 14,33 236,223 25 293 293 3394 43113
% 69

294 2095 YUSUF EREN SARIHAN 6K 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 8 3,33 8 7 5,67 24 50 7,34 235,910 23 294 294 3397 43199
% 69

295 378 SELEHATTİN YİĞİTGULER6D 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 26 49 9,67 235,659 31 295 295 3403 43280
% 69

296 2066 TOYGAR KOZAR 6G 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 9 6 7,00 23 52 5,67 235,649 15 296 296 3405 43286
% 69

297 332 BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU6D 3 8 0,33 7 1 6,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 1 8 -1,67 7 6 5,00 25 32 14,33 234,827 32 297 297 3425 43578
% 70
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

298 306 ELÇİN* GÜSAL 6F 7 6 5,00 7 3 6,00 3 5 1,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 0 1 -0,33 24 33 13,00 234,724 28 298 298 3426 43622
% 70

299 1552 EYMEN ÖZTÜRK 6G 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 6,99 234,691 16 299 299 3428 43632
% 70

300 2048 SERDAR ÖZÇELİK 6L 5 9 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 4 8 1,33 28 36 16,00 234,032 26 300 300 3442 43865
% 70

301 901 ALPEREN PORTAKAL 6I 2 13 -2,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 27 43 12,68 233,077 19 301 301 3465 44198
% 71

302 793 KAMAR MİRAY 6H 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 4 10 0,67 26 48 10,00 232,721 19 302 302 3487 44340
% 71

303 940 CERENU KOCADERELİ 6E 6 6 4,00 2 6 0,00 2 6 0,00 2 6 0,00 1 1 0,67 5 8 2,33 18 33 7,00 232,479 33 303 303 3492 44425
% 71

304 1397 EYLÜLŞGİZ M SÖNM*Z6L 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 23 52 5,66 231,692 27 304 304 3514 44712
% 72

305 629 DERİN*ECE KÜÇÜK 6E 6 8 3,33 6 3 5,00 1 6 -1,00 1 8 -1,67 2 12 -2,00 7 7 4,67 23 44 8,33 231,577 34 305 305 3518 44747
% 72

306 1970 MERT KORKMAZ 6K 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 6 7,00 6 9 3,00 23 52 5,67 231,186 24 306 306 3531 44911
% 72

307 1982 ALİ  M KARAGÖL 6L 2 1 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 2 -0,67 6 7 3,67 16 22 8,67 230,361 28 307 307 3549 45227
% 73

308 10750 ENES D DAHIR 6F 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 7,00 229,561 29 308 308 3570 45492
% 73

309 1030 EGE YAĞIZ 6G 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 229,209 17 309 309 3582 45626
% 73

310 1740 HAYRÜNNİSA TİLKİ 6G 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,68 228,820 18 310 310 3596 45767
% 73

311 2035 EREN NİŞANCI 6L 6 9 3,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 23 41 9,33 227,933 29 311 311 3615 46099
% 74

312 1965 YELİZSU DEMİREL 6H 3 11 -0,67 1 8 -1,67 2 4 0,67 1 6 -1,00 4 8 1,33 8 6 6,00 19 43 4,66 225,737 20 312 312 3666 46906
% 75

313 2059 ŞEYMA HAŞİŞO 6L 6 8 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 3 3,00 1 13 -3,33 6 9 3,00 25 45 10,00 225,514 30 313 313 3672 46977
% 75

314 1496 EYMEN EFE GÜLE R 6I 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 24 51 6,99 224,676 20 314 314 3703 47297
% 76

315 976 ECRİN* AYDIN 6E 6 7 3,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 3 10 -0,33 24 43 9,68 224,623 35 315 315 3705 47317
% 76

316 1232 ESMA NUR SOYSAL 6I 2 11 -1,67 7 2 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 4 11 0,33 5 10 1,67 28 42 13,99 224,510 21 316 316 3709 47353
% 76

317 1994 MUHAMMET TÜRKMEN6F 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,34 224,165 30 317 317 3718 47470
% 76

318 1881 KUZEY İLİR 6L 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 29 46 13,67 222,486 31 318 318 3767 48076
% 77

319 2030 RAHAF YASİN 6K 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 7 1,67 23 48 7,00 221,725 25 319 319 3783 48344
% 78

320 1996 MUSTAFA B TUNA 6H 8 7 5,67 0 1 -0,33 3 5 1,33 5 1 4,67 2 10 -1,33 0 5 -1,67 18 29 8,34 221,424 21 320 320 3794 48450
% 78

321 2 ALİSALİM DÜLKERİM 6 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 6 -1,00 4 7 1,67 3 12 -1,00 22 46 6,67 221,277 2 321 321 3798 48507
% 78

322 932 BURAKT AHA KANTAR 6K 6 9 3,00 3 6 1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 50 7,33 219,634 26 322 322 3850 49100
% 79

323 592 BARIŞYEKTA GÖYHAN  6 1 5,67 4 5 2,33 3 4 1,67 0 3 -1,00 1 9 -2,00 14 22 6,67 218,988 6 323 323 3863 49333
% 79

324 2090 YİĞİTÇINAR GÜLEN 6E 5 9 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 1 7 -1,33 6 8 3,33 19 46 3,67 216,209 36 324 324 3932 50332
% 81

325 2057 ŞEBNEM YILMAZ 6I 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,32 216,098 22 325 325 3937 50376
% 81

326 2060 ŞEYMANUR AKKAYA 6I 4 9 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 21 51 4,01 214,414 23 326 326 3982 50969
% 82

327 63 MUHAMMED AYAR 6L 6 9 3,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 213,998 32 327 327 3994 51099
% 82

328 13460 EYLÜL*AYLA ÜSTÜNBAŞ6I 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 21 54 3,00 212,525 24 328 328 4034 51609
% 83

329 2043 SEDANUR YILMAZ 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 22 53 4,34 210,968 22 329 329 4073 52129
% 84

330 2040 SAMETEYMEN KARACA6H 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 22 53 4,35 210,809 23 330 330 4076 52175
% 84
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

331 951 ÇINARRBERK ALTUNER6H 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 16 36 4,00 210,637 24 331 331 4082 52228
% 84

332 949 Ç ĞLAR Y ZÇİÇEK 6I 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,68 210,196 25 332 332 4096 52389
% 84

333 1987 M ENES YIL* * M 6K 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 52 5,67 210,017 27 333 333 4101 52449
% 84

334 2111 ZEKER* A BO 6G 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 23 52 5,68 209,858 19 334 334 4106 52506
% 84

335 907 BERK Ş MIZRAK 6L 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 52 4,67 208,618 33 335 335 4140 52902
% 85

336 1872 KEVSER ABO 6K 2 13 -2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 8 3,33 4 11 0,33 21 53 3,33 207,582 28 336 336 4161 53260
% 85

337 1959 MEHMET BER DAN DALMIŞ6H 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 20 54 2,00 207,292 25 337 337 4167 53338
% 86

338 294 MAHYMM ARTYKOVA 6I 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 22 53 4,34 203,786 26 338 338 4267 54518
% 87

339 843 AMİNA DUKAEVA 6L 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 21 53 3,34 203,556 34 339 339 4272 54597
% 88

340 1980 Lİ FAYDALI 6I 3 11 -0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 11 -1,67 4 11 0,33 23 48 6,99 203,446 27 340 340 4275 54631
% 88

341 127 EMİRHAN BAYKUŞ 6I 3 5 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 14 -3,67 5 8 2,33 19 45 4,00 203,407 28 341 341 4278 54649
% 88

342 85 HÜSEYİN ÇELİK 6L 5 7 2,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 0 2 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 46 0,67 203,189 35 342 342 4285 54717
% 88

343 2109 ZEHRA* BYKUŞ 6K 2 13 -2,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 20 52 2,67 203,185 29 343 343 4286 54718
% 88

344 2065 TARIK HAVVA 6G 5 9 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 19 54 1,00 203,046 20 344 344 4290 54759
% 88

345 2051 SONERÜ SEPETCI 6K 5 6 3,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 16 41 2,34 202,792 30 345 345 4295 54827
% 88

346 63100 CANER TURAN 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,34 202,679 37 346 346 4299 54856
% 88

347 1999 NAZLINELİF TOKMAK 6K 3 7 0,67 3 5 1,33 3 6 1,00 3 5 1,33 1 10 -2,33 4 7 1,67 17 40 3,67 202,313 31 347 347 4309 54959
% 88

348 1574 EYMEN ZABUN 6L 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 20 55 1,66 202,250 36 348 348 4311 54977
% 88

349 785 AHMET*MUH TATAR 6K 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 8 -1,67 1 4 -0,33 2 9 -1,00 6 7 3,67 14 41 0,34 202,036 32 349 349 4314 55034
% 88

350 1576 EYÜP YUSUF İPEK 6H 5 10 1,67 2 4 0,67 3 1 2,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 16 39 3,01 201,342 26 350 350 4329 55260
% 89

351 1979 MUHAMMED CÜNEYD 6H 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,01 200,586 27 351 351 4350 55475
% 89

352 2432 YASİN CAN GÜR 6F 1 14 -3,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,65 200,331 31 352 352 4359 55558
% 89

353 918 BERRE NUR ÖZCAN 6K 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 199,999 33 353 353 4367 55655
% 89

354 2018 ÖMER FATİH YILMAZ 6I 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 22 52 4,66 199,387 29 354 354 4381 55851
% 90

355 1057 EMİRHAN ÇE LEBİ 6I 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 19 56 0,33 199,350 30 355 355 4383 55864
% 90

356 1776 İSMAİL DİZMAN 6K 4 11 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 1 14 -3,67 17 58 -2,34 198,055 34 356 356 4413 56216
% 90

357 2092 YUNUSZEMRE YILDIRIM6F 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,32 197,755 32 357 357 4420 56314
% 90

358 78200 EYMEN ZEYBEK 6L 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 18 56 -0,67 197,475 37 358 358 4425 56384
% 90

359 781 AHMET YILDIRIM 6H 6 9 3,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 14 37 1,67 196,980 28 359 359 4439 56529
% 91

360 195 MARİA M*R * 6I 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 17 58 -2,34 196,801 31 360 360 4443 56585
% 91

361 27 TUĞBA*NUR DURSUN 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 0 15 -5,00 3 12 -1,00 23 52 5,66 195,990 34 361 361 4456 56794
% 91

362 869 AZRA ARSLAN 6L 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 195,873 38 362 362 4460 56830
% 91

363 0 BERAT* FİDAN 6H 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 195,847 29 363 363 4463 56840
% 91
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

364 442 BARAN* BATUR 6G 3 11 -0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 10 28 0,66 195,236 21 364 364 4478 57022
% 92

365 2002 NERGİS   K ORUKLUOĞLU6F 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 18 57 -1,01 195,158 33 365 365 4480 57045
% 92

366 890 BAVER YEŞİLYER  G 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 1 13 -3,33 18 55 -0,34 195,064 2 366 366 4485 57073
% 92

367 1974 FAHED* JOUNNİH 6I 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 18 57 -0,99 193,206 32 367 367 4519 57517
% 92

368 2042 SARE MISRA BAYKUŞ 6L 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00 192,492 39 368 368 4531 57681
% 93

369 400 HABİBULLAH KILAVUZ 6K 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 191,812 35 369 369 4548 57843
% 93

370 788 AHMET SOYSAL 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 191,678 30 370 370 4552 57883
% 93

371 2005 NEVR A TOPUZ 6G 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 18 57 -1,00 191,506 22 371 371 4556 57916
% 93

372 2041 SARA * 6G 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 189,844 23 372 372 4603 58292
% 94

373 772 HMETE U E K *KIZ IN  K 2 13 -2,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 20 55 1,67 186,054 1 373 373 4658 59045
% 95

374 0 FEDİR* ROZHDİENİE 6F 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 186,042 34 374 374 4659 59048
% 95

375 2121 ZÜLFİKAR E FE ÇALKIÇ6F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 59 -3,67 185,113 35 375 375 4678 59239
% 95

376 2429 HAVVANUNR YOLDŞ 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,00 184,271 31 376 376 4696 59399
% 95

377 410 MİKAİL E TALGAR 6K 1 14 -3,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 13 51 -3,99 180,850 36 377 377 4744 59960
% 96

378 1991 TALHA ARSLANCA 6I 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 59 -3,67 180,648 33 378 378 4745 59992
% 96

379 2087 YASİNCD B DABLONİ 6L 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 180,624 40 379 379 4746 59996
% 96

380 801 ALİ SİMO 6F 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 58 -2,33 180,298 36 380 380 4750 60046
% 96

381 2033 RANA E EL *M 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 15 60 -5,00 179,668 37 381 381 4758 60134
% 96

382 330 AZRA AYŞE KARTAL 6D 4 10 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 12 -4,00 3 10 -0,33 16 53 -1,65 179,462 33 382 382 4761 60159
% 97

383 2034 RAVZA SARI MUSTAFAOĞL6G 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 15 -5,00 4 11 0,33 17 58 -2,34 176,393 24 383 383 4794 60562
% 97

384 764 ABDURAHMAN YEŞİLYER6H 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,32 176,160 32 384 384 4797 60582
% 97

385 2106 YASİN AKKUŞ 6G 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -4,99 175,331 25 385 385 4807 60680
% 97

386 921 BEYENEHAÇH ACET 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 0 3 -1,00 0 1 -0,33 2 13 -2,33 2 11 -1,67 11 46 -4,33 173,730 38 386 386 4822 60856
% 98

387 1760 İRFAN AYDIN 6G 1 12 -3,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 5 8 2,33 1 13 -3,33 13 55 -5,33 171,032 26 387 387 4844 61122
% 98

388 999 EFE  * TAMGÖZ  F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 0 14 -4,67 13 61 -7,34 166,425 1 388 388 4863 61431
% 99

389 786 AHMETĞ ÖRENÇ 6G 3 12 -1,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 12 63 -8,99 165,164 27 389 389 4871 61506
% 99

390 1909 KÜBRA*  K TOKMAK 6I 1 13 -3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 11 -0,67 2 13 -2,33 13 60 -7,00 160,694 34 390 390 4889 61708
% 99

391 1912 LAM*Y* LA ALŞEYİH 6H 1 14 -3,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 15 60 -5,00 160,292 33 391 391 4891 61722
% 99

392 756 ABTÜ MİNEM MUHAMED6G 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 13 62 -7,67 160,109 28 392 392 4892 61728
% 99

393 1990 MUHAMMED TAKOUT 6I 2 13 -2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 12 63 -9,00 157,950 35 393 393 4895 61790
% 99

394 2000 NECDET BİLİCİ  G 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 14 -4,67 0 14 -4,67 8 65 -13,67128,930 3 394 394 4914 62011
% 100

395 0 *  0 0 0,00

396 0 *  0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

KATILIMLAR

397 0 *  0 0 0,00

398 0  0 0 0,00

399 0  0 0 0,00

400 0 *  0 0 0,00

401 0 *  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
  E  F  G  K 6 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6K

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
  E  F  G  K 6 6A



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF:  

KATILIMLAR

1 354 MEHMETÖMER N KK Ş  13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 6 6,00 12 3 11,00 60 14 55,33 406,543 1 54 54 325 5081
% 8,15

2 39 BERAT KARADENİZ  11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 9 4 7,67 56 17 50,34 384,915 2 74 74 487 7737
% 12

3 880 AZRA T KALELİ  8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 1 12 -3,00 5 10 1,67 33 40 19,68 252,866 3 267 267 2943 37604
% 60

4 0 BARANN FIR*  4 10 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 5 -0,67 2 4 0,67 7 7 4,67 28 32 17,34 251,663 4 271 271 2974 37962
% 61

5 926 BİRSU GÖKÇE  4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 9 2,00 6 8 3,33 29 44 14,33 242,605 5 282 282 3229 40901
% 66

6 592 BARIŞYEKTA GÖYHAN  6 1 5,67 4 5 2,33 3 4 1,67 0 3 -1,00 1 9 -2,00 14 22 6,67 218,988 6 323 323 3863 49333
% 79

7 0 *  0 0 0,00

8 0 *  0 0 0,00

9 0 *  0 0 0,00

10 0 *  0 0 0,00

11 0  0 0 0,00

12 0 *  0 0 0,00

13 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF:  E

KATILIMLAR

1 412 KUZE YEMİR Ç KIR  E 7 3 6,00 6 1 5,67 4 2 3,33 5 2 4,33 3 3 2,00 6 5 4,33 31 16 25,66 289,211 1 208 208 2076 26920
% 43

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF:  F

KATILIMLAR

1 999 EFE  * TAMGÖZ  F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 0 14 -4,67 13 61 -7,34 166,425 1 388 388 4863 61431
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF:  G

KATILIMLAR

1 2054 ECRİN KOZGEÇEN  G 9 6 7,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 4 3,67 9 4 7,67 9 6 7,00 45 26 36,34 342,084 1 126 126 1045 14861
% 24

2 890 BAVER YEŞİLYER  G 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 1 13 -3,33 18 55 -0,34 195,064 2 366 366 4485 57073
% 92

3 2000 NECDET BİLİCİ  G 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 14 -4,67 0 14 -4,67 8 65 -13,67128,930 3 394 394 4914 62011
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF:  K

KATILIMLAR

1 772 HMETE U E K *KIZ IN  K 2 13 -2,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 20 55 1,67 186,054 1 373 373 4658 59045
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 753 ABDULLAH YAĞCI 6 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 65 10 61,66 432,431 1 30 30 161 2751
% 4,41

2 2 ALİSALİM DÜLKERİM 6 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 6 -1,00 4 7 1,67 3 12 -1,00 22 46 6,67 221,277 2 321 321 3798 48507
% 78

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 30 AYŞE BERRA AYÇİÇEK 6A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 73 2 72,34 485,728 1 2 2 9 123
% 0,20

2 43 BİLGE MERCANOĞLU 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 69 6 67,00 473,728 2 4 4 16 418
% 0,67

3 79 NİSA NUR ÖZER 6A 15 0 15,00 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 0 14,00 11 3 10,00 67 5 65,33 460,064 3 9 9 54 987
% 1,58

4 78 NEHİR TURNA 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 0 15,00 12 2 11,33 64 10 60,66 447,840 4 15 15 93 1674
% 2,69

5 0 YAĞIZ FAKİÇ 6A 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 1 12,67 11 4 9,67 65 9 62,00 447,662 5 16 16 94 1689
% 2,71

6 95 TUSEM GÜLBÜZ 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 65 10 61,67 445,470 6 17 17 103 1812
% 2,91

7 2324 ÖMER KARAKAYA 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 64 11 60,34 437,933 7 26 26 137 2320
% 3,72

8 333 BERK ALBAYRAK 6A 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 2 11,33 12 2 11,33 62 11 58,33 436,522 8 27 27 144 2440
% 3,92

9 55 HANZADE ERİK 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 1 10,67 11 4 9,67 64 8 61,34 431,067 9 31 31 167 2861
% 4,59

10 83 ÖMER * DUMAN 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 13 2 12,33 11 3 10,00 60 14 55,33 424,020 10 38 38 209 3454
% 5,54

11 70 MİRAY KUL 6A 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 61 13 56,67 417,912 11 46 46 242 3972
% 6,37

12 41 BERRA ÇINAR 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 2 9,33 11 4 9,67 60 12 56,00 414,703 12 48 48 271 4287
% 6,88

13 34 MİNA T TURAN 6A 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 12 1 11,67 9 5 7,33 56 16 50,67 399,212 13 60 60 368 5887
% 9,45

14 89 EYLÜL KIZILASLAN 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 5 5,33 12 3 11,00 57 15 51,99 398,020 14 62 62 376 6019
% 9,66

15 61 FATMA ECE ATILGAN 6A 12 3 11,00 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 2 10,33 10 5 8,33 54 18 48,00 392,461 15 65 65 416 6738
% 11

16 103 YEŞİM BAYAR 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 9 6 7,00 56 16 50,67 387,132 16 71 71 464 7426
% 12

17 353 ESİLA* IŞIK 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 3 10,00 11 4 9,67 54 20 47,33 385,633 17 72 72 480 7649
% 12

18 50 ELİF SARUÇ 6A 13 2 12,33 6 3 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 12 2 11,33 7 8 4,33 52 21 44,99 381,665 18 79 79 523 8190
% 13

19 49 ELİFSAFİYE AKSU 6A 4 4 2,67 9 0 9,00 3 2 2,33 7 0 7,00 14 1 13,67 12 2 11,33 49 9 46,00 379,762 19 81 81 547 8485
% 14

20 57 FARUKCAN KIRNAPCI 6A 12 3 11,00 9 0 9,00 6 1 5,67 9 1 8,67 8 3 7,00 7 6 5,00 51 14 46,34 367,873 20 93 93 673 10288
% 17

21 40 BERK UZUNGÜN 6A 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 3 11,00 7 6 5,00 49 24 40,99 361,478 21 103 103 752 11286
% 18

22 286 ENSAR AL GÜVEN 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 6 7,00 8 6 6,00 51 23 43,33 355,478 22 107 107 832 12347
% 20

23 107 ZEYNEP SU ERDOĞAN 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 7 5 5,33 8 5 6,33 49 19 42,66 354,504 23 108 108 847 12527
% 20

24 105 YUSUFF ZORLU 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 4 3 3,00 7 3 6,00 9 3 8,00 10 3 9,00 46 21 39,00 354,347 24 109 109 849 12552
% 20

25 59 FATİHR KARADENİZ 6A 8 5 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 5 6,33 10 4 8,67 47 21 39,99 348,926 25 115 115 935 13552
% 22

26 64 KUZEY ÇOLAK 6A 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,67 333,279 26 136 136 1191 16612
% 27

27 66 METEHAN ERTÜRK  Z 6A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 4 8,67 6 9 3,00 45 29 35,34 330,910 27 143 143 1233 17102
% 27

28 1521 BERKE EMİR BAYER 6A 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 5 8,33 6 9 3,00 45 30 35,00 324,855 28 152 152 1348 18397
% 30

29 48 EFE ŞENTÜRK 6A 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 5 5 3,33 8 6 6,00 43 23 35,32 324,853 29 153 153 1349 18398
% 30

30 73 MURATTEFE KAYAR 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 1 0 1,00 5 1 4,67 5 6 3,00 38 15 33,01 323,080 30 158 158 1390 18792
% 30

31 1 ZÜMRA GÜNGÖR 6A 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 6 8 3,33 43 29 33,33 302,473 31 192 192 1783 23521
% 38



6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 233 SEÇİL* MERCANOĞLU 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 72 3 71,00 482,155 1 3 3 11 187
% 0,30

2 178 METEHAN BİLGİÇ 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 67 8 64,34 463,410 2 8 8 42 818
% 1,31

3 246 ZEYNEP BERBER 6B 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 12 2 11,33 66 6 64,00 449,813 3 13 13 87 1551
% 2,49

4 245 YUSUF* EŞİYOK 6B 14 0 14,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11,00 63 11 59,33 441,848 4 22 22 118 2050
% 3,29

5 2153 MİNA AYEZİR 6B 14 1 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 65 9 62,00 438,773 5 25 25 133 2262
% 3,63

6 396 YAĞMUR TUNK 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 58,99 435,633 6 28 28 147 2499
% 4,01

7 140 YEKTA* YİĞİT 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 3 8,00 13 2 12,33 63 9 59,99 427,440 7 35 35 187 3171
% 5,09

8 242 YAĞMUR ELA ERDEM 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 14 56,34 426,562 8 37 37 196 3251
% 5,22

9 192 ÖMER TAHA ESEN 6B 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 62 13 57,67 418,415 9 43 43 238 3934
% 6,31

10 138 GÖKÇEN BAYSAL 6B 13 1 12,67 9 0 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 6 6,00 13 2 12,33 58 13 53,67 408,284 10 52 52 313 4893
% 7,85

11 118 AYZA Y TAŞ 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 13 2 12,33 56 16 50,66 403,196 11 57 57 347 5438
% 8,73

12 170 KAYRA*ECİR MUTLU 6B 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 8 3,33 13 2 12,33 58 16 52,66 401,549 12 58 58 356 5625
% 9,03

13 185 NİL  * KERKEZ 6B 13 2 12,33 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 6 7,00 10 5 8,33 53 21 46,00 381,874 13 78 78 522 8156
% 13

14 187 ONUR * HOCAOĞLU 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 9 1,00 12 3 11,00 56 17 50,33 380,476 14 80 80 537 8376
% 13

15 325 ALİ  L TAHMAZ 6B 11 3 10,00 9 0 9,00 5 3 4,00 9 1 8,67 6 2 5,33 11 2 10,33 51 11 47,33 377,228 15 83 83 573 8824
% 14

16 254 ZEYNEP YUNUSOĞLU 6B 12 3 11,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 6 3,00 11 4 9,67 53 18 47,00 371,748 16 87 87 629 9681
% 16

17 114 ASLI NUR ÖZGÜR 6B 11 4 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 12 3 11,00 53 20 46,34 371,737 17 88 88 630 9682
% 16

18 122 BURAK*AZİZ GÜMÜŞ 6B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 13 2 12,33 51 23 43,33 359,608 18 104 104 777 11618
% 19

19 111 CANER* UZUN 6B 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 11 4 9,67 51 24 43,01 357,903 19 105 105 798 11917
% 19

20 159 İREM Ö SENAN 6B 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 6 7,00 49 21 41,99 353,917 20 110 110 855 12619
% 20

21 222 POYRAZ CEBBAR 6B 10 4 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 6 4,00 11 3 10,00 45 25 36,67 345,602 21 117 117 981 14183
% 23

22 24800 ELAA * Ç KIRBAŞ 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 8 1,33 8 7 5,67 48 24 40,00 344,303 22 120 120 1010 14442
% 23

23 119 AZRA * GÜLDOĞAN 6B 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 6 6,00 6 8 3,33 44 29 34,33 322,039 23 160 160 1411 19012
% 31

24 2081 YAĞMUR FIRAT 6B 7 8 4,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 7 8 4,33 47 28 37,66 316,748 24 169 169 1530 20233
% 32

25 134 EYMEN* VARLI 6B 9 6 7,00 9 0 9,00 5 5 3,33 8 1 7,67 3 5 1,33 8 7 5,67 42 24 34,00 311,422 25 176 176 1611 21416
% 34

26 155 İNCİ Ş GÜLER 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 5 8 2,33 10 5 8,33 41 31 30,66 308,435 26 182 182 1671 22077
% 35

27 133 ESMANUR SÜT 6B 6 8 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 4 8,67 8 6 6,00 36 36 24,01 304,788 27 187 187 1743 22976
% 37

28 131 ELİF * ÇAKAR 6B 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 7 4,67 7 8 4,33 40 34 28,67 294,135 28 201 201 1965 25629
% 41

29 112 ALİ  * ŞİMŞEK 6B 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 42 33 30,99 284,631 29 217 217 2197 28131
% 45

30 137 EYŞAN* AKKAYA 6B 5 9 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 9 2,00 9 6 7,00 36 36 24,00 279,196 30 235 235 2326 29590
% 47

31 176 MERT * IŞIK 6B 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 7 3,67 5 8 2,33 32 39 19,00 276,708 31 238 238 2384 30332
% 49

32 182 MUSTAFACAN SÜT 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 44 16,33 250,653 32 272 272 3000 38302
% 61

33 337 ECRİN* HARMAN 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 1 14 -3,67 8 7 5,67 29 45 13,99 240,029 33 289 289 3294 41766
% 67



6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6B

KATILIMLAR

34 27 TUĞBA*NUR DURSUN 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 0 15 -5,00 3 12 -1,00 23 52 5,66 195,990 34 361 361 4456 56794
% 91
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6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 291 HASAN ALİ KAYA 6C 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 73 2 72,33 493,603 1 1 1 3 29
% 0,05

2 267 ECE  O YILMAZ 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 15 0 15,00 70 3 69,01 471,568 2 5 5 20 491
% 0,79

3 298 TUĞRA KIRVELİ 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 70 5 68,34 468,199 3 6 6 32 626
% 1,00

4 20 AKIN Ç KILIÇ 6C 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 67 7 64,67 452,702 4 12 12 75 1365
% 2,19

5 2088 YİĞİTDANIL DALYAN 6C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 10 5 8,33 66 9 63,01 444,760 5 19 19 106 1857
% 2,98

6 262 CİHANGİR ÇELİK 6C 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 4 9,67 12 3 11,00 65 10 61,67 442,213 6 21 21 115 2024
% 3,25

7 255 MUHAMMED BEKDAŞ 6C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 66 9 63,00 438,903 7 24 24 132 2253
% 3,62

8 272 EMİ FURKAN GÖKER 6C 14 0 14,00 9 0 9,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 1 12,67 62 4 60,67 433,451 8 29 29 156 2673
% 4,29

9 320 YİĞİT* YILMAZ 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 63 11 59,33 428,836 9 34 34 181 3048
% 4,89

10 273 EMİR * ÖZKAN 6C 14 1 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 4 6,67 13 1 12,67 62 8 59,35 427,337 10 36 36 189 3180
% 5,10

11 305 METEHAN ŞAŞMAZ 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 4 8,67 13 2 12,33 61 13 56,67 418,358 11 44 44 239 3938
% 6,32

12 334 CEYLİN KAHRAMAN 6C 14 1 13,67 9 0 9,00 5 2 4,33 9 1 8,67 10 3 9,00 11 2 10,33 58 9 55,00 417,871 12 47 47 244 3975
% 6,38

13 292 İLKİM BEŞE 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 10 5 8,33 60 13 55,67 409,661 13 51 51 306 4749
% 7,62

14 257 ALİ  * GÜZLEKAYA 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 7 5,67 14 0 14,00 57 16 51,66 407,806 14 53 53 317 4944
% 7,93

15 101 EMİR KAAN ÇALI KAN 6C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 58 15 53,00 390,148 15 67 67 439 7039
% 11

16 289 FATMAA KANTAR 6C 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 8 6 6,00 56 15 51,00 389,204 16 68 68 447 7157
% 11

17 315 ORHAN VELİ UZUN 6C 11 4 9,67 9 0 9,00 6 4 4,67 9 0 9,00 6 8 3,33 14 1 13,67 55 17 49,34 384,263 17 76 76 498 7819
% 13

18 525 EYLÜL YENİCE 6C 13 1 12,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 7 3,67 10 5 8,33 51 19 44,67 369,554 18 90 90 651 10001
% 16

19 299 MELEK GÜNGÖRDÜ 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 5 7,33 7 8 4,33 53 21 46,00 365,628 19 96 96 701 10635
% 17

20 311 MİRA  ECE YAZAR 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 4 5,67 8 6 6,00 51 18 45,01 363,621 20 98 98 723 10957
% 18

21 263 DEFNEO RDA 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 8 3 7,00 7 8 4,33 51 19 44,67 362,592 21 100 100 740 11119
% 18

22 346 MİRAÇ YASE R ŞEN 6C 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 4 7,67 9 4 7,67 51 19 44,68 362,116 22 101 101 744 11181
% 18

23 30800 MİNA ALKAN 6C 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 8 2,33 10 5 8,33 47 26 38,32 350,519 23 113 113 916 13233
% 21

24 303 MELİSA KÜÇÜK 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 5 1,33 5 6 3,00 9 5 7,33 45 23 37,32 349,198 24 114 114 929 13481
% 22

25 264 BUĞLEM TOKSÖZ 6C 12 1 11,67 7 2 6,33 7 3 6,00 8 1 7,67 4 8 1,33 7 7 4,67 45 22 37,67 332,643 25 137 137 1201 16736
% 27

26 321 YUSUFO KÜÇÜKYAYLA 6C 11 4 9,67 10 0 10,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 5 1,33 10 5 8,33 44 24 36,00 332,497 26 139 139 1209 16770
% 27

27 279 EMİR ŞENOL 6C 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 2 6,33 7 6 5,00 7 6 5,00 43 27 34,00 326,533 27 149 149 1307 18013
% 29

28 323 METE TUNCA 6C 10 4 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 6 7 3,67 6 9 3,00 46 26 37,34 322,958 28 159 159 1395 18813
% 30

29 318 SALİHZMERT DUMAN 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 6 9 3,00 45 30 34,99 319,951 29 164 164 1455 19474
% 31

30 282 ENES B KILAVUZ 6C 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 3 0,00 5 4 3,67 7 8 4,33 37 25 28,66 310,528 30 178 178 1632 21598
% 35

31 322 ZÜMRA* ÖZDEN 6C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 9 6 7,00 40 34 28,66 306,881 31 184 184 1704 22459
% 36

32 288 EYMEN AKPI AR 6C 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 9 -1,00 5 8 2,33 38 29 28,33 296,194 32 199 199 1919 25115
% 40

33 258 AZRANUR YILMAZ 6C 12 3 11,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 35 40 21,67 288,084 33 210 210 2104 27230
% 44



6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6C

KATILIMLAR

34 259 BUĞLEM CEBECİ 6C 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 36 39 23,00 287,273 34 213 213 2126 27433
% 44
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6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 67 MİRAÇCELAL ÇELİK 6D 14 1 13,67 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 68 6 66,00 466,650 1 7 7 37 679
% 1,09

2 1570 ELİF YILDIRIM 6D 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 68 7 65,67 454,457 2 11 11 70 1288
% 2,07

3 379 TUĞSEM AYVAZ 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 12 3 11,00 67 7 64,67 449,584 3 14 14 89 1563
% 2,51

4 357 FURKAN YİĞİT 6D 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 65 10 61,67 445,070 4 18 18 104 1845
% 2,96

5 520 TUNA SALCI 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 12 3 11,00 63 8 60,33 429,604 5 33 33 178 2992
% 4,80

6 139 HASAN GÜLER 6D 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 62 13 57,66 423,898 6 39 39 210 3461
% 5,55

7 372 ÖMER FARUK ŞEREF 6D 12 2 11,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 1 9,67 13 2 12,33 60 9 57,00 423,563 7 40 40 214 3493
% 5,61

8 385 YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 6D 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 4 9,67 62 11 58,33 418,911 8 42 42 235 3880
% 6,23

9 324 ALİ EMİR KATIRCI 6D 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 14 1 13,67 60 13 55,67 418,115 9 45 45 241 3958
% 6,35

10 360 HARUNEEMRE ÇETİN 6D 14 0 14,00 9 0 9,00 7 1 6,67 10 0 10,00 9 4 7,67 10 3 9,00 59 8 56,34 413,727 10 49 49 275 4354
% 6,99

11 364 İLHANMCAN ÇOBANCIK6D 12 3 11,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 2 8,33 12 1 11,67 59 9 56,00 413,232 11 50 50 279 4408
% 7,07

12 371 NERGİZ KESKİN 6D 14 1 13,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 12 3 11,00 57 15 52,01 406,369 12 55 55 326 5097
% 8,18

13 331 AZRANUR ÇİFTCİLER 6D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 5 8,33 56 17 50,34 390,252 13 66 66 438 7024
% 11

14 120 BERAT* TÜKEL 6D 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 3 9,00 12 3 11,00 53 20 46,34 389,054 14 69 69 448 7178
% 12

15 387 ESİLA VARLI 6D 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 4 7,67 53 15 48,01 385,230 15 73 73 485 7703
% 12

16 362 HİRANUR SAYLIK 6D 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 51 19 44,67 375,988 16 84 84 583 9043
% 15

17 2136 HAMZA BOZDEMİR 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 9 1 8,67 2 0 2,00 13 2 12,33 47 9 44,00 368,767 17 91 91 662 10142
% 16

18 368 MEHMETHAN KARA 6D 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 5 5,33 8 5 6,33 51 19 44,66 367,692 18 94 94 675 10313
% 17

19 522 ELİS ASLAN 6D 10 2 9,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 5 5,33 8 6 6,00 45 20 38,32 344,185 19 121 121 1014 14463
% 23

20 352 EMİR ÇOLAK 6D 10 4 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 1 6,67 4 1 3,67 6 5 4,33 43 13 38,67 331,159 20 142 142 1229 17043
% 27

21 340 ELİF HEPKOŞAR 6D 9 4 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 8 4 6,67 6 7 3,67 42 23 34,34 327,296 21 146 146 1290 17847
% 29

22 376 REMZİYE DERE 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 11 4 9,67 43 27 34,00 327,062 22 147 147 1295 17895
% 29

23 313 DENİZ SONGÜL 6D 11 3 10,00 7 0 7,00 3 4 1,67 10 0 10,00 7 5 5,33 4 7 1,67 42 19 35,67 324,787 23 154 154 1350 18416
% 30

24 90 SETEN* TOPAL 6D 8 7 5,67 7 2 6,33 4 3 3,00 7 3 6,00 4 7 1,67 11 4 9,67 41 26 32,34 317,167 24 168 168 1520 20131
% 32

25 370 MUHAMMED KABA 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 5 10 1,67 5 10 1,67 36 38 23,34 287,489 25 212 212 2121 27383
% 44

26 375 ÖZGÜR YAŞAR 6D 9 6 7,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 35 40 21,66 281,354 26 230 230 2276 29001
% 47

27 328 AYLİN KAYIŞ 6D 6 6 4,00 4 3 3,00 3 5 1,33 4 5 2,33 5 6 3,00 7 7 4,67 29 32 18,33 271,126 27 244 244 2530 31983
% 51

28 394 ELİSAŞ BAYIR 6D 6 7 3,67 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 4 8 1,33 7 8 4,33 31 37 18,67 264,146 28 250 250 2681 34041
% 55

29 366 MASAL   H KAHRAMAN6D 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 33 42 19,00 257,637 29 259 259 2841 36069
% 58

30 359 HAMZA ABİK 6D 7 7 4,67 4 3 3,00 3 2 2,33 9 1 8,67 3 10 -0,33 4 9 1,00 30 32 19,34 252,227 30 270 270 2962 37782
% 61

31 378 SELEHATTİN YİĞİTGULER6D 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 26 49 9,67 235,659 31 295 295 3403 43280
% 69

32 332 BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU6D 3 8 0,33 7 1 6,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 1 8 -1,67 7 6 5,00 25 32 14,33 234,827 32 297 297 3425 43578
% 70

33 330 AZRA AYŞE KARTAL 6D 4 10 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 12 -4,00 3 10 -0,33 16 53 -1,65 179,462 33 382 382 4761 60159
% 97



6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6D

KATILIMLAR
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6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 849 ARDA BEDİR 6E 12 3 11,00 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 64 9 61,00 439,378 1 23 23 130 2208
% 3,54

2 128 ZEYNEP AKCAYOL 6E 14 1 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 62 11 58,34 430,373 2 32 32 170 2916
% 4,68

3 1408 EYLÜL* YILAMZ 6E 12 2 11,33 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 9 3 8,00 14 1 13,67 61 9 58,00 423,298 3 41 41 216 3513
% 5,64

4 1964 MELİKE ÖZTÜRK 6E 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 6 4,00 11 4 9,67 55 17 49,33 384,565 4 75 75 493 7783
% 12

5 1975 MİNA * AKANSU 6E 12 3 11,00 10 0 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 5 2 4,33 10 2 9,33 52 10 48,66 377,434 5 82 82 571 8795
% 14

6 2120 ZÜL* U ŞANCI 6E 14 1 13,67 8 0 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 10 -0,33 12 3 11,00 52 19 45,67 371,216 6 89 89 634 9752
% 16

7 1976 MİNA BAŞER 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 8 6 6,00 11 4 9,67 49 24 41,00 364,739 7 97 97 711 10781
% 17

8 449 MEYRA ŞEN 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 5 2 4,33 8 1 7,67 7 4 5,67 11 4 9,67 48 19 41,68 363,507 8 99 99 727 10976
% 18

9 415 ELİF BALKA N 6E 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 49 17 43,34 361,814 9 102 102 746 11236
% 18

10 1050 ELİF ŞAVK 6E 14 1 13,67 8 2 7,33 5 3 4,00 6 3 5,00 8 5 6,33 5 5 3,33 46 19 39,66 355,765 10 106 106 827 12292
% 20

11 771 ADA BALIM 6E 12 2 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 6 8 3,33 8 7 5,67 50 21 43,00 353,792 11 111 111 862 12647
% 20

12 443 NECMETTİN ALİ YAVUZ6E 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 5 5,33 7 7 4,67 48 23 40,34 343,955 12 122 122 1021 14509
% 23

13 421 MERYEM NAZ DEMİRYÜREK6E 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 10 0,67 10 4 8,67 47 26 38,33 343,297 13 123 123 1026 14643
% 23

14 959 ÇINAR*Y YAŞAR 6E 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 12 3 11,00 46 28 36,67 341,158 14 129 129 1063 15028
% 24

15 500 BEYZA*NUR SEVİNÇHAN6E 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 9 1,00 8 5 6,33 49 22 41,67 338,560 15 131 131 1099 15544
% 25

16 1643 HALİL KÜÇÜKCIĞA 6E 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 5 8,33 6 9 3,00 46 29 36,33 332,579 16 138 138 1208 16757
% 27

17 398 MOUTAZ DABJAN 6E 6 5 4,33 5 3 4,00 5 4 3,67 10 0 10,00 4 5 2,33 13 2 12,33 43 19 36,66 331,647 17 141 141 1220 16945
% 27

18 923 BİLGİN ORMAN 6E 7 7 4,67 7 2 6,33 1 1 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 5 8,33 40 20 33,33 324,948 18 151 151 1347 18376
% 29

19 993 BEREN DEMİR 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 7 3,67 8 7 5,67 42 31 31,67 324,313 19 156 156 1358 18520
% 30

20 1081 ENES MİRAÇ FİDAN 6E 12 2 11,33 6 3 5,00 3 2 2,33 6 3 5,00 5 1 4,67 5 7 2,67 37 18 31,00 321,617 20 161 161 1422 19108
% 31

21 2022 ÖYKÜ U TEMEL 6E 9 6 7,00 6 2 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 5 4,33 7 5 5,33 41 25 32,65 317,470 21 167 167 1507 20050
% 32

22 2130 ELİF * ERDOĞAN 6E 10 4 8,67 3 1 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 6 2 5,33 5 3 4,00 34 15 29,00 315,332 22 171 171 1552 20524
% 33

23 2003 NERGİZ ALTUNTAŞ 6E 8 6 6,00 9 0 9,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 7 7 4,67 39 25 30,67 309,241 23 180 180 1657 21902
% 35

24 15 FATİH YETİŞ 6E 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 6 5,00 3 10 -0,33 38 32 27,34 300,573 24 194 194 1828 24016
% 39

25 2424 EKİN YERLİ 6E 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 37 32 26,33 291,622 25 204 204 2017 26293
% 42

26 0 ZAFERREMİR SOYSAL 6E 9 5 7,33 6 3 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 8 2,33 36 28 26,66 288,823 26 209 209 2086 27017
% 43

27 906 BEREN* KOCADERELİ 6E 6 8 3,33 8 2 7,33 4 4 2,67 7 3 6,00 3 8 0,33 9 6 7,00 37 31 26,66 284,584 27 219 219 2200 28153
% 45

28 2032 RAMAZAN TUNALI 6E 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 6 6,00 7 8 4,33 37 37 24,66 279,472 28 234 234 2316 29499
% 47

29 470 DOĞA ERİŞOĞLU 6E 8 7 5,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 3 9 0,00 5 7 2,67 31 35 19,34 264,454 29 249 249 2675 33963
% 55

30 10 ELİF NAZ ARISOY 6E 5 8 2,33 6 3 5,00 3 4 1,67 2 4 0,67 3 4 1,67 6 6 4,00 25 29 15,34 253,156 30 266 266 2933 37507
% 60

31 2113 ZEYNEP ADA TEKE 6E 5 7 2,67 2 5 0,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 3 7 0,67 6 8 3,33 25 35 13,34 242,473 31 283 283 3233 40944
% 66

32 806 ALİ KAYRA KONYA 6E 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 7 4,67 6 9 3,00 26 48 10,01 241,577 32 285 285 3254 41260
% 66

33 940 CERENU KOCADERELİ 6E 6 6 4,00 2 6 0,00 2 6 0,00 2 6 0,00 1 1 0,67 5 8 2,33 18 33 7,00 232,479 33 303 303 3492 44425
% 71



6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6E

KATILIMLAR

34 629 DERİN*ECE KÜÇÜK 6E 6 8 3,33 6 3 5,00 1 6 -1,00 1 8 -1,67 2 12 -2,00 7 7 4,67 23 44 8,33 231,577 34 305 305 3518 44747
% 72

35 976 ECRİN* AYDIN 6E 6 7 3,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 3 10 -0,33 24 43 9,68 224,623 35 315 315 3705 47317
% 76

36 2090 YİĞİTÇINAR GÜLEN 6E 5 9 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 1 7 -1,33 6 8 3,33 19 46 3,67 216,209 36 324 324 3932 50332
% 81

37 63100 CANER TURAN 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,34 202,679 37 346 346 4299 54856
% 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6F

KATILIMLAR

1 1615 FIRAT* YESUKAN 6F 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 6 7,00 8 7 5,67 48 27 39,00 342,916 1 124 124 1033 14710
% 24

2 1772 İSHAK* GÜNDOĞDU 6F 10 2 9,33 9 0 9,00 7 2 6,33 3 6 1,00 6 1 5,67 7 6 5,00 42 17 36,33 338,548 2 132 132 1100 15546
% 25

3 1957 MEDİNE NUR SARIMAN6F 11 4 9,67 7 3 6,00 7 2 6,33 2 3 1,00 6 4 4,67 7 6 5,00 40 22 32,67 328,706 3 144 144 1268 17553
% 28

4 2115 ZEYNEP ŞENİL 6F 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 42 28 32,68 327,395 4 145 145 1285 17815
% 29

5 2037 RÜZGAR ATALAY 6F 10 5 8,33 9 1 8,67 8 1 7,67 4 5 2,33 4 11 0,33 10 5 8,33 45 28 35,66 326,815 5 148 148 1301 17961
% 29

6 2078 VEYSEL KARAMAN 6F 6 9 3,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 5 8,33 8 7 5,67 44 31 33,67 321,308 6 163 163 1430 19171
% 31

7 1742 İKRA BELİZ UÇAR 6F 11 3 10,00 7 2 6,33 1 2 0,33 4 5 2,33 3 2 2,33 7 5 5,33 33 19 26,65 308,577 7 181 181 1668 22057
% 35

8 2021 ÖYKÜ * BAYRAMOĞLU 6F 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 40 35 28,33 301,778 8 193 193 1795 23713
% 38

9 2047 SENA UZ UN 6F 9 5 7,33 4 4 2,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 4 1,67 10 5 8,33 30 28 20,66 294,971 9 200 200 1944 25404
% 41

10 1040 ELİF * EMİNOĞLU 6F 11 3 10,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 5 7 2,67 5 8 2,33 33 35 21,33 289,888 10 206 206 2059 26740
% 43

11 948 ÇAĞAN*EREN USLU 6F 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 9 6 7,00 35 40 21,66 289,830 11 207 207 2065 26764
% 43

12 2007 NİHAN* ARİDİCİ 6F 9 5 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 9 2,00 37 35 25,33 287,546 12 211 211 2119 27367
% 44

13 1958 MEHMET KOLDAŞ 6F 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 9 0,00 7 8 4,33 38 34 26,66 284,628 13 218 218 2198 28132
% 45

14 250 TUANA* ULUÇAY 6F 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 37 32 26,33 284,116 14 220 220 2213 28275
% 45

15 1230 ESMA * KINIŞ 6F 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 6 0,00 5 9 2,00 37 30 26,99 282,988 15 224 224 2233 28574
% 46

16 855 ARDA ŞANVERDİ 6F 8 7 5,67 6 4 4,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 32 37 19,67 280,946 16 232 232 2283 29108
% 47

17 1077 ENES * DENİZ 6F 8 7 5,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 10 0,67 5 9 2,00 33 39 20,01 266,466 17 246 246 2627 33370
% 54

18 1989 M OSMAN İHTİYAROĞL6F 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 31 44 16,35 263,606 18 251 251 2692 34202
% 55

19 746 ABDULKADER BALALOU6F 5 10 1,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 7 8 4,33 6 6 4,00 30 41 16,33 261,403 19 253 253 2744 34920
% 56

20 2001 NEHİRR GED İK 6F 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 28 47 12,34 260,250 20 255 255 2776 35298
% 57

21 18 BURAKCAN KÖSE 6F 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 1 1,67 4 11 0,33 25 28 15,67 253,924 21 263 263 2910 37235
% 60

22 280 BERRA* ATALAY 6F 5 7 2,67 4 3 3,00 4 5 2,33 3 3 2,00 4 1 3,67 3 6 1,00 23 25 14,67 250,034 22 273 273 3017 38496
% 62

23 0 YAĞMUR BAYİYİT 6F 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 11 0,33 27 42 12,99 249,213 23 274 274 3038 38765
% 62

24 913 BERKAY YILMAZ 6F 7 6 5,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 22 41 8,33 247,572 24 276 276 3085 39297
% 63

25 2008 NİSA * BEŞKARDEŞ 6F 9 6 7,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 29 44 14,34 246,571 25 277 277 3111 39626
% 64

26 1992 M TALHA ORHAN 6F 6 8 3,33 5 5 3,33 2 5 0,33 7 8 4,33 20 26 11,32 243,461 26 281 281 3205 40625
% 65

27 1158 AYŞE BUNCUK 6F 2 2 1,33 6 3 5,00 4 2 3,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 5 6 3,00 19 17 13,32 242,119 27 284 284 3241 41061
% 66

28 306 ELÇİN* GÜSAL 6F 7 6 5,00 7 3 6,00 3 5 1,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 0 1 -0,33 24 33 13,00 234,724 28 298 298 3426 43622
% 70

29 10750 ENES D DAHIR 6F 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 7,00 229,561 29 308 308 3570 45492
% 73

30 1994 MUHAMMET TÜRKMEN6F 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,34 224,165 30 317 317 3718 47470
% 76

31 2432 YASİN CAN GÜR 6F 1 14 -3,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,65 200,331 31 352 352 4359 55558
% 89

32 2092 YUNUSZEMRE YILDIRIM6F 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,32 197,755 32 357 357 4420 56314
% 90

33 2002 NERGİS   K ORUKLUOĞLU6F 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 18 57 -1,01 195,158 33 365 365 4480 57045
% 92



6F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6F

KATILIMLAR

34 0 FEDİR* ROZHDİENİE 6F 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 186,042 34 374 374 4659 59048
% 95

35 2121 ZÜLFİKAR E FE ÇALKIÇ6F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 59 -3,67 185,113 35 375 375 4678 59239
% 95

36 801 ALİ SİMO 6F 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 58 -2,33 180,298 36 380 380 4750 60046
% 96

37 2033 RANA E EL *M 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 15 60 -5,00 179,668 37 381 381 4758 60134
% 96

38 921 BEYENEHAÇH ACET 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 0 3 -1,00 0 1 -0,33 2 13 -2,33 2 11 -1,67 11 46 -4,33 173,730 38 386 386 4822 60856
% 98
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6G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6G

KATILIMLAR

1 2310 GÜNEY*ARAS GÜNERİ 6G 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 0 13,00 12 2 11,33 67 5 65,33 457,217 1 10 10 60 1121
% 1,80

2 1052 EMİR S BİCE 6G 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 58 17 52,34 398,486 2 61 61 373 5957
% 9,56

3 2072 TUĞÇE ÇEVİK 6G 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 57 16 51,67 397,010 3 63 63 384 6153
% 9,87

4 1056 EMİRHAMZA KARLANKUŞ6G 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 6 5,00 11 4 9,67 55 18 49,01 394,726 4 64 64 399 6437
% 10

5 309 YUSUF*ZİYA ATEŞ 6G 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 3 7,00 47 19 40,66 348,758 5 116 116 941 13579
% 22

6 824 ALMİNA CEYHAN 6G 6 9 3,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 6 5,00 9 6 7,00 44 29 34,33 316,348 6 170 170 1534 20309
% 33

7 975 DOĞA * ÖZTÜRK 6G 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 2 2,33 7 7 4,67 39 25 30,67 305,567 7 185 185 1727 22785
% 37

8 2067 TUANA* VV AVAI 6G 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 6 7 3,67 4 9 1,00 38 30 28,00 303,746 8 190 190 1763 23224
% 37

9 1074 ENAM HAŞİŞO 6G 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,34 283,724 9 221 221 2221 28377
% 46

10 2117 ZEYNEP GÜLÇAY 6G 6 9 3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 12 3 11,00 35 40 21,67 282,821 10 226 226 2240 28624
% 46

11 2132 YUSUF TUNCİL 6G 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 37 38 24,34 280,113 11 233 233 2296 29313
% 47

12 1788 İZZET AYDIN 6G 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 4 0,67 5 10 1,67 30 26 21,34 274,294 12 239 239 2437 31003
% 50

13 2123 ZÜMRA NARİN 6G 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 31 44 16,33 271,148 13 243 243 2529 31976
% 51

14 828 ALMİRA SEVEN 6G 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 25 50 8,33 245,633 14 279 279 3141 39912
% 64

15 2066 TOYGAR KOZAR 6G 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 9 6 7,00 23 52 5,67 235,649 15 296 296 3405 43286
% 69

16 1552 EYMEN ÖZTÜRK 6G 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 6,99 234,691 16 299 299 3428 43632
% 70

17 1030 EGE YAĞIZ 6G 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 229,209 17 309 309 3582 45626
% 73

18 1740 HAYRÜNNİSA TİLKİ 6G 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,68 228,820 18 310 310 3596 45767
% 73

19 2111 ZEKER* A BO 6G 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 23 52 5,68 209,858 19 334 334 4106 52506
% 84

20 2065 TARIK HAVVA 6G 5 9 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 19 54 1,00 203,046 20 344 344 4290 54759
% 88

21 442 BARAN* BATUR 6G 3 11 -0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 10 28 0,66 195,236 21 364 364 4478 57022
% 92

22 2005 NEVR A TOPUZ 6G 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 18 57 -1,00 191,506 22 371 371 4556 57916
% 93

23 2041 SARA * 6G 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 189,844 23 372 372 4603 58292
% 94

24 2034 RAVZA SARI MUSTAFAOĞL6G 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 15 -5,00 4 11 0,33 17 58 -2,34 176,393 24 383 383 4794 60562
% 97

25 2106 YASİN AKKUŞ 6G 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -4,99 175,331 25 385 385 4807 60680
% 97

26 1760 İRFAN AYDIN 6G 1 12 -3,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 5 8 2,33 1 13 -3,33 13 55 -5,33 171,032 26 387 387 4844 61122
% 98

27 786 AHMETĞ ÖRENÇ 6G 3 12 -1,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 12 63 -8,99 165,164 27 389 389 4871 61506
% 99

28 756 ABTÜ MİNEM MUHAMED6G 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 13 62 -7,67 160,109 28 392 392 4892 61728
% 99



6G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6G

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6H

KATILIMLAR

1 2075 URAS KAAN GELİR 6H 12 2 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 7 2,67 13 1 12,67 55 14 50,34 387,287 1 70 70 463 7406
% 12

2 1280 AHMET Y GAYDAN 6H 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 7 5,67 47 23 39,34 334,718 2 134 134 1175 16324
% 26

3 1928 BERKA Y AYTEKİN 6H 10 4 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 3 4,00 8 6 6,00 38 18 32,00 325,339 3 150 150 1336 18288
% 29

4 2110 ZEHRAA GÜLÇAZ 6H 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 3 2,00 4 4 2,67 34 25 25,67 296,918 4 198 198 1903 24902
% 40

5 2070 TUĞBERK DEMİR 6H 11 1 10,67 5 1 4,67 6 2 5,33 8 0 8,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 34 15 29,01 292,877 5 202 202 1988 25962
% 42

6 2131 ESRA BADEM 6H 8 4 6,67 4 4 2,67 8 2 7,33 1 2 0,33 4 4 2,67 5 7 2,67 30 23 22,34 283,446 6 222 222 2225 28456
% 46

7 2200 HASİBENEVA CAN 6H 9 5 7,33 2 1 1,67 7 3 6,00 4 1 3,67 4 5 2,33 26 15 21,00 282,339 7 229 229 2251 28748
% 46

8 37 YUSUFBORAN BABAYİĞİT6H 8 3 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 31 40 17,67 278,992 8 236 236 2330 29650
% 48

9 69 EMRE J KARAKAYA 6H 11 4 9,67 6 2 5,33 9 1 8,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 2 11 -1,67 34 26 25,33 274,053 9 240 240 2443 31071
% 50

10 1962 MELEK ÇAĞLAYAN 6H 8 7 5,67 4 4 2,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 6 4,00 4 11 0,33 33 36 21,01 272,903 10 241 241 2478 31426
% 50

11 2085 YAPRAK YILDIZ 6H 8 7 5,67 5 1 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 5 6 3,00 32 26 23,34 269,879 11 245 245 2553 32343
% 52

12 2044 SEHER EKİCİ 6H 5 10 1,67 8 1 7,67 6 4 4,67 8 1 7,67 1 4 -0,33 6 8 3,33 34 28 24,68 261,407 12 252 252 2743 34919
% 56

13 72 BENYAMİN SASANİ 6H 6 8 3,33 8 1 7,67 4 3 3,00 0 2 -0,67 5 7 2,67 5 9 2,00 28 30 18,00 259,856 13 257 257 2790 35422
% 57

14 2074 UMUT YALUK 6H 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 3 2,00 31 35 19,34 258,491 14 258 258 2822 35830
% 57

15 984 ECRİN ÜLKÜ ARIK 6H 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 2 5,33 1 8 -1,67 6 6 4,00 31 33 19,99 253,897 15 264 264 2911 37242
% 60

16 2 NİSA FIRAT 6H 8 5 6,33 4 2 3,33 4 5 2,33 2 1 1,67 0 4 -1,33 5 6 3,00 23 23 15,33 253,800 16 265 265 2913 37283
% 60

17 2068 TUANA BÜLBÜL 6H 3 6 1,00 7 2 6,33 3 3 2,00 4 1 3,67 2 4 0,67 6 7 3,67 25 23 17,34 248,036 17 275 275 3074 39150
% 63

18 1939 MALİK EKİN 6H 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 9 1,00 25 33 14,01 241,035 18 287 287 3274 41444
% 67

19 793 KAMAR MİRAY 6H 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 4 10 0,67 26 48 10,00 232,721 19 302 302 3487 44340
% 71

20 1965 YELİZSU DEMİREL 6H 3 11 -0,67 1 8 -1,67 2 4 0,67 1 6 -1,00 4 8 1,33 8 6 6,00 19 43 4,66 225,737 20 312 312 3666 46906
% 75

21 1996 MUSTAFA B TUNA 6H 8 7 5,67 0 1 -0,33 3 5 1,33 5 1 4,67 2 10 -1,33 0 5 -1,67 18 29 8,34 221,424 21 320 320 3794 48450
% 78

22 2043 SEDANUR YILMAZ 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 22 53 4,34 210,968 22 329 329 4073 52129
% 84

23 2040 SAMETEYMEN KARACA6H 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 22 53 4,35 210,809 23 330 330 4076 52175
% 84

24 951 ÇINARRBERK ALTUNER6H 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 16 36 4,00 210,637 24 331 331 4082 52228
% 84

25 1959 MEHMET BER DAN DALMIŞ6H 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 20 54 2,00 207,292 25 337 337 4167 53338
% 86

26 1576 EYÜP YUSUF İPEK 6H 5 10 1,67 2 4 0,67 3 1 2,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 16 39 3,01 201,342 26 350 350 4329 55260
% 89

27 1979 MUHAMMED CÜNEYD 6H 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,01 200,586 27 351 351 4350 55475
% 89

28 781 AHMET YILDIRIM 6H 6 9 3,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 14 37 1,67 196,980 28 359 359 4439 56529
% 91

29 0 BERAT* FİDAN 6H 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 195,847 29 363 363 4463 56840
% 91

30 788 AHMET SOYSAL 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 191,678 30 370 370 4552 57883
% 93

31 2429 HAVVANUNR YOLDŞ 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,00 184,271 31 376 376 4696 59399
% 95

32 764 ABDURAHMAN YEŞİLYER6H 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,32 176,160 32 384 384 4797 60582
% 97

33 1912 LAM*Y* LA ALŞEYİH 6H 1 14 -3,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 15 60 -5,00 160,292 33 391 391 4891 61722
% 99



6H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6H

KATILIMLAR
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6I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6I

KATILIMLAR

1 2073 UMUT Ö L ÖZLÜKAN 6I 12 3 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 8 1 7,67 10 2 9,33 10 4 8,67 58 10 54,67 405,320 1 56 56 332 5213
% 8,37

2 166 AHMETA TAMYÜREK 6I 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 5 7,33 12 3 11,00 57 17 51,33 399,563 2 59 59 367 5852
% 9,39

3 2201 BOĞAÇHA ERENKOL 6I 12 1 11,67 9 1 8,67 7 2 6,33 1 4 -0,33 9 5 7,33 10 5 8,33 48 18 42,00 374,458 3 85 85 598 9255
% 15

4 783 AHMETP GÜNDEN 6I 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 6 7,00 8 7 5,67 47 28 37,68 334,532 4 135 135 1178 16364
% 26

5 844 ARDA AYDIN 6I 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 1 3,67 5 3 4,00 9 6 7,00 42 21 35,00 332,106 5 140 140 1213 16853
% 27

6 1998 YİĞİTU ZORLU 6I 11 4 9,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 8 4 6,67 5 9 2,00 41 29 31,33 321,458 6 162 162 1428 19138
% 31

7 344 EFSUNU ERYILMAZ 6I 11 4 9,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 8 7 5,67 37 35 25,33 311,424 7 175 175 1610 21415
% 34

8 307 NAZLIV KADEM 6I 10 5 8,33 4 5 2,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 8 3,33 7 7 4,67 40 32 29,32 309,645 8 179 179 1648 21781
% 35

9 2015 NUJİYAN DAMGALI 6I 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 6 9 3,00 37 38 24,34 291,866 9 203 203 2010 26218
% 42

10 891 BEDİRHAN ÇELEBİ 6I 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 39 36 26,99 290,543 10 205 205 2047 26574
% 43

11 1051 ELİF TEKEC TEKECİ 6I 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 5 8,33 32 38 19,33 282,623 11 227 227 2246 28665
% 46

12 1813 KAYRA*BERA T ÇEKİN 6I 6 7 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 0 2,00 4 4 2,67 26 17 20,34 266,150 12 247 247 2640 33464
% 54

13 2006 NİDA * SOYKAN 6I 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 5 0,33 3 8 0,33 5 10 1,67 31 37 18,67 265,326 13 248 248 2655 33700
% 54

14 2058 ŞEVVAL UZUĞ 6I 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 5 7 2,67 5 10 1,67 32 39 19,01 259,962 14 256 256 2785 35390
% 57

15 2112 ZELİHA YALÇIN 6I 6 9 3,00 9 1 8,67 4 5 2,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 4 8 1,33 31 38 18,33 246,549 15 278 278 3113 39635
% 64

16 2012 NİSA Z ÜNVER 6I 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 4 11 0,33 28 45 13,01 240,524 16 288 288 3282 41593
% 67

17 1226 ESMA BETÜL ALAS 6I 6 7 3,67 2 1 1,67 8 2 7,33 5 8 2,33 2 11 -1,67 23 29 13,33 239,851 17 290 290 3297 41828
% 67

18 2220 FURKAN ASL AN 6I 5 10 1,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 4 8 1,33 5 7 2,67 27 41 13,33 239,412 18 292 292 3309 41990
% 67

19 901 ALPEREN PORTAKAL 6I 2 13 -2,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 27 43 12,68 233,077 19 301 301 3465 44198
% 71

20 1496 EYMEN EFE GÜLE R 6I 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 24 51 6,99 224,676 20 314 314 3703 47297
% 76

21 1232 ESMA NUR SOYSAL 6I 2 11 -1,67 7 2 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 4 11 0,33 5 10 1,67 28 42 13,99 224,510 21 316 316 3709 47353
% 76

22 2057 ŞEBNEM YILMAZ 6I 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,32 216,098 22 325 325 3937 50376
% 81

23 2060 ŞEYMANUR AKKAYA 6I 4 9 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 21 51 4,01 214,414 23 326 326 3982 50969
% 82

24 13460 EYLÜL*AYLA ÜSTÜNBAŞ6I 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 21 54 3,00 212,525 24 328 328 4034 51609
% 83

25 949 Ç ĞLAR Y ZÇİÇEK 6I 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,68 210,196 25 332 332 4096 52389
% 84

26 294 MAHYMM ARTYKOVA 6I 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 22 53 4,34 203,786 26 338 338 4267 54518
% 87

27 1980 Lİ FAYDALI 6I 3 11 -0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 11 -1,67 4 11 0,33 23 48 6,99 203,446 27 340 340 4275 54631
% 88

28 127 EMİRHAN BAYKUŞ 6I 3 5 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 14 -3,67 5 8 2,33 19 45 4,00 203,407 28 341 341 4278 54649
% 88

29 2018 ÖMER FATİH YILMAZ 6I 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 22 52 4,66 199,387 29 354 354 4381 55851
% 90

30 1057 EMİRHAN ÇE LEBİ 6I 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 19 56 0,33 199,350 30 355 355 4383 55864
% 90

31 195 MARİA M*R * 6I 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 17 58 -2,34 196,801 31 360 360 4443 56585
% 91

32 1974 FAHED* JOUNNİH 6I 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 18 57 -0,99 193,206 32 367 367 4519 57517
% 92

33 1991 TALHA ARSLANCA 6I 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 59 -3,67 180,648 33 378 378 4745 59992
% 96



6I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6I

KATILIMLAR

34 1909 KÜBRA*  K TOKMAK 6I 1 13 -3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 11 -0,67 2 13 -2,33 13 60 -7,00 160,694 34 390 390 4889 61708
% 99

35 1990 MUHAMMED TAKOUT 6I 2 13 -2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 12 63 -9,00 157,950 35 393 393 4895 61790
% 99
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6K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6K

KATILIMLAR

1 962 DAMLA SU ÇOBAN 6K 13 1 12,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 11 2 10,33 12 0 12,00 65 3 64,00 444,071 1 20 20 108 1899
% 3,05

2 1045 ELİF GEBEŞ 6K 13 1 12,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 4 8 1,33 47 16 41,66 342,433 2 125 125 1037 14801
% 24

3 1985 MUHAMMED EMİN 6K 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 2 2,33 8 5 6,33 8 7 5,67 43 25 34,66 340,477 3 130 130 1074 15150
% 24

4 861 ARDA GÜRBÜZ 6K 11 3 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 6 1 5,67 2 1 1,67 8 3 7,00 42 11 38,34 337,933 4 133 133 1111 15673
% 25

5 126 MAHİR ÇOBAN 6K 9 3 8,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 9 4 7,67 6 1 5,67 34 16 28,68 324,546 5 155 155 1353 18472
% 30

6 1973 MESUT*EGE SAYIN 6K 10 1 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 6 3,00 37 14 32,33 323,366 6 157 157 1382 18719
% 30

7 1969 MERT BURAK ÇETİN 6K 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 1 0 1,00 5 1 4,67 7 8 4,33 38 19 31,67 319,506 7 165 165 1465 19588
% 31

8 2014 NİSANU YONCALIK 6K 10 4 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 10 1,67 7 7 4,67 42 29 32,34 313,535 8 173 173 1579 20909
% 34

9 437 YAĞMUR YAZICI 6K 9 5 7,33 6 2 5,33 5 5 3,33 8 0 8,00 5 6 3,00 5 4 3,67 38 22 30,66 304,717 9 188 188 1745 22987
% 37

10 2020 ÖMER ZAHİD ÇAKIROĞLU6K 10 4 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 41 32 30,33 299,165 10 195 195 1863 24358
% 39

11 2135 SAIİH İIHANLI 6K 8 7 5,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 8 5 6,33 7 8 4,33 35 37 22,66 297,439 11 196 196 1892 24789
% 40

12 1080 ENES MALİK AKYÜZ 6K 7 8 4,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 40 35 28,34 297,435 12 197 197 1893 24792
% 40

13 2119 ZÜHRE GÜLMEZ 6K 7 4 5,67 7 1 6,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 5 6 3,00 7 6 5,00 31 26 22,34 287,203 13 214 214 2129 27453
% 44

14 980 ECRİN SAĞLAM 6K 9 4 7,67 7 1 6,67 5 3 4,00 2 0 2,00 2 3 1,00 5 6 3,00 30 17 24,34 285,296 14 216 216 2177 27944
% 45

15 2071 TUĞÇE ARIBURNU 6K 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 0 5 -1,67 3 10 -0,33 38 25 29,67 283,216 15 223 223 2227 28507
% 46

16 2024 ÖZGE TUNÇ 6K 9 2 8,33 4 0 4,00 4 2 3,33 10 0 10,00 3 5 1,33 30 9 26,99 282,936 16 225 225 2236 28597
% 46

17 0 ESİLA* KAPÇİ 6K 10 4 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 2 4 0,67 4 2 3,33 4 8 1,33 29 28 19,67 280,998 17 231 231 2282 29100
% 47

18 1961 MELEKL ABO 6K 8 6 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 30 23 22,35 271,699 18 242 242 2514 31810
% 51

19 1557 EYMENM ŞEKER 6K 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 27 48 11,00 256,364 19 260 260 2862 36493
% 59

20 2009 NİSA MELEK KUZU 6K 8 7 5,67 5 5 3,33 6 3 5,00 2 1 1,67 1 3 0,00 22 19 15,67 252,368 20 269 269 2954 37739
% 61

21 2045 SELİMÇINAR BAŞARAN6K 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 29 46 13,66 244,533 21 280 280 3175 40281
% 65

22 2077 UTKU * ŞEKER 6K 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 27 48 11,00 239,654 22 291 291 3302 41886
% 67

23 2095 YUSUF EREN SARIHAN 6K 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 8 3,33 8 7 5,67 24 50 7,34 235,910 23 294 294 3397 43199
% 69

24 1970 MERT KORKMAZ 6K 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 6 7,00 6 9 3,00 23 52 5,67 231,186 24 306 306 3531 44911
% 72

25 2030 RAHAF YASİN 6K 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 7 1,67 23 48 7,00 221,725 25 319 319 3783 48344
% 78

26 932 BURAKT AHA KANTAR 6K 6 9 3,00 3 6 1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 50 7,33 219,634 26 322 322 3850 49100
% 79

27 1987 M ENES YIL* * M 6K 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 52 5,67 210,017 27 333 333 4101 52449
% 84

28 1872 KEVSER ABO 6K 2 13 -2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 8 3,33 4 11 0,33 21 53 3,33 207,582 28 336 336 4161 53260
% 85

29 2109 ZEHRA* BYKUŞ 6K 2 13 -2,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 20 52 2,67 203,185 29 343 343 4286 54718
% 88

30 2051 SONERÜ SEPETCI 6K 5 6 3,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 16 41 2,34 202,792 30 345 345 4295 54827
% 88

31 1999 NAZLINELİF TOKMAK 6K 3 7 0,67 3 5 1,33 3 6 1,00 3 5 1,33 1 10 -2,33 4 7 1,67 17 40 3,67 202,313 31 347 347 4309 54959
% 88

32 785 AHMET*MUH TATAR 6K 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 8 -1,67 1 4 -0,33 2 9 -1,00 6 7 3,67 14 41 0,34 202,036 32 349 349 4314 55034
% 88

33 918 BERRE NUR ÖZCAN 6K 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 199,999 33 353 353 4367 55655
% 89



6K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6K

KATILIMLAR

34 1776 İSMAİL DİZMAN 6K 4 11 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 1 14 -3,67 17 58 -2,34 198,055 34 356 356 4413 56216
% 90

35 400 HABİBULLAH KILAVUZ 6K 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 191,812 35 369 369 4548 57843
% 93

36 410 MİKAİL E TALGAR 6K 1 14 -3,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 13 51 -3,99 180,850 36 377 377 4744 59960
% 96
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6L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6L

KATILIMLAR

1 838 ALYA Ş ŞENEL 6L 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 4 7,67 54 14 49,33 383,965 1 77 77 500 7862
% 13

2 2105 AMETH EKRENKAYAA 6L 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 7 8 4,33 51 24 43,00 368,146 2 92 92 669 10248
% 16

3 865 CEMREV YILMAZ 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 10 4 8,67 9 5 7,33 50 23 42,33 367,488 3 95 95 679 10347
% 17

4 2270 EMİR Z  EY ZEREY 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 5 5,33 48 14 43,33 353,361 4 112 112 868 12719
% 20

5 2116 ZEYNEP SOYDEMİR 6L 12 3 11,00 8 1 7,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 3 4,00 8 5 6,33 44 18 38,00 345,249 5 118 118 987 14250
% 23

6 125 ARLİND HYSO 6L 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 8 7 5,67 43 22 35,67 344,495 6 119 119 1006 14400
% 23

7 819 ALİ YİĞİT TOTUŞ 6L 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 9 3,00 8 7 5,67 50 25 41,68 341,971 7 127 127 1047 14876
% 24

8 1609 FAT**B  Ş BEŞKARDEŞ 6L 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 3 5 1,33 7 4 5,67 44 16 38,66 341,363 8 128 128 1060 14990
% 24

9 1839 KEREM KILIÇ 6L 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 5 4 3,67 8 7 5,67 40 23 32,34 318,395 9 166 166 1486 19838
% 32

10 971 DOĞA BEKTAŞ 6L 10 5 8,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 3 5,00 5 9 2,00 9 5 7,33 40 31 29,66 314,437 10 172 172 1563 20711
% 33

11 1741 H NAZ* ÖLÇEK 6L 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 2 7 -0,33 6 8 3,33 40 22 32,67 312,310 11 174 174 1601 21220
% 34

12 1188 ESLEM ŞENOL 6L 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 4 1,67 4 5 2,33 5 3 4,00 37 22 29,67 311,025 12 177 177 1621 21500
% 35

13 1960 YUSUF YAVUZ 6L 8 4 6,67 7 1 6,67 6 4 4,67 4 2 3,33 6 3 5,00 6 8 3,33 37 22 29,67 307,174 13 183 183 1698 22405
% 36

14 797 KAYRA ÜNAL 6L 8 3 7,00 7 1 6,67 9 1 8,67 3 3 2,00 4 5 2,33 6 6 4,00 37 19 30,67 305,212 14 186 186 1733 22864
% 37

15 2080 YAĞMUR ÇELİK 6L 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 3 11 -0,67 41 25 32,67 303,874 15 189 189 1761 23190
% 37

16 2050 SONAY ALYA YILDIRIM 6L 12 3 11,00 9 1 8,67 6 2 5,33 1 1 0,67 2 7 -0,33 6 8 3,33 36 22 28,67 303,040 16 191 191 1773 23397
% 38

17 2008 R NİSA DALDAL 6L 12 2 11,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 33 37 20,67 286,628 17 215 215 2143 27623
% 44

18 1978 MİRAYY YILDIZ 6L 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 5 -0,67 7 8 4,33 33 33 21,99 282,474 18 228 228 2247 28717
% 46

19 2099 YUSUF ULAŞ SÖNMEZ 6L 4 9 1,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 5 6,33 4 7 1,67 35 29 25,33 278,393 19 237 237 2345 29825
% 48

20 868 AYTUĞ DEDE 6L 10 5 8,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 32 39 19,00 260,619 20 254 254 2769 35177
% 56

21 2049 SOFYA ALİYEVA 6L 5 6 3,00 2 6 0,00 4 5 2,33 2 3 1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 22 26 13,33 255,717 21 261 261 2870 36672
% 59

22 2063 TAHAYÜ SE YÜKSEL 6L 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 33 41 19,34 254,400 22 262 262 2900 37079
% 60

23 960 ÇİSEM ALTINOK 6L 9 6 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 27 48 10,99 252,613 23 268 268 2945 37669
% 60

24 988 EDA NUR CEYLAN 6L 6 9 3,00 4 5 2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 26 48 9,99 241,492 24 286 286 3258 41283
% 66

25 2250 OĞUZHAN ÖZKURT 6L 5 8 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 29 44 14,33 236,223 25 293 293 3394 43113
% 69

26 2048 SERDAR ÖZÇELİK 6L 5 9 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 4 8 1,33 28 36 16,00 234,032 26 300 300 3442 43865
% 70

27 1397 EYLÜLŞGİZ M SÖNM*Z6L 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 23 52 5,66 231,692 27 304 304 3514 44712
% 72

28 1982 ALİ  M KARAGÖL 6L 2 1 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 2 -0,67 6 7 3,67 16 22 8,67 230,361 28 307 307 3549 45227
% 73

29 2035 EREN NİŞANCI 6L 6 9 3,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 23 41 9,33 227,933 29 311 311 3615 46099
% 74

30 2059 ŞEYMA HAŞİŞO 6L 6 8 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 3 3,00 1 13 -3,33 6 9 3,00 25 45 10,00 225,514 30 313 313 3672 46977
% 75

31 1881 KUZEY İLİR 6L 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 29 46 13,67 222,486 31 318 318 3767 48076
% 77

32 63 MUHAMMED AYAR 6L 6 9 3,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 213,998 32 327 327 3994 51099
% 82

33 907 BERK Ş MIZRAK 6L 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 52 4,67 208,618 33 335 335 4140 52902
% 85



6L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 6L

KATILIMLAR

34 843 AMİNA DUKAEVA 6L 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 21 53 3,34 203,556 34 339 339 4272 54597
% 88

35 85 HÜSEYİN ÇELİK 6L 5 7 2,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 0 2 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 46 0,67 203,189 35 342 342 4285 54717
% 88

36 1574 EYMEN ZABUN 6L 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 20 55 1,66 202,250 36 348 348 4311 54977
% 88

37 78200 EYMEN ZEYBEK 6L 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 18 56 -0,67 197,475 37 358 358 4425 56384
% 90

38 869 AZRA ARSLAN 6L 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 195,873 38 362 362 4460 56830
% 91

39 2042 SARE MISRA BAYKUŞ 6L 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00 192,492 39 368 368 4531 57681
% 93

40 2087 YASİNCD B DABLONİ 6L 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 180,624 40 379 379 4746 59996
% 96
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8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2401 401 5021 62317

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,68 6 4 4,52 5 4 3,65 4 4 2,82 5 7 2,72 7 7 4,29 34 32 23,68 285,620

Okul Ortalaması 8 6 6,48 6 3 5,04 5 4 3,77 5 4 4,02 6 6 3,50 7 7 4,70 37 30 27,51 297,570

SINIF: 8I

KATILIMLAR

1 876 AZRA DALKILINÇ 8I 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 12 3 11,00 55 20 48,33 373,075 1 86 86 616 9482
% 15
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(401)

6,48 5,04 3,77 4,02 3,50 4,70 27,51 297,570

İlçe
(401)

6,48 (1) 5,04 (1) 3,77 (1) 4,02 (1) 3,50 (1) 4,70 (1) 27,51 (1) 297,570
İl

(5021)
5,55 (16) 4,31 (16) 3,35 (19) 3,03 (15) 2,43 (14) 3,82 (13) 22,49 (17) 276,940

Genel
(62317)

5,68 (192) 4,52 (185) 3,65 (203) 2,82 (140) 2,72 (170) 4,29 (211) 23,68 (237) 285,620
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(13)
2,64 2,69 2,33 1,90 1,00 2,03 12,59 135,200

 E
(1)

6,00 5,67 3,33 4,33 2,00 4,33 25,66 289,210
 F
(1)

-1,00 -0,67 -2,00 -0,67 1,67 -4,67 -7,34 166,420
 G
(3)

1,67 2,00 1,78 0,33 2,00 -0,33 7,45 222,030
 K
(1)

-2,33 -0,67 6,00 0,67 1,67 -3,67 1,67 186,050
6
(2)

7,66 7,34 4,00 4,50 5,00 5,66 34,16 326,850
6A
(31)

10,33 7,43 6,06 8,01 9,57 8,23 49,63 391,240
6B
(34)

9,22 7,02 5,63 7,11 5,13 8,61 42,72 359,600
6C
(34)

11,11 7,98 5,99 7,56 6,67 8,48 47,79 381,340
6D
(33)

9,52 6,72 4,58 7,01 5,20 7,75 40,78 353,810
6E
(37)

7,61 5,94 3,84 4,91 3,50 5,84 31,64 316,870
6F
(38)

4,42 3,67 2,55 1,24 1,83 2,77 16,48 259,530
6G
(28)

4,25 2,98 2,32 2,14 2,31 2,92 16,92 261,620
6H
(33)

3,56 3,13 2,96 2,32 0,71 1,79 14,47 245,520
6I

(35)
3,56 4,10 2,07 1,61 1,61 2,51 15,46 252,730

6K
(36)

4,67 3,45 3,15 1,97 2,16 2,75 18,15 264,890
6L
(40)

5,71 4,38 3,34 2,37 1,89 2,49 20,18 271,000
8I
(1)

8,33 10,00 6,00 8,67 4,33 11,00 48,33 373,080
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 401 18

BAYRAMPAŞA ilçesinde 401 18 1
İSTANBUL ilinde 5021 295 47 21

Genelde 62317 3731 862 232 66

DERECELER

Genelde sınava 862 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 268. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 47 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 17. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,70 0,27 70

[+] Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0,65 0,29 65

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,07 0,83 54

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,42 0,51 42

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,16 0,75 58

[+] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1,18 0,63 59

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,58 0,38 58

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,93 0,96 46

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,45 0,49 45

[+] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0,58 0,37 58

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,68 0,28 68

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[+] Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve
kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

1 0,72 0,23 72

[+] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0,76 0,20 76

[+] İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği
değişimleri yorumlar.

2 1,02 0,81 51

[+] Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal,
ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

2 1,02 0,84 51

[+] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.

1 0,64 0,32 64

[+] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

1 0,60 0,33 60

[+] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

1 0,67 0,28 67

[+] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

1 0,70 0,25 70

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0,18 0,78 18

[-] İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden
örneklerle açıklar.

1 0,46 0,43 46

[+] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1,10 0,74 55

[+] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1,10 0,79 55

[+] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark
eder.

1 0,69 0,26 69

[+] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0,61 0,30 61

[+] Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0,65 0,27 65

[-] İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0,36 0,57 36

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts,
such as personal narratives about repeated actions.

1 0,44 0,45 44

[+] Students will be able to ask people about their food
preferences.

1 0,59 0,32 59

[-] Students will be able to tell the time and dates. 1 0,42 0,44 42

[+] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

2 1,01 0,68 51

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about food and preferences.

2 1,13 0,60 57

[+] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,61 0,28 61

[-] Students will be able to express their opinions about the food
they like and don't like.

1 0,44 0,44 44

[+] Students will be able to talk about repeated actions. 1 0,55 0,31 55

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

1 0,31 0,43 31

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

2 0,81 0,79 40

[-] Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0,59 0,93 29

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0,93 0,72 46

[-] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar
ve kullanır.

2 0,95 0,73 47

[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,17 0,71 17

[-] Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0,89 1,42 30

[+] İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili
problemleri çözer.

2 1,01 0,69 51

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0,38 0,51 38

[+] Kas çeşitlerini listeler. 1 0,52 0,39 52

[-] Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0,25 0,66 25

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1,12 0,73 56

[-] Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0,28 0,66 28

[-] Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde
gösterir.

1 0,38 0,54 38

[-] Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0,36 0,50 36

[-] Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal
sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.

1 0,35 0,50 35

[+] Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0,55 0,39 55

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model oluşturur.

1 0,67 0,28 67

[+] Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0,59 0,36 59

[+] Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0,66 0,28 66

[-] Kalbin yapısını açıklar. 1 0,31 0,59 31

[+] Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek
bunların görevlerini açıklar.

1 0,54 0,38 54
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(401)

6,48 5,04 3,77 4,02 3,50 4,70 27,51 297,570

İlçe
(401)

6,48 (1) 5,04 (1) 3,77 (1) 4,02 (1) 3,50 (1) 4,70 (1) 27,51 (1) 297,570
İl

(5021)
5,55 (16) 4,31 (16) 3,35 (19) 3,03 (15) 2,43 (14) 3,82 (13) 22,49 (17) 276,940

Genel
(62317)

5,68 (192) 4,52 (185) 3,65 (203) 2,82 (140) 2,72 (170) 4,29 (211) 23,68 (237) 285,620
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(13)
2,64 2,69 2,33 1,90 1,00 2,03 12,59 135,200

 E
(1)

6,00 5,67 3,33 4,33 2,00 4,33 25,66 289,210
 F
(1)

-1,00 -0,67 -2,00 -0,67 1,67 -4,67 -7,34 166,420
 G
(3)

1,67 2,00 1,78 0,33 2,00 -0,33 7,45 222,030
 K
(1)

-2,33 -0,67 6,00 0,67 1,67 -3,67 1,67 186,050
6
(2)

7,66 7,34 4,00 4,50 5,00 5,66 34,16 326,850
6A
(31)

10,33 7,43 6,06 8,01 9,57 8,23 49,63 391,240
6B
(34)

9,22 7,02 5,63 7,11 5,13 8,61 42,72 359,600
6C
(34)

11,11 7,98 5,99 7,56 6,67 8,48 47,79 381,340
6D
(33)

9,52 6,72 4,58 7,01 5,20 7,75 40,78 353,810
6E
(37)

7,61 5,94 3,84 4,91 3,50 5,84 31,64 316,870
6F
(38)

4,42 3,67 2,55 1,24 1,83 2,77 16,48 259,530
6G
(28)

4,25 2,98 2,32 2,14 2,31 2,92 16,92 261,620
6H
(33)

3,56 3,13 2,96 2,32 0,71 1,79 14,47 245,520
6I

(35)
3,56 4,10 2,07 1,61 1,61 2,51 15,46 252,730

6K
(36)

4,67 3,45 3,15 1,97 2,16 2,75 18,15 264,890
6L
(40)

5,71 4,38 3,34 2,37 1,89 2,49 20,18 271,000
8I
(1)

8,33 10,00 6,00 8,67 4,33 11,00 48,33 373,080
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 401 18

BAYRAMPAŞA ilçesinde 401 18 1
İSTANBUL ilinde 5021 295 47 21

Genelde 62317 3731 862 232 66

DERECELER

Genelde sınava 862 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 268. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 47 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 17. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 12,59 27,51 23,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 12,59 27,51 23,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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* 0  

Puan
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Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 12,59 27,51 23,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
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İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
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Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
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Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
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İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
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Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
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Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 12,59 27,51 23,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 0 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA T KALELİ 880  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,866 285,620 3 267 267 2943 37604

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 2,33 3,77 3,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,90 4,02 2,82

Matematik 15 1 12 -3,00 -20 1,00 3,50 2,72

Fen 15 5 10 1,67 11 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 33 40 19,67 26 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dbdDDCaBabBABaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbcAdCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) bdcaDACcBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) abcdccaccBcad  

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbcAbbBddDcbdaC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARANN FIR* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,663 285,620 4 271 271 2974 37962

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,33 3,77 3,65

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,90 4,02 2,82

Matematik 15 2 4 0,67 4 1,00 3,50 2,72

Fen 15 7 7 4,67 31 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 28 32 17,33 23 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAbDcbBdad baCb

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBAdABCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDaDbAcBCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) bac    cBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CA dadb        

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) bCDACada cAABcb

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞYEKTA GÖYHAN 592  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,988 285,620 6 323 323 3863 49333

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 1 5,67 38 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 2,33 3,77 3,65

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 1,00 3,50 2,72

Fen 15 1 9 -2,00 -13 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 14 22 6,67 9 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBA B       

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) cCACB dcac

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DdBbAc  c 

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sayısal (MAT)  d      a     a

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN)  Bd ccab a  aac

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARADENİZ 39  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,915 285,620 2 74 74 487 7737

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,33 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,90 4,02 2,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 1,00 3,50 2,72

Fen 15 9 4 7,67 51 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 56 17 50,33 67 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBAcBaCDDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABdBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBbADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCcDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABaCDBcdCcDADbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) bBBAdbB BDCADb 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU GÖKÇE 926  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,605 285,620 5 282 282 3229 40901

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,33 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,90 4,02 2,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,00 3,50 2,72

Fen 15 6 8 3,33 22 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 29 44 14,33 19 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAcDDbacbbaddaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DdbcdBbbCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) daBacAABac

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdAcDAdaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAD bAacbcaddBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) cCDcCDBadcbAda 

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETÖMER N KK Ş 354  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,543 285,620 1 54 54 325 5081

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 13 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 2,64 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 2,69 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,33 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,90 4,02 2,82

Matematik 15 8 6 6,00 40 1,00 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 2,03 4,70 4,29

Toplam: 75 60 14 55,33 74 12,59 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABdBCa

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDcDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) b aADACBbBabdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDbCDBbBDAAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZE YEMİR Ç KIR 412  E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,211 285,620 1 208 208 2076 26920

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 1 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 3 6,00 40 6,00 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 5,67 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,33 3,77 3,65

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,33 4,02 2,82

Matematik 15 3 3 2,00 13 2,00 3,50 2,72

Fen 15 6 5 4,33 29 4,33 4,70 4,29

Toplam: 75 31 16 25,67 34 25,67 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCB B cBa  DbA 

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCA BAd  D

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) c BAb D  C

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) B db D ACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  B  D c ad    C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN)  BdcAa  dDCAD a

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE  * TAMGÖZ 999  F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
166,425 285,620 1 388 388 4863 61431

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 1 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 3,77 3,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 4,02 2,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,67 3,50 2,72

Fen 15 0 14 -4,67 -31 -4,67 4,70 4,29

Toplam: 75 13 61 -7,33 -10 -7,33 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCdbdcaacCabdAc

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) aCbCdbadcb

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bdBdbacdba

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BccdbaDbad

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) AcbdaBDBadabDcb

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dacdbcabcbdda* 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAVER YEŞİLYER 890  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,064 285,620 2 366 366 4485 57073

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 3 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,67 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,00 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,78 3,77 3,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,33 4,02 2,82

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,00 3,50 2,72

Fen 15 1 13 -3,33 -22 -0,33 4,70 4,29

Toplam: 75 18 55 -0,33 0 7,44 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BdccadcBcAaAdbc

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) acbadaCdbD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) d* DcdABdb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) dCbbacdaBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADbdccBaaadc

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) abbdacdba*cdaB 

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KOZGEÇEN 2054  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,084 285,620 1 126 126 1045 14861

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 3 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 1,67 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,00 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 1,78 3,77 3,65

İngilizce 10 5 4 3,67 37 0,33 4,02 2,82

Matematik 15 9 4 7,67 51 2,00 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 -0,33 4,70 4,29

Toplam: 75 45 26 36,33 48 7,44 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADbbaBbdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBAaABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDcDDAb Cc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACdDD Cacd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) Cbc aACBcBDC BA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) cCDAbDBCaDcAaBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NECDET BİLİCİ 2000  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,930 285,620 3 394 394 4914 62011

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 3 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 1,67 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,00 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,78 3,77 3,65

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,33 4,02 2,82

Matematik 15 0 14 -4,67 -31 2,00 3,50 2,72

Fen 15 0 14 -4,67 -31 -0,33 4,70 4,29

Toplam: 75 8 65 -13,67 -18 7,44 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aAdDabdacddbdba

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) adABbaadab

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) bbdaDdAddD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) Aabcabdcda

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT)  cadbcddadbbdab

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) adcddaaadacbad 

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HMETE U E K *KIZ IN 772  K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,054 285,620 1 373 373 4658 59045

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 1 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 -2,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 3,77 3,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 4,02 2,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,67 3,50 2,72

Fen 15 1 14 -3,67 -24 -3,67 4,70 4,29

Toplam: 75 20 55 1,67 2 1,67 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dbcacdadabcbBaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) aBcabdCcda

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aaBDcAABCD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) cbAccAddBa

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) abaADcCaDabbCab

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) aCabacdddacbaab

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YAĞCI 753 6

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,431 285,620 1 30 30 161 2751

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 2 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,66 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,34 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,00 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,50 4,02 2,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,00 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 5,66 4,70 4,29

Toplam: 75 65 10 61,67 82 34,17 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBbDBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABdCDcDBCAacbAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAcDBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİSALİM DÜLKERİM 2 6

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,277 285,620 2 321 321 3798 48507

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 2 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,66 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,34 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,00 3,77 3,65

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 4,50 4,02 2,82

Matematik 15 4 7 1,67 11 5,00 3,50 2,72

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,66 4,70 4,29

Toplam: 75 22 46 6,67 9 34,17 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAcDbadBDbcAdaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABdcdACa

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) bcdDbAdcbb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG)   cacbd Bd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADbbdb a   daA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) adacdcBbBacbdcC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BERRA AYÇİÇEK 30 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
485,728 285,620 1 2 2 9 123

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,57 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 73 2 72,33 96 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBbDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCADADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADaCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALBAYRAK 333 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,522 285,620 8 27 27 144 2440

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 2 11,33 76 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 2 11,33 76 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 62 11 58,33 78 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBdBCACc

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDaAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDbCBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADAD CBcBDCdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBC DbcBBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK UZUNGÜN 40 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,478 285,620 21 103 103 752 11286

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 9,57 3,50 2,72

Fen 15 7 6 5,00 33 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 49 24 41,00 55 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBAabDBaCDDdAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) aCdCdbBcdD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DbBAADDdDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBbADbACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCcDA*bC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBdAbDddBDCd  D

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE EMİR BAYER 1521 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,855 285,620 28 152 152 1348 18397

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 9,57 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 45 30 35,00 47 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCdABcDBdacDAbd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbBAAcDaDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) cBaCbDDAac

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcBCbDAcca

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dacbAbBCabCccCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇINAR 41 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,703 285,620 12 48 48 271 4287

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 2 9,33 62 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 60 12 56,00 75 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBADBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAaDaDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCaDBcBC DA  C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAbaBCBDCADbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE MERCANOĞLU 43 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
473,728 285,620 2 4 4 16 418

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,57 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 69 6 67,00 89 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbBABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBDBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBbAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ŞENTÜRK 48 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,853 285,620 29 153 153 1349 18398

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 5 3 4,00 40 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 5 5 3,33 22 9,57 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 43 23 35,33 47 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cCBdB cBBCDDAcc

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) bCACBABbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDaDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BcBCAacA  

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BdCDBcBb  bb  

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBdAcDdbBDCADb 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SARUÇ 50 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,665 285,620 18 79 79 523 8190

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 2 11,33 76 9,57 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 52 21 45,00 60 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbCBBcABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BcBabCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aDdDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAaDACaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C aADcCBDBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbadCDBdBDbAdcd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSAFİYE AKSU 49 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,762 285,620 19 81 81 547 8485

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 4 2,67 18 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 7 0 7,00 70 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 14 1 13,67 91 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 2 11,33 76 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 49 9 46,00 61 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aAbDabBB       

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) C   aA B b

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACA D  BBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBDBDCbBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCabCDBCBDAABB 

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR AL GÜVEN 286 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,478 285,620 22 107 107 832 12347

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 9,57 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 51 23 43,33 58 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dcADDCaBDbaABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DdcBdBCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDdDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbaADcbBaBbCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) D DdCDBddDbAdBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA* IŞIK 353 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,633 285,620 17 72 72 480 7649

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 11 3 10,00 67 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 54 20 47,33 63 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCadBAcBBabDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAaBcBcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAcDDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) aBBCcDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDB BCcDAacC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAbDBdBDCAabD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KIZILASLAN 89 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,020 285,620 14 62 62 376 6019

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 57 15 52,00 69 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBABcDBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCaBaBa bAc C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAcDaCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FARUKCAN KIRNAPCI 57 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,873 285,620 20 93 93 673 10288

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 3 7,00 47 9,57 3,50 2,72

Fen 15 7 6 5,00 33 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 51 14 46,33 62 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADDCBBcABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN)  D DDAA Cc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAbDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C  AD CBcBDadB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) aCDcbDBC  bcdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİHR KARADENİZ 59 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,926 285,620 25 115 115 935 13552

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 5 6,33 42 9,57 3,50 2,72

Fen 15 10 4 8,67 58 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 47 21 40,00 53 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADcbaBD BdB D

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcaABC Cb

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACA DcCBBc

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DdD CacBaCCBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBb cbABBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ECE ATILGAN 61 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,461 285,620 15 65 65 416 6738

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 9,57 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 54 18 48,00 64 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbbBBcABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBcBabCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDdDDAAB c

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C aADcCBDBDCCB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) cCDACDBdBDbAacC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE ERİK 55 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,067 285,620 9 31 31 167 2861

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 11 1 10,67 71 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 64 8 61,33 82 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAAcDCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C  AD CBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDBCBabAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇOLAK 64 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,279 285,620 26 136 136 1191 16612

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 9,57 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 47 28 37,67 50 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBdcAbBaCbDAdB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DdACddBdaD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBdADDaDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABbCaBcaCcbADbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CddAbDBCdDCADbb

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ERTÜRK  Z 66 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,910 285,620 27 143 143 1233 17102

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 4 8,67 58 9,57 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 45 29 35,33 47 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dbADbCaBDcBcBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbBdBCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDaDcAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdADDcCaBc

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) a cADdCBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCccCbaCBbAbcad

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA T TURAN 34 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,212 285,620 13 60 60 368 5887

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 1 11,67 78 9,57 3,50 2,72

Fen 15 9 5 7,33 49 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 56 16 50,67 68 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBCbDbAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABddD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbBAADDdDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCcDA  C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) daBAbD dBDdADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KUL 70 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,912 285,620 11 46 46 242 3972

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 11 3 10,00 67 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 61 13 56,67 76 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCcdBADBBCDDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBcADDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCbBcBbADA AC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBBAADBbcDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURATTEFE KAYAR 73 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,080 285,620 30 158 158 1390 18792

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 1 0 1,00 10 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 5 1 4,67 31 9,57 3,50 2,72

Fen 15 5 6 3,00 20 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 38 15 33,00 44 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBAaBaCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAAaDcDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) B         

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) AB CDB  a      

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dB bb  CBDb cCb

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TURNA 78 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,840 285,620 4 15 15 93 1674

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 2 11,33 76 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 64 10 60,67 81 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBADBB*DDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADbdDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCADADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAbDBdBDCAD D

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ÖZER 79 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,064 285,620 3 9 9 54 987

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 14 0 14,00 93 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 3 10,00 67 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 67 5 65,33 87 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCA BABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBbADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBC DADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN)  BdAcaBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER * DUMAN 83 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,020 285,620 10 38 38 209 3454

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 3 10,00 67 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 60 14 55,33 74 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbBABCACc

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aDcDDAABac

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBDBDCddA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBC DAAaaC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAKAYA 2324 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,933 285,620 7 26 26 137 2320

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 9,57 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 64 11 60,33 80 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBcABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDcAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADdCBcBDCdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDBCBDdAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM GÜLBÜZ 95 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,470 285,620 6 17 17 103 1812

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 65 10 61,67 82 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDdDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADAaBaBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBcbAdBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ FAKİÇ 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,662 285,620 5 16 16 94 1689

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 13 1 12,67 84 9,57 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 65 9 62,00 83 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBcBDCCB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDACDdCBbAAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM BAYAR 103 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,132 285,620 16 71 71 464 7426

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 4 6,67 44 9,57 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 56 16 50,67 68 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABAaBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCaAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCcDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDBc bAaAc C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAccdCBDCbDCa

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFF ZORLU 105 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,347 285,620 24 109 109 849 12552

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 3 8,00 53 9,57 3,50 2,72

Fen 15 10 3 9,00 60 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 46 21 39,00 52 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAbDDbBaDAadBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBdcABCACa

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN)  DaDDA  bc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AaADDAbBBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbDA  CccBDCCB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDdCBc A BC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SU ERDOĞAN 107 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,504 285,620 23 108 108 847 12527

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 9,57 3,50 2,72

Fen 15 8 5 6,33 42 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 49 19 42,67 57 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADabBBcABcBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDdA  c

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACaBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAcd  CacBDaCB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBb abb dC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA GÜNGÖR 1 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,473 285,620 31 192 192 1783 23521

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 31 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,33 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,01 4,02 2,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 9,57 3,50 2,72

Fen 15 6 8 3,33 22 8,23 4,70 4,29

Toplam: 75 43 29 33,33 44 49,63 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCddBcaBdbbDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAAbDcDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) aBBdADbACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cdbCaBc CAbA cC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) bBcAdaB BDabcaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ  * ŞİMŞEK 112 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,631 285,620 29 217 217 2197 28131

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 5,13 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 42 33 31,00 41 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAbDabBBcdBAcCc

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBccABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) dcb*bdCabdDabBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBCdcbcddd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ  L TAHMAZ 325 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,228 285,620 15 83 83 573 8824

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 6 2 5,33 36 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 2 10,33 69 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 51 11 47,33 63 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBcBAD BCDDAbc

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAB BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) c aAAbDBD 

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dBCC BDBb      

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBabADB BDCAD D

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 0 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR ÖZGÜR 114 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,737 285,620 17 88 88 630 9682

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,13 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 53 20 46,33 62 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBdBbDBBCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDaDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BcaCADDACd

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDccdb cAbAb

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAADddBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYZA Y TAŞ 118 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,196 285,620 11 57 57 347 5438

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,13 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 56 16 50,67 68 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDbBcBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBAdABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDbABbb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDcCaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CA  aACBcaaCCB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDAdDBaBDAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA * GÜLDOĞAN 119 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,039 285,620 23 160 160 1411 19012

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 8 6 6,00 40 5,13 3,50 2,72

Fen 15 6 8 3,33 22 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 44 29 34,33 46 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAbDbbaBDABABda

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) bDdDDAABbD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdAcDAdadd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) bADcbdC cBDCdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCbb DBbdbbAadC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK*AZİZ GÜMÜŞ 122 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,608 285,620 18 104 104 777 11618

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 5,13 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 51 23 43,33 58 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCdcBADBaCbDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBcADDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBcCADaAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cBbaaBcaCd AbbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAAaBbBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANER* UZUN 111 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,903 285,620 19 105 105 798 11917

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 51 24 43,00 57 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBAcBBCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAaDdDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) aBBCADDAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cBbaDacdCcbcaAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAbacCBDCADaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN* HARMAN 337 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,029 285,620 33 289 289 3294 41766

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 5,13 3,50 2,72

Fen 15 8 7 5,67 38 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 29 45 14,00 19 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dcbDabBdDbBdBbD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBdcABbddD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDdcbAA aD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAaDdCccd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) dbabadacaaabCab

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBCcbbbaBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELAA * Ç KIRBAŞ 24800 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,303 285,620 22 120 120 1010 14442

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 4 8 1,33 9 5,13 3,50 2,72

Fen 15 8 7 5,67 38 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 48 24 40,00 53 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BbADcCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBdBCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDcbaBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) bd ADdCccaDb  c

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) adDAaDBadDcAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * ÇAKAR 131 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,135 285,620 28 201 201 1965 25629

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 7 7 4,67 31 5,13 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 40 34 28,67 38 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) bCdABbcdBbaDbAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACdAdcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAdbDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) aBaCADDAaA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cBbdDdcBCbDAc C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) aadAbbaCBDCcDdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR SÜT 133 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,788 285,620 27 187 187 1743 22976

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 10 4 8,67 58 5,13 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 36 36 24,00 32 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADbd dDbadBCa

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) cdbBcdaACc

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDbAABac

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) dCAaDbaccd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbDA ACBcBDCbBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) cCDAaDBdcDbAB d

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN* VARLI 134 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,422 285,620 25 176 176 1611 21416

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 3 5 1,33 9 5,13 3,50 2,72

Fen 15 8 7 5,67 38 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 42 24 34,00 45 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dcADcbaBDdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDcDbAABac

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDAC Bd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) Cc c cCdc     A

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDAaDBbdDbAdBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN* AKKAYA 137 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,196 285,620 30 235 235 2326 29590

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 5,13 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 36 36 24,00 32 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdB cdabaDbdd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCdbB ccdD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) caBAdDbdDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) AdbCaBacCdbA cd

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBBAbDcCdDdADCc

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN BAYSAL 138 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,284 285,620 10 52 52 313 4893

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 8 6 6,00 40 5,13 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 58 13 53,67 72 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDbBBDAB BCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDB bAABbb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AbADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C cADAaacBaCdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) bbDACDBCBDAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ Ş GÜLER 155 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,435 285,620 26 182 182 1671 22077

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 5 8 2,33 16 5,13 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 41 31 30,67 41 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADabaBDbcdBaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcddBCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAcB c

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdAaDcCBBa

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) acaADbbdca C BA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCdDbddBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM Ö SENAN 159 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,917 285,620 20 110 110 855 12619

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 4 6 2,00 13 5,13 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 49 21 42,00 56 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBABADBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAddaD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAADDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) cBBCADDdCA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cBaa BcBCc d   

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAcccdBDCADCb

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 0 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA*ECİR MUTLU 170 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,549 285,620 12 58 58 356 5625

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,13 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 58 16 52,67 70 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABcDBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAaBABAaD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAADDBDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDAbA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dBdCDdcdCc AbcC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAADBdBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT * IŞIK 176 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,708 285,620 31 238 238 2384 30332

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,13 3,50 2,72

Fen 15 5 8 2,33 16 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 32 39 19,00 25 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADacbabAA*

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) abbCdAdbcb

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCcdAbccDb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaCADcdCA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCc ad cbbDdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaA Da cbbcadD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN BİLGİÇ 178 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,410 285,620 2 8 8 42 818

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,13 3,50 2,72

Fen 15 15 0 15,00 100 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 67 8 64,33 86 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABAbBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABdBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbBAdDDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcBCAaADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA AYEZİR 2153 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,773 285,620 5 25 25 133 2262

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 65 9 62,00 83 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAcBCD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DAaACBDBaCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdbACDBCBDcAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFACAN SÜT 182 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,653 285,620 32 272 272 3000 38302

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,13 3,50 2,72

Fen 15 5 10 1,67 11 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 31 44 16,33 22 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DaBcddDBaCDbAcd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBcdcBa

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DbBAbbDBcb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) ccBdADaAbc

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cdaacacdCAbADba

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) ddBAccBaBDbcada

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL  * KERKEZ 185 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,874 285,620 13 78 78 522 8156

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,13 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 53 21 46,00 61 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADcBCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) aCAbBddABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAAaD Dd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dBbCDBcBCAcAcdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBBAcDBbBDaADCc

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TAHA ESEN 192 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,415 285,620 9 43 43 238 3934

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,13 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 62 13 57,67 77 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbbaaDcBdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DdABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABdc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBcdDCbBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDAAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR * HOCAOĞLU 187 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,476 285,620 14 80 80 537 8376

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 4 9 1,00 7 5,13 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 56 17 50,33 67 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADDCaBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABAdbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABbD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbccaAbacaDCa  

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBCcDAAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ CEBBAR 222 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,602 285,620 21 117 117 981 14183

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 3 10,00 67 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 45 25 36,67 49 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAcDDCBd dBAaCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDcbAaab

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdAaDcadBc

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbcA Aa aaDCdB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBbAdaB 

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL* MERCANOĞLU 233 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
482,155 285,620 1 3 3 11 187

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 5,13 3,50 2,72

Fen 15 15 0 15,00 100 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 72 3 71,00 95 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBaCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCADADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA*NUR DURSUN 27 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,990 285,620 34 361 361 4456 56794

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 0 15 -5,00 -33 5,13 3,50 2,72

Fen 15 3 12 -1,00 -7 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 23 52 5,67 8 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBAdbDaabbDAdd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBAddca

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DbccdacBad

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBbdDDACd

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) baddbcacdbbbbcd

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBdbbcadcbbADac

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ELA ERDEM 242 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,562 285,620 8 37 37 196 3251

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 61 14 56,33 75 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABb

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBcADDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaacDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCaBDBCAaADbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAcDBCBDCAbdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FIRAT 2081 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,748 285,620 24 169 169 1530 20233

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,13 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 47 28 37,67 50 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAdaaCaBaABAaCa

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBdBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDcDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) abbbDACabBaCCBc

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DabAaDabBcbAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNK 396 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,633 285,620 6 28 28 147 2499

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,13 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 63 12 59,00 79 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBcBdDBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACddBABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBbADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCdDADbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAADBbBDCADdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA* YİĞİT 140 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,440 285,620 7 35 35 187 3171

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,13 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 63 9 60,00 80 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBcBADBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABbCaBD C DAb C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBBAADBbBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF* EŞİYOK 245 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,848 285,620 4 22 22 118 2050

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,13 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 63 11 59,33 79 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABA CD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABAdCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDcAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAaDACcBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAbAaACBDBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBbdDAAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BERBER 246 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,813 285,620 3 13 13 87 1551

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,13 3,50 2,72

Fen 15 12 2 11,33 76 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 66 6 64,00 85 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcB A AcAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAdDB BDCADCa

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YUNUSOĞLU 254 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,748 285,620 16 87 87 629 9681

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,22 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,02 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,63 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,11 4,02 2,82

Matematik 15 5 6 3,00 20 5,13 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 8,61 4,70 4,29

Toplam: 75 53 18 47,00 63 42,71 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABAacBbDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCdCBddbcD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dddCDBcaa  AD  

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) bcdAADBCBDCADbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN Ç KILIÇ 20 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,702 285,620 4 12 12 75 1365

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 12 2 11,33 76 6,67 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 67 7 64,67 86 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBcABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CdDAD CBDBDaCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDAAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ  * GÜZLEKAYA 257 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,806 285,620 14 53 53 317 4944

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,67 3,50 2,72

Fen 15 14 0 14,00 93 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 57 16 51,67 69 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBABADaBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABdBa

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBbAcDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBcCADcAC 

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABbCDBcaCbadDcC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADB BDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR YILMAZ 258 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,084 285,620 33 210 210 2104 27230

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 6,67 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 35 40 21,67 29 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADaCBBDcBABCb

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DcABcBCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDdabAbcCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) dadaacCBBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) adcdDcCcbaabCBb

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDcCDcaaDAbdad

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM CEBECİ 259 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,273 285,620 34 213 213 2126 27433

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 6,67 3,50 2,72

Fen 15 5 10 1,67 11 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 36 39 23,00 31 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABAcBBCDDdAa

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAdBAdcaD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bdBAAcDacC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) daBCdDaAbc

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCdbBcaadcbbcd

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) bcdbAaBdBcdAcaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM TOKSÖZ 264 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,643 285,620 25 137 137 1201 16736

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 4 8 1,33 9 6,67 3,50 2,72

Fen 15 7 7 4,67 31 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 45 22 37,67 50 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADDCBBD B BCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBcBCAC 

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aDBDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADD CaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CdbA da adab BA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DacACDdC DbAddd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KAHRAMAN 334 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,871 285,620 12 47 47 244 3975

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,67 3,50 2,72

Fen 15 11 2 10,33 69 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 58 9 55,00 73 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAB BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCaA   BDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCbDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABbCDBc CAcA AC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CB AbDB BDCbDCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHANGİR ÇELİK 262 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,213 285,620 6 21 21 115 2024

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,67 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 65 10 61,67 82 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDcCBBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbDAadCBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDBCBDAAdBb

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNEO RDA 263 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,592 285,620 21 100 100 740 11119

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 8 3 7,00 47 6,67 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABAbBaCDDAbB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAaDBDb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCcD ACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCbDBcBC DAb  

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) ddaAdDBbBaaADbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE  O YILMAZ 267 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,568 285,620 2 5 5 20 491

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 12 1 11,67 78 6,67 3,50 2,72

Fen 15 15 0 15,00 100 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 70 3 69,00 92 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADDCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DAD CBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİ FURKAN GÖKER 272 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,451 285,620 8 29 29 156 2673

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 8 2 7,33 49 6,67 3,50 2,72

Fen 15 13 1 12,67 84 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 62 4 60,67 81 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBAB DBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAB BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) c BAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCdDBDBC D c  

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADBCBDbADC 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * ÖZKAN 273 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,337 285,620 10 36 36 189 3180

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 8 4 6,67 44 6,67 3,50 2,72

Fen 15 13 1 12,67 84 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 62 8 59,33 79 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cCBABADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBcADD DC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  cbCDBc C DADbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAAD CBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAAN ÇALI KAN 101 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,148 285,620 15 67 67 439 7039

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 58 15 53,00 71 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBAbBBCDaAbB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABaCDBc aA AcAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBaAAcBCBDCcDbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞENOL 279 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,533 285,620 27 149 149 1307 18013

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 7 6 5,00 33 6,67 3,50 2,72

Fen 15 7 6 5,00 33 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 43 27 34,00 45 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCddBADdaCDDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAdBAabcD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bCBAAcDdbC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBdCdDDA A

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dBCCbBaaCbDb A 

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) bB cdc bBDCADaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES B KILAVUZ 282 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,528 285,620 30 178 178 1632 21598

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 1 3 0,00 0 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 5 4 3,67 24 6,67 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 37 25 28,67 38 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DaBdBADBaCcDdAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcd 

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAcDBDb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) daBa      

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCD cdd     d

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) ddBAAbaCBDbAbdc

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YENİCE 525 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,554 285,620 18 90 90 651 10001

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADDCBBD BABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DB BABCcCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) C cDDAAaCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADbbCBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C bAa bBcdDbdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) adDACDBCdcbABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AKPI AR 288 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,194 285,620 32 199 199 1919 25115

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 6,67 3,50 2,72

Fen 15 5 8 2,33 16 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 38 29 28,33 38 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADbCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) aBbBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDdDDbbBCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AaAaD C Bd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT)  Ac*bda cc  Cac

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN)  CaA acdBDAcadb

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAA KANTAR 289 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,204 285,620 16 68 68 447 7157

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 6,67 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 56 15 51,00 68 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DaBABdDBBd DAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBcBcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCdDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcBCbD D C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) ddaA DaCaDCADbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ KAYA 291 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
493,603 285,620 1 1 1 3 29

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 6,67 3,50 2,72

Fen 15 15 0 15,00 100 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 73 2 72,33 96 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDb

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBCADADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM BEŞE 292 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,661 285,620 13 51 51 306 4749

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 60 13 55,67 74 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBcDBaCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABcBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBAADDaDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCAcDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDBcBCADAa C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAAcddBDCADdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GÜNGÖRDÜ 299 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,628 285,620 19 96 96 701 10635

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 9 5 7,33 49 6,67 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 53 21 46,00 61 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCadDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACc

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDbAAaCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADA dCcaBDCbBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) aaDACDBbdDcbaBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÜÇÜK 303 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,198 285,620 24 114 114 929 13481

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 3 5 1,33 13 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 5 6 3,00 20 6,67 3,50 2,72

Fen 15 9 5 7,33 49 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 45 23 37,33 50 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADDCBBDABcBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcdABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aDBDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG)  bADDbadc 

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT)  bacDcCacBDC   

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDA DdCdDbcBBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCA 323 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,958 285,620 28 159 159 1395 18813

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 6,67 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 46 26 37,33 50 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdB bBabDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAbDcad

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) AB b BcdbADcbAd

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CddAbcdbBDbcDaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞAŞMAZ 305 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,358 285,620 11 44 44 239 3938

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 10 4 8,67 58 6,67 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 61 13 56,67 76 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADDCaBDdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABaACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAbBCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) dCADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C bAaACBcBDCCBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDAAcBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ALKAN 30800 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,519 285,620 23 113 113 916 13233

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 5 8 2,33 16 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 47 26 38,33 51 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADDCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcdABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDcDDbbBCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAaDACaBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C bd daccBDCaBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdaACDBCdaAABBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA  ECE YAZAR 311 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,621 285,620 20 98 98 723 10957

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 7 4 5,67 38 6,67 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 51 18 45,00 60 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBcDBBbDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABdBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBbAD dDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCdDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDdcB  cAa C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBcAAcd BDdbDaD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YASE R ŞEN 346 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,116 285,620 22 101 101 744 11181

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,67 3,50 2,72

Fen 15 9 4 7,67 51 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBAB b*aCaDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bdBAdaDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBaCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCbBccCbD DAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN)  BaAAb CcDCADdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BEKDAŞ 255 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,903 285,620 7 24 24 132 2253

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,67 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 66 9 63,00 84 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBdBADBcdDDAAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBbADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcBCAaADAC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAADBbBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN VELİ UZUN 315 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,263 285,620 17 76 76 498 7819

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 6 8 3,33 22 6,67 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 55 17 49,33 66 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBcDBaCbDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAB BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbBAAcDdDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCAD ACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCbDBcaCbabacC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAADBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHZMERT DUMAN 318 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,951 285,620 29 164 164 1455 19474

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,67 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 45 30 35,00 47 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADbbaBacBcBbD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbcABCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDdDbAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAcDbCBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAcAaAaBcBDCbBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) caDcCDcCBccAadd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA KIRVELİ 298 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
468,199 285,620 3 6 6 32 626

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,67 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 70 5 68,33 91 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADAcACBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDACDBCBDAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT* YILMAZ 320 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,836 285,620 9 34 34 181 3048

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 11 3 10,00 67 6,67 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 63 11 59,33 79 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBcBADBdCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAaBdBABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBadbADAD C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAbDBCBDCcDCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTDANIL DALYAN 2088 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,760 285,620 5 19 19 106 1857

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 14 1 13,67 91 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 66 9 63,00 84 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABcBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABaACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADADACBDcDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBbBacAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFO KÜÇÜKYAYLA 321 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,497 285,620 26 139 139 1209 16770

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 3 5 1,33 9 6,67 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 44 24 36,00 48 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DbBABAccBCDDAdB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bbaAAcDacd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) cBaCADDACd

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)    CDBa ac  b a

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBdAADdCdDaADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA* ÖZDEN 322 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,881 285,620 31 184 184 1704 22459

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 34 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 11,11 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,98 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,99 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,56 4,02 2,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 6,67 3,50 2,72

Fen 15 9 6 7,00 47 8,48 4,70 4,29

Toplam: 75 40 34 28,67 38 47,78 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADbCBaDcBdBCc

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) adAddBbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) aDBbabABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AaADDdCaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbcAD CdcabbdBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDAbDBCdbbcBBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR KATIRCI 324 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,115 285,620 9 45 45 241 3958

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,20 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 60 13 55,67 74 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBABADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbdABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBAADDBDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBBCADcACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  B aDBcdCAcAcbC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAADBCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KAYIŞ 328 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,126 285,620 27 244 244 2530 31983

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 5 6 3,00 20 5,20 3,50 2,72

Fen 15 7 7 4,67 31 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 29 32 18,33 24 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cAADbCddcb  B D

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) D  dAd dCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dD abcAB c

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AaAaDAac a

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) acDA  CBcdDb c 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDA bBCacbAaBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AYŞE KARTAL 330 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,462 285,620 33 382 382 4761 60159

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 0 12 -4,00 -27 5,20 3,50 2,72

Fen 15 3 10 -0,33 -2 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 16 53 -1,67 -2 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aAbaDbadDddAc a

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBddAcacab

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) bcabDAbadD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AdcbDdacBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) abbdabd adb  db

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN)  a cbDcbBcbAdaa

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR ÇİFTCİLER 331 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,252 285,620 13 66 66 438 7024

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,20 3,50 2,72

Fen 15 10 5 8,33 56 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 56 17 50,33 67 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCaBDcBdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACAbDACBcc

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DADAaccBD CBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDbCDBbBDcAaBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU 332 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,827 285,620 32 297 297 3425 43578

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 8 0,33 2 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 1 8 -1,67 -11 5,20 3,50 2,72

Fen 15 7 6 5,00 33 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 25 32 14,33 19 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) abaAB cB bc b c

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAC Ac BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) bacA b a d

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dc CADDACd

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) b ab  c C b acb

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dd bcDBCcDCADd 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT* TÜKEL 120 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,054 285,620 14 69 69 448 7178

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 53 20 46,33 62 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABbaBabDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBbBdBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) aaBAAcDBDd

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBdCbbcACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDBccC DADdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBdAcDBCBDbADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SONGÜL 313 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,787 285,620 23 154 154 1350 18416

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 0 7,00 70 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,20 3,50 2,72

Fen 15 4 7 1,67 11 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 42 19 35,67 48 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) cdBAB DcBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DC  BA ABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) c BcAD c a

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDBcaC bcc C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CddAb dd D cDd 

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HEPKOŞAR 340 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,296 285,620 21 146 146 1290 17847

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,20 3,50 2,72

Fen 15 6 7 3,67 24 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 42 23 34,33 46 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdB cdBbDDA B

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAbBAB dD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DaBAA aBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBad DDAaA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  B CaaDBC aADdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) C BAbad cDdbDdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIRIM 1570 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,457 285,620 2 11 11 70 1288

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 68 7 65,67 88 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CbBDDAABCD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CcaADcCBDBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCdacABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİS ASLAN 522 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,185 285,620 19 121 121 1014 14463

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,20 3,50 2,72

Fen 15 8 6 6,00 40 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 45 20 38,33 51 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbdBBD B B D

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbBABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dD DDAABCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) dCA DA aBd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) a DbD CBDaDadB 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDaaBbdA Bd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSAŞ BAYIR 394 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,146 285,620 28 250 250 2681 34041

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 4 8 1,33 9 5,20 3,50 2,72

Fen 15 7 8 4,33 29 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 31 37 18,67 25 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DaBAB aaaC Dbba

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) bCAdBcBddb

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) b BAd aBaC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBaCAaDAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) bBbbDccaC   bdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAcbBdabCADbc

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÇOLAK 352 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,159 285,620 20 142 142 1229 17043

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 4 1 3,67 24 5,20 3,50 2,72

Fen 15 6 5 4,33 29 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 43 13 38,67 52 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdB bBaCDDdAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAAD B d

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBB  DDAdA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) bBCC       A   

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAb    bCADba

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA VARLI 387 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,230 285,620 15 73 73 485 7703

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 1 8,67 58 5,20 3,50 2,72

Fen 15 9 4 7,67 51 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 53 15 48,00 64 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABbcdD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbdAdCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAbBbD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DAD C cBDCC  

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDB  cdABBa

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YİĞİT 357 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,070 285,620 4 18 18 104 1845

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,20 3,50 2,72

Fen 15 14 1 13,67 91 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 65 10 61,67 82 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABdBCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) bBcBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAbADACBccDCdBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDcABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ABİK 359 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,227 285,620 30 270 270 2962 37782

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 5,20 3,50 2,72

Fen 15 4 9 1,00 7 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 30 32 19,33 26 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCdbB ccBabDAAc

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DC CcdBb  

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) D  b D B d

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) cab  BcaddbAbdC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CdcAcDc  abdbCa

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA BOZDEMİR 2136 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,767 285,620 17 91 91 662 10142

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 2 0 2,00 13 5,20 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 47 9 44,00 59 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADbCBBD BABCa

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) abc     bD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACdBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CA             

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDcAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUNEEMRE ÇETİN 360 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,727 285,620 10 49 49 275 4354

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,20 3,50 2,72

Fen 15 10 3 9,00 60 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 59 8 56,33 75 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBAB DBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBAB BD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCB ADDBD 

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBcab DAc C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBBAbDB BDCAD a

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜLER 139 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,898 285,620 6 39 39 210 3461

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,20 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 62 13 57,67 77 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADaCaBDcBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBcBABdACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAcBCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CADAaACBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDAbDBaBDAAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SAYLIK 362 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,988 285,620 16 84 84 583 9043

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,20 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDbBBcABABaD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) bBcBAdCbCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDcAbBCc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AaADDACaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C DAD C caDb B 

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDACDBbdDAABBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLHANMCAN ÇOBANCIK 364 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,232 285,620 11 50 50 279 4408

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 2 8,33 56 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 1 11,67 78 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 59 9 56,00 75 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBAbBBCcDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABdBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCaAADDBD 

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) dBCCDBc C  AD C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CB A DBCBDCADbD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 0 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL   H KAHRAMAN 366 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,637 285,620 29 259 259 2841 36069

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 5,20 3,50 2,72

Fen 15 8 7 5,67 38 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 33 42 19,00 25 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) aCBABADBabacbAd

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCAdBAabdc

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cbcdAcbcDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBdCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) bcbababcdccAcdb

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) dBaAdDBCaaCAcdD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETHAN KARA 368 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,692 285,620 18 94 94 675 10313

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,20 3,50 2,72

Fen 15 8 5 6,33 42 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 51 19 44,67 60 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDABbBdD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbBAcCdCD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAbBbD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDbCBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C a DAC cBbCCab

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) cCDACDd dc bBBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇCELAL ÇELİK 67 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
466,650 285,620 1 7 7 37 679

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,20 3,50 2,72

Fen 15 15 0 15,00 100 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 68 6 66,00 88 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDCBBDdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBAB BCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDcDDAABdc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CAaADACBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCBDAABBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KABA 370 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,489 285,620 25 212 212 2121 27383

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,20 3,50 2,72

Fen 15 5 10 1,67 11 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 36 38 23,33 31 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADbbBBDdBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBbadcbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDdbDAcBCa

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) * AcDACaaB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) acbbbACaaBaCdBc

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCcdbbcaBaAcadC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ KESKİN 371 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,369 285,620 12 55 55 326 5097

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 57 15 52,00 69 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDbBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABbACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDcDDAABbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) AbADDACaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C bAD dac DCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DCDACDBCdDcAdBC

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞEREF 372 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,563 285,620 7 40 40 214 3493

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 1 9,67 64 5,20 3,50 2,72

Fen 15 13 2 12,33 82 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 60 9 57,00 76 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBADBBb DAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBdBbBD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBD 

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDAbA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BC DBcBC DAD C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAcDBbBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR YAŞAR 375 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,354 285,620 26 230 230 2276 29001

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,20 3,50 2,72

Fen 15 5 10 1,67 11 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 35 40 21,67 29 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAbDDCccacBABCa

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBccAdbACa

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) accabdcBbc

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDAbBBa

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) CbaAbdCdbBbCbBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaaACbdCdcdcdBb

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE DERE 376 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,062 285,620 22 147 147 1295 17895

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 3 7 0,67 4 5,20 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 43 27 34,00 45 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADcbBBcbBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABAcCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDdDcAcBab

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) caAbDbCaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C Dca dac   aBd

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DbDACDBCBacABBb

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEHATTİN YİĞİTGULER 378 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,659 285,620 31 295 295 3403 43280

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,20 3,50 2,72

Fen 15 6 9 3,00 20 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 26 49 9,67 13 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABcaBababAdB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACabaAca

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cadAdacaDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) dcBacccACb

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ddbaDdbaCdbccdd

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) daaAbDBCacbbDCa

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SETEN* TOPAL 90 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,167 285,620 24 168 168 1520 20131

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 4 7 1,67 11 5,20 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 41 26 32,33 43 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAADcbaBaABdBbD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) aBbBAB ACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dD DaA  Ca

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACdDDbCaBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT)   cAaACc Babd c

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DdDACDBdBDAAdBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM AYVAZ 379 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,584 285,620 3 14 14 89 1563

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 67 7 64,67 86 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBABADBBbDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) DCBAADDBDC

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCdDDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT) ABCCDBDBC DAacC

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBBAcadCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SALCI 520 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,604 285,620 5 33 33 178 2992

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 9 2 8,33 56 5,20 3,50 2,72

Fen 15 12 3 11,00 73 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 63 8 60,33 80 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) DCBdBADBBCDDAAB

Cevap Anh. A DCBABADBBCDDAAB

Sözel (TAR) DCACBABABD

Cevap Anh. A DCACBABABD

Sözel (DİN) cCBAADDBDa

Cevap Anh. A DCBAADDBDC

Sözel (İNG) BBBCADDACA

Cevap Anh. A BBBCADDACA

Sayısal (MAT)  BCCDBc CAD b C

Cevap Anh. A ABCCDBDBCADADAC

Sayısal (FEN) CBaAcDcCBDCADCD

Cevap Anh. A CBBAADBCBDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 385 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,911 285,620 8 42 42 235 3880

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 33 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,52 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,72 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,58 3,77 3,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,01 4,02 2,82

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,20 3,50 2,72

Fen 15 11 4 9,67 64 7,75 4,70 4,29

Toplam: 75 62 11 58,33 78 40,77 27,51 23,68

Sözel (TÜR) BAADDdBBDbBABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBABABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) dDBDDAABCb

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) ACADDACBBB

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) C cAa CBcBDCCBA

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) aCDACDBdBcAABBd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 1 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BALIM 771 6E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,792 285,620 11 111 111 862 12647

Puanı Hesaplanan: 394 394 4914 62012

Katılımlar: 37 401 401 5021 62317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,61 6,48 5,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,94 5,04 4,52

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 3,84 3,77 3,65

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,91 4,02 2,82

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,50 3,50 2,72

Fen 15 8 7 5,67 38 5,84 4,70 4,29

Toplam: 75 50 21 43,00 57 31,64 27,51 23,68

Sözel (TÜR) dAdD CBBDABABCD

Cevap Anh. B BAADDCBBDABABCD

Sözel (TAR) DBdBABCACD

Cevap Anh. B DBABABCACD

Sözel (DİN) CDBDDAA CD

Cevap Anh. B CDBDDAABCD

Sözel (İNG) cCADDcC Bd

Cevap Anh. B ACADDACBBB

Sayısal (MAT) dAacDdaccBDCd A

Cevap Anh. B CADADACBDBDCCBA

Sayısal (FEN) DaDACDcCdDbAddd

Cevap Anh. B DCDACDBCBDAABBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 1 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Kıkırdak dokunun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Karaciğerin sindirimdeki görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sindirilen besinlerin kana nasıl geçtiğini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Eklemleri hareket yeteneklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
