
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

1 402 BİLAL* ÇOLAK 5E 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 70 5 68,34 476,315 1 1 1 1 47
% 0,08

2 441 YAĞIZ*BERK KARAKAŞ5L 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,66 446,231 1 2 2 11 406
% 0,65

3 667 ZEYNEP ÖZDEMİR 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 66 9 63,00 443,960 1 3 3 15 457
% 0,73

4 444 ZEYNEP RAVZA KARA 5D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 58,99 436,293 2 4 4 22 635
% 1,01

5 1500 MERT TAHA BERGE 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 10 5 8,33 63 11 59,34 429,523 1 5 5 27 824
% 1,32

6 610 AYCANR ŞİRİN 5D 13 1 12,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 13 2 12,33 62 11 58,33 427,222 3 6 6 30 911
% 1,45

7 537 ERVA * PINARBAŞI 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 64 11 60,34 425,694 1 7 7 33 966
% 1,54

8 1220 SALİH EREN ŞANLIYURT5C 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 59 15 54,00 412,572 1 8 8 57 1537
% 2,45

9 633 EMRE GÖKDE MİR 5D 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 58 17 52,33 407,107 4 9 9 74 1796
% 2,87

10 774 YUSUF ÖZEN 5C 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 13 0 13,00 58 8 55,33 406,863 2 10 10 77 1808
% 2,89

11 501 MERT ÇALIK 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 5 5,33 12 3 11,00 60 12 56,00 406,560 2 11 11 79 1826
% 2,92

12 899 BAHADIR ETLEÇ 5B 12 3 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 11 4 9,67 59 16 53,67 403,205 2 12 12 88 2000
% 3,19

13 502 NEHİR ORHAN 5A 13 2 12,33 7 2 6,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 3 11,00 58 15 53,00 401,711 3 13 13 94 2098
% 3,35

14 477 ENSAR KORKMAZ 5C 11 4 9,67 4 4 2,67 8 2 7,33 7 0 7,00 11 3 10,00 12 2 11,33 53 15 48,00 397,210 3 14 14 115 2373
% 3,79

15 494 ELİF EYLÜL BAŞARAN 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 12 3 11,00 9 6 7,00 58 16 52,67 396,403 4 15 15 117 2429
% 3,88

16 513 YUSUF AKY L 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 56 19 49,67 392,992 5 16 16 130 2649
% 4,23

17 770 ARAS BAKİOĞLU 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 56 17 50,33 392,690 4 17 17 131 2669
% 4,26

18 553 YEKTA* CAN 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 5 10 1,67 12 3 11,00 58 16 52,68 391,782 3 18 18 136 2735
% 4,37

19 22 ECE BERAY IŞIK 5M 13 2 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 10 5 8,33 57 18 51,00 389,510 1 19 19 146 2892
% 4,62

20 533 DOĞA * KIR 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 56 19 49,66 389,368 4 20 20 149 2912
% 4,65

21 586 MİKAİL AKIN 5C 13 1 12,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 0 9,00 8 4 6,67 11 4 9,67 53 16 47,68 389,100 5 21 21 151 2931
% 4,68

22 158 BUĞLEM YÜCEL 5M 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 12 3 11,00 56 19 49,68 385,303 2 22 22 158 3213
% 5,13

23 779 ZEYNEP ÖZTÜRK 5C 13 2 12,33 7 1 6,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 3 7,00 8 5 6,33 54 12 50,00 384,588 6 23 23 159 3272
% 5,22

24 805 BERAT GÜZLEKAYA 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 12 3 11,00 12 3 11,00 53 22 45,67 383,973 5 24 24 164 3330
% 5,32

25 743 ÇINAR ASLA N KORKMAZ5A 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 10 5 8,33 56 18 50,00 383,017 6 25 25 167 3396
% 5,42

26 780 ZEYNEP İLGÜN 5A 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 9 1,00 11 4 9,67 55 18 49,00 382,433 7 26 26 171 3437
% 5,49

27 550 TUNA * KURTULUŞ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 53 22 45,67 381,221 6 27 27 174 3547
% 5,66

28 546 ÖMER EMİR YAZICI 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 11 4 9,67 10 5 8,33 53 22 45,67 380,875 7 28 28 175 3576
% 5,71

29 652 ÖYKÜ ZEHRA KALAYCIOĞL5D 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 12 3 11,00 55 15 50,00 378,606 5 29 29 187 3751
% 5,99

30 552 YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 5A 13 0 13,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 9 6 7,00 53 13 48,67 377,125 8 30 30 193 3881
% 6,20

31 1011 ŞEVVAL AK 5L 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 2 8,33 10 5 8,33 51 20 44,32 369,726 2 31 31 243 4564
% 7,29

32 661 SENA ŞENEL 5D 11 2 10,33 7 1 6,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 7 3,67 11 3 10,00 51 16 45,67 369,561 6 32 32 247 4586
% 7,32

33 708 MELİKE SALCI 5G 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 8 5 6,33 53 20 46,33 368,000 1 33 33 257 4735
% 7,56
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Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200
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34 432 ZEYNEP KORKMAZ 5K 12 2 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 8 5 6,33 51 14 46,33 367,443 1 34 34 260 4785
% 7,64

35 597 YAĞMUR ATEŞ 5C 10 4 8,67 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 7 3 6,00 11 4 9,67 48 17 42,34 364,461 7 35 35 280 5115
% 8,17

36 739 ARHAN* ERSOY 5B 13 2 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 8 7 5,67 51 24 43,01 363,208 8 36 36 291 5268
% 8,41

37 478 ALİ RIZA AKDAĞ 5A 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 10 4 8,67 49 18 43,00 362,987 9 37 37 292 5290
% 8,45

38 504 REYYAN GÜLER 5A 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 9 1,00 11 4 9,67 53 19 46,67 361,368 10 38 38 303 5458
% 8,72

39 487 CEMAL SANCAKLI 5A 11 3 10,00 8 2 7,33 5 3 4,00 8 1 7,67 6 7 3,67 11 4 9,67 49 20 42,34 359,392 11 39 39 323 5697
% 9,10

40 527 AZRA S EVCİ 5B 12 3 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 7 3,67 9 6 7,00 51 22 43,67 358,228 9 40 40 334 5831
% 9,31

41 11 SARYA OĞUZ 5H 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 5 8,33 50 20 43,33 356,424 1 41 41 350 6037
% 9,64

42 645 MİRAY* ARPA 5D 11 3 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 10 5 8,33 50 17 44,33 356,282 7 42 42 352 6062
% 9,68

43 556 MERT BOLAT 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 6 5,00 10 5 8,33 50 23 42,33 353,695 12 43 43 373 6351
% 10

44 588 ÖMER ATABEY 5C 10 4 8,67 4 5 2,33 8 2 7,33 6 3 5,00 6 6 4,00 12 3 11,00 46 23 38,33 353,230 8 44 44 375 6409
% 10

45 1136 MERVEVGÜLT EKİN 5I 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 50 25 41,67 351,146 1 45 45 393 6688
% 11

46 482 ASLI GİZEM YAZICI 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 45 22 37,66 350,369 13 46 46 401 6783
% 11

47 409 MEHMET SARICI 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 11 4 9,67 48 23 40,35 348,240 2 47 47 415 7048
% 11

48 626 EGE  İ BAĞLIBEL 5D 12 3 11,00 5 4 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 5 7,33 46 19 39,67 347,812 8 48 48 419 7116
% 11

49 615 EGE SONER 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 7 4,67 9 6 7,00 48 26 39,34 347,197 9 49 49 425 7211
% 12

50 603 YAVUZ TEKİN 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 1 5,67 3 0 3,00 8 7 5,67 47 13 42,68 346,116 9 50 50 435 7361
% 12

51 563 EYLÜL ER 5C 8 7 5,67 3 6 1,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 13 2 12,33 43 24 35,00 345,883 10 51 51 437 7389
% 12

52 698 AHMETYAVUZ ÖZCAN 5L 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,66 342,847 3 52 52 466 7817
% 12

53 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 10 5 8,33 47 28 37,66 342,714 10 53 53 468 7842
% 13

54 841 EMİR DEMİR 5A 9 4 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 6 6,00 47 20 40,35 340,338 14 54 54 501 8197
% 13

55 565 EYMEN B ESKİCİ 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 4 5,67 7 7 4,67 45 24 37,01 339,681 11 55 55 511 8302
% 13

56 545 NURAY ERVA ERDOĞAN5B 8 3 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 6 4,00 11 3 10,00 44 23 36,34 339,527 11 56 56 515 8333
% 13

57 608 ALİ EYMEN GÜLER 5D 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 9 6 7,00 46 27 36,99 338,786 10 57 57 524 8441
% 13

58 523 AHMET* TUNA 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 4 6,67 9 6 7,00 47 25 38,68 338,252 12 58 58 529 8511
% 14

59 326 EMİN * SERDA 5L 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 7 5,67 8 7 5,67 48 27 39,01 337,512 4 59 59 540 8633
% 14

60 355 ALTUĞ UĞUR 5K 9 6 7,00 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 10 5 8,33 46 29 36,33 336,109 2 60 60 548 8837
% 14

61 8 MEHMETAKİF ÇOBANOĞLU5I 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 10 1,67 10 5 8,33 46 29 36,34 334,968 3 61 61 563 9003
% 14

62 549 SUDE * ÖNGE 5B 10 5 8,33 9 0 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 5 9 2,00 48 19 41,66 334,698 13 62 62 565 9044
% 14

63 568 İREM U ÜNLÜ 5C 10 4 8,67 3 5 1,33 6 4 4,67 8 0 8,00 3 3 2,00 11 3 10,00 41 19 34,67 334,485 12 63 63 570 9083
% 15

64 405 AYBÜKE BARIŞ 5E 9 5 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 3 2,00 13 2 12,33 41 23 33,32 334,415 2 64 64 572 9097
% 15

65 738 ALPER* ÖZGÜR 5B 7 8 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 10 5 8,33 49 26 40,33 334,401 14 65 65 573 9098
% 15

66 485 BEYZANUR D EMİRTAŞ5A 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 10 5 8,33 45 22 37,67 333,684 15 66 66 584 9210
% 15
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67 209 EMİR MUTLU 5H 8 7 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 48 27 39,01 333,248 2 67 67 592 9282
% 15

68 636 ERVA DERİN DİNCELİR 5D 9 2 8,33 6 3 5,00 4 3 3,00 8 1 7,67 3 2 2,33 10 3 9,00 40 14 35,33 332,297 11 68 68 609 9432
% 15

69 630 EMİR TOPLU 5D 9 6 7,00 5 4 3,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 3 8,00 5 7 2,67 45 22 37,67 332,050 12 69 69 614 9481
% 15

70 528 ÇAHANVARAS ŞENGÖZ5B 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 47 27 37,99 331,385 15 70 70 619 9577
% 15

71 540 KAAN KÜÇÜKERDEM 5B 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 46 29 36,33 331,298 16 71 71 623 9592
% 15

72 519 ASYA B YILMAZ 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 6 9 3,00 46 25 37,67 330,934 17 72 72 627 9646
% 15

73 518 ECE RENGİN KAYABAŞI5A 11 3 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 3 4,00 7 8 4,33 43 23 35,33 330,039 16 73 73 635 9789
% 16

74 418 CEYLİN TEKİN 5C 7 7 4,67 8 0 8,00 8 1 7,67 4 6 2,00 5 2 4,33 10 3 9,00 42 19 35,67 329,608 13 74 74 642 9858
% 16

75 662 SERRAVSENA DOĞAN 5D 3 5 1,33 7 2 6,33 6 1 5,67 8 2 7,33 6 6 4,00 13 2 12,33 43 18 36,99 328,744 13 75 75 651 10002
% 16

76 679 ECRİN NAZ 5G 10 5 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 8 3,33 10 5 8,33 43 31 32,66 328,460 2 76 76 655 10052
% 16

77 547 RÜZGAR YANIK 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 9 6 7,00 43 22 35,66 327,336 18 77 77 668 10250
% 16

78 627 ELA ALADAĞ 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 5 8,33 43 27 34,00 326,915 14 78 78 675 10312
% 16

79 548 SU ÖYKÜ YÜCEL 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 7 4,67 45 24 37,00 326,685 19 79 79 678 10365
% 17

80 548 SAMİ ÇALIK 5C 10 4 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 9 5 7,33 40 22 32,67 326,503 14 80 80 684 10398
% 17

81 0 *E 5C 10 5 8,33 7 2 6,33 6 2 5,33 8 2 7,33 4 4 2,67 8 6 6,00 43 21 35,99 326,214 15 81 81 688 10451
% 17

82 541 KEREMO COŞKUNER 5B 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 7 8 4,33 46 29 36,34 326,082 20 82 82 690 10475
% 17

83 705 KAHRAMAN ULUKAYA 5M 9 5 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 7 3,67 7 7 4,67 45 26 36,34 323,383 3 83 83 735 10974
% 18

84 183 NURBANU ÇALIK 5C 9 2 8,33 6 1 5,67 6 2 5,33 1 1 0,67 8 2 7,33 4 2 3,33 34 10 30,66 323,287 16 84 84 737 11000
% 18

85 968 AHMET EMİR GEZER 5G 9 5 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 5 9 2,00 44 28 34,66 323,183 3 85 85 740 11018
% 18

86 497 EYMEN* 5A 9 6 7,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 6 4,00 7 8 4,33 46 26 37,33 322,805 17 86 86 746 11079
% 18

87 544 ANDAÇ FAKİÇ 5B 10 4 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 47 27 38,00 322,736 21 87 87 747 11089
% 18

88 571 MERT ARDA 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 4 2 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 7 5,67 42 24 34,00 322,398 17 88 88 758 11161
% 18

89 981 BEYZA* ÇAKIR 5E 9 4 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 6 9 3,00 45 27 36,01 321,899 3 89 89 770 11257
% 18

90 429 HAMZA ÖZDEMİR 5G 9 5 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 4 5,67 7 8 4,33 42 26 33,33 321,752 4 90 90 774 11291
% 18

91 510 BEREN GÜLER 5A 7 7 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 6 1 5,67 10 3 9,00 7 6 5,00 39 22 31,67 321,715 18 91 91 775 11301
% 18

92 361 DENİZN ALAKURT 5B 6 8 3,33 5 4 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 3 8,00 42 21 35,00 321,713 22 92 92 776 11303
% 18

93 599 YAĞMUR BAL 5C 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 6 5,00 8 7 5,67 44 29 34,33 321,645 18 93 93 778 11316
% 18

94 576 ENES CEVAHİR 5C 8 6 6,00 4 1 3,67 7 1 6,67 7 1 6,67 2 3 1,00 11 3 10,00 39 15 34,01 321,624 19 94 94 779 11320
% 18

95 481 EBRU AŞIKÇI 5C 7 7 4,67 6 2 5,33 8 0 8,00 6 4 4,67 4 3 3,00 10 4 8,67 41 20 34,34 320,985 20 95 95 789 11451
% 18

96 12 ELİF SARI 5G 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 1 3,67 9 6 7,00 41 21 34,01 320,677 5 96 96 792 11506
% 18

97 1094 ZEYNEP AÇAR 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 4 4 2,67 7 2 6,33 6 6 4,00 6 8 3,33 41 27 32,00 317,795 19 97 97 830 12034
% 19

98 93 ECEM T TOSUN 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 11 4 9,67 6 9 3,00 40 35 28,34 316,139 4 98 98 857 12366
% 20

99 1905 YUNUS EMRE İNAL 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 7 5 5,33 42 30 32,01 316,050 20 99 99 861 12385
% 20
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100 530 DAMLAA SERT 5B 9 6 7,00 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 5 1,33 8 6 6,00 43 23 35,33 316,005 23 100 100 862 12397
% 20

101 609 ARDA GİRAY BOZKURT5C 9 3 8,00 5 2 4,33 3 4 1,67 6 0 6,00 3 7 0,67 10 2 9,33 36 18 30,00 315,473 21 101 101 874 12517
% 20

102 1211 ZEHRA MAVİŞ 5H 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 40 30 30,01 315,438 3 102 102 875 12525
% 20

103 641 HASAN ÇETİN 5D 11 3 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 4 1,67 7 7 4,67 39 23 31,34 314,934 15 103 103 880 12627
% 20

104 560 ESMA NUR ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 2 5,33 3 3 2,00 9 4 7,67 37 25 28,67 314,010 22 104 104 896 12812
% 20

105 496 ERVA HAYAL GÜLER 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 8 7 5,67 45 24 37,01 313,512 24 105 105 908 12916
% 21

106 1248 ZÜMRA YILDIRIM 5G 9 3 8,00 6 2 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 6 3,00 7 6 5,00 39 24 31,00 313,475 6 106 106 910 12922
% 21

107 499 KAYRA ULUÖZ 5A 11 2 10,33 8 2 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 2 1 1,67 6 7 3,67 38 19 31,67 313,317 21 107 107 915 12952
% 21

108 660 SAMİRALİNO KONUŞKAN5D 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 9 3,00 41 33 30,01 311,300 16 108 108 950 13344
% 21

109 745 AHMET MERT AYTAÇ 5A 7 7 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 7 4,67 6 9 3,00 45 28 35,67 310,880 22 109 109 960 13425
% 21

110 0 HARUN* SANCAK 5M 8 7 5,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 9 6 7,00 43 26 34,34 310,432 4 110 110 971 13517
% 22

111 930 AZRA * SAĞLAM 5L 10 3 9,00 3 6 1,00 8 2 7,33 7 1 6,67 5 6 3,00 6 8 3,33 39 26 30,33 310,095 5 111 111 980 13583
% 22

112 506 EMİN *HMET KILIÇ 5G 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 42 33 31,00 309,450 7 112 112 991 13712
% 22

113 731 MEHMET URAL 5G 10 4 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 42 32 31,33 309,256 8 113 113 996 13752
% 22

114 358 ESLEM ÇETİN 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 7 8 4,33 41 34 29,67 309,217 5 114 114 997 13761
% 22

115 559 ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 2 2,33 6 8 3,33 40 24 31,99 308,361 25 115 115 1010 13929
% 22

116 753 MİA NUR BALCI 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 44 31 33,67 307,181 23 116 116 1034 14163
% 23

117 480 CEREN GÜNEŞ 5C 7 5 5,33 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 4 5 2,33 9 4 7,67 38 25 29,66 306,192 23 117 117 1047 14363
% 23

118 584 AYSİMA SERİN 5B 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 8 1,33 9 5 7,33 41 30 31,00 305,992 26 118 118 1051 14398
% 23

119 709 ASİL ALDİAB 5M 10 5 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 9 6 7,00 39 36 27,00 305,893 5 119 119 1053 14418
% 23

120 511 ZEHRA PINARBAŞI 5A 9 5 7,33 6 3 5,00 7 1 6,67 8 1 7,67 2 8 -0,67 8 5 6,33 40 23 32,33 305,582 24 120 120 1061 14492
% 23

121 424 ELİF AYDİLEK 5C 9 6 7,00 6 3 5,00 8 2 7,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 9 6 7,00 39 24 31,00 305,538 24 121 121 1062 14499
% 23

122 382 SİMA KASSAP 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 8 4,33 6 9 3,00 44 31 33,66 305,517 4 122 122 1063 14506
% 23

123 422 ECE AKBULUT 5C 4 4 2,67 2 2 1,33 6 1 5,67 6 1 5,67 4 2 3,33 10 1 9,67 32 11 28,34 304,909 25 123 123 1074 14621
% 23

124 241 ÖMER EM POYRAZ 5E 13 2 12,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 40 35 28,33 304,435 4 124 124 1084 14729
% 24

125 317 BAŞAK NUR UĞUR 5C 10 3 9,00 7 2 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 3 5 1,33 7 7 4,67 37 25 28,66 304,115 26 125 125 1094 14800
% 24

126 795 ESİL * KILIÇASLAN 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 8 1,33 6 9 3,00 42 30 31,99 302,990 27 126 126 1116 15044
% 24

127 567 FİRDEVS AKMAN 5C 11 2 10,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 1 7,67 7 7 4,67 35 21 28,00 302,655 27 127 127 1127 15123
% 24

128 713 NİGAR* VURA L 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 3 0,00 6 9 3,00 41 23 33,33 302,625 28 128 128 1128 15136
% 24

129 646 NİSA FATMA BİYANKÖKÜ5D 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 6 3,00 8 7 5,67 41 30 31,00 302,535 17 129 129 1130 15158
% 24

130 427 HİRA V ÇELİK 5F 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 8 6 6,00 39 22 31,67 301,979 1 130 130 1142 15295
% 24

131 969 MERYEM SAGI 5E 9 5 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 9 1,00 7 8 4,33 41 31 30,65 301,576 5 131 131 1150 15391
% 25

132 2 ELANUR ŞIK 5E 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 7 3,67 7 8 4,33 39 34 27,67 301,414 6 132 132 1157 15431
% 25
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

133 747 DENİZ EKİM 5C 11 4 9,67 4 4 2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 1 7 -1,33 9 5 7,33 36 29 26,34 300,095 28 133 133 1190 15748
% 25

134 445 SUDENAZ DOKUMAN 5I 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 7 4,67 5 10 1,67 40 34 28,67 299,546 6 134 134 1204 15867
% 25

135 160 KAAN ÜSTÜN 5I 9 5 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 9 3,00 6 8 3,33 39 33 27,99 299,205 7 135 135 1215 15948
% 25

136 489 ÇINAR ÇİÇEK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 37 32 26,34 298,754 25 136 136 1225 16057
% 26

137 392 EBRAR KUYU 5I 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 42 33 31,00 298,404 8 137 137 1237 16149
% 26

138 231 SEMİHTAHA KARAKUŞ 5F 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 6 9 3,00 39 35 27,34 298,151 2 138 138 1244 16204
% 26

139 476 BARAN TAŞOĞLU 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 7 3,67 7 8 4,33 39 34 27,67 297,810 9 139 139 1250 16289
% 26

140 507 SİNEM ŞENGÜN 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 8 4,33 40 30 30,00 297,554 26 140 140 1254 16358
% 26

141 726 BEGÜM HİRA NALÇA 5I 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 40 35 28,33 297,354 10 141 141 1261 16404
% 26

142 490 EYLÜL ASYA POLAT 5M 7 8 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 40 35 28,32 297,008 6 142 142 1266 16476
% 26

143 3 RIDVAN VARDAR 5E 5 6 3,00 2 7 -0,33 5 1 4,67 9 1 8,67 6 5 4,33 8 4 6,67 35 24 27,01 296,288 7 143 143 1278 16641
% 27

144 536 ELFİN*NİSA AŞÇI 5B 6 9 3,00 7 2 6,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 8 4,33 39 28 29,67 295,115 29 144 144 1301 16929
% 27

145 413 AYMİNA PALABIYIK 5M 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 10 0,67 5 7 2,67 36 35 24,35 294,938 7 145 145 1306 16973
% 27

146 395 AZRA BEREN AC R 5M 10 5 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 10 5 8,33 36 39 22,99 294,356 8 146 146 1316 17116
% 27

147 270 YARENB TOYGA 5F 9 4 7,67 4 4 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 8 5 6,33 35 25 26,67 294,042 3 147 147 1322 17189
% 27

148 512 NEHİR BACAKSIZ 5A 9 5 7,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 9 -1,00 8 7 5,67 38 30 28,00 293,841 27 148 148 1325 17234
% 28

149 505 SELEN SALKIÇ 5A 9 5 7,33 4 0 4,00 1 1 0,67 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 31 18 25,00 293,765 28 149 149 1327 17257
% 28

150 148 BER İLADA ŞAHİN 5L 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 8 4,33 5 9 2,00 38 36 26,00 293,212 6 150 150 1335 17387
% 28

151 184 ÇINAR* ERMİŞ 5L 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 7 4,67 6 8 3,33 37 36 25,00 292,890 7 151 151 1343 17483
% 28

152 16 MUSA O KUZU 5K 7 7 4,67 6 2 5,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 8 3,33 38 27 28,99 292,853 3 152 152 1344 17490
% 28

153 866 AHMETE YILM Z 5G 7 6 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 10 5 8,33 37 27 28,00 292,109 9 153 153 1352 17662
% 28

154 573 MİNA SU BİLİR 5C 9 5 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 0 9,00 1 4 -0,33 7 6 5,00 36 25 27,67 291,062 29 154 154 1380 17917
% 29

155 628 ELİF N ÇELİK 5D 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 4 11 0,33 39 34 27,66 290,421 18 155 155 1387 18058
% 29

156 529 CEYLİN ATEŞ 5D 9 6 7,00 4 5 2,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 9 0,00 9 6 7,00 35 34 23,66 290,224 19 156 156 1390 18104
% 29

157 657 ÇINARVALİ TİRYAKİ 5E 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 7 2,67 6 9 3,00 39 33 28,00 289,906 8 157 157 1399 18181
% 29

158 32 BATU * ĞRA SEVİM 5M 7 5 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 6 8 3,33 37 26 28,33 289,219 9 158 158 1411 18326
% 29

159 939 ZEYNEP KOÇYİĞİT 5F 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 7 8 4,33 8 7 5,67 36 39 23,00 288,619 4 159 159 1418 18462
% 29

160 195 ÖMER EGE SEÇİK 5E 9 5 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 6 9 3,00 37 27 28,00 287,861 9 160 160 1439 18654
% 30

161 423 EMİR KAAN VARDAR 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 4 2,67 9 6 7,00 34 33 23,00 287,675 30 161 161 1444 18706
% 30

162 728 SARE ÖZDEMİR 5I 8 4 6,67 7 1 6,67 7 3 6,00 9 0 9,00 2 0 2,00 33 8 30,34 287,672 11 162 162 1445 18707
% 30

163 874 RAVZA ŞİŞLİ 5G 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 38 37 25,67 287,064 10 163 163 1466 18872
% 30

164 14 ECRİN*ADA ABAY 5L 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,68 283,454 8 164 164 1537 19766
% 32

165 297 İBRAHİM KIZIL 5K 11 4 9,67 2 6 0,00 4 4 2,67 4 2 3,33 1 3 0,00 6 5 4,33 28 24 20,00 283,200 4 165 165 1544 19843
% 32
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

166 5 DEFNE* TIRMIK 5E 6 8 3,33 5 4 3,67 5 4 3,67 6 3 5,00 6 7 3,67 7 7 4,67 35 33 24,01 283,126 10 166 166 1546 19855
% 32

167 65 ÖMER HAMZA ÖZ 5K 10 4 8,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 5 2 4,33 3 3 2,00 5 4 3,67 27 21 20,00 283,083 5 167 167 1552 19879
% 32

168 0 ÖZGÜR A ALVER 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 36 39 23,00 283,044 12 168 168 1554 19886
% 32

169 168 NİL  S ARSLANTAŞ 5M 9 6 7,00 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 36 38 23,33 282,350 10 169 169 1575 20082
% 32

170 642 İKRA BOLAT 5D 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 8 0,33 7 7 4,67 34 35 22,33 281,856 20 170 170 1586 20221
% 32

171 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 5 10 1,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 9 3,00 5 10 1,67 42 33 31,01 281,434 30 171 171 1598 20345
% 32

172 535 ELANUR AVŞAR 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 8 4 6,67 35 28 25,67 281,086 31 172 172 1606 20424
% 33

173 266 AYBÜKE CANDEMİR 5F 10 5 8,33 4 6 2,00 2 0 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 28 29 18,33 281,082 5 173 173 1607 20426
% 33

174 1039 ALİ İHSAN KÖSE 5G 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 5 10 1,67 5 10 1,67 38 35 26,35 280,432 11 174 174 1616 20618
% 33

175 532 DENİZZ GÖK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 2 1,33 9 6 7,00 31 33 20,00 280,374 32 175 175 1618 20640
% 33

176 1060 BEREN BELET 5H 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 1 7,67 2 6 0,00 7 7 4,67 35 31 24,67 279,821 5 176 176 1632 20783
% 33

177 393 GÖRKEM BAYRAK 5H 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 1 0 1,00 7 8 4,33 33 28 23,67 279,361 6 177 177 1643 20908
% 33

178 643 İSLAM SOYKAN 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 10 5 8,33 36 39 23,00 279,284 21 178 178 1645 20931
% 33

179 488 CEMRE SAVAŞ 5A 9 5 7,33 6 3 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 0 1 -0,33 6 9 3,00 33 25 24,66 278,961 29 179 179 1658 21042
% 34

180 0 CEYLİN URAL 5D 4 8 1,33 3 3 2,00 7 2 6,33 4 4 2,67 3 5 1,33 10 4 8,67 31 26 22,33 278,910 22 180 180 1660 21053
% 34

181 465 MİRAÇÇ TEİN 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 10 1,67 6 9 3,00 38 37 25,66 278,529 13 181 181 1669 21166
% 34

182 389 BURAK KOÇYİĞİT 5K 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 9 0,00 5 9 2,00 38 32 27,34 278,455 6 182 182 1671 21178
% 34

183 226 ÖZLEM* ÖZKADAM 5L 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,67 278,322 9 183 183 1673 21207
% 34

184 451 KATRE NUR AYAR 5C 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 3 8 0,33 33 27 24,00 278,012 31 184 184 1682 21298
% 34

185 754 KUZEY RECA İ IŞIK 5D 10 5 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 1 6,67 4 9 1,00 5 10 1,67 34 37 21,67 276,697 23 185 185 1711 21662
% 35

186 460 ALİBERKK YILDIRIM 5K 7 7 4,67 4 3 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 6 8 3,33 34 36 22,00 276,422 7 186 186 1723 21750
% 35

187 172 DUYGU* FİDAN 5K 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 36 39 22,99 274,354 8 187 187 1769 22335
% 36

188 404 BARIŞ HASANO V 5G 7 8 4,33 4 5 2,33 6 4 4,67 8 1 7,67 4 11 0,33 7 8 4,33 36 37 23,66 273,650 12 188 188 1790 22545
% 36

189 509 YAĞMUR GÜLER 5A 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 0 2 -0,67 4 10 0,67 33 28 23,67 272,859 30 189 189 1809 22764
% 36

190 491 DAMLA EROĞLAN 5A 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 12 -2,00 8 7 5,67 37 37 24,66 272,728 31 190 190 1811 22798
% 36

191 6617 CEM İLYAS BEKTAŞ 5D 8 5 6,33 6 2 5,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 3 2,00 4 10 0,67 32 28 22,66 272,497 24 191 191 1817 22876
% 37

192 339 ÖMER EFE EŞİYOK 5G 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 35 39 22,01 271,393 13 192 192 1841 23186
% 37

193 651 ÖMER O ÇEKAL 5D 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 6 9 3,00 37 38 24,33 271,145 25 193 193 1848 23267
% 37

194 438 ECRİN DEMİRAY 5F 9 5 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 4 10 0,67 29 44 14,33 271,097 6 194 194 1850 23271
% 37

195 734 ERCAN AKARSU 5E 10 3 9,00 5 3 4,00 3 2 2,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 5 6 3,00 26 24 17,99 270,890 11 195 195 1857 23329
% 37

196 84 MELEK* KARACA 5K 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 29 46 13,66 270,106 9 196 196 1876 23565
% 38

197 742 ZEYNEP GENÇ 5F 8 6 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 4 4 2,67 4 7 1,67 5 10 1,67 32 34 20,68 269,843 7 197 197 1883 23653
% 38

198 1093 ENES ÜFTAD E İNSAN 5I 6 8 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 7 5,67 5 10 1,67 33 41 19,34 269,838 14 198 198 1884 23655
% 38
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

199 293 ÖMER ŞENOL 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 9 2,00 4 11 0,33 36 38 23,33 269,622 15 199 199 1888 23728
% 38

200 703 YUSUF* DAĞ 5L 9 6 7,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 269,168 10 200 200 1896 23885
% 38

201 674 ECRİNVADA KERVAN 5A 7 6 5,00 3 7 0,67 4 5 2,33 6 2 5,33 2 3 1,00 7 7 4,67 29 30 19,00 269,087 32 201 201 1901 23905
% 38

202 361 ANIL * MUTLU 5E 5 9 2,00 6 3 5,00 6 1 5,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 7 3,67 35 28 25,68 269,054 12 202 202 1902 23909
% 38

203 521 ABDULLAH UYSAL 5B 8 7 5,67 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 38 34 26,67 269,007 33 203 203 1904 23927
% 38

204 649 NİSAN EDA KARAKAŞ 5D 6 8 3,33 5 4 3,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 36 32 25,33 268,685 26 204 204 1916 24030
% 38

205 450 ZEYNEP DOĞRU 5L 9 5 7,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 4 8 1,33 6 9 3,00 30 40 16,66 268,137 11 205 205 1930 24197
% 39

206 207 KAYRA ÇALG ICI 5I 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 11 0,33 6 9 3,00 35 38 22,33 268,090 16 206 206 1932 24208
% 39

207 407 ERVA NUR Ç EŞME 5F 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 2 13 -2,33 34 41 20,34 267,802 8 207 207 1943 24297
% 39

208 526 ASYA KAYA 5B 6 9 3,00 5 4 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 5 5,33 3 12 -1,00 35 36 23,00 267,554 34 208 208 1950 24388
% 39

209 230 ÖMER F*U K TATLI 5F 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 33 41 19,33 267,312 9 209 209 1956 24459
% 39

210 277 NEHİRNUR YILMAZ 5K 9 3 8,00 3 4 1,67 5 4 3,67 5 3 4,00 0 3 -1,00 4 4 2,67 26 21 19,01 267,153 10 210 210 1960 24500
% 39

211 680 DURU BERBER 5M 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 32 43 17,67 266,706 11 211 211 1970 24637
% 39

212 440 BASMA ABDUL*AH 5H 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 35 40 21,66 266,510 7 212 212 1972 24694
% 39

213 109 ZARA EYLÜL HASTUNÇ5H 7 7 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 35 39 22,01 265,848 8 213 213 1988 24906
% 40

214 503 NİHATP GÜNEY 5A 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 8 2,33 7 8 4,33 37 36 25,00 265,106 33 214 214 2008 25135
% 40

215 828 AHMETYUSUF KIYAKOĞLU5L 7 5 5,33 5 4 3,67 5 5 3,33 4 2 3,33 0 4 -1,33 7 6 5,00 28 26 19,33 265,008 12 215 215 2009 25159
% 40

216 0 KEREM* ŞAYAN 5L 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 36 39 23,01 264,992 13 216 216 2011 25167
% 40

217 637 ESİLA Ç*İ K 5D 7 6 5,00 1 3 0,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 2 3,33 2 5 0,33 26 21 18,99 264,694 27 217 217 2014 25265
% 40

218 71 AYŞE NAZ KESER 5E 6 9 3,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 6 9 3,00 34 39 21,01 264,636 13 218 218 2017 25282
% 40

219 430 HEVAL BAĞCI 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 34 41 20,34 263,244 12 219 219 2046 25663
% 41

220 644 MİRAÇÖEFE YILD 5D 7 6 5,00 4 5 2,33 6 2 5,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 6 6 4,00 29 30 18,99 262,911 28 220 220 2060 25772
% 41

221 686 AHMET ENGİN 5H 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 31 44 16,33 262,706 9 221 221 2068 25838
% 41

222 56 MELİS* BÜLBÜL 5K 4 8 1,33 3 5 1,33 6 2 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 31 32 20,32 262,665 11 222 222 2069 25857
% 41

223 1032 ALİ  * ÇAĞLAYAN 5K 7 5 5,33 4 4 2,67 5 4 3,67 1 1 0,67 1 5 -0,67 7 6 5,00 25 25 16,67 262,210 12 223 223 2081 25995
% 42

224 508 ÜTKU GÜNER ÇELTİKLİ5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 10 1,67 28 39 15,00 261,932 34 224 224 2087 26071
% 42

225 68 SEMİHV   Ü ERGÜL 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 35 38 22,33 261,518 10 225 225 2105 26212
% 42

226 191 BEREN* DUMAN 5F 7 6 5,00 3 5 1,33 3 1 2,67 0 2 -0,67 2 7 -0,33 8 5 6,33 23 26 14,33 261,381 11 226 226 2113 26261
% 42

227 493 ELA SARE KAYAN 5A 8 6 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 3 3 2,00 3 12 -1,00 31 32 20,33 261,212 35 227 227 2116 26304
% 42

228 23 ŞEHNAZ GÜL 5F 9 6 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 30 45 14,99 260,839 12 228 228 2131 26431
% 42

229 663 ŞEVKET AŞIK 5 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 28 42 14,00 260,777 1 229 229 2133 26453
% 42

230 748 ELANUR CANPOLAT 5H 8 7 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 7 1 6,67 2 9 -1,00 4 9 1,00 33 33 22,01 260,127 10 230 230 2153 26690
% 43

231 479 AFRA ONGUN 5A 8 6 6,00 4 5 2,33 5 5 3,33 0 2 -0,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 27 36 14,99 260,095 36 231 231 2154 26702
% 43
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

232 543 KERİM* KAÇAN 5B 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 32 43 17,66 259,356 35 232 232 2173 26953
% 43

233 662 CİHAN BUĞRA 5D 9 6 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 13 -4,33 7 8 4,33 33 40 19,66 259,068 29 233 233 2180 27061
% 43

234 82 RÜZR ANIL ERDEM  11 4 9,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 29 46 13,68 258,765 1 234 234 2187 27149
% 43

235 227 DURU KARATAŞ 5M 7 6 5,00 3 6 1,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 7 2,67 4 10 0,67 29 37 16,67 258,575 13 235 235 2193 27203
% 43

236 682 NEHİR TİLKİ 5K 8 5 6,33 3 4 1,67 4 5 2,33 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 30 39 17,00 258,019 13 236 236 2209 27396
% 44

237 542 EYÜPANIL DAKAK 5L 7 5 5,33 5 2 4,33 6 3 5,00 3 6 1,00 5 6 3,00 0 3 -1,00 26 25 17,66 257,968 14 237 237 2211 27412
% 44

238 538 EYMEN* ÇARDAKLI 5B 4 11 0,33 6 3 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 7 4,67 33 40 19,67 257,925 36 238 238 2213 27430
% 44

239 678 YUNUSTEREN ÇAKIR 5E 3 8 0,33 5 5 3,33 3 6 1,00 8 2 7,33 5 8 2,33 6 4 4,67 30 33 18,99 256,827 14 239 239 2241 27755
% 44

240 13 MERYEM ORHAN 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 3 12 -1,00 34 40 20,66 256,446 14 240 240 2253 27885
% 45

241 591 SELİN ÇİNİCİOĞLU 5C 7 6 5,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 31 33 20,00 255,642 32 241 241 2273 28134
% 45

242 1078 BUSENAZ KALMUKOĞLU5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 28 47 12,33 255,420 11 242 242 2276 28194
% 45

243 384 BERRA* ÖNDEŞ 5L 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 4 11 0,33 30 45 15,00 255,375 15 243 243 2277 28206
% 45

244 0 KEREMS KARATAŞ 5I 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 30 45 15,00 255,274 17 244 244 2280 28235
% 45

245 318 AZRA 5H 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 7 5,67 7 8 4,33 28 46 12,67 255,196 12 245 245 2283 28259
% 45

246 0 ZEYN* ATLI 5E 10 5 8,33 3 5 1,33 2 4 0,67 1 9 -2,00 2 9 -1,00 6 7 3,67 24 39 11,00 254,867 15 246 246 2291 28371
% 45

247 296 SUDE GÜNDOĞDU 5I 6 1 5,67 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,33 15 2 14,34 254,070 18 247 247 2311 28646
% 46

248 1089 ELİF Ü ÜNER 5E 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 7 8 4,33 28 43 13,65 253,875 16 248 248 2316 28716
% 46

249 268 ÇAĞLASUDE BİLGE 5H 7 8 4,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 2 6 0,00 4 10 0,67 31 35 19,34 253,764 13 249 249 2320 28749
% 46

250 638 ESİLA ÇAKIR 5D 7 7 4,67 3 5 1,33 5 3 4,00 6 3 5,00 4 7 1,67 3 8 0,33 28 33 17,00 253,013 30 250 250 2341 29002
% 46

251 1101 EYMEN DALDAL 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 43 17,67 252,573 19 251 251 2356 29163
% 47

252 129 HÜMA ELİF BAŞYEMENİC5E 5 4 3,67 4 2 3,33 5 2 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 26 26 17,32 252,447 17 252 252 2359 29203
% 47

253 91 ESLEMS ÖZ  G 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,66 252,386 1 253 253 2361 29209
% 47

254 569 KUTUPEYMEN AYKOL 5D 6 6 4,00 3 6 1,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 2 4,33 2 11 -1,67 28 33 16,99 252,198 31 254 254 2365 29264
% 47

255 655 BERAT YAVUZ 5M 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 252,117 14 255 255 2368 29288
% 47

256 718 FEYZ PEHLİV N  M 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 4 2,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 42 17,00 252,110 1 256 256 2369 29296
% 47

257 341 NESİBE GÜNKAYA 5K 5 10 1,67 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 1 8 -1,67 5 8 2,33 34 31 23,66 251,874 14 257 257 2375 29374
% 47

258 448 BELİNAY YAMAN 5M 7 7 4,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 8 2 7,33 5 7 2,67 3 10 -0,33 29 37 16,68 251,456 15 258 258 2386 29548
% 47

259 486 BUĞRA GÜMÜŞ 5A 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 45 15,01 251,244 37 259 259 2390 29628
% 47

260 1165 SALİH SARAÇOĞL U 5I 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 3 12 -1,00 28 47 12,33 251,009 20 260 260 2396 29711
% 47

261 414 EGE  * KURŞUN 5E 7 6 5,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 26 37 13,66 250,959 18 261 261 2397 29722
% 47

262 1120 HAZAL* SEZER 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 250,930 16 262 262 2399 29728
% 47

263 98 CEREN* TELLİ 5K 4 10 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 9 1,00 8 4 6,67 28 41 14,35 250,440 15 263 263 2408 29887
% 48

264 446 KADİRC TÜYSÜZ 5M 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 6 9 3,00 6 9 3,00 31 43 16,67 249,276 17 264 264 2442 30312
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

265 434 ZEYNEP İLGEN 5K 9 3 8,00 2 5 0,33 2 5 0,33 3 3 2,00 3 9 0,00 4 9 1,00 23 34 11,66 249,228 16 265 265 2446 30336
% 48

266 736 İLKER COŞKUN 5E 5 8 2,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 9 1,00 6 9 3,00 29 40 15,67 248,780 19 266 266 2453 30487
% 49

267 458 YAKUP BOZOĞLU 5H 3 5 1,33 3 4 1,67 4 4 2,67 1 6 -1,00 6 5 4,33 5 7 2,67 22 31 11,67 247,266 14 267 267 2492 31042
% 50

268 36 ELİF DEMİRYÜREK 5M 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 31 44 16,34 246,702 18 268 268 2505 31266
% 50

269 616 BUSESO ALADAĞD 5D 3 10 -0,33 2 6 0,00 6 2 5,33 5 4 3,67 7 5 5,33 4 9 1,00 27 36 15,00 246,585 32 269 269 2507 31314
% 50

270 46 KAANBERK KA A A 5L 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 33 42 18,99 246,438 16 270 270 2515 31364
% 50

271 336 EMİR * BAYRAK AR 5D 7 5 5,33 4 3 3,00 4 3 3,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 3 7 0,67 26 31 15,67 244,549 33 271 271 2564 32019
% 51

272 46400 HARUN EMİN SEVENCAN5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 28 47 12,33 244,478 13 272 272 2567 32043
% 51

273 181 MİRAYL TAŞOĞLU 5I 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 28 47 12,34 244,385 21 273 273 2571 32072
% 51

274 531 ERE  ALP BOZKURT 5C 2 4 0,67 6 4 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 24 19 17,67 243,569 33 274 274 2599 32402
% 52

275 232 EYMEN KÖMÜR 5M 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 243,445 19 275 275 2605 32450
% 52

276 635 EMRE TOPLU 5D 7 4 5,67 1 6 -1,00 6 4 4,67 3 4 1,67 2 7 -0,33 4 8 1,33 23 33 12,01 243,322 34 276 276 2610 32494
% 52

277 1122 İKRA * ÇİFTCİLER 5L 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 11 -0,67 4 11 0,33 31 43 16,65 242,889 17 277 277 2620 32652
% 52

278 483 SONERK KAMACI 5K 7 8 4,33 1 6 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 29 43 14,67 242,836 17 278 278 2621 32670
% 52

279 722 BEREN* ÇELEBİ 5L 7 7 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 28 44 13,33 242,549 18 279 279 2632 32765
% 52

280 386 KEREM KARABULUT 5H 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 45 14,00 242,140 15 280 280 2643 32917
% 53

281 551 DERİN** ŞE DEMİR 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 31 44 16,33 241,831 19 281 281 2651 33019
% 53

282 733 IRMAK* ÇETİN 5K 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,33 241,360 18 282 282 2663 33181
% 53

283 374 NURAY ABBASOVA 5I 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 28 47 12,33 240,847 22 283 283 2679 33344
% 53

284 369 İDİL DERİN ÇAKIR 5E 6 7 3,67 6 2 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 2 10 -1,33 4 10 0,67 29 37 16,68 240,598 20 284 284 2688 33429
% 53

285 580 YUSUFAĞA AKHUNDOV5E 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 32 42 18,00 240,505 21 285 285 2689 33463
% 53

286 283 NİLAYN ERTÜRK 5I 4 8 1,33 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 0 2 -0,67 23 21 15,99 240,203 23 286 286 2694 33589
% 54

287 94 DORUK* ÖZTÜRK 5L 4 6 2,00 2 4 0,67 4 5 2,33 6 3 5,00 3 2 2,33 4 9 1,00 23 29 13,33 240,022 20 287 287 2698 33659
% 54

288 463 AİŞE ESLEM ÇATALBAŞ5G 6 9 3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 27 46 11,66 239,538 15 288 288 2704 33823
% 54

289 223 HAKTAN YILDIRIM 5H 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 29 46 13,67 239,096 16 289 289 2718 33986
% 54

290 577 MERT ŞAŞMAZ 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 27 43 12,67 239,093 14 290 290 2719 33989
% 54

291 60 MİNA* BALCI 5K 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 31 44 16,34 238,120 19 291 291 2743 34351
% 55

292 215 CEYLİN KAHRAMAN 5I 9 6 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 237,857 24 292 292 2750 34469
% 55

293 151 AYNUR MAKSADOVA 5M 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 4 11 0,33 7 8 4,33 31 44 16,33 237,699 20 293 293 2754 34537
% 55

294 371 ZEHRA SAYGILAR 5E 5 9 2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 28 39 15,01 237,634 22 294 294 2760 34567
% 55

295 688 KEREM DOKUR 5F 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 10 -0,33 3 10 -0,33 29 40 15,68 237,527 15 295 295 2762 34606
% 55

296 695 UTKU * AKSOY 5L 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 28 47 12,34 237,268 21 296 296 2771 34722
% 55

297 217 AZRA ÇATAL 5I 5 8 2,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 8 3,33 23 48 7,00 237,085 25 297 297 2777 34791
% 56
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

298 760 SİNEMİS ÇUHA 5A 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 27 44 12,35 236,629 38 298 298 2787 34958
% 56

299 342 ZEYNEP KOR KMAZ 5G 5 6 3,00 0 2 -0,67 3 4 1,67 7 2 6,33 2 4 0,67 4 8 1,33 21 26 12,33 236,438 16 299 299 2795 35030
% 56

300 534 DURU TUNALI 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 32 43 17,67 235,736 37 300 300 2812 35308
% 56

301 356 EYMEN MERT ÇETİN 5K 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 26 48 10,00 233,994 20 301 301 2858 36018
% 58

302 613 BERATÜ DAĞLI 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 5 10 1,67 29 44 14,34 233,783 35 302 302 2861 36109
% 58

303 562 ÖMER GOJ *I 5H 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 1 4 -0,33 4 9 1,00 23 35 11,33 233,287 17 303 303 2874 36299
% 58

304 720 NUR  P ŞAHİNÖ 5I 5 6 3,00 0 1 -0,33 7 8 4,33 12 15 7,00 233,130 26 304 304 2879 36377
% 58

305 0 ELİFNUR KALEOĞLU 5F 7 8 4,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 24 49 7,67 232,791 16 305 305 2889 36513
% 58

306 1110 GÜ BAHAR AY AÇ 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 9 2,00 5 10 1,67 26 48 10,01 232,701 17 306 306 2892 36548
% 58

307 1167 SAMİRA UMAROV A 5K 7 7 4,67 5 4 3,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 11 -0,67 25 45 10,00 232,531 21 307 307 2895 36609
% 58

308 403 NİSA * 5L 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 2 12 -2,00 26 47 10,33 232,173 22 308 308 2904 36755
% 59

309 141 POYRAZ ÜNLÜ 5M 8 7 5,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 23 52 5,67 231,791 21 309 309 2918 36914
% 59

310 206 ASYA ÇALGICI 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,67 231,484 27 310 310 2927 37040
% 59

311 1087 ELİF *AZ 5H 3 8 0,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 10 1,67 4 8 1,33 25 41 11,33 231,163 18 311 311 2945 37192
% 59

312 1168 SAMİ YUSUF NERGİZ 5H 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 9 2,00 23 51 6,00 230,931 19 312 312 2950 37308
% 60

313 97 SALİH ÇETİN 5H 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 10,99 230,918 20 313 313 2951 37310
% 60

314 585 AZAL*RA JO RA*V A 5C 6 8 3,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 4 0,67 1 8 -1,67 7 7 4,67 20 38 7,33 230,813 34 314 314 2955 37355
% 60

315 554 EMİR T YORGANCI 5K 2 3 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 13 -2,33 24 34 12,67 230,673 22 315 315 2964 37409
% 60

316 582 KUZEY ALMAMO 5M 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 6,99 230,587 22 316 316 2966 37442
% 60

317 885 SİNAN YDOĞAN 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,66 230,414 23 317 317 2975 37519
% 60

318 1157 ÖYKÜ P DALYAN 5L 8 6 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 13 -4,33 3 12 -1,00 29 42 15,00 229,951 23 318 318 2982 37695
% 60

319 863 BERAT EROL EROĞLU 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 29 46 13,66 229,855 24 319 319 2985 37735
% 60

320 706 AHMET*EFE ÖZDEMİR 5K 6 3 5,00 1 3 0,00 2 2 1,33 9 8 6,33 229,176 23 320 320 3001 38027
% 61

321 1137 M İ R A Y S E V İ M 5I 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 6 9 3,00 26 48 10,00 228,683 28 321 321 3012 38223
% 61

322 388 SAİT YAZICI 5I 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,35 228,630 29 322 322 3014 38244
% 61

323 17 ENES ŞAFAK 5L 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 9 0,00 3 10 -0,33 28 42 14,00 228,348 24 323 323 3022 38365
% 61

324 687 ZEYNEP HORASAN 5F 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 13 -2,33 3 7 0,67 28 42 14,01 228,207 17 324 324 3028 38428
% 61

325 86 BEREN FIRAT 5E 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 6 7,00 2 13 -2,33 28 47 12,34 227,302 23 325 325 3051 38837
% 62

326 472 FİRDEVS ÇAĞLAYAN 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 9 2,00 1 13 -3,33 28 45 13,00 227,179 21 326 326 3057 38895
% 62

327 406 METİN EVİRGEN 5M 4 11 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 24 51 7,00 226,917 25 327 327 3063 38999
% 62

328 524 ALPEREN PADAR 5B 2 7 -0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 39 16,00 226,802 38 328 328 3068 39045
% 62

329 1175 SÜNDÜZ D*IR 5L 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 4 11 0,33 26 49 9,66 226,739 25 329 329 3069 39076
% 62

330 1181 TAHA TAIİP AITAN 5I 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 27 48 10,99 226,527 30 330 330 3075 39179
% 63
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

331 213 EDA  * YILDIRIM 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 9 1,00 4 11 0,33 26 46 10,67 226,517 18 331 331 3076 39183
% 63

332 1100 EYMEN DOĞAN 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,66 226,258 18 332 332 3086 39293
% 63

333 683 EFSA DURU ENGİN 5H 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 25 49 8,67 225,956 22 333 333 3094 39409
% 63

334 1000 İREM Ö ÖRENÇ 5E 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 25 49 8,66 225,930 24 334 334 3095 39416
% 63

335 45 İ R HİM İL T* 5H 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 8 3,33 2 13 -2,33 26 48 10,00 225,412 23 335 335 3110 39659
% 63

336 1186 UBEYDULLAH SARAÇOĞLU5L 6 9 3,00 3 5 1,33 5 3 4,00 4 4 2,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 44 10,33 225,297 26 336 336 3114 39710
% 63

337 47 MUHAMMED POYRAZ 5I 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 9 -1,00 3 11 -0,67 25 45 9,99 225,065 31 337 337 3122 39801
% 64

338 349 ZEHRA CIRIT 5K 6 8 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 51 6,00 224,807 24 338 338 3126 39901
% 64

339 469 ELİSA DAL 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 28 47 12,33 224,602 32 339 339 3137 40000
% 64

340 0 MEDİNE NUR UĞUR 5H 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 22 50 5,34 223,455 24 340 340 3170 40500
% 65

341 329 AYŞE NASİPLİ 5G 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 6 8 3,33 26 48 9,99 223,426 19 341 341 3171 40507
% 65

342 1083 ÇINAR* YEŞİLTEPE 5K 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 10 0,67 5 10 1,67 22 42 8,01 221,462 25 342 342 3225 41377
% 66

343 1034 ŞEKERT HASANL I 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 23 49 6,67 220,447 25 343 343 3256 41846
% 67

344 5572 METEHAN KAHRIMAN 5C 2 13 -2,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 9 -1,00 8 7 5,67 24 47 8,34 220,242 35 344 344 3264 41940
% 67

345 38 ERTUNÇ BALKAN 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 2 11 -1,67 27 46 11,66 219,828 27 345 345 3280 42134
% 67

346 1095 ERVA Ş  E ŞADE 5E 5 9 2,00 2 4 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 21 43 6,67 219,336 26 346 346 3296 42359
% 68

347 2152 DENİZ*ILG* KAR 5H 4 7 1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 1 3,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 20 32 9,33 219,156 25 347 347 3305 42428
% 68

348 665 YAĞIZ EREN KINA 5M 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,66 218,884 26 348 348 3312 42554
% 68

349 857 NİSA NUR ACAR 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 22 53 4,33 218,210 33 349 349 3331 42846
% 68

350 817 ESLEM YAŞAR 5C 4 9 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 4 0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 19 38 6,34 218,150 36 350 350 3334 42884
% 68

351 1132 MEHMETEMİN GÜLTEKİN5F 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 217,503 19 351 351 3355 43190
% 69

352 92 ÖMER FARUK KORKMAZ5H 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 25 44 10,33 217,288 26 352 352 3360 43280
% 69

353 996 EYÜP ENSAR GÖKÇEKE5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 24 51 6,99 217,194 20 353 353 3364 43325
% 69

354 420 DENİZ ALİİ POLAT 5D 6 8 3,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 7 1 6,67 1 10 -2,33 5 10 1,67 22 45 7,00 216,821 36 354 354 3379 43507
% 69

355 285 ÖMER * ÖZDEMİR 5L 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 216,393 28 355 355 3385 43678
% 70

356 164 ÜMİT ALT N 5G 7 7 4,67 2 2 1,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 17 35 5,33 216,085 21 356 356 3395 43815
% 70

357 399 KAYRA KÖSEOĞLU 5I 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,34 215,556 34 357 357 3415 44073
% 70

358 691 BURAK* SARAÇOĞLU 5K 3 7 0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 18 36 6,00 215,406 26 358 358 3419 44140
% 70

359 1888 HANANA ALKADUR 5G 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 214,988 22 359 359 3427 44334
% 71

360 1134 MELİKE AKBULUT 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,67 214,887 23 360 360 3432 44382
% 71

361 452 TALHAAMMAR BAGCI 5E 4 9 1,00 2 5 0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 8 0,33 1 8 -1,67 22 38 9,32 214,806 27 361 361 3435 44420
% 71

362 74 ARAS * KIROĞLU 5L 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 25 50 8,34 213,851 29 362 362 3467 44891
% 72

363 29 NİSA YILMAZ 5H 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,67 213,327 27 363 363 3479 45134
% 72
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

364 439 BERKAY ERSOY 5K 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,00 212,815 27 364 364 3495 45375
% 72

365 58 ABDULLAH HABİBULLAH5L 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 24 43 9,68 212,640 30 365 365 3501 45459
% 73

366 1036 MUHAMMED N  KÖSE 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,01 212,555 27 366 366 3504 45520
% 73

367 466 MELİSA DOĞRU 5E 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 24 51 6,99 212,403 28 367 367 3507 45589
% 73

368 0 TURAN 5H 5 9 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 21 52 3,67 211,923 28 368 368 3517 45811
% 73

369 1139 M BURAK FIRAT 5K 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 211,834 28 369 369 3519 45845
% 73

370 514 ARDA GÜBÜÇOĞLU 5G 6 9 3,00 1 3 0,00 3 0 3,00 3 10 -0,33 3 12 -1,00 16 34 4,67 211,435 24 370 370 3530 46023
% 73

371 516 İSM İL AŞKIN 5G 5 9 2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 2 9 -1,00 3 9 0,00 21 44 6,34 211,043 25 371 371 3538 46208
% 74

372 9 YUSUFU KÖSE 5G 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 210,767 26 372 372 3548 46348
% 74

373 658 GÖK DENİZ GÖKTAŞ 5E 3 11 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 8 0,33 2 6 0,00 21 41 7,33 209,675 29 373 373 3585 46868
% 75

374 0 ENES AKÇAM 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 209,535 27 374 374 3588 46948
% 75

375 922 İKRA SEVİM 5K 4 11 0,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 22 53 4,33 209,454 29 375 375 3593 46978
% 75

376 1155 NUR BANU AKBAŞ 5F 6 8 3,33 2 5 0,33 5 5 3,33 2 4 0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 19 42 5,00 209,245 20 376 376 3603 47082
% 75

377 240 AKMETKEREM POYRAZ5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 52 4,66 208,381 30 377 377 3627 47463
% 76

378 6 ELİF NUR GÜNGÖR 5E 4 11 0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 4 10 0,67 5 10 1,67 21 53 3,34 208,352 31 378 378 3628 47474
% 76

379 75 OSMANNEREN SEÇİK 5H 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 21 54 3,01 208,102 29 379 379 3636 47589
% 76

380 952 FATMA* ÖZDEMİR 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 23 52 5,67 207,646 30 380 380 3651 47784
% 76

381 350 BEREN UĞUR 5K 7 8 4,33 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 9 0,00 1 14 -3,67 21 50 4,33 207,218 31 381 381 3660 47962
% 77

382 0 AHMETK *E 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,33 207,168 30 382 382 3662 47974
% 77

383 153 EFE ALİ HOROZ  5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 20 52 2,66 206,983 2 383 383 3668 48049
% 77

384 200 ELİF GÜL K ÖSE 5M 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 19 56 0,32 206,979 28 384 384 3669 48051
% 77

385 467 AKIN BERK ÇELİK 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 21 54 3,00 206,895 32 385 385 3672 48090
% 77

386 0 E   NN  V *  T  İİ  1 14 -3,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 22 53 4,33 206,825 3 386 386 3676 48116
% 77

387 852 AYDIN MERT GÜNAYDIN5H 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 206,735 31 387 387 3678 48158
% 77

388 433 SERVETKAAN KÜLEKÇİ  4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 206,352 4 388 388 3688 48334
% 77

389 431 ZEYNET*N MUL*US A 5L 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 11 0,33 21 48 4,99 206,288 31 389 389 3691 48367
% 77

390 729 RÜZGAR AK 5I 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,34 206,251 35 390 390 3695 48391
% 77

391 0 MUHAMMED S  3 10 -0,33 3 3 2,00 1 8 -1,67 3 3 2,00 3 8 0,33 3 5 1,33 16 37 3,66 205,682 5 391 391 3714 48635
% 78

392 203 GÜLİ *R K* AOSMANO 5M 4 11 0,33 0 9 -3,00 2 8 -0,67 7 1 6,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 51 3,99 204,920 29 392 392 3733 49028
% 78

393 0 ELA  İ YILDIRIM 5F 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 22 52 4,66 204,757 21 393 393 3740 49112
% 78

394 21 EMİRHAN ERİCEK 5G 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 26 49 9,68 204,245 28 394 394 3758 49350
% 79

395 579 ELİF BÜŞRA DEMİREL 5K 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 19 51 2,00 203,728 33 395 395 3780 49598
% 79

396 196 SERCAN LÖKÇE 5L 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 12 -3,00 5 10 1,67 24 49 7,66 203,186 32 396 396 3795 49853
% 80
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

397 927 MEHMET EGE FINDIK 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 12 -2,00 3 12 -1,00 24 50 7,33 201,062 33 397 397 3841 50788
% 81

398 2950 YUSUF TOP* 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 20 45 5,00 200,978 29 398 398 3845 50824
% 81

399 581 AHMETV DABBAHG 5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 20 55 1,67 200,876 30 399 399 3849 50872
% 81

400 453 ATLASSTAŞI N 5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 0 13 -4,33 19 47 3,34 200,872 32 400 400 3850 50873
% 81

401 290 EFL*S EVDE KAYA 5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 10 0,67 20 54 1,99 200,343 31 401 401 3860 51071
% 82

402 0 YUNUS MIRDAN 5F 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 20 55 1,67 199,583 22 402 402 3876 51421
% 82

403 238 EMRER E TORUN U N 5M 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 1 14 -3,67 18 56 -0,67 199,180 30 403 403 3883 51616
% 82

404 653 ÖMER FARUK DEVELİ  H5K 6 8 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 56 -0,67 198,474 34 404 404 3907 51920
% 83

405 1148 NEDAH* T CİR 5I 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00 197,597 36 405 405 3928 52330
% 84

406 892 NEHİR GEYİK 5M 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 0 15 -5,00 6 9 3,00 20 54 2,00 197,499 31 406 406 3930 52362
% 84

407 9977 EDA  T CEYLAN 5F 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,666 23 407 407 3954 52700
% 84

408 5818 BERK*UĞ KOZAR 5E 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,666 32 407 407 3954 52700
% 84

409 919 EGE BAKAN 5G 4 9 1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 10 -0,33 15 46 -0,33 196,507 32 409 409 3961 52784
% 84

410 681 E ASAF ZIVK ARA 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 2,99 196,415 35 410 410 3965 52834
% 84

411 319 MR YEM ŞHARİPOVA 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 195,613 32 411 411 3987 53156
% 85

412 1219 HAYRUNNİSA DOĞAN 5L 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 18 47 2,33 195,024 34 412 412 4006 53424
% 85

413 715 TAHABERK ŞEN 5F 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 18 57 -1,00 194,957 24 413 413 4011 53450
% 85

414 1204 YUNUSEMRE GÜRKAN 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 19 56 0,34 194,313 36 414 414 4037 53721
% 86

415 462 AHMETTTAHA DEMİRTAŞ5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 9 0,00 1 14 -3,67 23 49 6,67 194,182 25 415 415 4040 53775
% 86

416 1018 EMİRHAN ÖZCAN 5H 5 10 1,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 1 13 -3,33 17 56 -1,66 193,815 33 416 416 4049 53927
% 86

417 278 ERAY * ALTUT AŞ 5L 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 18 57 -1,01 191,326 35 417 417 4104 54956
% 88

418 11031 MARAM MUHAMMED 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 19 55 0,66 191,097 26 418 418 4110 55067
% 88

419 144 DENİZ ABBSOVA 5H 2 13 -2,33 5 10 1,67 7 23 -0,66 190,911 34 419 419 4114 55135
% 88

420 88 ÇAĞANURA PAKSOY 5G 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 17 57 -1,99 189,896 33 420 420 4130 55495
% 89

421 702 LARA T BATĞİ 5F 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 189,507 27 421 421 4134 55632
% 89

422 0 ÖZGÜR BADEM  3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 3 12 -1,00 19 54 1,00 189,473 6 422 422 4136 55646
% 89

423 704 ELİF NAZ ÖZKÜ* K 5M 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 188,088 33 423 423 4160 56158
% 90

424 710 HÜSEYİN YILDIRIM 5E 2 8 -0,67 3 2 2,33 2 6 0,00 4 3 3,00 4 7 1,67 0 13 -4,33 15 39 2,00 188,078 33 424 424 4161 56163
% 90

425 693 SARP KAYA 5K 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 2 11 -1,67 2 13 -2,33 20 52 2,67 187,997 37 425 425 4163 56195
% 90

426 531 M   E N C AR  M 5 7 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 54 -0,98 187,072 2 426 426 4182 56531
% 90

427 915 ZEYNEPSENA SAĞD 5E 5 10 1,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 15 57 -4,00 186,803 34 427 427 4188 56619
% 90

428 401 MİRHEN ELGANEM 5E 4 10 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 1 14 -3,67 17 55 -1,34 185,611 35 428 428 4207 57017
% 91

429 0 ELANUR AYH*LI 5H 4 9 1,00 1 9 -2,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 12 45 -3,00 185,131 35 429 429 4220 57163
% 91
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

430 10153 MERREM HACAMED 5K 0 7 -2,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 3 6 1,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 9 34 -2,33 184,875 38 430 430 4223 57227
% 91

431 707 BARIŞ EFE ZİREK 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,34 184,275 39 431 431 4237 57424
% 92

432 0 ALİ AYAZ 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 21 54 3,00 183,842 28 432 432 4242 57585
% 92

433 1119 HARUNNAEFE ERDAL 5G 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 183,455 34 433 433 4247 57708
% 92

434 10 AYSU DEFNE ÖZAYDIN5H 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 57 -1,00 182,664 36 434 434 4260 57940
% 93

435 259 İSA  Z SOYSAL 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 180,411 34 435 435 4304 58544
% 93

436 15 FOUAD ZENLABİDİN 5M 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 19 56 0,33 180,167 35 436 436 4309 58622
% 94

437 456 AMİNE* AKILI 5L 1 14 -3,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 55 1,66 178,110 36 437 437 4334 59143
% 94

438 1049 BEDİR HAN YILMAN 5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 16 59 -3,67 177,697 35 438 438 4340 59240
% 95

439 474 MUH MMED ES D B ĞCI5M 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 7 -2,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 57 -3,99 176,969 36 439 439 4352 59436
% 95

440 219 IŞILI*Ş  L GÜÜL L 5K 0 15 -5,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,33 176,470 40 440 440 4359 59567
% 95

441 910 BİLAL 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 15 -5,00 1 14 -3,67 18 57 -1,00 175,128 37 441 441 4384 59836
% 96

442 447 F*Z A NİL HENDEN 5G 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 0 15 -5,00 20 55 1,66 175,039 36 442 442 4385 59866
% 96

443 1140 YASN KUCUR 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 2 6 0,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 14 58 -5,35 173,227 29 443 443 4403 60171
% 96

444 1070 BİLAL UĞR HIZLI 5F 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 60 -5,00 173,118 30 444 444 4405 60191
% 96

445 51 MUSTAFA ÇOLAK 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 17 58 -2,33 172,568 37 445 445 4410 60275
% 96

446 860 HEDİYE BERKET 5F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 171,116 31 446 446 4425 60508
% 97

447 1090 ELİF NAZ TUNCİL 5F 2 13 -2,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 5 2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 14 60 -6,00 170,766 32 447 447 4431 60563
% 97

448 260 MUHAMMED SADİ 5H 3 12 -1,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 61 -6,33 170,478 38 448 448 4434 60609
% 97

449 1042 ASLIH* AKMA 5E 1 13 -3,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 0 7 -2,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 13 51 -3,98 170,324 36 449 449 4435 60637
% 97

450 1029 AHMET GÜNGÖR 5E 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 17 58 -2,34 169,869 37 450 450 4441 60715
% 97

451 53 DERİN*U KURBAN 5L 3 12 -1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 58 -4,33 166,571 37 451 451 4473 61173
% 98

452 4776 ÖMER DİRİC* 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 12 63 -9,00 166,131 37 452 452 4475 61232
% 98

453 1117 HA  M*Z A ALİM 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,01 165,749 41 453 453 4477 61269
% 98

454 699 TUĞRAP CANBAŞ 5F 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 16 59 -3,66 164,525 33 454 454 4493 61372
% 98

455 897 BERAT KAA ŞAHİN 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 10 65 -11,67152,229 38 455 455 4525 62108
% 99

456 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
  G  M 5 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 5I 5K 5L

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
  G  M 5 5A 5B 5C



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF:  

KATILIMLAR

1 82 RÜZR ANIL ERDEM  11 4 9,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 29 46 13,68 258,765 1 234 234 2187 27149
% 43

2 153 EFE ALİ HOROZ  5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 20 52 2,66 206,983 2 383 383 3668 48049
% 77

3 0 E   NN  V *  T  İİ  1 14 -3,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 22 53 4,33 206,825 3 386 386 3676 48116
% 77

4 433 SERVETKAAN KÜLEKÇİ  4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 206,352 4 388 388 3688 48334
% 77

5 0 MUHAMMED S  3 10 -0,33 3 3 2,00 1 8 -1,67 3 3 2,00 3 8 0,33 3 5 1,33 16 37 3,66 205,682 5 391 391 3714 48635
% 78

6 0 ÖZGÜR BADEM  3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 3 12 -1,00 19 54 1,00 189,473 6 422 422 4136 55646
% 89

7 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF:  G

KATILIMLAR

1 91 ESLEMS ÖZ  G 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,66 252,386 1 253 253 2361 29209
% 47

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 718 FEYZ PEHLİV N  M 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 4 2,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 42 17,00 252,110 1 256 256 2369 29296
% 47

2 531 M   E N C AR  M 5 7 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 54 -0,98 187,072 2 426 426 4182 56531
% 90

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 663 ŞEVKET AŞIK 5 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 28 42 14,00 260,777 1 229 229 2133 26453
% 42

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 1500 MERT TAHA BERGE 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 10 5 8,33 63 11 59,34 429,523 1 5 5 27 824
% 1,32

2 501 MERT ÇALIK 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 5 5,33 12 3 11,00 60 12 56,00 406,560 2 11 11 79 1826
% 2,92

3 502 NEHİR ORHAN 5A 13 2 12,33 7 2 6,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 3 11,00 58 15 53,00 401,711 3 13 13 94 2098
% 3,35

4 494 ELİF EYLÜL BAŞARAN 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 12 3 11,00 9 6 7,00 58 16 52,67 396,403 4 15 15 117 2429
% 3,88

5 513 YUSUF AKY L 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 56 19 49,67 392,992 5 16 16 130 2649
% 4,23

6 743 ÇINAR ASLA N KORKMAZ5A 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 10 5 8,33 56 18 50,00 383,017 6 25 25 167 3396
% 5,42

7 780 ZEYNEP İLGÜN 5A 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 9 1,00 11 4 9,67 55 18 49,00 382,433 7 26 26 171 3437
% 5,49

8 552 YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 5A 13 0 13,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 9 6 7,00 53 13 48,67 377,125 8 30 30 193 3881
% 6,20

9 478 ALİ RIZA AKDAĞ 5A 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 10 4 8,67 49 18 43,00 362,987 9 37 37 292 5290
% 8,45

10 504 REYYAN GÜLER 5A 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 9 1,00 11 4 9,67 53 19 46,67 361,368 10 38 38 303 5458
% 8,72

11 487 CEMAL SANCAKLI 5A 11 3 10,00 8 2 7,33 5 3 4,00 8 1 7,67 6 7 3,67 11 4 9,67 49 20 42,34 359,392 11 39 39 323 5697
% 9,10

12 556 MERT BOLAT 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 6 5,00 10 5 8,33 50 23 42,33 353,695 12 43 43 373 6351
% 10

13 482 ASLI GİZEM YAZICI 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 45 22 37,66 350,369 13 46 46 401 6783
% 11

14 841 EMİR DEMİR 5A 9 4 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 6 6,00 47 20 40,35 340,338 14 54 54 501 8197
% 13

15 485 BEYZANUR D EMİRTAŞ5A 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 10 5 8,33 45 22 37,67 333,684 15 66 66 584 9210
% 15

16 518 ECE RENGİN KAYABAŞI5A 11 3 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 3 4,00 7 8 4,33 43 23 35,33 330,039 16 73 73 635 9789
% 16

17 497 EYMEN* 5A 9 6 7,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 6 4,00 7 8 4,33 46 26 37,33 322,805 17 86 86 746 11079
% 18

18 510 BEREN GÜLER 5A 7 7 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 6 1 5,67 10 3 9,00 7 6 5,00 39 22 31,67 321,715 18 91 91 775 11301
% 18

19 1094 ZEYNEP AÇAR 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 4 4 2,67 7 2 6,33 6 6 4,00 6 8 3,33 41 27 32,00 317,795 19 97 97 830 12034
% 19

20 1905 YUNUS EMRE İNAL 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 7 5 5,33 42 30 32,01 316,050 20 99 99 861 12385
% 20

21 499 KAYRA ULUÖZ 5A 11 2 10,33 8 2 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 2 1 1,67 6 7 3,67 38 19 31,67 313,317 21 107 107 915 12952
% 21

22 745 AHMET MERT AYTAÇ 5A 7 7 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 7 4,67 6 9 3,00 45 28 35,67 310,880 22 109 109 960 13425
% 21

23 753 MİA NUR BALCI 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 44 31 33,67 307,181 23 116 116 1034 14163
% 23

24 511 ZEHRA PINARBAŞI 5A 9 5 7,33 6 3 5,00 7 1 6,67 8 1 7,67 2 8 -0,67 8 5 6,33 40 23 32,33 305,582 24 120 120 1061 14492
% 23

25 489 ÇINAR ÇİÇEK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 37 32 26,34 298,754 25 136 136 1225 16057
% 26

26 507 SİNEM ŞENGÜN 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 8 4,33 40 30 30,00 297,554 26 140 140 1254 16358
% 26

27 512 NEHİR BACAKSIZ 5A 9 5 7,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 9 -1,00 8 7 5,67 38 30 28,00 293,841 27 148 148 1325 17234
% 28

28 505 SELEN SALKIÇ 5A 9 5 7,33 4 0 4,00 1 1 0,67 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 31 18 25,00 293,765 28 149 149 1327 17257
% 28

29 488 CEMRE SAVAŞ 5A 9 5 7,33 6 3 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 0 1 -0,33 6 9 3,00 33 25 24,66 278,961 29 179 179 1658 21042
% 34

30 509 YAĞMUR GÜLER 5A 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 0 2 -0,67 4 10 0,67 33 28 23,67 272,859 30 189 189 1809 22764
% 36

31 491 DAMLA EROĞLAN 5A 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 12 -2,00 8 7 5,67 37 37 24,66 272,728 31 190 190 1811 22798
% 36

32 674 ECRİNVADA KERVAN 5A 7 6 5,00 3 7 0,67 4 5 2,33 6 2 5,33 2 3 1,00 7 7 4,67 29 30 19,00 269,087 32 201 201 1901 23905
% 38

33 503 NİHATP GÜNEY 5A 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 8 2,33 7 8 4,33 37 36 25,00 265,106 33 214 214 2008 25135
% 40



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5A

KATILIMLAR

34 508 ÜTKU GÜNER ÇELTİKLİ5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 10 1,67 28 39 15,00 261,932 34 224 224 2087 26071
% 42

35 493 ELA SARE KAYAN 5A 8 6 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 3 3 2,00 3 12 -1,00 31 32 20,33 261,212 35 227 227 2116 26304
% 42

36 479 AFRA ONGUN 5A 8 6 6,00 4 5 2,33 5 5 3,33 0 2 -0,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 27 36 14,99 260,095 36 231 231 2154 26702
% 43

37 486 BUĞRA GÜMÜŞ 5A 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 45 15,01 251,244 37 259 259 2390 29628
% 47

38 760 SİNEMİS ÇUHA 5A 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 27 44 12,35 236,629 38 298 298 2787 34958
% 56
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 537 ERVA * PINARBAŞI 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 64 11 60,34 425,694 1 7 7 33 966
% 1,54

2 899 BAHADIR ETLEÇ 5B 12 3 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 11 4 9,67 59 16 53,67 403,205 2 12 12 88 2000
% 3,19

3 553 YEKTA* CAN 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 5 10 1,67 12 3 11,00 58 16 52,68 391,782 3 18 18 136 2735
% 4,37

4 533 DOĞA * KIR 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 56 19 49,66 389,368 4 20 20 149 2912
% 4,65

5 805 BERAT GÜZLEKAYA 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 12 3 11,00 12 3 11,00 53 22 45,67 383,973 5 24 24 164 3330
% 5,32

6 550 TUNA * KURTULUŞ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 53 22 45,67 381,221 6 27 27 174 3547
% 5,66

7 546 ÖMER EMİR YAZICI 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 11 4 9,67 10 5 8,33 53 22 45,67 380,875 7 28 28 175 3576
% 5,71

8 739 ARHAN* ERSOY 5B 13 2 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 8 7 5,67 51 24 43,01 363,208 8 36 36 291 5268
% 8,41

9 527 AZRA S EVCİ 5B 12 3 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 7 3,67 9 6 7,00 51 22 43,67 358,228 9 40 40 334 5831
% 9,31

10 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 10 5 8,33 47 28 37,66 342,714 10 53 53 468 7842
% 13

11 545 NURAY ERVA ERDOĞAN5B 8 3 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 6 4,00 11 3 10,00 44 23 36,34 339,527 11 56 56 515 8333
% 13

12 523 AHMET* TUNA 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 4 6,67 9 6 7,00 47 25 38,68 338,252 12 58 58 529 8511
% 14

13 549 SUDE * ÖNGE 5B 10 5 8,33 9 0 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 5 9 2,00 48 19 41,66 334,698 13 62 62 565 9044
% 14

14 738 ALPER* ÖZGÜR 5B 7 8 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 10 5 8,33 49 26 40,33 334,401 14 65 65 573 9098
% 15

15 528 ÇAHANVARAS ŞENGÖZ5B 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 47 27 37,99 331,385 15 70 70 619 9577
% 15

16 540 KAAN KÜÇÜKERDEM 5B 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 46 29 36,33 331,298 16 71 71 623 9592
% 15

17 519 ASYA B YILMAZ 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 6 9 3,00 46 25 37,67 330,934 17 72 72 627 9646
% 15

18 547 RÜZGAR YANIK 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 9 6 7,00 43 22 35,66 327,336 18 77 77 668 10250
% 16

19 548 SU ÖYKÜ YÜCEL 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 7 4,67 45 24 37,00 326,685 19 79 79 678 10365
% 17

20 541 KEREMO COŞKUNER 5B 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 7 8 4,33 46 29 36,34 326,082 20 82 82 690 10475
% 17

21 544 ANDAÇ FAKİÇ 5B 10 4 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 47 27 38,00 322,736 21 87 87 747 11089
% 18

22 361 DENİZN ALAKURT 5B 6 8 3,33 5 4 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 3 8,00 42 21 35,00 321,713 22 92 92 776 11303
% 18

23 530 DAMLAA SERT 5B 9 6 7,00 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 5 1,33 8 6 6,00 43 23 35,33 316,005 23 100 100 862 12397
% 20

24 496 ERVA HAYAL GÜLER 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 8 7 5,67 45 24 37,01 313,512 24 105 105 908 12916
% 21

25 559 ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 2 2,33 6 8 3,33 40 24 31,99 308,361 25 115 115 1010 13929
% 22

26 584 AYSİMA SERİN 5B 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 8 1,33 9 5 7,33 41 30 31,00 305,992 26 118 118 1051 14398
% 23

27 795 ESİL * KILIÇASLAN 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 8 1,33 6 9 3,00 42 30 31,99 302,990 27 126 126 1116 15044
% 24

28 713 NİGAR* VURA L 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 3 0,00 6 9 3,00 41 23 33,33 302,625 28 128 128 1128 15136
% 24

29 536 ELFİN*NİSA AŞÇI 5B 6 9 3,00 7 2 6,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 8 4,33 39 28 29,67 295,115 29 144 144 1301 16929
% 27

30 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 5 10 1,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 9 3,00 5 10 1,67 42 33 31,01 281,434 30 171 171 1598 20345
% 32

31 535 ELANUR AVŞAR 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 8 4 6,67 35 28 25,67 281,086 31 172 172 1606 20424
% 33

32 532 DENİZZ GÖK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 2 1,33 9 6 7,00 31 33 20,00 280,374 32 175 175 1618 20640
% 33

33 521 ABDULLAH UYSAL 5B 8 7 5,67 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 38 34 26,67 269,007 33 203 203 1904 23927
% 38



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5B

KATILIMLAR

34 526 ASYA KAYA 5B 6 9 3,00 5 4 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 5 5,33 3 12 -1,00 35 36 23,00 267,554 34 208 208 1950 24388
% 39

35 543 KERİM* KAÇAN 5B 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 32 43 17,66 259,356 35 232 232 2173 26953
% 43

36 538 EYMEN* ÇARDAKLI 5B 4 11 0,33 6 3 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 7 4,67 33 40 19,67 257,925 36 238 238 2213 27430
% 44

37 534 DURU TUNALI 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 32 43 17,67 235,736 37 300 300 2812 35308
% 56

38 524 ALPEREN PADAR 5B 2 7 -0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 39 16,00 226,802 38 328 328 3068 39045
% 62
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 1220 SALİH EREN ŞANLIYURT5C 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 59 15 54,00 412,572 1 8 8 57 1537
% 2,45

2 774 YUSUF ÖZEN 5C 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 13 0 13,00 58 8 55,33 406,863 2 10 10 77 1808
% 2,89

3 477 ENSAR KORKMAZ 5C 11 4 9,67 4 4 2,67 8 2 7,33 7 0 7,00 11 3 10,00 12 2 11,33 53 15 48,00 397,210 3 14 14 115 2373
% 3,79

4 770 ARAS BAKİOĞLU 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 56 17 50,33 392,690 4 17 17 131 2669
% 4,26

5 586 MİKAİL AKIN 5C 13 1 12,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 0 9,00 8 4 6,67 11 4 9,67 53 16 47,68 389,100 5 21 21 151 2931
% 4,68

6 779 ZEYNEP ÖZTÜRK 5C 13 2 12,33 7 1 6,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 3 7,00 8 5 6,33 54 12 50,00 384,588 6 23 23 159 3272
% 5,22

7 597 YAĞMUR ATEŞ 5C 10 4 8,67 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 7 3 6,00 11 4 9,67 48 17 42,34 364,461 7 35 35 280 5115
% 8,17

8 588 ÖMER ATABEY 5C 10 4 8,67 4 5 2,33 8 2 7,33 6 3 5,00 6 6 4,00 12 3 11,00 46 23 38,33 353,230 8 44 44 375 6409
% 10

9 603 YAVUZ TEKİN 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 1 5,67 3 0 3,00 8 7 5,67 47 13 42,68 346,116 9 50 50 435 7361
% 12

10 563 EYLÜL ER 5C 8 7 5,67 3 6 1,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 13 2 12,33 43 24 35,00 345,883 10 51 51 437 7389
% 12

11 565 EYMEN B ESKİCİ 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 4 5,67 7 7 4,67 45 24 37,01 339,681 11 55 55 511 8302
% 13

12 568 İREM U ÜNLÜ 5C 10 4 8,67 3 5 1,33 6 4 4,67 8 0 8,00 3 3 2,00 11 3 10,00 41 19 34,67 334,485 12 63 63 570 9083
% 15

13 418 CEYLİN TEKİN 5C 7 7 4,67 8 0 8,00 8 1 7,67 4 6 2,00 5 2 4,33 10 3 9,00 42 19 35,67 329,608 13 74 74 642 9858
% 16

14 548 SAMİ ÇALIK 5C 10 4 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 9 5 7,33 40 22 32,67 326,503 14 80 80 684 10398
% 17

15 0 *E 5C 10 5 8,33 7 2 6,33 6 2 5,33 8 2 7,33 4 4 2,67 8 6 6,00 43 21 35,99 326,214 15 81 81 688 10451
% 17

16 183 NURBANU ÇALIK 5C 9 2 8,33 6 1 5,67 6 2 5,33 1 1 0,67 8 2 7,33 4 2 3,33 34 10 30,66 323,287 16 84 84 737 11000
% 18

17 571 MERT ARDA 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 4 2 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 7 5,67 42 24 34,00 322,398 17 88 88 758 11161
% 18

18 599 YAĞMUR BAL 5C 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 6 5,00 8 7 5,67 44 29 34,33 321,645 18 93 93 778 11316
% 18

19 576 ENES CEVAHİR 5C 8 6 6,00 4 1 3,67 7 1 6,67 7 1 6,67 2 3 1,00 11 3 10,00 39 15 34,01 321,624 19 94 94 779 11320
% 18

20 481 EBRU AŞIKÇI 5C 7 7 4,67 6 2 5,33 8 0 8,00 6 4 4,67 4 3 3,00 10 4 8,67 41 20 34,34 320,985 20 95 95 789 11451
% 18

21 609 ARDA GİRAY BOZKURT5C 9 3 8,00 5 2 4,33 3 4 1,67 6 0 6,00 3 7 0,67 10 2 9,33 36 18 30,00 315,473 21 101 101 874 12517
% 20

22 560 ESMA NUR ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 2 5,33 3 3 2,00 9 4 7,67 37 25 28,67 314,010 22 104 104 896 12812
% 20

23 480 CEREN GÜNEŞ 5C 7 5 5,33 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 4 5 2,33 9 4 7,67 38 25 29,66 306,192 23 117 117 1047 14363
% 23

24 424 ELİF AYDİLEK 5C 9 6 7,00 6 3 5,00 8 2 7,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 9 6 7,00 39 24 31,00 305,538 24 121 121 1062 14499
% 23

25 422 ECE AKBULUT 5C 4 4 2,67 2 2 1,33 6 1 5,67 6 1 5,67 4 2 3,33 10 1 9,67 32 11 28,34 304,909 25 123 123 1074 14621
% 23

26 317 BAŞAK NUR UĞUR 5C 10 3 9,00 7 2 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 3 5 1,33 7 7 4,67 37 25 28,66 304,115 26 125 125 1094 14800
% 24

27 567 FİRDEVS AKMAN 5C 11 2 10,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 1 7,67 7 7 4,67 35 21 28,00 302,655 27 127 127 1127 15123
% 24

28 747 DENİZ EKİM 5C 11 4 9,67 4 4 2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 1 7 -1,33 9 5 7,33 36 29 26,34 300,095 28 133 133 1190 15748
% 25

29 573 MİNA SU BİLİR 5C 9 5 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 0 9,00 1 4 -0,33 7 6 5,00 36 25 27,67 291,062 29 154 154 1380 17917
% 29

30 423 EMİR KAAN VARDAR 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 4 2,67 9 6 7,00 34 33 23,00 287,675 30 161 161 1444 18706
% 30

31 451 KATRE NUR AYAR 5C 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 3 8 0,33 33 27 24,00 278,012 31 184 184 1682 21298
% 34

32 591 SELİN ÇİNİCİOĞLU 5C 7 6 5,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 31 33 20,00 255,642 32 241 241 2273 28134
% 45

33 531 ERE  ALP BOZKURT 5C 2 4 0,67 6 4 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 24 19 17,67 243,569 33 274 274 2599 32402
% 52



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5C

KATILIMLAR

34 585 AZAL*RA JO RA*V A 5C 6 8 3,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 4 0,67 1 8 -1,67 7 7 4,67 20 38 7,33 230,813 34 314 314 2955 37355
% 60

35 5572 METEHAN KAHRIMAN 5C 2 13 -2,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 9 -1,00 8 7 5,67 24 47 8,34 220,242 35 344 344 3264 41940
% 67

36 817 ESLEM YAŞAR 5C 4 9 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 4 0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 19 38 6,34 218,150 36 350 350 3334 42884
% 68
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 667 ZEYNEP ÖZDEMİR 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 66 9 63,00 443,960 1 3 3 15 457
% 0,73

2 444 ZEYNEP RAVZA KARA 5D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 58,99 436,293 2 4 4 22 635
% 1,01

3 610 AYCANR ŞİRİN 5D 13 1 12,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 13 2 12,33 62 11 58,33 427,222 3 6 6 30 911
% 1,45

4 633 EMRE GÖKDE MİR 5D 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 58 17 52,33 407,107 4 9 9 74 1796
% 2,87

5 652 ÖYKÜ ZEHRA KALAYCIOĞL5D 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 12 3 11,00 55 15 50,00 378,606 5 29 29 187 3751
% 5,99

6 661 SENA ŞENEL 5D 11 2 10,33 7 1 6,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 7 3,67 11 3 10,00 51 16 45,67 369,561 6 32 32 247 4586
% 7,32

7 645 MİRAY* ARPA 5D 11 3 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 10 5 8,33 50 17 44,33 356,282 7 42 42 352 6062
% 9,68

8 626 EGE  İ BAĞLIBEL 5D 12 3 11,00 5 4 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 5 7,33 46 19 39,67 347,812 8 48 48 419 7116
% 11

9 615 EGE SONER 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 7 4,67 9 6 7,00 48 26 39,34 347,197 9 49 49 425 7211
% 12

10 608 ALİ EYMEN GÜLER 5D 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 9 6 7,00 46 27 36,99 338,786 10 57 57 524 8441
% 13

11 636 ERVA DERİN DİNCELİR 5D 9 2 8,33 6 3 5,00 4 3 3,00 8 1 7,67 3 2 2,33 10 3 9,00 40 14 35,33 332,297 11 68 68 609 9432
% 15

12 630 EMİR TOPLU 5D 9 6 7,00 5 4 3,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 3 8,00 5 7 2,67 45 22 37,67 332,050 12 69 69 614 9481
% 15

13 662 SERRAVSENA DOĞAN 5D 3 5 1,33 7 2 6,33 6 1 5,67 8 2 7,33 6 6 4,00 13 2 12,33 43 18 36,99 328,744 13 75 75 651 10002
% 16

14 627 ELA ALADAĞ 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 5 8,33 43 27 34,00 326,915 14 78 78 675 10312
% 16

15 641 HASAN ÇETİN 5D 11 3 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 4 1,67 7 7 4,67 39 23 31,34 314,934 15 103 103 880 12627
% 20

16 660 SAMİRALİNO KONUŞKAN5D 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 9 3,00 41 33 30,01 311,300 16 108 108 950 13344
% 21

17 646 NİSA FATMA BİYANKÖKÜ5D 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 6 3,00 8 7 5,67 41 30 31,00 302,535 17 129 129 1130 15158
% 24

18 628 ELİF N ÇELİK 5D 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 4 11 0,33 39 34 27,66 290,421 18 155 155 1387 18058
% 29

19 529 CEYLİN ATEŞ 5D 9 6 7,00 4 5 2,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 9 0,00 9 6 7,00 35 34 23,66 290,224 19 156 156 1390 18104
% 29

20 642 İKRA BOLAT 5D 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 8 0,33 7 7 4,67 34 35 22,33 281,856 20 170 170 1586 20221
% 32

21 643 İSLAM SOYKAN 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 10 5 8,33 36 39 23,00 279,284 21 178 178 1645 20931
% 33

22 0 CEYLİN URAL 5D 4 8 1,33 3 3 2,00 7 2 6,33 4 4 2,67 3 5 1,33 10 4 8,67 31 26 22,33 278,910 22 180 180 1660 21053
% 34

23 754 KUZEY RECA İ IŞIK 5D 10 5 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 1 6,67 4 9 1,00 5 10 1,67 34 37 21,67 276,697 23 185 185 1711 21662
% 35

24 6617 CEM İLYAS BEKTAŞ 5D 8 5 6,33 6 2 5,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 3 2,00 4 10 0,67 32 28 22,66 272,497 24 191 191 1817 22876
% 37

25 651 ÖMER O ÇEKAL 5D 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 6 9 3,00 37 38 24,33 271,145 25 193 193 1848 23267
% 37

26 649 NİSAN EDA KARAKAŞ 5D 6 8 3,33 5 4 3,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 36 32 25,33 268,685 26 204 204 1916 24030
% 38

27 637 ESİLA Ç*İ K 5D 7 6 5,00 1 3 0,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 2 3,33 2 5 0,33 26 21 18,99 264,694 27 217 217 2014 25265
% 40

28 644 MİRAÇÖEFE YILD 5D 7 6 5,00 4 5 2,33 6 2 5,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 6 6 4,00 29 30 18,99 262,911 28 220 220 2060 25772
% 41

29 662 CİHAN BUĞRA 5D 9 6 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 13 -4,33 7 8 4,33 33 40 19,66 259,068 29 233 233 2180 27061
% 43

30 638 ESİLA ÇAKIR 5D 7 7 4,67 3 5 1,33 5 3 4,00 6 3 5,00 4 7 1,67 3 8 0,33 28 33 17,00 253,013 30 250 250 2341 29002
% 46

31 569 KUTUPEYMEN AYKOL 5D 6 6 4,00 3 6 1,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 2 4,33 2 11 -1,67 28 33 16,99 252,198 31 254 254 2365 29264
% 47

32 616 BUSESO ALADAĞD 5D 3 10 -0,33 2 6 0,00 6 2 5,33 5 4 3,67 7 5 5,33 4 9 1,00 27 36 15,00 246,585 32 269 269 2507 31314
% 50

33 336 EMİR * BAYRAK AR 5D 7 5 5,33 4 3 3,00 4 3 3,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 3 7 0,67 26 31 15,67 244,549 33 271 271 2564 32019
% 51



5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5D

KATILIMLAR

34 635 EMRE TOPLU 5D 7 4 5,67 1 6 -1,00 6 4 4,67 3 4 1,67 2 7 -0,33 4 8 1,33 23 33 12,01 243,322 34 276 276 2610 32494
% 52

35 613 BERATÜ DAĞLI 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 5 10 1,67 29 44 14,34 233,783 35 302 302 2861 36109
% 58

36 420 DENİZ ALİİ POLAT 5D 6 8 3,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 7 1 6,67 1 10 -2,33 5 10 1,67 22 45 7,00 216,821 36 354 354 3379 43507
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 402 BİLAL* ÇOLAK 5E 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 70 5 68,34 476,315 1 1 1 1 47
% 0,08

2 405 AYBÜKE BARIŞ 5E 9 5 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 3 2,00 13 2 12,33 41 23 33,32 334,415 2 64 64 572 9097
% 15

3 981 BEYZA* ÇAKIR 5E 9 4 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 6 9 3,00 45 27 36,01 321,899 3 89 89 770 11257
% 18

4 241 ÖMER EM POYRAZ 5E 13 2 12,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 40 35 28,33 304,435 4 124 124 1084 14729
% 24

5 969 MERYEM SAGI 5E 9 5 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 9 1,00 7 8 4,33 41 31 30,65 301,576 5 131 131 1150 15391
% 25

6 2 ELANUR ŞIK 5E 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 7 3,67 7 8 4,33 39 34 27,67 301,414 6 132 132 1157 15431
% 25

7 3 RIDVAN VARDAR 5E 5 6 3,00 2 7 -0,33 5 1 4,67 9 1 8,67 6 5 4,33 8 4 6,67 35 24 27,01 296,288 7 143 143 1278 16641
% 27

8 657 ÇINARVALİ TİRYAKİ 5E 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 7 2,67 6 9 3,00 39 33 28,00 289,906 8 157 157 1399 18181
% 29

9 195 ÖMER EGE SEÇİK 5E 9 5 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 6 9 3,00 37 27 28,00 287,861 9 160 160 1439 18654
% 30

10 5 DEFNE* TIRMIK 5E 6 8 3,33 5 4 3,67 5 4 3,67 6 3 5,00 6 7 3,67 7 7 4,67 35 33 24,01 283,126 10 166 166 1546 19855
% 32

11 734 ERCAN AKARSU 5E 10 3 9,00 5 3 4,00 3 2 2,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 5 6 3,00 26 24 17,99 270,890 11 195 195 1857 23329
% 37

12 361 ANIL * MUTLU 5E 5 9 2,00 6 3 5,00 6 1 5,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 7 3,67 35 28 25,68 269,054 12 202 202 1902 23909
% 38

13 71 AYŞE NAZ KESER 5E 6 9 3,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 6 9 3,00 34 39 21,01 264,636 13 218 218 2017 25282
% 40

14 678 YUNUSTEREN ÇAKIR 5E 3 8 0,33 5 5 3,33 3 6 1,00 8 2 7,33 5 8 2,33 6 4 4,67 30 33 18,99 256,827 14 239 239 2241 27755
% 44

15 0 ZEYN* ATLI 5E 10 5 8,33 3 5 1,33 2 4 0,67 1 9 -2,00 2 9 -1,00 6 7 3,67 24 39 11,00 254,867 15 246 246 2291 28371
% 45

16 1089 ELİF Ü ÜNER 5E 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 7 8 4,33 28 43 13,65 253,875 16 248 248 2316 28716
% 46

17 129 HÜMA ELİF BAŞYEMENİC5E 5 4 3,67 4 2 3,33 5 2 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 26 26 17,32 252,447 17 252 252 2359 29203
% 47

18 414 EGE  * KURŞUN 5E 7 6 5,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 26 37 13,66 250,959 18 261 261 2397 29722
% 47

19 736 İLKER COŞKUN 5E 5 8 2,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 9 1,00 6 9 3,00 29 40 15,67 248,780 19 266 266 2453 30487
% 49

20 369 İDİL DERİN ÇAKIR 5E 6 7 3,67 6 2 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 2 10 -1,33 4 10 0,67 29 37 16,68 240,598 20 284 284 2688 33429
% 53

21 580 YUSUFAĞA AKHUNDOV5E 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 32 42 18,00 240,505 21 285 285 2689 33463
% 53

22 371 ZEHRA SAYGILAR 5E 5 9 2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 28 39 15,01 237,634 22 294 294 2760 34567
% 55

23 86 BEREN FIRAT 5E 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 6 7,00 2 13 -2,33 28 47 12,34 227,302 23 325 325 3051 38837
% 62

24 1000 İREM Ö ÖRENÇ 5E 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 25 49 8,66 225,930 24 334 334 3095 39416
% 63

25 1034 ŞEKERT HASANL I 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 23 49 6,67 220,447 25 343 343 3256 41846
% 67

26 1095 ERVA Ş  E ŞADE 5E 5 9 2,00 2 4 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 21 43 6,67 219,336 26 346 346 3296 42359
% 68

27 452 TALHAAMMAR BAGCI 5E 4 9 1,00 2 5 0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 8 0,33 1 8 -1,67 22 38 9,32 214,806 27 361 361 3435 44420
% 71

28 466 MELİSA DOĞRU 5E 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 24 51 6,99 212,403 28 367 367 3507 45589
% 73

29 658 GÖK DENİZ GÖKTAŞ 5E 3 11 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 8 0,33 2 6 0,00 21 41 7,33 209,675 29 373 373 3585 46868
% 75

30 240 AKMETKEREM POYRAZ5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 52 4,66 208,381 30 377 377 3627 47463
% 76

31 6 ELİF NUR GÜNGÖR 5E 4 11 0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 4 10 0,67 5 10 1,67 21 53 3,34 208,352 31 378 378 3628 47474
% 76

32 5818 BERK*UĞ KOZAR 5E 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,666 32 407 407 3954 52700
% 84

33 710 HÜSEYİN YILDIRIM 5E 2 8 -0,67 3 2 2,33 2 6 0,00 4 3 3,00 4 7 1,67 0 13 -4,33 15 39 2,00 188,078 33 424 424 4161 56163
% 90



5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5E

KATILIMLAR

34 915 ZEYNEPSENA SAĞD 5E 5 10 1,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 15 57 -4,00 186,803 34 427 427 4188 56619
% 90

35 401 MİRHEN ELGANEM 5E 4 10 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 1 14 -3,67 17 55 -1,34 185,611 35 428 428 4207 57017
% 91

36 1042 ASLIH* AKMA 5E 1 13 -3,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 0 7 -2,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 13 51 -3,98 170,324 36 449 449 4435 60637
% 97

37 1029 AHMET GÜNGÖR 5E 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 17 58 -2,34 169,869 37 450 450 4441 60715
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 427 HİRA V ÇELİK 5F 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 8 6 6,00 39 22 31,67 301,979 1 130 130 1142 15295
% 24

2 231 SEMİHTAHA KARAKUŞ 5F 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 6 9 3,00 39 35 27,34 298,151 2 138 138 1244 16204
% 26

3 270 YARENB TOYGA 5F 9 4 7,67 4 4 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 8 5 6,33 35 25 26,67 294,042 3 147 147 1322 17189
% 27

4 939 ZEYNEP KOÇYİĞİT 5F 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 7 8 4,33 8 7 5,67 36 39 23,00 288,619 4 159 159 1418 18462
% 29

5 266 AYBÜKE CANDEMİR 5F 10 5 8,33 4 6 2,00 2 0 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 28 29 18,33 281,082 5 173 173 1607 20426
% 33

6 438 ECRİN DEMİRAY 5F 9 5 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 4 10 0,67 29 44 14,33 271,097 6 194 194 1850 23271
% 37

7 742 ZEYNEP GENÇ 5F 8 6 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 4 4 2,67 4 7 1,67 5 10 1,67 32 34 20,68 269,843 7 197 197 1883 23653
% 38

8 407 ERVA NUR Ç EŞME 5F 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 2 13 -2,33 34 41 20,34 267,802 8 207 207 1943 24297
% 39

9 230 ÖMER F*U K TATLI 5F 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 33 41 19,33 267,312 9 209 209 1956 24459
% 39

10 68 SEMİHV   Ü ERGÜL 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 35 38 22,33 261,518 10 225 225 2105 26212
% 42

11 191 BEREN* DUMAN 5F 7 6 5,00 3 5 1,33 3 1 2,67 0 2 -0,67 2 7 -0,33 8 5 6,33 23 26 14,33 261,381 11 226 226 2113 26261
% 42

12 23 ŞEHNAZ GÜL 5F 9 6 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 30 45 14,99 260,839 12 228 228 2131 26431
% 42

13 46400 HARUN EMİN SEVENCAN5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 28 47 12,33 244,478 13 272 272 2567 32043
% 51

14 577 MERT ŞAŞMAZ 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 27 43 12,67 239,093 14 290 290 2719 33989
% 54

15 688 KEREM DOKUR 5F 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 10 -0,33 3 10 -0,33 29 40 15,68 237,527 15 295 295 2762 34606
% 55

16 0 ELİFNUR KALEOĞLU 5F 7 8 4,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 24 49 7,67 232,791 16 305 305 2889 36513
% 58

17 687 ZEYNEP HORASAN 5F 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 13 -2,33 3 7 0,67 28 42 14,01 228,207 17 324 324 3028 38428
% 61

18 213 EDA  * YILDIRIM 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 9 1,00 4 11 0,33 26 46 10,67 226,517 18 331 331 3076 39183
% 63

19 1132 MEHMETEMİN GÜLTEKİN5F 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 217,503 19 351 351 3355 43190
% 69

20 1155 NUR BANU AKBAŞ 5F 6 8 3,33 2 5 0,33 5 5 3,33 2 4 0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 19 42 5,00 209,245 20 376 376 3603 47082
% 75

21 0 ELA  İ YILDIRIM 5F 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 22 52 4,66 204,757 21 393 393 3740 49112
% 78

22 0 YUNUS MIRDAN 5F 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 20 55 1,67 199,583 22 402 402 3876 51421
% 82

23 9977 EDA  T CEYLAN 5F 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,666 23 407 407 3954 52700
% 84

24 715 TAHABERK ŞEN 5F 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 18 57 -1,00 194,957 24 413 413 4011 53450
% 85

25 462 AHMETTTAHA DEMİRTAŞ5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 9 0,00 1 14 -3,67 23 49 6,67 194,182 25 415 415 4040 53775
% 86

26 11031 MARAM MUHAMMED 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 19 55 0,66 191,097 26 418 418 4110 55067
% 88

27 702 LARA T BATĞİ 5F 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 189,507 27 421 421 4134 55632
% 89

28 0 ALİ AYAZ 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 21 54 3,00 183,842 28 432 432 4242 57585
% 92

29 1140 YASN KUCUR 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 2 6 0,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 14 58 -5,35 173,227 29 443 443 4403 60171
% 96

30 1070 BİLAL UĞR HIZLI 5F 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 60 -5,00 173,118 30 444 444 4405 60191
% 96

31 860 HEDİYE BERKET 5F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 171,116 31 446 446 4425 60508
% 97

32 1090 ELİF NAZ TUNCİL 5F 2 13 -2,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 5 2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 14 60 -6,00 170,766 32 447 447 4431 60563
% 97

33 699 TUĞRAP CANBAŞ 5F 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 16 59 -3,66 164,525 33 454 454 4493 61372
% 98



5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5F

KATILIMLAR
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 708 MELİKE SALCI 5G 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 8 5 6,33 53 20 46,33 368,000 1 33 33 257 4735
% 7,56

2 679 ECRİN NAZ 5G 10 5 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 8 3,33 10 5 8,33 43 31 32,66 328,460 2 76 76 655 10052
% 16

3 968 AHMET EMİR GEZER 5G 9 5 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 5 9 2,00 44 28 34,66 323,183 3 85 85 740 11018
% 18

4 429 HAMZA ÖZDEMİR 5G 9 5 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 4 5,67 7 8 4,33 42 26 33,33 321,752 4 90 90 774 11291
% 18

5 12 ELİF SARI 5G 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 1 3,67 9 6 7,00 41 21 34,01 320,677 5 96 96 792 11506
% 18

6 1248 ZÜMRA YILDIRIM 5G 9 3 8,00 6 2 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 6 3,00 7 6 5,00 39 24 31,00 313,475 6 106 106 910 12922
% 21

7 506 EMİN *HMET KILIÇ 5G 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 42 33 31,00 309,450 7 112 112 991 13712
% 22

8 731 MEHMET URAL 5G 10 4 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 42 32 31,33 309,256 8 113 113 996 13752
% 22

9 866 AHMETE YILM Z 5G 7 6 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 10 5 8,33 37 27 28,00 292,109 9 153 153 1352 17662
% 28

10 874 RAVZA ŞİŞLİ 5G 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 38 37 25,67 287,064 10 163 163 1466 18872
% 30

11 1039 ALİ İHSAN KÖSE 5G 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 5 10 1,67 5 10 1,67 38 35 26,35 280,432 11 174 174 1616 20618
% 33

12 404 BARIŞ HASANO V 5G 7 8 4,33 4 5 2,33 6 4 4,67 8 1 7,67 4 11 0,33 7 8 4,33 36 37 23,66 273,650 12 188 188 1790 22545
% 36

13 339 ÖMER EFE EŞİYOK 5G 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 35 39 22,01 271,393 13 192 192 1841 23186
% 37

14 13 MERYEM ORHAN 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 3 12 -1,00 34 40 20,66 256,446 14 240 240 2253 27885
% 45

15 463 AİŞE ESLEM ÇATALBAŞ5G 6 9 3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 27 46 11,66 239,538 15 288 288 2704 33823
% 54

16 342 ZEYNEP KOR KMAZ 5G 5 6 3,00 0 2 -0,67 3 4 1,67 7 2 6,33 2 4 0,67 4 8 1,33 21 26 12,33 236,438 16 299 299 2795 35030
% 56

17 1110 GÜ BAHAR AY AÇ 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 9 2,00 5 10 1,67 26 48 10,01 232,701 17 306 306 2892 36548
% 58

18 1100 EYMEN DOĞAN 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,66 226,258 18 332 332 3086 39293
% 63

19 329 AYŞE NASİPLİ 5G 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 6 8 3,33 26 48 9,99 223,426 19 341 341 3171 40507
% 65

20 996 EYÜP ENSAR GÖKÇEKE5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 24 51 6,99 217,194 20 353 353 3364 43325
% 69

21 164 ÜMİT ALT N 5G 7 7 4,67 2 2 1,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 17 35 5,33 216,085 21 356 356 3395 43815
% 70

22 1888 HANANA ALKADUR 5G 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 214,988 22 359 359 3427 44334
% 71

23 1134 MELİKE AKBULUT 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,67 214,887 23 360 360 3432 44382
% 71

24 514 ARDA GÜBÜÇOĞLU 5G 6 9 3,00 1 3 0,00 3 0 3,00 3 10 -0,33 3 12 -1,00 16 34 4,67 211,435 24 370 370 3530 46023
% 73

25 516 İSM İL AŞKIN 5G 5 9 2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 2 9 -1,00 3 9 0,00 21 44 6,34 211,043 25 371 371 3538 46208
% 74

26 9 YUSUFU KÖSE 5G 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 210,767 26 372 372 3548 46348
% 74

27 0 ENES AKÇAM 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 209,535 27 374 374 3588 46948
% 75

28 21 EMİRHAN ERİCEK 5G 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 26 49 9,68 204,245 28 394 394 3758 49350
% 79

29 2950 YUSUF TOP* 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 20 45 5,00 200,978 29 398 398 3845 50824
% 81

30 581 AHMETV DABBAHG 5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 20 55 1,67 200,876 30 399 399 3849 50872
% 81

31 290 EFL*S EVDE KAYA 5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 10 0,67 20 54 1,99 200,343 31 401 401 3860 51071
% 82

32 919 EGE BAKAN 5G 4 9 1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 10 -0,33 15 46 -0,33 196,507 32 409 409 3961 52784
% 84

33 88 ÇAĞANURA PAKSOY 5G 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 17 57 -1,99 189,896 33 420 420 4130 55495
% 89



5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5G

KATILIMLAR

34 1119 HARUNNAEFE ERDAL 5G 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 183,455 34 433 433 4247 57708
% 92

35 1049 BEDİR HAN YILMAN 5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 16 59 -3,67 177,697 35 438 438 4340 59240
% 95

36 447 F*Z A NİL HENDEN 5G 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 0 15 -5,00 20 55 1,66 175,039 36 442 442 4385 59866
% 96

37 51 MUSTAFA ÇOLAK 5G 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 17 58 -2,33 172,568 37 445 445 4410 60275
% 96
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5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 11 SARYA OĞUZ 5H 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 5 8,33 50 20 43,33 356,424 1 41 41 350 6037
% 9,64

2 209 EMİR MUTLU 5H 8 7 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 48 27 39,01 333,248 2 67 67 592 9282
% 15

3 1211 ZEHRA MAVİŞ 5H 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 40 30 30,01 315,438 3 102 102 875 12525
% 20

4 382 SİMA KASSAP 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 8 4,33 6 9 3,00 44 31 33,66 305,517 4 122 122 1063 14506
% 23

5 1060 BEREN BELET 5H 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 1 7,67 2 6 0,00 7 7 4,67 35 31 24,67 279,821 5 176 176 1632 20783
% 33

6 393 GÖRKEM BAYRAK 5H 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 1 0 1,00 7 8 4,33 33 28 23,67 279,361 6 177 177 1643 20908
% 33

7 440 BASMA ABDUL*AH 5H 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 35 40 21,66 266,510 7 212 212 1972 24694
% 39

8 109 ZARA EYLÜL HASTUNÇ5H 7 7 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 35 39 22,01 265,848 8 213 213 1988 24906
% 40

9 686 AHMET ENGİN 5H 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 31 44 16,33 262,706 9 221 221 2068 25838
% 41

10 748 ELANUR CANPOLAT 5H 8 7 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 7 1 6,67 2 9 -1,00 4 9 1,00 33 33 22,01 260,127 10 230 230 2153 26690
% 43

11 1078 BUSENAZ KALMUKOĞLU5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 28 47 12,33 255,420 11 242 242 2276 28194
% 45

12 318 AZRA 5H 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 7 5,67 7 8 4,33 28 46 12,67 255,196 12 245 245 2283 28259
% 45

13 268 ÇAĞLASUDE BİLGE 5H 7 8 4,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 2 6 0,00 4 10 0,67 31 35 19,34 253,764 13 249 249 2320 28749
% 46

14 458 YAKUP BOZOĞLU 5H 3 5 1,33 3 4 1,67 4 4 2,67 1 6 -1,00 6 5 4,33 5 7 2,67 22 31 11,67 247,266 14 267 267 2492 31042
% 50

15 386 KEREM KARABULUT 5H 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 45 14,00 242,140 15 280 280 2643 32917
% 53

16 223 HAKTAN YILDIRIM 5H 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 29 46 13,67 239,096 16 289 289 2718 33986
% 54

17 562 ÖMER GOJ *I 5H 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 1 4 -0,33 4 9 1,00 23 35 11,33 233,287 17 303 303 2874 36299
% 58

18 1087 ELİF *AZ 5H 3 8 0,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 10 1,67 4 8 1,33 25 41 11,33 231,163 18 311 311 2945 37192
% 59

19 1168 SAMİ YUSUF NERGİZ 5H 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 9 2,00 23 51 6,00 230,931 19 312 312 2950 37308
% 60

20 97 SALİH ÇETİN 5H 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 10,99 230,918 20 313 313 2951 37310
% 60

21 472 FİRDEVS ÇAĞLAYAN 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 9 2,00 1 13 -3,33 28 45 13,00 227,179 21 326 326 3057 38895
% 62

22 683 EFSA DURU ENGİN 5H 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 25 49 8,67 225,956 22 333 333 3094 39409
% 63

23 45 İ R HİM İL T* 5H 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 8 3,33 2 13 -2,33 26 48 10,00 225,412 23 335 335 3110 39659
% 63

24 0 MEDİNE NUR UĞUR 5H 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 22 50 5,34 223,455 24 340 340 3170 40500
% 65

25 2152 DENİZ*ILG* KAR 5H 4 7 1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 1 3,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 20 32 9,33 219,156 25 347 347 3305 42428
% 68

26 92 ÖMER FARUK KORKMAZ5H 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 25 44 10,33 217,288 26 352 352 3360 43280
% 69

27 29 NİSA YILMAZ 5H 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,67 213,327 27 363 363 3479 45134
% 72

28 0 TURAN 5H 5 9 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 21 52 3,67 211,923 28 368 368 3517 45811
% 73

29 75 OSMANNEREN SEÇİK 5H 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 21 54 3,01 208,102 29 379 379 3636 47589
% 76

30 0 AHMETK *E 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,33 207,168 30 382 382 3662 47974
% 77

31 852 AYDIN MERT GÜNAYDIN5H 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 206,735 31 387 387 3678 48158
% 77

32 453 ATLASSTAŞI N 5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 0 13 -4,33 19 47 3,34 200,872 32 400 400 3850 50873
% 81

33 1018 EMİRHAN ÖZCAN 5H 5 10 1,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 1 13 -3,33 17 56 -1,66 193,815 33 416 416 4049 53927
% 86



5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5H

KATILIMLAR

34 144 DENİZ ABBSOVA 5H 2 13 -2,33 5 10 1,67 7 23 -0,66 190,911 34 419 419 4114 55135
% 88

35 0 ELANUR AYH*LI 5H 4 9 1,00 1 9 -2,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 12 45 -3,00 185,131 35 429 429 4220 57163
% 91

36 10 AYSU DEFNE ÖZAYDIN5H 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 57 -1,00 182,664 36 434 434 4260 57940
% 93

37 910 BİLAL 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 15 -5,00 1 14 -3,67 18 57 -1,00 175,128 37 441 441 4384 59836
% 96

38 260 MUHAMMED SADİ 5H 3 12 -1,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 61 -6,33 170,478 38 448 448 4434 60609
% 97
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5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5I

KATILIMLAR

1 1136 MERVEVGÜLT EKİN 5I 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 50 25 41,67 351,146 1 45 45 393 6688
% 11

2 409 MEHMET SARICI 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 11 4 9,67 48 23 40,35 348,240 2 47 47 415 7048
% 11

3 8 MEHMETAKİF ÇOBANOĞLU5I 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 10 1,67 10 5 8,33 46 29 36,34 334,968 3 61 61 563 9003
% 14

4 93 ECEM T TOSUN 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 11 4 9,67 6 9 3,00 40 35 28,34 316,139 4 98 98 857 12366
% 20

5 358 ESLEM ÇETİN 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 7 8 4,33 41 34 29,67 309,217 5 114 114 997 13761
% 22

6 445 SUDENAZ DOKUMAN 5I 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 7 4,67 5 10 1,67 40 34 28,67 299,546 6 134 134 1204 15867
% 25

7 160 KAAN ÜSTÜN 5I 9 5 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 9 3,00 6 8 3,33 39 33 27,99 299,205 7 135 135 1215 15948
% 25

8 392 EBRAR KUYU 5I 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 42 33 31,00 298,404 8 137 137 1237 16149
% 26

9 476 BARAN TAŞOĞLU 5I 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 7 3,67 7 8 4,33 39 34 27,67 297,810 9 139 139 1250 16289
% 26

10 726 BEGÜM HİRA NALÇA 5I 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 40 35 28,33 297,354 10 141 141 1261 16404
% 26

11 728 SARE ÖZDEMİR 5I 8 4 6,67 7 1 6,67 7 3 6,00 9 0 9,00 2 0 2,00 33 8 30,34 287,672 11 162 162 1445 18707
% 30

12 0 ÖZGÜR A ALVER 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 36 39 23,00 283,044 12 168 168 1554 19886
% 32

13 465 MİRAÇÇ TEİN 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 10 1,67 6 9 3,00 38 37 25,66 278,529 13 181 181 1669 21166
% 34

14 1093 ENES ÜFTAD E İNSAN 5I 6 8 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 7 5,67 5 10 1,67 33 41 19,34 269,838 14 198 198 1884 23655
% 38

15 293 ÖMER ŞENOL 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 9 2,00 4 11 0,33 36 38 23,33 269,622 15 199 199 1888 23728
% 38

16 207 KAYRA ÇALG ICI 5I 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 11 0,33 6 9 3,00 35 38 22,33 268,090 16 206 206 1932 24208
% 39

17 0 KEREMS KARATAŞ 5I 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 30 45 15,00 255,274 17 244 244 2280 28235
% 45

18 296 SUDE GÜNDOĞDU 5I 6 1 5,67 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,33 15 2 14,34 254,070 18 247 247 2311 28646
% 46

19 1101 EYMEN DALDAL 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 43 17,67 252,573 19 251 251 2356 29163
% 47

20 1165 SALİH SARAÇOĞL U 5I 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 3 12 -1,00 28 47 12,33 251,009 20 260 260 2396 29711
% 47

21 181 MİRAYL TAŞOĞLU 5I 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 28 47 12,34 244,385 21 273 273 2571 32072
% 51

22 374 NURAY ABBASOVA 5I 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 28 47 12,33 240,847 22 283 283 2679 33344
% 53

23 283 NİLAYN ERTÜRK 5I 4 8 1,33 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 0 2 -0,67 23 21 15,99 240,203 23 286 286 2694 33589
% 54

24 215 CEYLİN KAHRAMAN 5I 9 6 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 237,857 24 292 292 2750 34469
% 55

25 217 AZRA ÇATAL 5I 5 8 2,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 8 3,33 23 48 7,00 237,085 25 297 297 2777 34791
% 56

26 720 NUR  P ŞAHİNÖ 5I 5 6 3,00 0 1 -0,33 7 8 4,33 12 15 7,00 233,130 26 304 304 2879 36377
% 58

27 206 ASYA ÇALGICI 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,67 231,484 27 310 310 2927 37040
% 59

28 1137 M İ R A Y S E V İ M 5I 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 6 9 3,00 26 48 10,00 228,683 28 321 321 3012 38223
% 61

29 388 SAİT YAZICI 5I 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,35 228,630 29 322 322 3014 38244
% 61

30 1181 TAHA TAIİP AITAN 5I 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 27 48 10,99 226,527 30 330 330 3075 39179
% 63

31 47 MUHAMMED POYRAZ 5I 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 9 -1,00 3 11 -0,67 25 45 9,99 225,065 31 337 337 3122 39801
% 64

32 469 ELİSA DAL 5I 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 28 47 12,33 224,602 32 339 339 3137 40000
% 64

33 857 NİSA NUR ACAR 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 22 53 4,33 218,210 33 349 349 3331 42846
% 68



5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5I

KATILIMLAR

34 399 KAYRA KÖSEOĞLU 5I 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,34 215,556 34 357 357 3415 44073
% 70

35 729 RÜZGAR AK 5I 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,34 206,251 35 390 390 3695 48391
% 77

36 1148 NEDAH* T CİR 5I 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00 197,597 36 405 405 3928 52330
% 84

37 4776 ÖMER DİRİC* 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 12 63 -9,00 166,131 37 452 452 4475 61232
% 98

38 897 BERAT KAA ŞAHİN 5I 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 10 65 -11,67152,229 38 455 455 4525 62108
% 99
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5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5K

KATILIMLAR

1 432 ZEYNEP KORKMAZ 5K 12 2 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 8 5 6,33 51 14 46,33 367,443 1 34 34 260 4785
% 7,64

2 355 ALTUĞ UĞUR 5K 9 6 7,00 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 10 5 8,33 46 29 36,33 336,109 2 60 60 548 8837
% 14

3 16 MUSA O KUZU 5K 7 7 4,67 6 2 5,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 8 3,33 38 27 28,99 292,853 3 152 152 1344 17490
% 28

4 297 İBRAHİM KIZIL 5K 11 4 9,67 2 6 0,00 4 4 2,67 4 2 3,33 1 3 0,00 6 5 4,33 28 24 20,00 283,200 4 165 165 1544 19843
% 32

5 65 ÖMER HAMZA ÖZ 5K 10 4 8,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 5 2 4,33 3 3 2,00 5 4 3,67 27 21 20,00 283,083 5 167 167 1552 19879
% 32

6 389 BURAK KOÇYİĞİT 5K 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 9 0,00 5 9 2,00 38 32 27,34 278,455 6 182 182 1671 21178
% 34

7 460 ALİBERKK YILDIRIM 5K 7 7 4,67 4 3 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 6 8 3,33 34 36 22,00 276,422 7 186 186 1723 21750
% 35

8 172 DUYGU* FİDAN 5K 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 36 39 22,99 274,354 8 187 187 1769 22335
% 36

9 84 MELEK* KARACA 5K 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 29 46 13,66 270,106 9 196 196 1876 23565
% 38

10 277 NEHİRNUR YILMAZ 5K 9 3 8,00 3 4 1,67 5 4 3,67 5 3 4,00 0 3 -1,00 4 4 2,67 26 21 19,01 267,153 10 210 210 1960 24500
% 39

11 56 MELİS* BÜLBÜL 5K 4 8 1,33 3 5 1,33 6 2 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 31 32 20,32 262,665 11 222 222 2069 25857
% 41

12 1032 ALİ  * ÇAĞLAYAN 5K 7 5 5,33 4 4 2,67 5 4 3,67 1 1 0,67 1 5 -0,67 7 6 5,00 25 25 16,67 262,210 12 223 223 2081 25995
% 42

13 682 NEHİR TİLKİ 5K 8 5 6,33 3 4 1,67 4 5 2,33 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 30 39 17,00 258,019 13 236 236 2209 27396
% 44

14 341 NESİBE GÜNKAYA 5K 5 10 1,67 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 1 8 -1,67 5 8 2,33 34 31 23,66 251,874 14 257 257 2375 29374
% 47

15 98 CEREN* TELLİ 5K 4 10 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 9 1,00 8 4 6,67 28 41 14,35 250,440 15 263 263 2408 29887
% 48

16 434 ZEYNEP İLGEN 5K 9 3 8,00 2 5 0,33 2 5 0,33 3 3 2,00 3 9 0,00 4 9 1,00 23 34 11,66 249,228 16 265 265 2446 30336
% 48

17 483 SONERK KAMACI 5K 7 8 4,33 1 6 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 29 43 14,67 242,836 17 278 278 2621 32670
% 52

18 733 IRMAK* ÇETİN 5K 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,33 241,360 18 282 282 2663 33181
% 53

19 60 MİNA* BALCI 5K 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 31 44 16,34 238,120 19 291 291 2743 34351
% 55

20 356 EYMEN MERT ÇETİN 5K 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 26 48 10,00 233,994 20 301 301 2858 36018
% 58

21 1167 SAMİRA UMAROV A 5K 7 7 4,67 5 4 3,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 11 -0,67 25 45 10,00 232,531 21 307 307 2895 36609
% 58

22 554 EMİR T YORGANCI 5K 2 3 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 13 -2,33 24 34 12,67 230,673 22 315 315 2964 37409
% 60

23 706 AHMET*EFE ÖZDEMİR 5K 6 3 5,00 1 3 0,00 2 2 1,33 9 8 6,33 229,176 23 320 320 3001 38027
% 61

24 349 ZEHRA CIRIT 5K 6 8 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 51 6,00 224,807 24 338 338 3126 39901
% 64

25 1083 ÇINAR* YEŞİLTEPE 5K 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 10 0,67 5 10 1,67 22 42 8,01 221,462 25 342 342 3225 41377
% 66

26 691 BURAK* SARAÇOĞLU 5K 3 7 0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 18 36 6,00 215,406 26 358 358 3419 44140
% 70

27 439 BERKAY ERSOY 5K 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,00 212,815 27 364 364 3495 45375
% 72

28 1139 M BURAK FIRAT 5K 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 211,834 28 369 369 3519 45845
% 73

29 922 İKRA SEVİM 5K 4 11 0,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 22 53 4,33 209,454 29 375 375 3593 46978
% 75

30 952 FATMA* ÖZDEMİR 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 23 52 5,67 207,646 30 380 380 3651 47784
% 76

31 350 BEREN UĞUR 5K 7 8 4,33 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 9 0,00 1 14 -3,67 21 50 4,33 207,218 31 381 381 3660 47962
% 77

32 467 AKIN BERK ÇELİK 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 21 54 3,00 206,895 32 385 385 3672 48090
% 77

33 579 ELİF BÜŞRA DEMİREL 5K 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 19 51 2,00 203,728 33 395 395 3780 49598
% 79



5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5K

KATILIMLAR

34 653 ÖMER FARUK DEVELİ  H5K 6 8 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 56 -0,67 198,474 34 404 404 3907 51920
% 83

35 681 E ASAF ZIVK ARA 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 2,99 196,415 35 410 410 3965 52834
% 84

36 1204 YUNUSEMRE GÜRKAN 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 19 56 0,34 194,313 36 414 414 4037 53721
% 86

37 693 SARP KAYA 5K 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 2 11 -1,67 2 13 -2,33 20 52 2,67 187,997 37 425 425 4163 56195
% 90

38 10153 MERREM HACAMED 5K 0 7 -2,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 3 6 1,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 9 34 -2,33 184,875 38 430 430 4223 57227
% 91

39 707 BARIŞ EFE ZİREK 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,34 184,275 39 431 431 4237 57424
% 92

40 219 IŞILI*Ş  L GÜÜL L 5K 0 15 -5,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,33 176,470 40 440 440 4359 59567
% 95

41 1117 HA  M*Z A ALİM 5K 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,01 165,749 41 453 453 4477 61269
% 98
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5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5L

KATILIMLAR

1 441 YAĞIZ*BERK KARAKAŞ5L 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,66 446,231 1 2 2 11 406
% 0,65

2 1011 ŞEVVAL AK 5L 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 2 8,33 10 5 8,33 51 20 44,32 369,726 2 31 31 243 4564
% 7,29

3 698 AHMETYAVUZ ÖZCAN 5L 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,66 342,847 3 52 52 466 7817
% 12

4 326 EMİN * SERDA 5L 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 7 5,67 8 7 5,67 48 27 39,01 337,512 4 59 59 540 8633
% 14

5 930 AZRA * SAĞLAM 5L 10 3 9,00 3 6 1,00 8 2 7,33 7 1 6,67 5 6 3,00 6 8 3,33 39 26 30,33 310,095 5 111 111 980 13583
% 22

6 148 BER İLADA ŞAHİN 5L 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 8 4,33 5 9 2,00 38 36 26,00 293,212 6 150 150 1335 17387
% 28

7 184 ÇINAR* ERMİŞ 5L 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 7 4,67 6 8 3,33 37 36 25,00 292,890 7 151 151 1343 17483
% 28

8 14 ECRİN*ADA ABAY 5L 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,68 283,454 8 164 164 1537 19766
% 32

9 226 ÖZLEM* ÖZKADAM 5L 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,67 278,322 9 183 183 1673 21207
% 34

10 703 YUSUF* DAĞ 5L 9 6 7,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 269,168 10 200 200 1896 23885
% 38

11 450 ZEYNEP DOĞRU 5L 9 5 7,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 4 8 1,33 6 9 3,00 30 40 16,66 268,137 11 205 205 1930 24197
% 39

12 828 AHMETYUSUF KIYAKOĞLU5L 7 5 5,33 5 4 3,67 5 5 3,33 4 2 3,33 0 4 -1,33 7 6 5,00 28 26 19,33 265,008 12 215 215 2009 25159
% 40

13 0 KEREM* ŞAYAN 5L 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 36 39 23,01 264,992 13 216 216 2011 25167
% 40

14 542 EYÜPANIL DAKAK 5L 7 5 5,33 5 2 4,33 6 3 5,00 3 6 1,00 5 6 3,00 0 3 -1,00 26 25 17,66 257,968 14 237 237 2211 27412
% 44

15 384 BERRA* ÖNDEŞ 5L 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 4 11 0,33 30 45 15,00 255,375 15 243 243 2277 28206
% 45

16 46 KAANBERK KA A A 5L 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 33 42 18,99 246,438 16 270 270 2515 31364
% 50

17 1122 İKRA * ÇİFTCİLER 5L 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 11 -0,67 4 11 0,33 31 43 16,65 242,889 17 277 277 2620 32652
% 52

18 722 BEREN* ÇELEBİ 5L 7 7 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 28 44 13,33 242,549 18 279 279 2632 32765
% 52

19 551 DERİN** ŞE DEMİR 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 31 44 16,33 241,831 19 281 281 2651 33019
% 53

20 94 DORUK* ÖZTÜRK 5L 4 6 2,00 2 4 0,67 4 5 2,33 6 3 5,00 3 2 2,33 4 9 1,00 23 29 13,33 240,022 20 287 287 2698 33659
% 54

21 695 UTKU * AKSOY 5L 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 28 47 12,34 237,268 21 296 296 2771 34722
% 55

22 403 NİSA * 5L 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 2 12 -2,00 26 47 10,33 232,173 22 308 308 2904 36755
% 59

23 1157 ÖYKÜ P DALYAN 5L 8 6 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 13 -4,33 3 12 -1,00 29 42 15,00 229,951 23 318 318 2982 37695
% 60

24 17 ENES ŞAFAK 5L 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 9 0,00 3 10 -0,33 28 42 14,00 228,348 24 323 323 3022 38365
% 61

25 1175 SÜNDÜZ D*IR 5L 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 4 11 0,33 26 49 9,66 226,739 25 329 329 3069 39076
% 62

26 1186 UBEYDULLAH SARAÇOĞLU5L 6 9 3,00 3 5 1,33 5 3 4,00 4 4 2,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 44 10,33 225,297 26 336 336 3114 39710
% 63

27 38 ERTUNÇ BALKAN 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 2 11 -1,67 27 46 11,66 219,828 27 345 345 3280 42134
% 67

28 285 ÖMER * ÖZDEMİR 5L 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 216,393 28 355 355 3385 43678
% 70

29 74 ARAS * KIROĞLU 5L 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 25 50 8,34 213,851 29 362 362 3467 44891
% 72

30 58 ABDULLAH HABİBULLAH5L 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 24 43 9,68 212,640 30 365 365 3501 45459
% 73

31 431 ZEYNET*N MUL*US A 5L 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 11 0,33 21 48 4,99 206,288 31 389 389 3691 48367
% 77

32 196 SERCAN LÖKÇE 5L 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 12 -3,00 5 10 1,67 24 49 7,66 203,186 32 396 396 3795 49853
% 80

33 927 MEHMET EGE FINDIK 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 12 -2,00 3 12 -1,00 24 50 7,33 201,062 33 397 397 3841 50788
% 81



5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5L

KATILIMLAR

34 1219 HAYRUNNİSA DOĞAN 5L 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 18 47 2,33 195,024 34 412 412 4006 53424
% 85

35 278 ERAY * ALTUT AŞ 5L 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 18 57 -1,01 191,326 35 417 417 4104 54956
% 88

36 456 AMİNE* AKILI 5L 1 14 -3,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 55 1,66 178,110 36 437 437 4334 59143
% 94

37 53 DERİN*U KURBAN 5L 3 12 -1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 58 -4,33 166,571 37 451 451 4473 61173
% 98
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5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5M

KATILIMLAR

1 22 ECE BERAY IŞIK 5M 13 2 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 10 5 8,33 57 18 51,00 389,510 1 19 19 146 2892
% 4,62

2 158 BUĞLEM YÜCEL 5M 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 12 3 11,00 56 19 49,68 385,303 2 22 22 158 3213
% 5,13

3 705 KAHRAMAN ULUKAYA 5M 9 5 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 7 3,67 7 7 4,67 45 26 36,34 323,383 3 83 83 735 10974
% 18

4 0 HARUN* SANCAK 5M 8 7 5,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 9 6 7,00 43 26 34,34 310,432 4 110 110 971 13517
% 22

5 709 ASİL ALDİAB 5M 10 5 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 9 6 7,00 39 36 27,00 305,893 5 119 119 1053 14418
% 23

6 490 EYLÜL ASYA POLAT 5M 7 8 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 40 35 28,32 297,008 6 142 142 1266 16476
% 26

7 413 AYMİNA PALABIYIK 5M 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 10 0,67 5 7 2,67 36 35 24,35 294,938 7 145 145 1306 16973
% 27

8 395 AZRA BEREN AC R 5M 10 5 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 10 5 8,33 36 39 22,99 294,356 8 146 146 1316 17116
% 27

9 32 BATU * ĞRA SEVİM 5M 7 5 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 6 8 3,33 37 26 28,33 289,219 9 158 158 1411 18326
% 29

10 168 NİL  S ARSLANTAŞ 5M 9 6 7,00 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 36 38 23,33 282,350 10 169 169 1575 20082
% 32

11 680 DURU BERBER 5M 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 32 43 17,67 266,706 11 211 211 1970 24637
% 39

12 430 HEVAL BAĞCI 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 34 41 20,34 263,244 12 219 219 2046 25663
% 41

13 227 DURU KARATAŞ 5M 7 6 5,00 3 6 1,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 7 2,67 4 10 0,67 29 37 16,67 258,575 13 235 235 2193 27203
% 43

14 655 BERAT YAVUZ 5M 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 252,117 14 255 255 2368 29288
% 47

15 448 BELİNAY YAMAN 5M 7 7 4,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 8 2 7,33 5 7 2,67 3 10 -0,33 29 37 16,68 251,456 15 258 258 2386 29548
% 47

16 1120 HAZAL* SEZER 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 250,930 16 262 262 2399 29728
% 47

17 446 KADİRC TÜYSÜZ 5M 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 6 9 3,00 6 9 3,00 31 43 16,67 249,276 17 264 264 2442 30312
% 48

18 36 ELİF DEMİRYÜREK 5M 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 31 44 16,34 246,702 18 268 268 2505 31266
% 50

19 232 EYMEN KÖMÜR 5M 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 243,445 19 275 275 2605 32450
% 52

20 151 AYNUR MAKSADOVA 5M 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 4 11 0,33 7 8 4,33 31 44 16,33 237,699 20 293 293 2754 34537
% 55

21 141 POYRAZ ÜNLÜ 5M 8 7 5,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 23 52 5,67 231,791 21 309 309 2918 36914
% 59

22 582 KUZEY ALMAMO 5M 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 6,99 230,587 22 316 316 2966 37442
% 60

23 885 SİNAN YDOĞAN 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,66 230,414 23 317 317 2975 37519
% 60

24 863 BERAT EROL EROĞLU 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 29 46 13,66 229,855 24 319 319 2985 37735
% 60

25 406 METİN EVİRGEN 5M 4 11 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 24 51 7,00 226,917 25 327 327 3063 38999
% 62

26 665 YAĞIZ EREN KINA 5M 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,66 218,884 26 348 348 3312 42554
% 68

27 1036 MUHAMMED N  KÖSE 5M 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,01 212,555 27 366 366 3504 45520
% 73

28 200 ELİF GÜL K ÖSE 5M 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 19 56 0,32 206,979 28 384 384 3669 48051
% 77

29 203 GÜLİ *R K* AOSMANO 5M 4 11 0,33 0 9 -3,00 2 8 -0,67 7 1 6,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 51 3,99 204,920 29 392 392 3733 49028
% 78

30 238 EMRER E TORUN U N 5M 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 1 14 -3,67 18 56 -0,67 199,180 30 403 403 3883 51616
% 82

31 892 NEHİR GEYİK 5M 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 0 15 -5,00 6 9 3,00 20 54 2,00 197,499 31 406 406 3930 52362
% 84

32 319 MR YEM ŞHARİPOVA 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 195,613 32 411 411 3987 53156
% 85

33 704 ELİF NAZ ÖZKÜ* K 5M 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 188,088 33 423 423 4160 56158
% 90



5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2456 456 4557 62626

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,02 4 5 2,37 5 5 3,23 6 4 4,31 4 8 1,23 6 8 2,99 31 37 18,15 259,200

Okul Ortalaması 7 7 4,65 4 5 2,67 5 5 3,48 6 3 4,75 4 8 1,67 6 8 3,07 32 36 20,29 267,910

SINIF: 5M

KATILIMLAR

34 259 İSA  Z SOYSAL 5M 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 180,411 34 435 435 4304 58544
% 93

35 15 FOUAD ZENLABİDİN 5M 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 19 56 0,33 180,167 35 436 436 4309 58622
% 94

36 474 MUH MMED ES D B ĞCI5M 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 7 -2,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 57 -3,99 176,969 36 439 439 4352 59436
% 95
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(456)

4,65 2,67 3,48 4,75 1,67 3,07 20,29 267,910

İlçe
(456)

4,65 (1) 2,67 (1) 3,48 (1) 4,75 (1) 1,67 (1) 3,07 (1) 20,29 (1) 267,910
İl

(4557)
4,30 (16) 2,50 (16) 3,49 (17) 4,74 (21) 1,17 (9) 2,91 (17) 19,11 (17) 261,600

Genel
(62626)

4,02 (177) 2,37 (165) 3,23 (164) 4,31 (198) 1,23 (151) 2,99 (209) 18,15 (239) 259,200
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(7)
0,95 0,76 1,19 0,76 -0,24 1,00 4,42 182,010

 G
(1)

5,67 2,00 2,00 7,33 0,33 0,33 17,66 252,390
 M
(2)

3,50 2,00 2,67 1,17 -1,66 0,34 8,02 219,590
5
(1)

7,00 0,67 3,33 -0,67 2,00 1,67 14,00 260,780
5A
(38)

8,26 5,27 5,11 7,14 3,11 5,69 34,58 323,440
5B
(38)

6,68 5,15 5,87 8,28 3,92 5,79 35,69 323,400
5C
(36)

7,11 4,41 4,94 5,70 3,19 7,19 32,54 320,480
5D
(36)

6,56 3,58 5,37 6,41 3,11 5,35 30,38 308,010
5E
(37)

3,48 2,05 2,56 4,58 1,12 2,27 16,06 250,870
5F
(33)

2,88 1,51 1,82 2,79 0,38 0,73 10,11 229,280
5G
(37)

3,55 1,94 2,41 4,30 0,61 1,58 14,39 243,820
5H
(38)

2,84 1,54 3,08 3,11 0,64 1,39 12,60 237,600
5I

(38)
4,26 1,66 3,00 3,93 1,60 2,38 16,83 257,270

5K
(41)

3,24 1,45 2,33 2,98 0,41 1,54 11,95 237,130
5L
(37)

3,82 2,15 3,02 4,87 1,41 1,50 16,77 252,240
5M
(36)

3,77 1,79 2,74 3,84 1,15 2,07 15,36 250,090
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 456 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 456 16 1
İSTANBUL ilinde 4557 251 39 19

Genelde 62626 3621 796 218 65

DERECELER

Genelde sınava 796 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 246. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 39 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 16. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,33 0,52 33

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,94 1,02 47

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,74 0,23 74

[+] Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,53 0,43 53

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,43 0,54 43

[-] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,45 0,54 45

[-] Metni yorumlar. 1 0,42 0,52 42

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0,64 0,31 64

[-] Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0,36 0,60 36

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,49 0,49 49

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,58 0,38 58

[-] Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0,20 0,68 20

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,69 0,27 69

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,25 0,66 25

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya
uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.

2 0,50 1,37 25

[-] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

1 0,40 0,57 40

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

2 0,71 1,06 35

[+] Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı
gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara
uygun davranır.

1 0,59 0,37 59

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,62 0,35 62

[-] Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı
çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki
benzer ve farklı unsurları belirler.

2 0,95 0,97 47

[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

1 0,59 0,34 59

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0,95 0,96 47

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her
şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

2 1,33 0,61 67

[-] Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0,70 1,17 35

[-] İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0,46 0,51 46

[+] Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1,01 0,89 50

[+] Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0,55 0,37 55

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about the locations of things and
people in simple conversations.

1 0,55 0,34 55

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

3 1,71 1,13 57

[+] Students will be able to understand information about
important places.

1 0,82 0,13 82

[-] Students will be able to give directions in a simple way. 1 0,39 0,48 39

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,70 0,26 70

[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

1 0,74 0,22 74

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

1 0,61 0,32 61

[-] Students will be able to understand simple directions to get
from one place to another.

1 0,37 0,54 37

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0,36 0,48 36

[-] Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir
ve değerini hesaplar.

2 0,52 1,11 26

[-] Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını
tahmin eder.

1 0,24 0,55 24

[-] Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0,43 1,33 21

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

1 0,50 0,35 50

[-] En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir
doğal sayıya böler.

1 0,29 0,52 29

[-] En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0,57 1,09 28

[-] Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak
işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen)
bulur.

1 0,27 0,45 27

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,31 0,51 31

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,63 1,01 31

[-] Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun
stratejiyi belirler ve kullanır.

1 0,23 0,60 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0,99 0,88 50

[-] Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0,45 0,50 45

[+] Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0,52 0,45 52

[-] Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0,25 0,66 25

[-] Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

2 0,67 1,20 33

[-] Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

2 0,66 1,16 33

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0,54 0,44 54

[+] Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0,59 0,37 59

[-] Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0,32 0,63 32

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,24 0,71 24

[-] Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0,33 0,62 33

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

1 0,27 0,67 27
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(456)

4,65 2,67 3,48 4,75 1,67 3,07 20,29 267,910

İlçe
(456)

4,65 (1) 2,67 (1) 3,48 (1) 4,75 (1) 1,67 (1) 3,07 (1) 20,29 (1) 267,910
İl

(4557)
4,30 (16) 2,50 (16) 3,49 (17) 4,74 (21) 1,17 (9) 2,91 (17) 19,11 (17) 261,600

Genel
(62626)

4,02 (177) 2,37 (165) 3,23 (164) 4,31 (198) 1,23 (151) 2,99 (209) 18,15 (239) 259,200
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(7)
0,95 0,76 1,19 0,76 -0,24 1,00 4,42 182,010

 G
(1)

5,67 2,00 2,00 7,33 0,33 0,33 17,66 252,390
 M
(2)

3,50 2,00 2,67 1,17 -1,66 0,34 8,02 219,590
5
(1)

7,00 0,67 3,33 -0,67 2,00 1,67 14,00 260,780
5A
(38)

8,26 5,27 5,11 7,14 3,11 5,69 34,58 323,440
5B
(38)

6,68 5,15 5,87 8,28 3,92 5,79 35,69 323,400
5C
(36)

7,11 4,41 4,94 5,70 3,19 7,19 32,54 320,480
5D
(36)

6,56 3,58 5,37 6,41 3,11 5,35 30,38 308,010
5E
(37)

3,48 2,05 2,56 4,58 1,12 2,27 16,06 250,870
5F
(33)

2,88 1,51 1,82 2,79 0,38 0,73 10,11 229,280
5G
(37)

3,55 1,94 2,41 4,30 0,61 1,58 14,39 243,820
5H
(38)

2,84 1,54 3,08 3,11 0,64 1,39 12,60 237,600
5I

(38)
4,26 1,66 3,00 3,93 1,60 2,38 16,83 257,270

5K
(41)

3,24 1,45 2,33 2,98 0,41 1,54 11,95 237,130
5L
(37)

3,82 2,15 3,02 4,87 1,41 1,50 16,77 252,240
5M
(36)

3,77 1,79 2,74 3,84 1,15 2,07 15,36 250,090
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 456 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 456 16 1
İSTANBUL ilinde 4557 251 39 19

Genelde 62626 3621 796 218 65

DERECELER

Genelde sınava 796 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 246. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 39 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 16. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 4,43 20,30 18,15

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 0 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 0 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 0 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
E   NN  V *  T  İİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,825 259,200 3 386 386 3676 48116

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 5 10 1,67 11 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 22 53 4,33 6 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) a*baBabddcabdcb

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) abcdAbabcd

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) abABCdabCD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) abcAbcDABc

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DbcCdbacdAAcBac

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aBcadBCcaAbAbcD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALİ HOROZ 153  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,983 259,200 2 383 383 3668 48049

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 3 9 0,00 0 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 4 11 0,33 2 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 20 52 2,67 4 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAbDaDbdCbadbac

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAabbcabAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) aCbcdCcbaa

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) daacbaDcaD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aaA aa  aAAaaac

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cdcaddbAcACdabD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED S 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,682 259,200 5 391 391 3714 48635

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 3 2,00 20 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 3 3 2,00 20 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 3 8 0,33 2 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 3 5 1,33 9 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 16 37 3,67 5 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) A Abaaabc cbAca

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  A abA B c

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cacaaC baa

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) ba  D AaC 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cbd  dCBc daAa 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aA   AbAd    cb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 0 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR BADEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,473 259,200 6 422 422 4136 55646

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 19 54 1,00 1 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) caACdbdbcbcbcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCaAcbcbc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCbaCbBcbD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) Dccb*CbBbC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcdBAc  abcbcbb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aAbcacbAbabcBca

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZR ANIL ERDEM 82  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,765 259,200 1 234 234 2187 27149

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 29 46 13,67 18 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADcaDCCaBCAaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aABadABCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DdAdCbbdba

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) daBcbaacca

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cacaaCaabcABdca

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcaDaaaAcAadCca

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERVETKAAN KÜLEKÇİ 433  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,352 259,200 4 388 388 3688 48334

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 7 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 0,95 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,76 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,19 3,48 3,23

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,76 4,75 4,31

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -0,24 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 1,00 3,07 2,99

Toplam: 75 23 52 5,67 8 4,43 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbCdbaacadadbC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) dcaBdbbadD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCcDCCccaD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DaADbddabC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DbccdcbdcCcacdc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACbCbacbddDcda

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMS ÖZ 91  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,386 259,200 1 253 253 2361 29209

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 1 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,67 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,00 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 4,75 4,31

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,33 1,67 1,23

Fen 15 4 11 0,33 2 0,33 3,07 2,99

Toplam: 75 32 43 17,67 24 17,67 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cadCBDCdDacDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bAaBccCdAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cCbbdCdAdD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCAcCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cacBcdbBDdcCcab

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAdAbbcdaBbaaab

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZ PEHLİV N 718  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,110 259,200 1 256 256 2369 29296

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 2 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,50 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,00 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,67 3,48 3,23

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,17 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -1,66 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 0,34 3,07 2,99

Toplam: 75 31 42 17,00 23 8,00 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAcDBbDCbbaCAdc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aABCcdBCcb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdaCaACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) b B CccAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCbaBCbddcb*dca

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcBDacdADbaAddc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 1 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M   E N C AR 531  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,072 259,200 2 426 426 4182 56531

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 2 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 3,50 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,00 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,67 3,48 3,23

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,17 4,75 4,31

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -1,66 1,67 1,23

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,34 3,07 2,99

Toplam: 75 17 54 -1,00 -1 8,00 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bd CcDaC DBadc 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdbcAbbcA*

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DbbcdacAbD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) adAD ddcba

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) acBcdAdcabadcac

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) bddcabcAacbDdda

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET AŞIK 663 5

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,777 259,200 1 229 229 2133 26453

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 1 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,00 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,67 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 3,48 3,23

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 4,75 4,31

Matematik 15 4 6 2,00 13 2,00 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 1,67 3,07 2,99

Toplam: 75 28 42 14,00 19 14,00 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDBDDdbDBCbab

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cAdbdAadAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCbBbdDbCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) bdccCDadac

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aC    acCAAaac 

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aaaDdBCAcbddCbc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA ONGUN 479 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,095 259,200 36 231 231 2154 26702

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 27 36 15,00 20 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dBACBDdbDaBDc b

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bAbBAdCdd 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DaAabCadCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) bc        

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DaccAcbcbac dCa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) D dAdAcdCBacaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 1 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MERT AYTAÇ 745 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,880 259,200 22 109 109 960 13425

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 45 28 35,67 48 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAd BcDbbDcCABd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCbDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAba babdABBaD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBacCdaAbACcdAc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ RIZA AKDAĞ 478 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,987 259,200 9 37 37 292 5290

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 4 8,67 58 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 49 18 43,00 57 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBDCCDDcDAAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBdACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCcDCddACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBAbDCdBCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Da cAA a     Cc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACADAadCDa b

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GİZEM YAZICI 482 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,369 259,200 13 46 46 401 6783

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 4 5 2,33 16 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 5 7,33 49 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 45 22 37,67 50 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBDCCDDBDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAdbcAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCdbCCdA c

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCdBaC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Dbd bAC  ba A  

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACbb cACBCcaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN GÜLER 510 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,715 259,200 18 91 91 775 11301

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 10 3 9,00 60 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 6 5,00 33 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 39 22 31,67 42 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBaDCbDcC ab

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) D BCcdBdAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) D bdCC    

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG)   BACD AaD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CACaCDBa AaBDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) a ac BaAcAaACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 0 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR D EMİRTAŞ 485 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,684 259,200 15 66 66 584 9210

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 45 22 37,67 50 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBcDCdDaCbB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABbdd

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DdABCCbACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)   AbabDcCc     

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaDCBCAccdACdD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA GÜMÜŞ 486 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,244 259,200 37 259 259 2390 29628

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 30 45 15,00 20 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAdDcDDCCacCcad

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdadccdAd

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAddaaAab

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CdBbCDDddD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aabbabDabbdBBba

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aaccaBaADbbACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL SANCAKLI 487 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,392 259,200 11 39 39 323 5697

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,11 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 49 20 42,33 56 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACBcCCDDBDcA 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACdbACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCADb Bd D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBA DCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcBBAcb cddb CD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACbaACBCDaBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 0 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SAVAŞ 488 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,961 259,200 29 179 179 1658 21042

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 0 1 -0,33 -2 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 33 25 24,67 33 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BACBDdCDbBbcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAdCB D

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCcDaddc D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdAaDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) a              

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbdAbbcAdBCcacD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASLA N KORKMAZ 743 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,017 259,200 6 25 25 167 3396

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 9 5 7,33 49 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 56 18 50,00 67 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CbADBaDCCDBCbaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCbcACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CAdaCDBaAABacD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cBacCBCAcAdACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇİÇEK 489 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,754 259,200 25 136 136 1225 16057

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 4 4,67 31 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 8 3,33 22 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 37 32 26,33 35 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cBbCaaCCDDBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdCBAbCdAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DacDbacbCa

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdADcCABda

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcBdA d D   ACb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN)  bdAaADAaBbaaBc

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA EROĞLAN 491 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,728 259,200 31 190 190 1811 22798

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 3,11 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 37 37 24,67 33 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACaDaaDbcDdAd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) ccdBbdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADdCdACc

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) aBADDCABbC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ccaadcaBcbcddC 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbdAbAaACBCbadD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE RENGİN KAYABAŞI 518 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,039 259,200 16 73 73 635 9789

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 5 3 4,00 27 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 43 23 35,33 47 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAbDBcDCbDBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cABCdABdAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCCDAbb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) bCBACD AaD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aC baCD      DD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aBabddCdccCACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNVADA KERVAN 674 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,087 259,200 32 201 201 1901 23905

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 3 1,00 7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 29 30 19,00 25 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAcDB DabDaCAa 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) bbBadbBCcb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) adAcCCa dD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACD Aa 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  C       c d aD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bcBDdB ADAacdAa

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SARE KAYAN 493 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,212 259,200 35 227 227 2116 26304

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 3 2,00 13 3,11 1,67 1,23

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 31 32 20,33 27 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CA ccaDbbcBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCbAcCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdCaacCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACD Aa 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aC Cdd     B   

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) baaabaaAcAbcddD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL BAŞARAN 494 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,403 259,200 4 15 15 117 2429

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 12 3 11,00 73 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 58 16 52,67 70 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bBACaDbCDDBDbAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AAdBAACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCCdACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBA DCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBaAAbBDCaCACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAaAcAaBCbaBa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DEMİR 841 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,338 259,200 14 54 54 501 8197

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 4 4,67 31 3,11 1,67 1,23

Fen 15 8 6 6,00 40 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 47 20 40,33 54 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aA DBD CbDBCbaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) bdBCAAdCAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCcBCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCaACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)   bCaCD  bAcB D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBaDCBCccA caAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN* 497 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,805 259,200 17 86 86 746 11079

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 46 26 37,33 50 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDcbDCCDBabaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) bCdcCdbACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAdad BbAAc  b

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) adabCdaAcACbCAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ULUÖZ 499 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,317 259,200 21 107 107 915 12952

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 1 1,67 11 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 7 3,67 24 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 38 19 31,67 42 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CA DBDDaCcBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAABadA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN)  CddCCacCD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) dCBdCD ABa

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)   A a D        

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aB  CBaAccacaAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 1 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BOLAT 556 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,695 259,200 12 43 43 373 6351

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 50 23 42,33 56 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAADccDCCDaCAdA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdAcCAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAadbDACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cCAaaCc C ABBcc

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcaDCBaAcAbACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 501 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,560 259,200 2 11 11 79 1826

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,11 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 60 12 56,00 75 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBDCCDDBDbAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAbCCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D  aAAa DbadACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aAC*bADACBCDBBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TAHA BERGE 1500 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,523 259,200 1 5 5 27 824

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 13 1 12,67 84 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 63 11 59,33 79 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AcACBDCCDDcDAAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdCBAACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADdCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D BBAACBDCaCACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbAcAbBCDBab

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİA NUR BALCI 753 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,181 259,200 23 116 116 1034 14163

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 44 31 33,67 45 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBDbCDcBacAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AAdBAdaBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADaaddCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DbadbbCBbdadcda

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAdbbADAaBCaaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BACAKSIZ 512 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,841 259,200 27 148 148 1325 17234

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 38 30 28,00 37 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBDaCDccc Ad

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  dCBAbbdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADbCdACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBdaDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ac   bbccbcbAC 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbdAacDACBCDacb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ORHAN 502 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,711 259,200 3 13 13 94 2098

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 8 7 5,67 38 3,11 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 58 15 53,00 71 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAdDBcDCCDBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAAB db

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCA CCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAdabDcaAAcBbD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBBDCBaAcAaACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHATP GÜNEY 503 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,106 259,200 33 214 214 2008 25135

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 5 8 2,33 16 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 37 36 25,00 33 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dacCBcadbccbbAd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBAdCdAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAadCBdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DbBaAAa cbc bCc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aACAdcDdCBCccab

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN GÜLER 504 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,368 259,200 10 38 38 303 5458

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 4 9 1,00 7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 53 19 46,67 62 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBDCCDcBDb C

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)  cacAAaccba ACa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAaAcAaBCDBBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN SALKIÇ 505 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,765 259,200 28 149 149 1327 17257

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 0 4,00 40 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 1 1 0,67 7 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 6 2,00 13 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 31 18 25,00 33 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  AADBDadbcBCABb

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABC      

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) a A       

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDaAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CAdabDB  A   D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdacdB Ab  AC  

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ŞENGÜN 507 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,554 259,200 26 140 140 1254 16358

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 3 7 0,67 4 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 40 30 30,00 40 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cBACBDCdDbccdAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cAbBAAaBAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAabCdACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABdd

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cb BAA d  a bac

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAaccACaCbaaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEMİS ÇUHA 760 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,629 259,200 38 298 298 2787 34958

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 10 0,67 4 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 27 44 12,33 16 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAbDBDDaaaBCAab

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) acdddABCdb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DddaCbbcCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) dCBACDDAda

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCcbddb   dcaaD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cc abBCccddbdAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜTKU GÜNER ÇELTİKLİ 508 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,932 259,200 34 224 224 2087 26071

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 5 5 3,33 22 3,11 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 28 39 15,00 20 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bBACdcCaDcBDAbb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) dAbddbbcAb

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DbA a BAbc

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) Dc cDCAcba

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)  cacA C  bBa CD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAdcbADAacbbaab

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 552 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,125 259,200 8 30 30 193 3881

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 0 13,00 87 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 5 3 4,00 27 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 53 13 48,67 65 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BACBDCCDDBD AC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) cBADDCABdC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)    aA aBD B  Cb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCcbAbACBabBBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜLER 509 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,859 259,200 30 189 189 1809 22764

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 0 2 -0,67 -4 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 10 0,67 4 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 33 28 23,67 32 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) baACBDbCaDBDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdbBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAbdCBdaD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) bBADDCbBCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)   c b          

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCcCdad Babaac

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE İNAL 1905 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,050 259,200 20 99 99 861 12385

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 8 7 5,67 38 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 5 5,33 36 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 42 30 32,00 43 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDcDbCbDcCbBA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAcaAddbdA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCdcACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCAbaCDBbAbBdDc

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBa aa ADACbdA 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKY L 513 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,992 259,200 5 16 16 130 2649

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,11 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 56 19 49,67 66 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACBDCCDDBDbAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdCBAAbBdD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAadCBbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) bcdcAACBaCBbACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACAbACdCDaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PINARBAŞI 511 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,582 259,200 24 120 120 1061 14492

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 3,11 1,67 1,23

Fen 15 8 5 6,33 42 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 40 23 32,33 43 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBDcCCbabAa 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABbAdB Ab

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) aCABCC AC 

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACD AdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CAbcbccbd   c 

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bcBDCB AccdAC D

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AÇAR 1094 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,795 259,200 19 97 97 830 12034

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,11 1,67 1,23

Fen 15 6 8 3,33 22 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 41 27 32,00 43 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDBDDCbDcCAaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCdb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) D dcCb ACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) bCBACD AdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aCA dbbBCA dc D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBaaaaaAcAa CAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İLGÜN 780 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,433 259,200 7 26 26 171 3437

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,26 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,27 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,14 4,75 4,31

Matematik 15 4 9 1,00 7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,69 3,07 2,99

Toplam: 75 55 18 49,00 65 34,58 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBDDCCDBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCcBCCaACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aCbCaabBddAaa  

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcBaCBCAcACACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH UYSAL 521 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,007 259,200 33 203 203 1904 23927

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 4 10 0,67 4 3,92 1,67 1,23

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 38 34 26,67 36 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbdBDCbaDcDAcb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAdCBA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DC DCCdcCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ccd AAaccCabbCa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cbdAbccAaabDaab

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET* TUNA 523 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,252 259,200 12 58 58 529 8511

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 47 25 38,67 52 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAcDccDddDBCbBA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cAdCAbBCAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) cdABCCbACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DaACaC  b ABBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) badbCBCAcACACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER* ÖZGÜR 738 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,401 259,200 14 65 65 573 9098

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,92 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 49 26 40,33 54 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) caAbBDCdDccDcAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAAbBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCCdbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBAbDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) aDBabACBbdaddCD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbAbACBaDaaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN PADAR 524 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,802 259,200 38 328 328 3068 39045

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 7 -0,33 -2 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,92 1,67 1,23

Fen 15 4 10 0,67 4 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 29 39 16,00 21 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR)   b ccDCac  ca 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) bAaCdbdCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCbBCCaACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBAaDbABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) babdabcBbcbaBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) acabCdCAcbCdbb 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAÇ FAKİÇ 544 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,736 259,200 21 87 87 747 11089

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 47 27 38,00 51 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  abCBDCCDDcDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bACBAdbBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cdADCCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) acdaAcbdcCabbCa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbbDAaaCcaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN* ERSOY 739 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,208 259,200 8 36 36 291 5268

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 8 7 5,67 38 3,92 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 51 24 43,00 57 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBDDCCDBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABacABCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) aCABCCDcCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCbdcCDdacABBDc

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DdabaBCdDAaACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA B YILMAZ 519 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,934 259,200 17 72 72 627 9646

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 7 4 5,67 38 3,92 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 46 25 37,67 50 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bBACaDCCDbBDbAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBAdCdAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCdACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCAaCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDaBb CB  B daD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAbACbcdaBabdBa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 2 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAYA 526 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,554 259,200 34 208 208 1950 24388

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,92 1,67 1,23

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 35 36 23,00 31 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbdBaddbDccAAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBAdCdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAaCCdcCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DcADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBB AC Ddab bc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DddcbccAdBbbaac

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA SERİN 584 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,992 259,200 26 118 118 1051 14398

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 4 8 1,33 9 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 5 7,33 49 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 41 30 31,00 41 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAdDBcDCCaBCddc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DdBCddBCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) aCcBCCabCD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  dAbaCDd Acd cb

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cBBDCBd DACbCbc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA S EVCİ 527 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,228 259,200 9 40 40 334 5831

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 51 22 43,67 58 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBcDCCDBCbaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aABCdABadb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DbABCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bdAbaCD abABB b

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DdaDCBCAbAaAbbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR ETLEÇ 899 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,205 259,200 2 12 12 88 2000

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,92 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 59 16 53,67 72 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACaDbCDDdDAAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) dACBAdadAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBaAAaBDCadACb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACAaACBCcaBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜZLEKAYA 805 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,973 259,200 5 24 24 164 3330

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 12 3 11,00 73 3,92 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 53 22 45,67 61 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDcbDaCaBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aAdCAABadA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdbaDbbD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCACBCDBCAAdBcc

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DdaDCBCADACAdAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAHANVARAS ŞENGÖZ 528 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,385 259,200 15 70 70 619 9577

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 47 27 38,00 51 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBaDCbDBCcBd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABdAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCCacbD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aCcbd bdCdABBDa

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) baBDaBCAcdaACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLAA SERT 530 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,005 259,200 23 100 100 862 12397

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,92 1,67 1,23

Fen 15 8 6 6,00 40 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 43 23 35,33 47 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AadCBDCaDcBDdAd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBAAbBd 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADbCBAdD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D ad  C c  d Ca

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbccA BdaaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZN ALAKURT 361 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,713 259,200 22 92 92 776 11303

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 3 8,00 53 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 42 21 35,00 47 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABAd cbCDccbcAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cAaB ACddD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAD CdACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABda

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Dc aA b D B AC 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) Db ACA ACB bBBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZZ GÖK 532 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,374 259,200 32 175 175 1618 20640

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 2 2 1,33 9 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 31 33 20,00 27 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAbDcccCdDaaABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cdBdAccbAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) adcdbCbcac

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CdBdCDDAcD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  C  B    c d   

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcaDaBCADcCACcb

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA * KIR 533 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,368 259,200 4 20 20 149 2912

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,92 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 56 19 49,67 66 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBcCCDDBacAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAACBAa

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCADCCBdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcBaAAaBDCabACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbAcACBCDBcD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TUNALI 534 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,736 259,200 37 300 300 2812 35308

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,92 1,67 1,23

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 32 43 17,67 24 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) acAcBcDCbcdCABd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DdBCbAcbAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DddBCCbACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cacbadDdbdAdBca

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdacadadcdbACbb

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR AVŞAR 535 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,086 259,200 31 172 172 1606 20424

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 2 4 0,67 4 3,92 1,67 1,23

Fen 15 8 4 6,67 44 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 35 28 25,67 34 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDcbDabaBCbBd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdCAddCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCddCCaAbc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDbABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) b     cc    dDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdBDCBCAD  Adb 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİN*NİSA AŞÇI 536 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,115 259,200 29 144 144 1301 16929

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 4 4,67 31 3,92 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 39 28 29,67 40 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDcbDaacBCbBc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABCbdBCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN)  CddbCc CD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aCA Bd B  AadD 

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) caaDCaaAbbbACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 1 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA * PINARBAŞI 537 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,694 259,200 1 7 7 33 966

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,92 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 64 11 60,33 80 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBDDdCDBCbBA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCbDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAbadDcCAABBDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBBbCBdAbcCACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA HAYAL GÜLER 496 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,512 259,200 24 105 105 908 12916

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 6 1,00 7 3,92 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 45 24 37,00 49 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAADcaDaCbBCbBd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDAcD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCd aaa   Ac  c

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aBcDCBaAcbdACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİL * KILIÇASLAN 795 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,990 259,200 27 126 126 1116 15044

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 4 8 1,33 9 3,92 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 42 30 32,00 43 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBDDCCaaCAaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAcCAABCdd

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DdAdCCbbCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCcbcbcB bAc  D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdacCBdADbbACbc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN* ÇARDAKLI 538 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,925 259,200 36 238 238 2213 27430

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,92 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 33 40 19,67 26 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAbDBcDdbccdbab

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABab 

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdCbaACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) dCBdCbDAdc

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cCdCabDaCcdcdaD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cc bCcCADdCACda

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM LİVA AÇIKEL 539 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,434 259,200 30 171 171 1598 20345

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,92 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 42 33 31,00 41 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) babaccbCDcBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdCBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBcCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBAaDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcdBcddcaaBCdCD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cAdbCcaAadCDaaa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 2 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KÜÇÜKERDEM 540 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,298 259,200 16 71 71 623 9592

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 46 29 36,33 48 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDcDDCCDcCAad

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cAdCdABdbb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCCDACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCaACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cCAbadDBbAAdcbD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBcaCadAaAdACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMO COŞKUNER 541 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,082 259,200 20 82 82 690 10475

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,92 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 46 29 36,33 48 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcbcDDbbcaCABd

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdCdABdAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBaCcACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCACaCDcaAAcBDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBaaCBddaACbCAa

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM* KAÇAN 543 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,356 259,200 35 232 232 2173 26953

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,92 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 32 43 17,67 24 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAbbdbDCbcadABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cAdbdABCbb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) cCbdabbcCc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDAdb

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAbBbcabcAadcb

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBabaBCADcbACbc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR* VURA L 713 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,625 259,200 28 128 128 1128 15136

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 1 3 0,00 0 3,92 1,67 1,23

Fen 15 6 9 3,00 20 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 41 23 33,33 44 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdbCBaCCDcBDAAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bbCBAdCBAa

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBdCa

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) caBd           

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cbCAbdcAadCaBcD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY ERVA ERDOĞAN 545 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,527 259,200 11 56 56 515 8333

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,92 1,67 1,23

Fen 15 11 3 10,00 67 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 44 23 36,33 48 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bA Dc D CcBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCdABCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DdABCCbAbc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) adBACDcABc

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCb aCc bAAaaD 

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaDbB ADACACAc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EMİR YAZICI 546 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,875 259,200 7 28 28 175 3576

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,92 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 53 22 45,67 61 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBcCCDcBDcAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCdcdCddCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DaAaDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBBAAbBDaaaACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAdcDAaBCDaBc

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YANIK 547 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,336 259,200 18 77 77 668 10250

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 2 2,33 16 3,92 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 43 22 35,67 48 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbdBDbCDDcaAAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AAdBAdCBdD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DabDCCadCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DaADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Da  AAa        

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAacaACBCbaBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ÖYKÜ YÜCEL 548 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,685 259,200 19 79 79 678 10365

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 5 5 3,33 22 3,92 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 45 24 37,00 49 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBcCCDbcaAAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAAbBAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAbbCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBAaDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ac  A bBDa  cCD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAacaAaB DaBa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE * ÖNGE 549 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,698 259,200 13 62 62 565 9044

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,92 1,67 1,23

Fen 15 5 9 2,00 13 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 48 19 41,67 56 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDBcDCCDBCbaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABCAABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CAaBCaB     aD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DaabbB AcbacCbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA * KURTULUŞ 550 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,221 259,200 6 27 27 174 3547

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,92 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 53 22 45,67 61 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBbCCDDBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACdAbCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cCADdCBdCa

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdAaDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcdBAAaBDCabACb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACcaAdBCDaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA* CAN 553 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,782 259,200 3 18 18 136 2735

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,92 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 58 16 52,67 70 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AcACBDCCDDBDAAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AdCBAACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAD CBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) bcBdAACBbdcbddb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAbccACBCDBBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 559 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,361 259,200 25 115 115 1010 13929

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 3 2 2,33 16 3,92 1,67 1,23

Fen 15 6 8 3,33 22 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 40 24 32,00 43 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACBcCCDcBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) ccaBAdCBAa

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cCAcCdBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DaADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D cB     Ca    

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cACc bDbCBaaaaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 558 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,714 259,200 10 53 53 468 7842

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 38 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,15 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,28 4,75 4,31

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,92 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,79 3,07 2,99

Toplam: 75 47 28 37,67 50 35,69 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dBACBaCdDcBabAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBddbBAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCBcCc

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DaAaDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBBAcaBcCdabCD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAbAbACBCDBcb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*E 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,214 259,200 15 81 81 688 10451

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 6 6,00 40 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 43 21 36,00 48 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBaCCDcBbdAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAdCd D

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCA bCB bD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdAcDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DD ab   DCa   a

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACbbAaA aCbaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BAKİOĞLU 770 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,690 259,200 4 17 17 131 2669

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 10 3 9,00 60 3,19 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 56 17 50,33 67 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADccDCCDBdbBc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DdBCdABbAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCCbACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCACdCD a ABBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBabCBCAcACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GİRAY BOZKURT 609 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,473 259,200 21 101 101 874 12517

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 7 0,67 4 3,19 1,67 1,23

Fen 15 10 2 9,33 62 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 36 18 30,00 40 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  A DBDDaCcaCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  AdCcAB A 

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) a  dC aACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG)  CBACD A  

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aCAbcb B b  d a

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aBB CBCAD  AaAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 1 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 0 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZAL*RA JO RA*V A 585 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,813 259,200 34 314 314 2955 37355

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 1 6 -1,00 -10 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 1 8 -1,67 -11 3,19 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 20 38 7,33 10 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAdDBbcCbcBCba 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  bBb  cadc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) b Acd acCD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) abd CD  c 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) ba b bcad   B c

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdBDdBbdDdCA dD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 2 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK NUR UĞUR 317 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,115 259,200 26 125 125 1094 14800

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,19 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 37 25 28,67 38 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbCBcbCDDBD A 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cACBAACdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCcbdaBb D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) bBAaDCABd 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cc BA      bdCa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cAdbCAcAbBaDBc 

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÜNEŞ 480 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,192 259,200 23 117 117 1047 14363

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 4 5 2,33 16 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 4 7,67 51 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 38 25 29,67 40 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BAacba DDBD Aa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bAdBAACBAa

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAbbad dD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdAbDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DcdcA   D d Aa 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACA AcA BaDaaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN TEKİN 418 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,608 259,200 13 74 74 642 9858

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 0 8,00 80 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 5 2 4,33 29 3,19 1,67 1,23

Fen 15 10 3 9,00 60 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 42 19 35,67 48 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BcCBcaCDcBacAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  ACBAACBA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAD CBAdD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DcAbcaABda

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D  cA   D d  CD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAC cA BCbaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİM 747 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,095 259,200 28 133 133 1190 15748

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 1 7 -1,33 -9 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 5 7,33 49 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 36 29 26,33 35 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACBbCCDDcDAAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  AbBbcCdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCbaaCdddc

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABba

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) b Ba  a   ad da

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) D CAdADACBCbaaa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU AŞIKÇI 481 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,985 259,200 20 95 95 789 11451

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 4 3 3,00 20 3,19 1,67 1,23

Fen 15 10 4 8,67 58 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 41 20 34,33 46 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDBcDCacBCcc 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABCdAdCA 

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) D ABC DACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCdACDaccD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  C  d D   Ac cD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBabCB AccCACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE AKBULUT 422 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,909 259,200 25 123 123 1074 14621

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 4 2,67 18 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 4 2 3,33 22 3,19 1,67 1,23

Fen 15 10 1 9,67 64 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 32 11 28,33 38 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CA D a  bc C c 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  Aa bA    

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) D ABC cAC 

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBAaD A  

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) D A   D   Ac  c

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) D  bCB ADACA AD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 0 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDİLEK 424 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,538 259,200 24 121 121 1062 14499

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 39 24 31,00 41 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbCBDbdDcBadAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdCBA bBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCCBdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  aAaDCABCd

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)    B  a     bdb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAacDAaBCcBBc

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAAN VARDAR 423 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,675 259,200 30 161 161 1444 18706

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 34 33 23,00 31 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bAADccDCCaaaAac

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABbdcBbAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCbaCaa ac

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) bCBACDcdaD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCc c cBCA     

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DdBcdBaAcAbACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES CEVAHİR 576 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,624 259,200 19 94 94 779 11320

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 1 3,67 37 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 2 3 1,00 7 3,19 1,67 1,23

Fen 15 11 3 10,00 67 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 39 15 34,00 45 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  adCBDbCabBDbAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bA  A CB  

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAb CBAC 

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dADDC BCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) c  aAA    a    

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAd CAaACBCDBBc

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 1 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR KORKMAZ 477 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,210 259,200 3 14 14 115 2373

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 7 0 7,00 70 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 11 3 10,00 67 3,19 1,67 1,23

Fen 15 12 2 11,33 76 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 53 15 48,00 64 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAbDBbDCCDBCbBc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  Aaad BCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABdCDACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG)  CBACD AB 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCACBdDBa ABBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaDC CAcACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 2 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERE  ALP BOZKURT 531 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,569 259,200 33 274 274 2599 32402

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 4 0,67 4 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 3,19 1,67 1,23

Fen 15 4 2 3,33 22 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 24 19 17,67 24 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  acbBDa        

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) dACdAdCdAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN)   AabCBdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dA DCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cc dA b        

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aACAbA         

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 0 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM YAŞAR 817 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,150 259,200 36 350 350 3334 42884

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 1,00 7 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 2 6 0,00 0 3,19 1,67 1,23

Fen 15 4 6 2,00 13 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 19 38 6,33 8 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BA aaaacDcDbbd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AddBcdCdca

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) aacbCCBcaD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  aA bb Ba 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) c   c bBa ddA  

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN)  AdA  bd BCaa c

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 1 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR ÖZDEMİR 560 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,010 259,200 22 104 104 896 12812

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 3 2,00 13 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 4 7,67 51 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 37 25 28,67 38 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AabCaDCCDDBDbAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCddcCBbc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAaCCdbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  cA DCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D  aA b   d  C 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACcaccACBCD  D

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ER 563 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,883 259,200 10 51 51 437 7389

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 7 3 6,00 40 3,19 1,67 1,23

Fen 15 13 2 12,33 82 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 43 24 35,00 47 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBcbCDbBcbAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cAbdAdbdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAcdCcACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  aAaDC BCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DD dA a DCa  CD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACAcACBCDaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 1 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN B ESKİCİ 565 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,681 259,200 11 55 55 511 8302

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 7 4 5,67 38 3,19 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 45 24 37,00 49 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABAdBDaCDbBDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bACBAACBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCddACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) cdc DCABda

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D aBA CBDda  Ca

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACbbAbdaBCDaa 

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS AKMAN 567 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,655 259,200 27 127 127 1127 15123

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,70 4,75 4,31

Fen 15 7 7 4,67 31 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 35 21 28,00 37 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAADB DbCDBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aAdCdAaCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCbBaCcdCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDD cD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (FEN) DBaa BaAcbddCAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM U ÜNLÜ 568 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,485 259,200 12 63 63 570 9083

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 3 2,00 13 3,19 1,67 1,23

Fen 15 11 3 10,00 67 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 41 19 34,67 46 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  AADBDDCdcBCbaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ddaAAB dc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) cCdBCaDACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACD AB 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  C b C B   ca  

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaDCB AcAbACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KATRE NUR AYAR 451 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,012 259,200 31 184 184 1682 21298

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 2 2,33 16 3,19 1,67 1,23

Fen 15 3 8 0,33 2 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 33 27 24,00 32 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBbDCdcBCABc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) cABadABCAc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DacBbCbACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) bCBACDaAa 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) aC b  D    B   

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) baBbCd dbc Ad  

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARDA 571 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,398 259,200 17 88 88 758 11161

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 6 4 4,67 31 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 42 24 34,00 45 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cBACBDbCccBDbAb

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cACBddCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DC   aBc D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) cBADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)   dBA aBD a AbD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACcCdDACBaaadb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KAHRIMAN 5572 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,242 259,200 35 344 344 3264 41940

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 24 47 8,33 11 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cadbdabaacdbAAd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AAaBAdbdcc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cCdbbCBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) baAaDdcdaa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DacdAdbaaac    

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cACAacDdCBCDdca

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL AKIN 586 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,100 259,200 5 21 21 151 2931

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,19 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 53 16 47,67 64 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CA cBDDCCDBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABadABCAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) cCbBC aACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACD ABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) D AbaCD a ABBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaaCBaAcACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SU BİLİR 573 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,062 259,200 29 154 154 1380 17917

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 3,19 1,67 1,23

Fen 15 7 6 5,00 33 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 36 25 27,67 37 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDBDDCCcBCcc 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdCdABddA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdcCbacCb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACD ABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) c  b    b Aa   

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DdBcCBCdc aACb 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÇALIK 183 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,287 259,200 16 84 84 737 11000

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 2 8,33 56 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 1 1 0,67 7 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 8 2 7,33 49 3,19 1,67 1,23

Fen 15 4 2 3,33 22 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 34 10 30,67 41 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACBDCCDc   A 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  dCBAACB  

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAD Ccb D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  d   C    

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D  BA  BD abACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) aACc   A  C    

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 1 0
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ATABEY 588 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,230 259,200 8 44 44 375 6409

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,19 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 46 23 38,33 51 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDc cCCDBCABc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABabABddb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCbaACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) C BdCDbdBD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CA abD acAdcDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DaaDCBCAcACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EREN ŞANLIYURT 1220 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,572 259,200 1 8 8 57 1537

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 11 3 10,00 67 3,19 1,67 1,23

Fen 15 12 3 11,00 73 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 59 15 54,00 72 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAADBDDCCDaCABc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAABddA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCdcACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCACaCDBbAAaB D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBBDCBCAbcCbCAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ ÇALIK 548 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,503 259,200 14 80 80 684 10398

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 5 5 3,33 22 3,19 1,67 1,23

Fen 15 9 5 7,33 49 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 40 22 32,67 44 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dBAC bCCDcBDcAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) A*CBA adA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cC bCCBddD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dA DCABC 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ba  AAdcD a AC 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCACccA BbDBBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÇİNİCİOĞLU 591 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,642 259,200 32 241 241 2273 28134

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 3,19 1,67 1,23

Fen 15 4 7 1,67 11 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 31 33 20,00 27 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  AdDBcDadDBCba 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABdbbBbAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DbbdCCbAac

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cCcbdC db b  b 

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) baaD B cDd Abb 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ATEŞ 597 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,461 259,200 7 35 35 280 5115

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 7 3 6,00 40 3,19 1,67 1,23

Fen 15 11 4 9,67 64 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 48 17 42,33 56 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  dACBDCCDcBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCBAbCdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCADCCB CD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  ddDDCABC 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) D  BAAb D a ACa

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACACAcACBdDadD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAL 599 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,645 259,200 18 93 93 778 11316

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 44 29 34,33 46 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDcDDbCcaCAcA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) aABCAABdAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCdBCCbACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CdBACDadca

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DC bcdD CcABccD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DcaDCBdAbACAdba

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ TEKİN 603 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,116 259,200 9 50 50 435 7361

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 3 0 3,00 20 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 7 5,67 38 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 47 13 42,67 57 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADcDcCCDBdAcA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAABCAA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCaDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACD  B 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  C    D   A    

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aaaaCBCAaAaACbD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 0 0 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZEN 774 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,863 259,200 2 10 10 77 1808

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 6 2 5,33 36 3,19 1,67 1,23

Fen 15 13 0 13,00 87 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 58 8 55,33 74 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDBDDCCDBCABc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DABCAAdCAb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCAdCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT)  CAb CD a A   D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBBDCBCAD  ACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZTÜRK 779 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,588 259,200 6 23 23 159 3272

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,11 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 4,41 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,94 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,70 4,75 4,31

Matematik 15 8 3 7,00 47 3,19 1,67 1,23

Fen 15 8 5 6,33 42 7,19 3,07 2,99

Toplam: 75 54 12 50,00 67 32,56 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBDaCDaBDAAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAACd  

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAcCCB CD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DDBcAA Bc a AC 

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCA AcACB baaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN GÜLER 608 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,786 259,200 10 57 57 524 8441

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 10 3 9,00 60 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 46 27 37,00 49 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDBbbbacBCbBc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdbbABCdc

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCcdCCaACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACDDAdD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DC CBCDca dBBDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) cBacCBCAacbACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 2 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYCANR ŞİRİN 610 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,222 259,200 3 6 6 30 911

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,11 1,67 1,23

Fen 15 13 2 12,33 82 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 62 11 58,33 78 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAADBcDCCDBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABCdABCdA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCCDACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CdBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAbaCcBCAAcBcD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DBaDCBCAcACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERATÜ DAĞLI 613 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,783 259,200 35 302 302 2861 36109

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 3,11 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 29 44 14,33 19 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cadCBadaDccDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cAaddAbcAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cadbCCdbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdAbDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) ccdaAb  cCaCdbc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCbCbbdaBacaBb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSESO ALADAĞD 616 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,585 259,200 32 269 269 2507 31314

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 9 1,00 7 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 27 36 15,00 20 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  bbbBbcdbadCbB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) abBbd Bd c

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) Dd BC DACb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) b BbbDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCdCaC   cAcdDD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) D aabB dDdbAdbc

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM İLYAS BEKTAŞ 6617 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,497 259,200 24 191 191 1817 22876

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 3 2,00 13 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 10 0,67 4 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 32 28 22,67 30 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AdACdbCCDaBD c 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bd BAACBA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) aCcaCCcdCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBA DCbaCb

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) a  B  b D    Cb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN)  bdAbccddBCDaaa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 529 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,224 259,200 19 156 156 1390 18104

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 9 0,00 0 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 35 34 23,67 32 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dBACBcaCDcBDcAd

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cAbBAdbdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) cdcDCCdbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dAbDCAB a

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) bD dbAd cdc bbD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAdAaAbAdBCbaBD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN URAL 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,910 259,200 22 180 180 1660 21053

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 1,33 9 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 3 2,00 20 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 4 8,67 58 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 31 26 22,33 30 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) bBd cDaC bcbAc 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR)  AaBAdb   

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCADCaB CD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dc DCABdb

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Dc  dbdBD c    

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DAaAdADA BCaBdD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN BUĞRA 662 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,068 259,200 29 233 233 2180 27061

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 0 13 -4,33 -29 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 8 4,33 29 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 33 40 19,67 26 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) cBbCBcCCDbBDdAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AACBAcCdAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCAbdCdddD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) baAabCdBCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cccddbdcbbdb  b

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAdAcbCBacaaD

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ALİİ POLAT 420 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,821 259,200 36 354 354 3379 43507

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 3,11 1,67 1,23

Fen 15 5 10 1,67 11 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 22 45 7,00 9 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dBbCaDbdccBDbA 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cdaccbCdd 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCbabCdbdc

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  Bd DCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) aac dcbaa Bbb  

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DcbcddDcCBdbBac

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 2 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE  İ BAĞLIBEL 626 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,812 259,200 8 48 48 419 7116

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 5 7,33 49 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 46 19 39,67 53 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABbCBDCCDDcDdAC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) dAdBdACBd 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCCBA D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdADDCABdC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) Dc c A   Ca A c

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAaccAadCDBB 

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SONER 615 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,197 259,200 9 49 49 425 7211

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,11 1,67 1,23

Fen 15 9 6 7,00 47 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 48 26 39,33 52 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) AaACdDCCDDBDcAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AddBAdCBAD

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAaCddbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DdADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) c BcAAbaDCabdCD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAdADAdaaDaBc

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALADAĞ 627 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,915 259,200 14 78 78 675 10312

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 7 0,67 4 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 5 8,33 56 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 43 27 34,00 45 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAcDBDDbCDBCAaA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdCAABadA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DdAdCbDcCc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) adBACDaABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bCb Ba db da  D

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBaDCBdAccCACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF N ÇELİK 628 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,421 259,200 18 155 155 1387 18058

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 11 0,33 2 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 39 34 27,67 37 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ddACBadCDDBDdAa

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) cACBbbddAb

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAcCCBbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) aBADDCABdC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) DadBAAd  ddCdCb

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) bACcbcbbCddbBcb

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 1 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * BAYRAK AR 336 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,549 259,200 33 271 271 2564 32019

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 3,11 1,67 1,23

Fen 15 3 7 0,67 4 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 26 31 15,67 21 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  A DBDaCbacCbB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR)  ABCAb  db

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DC da  ACc

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) adBACDbABc

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) ba bd   acAdBaa

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) DaBcbB dac  d  

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 0 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TOPLU 630 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,050 259,200 12 69 69 614 9481

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 9 3 8,00 53 3,11 1,67 1,23

Fen 15 5 7 2,67 18 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 45 22 37,67 50 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) caACBaCCDbBDbdC

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) AAbBddCdA 

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAD CddCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG) DBADDCABCC

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) abBaA CBD B ACD

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DbCAdccACa  d b

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖKDE MİR 633 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,107 259,200 4 9 9 74 1796

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,11 1,67 1,23

Fen 15 13 2 12,33 82 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 58 17 52,33 70 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAcDcDDdCDBCABA

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdCdABCdA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCddCdcACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) CCBACDDABD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DCAdaCDBCAAcacD

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) aBaDCBCADACACAD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOPLU 635 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,322 259,200 34 276 276 2610 32494

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 1 6 -1,00 -10 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 3,11 1,67 1,23

Fen 15 4 8 1,33 9 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 23 33 12,00 16 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BcC DbCDcBD  b

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bd dAd d b

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) DCAbaCdbCD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dA bCdaC 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) bD     ab cdAbc

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) Dbdc cDb abDB b

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 0 3 0
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA DERİN DİNCELİR 636 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,297 259,200 11 68 68 609 9432

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 2 8,33 56 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 2 2,33 16 3,11 1,67 1,23

Fen 15 10 3 9,00 60 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 40 14 35,33 47 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR)  BdCBDb DDBD A 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) Ad BAdCBAc

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) aCAb Cd  D

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  BADDCABCa

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT) cD B  a D      

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) DACAaADA B DaBa

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 2 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 0 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 3 0 100
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 0 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA Ç*İ K 637 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,694 259,200 27 217 217 2014 25265

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 1 3 0,00 0 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 4 2 3,33 22 3,11 1,67 1,23

Fen 15 2 5 0,33 2 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 26 21 19,00 25 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) ABACBaddD ccAb 

Cevap Anh. A ABACBDCCDDBDAAC

Sözel (TAR) bdCa      

Cevap Anh. A AACBAACBAD

Sözel (DİN) bCbD CBACD

Cevap Anh. A DCADCCBACD

Sözel (İNG)  dADDbdBC 

Cevap Anh. A DBADDCABCC

Sayısal (MAT)  cBaAA  D      

Cevap Anh. A DDBBAACBDCBCACD

Sayısal (FEN) cbdA  D  ad    

Cevap Anh. A DACACADACBCDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 1 0 50
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 0 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 1 2 33
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA ÇAKIR 638 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,013 259,200 30 250 250 2341 29002

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 4 7 1,67 11 3,11 1,67 1,23

Fen 15 3 8 0,33 2 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 28 33 17,00 23 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) dAcaBDbCdaBdAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) bAc dbB Ac

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) cC BCab CD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) dCBAC DAdb

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) cCAdab  CdA  bc

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) ccd CB dab Ad c

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 1 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 0 1 0
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 0 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇETİN 641 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,934 259,200 15 103 103 880 12627

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 4 1,67 11 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 39 23 31,33 42 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) CAbDBDDdbDBCAB 

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) DAdbdABCdA

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCccC aACD

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) aCBACD Ad 

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) DC  adcB      c

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bBacCBdADcaAaA 

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 2 0 100
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 0 2 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 1 0 100
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -2

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BOLAT 642 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,856 259,200 20 170 170 1586 20221

Puanı Hesaplanan: 455 455 4537 62370

Katılımlar: 36 456 456 4557 62626

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 4,65 4,02

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,58 2,67 2,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,37 3,48 3,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,41 4,75 4,31

Matematik 15 3 8 0,33 2 3,11 1,67 1,23

Fen 15 7 7 4,67 31 5,35 3,07 2,99

Toplam: 75 34 35 22,33 30 30,38 20,30 18,15

Sözel (TÜR) aAbDBcaaCDBCABc

Cevap Anh. B CAADBDDCCDBCABA

Sözel (TAR) ccBbccBddb

Cevap Anh. B DABCAABCAA

Sözel (DİN) DCABCCDbdb

Cevap Anh. B DCABCCDACD

Sözel (İNG) dCBA cDAcD

Cevap Anh. B CCBACDDABD

Sayısal (MAT) bC Cdac  c Bcac

Cevap Anh. B DCACBCDBCAABBDD

Sayısal (FEN) bdaDbBCAcc ACdD

Cevap Anh. B DBBDCBCADACACAD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 2 0 2 0
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.2 1 1 50
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.3 2 1 67
Students will be able to understand information about important places. 1 1 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to introduce themselves and meet other people. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 1 1 50
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ay'ın ana evrelerini listeler. 1 0 1 0
Mikroskobik canlıların insan yaşamındaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Maya mantarlarınının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mantarların zararlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın son dördün evresini açıklar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
