
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

1 204 MALEKNAZ DOĞAN 7A 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 72 3 71,00 487,079 1 1 1 1 157
% 0,32

2 130 ASYA ECR N YEĞEN 7A 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 71 4 69,67 484,252 2 2 2 2 256
% 0,53

3 377 METE ÜSTÜN 7A 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 71 4 69,67 484,039 3 3 3 3 263
% 0,54

4 252 MİRAY CEYHAN 7A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 72 3 71,01 482,528 4 4 4 5 353
% 0,72

5 343 YASEMİN ELA SARP 7B 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 70 5 68,34 477,088 1 5 5 11 604
% 1,24

6 149 ELİFSU SEVİNÇ 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 6 2 5,33 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 68 5 66,33 471,355 5 6 6 14 988
% 2,03

7 623 AZRA NUR GÜRVARDAR7F 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 13 1 12,67 69 4 67,68 469,022 1 7 7 16 1129
% 2,32

8 1295 METE KAAN KOÇ 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 69 6 66,99 464,626 1 8 8 19 1524
% 3,13

9 1798 İLKER EYMEN BAHAR 7K 14 1 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 68 6 66,01 463,299 1 9 9 21 1628
% 3,34

10 123 ERAY CAYNAK 7A 15 0 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 2 12,33 15 0 15,00 65 10 61,66 462,594 6 10 10 22 1694
% 3,48

11 1180 ZEYNEPSU EŞİYOK 7B 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 67 8 64,34 460,059 2 11 11 29 1961
% 4,03

12 1494 BEGÜM ALTUNTAŞ 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 66 9 63,00 459,391 2 12 12 32 2031
% 4,17

13 1194 ALİCAN EKSER 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 67 8 64,33 459,053 3 13 13 33 2071
% 4,25

14 35 EYMEN HAMZA 7E 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 68 7 65,67 458,708 1 14 14 35 2102
% 4,32

15 235 BAHAR GÜNDOĞDU 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 4 6 2,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 65 10 61,67 456,404 7 15 15 39 2368
% 4,86

16 1169 YAĞMUR YÜKSEL 7B 15 0 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 67 8 64,33 455,408 3 16 16 41 2479
% 5,09

17 1146 MELİS ÇİNİCİOĞLU 7B 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 65 10 61,67 452,999 4 17 17 43 2757
% 5,66

18 1200 BURAK AYAZ 7C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 67 8 64,34 451,497 4 18 18 45 2959
% 6,07

19 1138 ERDEM BEDİR 7B 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 65 10 61,67 449,594 5 19 19 48 3197
% 6,56

20 1249 ŞEVVAL NİSA SARI 7C 12 2 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 8 63,33 449,196 5 20 20 52 3250
% 6,67

21 142 ELİF BİLİR 7A 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 0 15,00 14 1 13,67 63 12 59,00 447,600 8 21 21 56 3458
% 7,10

22 1212 EMİR İZZET VAROL 7L 13 2 12,33 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 65 9 61,99 446,324 1 22 22 58 3615
% 7,42

23 261 ZEHRANAZ K UTUN 7A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,66 444,911 9 23 23 61 3810
% 7,82

24 1427 M EMİR ESER 7K 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 63 5 61,34 444,663 2 24 24 63 3843
% 7,89

25 1357 ÖMER FARUK KARTAL 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 12 2 11,33 14 1 13,67 64 10 60,66 444,422 2 25 25 65 3873
% 7,95

26 251 MERT KERİM KARATAŞ7B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 14 1 13,67 64 11 60,33 442,871 6 26 26 67 4070
% 8,36

27 194 İLAYDA YILDIRIM 7C 10 3 9,00 7 2 6,33 8 1 7,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 0 14,00 63 7 60,67 441,367 6 27 27 72 4271
% 8,77

28 1209 EMİR ANADOL 7B 13 1 12,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 63 11 59,35 437,177 7 28 28 80 4838
% 9,93

29 517 EZGİ ULUSOY 7B 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 14 1 13,67 63 12 59,00 435,407 8 29 29 87 5056
% 10

30 600 ECRİN GÜNDOĞDU 7H 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 12 1 11,67 14 1 13,67 62 8 59,35 435,326 1 30 30 88 5066
% 10

31 390 ÖMER AKİF BUĞDAYCI 7H 14 1 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 15 0 15,00 60 9 57,00 432,899 2 31 31 91 5409
% 11

32 201 BEYZA KAYA 7A 14 1 13,67 7 2 6,33 5 4 3,67 6 2 5,33 14 1 13,67 12 3 11,00 58 13 53,67 432,872 10 32 32 92 5411
% 11

33 179 KAREM EPÇAÇAN  13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 14 1 13,67 12 3 11,00 59 15 54,00 429,813 1 33 33 102 5834
% 12
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

34 799 AHMET EMİRHAN GÖREN7G 12 3 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 61 13 56,66 429,660 1 34 34 103 5856
% 12

35 1208 ELİN SHOJAEİ 7C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 64 11 60,33 429,412 7 35 35 104 5890
% 12

36 587 BERAT KALKAN 7D 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 62 11 58,34 428,173 1 36 36 108 6067
% 12

37 575 ZEHRA YILMAZ 7B 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 12 3 11,00 15 0 15,00 60 15 55,00 427,314 9 37 37 111 6198
% 13

38 1178 ZEYNEP AŞÇIOĞLU 7B 14 0 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 13 56,67 427,213 10 38 38 112 6214
% 13

39 967 KAMİL AŞKIN 7G 14 1 13,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 12 3 11,00 14 1 13,67 57 18 51,00 427,135 2 39 39 113 6232
% 13

40 1106 DİLA ÇİÇEK 7A 14 1 13,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 13 2 12,33 10 5 8,33 61 13 56,66 426,656 11 40 40 114 6299
% 13

41 202 ECE ÖZTEPE 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 12 2 11,33 12 2 11,33 60 12 55,99 425,738 2 41 41 118 6428
% 13

42 1620 YİĞİT EMRE BULUT 7D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 3 10,00 10 5 8,33 62 11 58,33 424,073 3 42 42 123 6681
% 14

43 1125 CEYLA ÖZDEN 7B 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 62 13 57,66 422,939 11 43 43 125 6845
% 14

44 1197 BEYZA ÖZEN 7C 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 62 13 57,67 422,885 8 44 44 126 6857
% 14

45 689 ZEYNEP MERYEM GÖNÜL7L 15 0 15,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 14 1 13,67 8 4 6,67 56 12 52,00 421,660 3 45 45 132 7039
% 14

46 1514 ELİF NAZ YAZICI 7L 14 1 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 59 10 55,66 420,942 4 46 46 133 7162
% 15

47 1262 NEVA ZÜLAL AYDEMİR 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 14 1 13,67 11 4 9,67 58 17 52,33 420,507 9 47 47 135 7235
% 15

48 714 EYMEN ÖRGEN 7F 13 1 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 11 3 10,00 60 12 56,00 419,054 2 48 48 138 7460
% 15

49 1278 ÖMER ASAF TARIM 7H 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 12 3 11,00 13 2 12,33 59 16 53,67 417,272 3 49 49 143 7743
% 16

50 1216 ESMA NUR KAYA 7C 14 1 13,67 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 13 2 12,33 11 4 9,67 56 18 50,00 416,926 10 50 50 144 7793
% 16

51 186 KAĞAN SÖZER 7B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 14 1 13,67 61 14 56,34 416,034 12 51 51 150 7933
% 16

52 312 ARDA EMİR ÜNAL 7H 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 7 5,67 13 2 12,33 62 13 57,66 415,702 4 52 52 152 7985
% 16

53 1353 ÖMER FARUK ÇELİK 7F 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 2 10,33 12 3 11,00 59 14 54,33 415,683 3 53 53 153 7990
% 16

54 276 ESAT GÖZTOK 7D 10 4 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 59 15 53,99 415,383 4 54 54 156 8035
% 16

55 1375 ARAS KOÇ 7H 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 12 3 11,00 12 3 11,00 58 17 52,34 415,105 5 55 55 159 8087
% 17

56 147 EGEMEN  ÜLKAN 7A 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 12 3 11,00 13 2 12,33 57 18 50,99 413,156 12 56 56 166 8370
% 17

57 640 İPEK ÇERKEZOĞLU 7I 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 14 1 13,67 12 3 11,00 56 19 49,67 410,670 1 57 57 173 8768
% 18

58 555 TUĞBA AYTAN 7B 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 14 1 13,67 59 16 53,67 410,594 13 58 58 174 8782
% 18

59 685 ZEYNEP DERE 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 13 2 12,33 59 16 53,67 410,327 5 59 59 175 8824
% 18

60 1191 AHMET CAN YILMAZ 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 60 15 55,01 409,830 11 60 60 179 8905
% 18

61 1355 DORUK ÇINAR 7L 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 9 3 8,00 12 3 11,00 56 15 51,00 409,488 6 61 61 181 8956
% 18

62 244 ELİF BERFİN DAYANAN7A 13 1 12,67 8 2 7,33 6 2 5,33 7 2 6,33 12 3 11,00 10 4 8,67 56 14 51,33 408,891 13 62 62 183 9042
% 19

63 1431 İREM KURTULUŞ 7E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 2 3,33 11 3 10,00 12 1 11,67 55 13 50,67 408,687 2 63 63 185 9067
% 19

64 1088 ÖMER FARUK DÖNMEZ7H 11 2 10,33 9 0 9,00 10 0 10,00 1 5 -0,67 11 2 10,33 12 2 11,33 54 11 50,32 407,759 6 64 64 189 9201
% 19

65 664 YUSUF PEKŞEN 7I 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 13 2 12,33 11 3 10,00 58 10 54,66 406,155 2 65 65 194 9473
% 19

66 1260 ALİ KEMAL VANLI 7C 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 11 4 9,67 57 16 51,67 405,591 12 66 66 196 9563
% 20
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İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

67 23 SEMİH YENER 7A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 0 6,00 5 4 3,67 13 2 12,33 9 4 7,67 54 14 49,33 405,531 14 67 67 197 9573
% 20

68 1621 M MUSHAB CEYHAN 7E 15 0 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 11 4 9,67 56 18 50,00 405,384 3 68 68 199 9598
% 20

69 1676 ZELDA ÇİÇEK 7L 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 4 8,67 12 3 11,00 58 16 52,67 404,747 7 69 69 203 9703
% 20

70 1272 EBRAR KIRAÇ 7E 14 0 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 2 10,33 8 7 5,67 57 15 52,00 403,038 4 70 70 212 9948
% 20

71 1364 HASAN TÜRKMENOĞLU7İ 13 2 12,33 10 0 10,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 6 6,00 13 2 12,33 56 15 50,99 402,863 1 71 71 215 9982
% 20

72 269 ECMEL ASYA KESKİN 7A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 11 4 9,67 59 16 53,67 402,766 15 72 72 216 10005
% 21

73 712 NİSA YÜKSEL 7G 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 13 2 12,33 59 16 53,66 402,398 3 73 73 218 10063
% 21

74 1162 UMUT ÇİPA 7B 13 1 12,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 4 8,67 12 3 11,00 53 20 46,34 397,882 14 74 74 238 10815
% 22

75 1064 YUSUF HAMZA ÖNEL 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 12 3 11,00 57 11 53,34 396,696 5 75 75 245 11021
% 23

76 1257 ZEHRA VATAN 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 4 3 3,00 10 0 10,00 11 1 10,67 8 7 5,67 56 13 51,67 396,614 13 76 76 247 11039
% 23

77 1312 ZEYNEP TAŞCI 7H 14 1 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 6 7,00 12 3 11,00 53 22 45,67 395,080 7 77 77 249 11288
% 23

78 265 ASUDE ZEYNEP ULAŞ 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 5 7,33 12 3 11,00 54 20 47,33 394,747 14 78 78 252 11346
% 23

79 175 BARIŞ ASLAN 7D 9 4 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 3 1,00 11 3 10,00 13 1 12,67 52 14 47,34 394,745 6 79 79 253 11347
% 23

80 1646 SERDAR ALTA N 7I 11 3 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 12 1 11,67 10 3 9,00 52 16 46,67 394,083 3 80 80 259 11459
% 24

81 113 AKAY EMİRHAN ÖCAL 7L 13 0 13,00 8 2 7,33 1 0 1,00 10 0 10,00 8 4 6,67 11 2 10,33 51 8 48,33 392,711 8 81 81 265 11687
% 24

82 165 İSMAİL DİLİM 7A 9 5 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 2 7,33 12 3 11,00 13 2 12,33 53 19 46,66 391,815 16 82 82 272 11855
% 24

83 724 AHMET GÜNEY EFE 7K 9 5 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 2 11,33 12 3 11,00 54 19 47,66 391,315 3 83 83 275 11928
% 24

84 1356 EMİR KUZEY BEYAZ 7L 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 3 8,00 11 3 10,00 53 17 47,33 390,287 9 84 84 278 12096
% 25

85 787 FİLİZ GEZİCİ 7L 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 8 4 6,67 50 12 46,00 387,644 10 85 85 286 12568
% 26

86 249 YİĞİT ALİ ŞEN 7B 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 10 5 8,33 55 20 48,33 385,935 15 86 86 293 12866
% 26

87 694 GÖKNUR  AFŞAR  11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 1 4,67 12 3 11,00 10 5 8,33 52 19 45,67 385,899 2 87 87 294 12873
% 26

88 612 AZRA  A A 7A 11 3 10,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 3 11,00 53 18 47,00 385,450 17 88 88 297 12932
% 27

89 790 EGE ŞENOL 7D 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 11 3 10,00 11 3 10,00 52 21 45,00 385,235 7 89 89 298 12979
% 27

90 1254 YAĞMUR BAŞARAN 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 13 2 12,33 10 5 8,33 51 23 43,33 385,159 15 90 90 299 12989
% 27

91 239 EFSANUR MUTLU 7G 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 9 2 8,33 54 15 49,01 382,148 4 91 91 311 13521
% 28

92 723 MUSAB KAHYAOĞLU 7I 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 3 7,00 10 3 9,00 53 15 47,99 381,192 4 92 92 317 13678
% 28

93 803 NİSANUR SEVİNÇ 7H 12 3 11,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 53 21 46,00 380,363 8 93 93 318 13806
% 28

94 146 BERRA ECE TAŞGIN 7K 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 12 2 11,33 10 5 8,33 52 22 44,66 380,106 4 94 94 319 13851
% 28

95 198 DORUK EĞRİ 7A 12 3 11,00 7 3 6,00 2 5 0,33 8 2 7,33 11 4 9,67 10 4 8,67 50 21 43,00 379,676 18 95 95 320 13923
% 29

96 1062 KEREM GÜL 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 4 5,67 9 4 7,67 53 16 47,67 379,494 11 96 96 322 13954
% 29

97 1243 ÖMER ATLAS 7C 10 4 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 4 4 2,67 13 2 12,33 10 5 8,33 49 21 42,00 379,261 16 97 97 323 13993
% 29

98 1113 ALİ EMİR KURT 7B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 10 5 8,33 14 1 13,67 51 24 43,00 378,726 16 98 98 327 14067
% 29

99 1472 EZEL DEŞEN 7E 10 3 9,00 7 0 7,00 4 5 2,33 3 0 3,00 15 0 15,00 6 2 5,33 45 10 41,66 378,616 5 99 99 329 14086
% 29
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

100 1399 ZENFİRA ALİYEVA 7D 7 6 5,00 10 0 10,00 6 2 5,33 7 1 6,67 10 2 9,33 12 2 11,33 52 13 47,66 377,959 8 100 100 333 14197
% 29

101 846 YAĞIZ ALİ SAĞLIK 7K 13 2 12,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 11 3 10,00 9 6 7,00 49 25 40,66 375,963 5 101 101 340 14552
% 30

102 767 DAMLA NİSA KÜÇÜK 7A 9 5 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 9 1 8,67 13 2 12,33 7 4 5,67 52 16 46,66 375,565 19 102 102 342 14604
% 30

103 794 ELBER ERSOY 7E 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 5 8,33 10 5 8,33 51 24 42,99 375,434 6 103 103 344 14634
% 30

104 647 BURÇİN APTİKADİROĞLU7G 12 2 11,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 9 3 8,00 7 6 5,00 53 15 48,00 375,317 5 104 104 346 14651
% 30

105 802 NİSA NEHİR ÖZDEMİR 7G 12 2 11,33 8 1 7,67 3 7 0,67 4 3 3,00 10 4 8,67 10 3 9,00 47 20 40,34 373,917 6 105 105 350 14881
% 31

106 229 KUZEY KAAN TURH* 7A 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 10 5 8,33 11 4 9,67 50 24 42,01 373,556 20 106 106 352 14933
% 31

107 677 HALİDE HALİLOVA 7K 11 3 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 7 4 5,67 11 4 9,67 51 18 45,00 372,303 6 107 107 359 15152
% 31

108 367 BAGER BAYSAL 7G 11 3 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 4 3,67 11 2 10,33 9 5 7,33 48 21 41,00 372,230 7 108 108 361 15166
% 31

109 1127 DORUK EGE BALCİ 7B 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 14 1 13,67 10 5 8,33 50 25 41,66 371,736 17 109 109 365 15253
% 31

110 1736 EMİRHAN ERKAN 7L 11 3 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 2 3,33 9 3 8,00 10 2 9,33 47 17 41,32 371,083 12 110 110 369 15382
% 32

111 751 MUHAMMED TAŞPINAR7E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 46 14 41,34 370,418 7 111 111 371 15492
% 32

112 1214 ERKUT ŞEKER 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 11 4 9,67 10 5 8,33 49 26 40,33 370,195 17 112 112 373 15532
% 32

113 1161 SERCAN BALCI 7B 12 3 11,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 49 26 40,32 369,574 18 113 113 379 15633
% 32

114 1666 SUKEYNA TEKECİ 7L 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 9 2 8,33 9 6 7,00 51 18 44,99 368,825 13 114 114 380 15782
% 32

115 234 ADEMMERT ÖZ 7C 9 4 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 1 1,67 7 5 5,33 13 2 12,33 48 15 43,00 368,802 18 115 115 381 15786
% 32

116 1631 MUSHAP KIZGINYÜREK7K 14 1 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 8 3,33 12 3 11,00 47 27 38,00 368,278 7 116 116 383 15881
% 33

117 1252 UMUT HAMZA DALDAL7D 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 10 5 8,33 51 22 43,66 367,884 9 117 117 384 15934
% 33

118 1610 NİSA BÜYÜK 7K 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 3 11,00 9 6 7,00 51 24 43,00 366,840 8 118 118 392 16104
% 33

119 214 YAĞMUR URAL 7E 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 0 9,00 8 7 5,67 10 5 8,33 51 23 43,33 366,821 8 119 119 393 16106
% 33

120 1261 HALE AĞCA 7C 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 14 1 13,67 6 3 5,00 45 14 40,33 366,674 19 120 120 395 16131
% 33

121 601 ELİF DOGAN 7D 12 2 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 6 5,00 10 4 8,67 49 20 42,33 366,287 10 121 121 398 16205
% 33

122 1460 A * **N M* MM 7İ 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 5 7 2,67 11 4 9,67 47 22 39,67 364,990 2 122 122 411 16411
% 34

123 950 KÜBRA TAŞPINAR 7F 12 2 11,33 8 1 7,67 10 0 10,00 5 2 4,33 10 1 9,67 3 5 1,33 48 11 44,33 364,262 4 123 123 417 16514
% 34

124 725 ELİF NİDA KUŞDEMİR 7K 10 4 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 4 6,67 10 4 8,67 50 19 43,68 364,220 9 124 124 418 16519
% 34

125 152 BERKAY EVCİ 7D 11 4 9,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 11 4 9,67 9 6 7,00 49 26 40,35 364,204 11 125 125 420 16526
% 34

126 0 ADA EYLÜL GÖK  10 4 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 6 2 5,33 10 5 8,33 10 2 9,33 47 21 39,99 364,161 3 126 126 421 16538
% 34

127 143 FATMANUR YILMAZ 7D 12 2 11,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 3 4,00 8 4 6,67 9 3 8,00 46 20 39,33 362,762 12 127 127 426 16754
% 34

128 595 ALARA ÖZCAN 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 11 3 10,00 48 10 44,66 362,691 13 128 128 428 16773
% 34

129 634 GÜVEN GÜMÜŞ 7G 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 8 4,33 11 4 9,67 51 23 43,34 360,199 8 129 129 439 17184
% 35

130 1545 İREM SU TANİŞİK 7F 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 8 7 5,67 52 22 44,67 359,830 5 130 130 441 17247
% 35

131 515 EREN ÇELİ 7E 9 4 7,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 3 2,00 11 2 10,33 9 3 8,00 44 19 37,67 359,713 9 131 131 442 17275
% 35

132 189 UMREHAN YILDIRIM 7C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 10 5 8,33 10 5 8,33 48 25 39,66 356,052 20 132 132 454 17869
% 37
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

133 1097 YİĞİT EROĞLU 7A 9 3 8,00 6 0 6,00 1 0 1,00 4 1 3,67 10 5 8,33 10 1 9,67 40 10 36,67 355,861 21 133 133 455 17903
% 37

134 611 MEHMET AKİF ÇALIŞKAN7B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 4 7 1,67 14 1 13,67 47 22 39,67 355,758 19 134 134 457 17922
% 37

135 1166 YAĞMUR KAYMAK 7B 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 11 4 9,67 48 26 39,34 355,619 20 135 135 458 17952
% 37

136 1177 ZEHRA NİL COŞKUN 7B 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 1 3,67 2 4 0,67 12 2 11,33 46 13 41,67 355,541 21 136 136 460 17969
% 37

137 684 MUHAMMED EMİN EROĞLU7L 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 1 4,67 7 5 5,33 7 6 5,00 47 19 40,67 355,521 14 137 137 461 17972
% 37

138 1007 YAĞIZ BATIN BAŞER 7K 12 2 11,33 6 4 4,67 6 2 5,33 4 4 2,67 9 6 7,00 8 5 6,33 45 23 37,33 355,325 10 138 138 462 18003
% 37

139 1171 YAREN GÜNDOĞDU 7B 10 3 9,00 7 1 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 5 5,33 6 0 6,00 47 11 43,34 353,044 22 139 139 471 18420
% 38

140 1517 SENA CİGA 7K 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 6 6,00 11 4 9,67 49 24 41,00 351,323 11 140 140 480 18727
% 38

141 697 KEREM ÇİKAY 7B 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 1 5,67 6 8 3,33 12 3 11,00 48 22 40,67 350,494 23 141 141 488 18870
% 39

142 1203 ÇAĞAN KARLI 7C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 49 26 40,33 350,472 21 142 142 489 18875
% 39

143 208 ELİF YAĞMUR ÇELİK 7I 10 3 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 7 4 5,67 9 5 7,33 46 20 39,33 350,296 5 143 143 491 18927
% 39

144 1227 KEREM ER *ŞİL 7A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 13 2 12,33 47 28 37,65 349,762 22 144 144 493 19022
% 39

145 1389 MEHMET ŞAKAR 7L 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 2 3,33 7 4 5,67 9 5 7,33 45 21 38,00 349,088 15 145 145 496 19130
% 39

146 1440 HATİCE NUR AYAN 7G 11 2 10,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 6 3,00 9 2 8,33 45 17 39,32 348,850 9 146 146 497 19156
% 39

147 696 HAYAL ŞİMAL KAL AN 7D 11 3 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 7 0 7,00 6 6 4,00 7 5 5,33 47 16 41,67 346,822 14 147 147 507 19521
% 40

148 1013 HATİCE ÖMRÜM ÖZCAN7H 12 3 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 2 2 1,33 11 4 9,67 44 19 37,67 346,092 9 148 148 512 19653
% 40

149 1259 ZEYNEP TAŞKIRAN 7C 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 7 6 5,00 48 25 39,67 345,484 22 149 149 516 19747
% 41

150 1437 ECRİN KORKUDAN 7F 12 2 11,33 8 1 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 6 7 3,67 7 6 5,00 46 21 39,00 342,948 6 150 150 530 20244
% 42

151 773 BERAT ŞENYUVA 7K 11 1 10,67 4 6 2,00 5 3 4,00 3 4 1,67 8 3 7,00 8 4 6,67 39 21 32,01 342,695 12 151 151 531 20285
% 42

152 938 EGEHAN GÜNER 7G 14 1 13,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 7 4,67 10 5 8,33 40 34 28,67 342,220 10 152 152 536 20399
% 42

153 373 ZÜMRA YALÇIN 7K 9 6 7,00 6 4 4,67 6 2 5,33 6 4 4,67 4 3 3,00 12 2 11,33 43 21 36,00 339,904 13 153 153 547 20789
% 43

154 1474 UĞUR İNCEOĞLU 7F 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 8 3,33 9 3 8,00 45 26 36,33 339,646 7 154 154 550 20840
% 43

155 196 BARAN CAN ORAN 7G 9 4 7,67 7 2 6,33 6 2 5,33 2 7 -0,33 8 4 6,67 9 4 7,67 41 23 33,34 338,128 11 155 155 553 21101
% 43

156 0 HAMZA ÇELİK 7A 9 6 7,00 4 2 3,33 5 4 3,67 4 1 3,67 13 2 12,33 3 0 3,00 38 15 33,00 337,907 23 156 156 554 21142
% 43

157 604 DORUK FERHAT ESEN 7E 11 4 9,67 8 2 7,33 5 4 3,67 2 5 0,33 7 6 5,00 9 5 7,33 42 26 33,33 337,791 10 157 157 556 21169
% 43

158 117 M HASAN CAN ALANÇ 7L 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 7 3,67 10 5 8,33 45 28 35,66 337,431 16 158 158 559 21236
% 44

159 76800 OĞUZ KOÇAK 7I 10 5 8,33 4 5 2,33 5 4 3,67 8 2 7,33 7 5 5,33 9 4 7,67 43 25 34,66 336,831 6 159 159 562 21331
% 44

160 721 BERFİN HASANOĞLU 7I 7 5 5,33 9 0 9,00 8 2 7,33 6 0 6,00 8 5 6,33 7 4 5,67 45 16 39,66 335,559 7 160 160 567 21557
% 44

161 1367 YAREN D* IOĞLU 7F 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 5 6,33 47 20 40,32 334,940 8 161 161 571 21679
% 45

162 1114 ALMİNA CANDAN 7B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 4 6,67 9 6 7,00 42 30 32,00 334,720 24 162 162 572 21720
% 45

163 99 EMİR KISMETLİ 7E 11 3 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 1 2,67 8 1 7,67 4 0 4,00 37 14 32,34 334,619 11 163 163 573 21732
% 45

164 620 EMRE YILDIRIM 7C 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 12 3 11,00 41 34 29,66 334,576 23 164 164 574 21743
% 45

165 228 MİRNA RAKİK 7I 12 1 11,67 7 3 6,00 6 2 5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 40 10 36,66 334,541 8 165 165 575 21746
% 45
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

166 614 EMİR KILIÇ 7F 10 5 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 8 3,33 12 3 11,00 41 33 30,00 332,862 9 166 166 586 22032
% 45

167 973 ALPER YURTSEVEN 7H 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 5 1 4,67 44 20 37,34 332,781 10 167 167 587 22043
% 45

168 1509 ELÇİNDENİZ KARAKUŞ 7G 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 8 2,33 9 6 7,00 45 27 36,00 332,755 12 168 168 588 22049
% 45

169 1107 CEMRE ÖZTÜRK 7A 12 3 11,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 42 33 31,00 332,710 24 169 169 589 22057
% 45

170 345 BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ7G 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 3 11 -0,67 47 27 38,00 332,431 13 170 170 590 22107
% 45

171 1648 SÜLEYMAN YILDIZ 7K 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 7 8 4,33 44 31 33,65 330,808 14 171 171 596 22412
% 46

172 1231 NEHİR ŞENTÜRK 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 6 0,00 3 10 -0,33 10 5 8,33 42 29 32,33 330,760 24 172 172 597 22429
% 46

173 316 ÖMER AVCI 7A 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 10 5 8,33 42 32 31,33 330,144 25 173 173 601 22526
% 46

174 274 EYMEN EFE AKARSU 7B 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 10 5 8,33 8 7 5,67 45 30 35,00 330,092 25 174 174 602 22536
% 46

175 905 EMİR TÜRKÇE 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 2 2,33 9 4 7,67 7 8 4,33 41 27 31,99 329,366 15 175 175 606 22674
% 47

176 1247 ÖMERKUZEY KÜÇÜK 7C 6 7 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 5 6,33 9 3 8,00 44 24 36,00 328,668 25 176 176 610 22792
% 47

177 942 SARE ECRİN TÜRKMEN7E 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 7 5,67 11 4 9,67 40 35 28,34 328,324 12 177 177 612 22851
% 47

178 590 YAKUP ALALI 7H 10 3 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 10 2 9,33 38 16 32,66 328,027 11 178 178 615 22907
% 47

179 1499 BERRANUR ALPTEKİN 7E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 7 7 4,67 10 5 8,33 40 34 28,67 326,504 13 179 179 622 23172
% 48

180 0 EYLÜL EL İN BERBER 7I 9 4 7,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 4 6,67 8 5 6,33 40 28 30,67 326,402 9 180 180 623 23188
% 48

181 1201 CEYLİN TUĞCU 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 10 4 8,67 45 29 35,34 325,358 26 181 181 626 23367
% 48

182 1469 YAĞM   ALTIN 7A 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 0 10,00 8 7 5,67 7 8 4,33 44 31 33,66 324,425 26 182 182 630 23524
% 48

183 987 BARIŞ ALTUN 7A 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 12 3 11,00 7 8 4,33 42 33 30,99 324,010 27 183 183 634 23601
% 48

184 224 MUHAMMED GASIMLI 7G 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 11 3 10,00 40 30 30,00 323,714 14 184 184 635 23654
% 49

185 1465 YUSUF YILDIRIM 7D 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 5 7,33 8 7 5,67 42 32 31,33 321,383 16 185 185 645 24121
% 50

186 1128 ECRİN SAVRAN 7B 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 10 1,67 9 6 7,00 47 28 37,67 320,585 26 186 186 652 24270
% 50

187 11331 NEFES ASLAN 7E 8 6 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 8 6 6,00 11 4 9,67 35 27 26,00 320,153 14 187 187 656 24362
% 50

188 619 AHMET M 7K 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 9 3,00 11 4 9,67 44 31 33,67 320,048 15 188 188 657 24383
% 50

189 1002 ÖVGÜ ECE RESSAM 7I 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 10 5 8,33 43 26 34,33 319,979 10 189 189 658 24392
% 50

190 1059 ENES EFE KARAHAN 7K 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 11 4 9,67 42 33 31,00 319,352 16 190 190 661 24497
% 50

191 1458 EMİR AYDOĞAN 7F 10 1 9,67 1 7 -1,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 4 3,67 6 3 5,00 36 18 30,01 318,728 10 191 191 662 24604
% 51

192 740 CANSU ÜNSAL 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 10 5 8,33 6 9 3,00 43 32 32,34 317,415 17 192 192 664 24849
% 51

193 759 UBEYDULLAH ERENDEMİR7F 11 2 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 6 7 3,67 5 7 2,67 39 24 31,00 316,830 11 193 193 667 24945
% 51

194 1196 AZRA BEDİR 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 7 6 5,00 42 30 32,00 316,643 27 194 194 669 24979
% 51

195 1055 BURAK TUNA 7H 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 39 36 27,00 316,243 12 195 195 671 25048
% 51

196 193 MUHAMET EMİN BAŞK*AK7L 12 1 11,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 3 8 0,33 8 6 6,00 39 28 29,67 314,626 17 196 196 676 25337
% 52

197 730 MİNEL İYİBAK 7L 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 8 6 6,00 40 27 30,99 313,962 18 197 197 678 25458
% 52

198 1452 KÜBRA NUR TUĞRAL  10 3 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 0 3 -1,00 6 2 5,33 6 3 5,00 32 18 26,00 313,916 4 198 198 680 25465
% 52
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

199 28 EYMEN YAVRUCU 7H 10 5 8,33 5 5 3,33 10 0 10,00 1 1 0,67 7 1 6,67 1 0 1,00 34 12 30,00 313,841 13 199 199 682 25478
% 52

200 1381 EMİR DEMİRÖZ 7I 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 39 31 28,66 313,571 11 200 200 683 25529
% 52

201 1343 BERKE ÖZTÜRK 7H 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 3 8,00 36 21 29,00 312,823 14 201 201 685 25672
% 53

202 639 BEYZA NUR EŞİTER 7G 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 8 2,33 40 26 31,34 310,102 15 202 202 698 26132
% 54

203 716 ZEHRANUR GÜL 7H 9 1 8,67 7 0 7,00 4 0 4,00 2 1 1,67 5 10 1,67 7 3 6,00 34 15 29,01 310,076 15 203 203 699 26138
% 54

204 735 ELİFBERAYİN EDİL 7K 9 4 7,67 5 4 3,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 8 5 6,33 7 7 4,67 35 30 25,01 309,993 17 204 204 701 26152
% 54

205 625 EFEKAAN GÜNER 7G 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 1 5,67 4 6 2,00 9 3 8,00 36 28 26,67 309,983 16 205 205 702 26153
% 54

206 757 ESMA UMUT ŞEVKAY 7F 9 3 8,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 4 2 3,33 2 4 0,67 40 13 35,66 309,741 12 206 206 703 26210
% 54

207 1173 YUSUF ALİ ÇAPKIN 7B 7 6 5,00 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 5 5,33 7 8 4,33 41 28 31,66 309,284 27 207 207 706 26290
% 54

208 602 ÇINAR ÇELEBİ 7E 8 5 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 9 5 7,33 6 4 4,67 33 22 25,66 309,082 15 208 208 707 26323
% 54

209 1182 ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 7B 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 6 6,00 5 10 1,67 39 35 27,33 307,074 28 209 209 715 26684
% 55

210 397 ALİEMİR YAZARKAN 7K 9 5 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 10 5 8,33 38 35 26,33 303,278 18 210 210 728 27358
% 56

211 1066 NİSANUR SAMAST 7D 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 6 7,00 6 9 3,00 41 34 29,66 303,186 18 211 211 730 27376
% 56

212 6 MEHMETCAN GE İK 7L 8 7 5,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 5 8,33 4 5 2,33 36 32 25,33 301,679 19 212 212 738 27650
% 57

213 607 AYBÜKE KABAKCI 7E 11 3 10,00 6 3 5,00 4 3 3,00 1 3 0,00 7 3 6,00 3 8 0,33 32 23 24,33 301,368 16 213 213 743 27704
% 57

214 972 MUHAMMED TAHA ÇETİN7D 6 9 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 38 37 25,67 301,324 19 214 214 744 27718
% 57

215 1112 ALEYNA ÇAKIR 7B 8 6 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 7 5 5,33 6 8 3,33 38 31 27,66 300,983 29 215 215 747 27786
% 57

216 1659 TALHA KÜÇÜK 7L 8 6 6,00 5 3 4,00 6 3 5,00 4 4 2,67 6 7 3,67 7 5 5,33 36 28 26,67 300,704 20 216 216 749 27826
% 57

217 1371 AHSEN AYDIN 7G 9 6 7,00 3 5 1,33 3 5 1,33 2 1 1,67 5 3 4,00 8 3 7,00 30 23 22,33 300,372 17 217 217 751 27875
% 57

218 314 SEMİH TALHA TERZİ 7K 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 7 2,67 8 7 5,67 39 33 28,02 299,648 19 218 218 757 28006
% 57

219 0 ECRİN KURT 7H 10 4 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 2 4,33 2 5 0,33 7 6 5,00 35 26 26,33 296,279 16 219 219 771 28625
% 59

220 1222 BERAT SEZER 7E 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 6 7,00 4 7 1,67 38 33 27,00 295,675 17 220 220 776 28738
% 59

221 1349 ERAY BAYRAMOĞLU 7I 10 5 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 11 0,33 8 6 6,00 38 36 25,99 295,516 12 221 221 777 28761
% 59

222 1006 SELEN UZUN 7K 8 3 7,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 1 5,67 3 3 2,00 5 5 3,33 34 17 28,33 295,430 20 222 222 778 28777
% 59

223 1385 BELİNAY GÜZEL 7K 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 39 36 27,01 294,488 21 223 223 780 28952
% 59

224 606 ASLIH AE CE OTÇU 7E 7 5 5,33 7 2 6,33 5 5 3,33 3 1 2,67 6 7 3,67 5 1 4,67 33 21 26,00 294,467 18 224 224 781 28956
% 59

225 1542 BERAT KOÇYİĞİT 7F 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 40 35 28,33 294,457 13 225 225 782 28958
% 59

226 1063 HALİL ÇINAR TOPARLAK7D 9 4 7,67 6 4 4,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 7 3,67 36 18 30,01 294,439 20 226 226 783 28961
% 59

227 1022 RÜVEYDA ŞİDDE 7L 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 40 34 28,68 293,517 21 227 227 785 29111
% 60

228 1184 ELİE KARAKAŞ 7B 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 4 10 0,67 7 8 4,33 40 33 29,00 293,105 30 228 228 788 29182
% 60

229 1386 İSMAİL DİKBAŞ 7K 6 4 4,67 6 3 5,00 3 5 1,33 3 6 1,00 6 3 5,00 7 4 5,67 31 25 22,67 292,407 22 229 229 794 29334
% 60

230 1309 EMİR 7H 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 5 6 3,00 7 8 4,33 35 35 23,33 291,767 17 230 230 796 29454
% 60

231 991 EGE DORUK AÇIKER 7I 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 29 24 20,99 291,606 13 231 231 799 29482
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

232 836 ECRİN KÖK 7I 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 6 4,00 10 5 8,33 35 36 23,00 288,557 14 232 232 812 29975
% 62

233 1604 RAVZA AYKOL 7I 6 5 4,33 4 4 2,67 4 3 3,00 7 0 7,00 3 5 1,33 7 0 7,00 31 17 25,33 288,355 15 233 233 813 30012
% 62

234 436 SÜLEYMAN EMİR ÇEVİK7H 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 0 2,00 10 5 8,33 29 23 21,32 287,753 18 234 234 816 30128
% 62

235 815 BURAK KUL 7I 7 7 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 4 6,67 4 10 0,67 36 34 24,68 287,162 16 235 235 821 30228
% 62

236 1363 MEHDİ EFE BADAN 7E 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 6 4,00 5 9 2,00 35 36 23,00 287,141 19 236 236 822 30237
% 62

237 853 SENCER CANER OCAK 7L 6 7 3,67 5 4 3,67 5 5 3,33 5 3 4,00 6 5 4,33 7 7 4,67 34 31 23,67 285,834 22 237 237 829 30465
% 63

238 1536 ESMA KULİŞ 7E 9 5 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 1 3 0,00 6 5 4,33 3 5 1,33 30 24 21,99 285,478 20 238 238 831 30522
% 63

239 778 ASAF T PRAK DENİZ 7L 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,66 285,015 23 239 239 835 30613
% 63

240 737 SUDEN POLATCAN 7L 11 3 10,00 8 1 7,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 35 36 23,01 284,951 24 240 240 836 30622
% 63

241 870 BELİNAY KÖSTEK 7D 6 6 4,00 7 3 6,00 6 2 5,33 6 2 5,33 8 4 6,67 3 12 -1,00 36 29 26,33 282,901 21 241 241 844 31020
% 64

242 1038 SÜMEYYE AKSA BAĞCI 7G 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 9 0,00 8 4 6,67 32 37 19,67 281,436 18 242 242 859 31310
% 64

243 648 İSMAİL HAMZA GEDİKLİ7F 7 3 6,00 2 3 1,00 3 2 2,33 4 1 3,67 8 2 7,33 24 11 20,33 280,634 14 243 243 863 31450
% 65

244 225 KAYRA BERK YEDEK 7 6 3 5,00 6 4 4,67 3 7 0,67 11 4 9,67 3 12 -1,00 29 30 19,01 280,354 1 244 244 865 31503
% 65

245 1080 ZEYNEP TOPUZ 7H 9 6 7,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 9 6 7,00 29 39 16,00 278,167 19 245 245 878 31903
% 65

246 650 YASİNYILDIZ 7I 11 3 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 6 8 3,33 31 38 18,33 277,477 17 246 246 881 32025
% 66

247 669 EDA ELİF MACİT 6I 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 37 38 24,34 277,314 1 247 247 883 32058
% 66

248 957 RANA KAÇAN 7I 6 9 3,00 9 1 8,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,68 275,991 18 248 248 890 32282
% 66

249 966 EZGİSU ÖCAL 7G 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 6 8 3,33 35 39 21,99 275,951 19 249 249 892 32293
% 66

250 769 ESRA YAMAN 7K 7 8 4,33 5 3 4,00 7 3 6,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 8 6 6,00 34 35 22,33 275,297 23 250 250 896 32396
% 67

251 845 CANSU DOĞAN 7K 9 5 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 3 5 1,33 6 5 4,33 2 11 -1,67 33 33 21,99 275,178 24 251 251 897 32419
% 67

252 411 SEDAT YUSUF GÜVENÇ7G 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 33 42 19,00 273,296 20 252 252 907 32779
% 67

253 1067 YASMİN SAMAST 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 4 11 0,33 33 42 19,00 272,624 22 253 253 910 32877
% 67

254 1046 KEVSER ŞEVVL 7K 8 3 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 5 4,33 24 17 18,33 271,602 25 254 254 916 33062
% 68

255 749 ELİF BAHÇECİ 7E 8 6 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 8 3,33 3 11 -0,67 34 37 21,66 270,539 21 255 255 924 33235
% 68

256 1464 ARDA ENES GÜREL 7K 4 9 1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 4 3 3,00 5 5 3,33 7 5 5,33 29 28 19,66 267,583 26 256 256 935 33754
% 69

257 672 MELİKE AKÇA 7F 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 35 40 21,67 267,496 15 257 257 936 33765
% 69

258 692 ZÜMRA OK 7E 8 4 6,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 5 1,33 3 7 0,67 3 4 1,67 28 26 19,34 266,391 22 258 258 945 33973
% 70

259 1192 ALİ ABAY 7C 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 8 3,33 31 27 21,99 266,206 28 259 259 946 34014
% 70

260 1642 SELİM ÖRÜN 7H 7 5 5,33 4 3 3,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 4 5 2,33 4 1 3,67 23 21 16,00 266,174 20 260 260 947 34022
% 70

261 1510 ELİF ERVA İNCİLER 7H 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 5 9 2,00 5 10 1,67 31 38 18,34 265,028 21 261 261 950 34239
% 70

262 1350 S VDE OFLUOĞLU 7I 5 4 3,67 7 2 6,33 4 4 2,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 2 0 2,00 23 15 18,01 264,095 19 262 262 955 34388
% 71

263 81 EGE KONAL 7H 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 10 5 8,33 31 43 16,66 264,070 22 263 263 957 34392
% 71

264 719 BERAT KARAGÖL 7H 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 10 0,67 4 11 0,33 32 42 17,99 264,005 23 264 264 959 34402
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

265 0 YUSUF DEMİRBAŞ 7K 5 4 3,67 3 2 2,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 4 3 3,00 4 2 3,33 22 16 16,67 263,864 27 265 265 960 34432
% 71

266 761 YAĞIZ TARAKÇI 7A 5 8 2,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 5 6,33 5 8 2,33 27 38 14,32 262,703 28 266 266 964 34652
% 71

267 1524 ARDA HÜNER 7G 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 29 46 13,68 261,737 21 267 267 972 34822
% 71

268 798 EYÜP EMİR ORAN 7F 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 34 40 20,68 259,269 16 268 268 979 35286
% 72

269 1017 NİSA  NUR  ÇETİN 7L 8 5 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 2 9 -1,00 6 5 4,33 27 36 14,99 258,967 25 269 269 981 35331
% 73

270 1589 BERAT UM UTÖZGÜL 7I 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 31 44 16,34 258,202 20 270 270 987 35472
% 73

271 1335 YAĞMUR KARACA 7F 8 7 5,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 28 47 12,33 257,984 17 271 271 989 35511
% 73

272 17000 MERVENİRAY 7I 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 5 10 1,67 29 46 13,68 257,146 21 272 272 998 35648
% 73

273 1507 TUANA YA* I 7F 9 6 7,00 3 6 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 46 12,66 256,272 18 273 273 1002 35794
% 73

274 0 JASMİN H MRAYEVA 7K 6 9 3,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 28 45 13,00 255,153 28 274 274 1011 36004
% 74

275 711 KAĞAN DOĞAN 7G 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 13 -3,33 12 3 11,00 29 45 14,01 254,400 22 275 275 1013 36161
% 74

276 0 ***E* 7I 10 4 8,67 3 6 1,00 3 5 1,33 0 2 -0,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 21 28 11,66 253,187 22 276 276 1020 36374
% 75

277 1428 MERT EFE CANTÜRK 7E 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 0 1,00 8 7 5,67 2 13 -2,33 29 37 16,68 252,429 23 277 277 1023 36505
% 75

278 809 POYRAZ NUR 7F 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 30 45 15,00 251,931 19 278 278 1026 36592
% 75

279 1205 ECE POLATAAN 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 9 1,00 5 7 2,67 29 41 15,33 251,869 29 279 279 1028 36606
% 75

280 1383 EMİR CAN 7G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,66 251,736 23 280 280 1030 36636
% 75

281 0 MUSA ÇİÇEK 7I 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 29 46 13,66 250,043 23 281 281 1042 36960
% 76

282 1328 YAĞMUR OMURTAG 7H 7 8 4,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 0 1,00 3 2 2,33 19 16 13,66 249,201 24 282 282 1046 37118
% 76

283 1116 EFSANUR KÖPRÜLÜ 7G 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,67 248,485 24 283 283 1048 37253
% 76

284 727 ARMAĞAN ÇORT 7D 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 29 46 13,66 248,345 23 284 284 1049 37275
% 77

285 1313 SELİME NAZ 7I 8 7 5,67 5 3 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 1 0,67 1 3 0,00 23 26 14,34 247,800 24 285 285 1051 37357
% 77

286 1028 MİRA PELİN ŞAH İN 7F 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 27 48 11,01 247,723 20 286 286 1052 37372
% 77

287 1606 HAMZA ŞAHİN 7K 3 4 1,67 3 5 1,33 5 4 3,67 3 3 2,00 5 3 4,00 19 19 12,67 247,115 29 287 287 1055 37477
% 77

288 1053 YUSUF YEDİER 7E 6 9 3,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 3 1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 28 41 14,34 246,089 24 288 288 1057 37639
% 77

289 1359 BERENSU YILMAZ 7L 8 5 6,33 5 3 4,00 1 6 -1,00 1 6 -1,00 0 3 -1,00 5 6 3,00 20 29 10,33 243,911 26 289 289 1068 38010
% 78

290 1632 NURSEL OT 7F 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 28 47 12,34 243,659 21 290 290 1071 38062
% 78

291 744 EMİRHAN SIGIRTA 7D 7 7 4,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 6 9 3,00 4 9 1,00 24 44 9,34 242,698 24 291 291 1075 38235
% 78

292 137 ECESU GÜNER 7G 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 25 50 8,33 241,742 25 292 292 1081 38424
% 79

293 1522 ESMA ULUHATUN 7D 7 7 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 9 1,00 3 10 -0,33 27 43 12,67 241,500 25 293 293 1083 38467
% 79

294 1054 DENİZ YUSUF ÖZDEMİR7F 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 24 51 6,99 239,836 22 294 294 1091 38754
% 80

295 1362 AYŞE ABOAĞCA 7E 3 12 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 1 2,67 4 7 1,67 24 26 15,34 238,885 25 295 295 1097 38930
% 80

296 1601 EMİR YAŞAR YILMAZ 7I 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 25 50 8,34 237,138 25 296 296 1104 39233
% 81

297 762 E N E S   M E RAKMAN 7G 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 236,995 26 297 297 1105 39263
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

298 1123 CEM*  ŞAHİN 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 3 5,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 28 46 12,66 236,912 31 298 298 1106 39281
% 81

299 1528 BEDİRHAN BALKIR 7E 5 7 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 3 9 0,00 24 37 11,67 234,138 26 299 299 1117 39760
% 82

300 1462 B A R A N A K Ç A Y 7H 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 232,475 25 300 300 1123 40072
% 82

301 624 MERT DAK 7G 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,66 232,276 27 301 301 1124 40122
% 82

302 671 POYRAZ GÖKÇE 7K 5 7 2,67 4 5 2,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 45 10,00 232,105 30 302 302 1125 40147
% 82

303 741 AYŞENUR TAŞCI 7H 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 228,821 26 303 303 1146 40728
% 84

304 1430 ELİF DİZMAN 7I 7 5 5,33 4 6 2,00 3 5 1,33 2 2 1,33 1 8 -1,67 4 10 0,67 21 36 8,99 228,516 26 304 304 1149 40787
% 84

305 1218 MELEK ÇELİK 7C 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 0 1,00 6 4 4,67 8 4 6,67 2 13 -2,33 24 39 11,01 228,415 30 305 305 1150 40806
% 84

306 1463 EMİRHAN ÇELENK 7I 4 4 2,67 2 6 0,00 4 2 3,33 3 7 0,67 1 0 1,00 2 4 0,67 16 23 8,34 227,527 27 306 306 1153 40971
% 84

307 1378 RAHAF BALALO 7H 6 6 4,00 0 7 -2,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 7 2,67 2 10 -1,33 20 39 7,01 227,490 27 307 307 1154 40979
% 84

308 1379 BUĞRA BATĞİ 7I 5 5 3,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 0 2,00 2 4 0,67 13 22 5,67 226,193 28 308 308 1161 41217
% 85

309 2025 ÖMERSSALİH ŞAHİN 7K 4 11 0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 2 3 1,00 2 4 0,67 5 8 2,33 21 35 9,33 225,843 31 309 309 1162 41284
% 85

310 1403 ELİF ALHAMUT 7E 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 224,378 27 310 310 1166 41523
% 85

311 1340 ERVA MİNA YÜKSEL 7G 4 11 0,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,32 223,870 28 311 311 1171 41632
% 85

312 1653 TAHA BATĞİ 7K 4 11 0,33 3 7 0,67 3 4 1,67 7 6 5,00 3 12 -1,00 20 40 6,67 223,645 32 312 312 1173 41668
% 86

313 1713 HAMİD JUON* 7D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 23 52 5,67 222,237 26 313 313 1179 41909
% 86

314 700 İLKER YASİN ERÜNSAL 7E 0 1 -0,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 18 12 14,01 222,116 28 314 314 1180 41937
% 86

315 796 NİSAN DURU ASLAN 7E 1 12 -3,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 2 5,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 26 34 14,66 220,766 29 315 315 1186 42163
% 87

316 1504 ECRİN DURU ERGÜNEN7G 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 220,182 29 316 316 1190 42278
% 87

317 1708 ZEHRAHAIIO 7L 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,66 218,287 27 317 317 1199 42615
% 87

318 1020 RÜMEYSA ACAR 7D 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 2 4,33 2 8 -0,67 4 9 1,00 3 11 -0,67 21 48 4,99 218,067 27 318 318 1202 42660
% 88

319 1283 ECRİN KELEBEK 7F 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 217,214 23 319 319 1206 42793
% 88

320 717 FEYZA KALFA 7H 5 6 3,00 2 6 0,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 2 7 -0,33 16 30 6,01 216,676 28 320 320 1211 42887
% 88

321 1370 DİYAP MUHAMED 7G 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 24 51 7,01 216,581 30 321 321 1213 42905
% 88

322 1388 RIDVAN MUHAMMED 7H 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 216,403 29 322 322 1215 42944
% 88

323 1317 BELİNAY YARE NAKBABA7G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 53 4,33 215,885 31 323 323 1217 43031
% 88

324 1352 AYŞENUR TETİK 7F 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 22 53 4,34 215,411 24 324 324 1219 43108
% 88

325 1695 HATİCE   ALKADDUR 7G 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 213,034 32 325 325 1229 43505
% 89

326 1501 ÇAĞLA KURT 7F 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 3,00 212,638 25 326 326 1234 43579
% 89

327 0 JUDİ MİRAY 7F 5 9 2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 9 1,00 20 51 3,00 212,341 26 327 327 1235 43648
% 90

328 750 SABRİNA RAJABOVA 7D 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 25 50 8,33 211,945 28 328 328 1237 43716
% 90

329 76 MUSTAFA EMİR ÖZDEMİR7G 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 27 48 11,01 211,648 33 329 329 1240 43761
% 90

330 1015 ÇINAR ERDOĞAN 7E 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 210,812 30 330 330 1246 43906
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

331 1129 EMİR ALİ DİLİM 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 25 50 8,33 208,602 32 331 331 1252 44256
% 91

332 0 BURAK GÖREN 7E 4 8 1,33 4 5 2,33 8 13 3,66 206,985 31 332 332 1255 44507
% 91

333 792 HAYAT  İBRAHİM 7D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 9 2,00 21 53 3,35 206,074 29 333 333 1257 44630
% 92

334 1315 MERT PINARBAŞI 7A 1 13 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 19 50 2,34 204,547 29 334 334 1267 44887
% 92

335 566 TUANA ADANIR 7I 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 10 0,67 22 52 4,67 201,139 29 335 335 1289 45352
% 93

336 1726 OMAR ŞEH DEBİS 7L 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 2 13 -2,33 19 53 1,34 200,805 28 336 336 1290 45400
% 93

337 1025 ABDULKADİR TUN     Ç7G 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,32 199,362 34 337 337 1297 45583
% 94

338 1143 EREN KAYRA ERBAY 7B 1 13 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 14 45 -1,00 195,831 33 338 338 1310 46025
% 94

339 1605 ERDEM 7K 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 19 56 0,34 195,132 33 339 339 1314 46125
% 95

340 593 VURAL KARTAL 7L 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 10 0,67 18 56 -0,65 194,043 29 340 340 1321 46257
% 95

341 0 7F 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,33 192,177 27 341 341 1330 46466
% 95

342 1611 RÜM* SA AS *N 7K 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 57 -1,00 191,140 34 342 342 1334 46575
% 96

343 1058 EMİRADİL DİRİK 7I 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,68 189,850 30 343 343 1337 46759
% 96

344 1369 BERAT ELMAS 7G 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 188,639 35 344 344 1341 46881
% 96

345 1442 NEHİR  USTA 7H 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 12 -3,00 5 10 1,67 17 56 -1,66 187,830 30 345 345 1347 46973
% 96

346 1366 MUHAMMED AYDOĞAN7F 2 10 -1,33 1 8 -1,67 7 2 6,33 1 7 -1,33 1 9 -2,00 3 8 0,33 15 44 0,33 187,588 28 346 346 1348 46989
% 96

347 1665 SUDE ÜNAL 8F 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,01 186,815 1 347 347 1352 47050
% 97

348 116 SULTAN ÖZKAN  3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,67 182,022 5 348 348 1362 47422
% 97

349 1479 ARDA ALİ OKUTAN 7H 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 59 -3,66 181,668 31 349 349 1364 47453
% 97

350 1405 HANAN ALHAMOUD 7F 3 10 -0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 57 -3,00 180,353 29 350 350 1366 47534
% 98

351 1688 BEDRİYE  ALSALEH 7D 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 173,274 30 351 351 1378 47925
% 98

352 1733 YAHYA SELİM 7K 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 12 53 -5,67 172,268 35 352 352 1379 47966
% 98

353 1689 BETÜL HAMZA 7E 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 17 58 -2,32 171,003 32 353 353 1381 48024
% 99

354 363 ENES AVCIOĞLU 7H 1 14 -3,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 15 -5,00 6 9 3,00 16 59 -3,67 169,783 32 354 354 1384 48071
% 99

355 0  0 0 0,00

356 0  0 0 0,00

357 0  0 0 0,00

358 0  0 0 0,00

359 0  0 0 0,00

360 0  0 0 0,00

361 0  0 0 0,00

362 0  0 0 0,00

363 0  0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

KATILIMLAR

364 0  0 0 0,00

365 0  0 0 0,00

366 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 6I 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7I 7İ 7K 7L 8F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 6I 7 7A 7B 7C 7D



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF:  

KATILIMLAR

1 179 KAREM EPÇAÇAN  13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 14 1 13,67 12 3 11,00 59 15 54,00 429,813 1 33 33 102 5834
% 12

2 694 GÖKNUR  AFŞAR  11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 1 4,67 12 3 11,00 10 5 8,33 52 19 45,67 385,899 2 87 87 294 12873
% 26

3 0 ADA EYLÜL GÖK  10 4 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 6 2 5,33 10 5 8,33 10 2 9,33 47 21 39,99 364,161 3 126 126 421 16538
% 34

4 1452 KÜBRA NUR TUĞRAL  10 3 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 0 3 -1,00 6 2 5,33 6 3 5,00 32 18 26,00 313,916 4 198 198 680 25465
% 52

5 116 SULTAN ÖZKAN  3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,67 182,022 5 348 348 1362 47422
% 97

6 0  0 0 0,00

7 0  0 0 0,00

8 0  0 0 0,00

9 0  0 0 0,00

10 0  0 0 0,00

11 0  0 0 0,00

12 0  0 0 0,00

13 0  0 0 0,00

14 0  0 0 0,00

15 0  0 0 0,00

16 0  0 0 0,00

17 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 6I

KATILIMLAR

1 669 EDA ELİF MACİT 6I 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 37 38 24,34 277,314 1 247 247 883 32058
% 66

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 225 KAYRA BERK YEDEK 7 6 3 5,00 6 4 4,67 3 7 0,67 11 4 9,67 3 12 -1,00 29 30 19,01 280,354 1 244 244 865 31503
% 65

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 204 MALEKNAZ DOĞAN 7A 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 72 3 71,00 487,079 1 1 1 1 157
% 0,32

2 130 ASYA ECR N YEĞEN 7A 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 71 4 69,67 484,252 2 2 2 2 256
% 0,53

3 377 METE ÜSTÜN 7A 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 71 4 69,67 484,039 3 3 3 3 263
% 0,54

4 252 MİRAY CEYHAN 7A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 72 3 71,01 482,528 4 4 4 5 353
% 0,72

5 149 ELİFSU SEVİNÇ 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 6 2 5,33 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 68 5 66,33 471,355 5 6 6 14 988
% 2,03

6 123 ERAY CAYNAK 7A 15 0 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 2 12,33 15 0 15,00 65 10 61,66 462,594 6 10 10 22 1694
% 3,48

7 235 BAHAR GÜNDOĞDU 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 4 6 2,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 65 10 61,67 456,404 7 15 15 39 2368
% 4,86

8 142 ELİF BİLİR 7A 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 0 15,00 14 1 13,67 63 12 59,00 447,600 8 21 21 56 3458
% 7,10

9 261 ZEHRANAZ K UTUN 7A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,66 444,911 9 23 23 61 3810
% 7,82

10 201 BEYZA KAYA 7A 14 1 13,67 7 2 6,33 5 4 3,67 6 2 5,33 14 1 13,67 12 3 11,00 58 13 53,67 432,872 10 32 32 92 5411
% 11

11 1106 DİLA ÇİÇEK 7A 14 1 13,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 13 2 12,33 10 5 8,33 61 13 56,66 426,656 11 40 40 114 6299
% 13

12 147 EGEMEN  ÜLKAN 7A 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 12 3 11,00 13 2 12,33 57 18 50,99 413,156 12 56 56 166 8370
% 17

13 244 ELİF BERFİN DAYANAN7A 13 1 12,67 8 2 7,33 6 2 5,33 7 2 6,33 12 3 11,00 10 4 8,67 56 14 51,33 408,891 13 62 62 183 9042
% 19

14 23 SEMİH YENER 7A 13 2 12,33 8 2 7,33 6 0 6,00 5 4 3,67 13 2 12,33 9 4 7,67 54 14 49,33 405,531 14 67 67 197 9573
% 20

15 269 ECMEL ASYA KESKİN 7A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 11 4 9,67 59 16 53,67 402,766 15 72 72 216 10005
% 21

16 165 İSMAİL DİLİM 7A 9 5 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 2 7,33 12 3 11,00 13 2 12,33 53 19 46,66 391,815 16 82 82 272 11855
% 24

17 612 AZRA  A A 7A 11 3 10,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 3 11,00 53 18 47,00 385,450 17 88 88 297 12932
% 27

18 198 DORUK EĞRİ 7A 12 3 11,00 7 3 6,00 2 5 0,33 8 2 7,33 11 4 9,67 10 4 8,67 50 21 43,00 379,676 18 95 95 320 13923
% 29

19 767 DAMLA NİSA KÜÇÜK 7A 9 5 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 9 1 8,67 13 2 12,33 7 4 5,67 52 16 46,66 375,565 19 102 102 342 14604
% 30

20 229 KUZEY KAAN TURH* 7A 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 10 5 8,33 11 4 9,67 50 24 42,01 373,556 20 106 106 352 14933
% 31

21 1097 YİĞİT EROĞLU 7A 9 3 8,00 6 0 6,00 1 0 1,00 4 1 3,67 10 5 8,33 10 1 9,67 40 10 36,67 355,861 21 133 133 455 17903
% 37

22 1227 KEREM ER *ŞİL 7A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 13 2 12,33 47 28 37,65 349,762 22 144 144 493 19022
% 39

23 0 HAMZA ÇELİK 7A 9 6 7,00 4 2 3,33 5 4 3,67 4 1 3,67 13 2 12,33 3 0 3,00 38 15 33,00 337,907 23 156 156 554 21142
% 43

24 1107 CEMRE ÖZTÜRK 7A 12 3 11,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 42 33 31,00 332,710 24 169 169 589 22057
% 45

25 316 ÖMER AVCI 7A 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 10 5 8,33 42 32 31,33 330,144 25 173 173 601 22526
% 46

26 1469 YAĞM   ALTIN 7A 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 0 10,00 8 7 5,67 7 8 4,33 44 31 33,66 324,425 26 182 182 630 23524
% 48

27 987 BARIŞ ALTUN 7A 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 12 3 11,00 7 8 4,33 42 33 30,99 324,010 27 183 183 634 23601
% 48

28 761 YAĞIZ TARAKÇI 7A 5 8 2,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 5 6,33 5 8 2,33 27 38 14,32 262,703 28 266 266 964 34652
% 71

29 1315 MERT PINARBAŞI 7A 1 13 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 19 50 2,34 204,547 29 334 334 1267 44887
% 92



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7A

KATILIMLAR
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 343 YASEMİN ELA SARP 7B 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 70 5 68,34 477,088 1 5 5 11 604
% 1,24

2 1180 ZEYNEPSU EŞİYOK 7B 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 67 8 64,34 460,059 2 11 11 29 1961
% 4,03

3 1169 YAĞMUR YÜKSEL 7B 15 0 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 67 8 64,33 455,408 3 16 16 41 2479
% 5,09

4 1146 MELİS ÇİNİCİOĞLU 7B 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 65 10 61,67 452,999 4 17 17 43 2757
% 5,66

5 1138 ERDEM BEDİR 7B 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 65 10 61,67 449,594 5 19 19 48 3197
% 6,56

6 251 MERT KERİM KARATAŞ7B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 14 1 13,67 64 11 60,33 442,871 6 26 26 67 4070
% 8,36

7 1209 EMİR ANADOL 7B 13 1 12,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 63 11 59,35 437,177 7 28 28 80 4838
% 9,93

8 517 EZGİ ULUSOY 7B 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 14 1 13,67 63 12 59,00 435,407 8 29 29 87 5056
% 10

9 575 ZEHRA YILMAZ 7B 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 12 3 11,00 15 0 15,00 60 15 55,00 427,314 9 37 37 111 6198
% 13

10 1178 ZEYNEP AŞÇIOĞLU 7B 14 0 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 13 56,67 427,213 10 38 38 112 6214
% 13

11 1125 CEYLA ÖZDEN 7B 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 62 13 57,66 422,939 11 43 43 125 6845
% 14

12 186 KAĞAN SÖZER 7B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 14 1 13,67 61 14 56,34 416,034 12 51 51 150 7933
% 16

13 555 TUĞBA AYTAN 7B 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 14 1 13,67 59 16 53,67 410,594 13 58 58 174 8782
% 18

14 1162 UMUT ÇİPA 7B 13 1 12,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 4 8,67 12 3 11,00 53 20 46,34 397,882 14 74 74 238 10815
% 22

15 249 YİĞİT ALİ ŞEN 7B 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 10 5 8,33 55 20 48,33 385,935 15 86 86 293 12866
% 26

16 1113 ALİ EMİR KURT 7B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 10 5 8,33 14 1 13,67 51 24 43,00 378,726 16 98 98 327 14067
% 29

17 1127 DORUK EGE BALCİ 7B 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 14 1 13,67 10 5 8,33 50 25 41,66 371,736 17 109 109 365 15253
% 31

18 1161 SERCAN BALCI 7B 12 3 11,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 49 26 40,32 369,574 18 113 113 379 15633
% 32

19 611 MEHMET AKİF ÇALIŞKAN7B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 4 7 1,67 14 1 13,67 47 22 39,67 355,758 19 134 134 457 17922
% 37

20 1166 YAĞMUR KAYMAK 7B 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 11 4 9,67 48 26 39,34 355,619 20 135 135 458 17952
% 37

21 1177 ZEHRA NİL COŞKUN 7B 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 1 3,67 2 4 0,67 12 2 11,33 46 13 41,67 355,541 21 136 136 460 17969
% 37

22 1171 YAREN GÜNDOĞDU 7B 10 3 9,00 7 1 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 5 5,33 6 0 6,00 47 11 43,34 353,044 22 139 139 471 18420
% 38

23 697 KEREM ÇİKAY 7B 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 1 5,67 6 8 3,33 12 3 11,00 48 22 40,67 350,494 23 141 141 488 18870
% 39

24 1114 ALMİNA CANDAN 7B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 4 6,67 9 6 7,00 42 30 32,00 334,720 24 162 162 572 21720
% 45

25 274 EYMEN EFE AKARSU 7B 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 10 5 8,33 8 7 5,67 45 30 35,00 330,092 25 174 174 602 22536
% 46

26 1128 ECRİN SAVRAN 7B 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 10 1,67 9 6 7,00 47 28 37,67 320,585 26 186 186 652 24270
% 50

27 1173 YUSUF ALİ ÇAPKIN 7B 7 6 5,00 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 5 5,33 7 8 4,33 41 28 31,66 309,284 27 207 207 706 26290
% 54

28 1182 ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 7B 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 6 6,00 5 10 1,67 39 35 27,33 307,074 28 209 209 715 26684
% 55

29 1112 ALEYNA ÇAKIR 7B 8 6 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 7 5 5,33 6 8 3,33 38 31 27,66 300,983 29 215 215 747 27786
% 57

30 1184 ELİE KARAKAŞ 7B 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 4 10 0,67 7 8 4,33 40 33 29,00 293,105 30 228 228 788 29182
% 60

31 1123 CEM*  ŞAHİN 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 3 5,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 28 46 12,66 236,912 31 298 298 1106 39281
% 81

32 1129 EMİR ALİ DİLİM 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 25 50 8,33 208,602 32 331 331 1252 44256
% 91

33 1143 EREN KAYRA ERBAY 7B 1 13 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 14 45 -1,00 195,831 33 338 338 1310 46025
% 94



7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 1295 METE KAAN KOÇ 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 69 6 66,99 464,626 1 8 8 19 1524
% 3,13

2 1494 BEGÜM ALTUNTAŞ 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 66 9 63,00 459,391 2 12 12 32 2031
% 4,17

3 1194 ALİCAN EKSER 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 67 8 64,33 459,053 3 13 13 33 2071
% 4,25

4 1200 BURAK AYAZ 7C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 67 8 64,34 451,497 4 18 18 45 2959
% 6,07

5 1249 ŞEVVAL NİSA SARI 7C 12 2 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 8 63,33 449,196 5 20 20 52 3250
% 6,67

6 194 İLAYDA YILDIRIM 7C 10 3 9,00 7 2 6,33 8 1 7,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 0 14,00 63 7 60,67 441,367 6 27 27 72 4271
% 8,77

7 1208 ELİN SHOJAEİ 7C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 64 11 60,33 429,412 7 35 35 104 5890
% 12

8 1197 BEYZA ÖZEN 7C 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 62 13 57,67 422,885 8 44 44 126 6857
% 14

9 1262 NEVA ZÜLAL AYDEMİR 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 14 1 13,67 11 4 9,67 58 17 52,33 420,507 9 47 47 135 7235
% 15

10 1216 ESMA NUR KAYA 7C 14 1 13,67 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 13 2 12,33 11 4 9,67 56 18 50,00 416,926 10 50 50 144 7793
% 16

11 1191 AHMET CAN YILMAZ 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 60 15 55,01 409,830 11 60 60 179 8905
% 18

12 1260 ALİ KEMAL VANLI 7C 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 11 4 9,67 57 16 51,67 405,591 12 66 66 196 9563
% 20

13 1257 ZEHRA VATAN 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 4 3 3,00 10 0 10,00 11 1 10,67 8 7 5,67 56 13 51,67 396,614 13 76 76 247 11039
% 23

14 265 ASUDE ZEYNEP ULAŞ 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 5 7,33 12 3 11,00 54 20 47,33 394,747 14 78 78 252 11346
% 23

15 1254 YAĞMUR BAŞARAN 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 13 2 12,33 10 5 8,33 51 23 43,33 385,159 15 90 90 299 12989
% 27

16 1243 ÖMER ATLAS 7C 10 4 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 4 4 2,67 13 2 12,33 10 5 8,33 49 21 42,00 379,261 16 97 97 323 13993
% 29

17 1214 ERKUT ŞEKER 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 11 4 9,67 10 5 8,33 49 26 40,33 370,195 17 112 112 373 15532
% 32

18 234 ADEMMERT ÖZ 7C 9 4 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 1 1,67 7 5 5,33 13 2 12,33 48 15 43,00 368,802 18 115 115 381 15786
% 32

19 1261 HALE AĞCA 7C 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 14 1 13,67 6 3 5,00 45 14 40,33 366,674 19 120 120 395 16131
% 33

20 189 UMREHAN YILDIRIM 7C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 10 5 8,33 10 5 8,33 48 25 39,66 356,052 20 132 132 454 17869
% 37

21 1203 ÇAĞAN KARLI 7C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 49 26 40,33 350,472 21 142 142 489 18875
% 39

22 1259 ZEYNEP TAŞKIRAN 7C 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 7 6 5,00 48 25 39,67 345,484 22 149 149 516 19747
% 41

23 620 EMRE YILDIRIM 7C 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 12 3 11,00 41 34 29,66 334,576 23 164 164 574 21743
% 45

24 1231 NEHİR ŞENTÜRK 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 6 0,00 3 10 -0,33 10 5 8,33 42 29 32,33 330,760 24 172 172 597 22429
% 46

25 1247 ÖMERKUZEY KÜÇÜK 7C 6 7 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 5 6,33 9 3 8,00 44 24 36,00 328,668 25 176 176 610 22792
% 47

26 1201 CEYLİN TUĞCU 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 10 4 8,67 45 29 35,34 325,358 26 181 181 626 23367
% 48

27 1196 AZRA BEDİR 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 7 6 5,00 42 30 32,00 316,643 27 194 194 669 24979
% 51

28 1192 ALİ ABAY 7C 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 8 3,33 31 27 21,99 266,206 28 259 259 946 34014
% 70

29 1205 ECE POLATAAN 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 9 1,00 5 7 2,67 29 41 15,33 251,869 29 279 279 1028 36606
% 75

30 1218 MELEK ÇELİK 7C 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 0 1,00 6 4 4,67 8 4 6,67 2 13 -2,33 24 39 11,01 228,415 30 305 305 1150 40806
% 84



7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7C

KATILIMLAR
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 587 BERAT KALKAN 7D 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 62 11 58,34 428,173 1 36 36 108 6067
% 12

2 202 ECE ÖZTEPE 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 12 2 11,33 12 2 11,33 60 12 55,99 425,738 2 41 41 118 6428
% 13

3 1620 YİĞİT EMRE BULUT 7D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 3 10,00 10 5 8,33 62 11 58,33 424,073 3 42 42 123 6681
% 14

4 276 ESAT GÖZTOK 7D 10 4 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 59 15 53,99 415,383 4 54 54 156 8035
% 16

5 1064 YUSUF HAMZA ÖNEL 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 12 3 11,00 57 11 53,34 396,696 5 75 75 245 11021
% 23

6 175 BARIŞ ASLAN 7D 9 4 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 3 1,00 11 3 10,00 13 1 12,67 52 14 47,34 394,745 6 79 79 253 11347
% 23

7 790 EGE ŞENOL 7D 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 11 3 10,00 11 3 10,00 52 21 45,00 385,235 7 89 89 298 12979
% 27

8 1399 ZENFİRA ALİYEVA 7D 7 6 5,00 10 0 10,00 6 2 5,33 7 1 6,67 10 2 9,33 12 2 11,33 52 13 47,66 377,959 8 100 100 333 14197
% 29

9 1252 UMUT HAMZA DALDAL7D 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 10 5 8,33 51 22 43,66 367,884 9 117 117 384 15934
% 33

10 601 ELİF DOGAN 7D 12 2 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 6 5,00 10 4 8,67 49 20 42,33 366,287 10 121 121 398 16205
% 33

11 152 BERKAY EVCİ 7D 11 4 9,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 11 4 9,67 9 6 7,00 49 26 40,35 364,204 11 125 125 420 16526
% 34

12 143 FATMANUR YILMAZ 7D 12 2 11,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 3 4,00 8 4 6,67 9 3 8,00 46 20 39,33 362,762 12 127 127 426 16754
% 34

13 595 ALARA ÖZCAN 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 11 3 10,00 48 10 44,66 362,691 13 128 128 428 16773
% 34

14 696 HAYAL ŞİMAL KAL AN 7D 11 3 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 7 0 7,00 6 6 4,00 7 5 5,33 47 16 41,67 346,822 14 147 147 507 19521
% 40

15 905 EMİR TÜRKÇE 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 2 2,33 9 4 7,67 7 8 4,33 41 27 31,99 329,366 15 175 175 606 22674
% 47

16 1465 YUSUF YILDIRIM 7D 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 5 7,33 8 7 5,67 42 32 31,33 321,383 16 185 185 645 24121
% 50

17 740 CANSU ÜNSAL 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 10 5 8,33 6 9 3,00 43 32 32,34 317,415 17 192 192 664 24849
% 51

18 1066 NİSANUR SAMAST 7D 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 6 7,00 6 9 3,00 41 34 29,66 303,186 18 211 211 730 27376
% 56

19 972 MUHAMMED TAHA ÇETİN7D 6 9 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 38 37 25,67 301,324 19 214 214 744 27718
% 57

20 1063 HALİL ÇINAR TOPARLAK7D 9 4 7,67 6 4 4,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 7 3,67 36 18 30,01 294,439 20 226 226 783 28961
% 59

21 870 BELİNAY KÖSTEK 7D 6 6 4,00 7 3 6,00 6 2 5,33 6 2 5,33 8 4 6,67 3 12 -1,00 36 29 26,33 282,901 21 241 241 844 31020
% 64

22 1067 YASMİN SAMAST 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 4 11 0,33 33 42 19,00 272,624 22 253 253 910 32877
% 67

23 727 ARMAĞAN ÇORT 7D 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 29 46 13,66 248,345 23 284 284 1049 37275
% 77

24 744 EMİRHAN SIGIRTA 7D 7 7 4,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 6 9 3,00 4 9 1,00 24 44 9,34 242,698 24 291 291 1075 38235
% 78

25 1522 ESMA ULUHATUN 7D 7 7 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 9 1,00 3 10 -0,33 27 43 12,67 241,500 25 293 293 1083 38467
% 79

26 1713 HAMİD JUON* 7D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 23 52 5,67 222,237 26 313 313 1179 41909
% 86

27 1020 RÜMEYSA ACAR 7D 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 2 4,33 2 8 -0,67 4 9 1,00 3 11 -0,67 21 48 4,99 218,067 27 318 318 1202 42660
% 88

28 750 SABRİNA RAJABOVA 7D 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 25 50 8,33 211,945 28 328 328 1237 43716
% 90

29 792 HAYAT  İBRAHİM 7D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 9 2,00 21 53 3,35 206,074 29 333 333 1257 44630
% 92

30 1688 BEDRİYE  ALSALEH 7D 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 173,274 30 351 351 1378 47925
% 98



7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 35 EYMEN HAMZA 7E 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 68 7 65,67 458,708 1 14 14 35 2102
% 4,32

2 1431 İREM KURTULUŞ 7E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 2 3,33 11 3 10,00 12 1 11,67 55 13 50,67 408,687 2 63 63 185 9067
% 19

3 1621 M MUSHAB CEYHAN 7E 15 0 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 11 4 9,67 56 18 50,00 405,384 3 68 68 199 9598
% 20

4 1272 EBRAR KIRAÇ 7E 14 0 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 2 10,33 8 7 5,67 57 15 52,00 403,038 4 70 70 212 9948
% 20

5 1472 EZEL DEŞEN 7E 10 3 9,00 7 0 7,00 4 5 2,33 3 0 3,00 15 0 15,00 6 2 5,33 45 10 41,66 378,616 5 99 99 329 14086
% 29

6 794 ELBER ERSOY 7E 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 5 8,33 10 5 8,33 51 24 42,99 375,434 6 103 103 344 14634
% 30

7 751 MUHAMMED TAŞPINAR7E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 46 14 41,34 370,418 7 111 111 371 15492
% 32

8 214 YAĞMUR URAL 7E 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 0 9,00 8 7 5,67 10 5 8,33 51 23 43,33 366,821 8 119 119 393 16106
% 33

9 515 EREN ÇELİ 7E 9 4 7,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 3 2,00 11 2 10,33 9 3 8,00 44 19 37,67 359,713 9 131 131 442 17275
% 35

10 604 DORUK FERHAT ESEN 7E 11 4 9,67 8 2 7,33 5 4 3,67 2 5 0,33 7 6 5,00 9 5 7,33 42 26 33,33 337,791 10 157 157 556 21169
% 43

11 99 EMİR KISMETLİ 7E 11 3 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 1 2,67 8 1 7,67 4 0 4,00 37 14 32,34 334,619 11 163 163 573 21732
% 45

12 942 SARE ECRİN TÜRKMEN7E 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 7 5,67 11 4 9,67 40 35 28,34 328,324 12 177 177 612 22851
% 47

13 1499 BERRANUR ALPTEKİN 7E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 7 7 4,67 10 5 8,33 40 34 28,67 326,504 13 179 179 622 23172
% 48

14 11331 NEFES ASLAN 7E 8 6 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 8 6 6,00 11 4 9,67 35 27 26,00 320,153 14 187 187 656 24362
% 50

15 602 ÇINAR ÇELEBİ 7E 8 5 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 9 5 7,33 6 4 4,67 33 22 25,66 309,082 15 208 208 707 26323
% 54

16 607 AYBÜKE KABAKCI 7E 11 3 10,00 6 3 5,00 4 3 3,00 1 3 0,00 7 3 6,00 3 8 0,33 32 23 24,33 301,368 16 213 213 743 27704
% 57

17 1222 BERAT SEZER 7E 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 6 7,00 4 7 1,67 38 33 27,00 295,675 17 220 220 776 28738
% 59

18 606 ASLIH AE CE OTÇU 7E 7 5 5,33 7 2 6,33 5 5 3,33 3 1 2,67 6 7 3,67 5 1 4,67 33 21 26,00 294,467 18 224 224 781 28956
% 59

19 1363 MEHDİ EFE BADAN 7E 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 6 4,00 5 9 2,00 35 36 23,00 287,141 19 236 236 822 30237
% 62

20 1536 ESMA KULİŞ 7E 9 5 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 1 3 0,00 6 5 4,33 3 5 1,33 30 24 21,99 285,478 20 238 238 831 30522
% 63

21 749 ELİF BAHÇECİ 7E 8 6 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 8 3,33 3 11 -0,67 34 37 21,66 270,539 21 255 255 924 33235
% 68

22 692 ZÜMRA OK 7E 8 4 6,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 5 1,33 3 7 0,67 3 4 1,67 28 26 19,34 266,391 22 258 258 945 33973
% 70

23 1428 MERT EFE CANTÜRK 7E 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 0 1,00 8 7 5,67 2 13 -2,33 29 37 16,68 252,429 23 277 277 1023 36505
% 75

24 1053 YUSUF YEDİER 7E 6 9 3,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 3 1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 28 41 14,34 246,089 24 288 288 1057 37639
% 77

25 1362 AYŞE ABOAĞCA 7E 3 12 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 1 2,67 4 7 1,67 24 26 15,34 238,885 25 295 295 1097 38930
% 80

26 1528 BEDİRHAN BALKIR 7E 5 7 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 3 9 0,00 24 37 11,67 234,138 26 299 299 1117 39760
% 82

27 1403 ELİF ALHAMUT 7E 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 224,378 27 310 310 1166 41523
% 85

28 700 İLKER YASİN ERÜNSAL 7E 0 1 -0,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 18 12 14,01 222,116 28 314 314 1180 41937
% 86

29 796 NİSAN DURU ASLAN 7E 1 12 -3,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 2 5,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 26 34 14,66 220,766 29 315 315 1186 42163
% 87

30 1015 ÇINAR ERDOĞAN 7E 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 210,812 30 330 330 1246 43906
% 90

31 0 BURAK GÖREN 7E 4 8 1,33 4 5 2,33 8 13 3,66 206,985 31 332 332 1255 44507
% 91

32 1689 BETÜL HAMZA 7E 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 17 58 -2,32 171,003 32 353 353 1381 48024
% 99



7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 623 AZRA NUR GÜRVARDAR7F 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 13 1 12,67 69 4 67,68 469,022 1 7 7 16 1129
% 2,32

2 714 EYMEN ÖRGEN 7F 13 1 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 11 3 10,00 60 12 56,00 419,054 2 48 48 138 7460
% 15

3 1353 ÖMER FARUK ÇELİK 7F 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 2 10,33 12 3 11,00 59 14 54,33 415,683 3 53 53 153 7990
% 16

4 950 KÜBRA TAŞPINAR 7F 12 2 11,33 8 1 7,67 10 0 10,00 5 2 4,33 10 1 9,67 3 5 1,33 48 11 44,33 364,262 4 123 123 417 16514
% 34

5 1545 İREM SU TANİŞİK 7F 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 8 7 5,67 52 22 44,67 359,830 5 130 130 441 17247
% 35

6 1437 ECRİN KORKUDAN 7F 12 2 11,33 8 1 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 6 7 3,67 7 6 5,00 46 21 39,00 342,948 6 150 150 530 20244
% 42

7 1474 UĞUR İNCEOĞLU 7F 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 8 3,33 9 3 8,00 45 26 36,33 339,646 7 154 154 550 20840
% 43

8 1367 YAREN D* IOĞLU 7F 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 5 6,33 47 20 40,32 334,940 8 161 161 571 21679
% 45

9 614 EMİR KILIÇ 7F 10 5 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 8 3,33 12 3 11,00 41 33 30,00 332,862 9 166 166 586 22032
% 45

10 1458 EMİR AYDOĞAN 7F 10 1 9,67 1 7 -1,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 4 3,67 6 3 5,00 36 18 30,01 318,728 10 191 191 662 24604
% 51

11 759 UBEYDULLAH ERENDEMİR7F 11 2 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 6 7 3,67 5 7 2,67 39 24 31,00 316,830 11 193 193 667 24945
% 51

12 757 ESMA UMUT ŞEVKAY 7F 9 3 8,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 4 2 3,33 2 4 0,67 40 13 35,66 309,741 12 206 206 703 26210
% 54

13 1542 BERAT KOÇYİĞİT 7F 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 40 35 28,33 294,457 13 225 225 782 28958
% 59

14 648 İSMAİL HAMZA GEDİKLİ7F 7 3 6,00 2 3 1,00 3 2 2,33 4 1 3,67 8 2 7,33 24 11 20,33 280,634 14 243 243 863 31450
% 65

15 672 MELİKE AKÇA 7F 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 35 40 21,67 267,496 15 257 257 936 33765
% 69

16 798 EYÜP EMİR ORAN 7F 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 34 40 20,68 259,269 16 268 268 979 35286
% 72

17 1335 YAĞMUR KARACA 7F 8 7 5,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 28 47 12,33 257,984 17 271 271 989 35511
% 73

18 1507 TUANA YA* I 7F 9 6 7,00 3 6 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 46 12,66 256,272 18 273 273 1002 35794
% 73

19 809 POYRAZ NUR 7F 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 30 45 15,00 251,931 19 278 278 1026 36592
% 75

20 1028 MİRA PELİN ŞAH İN 7F 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 27 48 11,01 247,723 20 286 286 1052 37372
% 77

21 1632 NURSEL OT 7F 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 28 47 12,34 243,659 21 290 290 1071 38062
% 78

22 1054 DENİZ YUSUF ÖZDEMİR7F 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 24 51 6,99 239,836 22 294 294 1091 38754
% 80

23 1283 ECRİN KELEBEK 7F 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 217,214 23 319 319 1206 42793
% 88

24 1352 AYŞENUR TETİK 7F 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 22 53 4,34 215,411 24 324 324 1219 43108
% 88

25 1501 ÇAĞLA KURT 7F 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 3,00 212,638 25 326 326 1234 43579
% 89

26 0 JUDİ MİRAY 7F 5 9 2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 9 1,00 20 51 3,00 212,341 26 327 327 1235 43648
% 90

27 0 7F 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,33 192,177 27 341 341 1330 46466
% 95

28 1366 MUHAMMED AYDOĞAN7F 2 10 -1,33 1 8 -1,67 7 2 6,33 1 7 -1,33 1 9 -2,00 3 8 0,33 15 44 0,33 187,588 28 346 346 1348 46989
% 96

29 1405 HANAN ALHAMOUD 7F 3 10 -0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 57 -3,00 180,353 29 350 350 1366 47534
% 98



7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7F

KATILIMLAR
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7G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7G

KATILIMLAR

1 799 AHMET EMİRHAN GÖREN7G 12 3 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 61 13 56,66 429,660 1 34 34 103 5856
% 12

2 967 KAMİL AŞKIN 7G 14 1 13,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 12 3 11,00 14 1 13,67 57 18 51,00 427,135 2 39 39 113 6232
% 13

3 712 NİSA YÜKSEL 7G 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 13 2 12,33 59 16 53,66 402,398 3 73 73 218 10063
% 21

4 239 EFSANUR MUTLU 7G 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 9 2 8,33 54 15 49,01 382,148 4 91 91 311 13521
% 28

5 647 BURÇİN APTİKADİROĞLU7G 12 2 11,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 9 3 8,00 7 6 5,00 53 15 48,00 375,317 5 104 104 346 14651
% 30

6 802 NİSA NEHİR ÖZDEMİR 7G 12 2 11,33 8 1 7,67 3 7 0,67 4 3 3,00 10 4 8,67 10 3 9,00 47 20 40,34 373,917 6 105 105 350 14881
% 31

7 367 BAGER BAYSAL 7G 11 3 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 4 3,67 11 2 10,33 9 5 7,33 48 21 41,00 372,230 7 108 108 361 15166
% 31

8 634 GÜVEN GÜMÜŞ 7G 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 8 4,33 11 4 9,67 51 23 43,34 360,199 8 129 129 439 17184
% 35

9 1440 HATİCE NUR AYAN 7G 11 2 10,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 6 3,00 9 2 8,33 45 17 39,32 348,850 9 146 146 497 19156
% 39

10 938 EGEHAN GÜNER 7G 14 1 13,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 7 4,67 10 5 8,33 40 34 28,67 342,220 10 152 152 536 20399
% 42

11 196 BARAN CAN ORAN 7G 9 4 7,67 7 2 6,33 6 2 5,33 2 7 -0,33 8 4 6,67 9 4 7,67 41 23 33,34 338,128 11 155 155 553 21101
% 43

12 1509 ELÇİNDENİZ KARAKUŞ 7G 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 8 2,33 9 6 7,00 45 27 36,00 332,755 12 168 168 588 22049
% 45

13 345 BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ7G 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 3 11 -0,67 47 27 38,00 332,431 13 170 170 590 22107
% 45

14 224 MUHAMMED GASIMLI 7G 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 11 3 10,00 40 30 30,00 323,714 14 184 184 635 23654
% 49

15 639 BEYZA NUR EŞİTER 7G 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 8 2,33 40 26 31,34 310,102 15 202 202 698 26132
% 54

16 625 EFEKAAN GÜNER 7G 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 1 5,67 4 6 2,00 9 3 8,00 36 28 26,67 309,983 16 205 205 702 26153
% 54

17 1371 AHSEN AYDIN 7G 9 6 7,00 3 5 1,33 3 5 1,33 2 1 1,67 5 3 4,00 8 3 7,00 30 23 22,33 300,372 17 217 217 751 27875
% 57

18 1038 SÜMEYYE AKSA BAĞCI 7G 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 9 0,00 8 4 6,67 32 37 19,67 281,436 18 242 242 859 31310
% 64

19 966 EZGİSU ÖCAL 7G 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 6 8 3,33 35 39 21,99 275,951 19 249 249 892 32293
% 66

20 411 SEDAT YUSUF GÜVENÇ7G 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 33 42 19,00 273,296 20 252 252 907 32779
% 67

21 1524 ARDA HÜNER 7G 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 29 46 13,68 261,737 21 267 267 972 34822
% 71

22 711 KAĞAN DOĞAN 7G 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 13 -3,33 12 3 11,00 29 45 14,01 254,400 22 275 275 1013 36161
% 74

23 1383 EMİR CAN 7G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,66 251,736 23 280 280 1030 36636
% 75

24 1116 EFSANUR KÖPRÜLÜ 7G 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,67 248,485 24 283 283 1048 37253
% 76

25 137 ECESU GÜNER 7G 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 25 50 8,33 241,742 25 292 292 1081 38424
% 79

26 762 E N E S   M E RAKMAN 7G 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 236,995 26 297 297 1105 39263
% 81

27 624 MERT DAK 7G 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,66 232,276 27 301 301 1124 40122
% 82

28 1340 ERVA MİNA YÜKSEL 7G 4 11 0,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,32 223,870 28 311 311 1171 41632
% 85

29 1504 ECRİN DURU ERGÜNEN7G 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 220,182 29 316 316 1190 42278
% 87

30 1370 DİYAP MUHAMED 7G 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 24 51 7,01 216,581 30 321 321 1213 42905
% 88

31 1317 BELİNAY YARE NAKBABA7G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 53 4,33 215,885 31 323 323 1217 43031
% 88

32 1695 HATİCE   ALKADDUR 7G 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 213,034 32 325 325 1229 43505
% 89

33 76 MUSTAFA EMİR ÖZDEMİR7G 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 27 48 11,01 211,648 33 329 329 1240 43761
% 90



7G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7G

KATILIMLAR

34 1025 ABDULKADİR TUN     Ç7G 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,32 199,362 34 337 337 1297 45583
% 94

35 1369 BERAT ELMAS 7G 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 188,639 35 344 344 1341 46881
% 96
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7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 600 ECRİN GÜNDOĞDU 7H 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 12 1 11,67 14 1 13,67 62 8 59,35 435,326 1 30 30 88 5066
% 10

2 390 ÖMER AKİF BUĞDAYCI 7H 14 1 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 15 0 15,00 60 9 57,00 432,899 2 31 31 91 5409
% 11

3 1278 ÖMER ASAF TARIM 7H 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 12 3 11,00 13 2 12,33 59 16 53,67 417,272 3 49 49 143 7743
% 16

4 312 ARDA EMİR ÜNAL 7H 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 7 5,67 13 2 12,33 62 13 57,66 415,702 4 52 52 152 7985
% 16

5 1375 ARAS KOÇ 7H 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 12 3 11,00 12 3 11,00 58 17 52,34 415,105 5 55 55 159 8087
% 17

6 1088 ÖMER FARUK DÖNMEZ7H 11 2 10,33 9 0 9,00 10 0 10,00 1 5 -0,67 11 2 10,33 12 2 11,33 54 11 50,32 407,759 6 64 64 189 9201
% 19

7 1312 ZEYNEP TAŞCI 7H 14 1 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 6 7,00 12 3 11,00 53 22 45,67 395,080 7 77 77 249 11288
% 23

8 803 NİSANUR SEVİNÇ 7H 12 3 11,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 53 21 46,00 380,363 8 93 93 318 13806
% 28

9 1013 HATİCE ÖMRÜM ÖZCAN7H 12 3 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 2 2 1,33 11 4 9,67 44 19 37,67 346,092 9 148 148 512 19653
% 40

10 973 ALPER YURTSEVEN 7H 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 5 1 4,67 44 20 37,34 332,781 10 167 167 587 22043
% 45

11 590 YAKUP ALALI 7H 10 3 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 10 2 9,33 38 16 32,66 328,027 11 178 178 615 22907
% 47

12 1055 BURAK TUNA 7H 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 39 36 27,00 316,243 12 195 195 671 25048
% 51

13 28 EYMEN YAVRUCU 7H 10 5 8,33 5 5 3,33 10 0 10,00 1 1 0,67 7 1 6,67 1 0 1,00 34 12 30,00 313,841 13 199 199 682 25478
% 52

14 1343 BERKE ÖZTÜRK 7H 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 3 8,00 36 21 29,00 312,823 14 201 201 685 25672
% 53

15 716 ZEHRANUR GÜL 7H 9 1 8,67 7 0 7,00 4 0 4,00 2 1 1,67 5 10 1,67 7 3 6,00 34 15 29,01 310,076 15 203 203 699 26138
% 54

16 0 ECRİN KURT 7H 10 4 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 2 4,33 2 5 0,33 7 6 5,00 35 26 26,33 296,279 16 219 219 771 28625
% 59

17 1309 EMİR 7H 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 5 6 3,00 7 8 4,33 35 35 23,33 291,767 17 230 230 796 29454
% 60

18 436 SÜLEYMAN EMİR ÇEVİK7H 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 0 2,00 10 5 8,33 29 23 21,32 287,753 18 234 234 816 30128
% 62

19 1080 ZEYNEP TOPUZ 7H 9 6 7,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 9 6 7,00 29 39 16,00 278,167 19 245 245 878 31903
% 65

20 1642 SELİM ÖRÜN 7H 7 5 5,33 4 3 3,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 4 5 2,33 4 1 3,67 23 21 16,00 266,174 20 260 260 947 34022
% 70

21 1510 ELİF ERVA İNCİLER 7H 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 5 9 2,00 5 10 1,67 31 38 18,34 265,028 21 261 261 950 34239
% 70

22 81 EGE KONAL 7H 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 10 5 8,33 31 43 16,66 264,070 22 263 263 957 34392
% 71

23 719 BERAT KARAGÖL 7H 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 10 0,67 4 11 0,33 32 42 17,99 264,005 23 264 264 959 34402
% 71

24 1328 YAĞMUR OMURTAG 7H 7 8 4,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 0 1,00 3 2 2,33 19 16 13,66 249,201 24 282 282 1046 37118
% 76

25 1462 B A R A N A K Ç A Y 7H 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 232,475 25 300 300 1123 40072
% 82

26 741 AYŞENUR TAŞCI 7H 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 228,821 26 303 303 1146 40728
% 84

27 1378 RAHAF BALALO 7H 6 6 4,00 0 7 -2,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 7 2,67 2 10 -1,33 20 39 7,01 227,490 27 307 307 1154 40979
% 84

28 717 FEYZA KALFA 7H 5 6 3,00 2 6 0,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 2 7 -0,33 16 30 6,01 216,676 28 320 320 1211 42887
% 88

29 1388 RIDVAN MUHAMMED 7H 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 216,403 29 322 322 1215 42944
% 88

30 1442 NEHİR  USTA 7H 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 12 -3,00 5 10 1,67 17 56 -1,66 187,830 30 345 345 1347 46973
% 96

31 1479 ARDA ALİ OKUTAN 7H 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 59 -3,66 181,668 31 349 349 1364 47453
% 97

32 363 ENES AVCIOĞLU 7H 1 14 -3,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 15 -5,00 6 9 3,00 16 59 -3,67 169,783 32 354 354 1384 48071
% 99



7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7H

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7I

KATILIMLAR

1 640 İPEK ÇERKEZOĞLU 7I 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 14 1 13,67 12 3 11,00 56 19 49,67 410,670 1 57 57 173 8768
% 18

2 664 YUSUF PEKŞEN 7I 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 13 2 12,33 11 3 10,00 58 10 54,66 406,155 2 65 65 194 9473
% 19

3 1646 SERDAR ALTA N 7I 11 3 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 12 1 11,67 10 3 9,00 52 16 46,67 394,083 3 80 80 259 11459
% 24

4 723 MUSAB KAHYAOĞLU 7I 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 3 7,00 10 3 9,00 53 15 47,99 381,192 4 92 92 317 13678
% 28

5 208 ELİF YAĞMUR ÇELİK 7I 10 3 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 7 4 5,67 9 5 7,33 46 20 39,33 350,296 5 143 143 491 18927
% 39

6 76800 OĞUZ KOÇAK 7I 10 5 8,33 4 5 2,33 5 4 3,67 8 2 7,33 7 5 5,33 9 4 7,67 43 25 34,66 336,831 6 159 159 562 21331
% 44

7 721 BERFİN HASANOĞLU 7I 7 5 5,33 9 0 9,00 8 2 7,33 6 0 6,00 8 5 6,33 7 4 5,67 45 16 39,66 335,559 7 160 160 567 21557
% 44

8 228 MİRNA RAKİK 7I 12 1 11,67 7 3 6,00 6 2 5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 40 10 36,66 334,541 8 165 165 575 21746
% 45

9 0 EYLÜL EL İN BERBER 7I 9 4 7,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 4 6,67 8 5 6,33 40 28 30,67 326,402 9 180 180 623 23188
% 48

10 1002 ÖVGÜ ECE RESSAM 7I 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 10 5 8,33 43 26 34,33 319,979 10 189 189 658 24392
% 50

11 1381 EMİR DEMİRÖZ 7I 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 39 31 28,66 313,571 11 200 200 683 25529
% 52

12 1349 ERAY BAYRAMOĞLU 7I 10 5 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 11 0,33 8 6 6,00 38 36 25,99 295,516 12 221 221 777 28761
% 59

13 991 EGE DORUK AÇIKER 7I 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 29 24 20,99 291,606 13 231 231 799 29482
% 61

14 836 ECRİN KÖK 7I 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 6 4,00 10 5 8,33 35 36 23,00 288,557 14 232 232 812 29975
% 62

15 1604 RAVZA AYKOL 7I 6 5 4,33 4 4 2,67 4 3 3,00 7 0 7,00 3 5 1,33 7 0 7,00 31 17 25,33 288,355 15 233 233 813 30012
% 62

16 815 BURAK KUL 7I 7 7 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 4 6,67 4 10 0,67 36 34 24,68 287,162 16 235 235 821 30228
% 62

17 650 YASİNYILDIZ 7I 11 3 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 6 8 3,33 31 38 18,33 277,477 17 246 246 881 32025
% 66

18 957 RANA KAÇAN 7I 6 9 3,00 9 1 8,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,68 275,991 18 248 248 890 32282
% 66

19 1350 S VDE OFLUOĞLU 7I 5 4 3,67 7 2 6,33 4 4 2,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 2 0 2,00 23 15 18,01 264,095 19 262 262 955 34388
% 71

20 1589 BERAT UM UTÖZGÜL 7I 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 31 44 16,34 258,202 20 270 270 987 35472
% 73

21 17000 MERVENİRAY 7I 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 5 10 1,67 29 46 13,68 257,146 21 272 272 998 35648
% 73

22 0 ***E* 7I 10 4 8,67 3 6 1,00 3 5 1,33 0 2 -0,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 21 28 11,66 253,187 22 276 276 1020 36374
% 75

23 0 MUSA ÇİÇEK 7I 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 29 46 13,66 250,043 23 281 281 1042 36960
% 76

24 1313 SELİME NAZ 7I 8 7 5,67 5 3 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 1 0,67 1 3 0,00 23 26 14,34 247,800 24 285 285 1051 37357
% 77

25 1601 EMİR YAŞAR YILMAZ 7I 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 25 50 8,34 237,138 25 296 296 1104 39233
% 81

26 1430 ELİF DİZMAN 7I 7 5 5,33 4 6 2,00 3 5 1,33 2 2 1,33 1 8 -1,67 4 10 0,67 21 36 8,99 228,516 26 304 304 1149 40787
% 84

27 1463 EMİRHAN ÇELENK 7I 4 4 2,67 2 6 0,00 4 2 3,33 3 7 0,67 1 0 1,00 2 4 0,67 16 23 8,34 227,527 27 306 306 1153 40971
% 84

28 1379 BUĞRA BATĞİ 7I 5 5 3,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 0 2,00 2 4 0,67 13 22 5,67 226,193 28 308 308 1161 41217
% 85

29 566 TUANA ADANIR 7I 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 10 0,67 22 52 4,67 201,139 29 335 335 1289 45352
% 93

30 1058 EMİRADİL DİRİK 7I 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,68 189,850 30 343 343 1337 46759
% 96



7I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7I

KATILIMLAR
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7İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7İ

KATILIMLAR

1 1364 HASAN TÜRKMENOĞLU7İ 13 2 12,33 10 0 10,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 6 6,00 13 2 12,33 56 15 50,99 402,863 1 71 71 215 9982
% 20

2 1460 A * **N M* MM 7İ 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 5 7 2,67 11 4 9,67 47 22 39,67 364,990 2 122 122 411 16411
% 34
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7K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7K

KATILIMLAR

1 1798 İLKER EYMEN BAHAR 7K 14 1 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 68 6 66,01 463,299 1 9 9 21 1628
% 3,34

2 1427 M EMİR ESER 7K 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 63 5 61,34 444,663 2 24 24 63 3843
% 7,89

3 724 AHMET GÜNEY EFE 7K 9 5 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 2 11,33 12 3 11,00 54 19 47,66 391,315 3 83 83 275 11928
% 24

4 146 BERRA ECE TAŞGIN 7K 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 12 2 11,33 10 5 8,33 52 22 44,66 380,106 4 94 94 319 13851
% 28

5 846 YAĞIZ ALİ SAĞLIK 7K 13 2 12,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 11 3 10,00 9 6 7,00 49 25 40,66 375,963 5 101 101 340 14552
% 30

6 677 HALİDE HALİLOVA 7K 11 3 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 7 4 5,67 11 4 9,67 51 18 45,00 372,303 6 107 107 359 15152
% 31

7 1631 MUSHAP KIZGINYÜREK7K 14 1 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 8 3,33 12 3 11,00 47 27 38,00 368,278 7 116 116 383 15881
% 33

8 1610 NİSA BÜYÜK 7K 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 3 11,00 9 6 7,00 51 24 43,00 366,840 8 118 118 392 16104
% 33

9 725 ELİF NİDA KUŞDEMİR 7K 10 4 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 4 6,67 10 4 8,67 50 19 43,68 364,220 9 124 124 418 16519
% 34

10 1007 YAĞIZ BATIN BAŞER 7K 12 2 11,33 6 4 4,67 6 2 5,33 4 4 2,67 9 6 7,00 8 5 6,33 45 23 37,33 355,325 10 138 138 462 18003
% 37

11 1517 SENA CİGA 7K 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 6 6,00 11 4 9,67 49 24 41,00 351,323 11 140 140 480 18727
% 38

12 773 BERAT ŞENYUVA 7K 11 1 10,67 4 6 2,00 5 3 4,00 3 4 1,67 8 3 7,00 8 4 6,67 39 21 32,01 342,695 12 151 151 531 20285
% 42

13 373 ZÜMRA YALÇIN 7K 9 6 7,00 6 4 4,67 6 2 5,33 6 4 4,67 4 3 3,00 12 2 11,33 43 21 36,00 339,904 13 153 153 547 20789
% 43

14 1648 SÜLEYMAN YILDIZ 7K 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 7 8 4,33 44 31 33,65 330,808 14 171 171 596 22412
% 46

15 619 AHMET M 7K 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 9 3,00 11 4 9,67 44 31 33,67 320,048 15 188 188 657 24383
% 50

16 1059 ENES EFE KARAHAN 7K 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 11 4 9,67 42 33 31,00 319,352 16 190 190 661 24497
% 50

17 735 ELİFBERAYİN EDİL 7K 9 4 7,67 5 4 3,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 8 5 6,33 7 7 4,67 35 30 25,01 309,993 17 204 204 701 26152
% 54

18 397 ALİEMİR YAZARKAN 7K 9 5 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 10 5 8,33 38 35 26,33 303,278 18 210 210 728 27358
% 56

19 314 SEMİH TALHA TERZİ 7K 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 7 2,67 8 7 5,67 39 33 28,02 299,648 19 218 218 757 28006
% 57

20 1006 SELEN UZUN 7K 8 3 7,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 1 5,67 3 3 2,00 5 5 3,33 34 17 28,33 295,430 20 222 222 778 28777
% 59

21 1385 BELİNAY GÜZEL 7K 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 39 36 27,01 294,488 21 223 223 780 28952
% 59

22 1386 İSMAİL DİKBAŞ 7K 6 4 4,67 6 3 5,00 3 5 1,33 3 6 1,00 6 3 5,00 7 4 5,67 31 25 22,67 292,407 22 229 229 794 29334
% 60

23 769 ESRA YAMAN 7K 7 8 4,33 5 3 4,00 7 3 6,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 8 6 6,00 34 35 22,33 275,297 23 250 250 896 32396
% 67

24 845 CANSU DOĞAN 7K 9 5 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 3 5 1,33 6 5 4,33 2 11 -1,67 33 33 21,99 275,178 24 251 251 897 32419
% 67

25 1046 KEVSER ŞEVVL 7K 8 3 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 5 4,33 24 17 18,33 271,602 25 254 254 916 33062
% 68

26 1464 ARDA ENES GÜREL 7K 4 9 1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 4 3 3,00 5 5 3,33 7 5 5,33 29 28 19,66 267,583 26 256 256 935 33754
% 69

27 0 YUSUF DEMİRBAŞ 7K 5 4 3,67 3 2 2,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 4 3 3,00 4 2 3,33 22 16 16,67 263,864 27 265 265 960 34432
% 71

28 0 JASMİN H MRAYEVA 7K 6 9 3,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 28 45 13,00 255,153 28 274 274 1011 36004
% 74

29 1606 HAMZA ŞAHİN 7K 3 4 1,67 3 5 1,33 5 4 3,67 3 3 2,00 5 3 4,00 19 19 12,67 247,115 29 287 287 1055 37477
% 77

30 671 POYRAZ GÖKÇE 7K 5 7 2,67 4 5 2,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 45 10,00 232,105 30 302 302 1125 40147
% 82

31 2025 ÖMERSSALİH ŞAHİN 7K 4 11 0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 2 3 1,00 2 4 0,67 5 8 2,33 21 35 9,33 225,843 31 309 309 1162 41284
% 85

32 1653 TAHA BATĞİ 7K 4 11 0,33 3 7 0,67 3 4 1,67 7 6 5,00 3 12 -1,00 20 40 6,67 223,645 32 312 312 1173 41668
% 86

33 1605 ERDEM 7K 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 19 56 0,34 195,132 33 339 339 1314 46125
% 95



7K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7K

KATILIMLAR

34 1611 RÜM* SA AS *N 7K 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 57 -1,00 191,140 34 342 342 1334 46575
% 96

35 1733 YAHYA SELİM 7K 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 12 53 -5,67 172,268 35 352 352 1379 47966
% 98
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7L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7L

KATILIMLAR

1 1212 EMİR İZZET VAROL 7L 13 2 12,33 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 65 9 61,99 446,324 1 22 22 58 3615
% 7,42

2 1357 ÖMER FARUK KARTAL 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 12 2 11,33 14 1 13,67 64 10 60,66 444,422 2 25 25 65 3873
% 7,95

3 689 ZEYNEP MERYEM GÖNÜL7L 15 0 15,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 14 1 13,67 8 4 6,67 56 12 52,00 421,660 3 45 45 132 7039
% 14

4 1514 ELİF NAZ YAZICI 7L 14 1 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 59 10 55,66 420,942 4 46 46 133 7162
% 15

5 685 ZEYNEP DERE 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 13 2 12,33 59 16 53,67 410,327 5 59 59 175 8824
% 18

6 1355 DORUK ÇINAR 7L 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 9 3 8,00 12 3 11,00 56 15 51,00 409,488 6 61 61 181 8956
% 18

7 1676 ZELDA ÇİÇEK 7L 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 4 8,67 12 3 11,00 58 16 52,67 404,747 7 69 69 203 9703
% 20

8 113 AKAY EMİRHAN ÖCAL 7L 13 0 13,00 8 2 7,33 1 0 1,00 10 0 10,00 8 4 6,67 11 2 10,33 51 8 48,33 392,711 8 81 81 265 11687
% 24

9 1356 EMİR KUZEY BEYAZ 7L 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 3 8,00 11 3 10,00 53 17 47,33 390,287 9 84 84 278 12096
% 25

10 787 FİLİZ GEZİCİ 7L 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 8 4 6,67 50 12 46,00 387,644 10 85 85 286 12568
% 26

11 1062 KEREM GÜL 7L 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 4 5,67 9 4 7,67 53 16 47,67 379,494 11 96 96 322 13954
% 29

12 1736 EMİRHAN ERKAN 7L 11 3 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 2 3,33 9 3 8,00 10 2 9,33 47 17 41,32 371,083 12 110 110 369 15382
% 32

13 1666 SUKEYNA TEKECİ 7L 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 9 2 8,33 9 6 7,00 51 18 44,99 368,825 13 114 114 380 15782
% 32

14 684 MUHAMMED EMİN EROĞLU7L 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 1 4,67 7 5 5,33 7 6 5,00 47 19 40,67 355,521 14 137 137 461 17972
% 37

15 1389 MEHMET ŞAKAR 7L 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 2 3,33 7 4 5,67 9 5 7,33 45 21 38,00 349,088 15 145 145 496 19130
% 39

16 117 M HASAN CAN ALANÇ 7L 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 7 3,67 10 5 8,33 45 28 35,66 337,431 16 158 158 559 21236
% 44

17 193 MUHAMET EMİN BAŞK*AK7L 12 1 11,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 3 8 0,33 8 6 6,00 39 28 29,67 314,626 17 196 196 676 25337
% 52

18 730 MİNEL İYİBAK 7L 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 8 6 6,00 40 27 30,99 313,962 18 197 197 678 25458
% 52

19 6 MEHMETCAN GE İK 7L 8 7 5,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 5 8,33 4 5 2,33 36 32 25,33 301,679 19 212 212 738 27650
% 57

20 1659 TALHA KÜÇÜK 7L 8 6 6,00 5 3 4,00 6 3 5,00 4 4 2,67 6 7 3,67 7 5 5,33 36 28 26,67 300,704 20 216 216 749 27826
% 57

21 1022 RÜVEYDA ŞİDDE 7L 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 40 34 28,68 293,517 21 227 227 785 29111
% 60

22 853 SENCER CANER OCAK 7L 6 7 3,67 5 4 3,67 5 5 3,33 5 3 4,00 6 5 4,33 7 7 4,67 34 31 23,67 285,834 22 237 237 829 30465
% 63

23 778 ASAF T PRAK DENİZ 7L 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,66 285,015 23 239 239 835 30613
% 63

24 737 SUDEN POLATCAN 7L 11 3 10,00 8 1 7,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 35 36 23,01 284,951 24 240 240 836 30622
% 63

25 1017 NİSA  NUR  ÇETİN 7L 8 5 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 2 9 -1,00 6 5 4,33 27 36 14,99 258,967 25 269 269 981 35331
% 73

26 1359 BERENSU YILMAZ 7L 8 5 6,33 5 3 4,00 1 6 -1,00 1 6 -1,00 0 3 -1,00 5 6 3,00 20 29 10,33 243,911 26 289 289 1068 38010
% 78

27 1708 ZEHRAHAIIO 7L 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,66 218,287 27 317 317 1199 42615
% 87

28 1726 OMAR ŞEH DEBİS 7L 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 2 13 -2,33 19 53 1,34 200,805 28 336 336 1290 45400
% 93

29 593 VURAL KARTAL 7L 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 10 0,67 18 56 -0,65 194,043 29 340 340 1321 46257
% 95



7L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 7L

KATILIMLAR
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8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI366 366 1403 48711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,22 6 4 4,59 6 4 4,26 5 3 3,76 7 6 5,18 8 5 6,26 40 27 31,27 320,920

Okul Ortalaması 9 5 7,17 6 4 4,69 5 4 4,12 5 3 3,84 7 5 5,19 8 5 6,12 40 26 31,13 314,610

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 1665 SUDE ÜNAL 8F 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,01 186,815 1 347 347 1352 47050
% 97
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(366)

7,17 4,69 4,12 3,84 5,19 6,12 31,13 314,610

İlçe
(366)

7,17 (1) 4,69 (1) 4,12 (1) 3,84 (1) 5,19 (1) 6,12 (1) 31,13 (1) 314,610
İl

(1403)
6,88 (13) 4,21 (11) 4,07 (14) 3,40 (12) 4,55 (10) 5,78 (11) 28,89 (12) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (266) 4,59 (213) 4,26 (213) 3,76 (254) 5,18 (253) 6,26 (266) 31,27 (330) 320,920
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(17)
2,27 1,39 0,96 0,71 2,20 2,00 9,53 98,580

6I
(1)

9,67 4,67 6,00 4,67 -1,00 0,33 24,34 277,310
7
(1)

5,00 4,67 0,67 9,67 -1,00 19,01 280,350
7A
(29)

10,06 5,84 4,62 6,77 10,64 9,78 47,71 394,440
7B
(33)

8,73 5,67 6,06 6,40 7,54 9,33 43,73 370,490
7C
(30)

9,01 6,78 4,98 6,30 8,98 8,99 45,04 377,540
7D
(30)

6,78 5,01 4,21 4,68 5,61 5,47 31,76 320,180
7E
(32)

6,42 4,99 4,02 2,21 5,16 4,12 26,92 303,500
7F
(29)

6,45 3,28 3,91 3,32 2,76 3,84 23,56 287,600
7G
(35)

6,38 4,03 3,22 2,90 2,97 5,19 24,69 294,540
7H
(32)

6,68 3,89 5,02 1,99 3,18 5,77 26,53 302,590
7I

(30)
6,20 4,12 2,89 2,99 3,38 4,52 24,10 291,830

7İ
(2)

13,00 8,66 6,16 2,16 4,34 11,00 45,32 383,930
7K
(35)

6,10 4,36 3,81 3,13 4,40 6,10 27,90 307,930
7L
(29)

9,08 5,59 4,45 3,99 4,97 6,93 35,01 337,460
8F
(1)

0,33 -0,67 -0,67 2,00 -1,00 -1,00 -1,01 186,820
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 816 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 386. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 17 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 13. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,53 1,21 51

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,46 0,48 46

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,22 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,10 0,72 55

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,31 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,65 0,29 65

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,59 0,36 59

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,51 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,60 0,27 60

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,26 66

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,14 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,22 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,53 1,27 63

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,60 2,06 52

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,74 0,21 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,79 1,83 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,59 1,95 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,01 0,60 51

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,92 1,35 48

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,02 1,37 51

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,76 3,19 47

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,95 1,39 49

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,29 0,87 43

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,54 0,96 51

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,64 0,27 64

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,37 1,29 46

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,61 1,05 54

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,57 63

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,53 0,31 53

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,28 0,58 28

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,65 0,22 65
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(17)
2,27 1,39 0,96 0,71 2,20 2,00 9,53 98,580

Okul
(366)

7,17 (15) 4,69 (14) 4,12 (14) 3,84 (15) 5,19 (14) 6,12 (13) 31,13 (15) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (15) 4,69 (14) 4,12 (14) 3,84 (15) 5,19 (14) 6,12 (13) 31,13 (15) 314,610
İl

(1403)
6,88 (78) 4,21 (74) 4,07 (71) 3,40 (70) 4,55 (73) 5,78 (71) 28,89 (83) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (898) 4,59 (647) 4,26 (615) 3,76 (733) 5,18 (820) 6,26 (889) 31,27 (1946) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 17
Okulunuzda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3069. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 90. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 0,53 0,35 18

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,18 0,12 18

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,18 0,12 18

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,29 0,18 15

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,12 0,18 12

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,18 0,12 18

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,29 0 29

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,06 0,24 6

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,18 0,06 18

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,18 0,12 18

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,29 0 29

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,29 0 29

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 0,82 0,35 21

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 0,76 0,71 15

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,18 0,06 18

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0,88 0,53 18

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0,53 0,82 11

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,18 0,12 9

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 0,24 0,65 6

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 0,65 0,29 16

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 1,41 0,76 18

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,59 0,41 15

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,65 0,18 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,41 0,35 14

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,24 0,06 24

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 0,47 0,35 16

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,65 0,18 22

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0,35 0,12 18

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,12 0,18 12

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,12 0,12 12

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,12 0,06 12
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6I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6I
(1)

9,67 4,67 6,00 4,67 -1,00 0,33 24,34 277,310

Okul
(366)

7,17 (3) 4,69 (8) 4,12 (3) 3,84 (5) 5,19 (15) 6,12 (14) 31,13 (11) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (3) 4,69 (8) 4,12 (3) 3,84 (5) 5,19 (15) 6,12 (14) 31,13 (11) 314,610
İl

(1403)
6,88 (17) 4,21 (36) 4,07 (11) 3,40 (29) 4,55 (81) 5,78 (75) 28,89 (57) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (239) 4,59 (336) 4,26 (151) 3,76 (348) 5,18 (1042) 6,26 (981) 31,27 (1347) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6I şubesinde 1
Okulunuzda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2180. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 70. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu
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6I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 0,56 0,44 19

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,17 0,17 17

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,22 0,11 22

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,33 0,22 17

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,17 0,17 17

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,22 0,11 22

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,33 0 33

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,11 0,22 11

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,22 0,06 22

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,22 0,11 22

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,33 0 33

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,33 0 33

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 0,94 0,39 24

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 0,83 0,83 17

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,22 0,06 22

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1,00 0,61 20

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0,72 0,83 14

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,28 0,11 14

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 0,33 0,72 8

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 0,72 0,39 18

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 1,39 1,11 17

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,67 0,50 17

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,61 0,33 20

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,44 0,44 15

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,22 0,11 22

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 0,50 0,44 17

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,67 0,28 22

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0,33 0,22 17

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,11 0,22 11

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,11 0,17 11

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,17 0,06 17
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7 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7
(1)

5,00 4,67 0,67 9,67 -1,00 19,01 280,350

Okul
(366)

7,17 (14) 4,69 (8) 4,12 (15) 3,84 (16) 5,19 (2) 6,12 (15) 31,13 (14) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (14) 4,69 (8) 4,12 (15) 3,84 (16) 5,19 (2) 6,12 (15) 31,13 (14) 314,610
İl

(1403)
6,88 (66) 4,21 (36) 4,07 (72) 3,40 (74) 4,55 (12) 5,78 (76) 28,89 (73) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (687) 4,59 (336) 4,26 (629) 3,76 (798) 5,18 (154) 6,26 (1013) 31,27 (1619) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7 şubesinde 1
Okulunuzda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2125. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 69. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu
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7 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 0,63 0,47 21

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,16 0,21 16

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,26 0,11 26

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,37 0,21 18

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,16 0,16 16

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,26 0,11 26

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,32 0,05 32

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,16 0,21 16

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,21 0,05 21

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,21 0,11 21

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,32 0 32

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,32 0 32

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 1,05 0,42 26

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 0,89 0,95 18

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,26 0,05 26

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1,05 0,74 21

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0,74 1,00 15

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,26 0,11 13

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 0,32 0,68 8

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 0,68 0,37 17

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 1,63 1,16 20

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,79 0,53 20

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,68 0,37 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,47 0,53 16

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,26 0,11 26

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 0,47 0,58 16

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,68 0,37 23

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0,32 0,32 16

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,11 0,26 11

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,11 0,21 11

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,16 0,11 16
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7A
(29)

10,06 5,84 4,62 6,77 10,64 9,78 47,71 394,440

Okul
(366)

7,17 (2) 4,69 (3) 4,12 (6) 3,84 (1) 5,19 (1) 6,12 (2) 31,13 (1) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (2) 4,69 (3) 4,12 (6) 3,84 (1) 5,19 (1) 6,12 (2) 31,13 (1) 314,610
İl

(1403)
6,88 (13) 4,21 (20) 4,07 (28) 3,40 (12) 4,55 (7) 5,78 (15) 28,89 (14) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (202) 4,59 (219) 4,26 (286) 3,76 (170) 5,18 (90) 6,26 (191) 31,27 (309) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7A şubesinde 29

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 368. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,44 0,75 48

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,42 0,33 42

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,60 0,13 60

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,00 0,42 50

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,60 0,13 60

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,56 0,19 56

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,56 0,19 56

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,46 0,29 46

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,50 0,13 50

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,58 0,15 58

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,71 0,02 71

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,67 0,04 67

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,21 0,77 55

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,19 1,42 44

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,58 0,10 58

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,25 1,25 45

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1,92 1,44 38

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,96 0,27 48

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,92 0,79 48

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,10 0,56 53

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,17 1,71 52

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,29 0,60 57

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,81 0,33 60

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,42 0,67 47

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,63 0,10 63

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,50 0,63 50

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,63 0,52 54

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,06 0,35 53

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,50 0,23 50

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,25 0,38 25

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,60 0,06 60
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7B
(33)

8,73 5,67 6,06 6,40 7,54 9,33 43,73 370,490

Okul
(366)

7,17 (6) 4,69 (4) 4,12 (2) 3,84 (2) 5,19 (4) 6,12 (3) 31,13 (4) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (6) 4,69 (4) 4,12 (2) 3,84 (2) 5,19 (4) 6,12 (3) 31,13 (4) 314,610
İl

(1403)
6,88 (24) 4,21 (22) 4,07 (10) 3,40 (15) 4,55 (18) 5,78 (18) 28,89 (21) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (325) 4,59 (236) 4,26 (147) 3,76 (197) 5,18 (309) 6,26 (223) 31,27 (422) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7B şubesinde 33

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 589. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 21. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,62 0,88 54

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,51 0,33 51

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,72 0,12 72

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,10 0,52 55

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,63 0,21 63

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,65 0,20 65

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,62 0,23 62

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,42 0,41 42

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,56 0,19 56

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,19 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,75 0,09 75

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,74 0,09 74

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,46 0,93 61

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,52 1,64 50

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,72 0,09 72

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,79 1,31 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,54 1,47 51

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,14 0,36 57

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,27 0,91 57

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,48 0,68 62

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,49 2,04 56

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,30 0,90 57

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,80 0,49 60

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,75 0,67 58

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,70 0,12 70

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,70 0,77 57

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,83 0,64 61

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,40 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,56 0,27 56

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,36 0,41 36

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,69 0,10 69
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7C
(30)

9,01 6,78 4,98 6,30 8,98 8,99 45,04 377,540

Okul
(366)

7,17 (5) 4,69 (2) 4,12 (5) 3,84 (3) 5,19 (3) 6,12 (4) 31,13 (3) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (5) 4,69 (2) 4,12 (5) 3,84 (3) 5,19 (3) 6,12 (4) 31,13 (3) 314,610
İl

(1403)
6,88 (21) 4,21 (14) 4,07 (22) 3,40 (18) 4,55 (13) 5,78 (19) 28,89 (18) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (299) 4,59 (128) 4,26 (250) 3,76 (206) 5,18 (201) 6,26 (249) 31,27 (379) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7C şubesinde 30

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 523. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 18. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,66 0,94 55

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,53 0,34 53

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,75 0,14 75

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,14 0,56 57

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,24 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,69 0,20 69

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,63 0,26 63

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,42 0,44 42

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,63 0,17 63

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,71 0,16 71

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,79 0,09 79

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,77 0,10 77

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,65 0,90 66

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,78 1,59 56

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,77 0,09 77

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,92 1,35 58

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,62 1,59 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,22 0,37 61

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,44 0,89 61

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,55 0,78 64

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,71 2,09 59

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,43 0,92 61

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,88 0,49 63

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,86 0,66 62

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,70 0,16 70

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,67 0,92 56

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,87 0,71 62

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,34 0,40 67

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,65 0,21 65

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,40 0,41 40

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,75 0,09 75
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7D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7D
(30)

6,78 5,01 4,21 4,68 5,61 5,47 31,76 320,180

Okul
(366)

7,17 (7) 4,69 (6) 4,12 (8) 3,84 (4) 5,19 (5) 6,12 (8) 31,13 (6) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (7) 4,69 (6) 4,12 (8) 3,84 (4) 5,19 (5) 6,12 (8) 31,13 (6) 314,610
İl

(1403)
6,88 (42) 4,21 (34) 4,07 (37) 3,40 (28) 4,55 (30) 5,78 (43) 28,89 (41) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (516) 4,59 (302) 4,26 (327) 3,76 (347) 5,18 (487) 6,26 (582) 31,27 (927) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7D şubesinde 30

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1351. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 41. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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7D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,66 1,01 55

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,51 0,38 51

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,16 74

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,15 0,60 57

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,63 0,26 63

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,70 0,21 70

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,60 0,30 60

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,49 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,62 0,20 62

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,68 0,21 68

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,79 0,11 79

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,74 0,16 74

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,65 0,99 66

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,80 1,69 56

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,75 0,13 75

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,88 1,50 58

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,66 1,65 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,20 0,44 60

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,38 1,01 60

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,55 0,90 64

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,55 2,36 57

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,38 1,04 60

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,77 0,58 59

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,74 0,79 58

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,67 0,21 67

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,61 1,02 54

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,78 0,86 59

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,33 0,44 66

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,65 0,23 65

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,38 0,45 38

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,72 0,13 72
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7E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7E
(32)

6,42 4,99 4,02 2,21 5,16 4,12 26,92 303,500

Okul
(366)

7,17 (10) 4,69 (7) 4,12 (9) 3,84 (11) 5,19 (6) 6,12 (11) 31,13 (8) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (10) 4,69 (7) 4,12 (9) 3,84 (11) 5,19 (6) 6,12 (11) 31,13 (8) 314,610
İl

(1403)
6,88 (49) 4,21 (35) 4,07 (39) 3,40 (53) 4,55 (35) 5,78 (56) 28,89 (50) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (551) 4,59 (304) 4,26 (346) 3,76 (586) 5,18 (528) 6,26 (715) 31,27 (1199) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7E şubesinde 32

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1652. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 50. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu
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7E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,61 1,07 54

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,46 0,42 46

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,17 74

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,16 0,60 58

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,64 0,26 64

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,70 0,21 70

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,60 0,32 60

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,36 0,52 36

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,62 0,23 62

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,69 0,21 69

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,77 0,14 77

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,19 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,65 1,05 66

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,77 1,79 55

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,79 0,12 79

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,86 1,58 57

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,64 1,71 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,12 0,46 56

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,15 1,03 54

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,32 0,98 58

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,42 2,50 55

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,29 1,06 57

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,67 0,65 56

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,63 0,84 54

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,65 0,23 65

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,51 1,09 50

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,66 0,92 55

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,28 0,45 64

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,60 0,25 60

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,35 0,48 35

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,68 0,17 68
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7F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7F
(29)

6,45 3,28 3,91 3,32 2,76 3,84 23,56 287,600

Okul
(366)

7,17 (9) 4,69 (13) 4,12 (10) 3,84 (7) 5,19 (13) 6,12 (12) 31,13 (13) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (9) 4,69 (13) 4,12 (10) 3,84 (7) 5,19 (13) 6,12 (12) 31,13 (13) 314,610
İl

(1403)
6,88 (47) 4,21 (53) 4,07 (43) 3,40 (37) 4,55 (64) 5,78 (58) 28,89 (60) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (548) 4,59 (473) 4,26 (357) 3,76 (479) 5,18 (764) 6,26 (741) 31,27 (1387) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7F şubesinde 29

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1989. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 61. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu
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7F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,63 1,08 54

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,44 0,46 44

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,19 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,15 0,63 58

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,28 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,68 0,23 68

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,58 0,34 58

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,37 0,51 37

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,58 0,25 58

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,24 66

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,13 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,20 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,53 1,18 63

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,72 1,87 54

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,75 0,16 75

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,83 1,66 57

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,64 1,78 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,09 0,50 55

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,14 1,14 53

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,25 1,12 56

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,18 2,79 52

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,21 1,18 55

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,55 0,76 52

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,57 0,90 52

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,64 0,24 64

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,43 1,18 48

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,58 1,02 53

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,51 63

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,57 0,29 57

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,35 0,50 35

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,66 0,19 66
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7G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7G
(35)

6,38 4,03 3,22 2,90 2,97 5,19 24,69 294,540

Okul
(366)

7,17 (11) 4,69 (11) 4,12 (12) 3,84 (10) 5,19 (12) 6,12 (9) 31,13 (10) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (11) 4,69 (11) 4,12 (12) 3,84 (10) 5,19 (12) 6,12 (9) 31,13 (10) 314,610
İl

(1403)
6,88 (51) 4,21 (44) 4,07 (57) 3,40 (43) 4,55 (63) 5,78 (45) 28,89 (55) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (554) 4,59 (399) 4,26 (426) 3,76 (519) 5,18 (743) 6,26 (608) 31,27 (1324) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7G şubesinde 35

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1849. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 56. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                            19 / 32



7G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,56 1,18 52

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,43 0,48 43

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,21 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,14 0,68 57

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,30 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,68 0,24 68

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,58 0,35 58

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,40 0,50 40

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,61 0,25 61

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,26 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,79 0,15 79

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,22 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,50 1,26 62

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,70 1,94 54

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,74 0,19 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,79 1,76 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,59 1,89 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,09 0,56 55

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,02 1,31 51

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,23 1,22 56

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,01 3,04 50

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,14 1,30 53

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,46 0,87 49

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,54 0,96 51

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,63 0,27 63

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,42 1,22 47

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,59 1,05 53

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,54 63

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,54 0,32 54

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,33 0,54 33

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,66 0,21 66
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7H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7H
(32)

6,68 3,89 5,02 1,99 3,18 5,77 26,53 302,590

Okul
(366)

7,17 (8) 4,69 (12) 4,12 (4) 3,84 (14) 5,19 (11) 6,12 (7) 31,13 (9) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (8) 4,69 (12) 4,12 (4) 3,84 (14) 5,19 (11) 6,12 (7) 31,13 (9) 314,610
İl

(1403)
6,88 (43) 4,21 (47) 4,07 (20) 3,40 (57) 4,55 (58) 5,78 (41) 28,89 (51) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (526) 4,59 (413) 4,26 (246) 3,76 (607) 5,18 (722) 6,26 (553) 31,27 (1221) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7H şubesinde 32

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1670. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 51. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu
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7H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,55 1,18 52

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,43 0,49 43

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,21 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,14 0,70 57

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,60 0,32 60

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,67 0,26 67

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,57 0,37 57

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,51 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,61 0,26 61

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,27 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,15 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,22 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,50 1,27 62

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,62 2,01 52

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,74 0,20 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,84 1,74 57

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,64 1,89 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,06 0,56 53

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,95 1,33 49

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,09 1,30 52

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,89 3,12 49

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,06 1,33 51

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,38 0,90 46

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,50 0,99 50

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,62 0,27 62

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,42 1,23 47

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,61 1,03 54

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,54 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,54 0,32 54

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,32 0,55 32

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,65 0,22 65
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7I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7I

(30)
6,20 4,12 2,89 2,99 3,38 4,52 24,10 291,830

Okul
(366)

7,17 (12) 4,69 (10) 4,12 (13) 3,84 (9) 5,19 (10) 6,12 (10) 31,13 (12) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (12) 4,69 (10) 4,12 (13) 3,84 (9) 5,19 (10) 6,12 (10) 31,13 (12) 314,610
İl

(1403)
6,88 (54) 4,21 (42) 4,07 (62) 3,40 (41) 4,55 (54) 5,78 (51) 28,89 (59) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (572) 4,59 (390) 4,26 (458) 3,76 (510) 5,18 (702) 6,26 (675) 31,27 (1358) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7I şubesinde 30
Okulunuzda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1899. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 57. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu
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7I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,53 1,18 51

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,44 0,49 44

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,21 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,10 0,72 55

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,60 0,33 60

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,66 0,27 66

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,58 0,37 58

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,52 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,62 0,25 62

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,64 0,27 64

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,14 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,22 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,47 1,32 62

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,64 2,00 53

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,73 0,21 73

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,81 1,78 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,58 1,96 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,03 0,58 51

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,91 1,36 48

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,06 1,33 52

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,82 3,11 48

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,98 1,36 50

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,31 0,90 44

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,50 0,97 50

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,61 0,28 61

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,36 1,28 45

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,60 1,03 53

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,24 0,55 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,53 0,31 53

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,30 0,55 30

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,65 0,22 65
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7İ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7İ
(2)

13,00 8,66 6,16 2,16 4,34 11,00 45,32 383,930

Okul
(366)

7,17 (1) 4,69 (1) 4,12 (1) 3,84 (12) 5,19 (9) 6,12 (1) 31,13 (2) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (1) 4,69 (1) 4,12 (1) 3,84 (12) 5,19 (9) 6,12 (1) 31,13 (2) 314,610
İl

(1403)
6,88 (2) 4,21 (4) 4,07 (8) 3,40 (55) 4,55 (42) 5,78 (11) 28,89 (17) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (12) 4,59 (9) 4,26 (138) 3,76 (591) 5,18 (608) 6,26 (107) 31,27 (369) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7İ şubesinde 2
Okulunuzda 366 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1
İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12

Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 462. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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7İ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,51 1,19 50

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,44 0,48 44

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,21 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,07 0,74 53

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,60 0,33 60

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,66 0,28 66

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,59 0,36 59

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,38 0,53 38

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,62 0,25 62

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,64 0,27 64

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,13 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,23 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,44 1,35 61

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,66 2,00 53

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,73 0,22 73

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,79 1,82 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,53 2,01 51

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,01 0,59 50

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,88 1,37 47

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,04 1,35 51

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,77 3,10 47

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,92 1,38 48

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,25 0,89 42

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,50 0,96 50

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,61 0,29 61

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,31 1,32 44

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,59 1,03 53

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,24 0,56 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,52 0,31 52

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,29 0,56 29

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,64 0,21 64
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7K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7K
(35)

6,10 4,36 3,81 3,13 4,40 6,10 27,90 307,930

Okul
(366)

7,17 (13) 4,69 (9) 4,12 (11) 3,84 (8) 5,19 (8) 6,12 (6) 31,13 (7) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (13) 4,69 (9) 4,12 (11) 3,84 (8) 5,19 (8) 6,12 (6) 31,13 (7) 314,610
İl

(1403)
6,88 (55) 4,21 (39) 4,07 (46) 3,40 (40) 4,55 (41) 5,78 (38) 28,89 (46) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (582) 4,59 (367) 4,26 (367) 3,76 (497) 5,18 (603) 6,26 (520) 31,27 (1140) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7K şubesinde 35

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1573. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 47. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu
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7K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,49 1,21 50

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,44 0,49 44

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,21 73

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,06 0,75 53

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,61 0,32 61

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,64 0,30 64

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,59 0,36 59

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,38 0,52 38

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,60 0,26 60

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,26 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,14 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,22 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,46 1,34 62

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,61 2,04 52

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,73 0,21 73

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,79 1,83 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,52 2,02 50

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,01 0,59 51

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,86 1,38 47

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,00 1,38 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,71 3,17 46

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,91 1,38 48

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,26 0,88 42

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,52 0,95 51

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,63 0,28 63

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,31 1,33 44

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,60 1,04 53

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,24 0,57 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,52 0,32 52

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,28 0,58 28

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,64 0,22 64
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7L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7L
(29)

9,08 5,59 4,45 3,99 4,97 6,93 35,01 337,460

Okul
(366)

7,17 (4) 4,69 (5) 4,12 (7) 3,84 (6) 5,19 (7) 6,12 (5) 31,13 (5) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (4) 4,69 (5) 4,12 (7) 3,84 (6) 5,19 (7) 6,12 (5) 31,13 (5) 314,610
İl

(1403)
6,88 (20) 4,21 (24) 4,07 (30) 3,40 (33) 4,55 (37) 5,78 (32) 28,89 (37) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (294) 4,59 (244) 4,26 (303) 3,76 (413) 5,18 (546) 6,26 (438) 31,27 (763) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7L şubesinde 29

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1058. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 37. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu
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7L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,52 1,21 51

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,46 0,47 46

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,21 74

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,08 0,74 54

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,32 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,65 0,29 65

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,60 0,35 60

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,52 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,60 0,26 60

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,26 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,13 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,22 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,51 1,30 63

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,62 2,05 52

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,74 0,21 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,78 1,85 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,55 1,99 51

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,99 0,61 50

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,89 1,36 47

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,01 1,38 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,72 3,17 47

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,91 1,41 48

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,25 0,86 42

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,54 0,94 51

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,63 0,28 63

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,33 1,32 44

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,61 1,04 54

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,57 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,52 0,31 52

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,27 0,58 27

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,65 0,22 65
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8F
(1)

0,33 -0,67 -0,67 2,00 -1,00 -1,00 -1,01 186,820

Okul
(366)

7,17 (16) 4,69 (15) 4,12 (16) 3,84 (13) 5,19 (15) 6,12 (15) 31,13 (16) 314,610
İlçe
(366)

7,17 (16) 4,69 (15) 4,12 (16) 3,84 (13) 5,19 (15) 6,12 (15) 31,13 (16) 314,610
İl

(1403)
6,88 (81) 4,21 (77) 4,07 (73) 3,40 (56) 4,55 (81) 5,78 (76) 28,89 (89) 310,270

Genel
(48711)

7,22 (972) 4,59 (727) 4,26 (669) 3,76 (606) 5,18 (1042) 6,26 (1013) 31,27 (2089) 320,920
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8F şubesinde 1

Okulunuzda 366 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 366 16 1

İSTANBUL ilinde 1403 90 17 12
Genelde 48711 3329 816 245 67

DERECELER

Genelde sınava 3329 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3004. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 90 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 88. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu
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Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,52 1,21 51

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,46 0,47 46

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,22 74

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,08 0,74 54

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,62 0,32 62

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,65 0,29 65

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,60 0,35 60

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,52 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,60 0,26 60

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,26 65

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0,13 80

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,22 70

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,51 1,30 63

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,62 2,05 52

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,74 0,21 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,78 1,85 56

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,55 2,00 51

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,99 0,61 50

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,89 1,36 47

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,01 1,38 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,72 3,18 46

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,90 1,41 48

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,25 0,87 42

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,53 0,95 51

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,63 0,28 63

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,33 1,32 44

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 1,61 1,05 54

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,25 0,58 62

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,52 0,31 52

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,27 0,58 27

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,65 0,22 65



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 9,53 31,14 31,25

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
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İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 9,53 31,14 31,25

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
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Toplam: 75 0 0 0,00 0 9,53 31,14 31,25

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
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Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
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İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
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Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
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Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.
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Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.
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Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 9,53 31,14 31,25

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 9,53 31,14 31,25

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EYLÜL GÖK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,161 320,920 3 126 126 421 16538

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 2,27 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,39 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 0,96 4,12 4,26

İngilizce 10 6 2 5,33 53 0,71 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 2,20 5,19 5,18

Fen 15 10 2 9,33 62 2,00 6,12 6,26

Toplam: 75 47 21 40,00 53 9,53 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdBaCDAdDdACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAcCBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAcdDbb 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACacBD C 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDAacadBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB BbBAAD BbBD 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKNUR  AFŞAR 694  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,899 320,920 2 87 87 294 12873

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 2,27 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,39 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 0,96 4,12 4,26

İngilizce 10 5 1 4,67 47 0,71 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 2,20 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 2,00 6,12 6,26

Toplam: 75 52 19 45,67 61 9,53 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCDACDdADdbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACddCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCdCDaDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   ADAB  Ca

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDdCBDcDBACBbC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAAbABCaaDaB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAREM EPÇAÇAN 179  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,813 320,920 1 33 33 102 5834

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 2,27 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,39 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 0,96 4,12 4,26

İngilizce 10 6 3 5,00 50 0,71 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 2,20 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 2,00 6,12 6,26

Toplam: 75 59 15 54,00 72 9,53 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDbCDcACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdcAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCABBDCba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCabBD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABCdaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA NUR TUĞRAL 1452  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,916 320,920 4 198 198 680 25465

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 2,27 7,17 7,22

Tarih 10 6 3 5,00 50 1,39 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 0,96 4,12 4,26

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 0,71 3,84 3,76

Matematik 15 6 2 5,33 36 2,20 5,19 5,18

Fen 15 6 3 5,00 33 2,00 6,12 6,26

Toplam: 75 32 18 26,00 35 9,53 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaB abCDAAC D

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdd BD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcc DdD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) b   d    d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)   bD AaBD  BA  

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dB BA AAc  bB  

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÖZKAN 116  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,022 320,920 5 348 348 1362 47422

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 17 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,27 7,17 7,22

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,39 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,96 4,12 4,26

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,71 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,20 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 2,00 6,12 6,26

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 9,53 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbc*dacdDccbaa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBdcadAbab

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dAbcBdaCbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abbcddcabA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbADbddcbdaBcac

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcadbcbdabBCdDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ELİF MACİT 669 6I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,314 320,920 1 247 247 883 32058

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 1 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,67 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 0,33 6,12 6,26

Toplam: 75 37 38 24,33 32 24,33 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBCaACDAADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAcCdBCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCACDcDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdDABbdCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bbaACdbcacdbcAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcbBdcbcBdaaDba

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BERK YEDEK 225 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,354 320,920 1 244 244 865 31503

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 1 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 3 5,00 33 5,00 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,67 4,12 4,26

Matematik 15 11 4 9,67 64 9,67 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 6,12 6,26

Toplam: 75 29 30 19,00 25 19,00 31,14 31,25

Sözel (TÜR) caBCD CcAA     

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadACAaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cccCdCbcDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) AaDACBDBcBAdBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBcBcbcddaBcbaa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ECR N YEĞEN 130 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,252 320,920 2 2 2 2 256

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 71 4 69,67 93 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAbCABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCaDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA  A A 612 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,450 320,920 17 88 88 297 12932

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 9 5 7,33 49 10,64 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 53 18 47,00 63 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBb ACDAACaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCAaA CBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCABaDC a

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cCAbDACdDCcBA c

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAbDAcaBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜNDOĞDU 235 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,404 320,920 7 15 15 39 2368

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 65 10 61,67 82 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBCaACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcBaDbba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALTUN 987 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,010 320,920 27 183 183 634 23601

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,64 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 42 33 31,00 41 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBbDcCbdAcbcCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBbACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCdCbaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbADAcDcCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBccDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBAdAcbdcaBDDCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYA 201 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,872 320,920 10 32 32 92 5411

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,64 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 58 13 53,67 72 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDACDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABdA *D

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) a CABdDCba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCaABD C 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACcDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBAcAADABdaDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZTÜRK 1107 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,710 320,920 24 169 169 589 22057

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 10,64 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 42 33 31,00 41 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBaDACDAAbCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadACdBbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) daaCcdDaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BdADABbcab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaaACcDcbBAaaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdbBAADAcaBaDCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NİSA KÜÇÜK 767 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,565 320,920 19 102 102 342 14604

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,64 5,19 5,18

Fen 15 7 4 5,67 38 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 52 16 46,67 62 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB dcCDAdcAcCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCABbACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cbd B DCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABcBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADaACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbcd DABd   

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 1 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA ÇİÇEK 1106 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,656 320,920 11 40 40 114 6299

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,64 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 61 13 56,67 76 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCABBDCc 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAaDACaDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBbBdBAAbAcCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EĞRİ 198 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,676 320,920 18 95 95 320 13923

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 10,64 5,19 5,18

Fen 15 10 4 8,67 58 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 50 21 43,00 57 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCaAabAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAdCdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  ddC bacD 

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABacCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADaACaDBbBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADABbBcDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECMEL ASYA KESKİN 269 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,766 320,920 15 72 72 216 10005

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 10,64 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 59 16 53,67 72 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBbDACDcADdbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCcCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADbACaDBaBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBABdAbABCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN  ÜLKAN 147 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,156 320,920 12 56 56 166 8370

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,64 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 57 18 51,00 68 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCaACDAAbCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBcACdBbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBdCdCDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDbCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACdDBcBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAdDABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERFİN DAYANAN 244 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,891 320,920 13 62 62 183 9042

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,64 5,19 5,18

Fen 15 10 4 8,67 58 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 56 14 51,33 68 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAb CDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdC Cb DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CADABDdCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaaACBaBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bB BdADABCaaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLİR 142 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,600 320,920 8 21 21 56 3458

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 63 12 59,00 79 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABcCcACDAcDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCdCDaDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCAaABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU SEVİNÇ 149 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,355 320,920 5 6 6 14 988

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 68 5 66,33 88 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCaACbAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdC dD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY CAYNAK 123 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,594 320,920 6 10 10 22 1694

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,64 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 65 10 61,67 82 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAAadBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCdCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBcCBcC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ÇELİK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,907 320,920 23 156 156 554 21142

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 4 2 3,33 33 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,64 5,19 5,18

Fen 15 3 0 3,00 20 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 38 15 33,00 44 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCDAabcACac

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)    Aa dCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACccaDdD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)   CDABc   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C      A      D

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 1 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL DİLİM 165 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,815 320,920 16 82 82 272 11855

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,64 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 53 19 46,67 62 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBcB dDACbcbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCABddCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcB DbD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbDACaDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABbBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ER *ŞİL 1227 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,762 320,920 22 144 144 493 19022

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 10,64 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 47 28 37,67 50 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBaaACDbdCaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCAddACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCcBdDbDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACaABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAacAbcDCcBccD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KAAN TURH* 229 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,556 320,920 20 106 106 352 14933

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 10,64 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 50 24 42,00 56 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdaBCaAdDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AabABdAaBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAcdDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cdCDABD Cd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACcDbBBdBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCB*BAAbAdCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MALEKNAZ DOĞAN 204 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
487,079 320,920 1 1 1 1 157

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 72 3 71,00 95 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCcACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT PINARBAŞI 1315 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,547 320,920 29 334 334 1267 44887

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 13 -3,33 -22 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 7 3 6,00 40 10,64 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 19 50 2,33 3 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) cadbcdbacd bDbd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cbdAAbcBdc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBdbdCacca

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCcadBadCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcD bB   c 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bdAacdbbBbccbCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ÜSTÜN 377 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,039 320,920 3 3 3 3 263

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,64 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 71 4 69,67 93 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY CEYHAN 252 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
482,528 320,920 4 4 4 5 353

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,64 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 72 3 71,00 95 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDcCDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AVCI 316 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,144 320,920 25 173 173 601 22526

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 10,64 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 42 32 31,33 42 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCDAaDcADbaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abBdACdBbd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBdCcCDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCbDABbdCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AacACdaBDBcb Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADddCBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH YENER 23 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,531 320,920 14 67 67 197 9573

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,64 5,19 5,18

Fen 15 9 4 7,67 51 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 54 14 49,33 66 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBCDACDAADdDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  BBC C  DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCbDAB Ada

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBcBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAAbA CB DaB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 0 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ TARAKÇI 761 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,703 320,920 28 266 266 964 34652

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 8 5 6,33 42 10,64 5,19 5,18

Fen 15 5 8 2,33 16 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 27 38 14,33 19 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBcadbcACadbC  

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dabdBccadb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCAdBDCaB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cAdbca    

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACcD dB aD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CabdABcADbcad  

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞM   ALTIN 1469 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,425 320,920 26 182 182 630 23524

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 10,64 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 44 31 33,67 45 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBdDAaDAACcb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcdABAcCBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcacBdDdDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdAbacCBDCBacBc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBaBbabcDdBbBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EROĞLU 1097 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,861 320,920 21 133 133 455 17903

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 6 0 6,00 60 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 10,64 5,19 5,18

Fen 15 10 1 9,67 64 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 40 10 36,67 49 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBC ACDdA CDC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDB A   CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  B        

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   bDAB   D

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbaACcDcDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  B BAADAc B DCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 0 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 0 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANAZ K UTUN 261 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,911 320,920 9 23 23 61 3810

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,06 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,84 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,62 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,77 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,64 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,78 6,12 6,26

Toplam: 75 65 10 61,67 82 47,71 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCDACDAcCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ddCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCABBDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇAKIR 1112 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,983 320,920 29 215 215 747 27786

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 7 5 5,33 36 7,54 5,19 5,18

Fen 15 6 8 3,33 22 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 38 31 27,67 37 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBcBB bACDccacD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCdBbACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbbAcdDCD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acCDABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbbACBb  B Ba

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB BdcbcDAcdccD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR KURT 1113 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,726 320,920 16 98 98 327 14067

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 51 24 43,00 57 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) daAaBCcbCDAACDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAbCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdBBDabc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACbABDBab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACBDaBBcBc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) aBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA CANDAN 1114 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,720 320,920 24 162 162 572 21720

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 8 4 6,67 44 7,54 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 42 30 32,00 43 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCaAdDdcCDc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACbcdDdDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bbCaAdbcdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) c ADDbbBD BBA c

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdCBbdAAbdBCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM*  ŞAHİN 1123 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,912 320,920 31 298 298 1106 39281

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,54 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 28 46 12,67 17 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBbDbaDAdcaaCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDdAdCdBbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) caabcCbdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) c ADABDAbb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACdaaadbaaAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) addBdcbccaBabCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLA ÖZDEN 1125 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,939 320,920 11 43 43 125 6845

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 62 13 57,67 77 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBCabCDdADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDBDBbCcAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EGE BALCİ 1127 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,736 320,920 17 109 109 365 15253

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,54 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 50 25 41,67 56 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBdabbadADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cbBdACddCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABcCbCbdcC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABcACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAAbAcbBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SAVRAN 1128 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,585 320,920 26 186 186 652 24270

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 7,54 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 47 28 37,67 50 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bcBCccCDdbDCDbB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bDcddBcBcadCBca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADAcbBaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİE KARAKAŞ 1184 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,105 320,920 30 228 228 788 29182

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 4 10 0,67 4 7,54 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 40 33 29,00 39 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBcBddDACbdACca

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCAddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bcCbAdD Cd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dbdaadCBadBa Ba

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) baCBbBbAbAdCdbD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 1182 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,074 320,920 28 209 209 715 26684

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 8 6 6,00 40 7,54 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 39 35 27,33 36 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBbDAaadAaDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcaddAACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdBdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbaDABbcab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAbDACcaC Bcda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCcbaddbAcbdcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ DİLİM 1129 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,602 320,920 32 331 331 1252 44256

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 7,54 5,19 5,18

Fen 15 1 14 -3,67 -24 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 25 50 8,33 11 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBaDdCabbcabbd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cadAdCcBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBdCAaDBbC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCAabcbAdD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AcDAdacdcadCaba

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dcdaccbAcdabcbd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ANADOL 1209 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,177 320,920 7 28 28 80 4838

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 63 11 59,33 79 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCcACDAACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaCdBAAaaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABcDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACaDCBBcaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBaBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM BEDİR 1138 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,594 320,920 5 19 19 48 3197

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 65 10 61,67 82 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDCbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDAdBaCcBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYRA ERBAY 1143 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,831 320,920 33 338 338 1310 46025

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 13 -3,33 -22 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,40 3,84 3,76

Fen 15 7 8 4,33 29 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 14 45 -1,00 -1 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBbacdabdabbdb 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ccabdbAdac

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abCdcaDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aAbcdabdab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (FEN) CBaBcadAbAdaBDc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN EFE AKARSU 274 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,092 320,920 25 174 174 602 22536

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,54 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 45 30 35,00 47 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) badCDAbDcdcCbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACddCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BdAcdBDbac

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBaBDBbCaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbcbAbdaCdDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ULUSOY 517 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,407 320,920 8 29 29 87 5056

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 63 12 59,00 79 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBdDACDdcDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDABDdCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDcDaACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAdAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN SÖZER 186 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,034 320,920 12 51 51 150 7933

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 61 14 56,33 75 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CcAaBCDbCDdACDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACBaCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABbADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÇİKAY 697 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,494 320,920 23 141 141 488 18870

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 6 1 5,67 57 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 6 8 3,33 22 7,54 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 48 22 40,67 54 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBAaBCaACc AbDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCABBDbca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCDABD   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACdadaB ca

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBABAADAcCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF ÇALIŞKAN 611 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,758 320,920 19 134 134 457 17922

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 4 7 1,67 11 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 47 22 39,67 53 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCadCaAADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDBcACAaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdDcB cCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaD bBaaca C  d

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAcDABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇİNİCİOĞLU 1146 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,999 320,920 4 17 17 43 2757

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 65 10 61,67 82 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCaACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAdAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcBBDbDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACBDCBBABa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABdADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KERİM KARATAŞ 251 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,871 320,920 6 26 26 67 4070

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 64 11 60,33 80 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAbcdDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABbACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBDBaBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN BALCI 1161 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,574 320,920 18 113 113 379 15633

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,54 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 49 26 40,33 54 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCabCDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) baCAdcACdc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAbdcBDCac

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDadA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACcDCBBcBb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBbBAcAADbBacDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AYTAN 555 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,594 320,920 13 58 58 174 8782

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 59 16 53,67 72 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBdDACbdADCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbdAACAaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBDBaaACccC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇİPA 1162 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,882 320,920 14 74 74 238 10815

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,54 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 53 20 46,33 62 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACD ADCbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDaAACdaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcBCdCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCbDABDbCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDBcB CcAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAAcABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAYMAK 1166 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,619 320,920 20 135 135 458 17952

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 7,54 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 48 26 39,33 52 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCcACbdADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACAaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccabAdDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDABacCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD bCBaBaBdacAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CaccAAbABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YÜKSEL 1169 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,408 320,920 3 16 16 41 2479

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,54 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 67 8 64,33 86 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBBDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDAaaDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADAdCBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN GÜNDOĞDU 1171 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,044 320,920 22 139 139 471 18420

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 7 5 5,33 36 7,54 5,19 5,18

Fen 15 6 0 6,00 40 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 47 11 43,33 58 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdBB bACDdACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCAB A aD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAc DCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDcCBD ad  c

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C CBA AA       

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ELA SARP 343 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
477,088 320,920 1 5 5 11 604

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 70 5 68,33 91 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBBDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ ŞEN 249 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,935 320,920 15 86 86 293 12866

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,54 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 55 20 48,33 64 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCDACbcbaCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDddACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBdCACcBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDBaBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADAcbBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALİ ÇAPKIN 1173 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,284 320,920 27 207 207 706 26290

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 7 5 5,33 36 7,54 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 41 28 31,67 42 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB Bab bdDcAdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcCddAcC D

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dACABBDbcB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdAbaACBDC B c 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCBAabADdBbdcb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NİL COŞKUN 1177 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,541 320,920 21 136 136 460 17969

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 2 4 0,67 4 7,54 5,19 5,18

Fen 15 12 2 11,33 76 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 46 13 41,67 56 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABB bACDAADCDac

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   ADAB   b

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) A  cCac       a

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) C ABAADAcCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YILMAZ 575 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,314 320,920 9 37 37 111 6198

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,54 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 60 15 55,00 73 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBdDACDdbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCDdBbdbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDCBaAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AŞÇIOĞLU 1178 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,213 320,920 10 38 38 112 6214

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 7,54 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 61 13 56,67 76 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) A BCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDcAACddCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AaBCbCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADbACaDBcBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAAbAcCBacCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSU EŞİYOK 1180 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,059 320,920 2 11 11 29 1961

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 33 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,73 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,67 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,40 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,54 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 9,33 6,12 6,26

Toplam: 75 67 8 64,33 86 43,73 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAcDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDBcBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEMMERT ÖZ 234 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,802 320,920 18 115 115 381 15786

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 2 1 1,67 17 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 7 5 5,33 36 8,98 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 48 15 43,00 57 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBABB DcCDdA aD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABaDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D  bA     

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbAaDACc C B dD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 0 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN YILMAZ 1191 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,830 320,920 11 60 60 179 8905

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,98 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 60 15 55,00 73 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCabCDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACbcDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDBcBACBcb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CabBAADAcCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ABAY 1192 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,206 320,920 28 259 259 946 34014

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,30 3,84 3,76

Fen 15 6 8 3,33 22 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 31 27 22,00 29 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdAacdDbCbAcdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dcCdBbbCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCAcaDCcB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bAC ABDBCb

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (FEN) CBaBdddcDAcb aD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEMAL VANLI 1260 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,591 320,920 12 66 66 196 9563

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 9 4 7,67 51 8,98 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 57 16 51,67 69 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDAaDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACAdCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCAbDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCcDABDAbD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBDacB  BAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADAcCBDDbc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN EKSER 1194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,053 320,920 3 13 13 33 2071

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,98 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 67 8 64,33 86 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDcaDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCbCDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABCaDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ZEYNEP ULAŞ 265 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,747 320,920 14 78 78 252 11346

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 9 5 7,33 49 8,98 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 54 20 47,33 63 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCaACDdADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDBAACABbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCddbaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCADcBDcdD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) A aACccBDBdCBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcABAADABCBDDbd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BEDİR 1196 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,643 320,920 27 194 194 669 24979

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 8,98 5,19 5,18

Fen 15 7 6 5,00 33 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 42 30 32,00 43 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCDcaDcbDCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCdaDaDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbADABcACc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDbCcaBDa acAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAc bBb DcCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ALTUNTAŞ 1494 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,391 320,920 2 12 12 32 2031

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,98 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 66 9 63,00 84 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAbDCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcBCdCDdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBaBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZEN 1197 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,885 320,920 8 44 44 126 6857

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 8,98 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 62 13 57,67 77 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCDACDbbDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCbCbaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDBDaACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBbBAADABCBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AYAZ 1200 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,497 320,920 4 18 18 45 2959

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 67 8 64,33 86 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDcCDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDcDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBaBACBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBbADABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KARLI 1203 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,472 320,920 21 142 142 489 18875

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 8,98 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 49 26 40,33 54 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) aBbccCbACcddCaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaaABAACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CddbBaDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACcDCBaAaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CadBABAADABCdDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN TUĞCU 1201 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,358 320,920 26 181 181 626 23367

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 4 8,67 58 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 45 29 35,33 47 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdAcBdaACbdACbD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCdBAACBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdBaDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACDABDcCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbdcDAaBaCdBcBb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBC AdbADAcdBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE POLATAAN 1205 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,869 320,920 29 279 279 1028 36606

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 4 9 1,00 7 8,98 5,19 5,18

Fen 15 5 7 2,67 18 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 29 41 15,33 20 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CaAcBbbAdDdbCcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbAcdcCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) acddcdDCac

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aACDABDddA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdAbaACdadca  D

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CddcbBAcDAcd   

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİN SHOJAEİ 1208 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,412 320,920 7 35 35 104 5890

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 64 11 60,33 80 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBccBdDbCDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDCBBAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bBCBbBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILDIRIM 620 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,576 320,920 23 164 164 574 21743

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 8,98 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 41 34 29,67 40 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdcBbDbCDbcCDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dcCABdcCdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abCABaDabB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) ccbcdccBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDbCBaCcBAac

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCcbBAdDABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT ŞEKER 1214 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,195 320,920 17 112 112 373 15532

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 49 26 40,33 54 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABcbDACbdADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBAcCABCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AaBCAdbcDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCbcdBDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACcDabBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAcDAcCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR KAYA 1216 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,926 320,920 10 50 50 144 7793

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 56 18 50,00 67 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AdCdcAAaaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCAc DCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aACDABDdCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDCBBABb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADdBCaaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALE AĞCA 1261 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,674 320,920 19 120 120 395 16131

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 2 7,33 49 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,98 5,19 5,18

Fen 15 6 3 5,00 33 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 45 14 40,33 54 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR)  aB  AaD A CDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCbCD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   dcdd  Ca

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdA AA A    Dad

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YILDIRIM 194 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,367 320,920 6 27 27 72 4271

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,98 5,19 5,18

Fen 15 14 0 14,00 93 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 63 7 60,67 81 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBA BCD CbbACDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCdaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAC BBDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACcDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCB BAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ÇELİK 1218 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,415 320,920 30 305 305 1150 40806

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 8 4 6,67 44 8,98 5,19 5,18

Fen 15 2 13 -2,33 -16 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 24 39 11,00 15 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) acbcaCabacAcbcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bdCABdAada

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C         

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbbBDBad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAbaACBD  B aa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaacbBcdabcbacb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 0 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KAAN KOÇ 1295 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,626 320,920 1 8 8 19 1524

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 15 0 15,00 100 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 69 6 67,00 89 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCaACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcBDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAaDACBDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ŞENTÜRK 1231 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,760 320,920 24 172 172 597 22429

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 2 6 0,00 0 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 42 29 32,33 43 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDdADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcdCACDdDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  Cdbca dCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbbACca bad aba

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBcdbADdBCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA ZÜLAL AYDEMİR 1262 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,507 320,920 9 47 47 135 7235

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,98 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 58 17 52,33 70 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCaACbAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACAdCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBdCdCDdaa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCcDABDAaD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBcBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CabBAADABCacDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ATLAS 1243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,261 320,920 16 97 97 323 13993

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 49 21 42,00 56 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) cBB DcCDdADCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdAC BCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCcCb DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  dcaABD aD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDBbBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADAcCBaDba

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERKUZEY KÜÇÜK 1247 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,668 320,920 25 176 176 610 22792

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 8 5 6,33 42 8,98 5,19 5,18

Fen 15 9 3 8,00 53 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 44 24 36,00 48 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBcaBa  CcAAdac

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACdb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACbBaDbDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cAdDABDBdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADcACBD aB cb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBb d DABCa D

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL NİSA SARI 1249 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,196 320,920 5 20 20 52 3250

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,98 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 66 8 63,33 84 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB BBCaACDAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDdbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBbBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMREHAN YILDIRIM 189 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,052 320,920 20 132 132 454 17869

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 48 25 39,67 53 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBBCaACbcbDCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAbCABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBaCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCAcAd  Cb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADaACdbBDBdCBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbcAADAdbBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAŞARAN 1254 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,159 320,920 15 90 90 299 12989

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,98 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 51 23 43,33 58 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBBaDACDbAaCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAAaABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCbdbdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCcDABcdC 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADcACBDBDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAcDAdCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA VATAN 1257 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,614 320,920 13 76 76 247 11039

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 11 1 10,67 71 8,98 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 56 13 51,67 69 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABcCDACbAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CABac b 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDAC DC BA D

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdbabBbADABCBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞKIRAN 1259 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,484 320,920 22 149 149 516 19747

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,01 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,78 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,98 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,30 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,98 5,19 5,18

Fen 15 7 6 5,00 33 8,99 6,12 6,26

Toplam: 75 48 25 39,67 53 45,03 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBCDACDbbCcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAadACcb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABdDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbdbDACBDdaadBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) baCB BbcDABb aD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA ÖZCAN 595 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,691 320,920 13 128 128 428 16773

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,61 5,19 5,18

Toplam: 75 48 10 44,67 60 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDdADCDCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACAdCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dB CACDcDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDdcB CBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARMAĞAN ÇORT 727 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,345 320,920 23 284 284 1049 37275

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,61 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 29 46 13,67 18 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ccaacACDdbbbcCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaddACbBCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBBCdaaBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BadccBadCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaadCdaBbcbCdda

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcAdAbDAcaBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ASLAN 175 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,745 320,920 6 79 79 253 11347

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,61 5,19 5,18

Fen 15 13 1 12,67 84 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 52 14 47,33 63 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDAda c aD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCcBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)     da dCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbDACBD BBABa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABC DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 0 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE  ALSALEH 1688 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,274 320,920 30 351 351 1378 47925

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,61 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) badCadCbbdadcba

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) acdbAbcdbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCAbDcab

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cabDcBadbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dbabbcaaDabCadd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bacdcAbdcbabDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KÖSTEK 870 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,901 320,920 21 241 241 844 31020

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,61 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 36 29 26,33 35 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdA  dcACbdAdD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) daCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN)  ACABdDC a

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DAC cBD Cd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADbACcDbdB   

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcaBdcbdacBbcDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KALKAN 587 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,173 320,920 1 36 36 108 6067

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 10 4 8,67 58 5,61 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 62 11 58,33 78 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDAaD ADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDAdBDBcBA BAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADAdCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY EVCİ 152 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,204 320,920 11 125 125 420 16526

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,61 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 49 26 40,33 54 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBCaACDAbdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCcaAAbBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) *AaccdDCcd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABcBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADaAbBDCBBdBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBbdAADbBaBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ÜNSAL 740 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,415 320,920 17 192 192 664 24849

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,61 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 43 32 32,33 43 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBcaDAabdADCDbB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDadACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccdCbCbdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBaBaBdCcAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bcABbcDAdbaDbCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÖZTEPE 202 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,738 320,920 2 41 41 118 6428

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,61 5,19 5,18

Fen 15 12 2 11,33 76 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 60 12 56,00 75 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBCaACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACccdcCD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACBDCBB Bc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADAB BaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞENOL 790 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,235 320,920 7 89 89 298 12979

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,61 5,19 5,18

Fen 15 11 3 10,00 67 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 52 21 45,00 60 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBCabCDdADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadACddbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccdCACDdDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCAaABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDbCBDBbBACB d

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADAB daDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DOGAN 601 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,287 320,920 10 121 121 398 16205

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,61 5,19 5,18

Fen 15 10 4 8,67 58 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 49 20 42,33 56 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCcACDdADC CB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR)  DBbACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdDbBDACc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbaACdDBaB  cAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdAdcA ABCBDDbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 0 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜRKÇE 905 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,366 320,920 15 175 175 606 22674

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 2 2,33 23 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,61 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 41 27 32,00 43 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBCcACadbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBdACBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCccaDaDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)   C Aab  A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDAbcD  BAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBbddAcABadaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SIGIRTA 744 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,698 320,920 24 291 291 1075 38235

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,61 5,19 5,18

Fen 15 4 9 1,00 7 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 24 44 9,33 12 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) aBABa bACDdAbcb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCddddCca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) ab c cD* a

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbbdcaBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaAaacCBcacdABb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) aB abdAcbA baaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT GÖZTOK 276 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,383 320,920 4 54 54 156 8035

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,61 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 59 15 54,00 72 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBCabC dACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAdcDaDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACBDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ULUHATUN 1522 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,500 320,920 25 293 293 1083 38467

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 4 9 1,00 7 5,61 5,19 5,18

Fen 15 3 10 -0,33 -2 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 27 43 12,67 17 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bcaCDAdDbA bbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aadAdddaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCAdDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abdcAcDAda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDbbdacaB  aAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bdbdAbDAc  abda

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR YILMAZ 143 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,762 320,920 12 127 127 426 16754

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,61 5,19 5,18

Fen 15 9 3 8,00 53 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 46 20 39,33 52 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) A BbDACDdADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBAACdaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBdCACbaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   AabdDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ac ACcDBaB C Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBA  ADAaCccDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ÇINAR TOPARLAK 1063 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,439 320,920 20 226 226 783 28961

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 3,84 3,76

Fen 15 6 7 3,67 24 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 36 18 30,00 40 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CcABBC bCDbA Da

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ccCABbACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAB Dd a

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (FEN) CaCBbcAdDAc  bb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD JUON* 1713 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,237 320,920 26 313 313 1179 41909

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,61 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 23 52 5,67 8 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) caBdabCcbAbdcda

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDcbddbaab

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AdcadCadbC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) ddAbABaAbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADcbbBcBDdbdcAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdbaAADcdaBacCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL ŞİMAL KAL AN 696 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,822 320,920 14 147 147 507 19521

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 7 0 7,00 70 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,61 5,19 5,18

Fen 15 7 5 5,33 36 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 47 16 41,67 56 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB BBCDACbAACcc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCAaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAB DCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D C ABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAD ACcD  dcca

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bc BAd cDA bBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT  İBRAHİM 792 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,074 320,920 29 333 333 1257 44630

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,61 5,19 5,18

Fen 15 5 9 2,00 13 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 21 53 3,33 4 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbadCacCbdAdab

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dcdbBcACca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdadbCac

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DAbcdBcdad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dddbabbcaCaabaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcdcAdAAcd adDc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAHA ÇETİN 972 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,324 320,920 19 214 214 744 27718

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,61 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 38 37 25,67 34 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcdbaACbAdaCaCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaBbACABCc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACcBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) ddbDbBcbab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dcDACBDdDBACcbd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdbADAdbcaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SAMAST 1066 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,186 320,920 18 211 211 730 27376

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,61 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 41 34 29,67 40 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBbBcaDAacdAdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAAbaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdcdDCbd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDAdDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDACBaCdBdBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcacAcbcDAdaBDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ACAR 1020 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,067 320,920 27 318 318 1202 42660

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 4 9 1,00 7 5,61 5,19 5,18

Fen 15 3 11 -0,67 -4 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 21 48 5,00 7 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) cBBCcAbabADbaaa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDcdbadadc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBcC  D DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abAcbBacac

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADcb  cBDabddcb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aabcbdacBdaD Cc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİNA RAJABOVA 750 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,945 320,920 28 328 328 1237 43716

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 5,61 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 25 50 8,33 11 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CcAaBdadbDcbCDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCcBcbCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbbccBDaDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DcbbdBcBac

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cadacbbdcbdadBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBdBbdddaAcbcaa

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT HAMZA DALDAL 1252 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,884 320,920 9 117 117 384 15934

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 8 5 6,33 42 5,61 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 51 22 43,67 58 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCaACbAACaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABbACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABBDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cdabABDcCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bddcDACBDC BAd 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBbBAADAdbBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASMİN SAMAST 1067 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,624 320,920 22 253 253 910 32877

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,61 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 33 42 19,00 25 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBdcbCDAcDdDCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBdAadBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcadAbcaDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abdcAdDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDACBDBaBdbabb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dcbcdAabdCBbbbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EMRE BULUT 1620 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,073 320,920 3 42 42 123 6681

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,61 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 62 11 58,33 78 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDAbDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCADbBD CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDaA cAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABdBaDba

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAMZA ÖNEL 1064 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,696 320,920 5 75 75 245 11021

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 6 2 5,33 36 5,61 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 57 11 53,33 71 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACbdADCDCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAAaABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABcCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDcCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AcDAbBDB       

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAAcABCBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIRIM 1465 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,383 320,920 16 185 185 645 24121

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,61 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 42 32 31,33 42 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBdadCaAbDCDCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAAdABCc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccaCACbaDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BddbAaDACc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDdaBdb Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdbcdADABacaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZENFİRA ALİYEVA 1399 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,959 320,920 8 100 100 333 14197

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 30 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,78 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,01 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,21 4,12 4,26

İngilizce 10 7 1 6,67 67 4,68 3,84 3,76

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,61 5,19 5,18

Fen 15 12 2 11,33 76 5,47 6,12 6,26

Toplam: 75 52 13 47,67 64 31,76 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBCabC dc CcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cc CACD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B AaABDAC 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDB   cd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  BbBAADABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIH AE CE OTÇU 606 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,467 320,920 18 224 224 781 28956

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,16 5,19 5,18

Fen 15 5 1 4,67 31 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 33 21 26,00 35 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) c BdabCDcADCD  

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BcBAbC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcaCbCbdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   dDAB    

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACdcaaBcbc  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBA AAc        

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE KABAKCI 607 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,368 320,920 16 213 213 743 27704

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 8 0,33 2 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 32 23 24,33 32 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBA BCcACDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCddAcCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Ccd cBDC  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)   C ccc   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAcDA B    ABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Ca abc caAc  aD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ABOAĞCA 1362 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,885 320,920 25 295 295 1097 38930

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,02 4,12 4,26

Matematik 15 3 1 2,67 18 5,16 5,19 5,18

Fen 15 4 7 1,67 11 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 24 26 15,33 20 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBdabdbcdabDac

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBAACcBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBcCACDdDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) AD A     a     

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) adddAc Ac   DCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 0 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN BALKIR 1528 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,138 320,920 26 299 299 1117 39760

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 4 8 1,33 9 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 9 0,00 0 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 24 37 11,67 16 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) Cc aBa A DcdCab

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dabABdACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABaDdca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) b  b  D ad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDAbca ad  a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdaBcBAc  aa ca

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT SEZER 1222 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,675 320,920 17 220 220 776 28738

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,16 5,19 5,18

Fen 15 4 7 1,67 11 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 38 33 27,00 36 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAacdDAabddCbD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABbACca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCABaDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bcCcdBcdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbADDdCBaCcBABa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bBCBccAcbc  c  

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRANUR ALPTEKİN 1499 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,504 320,920 13 179 179 622 23172

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 5,16 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 40 34 28,67 38 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBCDACDdAbCDbB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBAACbaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBaACDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) adbcbdacda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACdaB abCdcd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBdBbADAcbBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL HAMZA 1689 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,003 320,920 32 353 353 1381 48024

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdcdabcbdabbbcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dabABbcCab

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdadD*cd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abCDcBaaCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdcacdbcDaBddcb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) adbadcdbDcBdcDc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK GÖREN 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,985 320,920 31 332 332 1255 44507

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 1,33 9 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,99 4,69 4,59

Toplam: 75 8 13 3,67 5 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dccC  CbddaCDd 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAcCbda 

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELEBİ 602 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,082 320,920 15 208 208 707 26323

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,02 4,12 4,26

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,16 5,19 5,18

Fen 15 6 4 4,67 31 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 33 22 25,67 34 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baB DACbdA CaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDddcCABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcaC Cb Da

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) ADDAbBaBaB CcAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   bBAA AB  acaB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 1015 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,812 320,920 30 330 330 1246 43906

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 20 55 1,67 2 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CabcdCDbbccdbDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbAcdcaaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcdcdBabca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acCbddcdab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbbcDcddDCdBcaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcaBdddAbdcdBbb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK FERHAT ESEN 604 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,791 320,920 10 157 157 556 21169

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,16 5,19 5,18

Fen 15 9 5 7,33 49 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 42 26 33,33 44 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDbCDAdcCbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ddaCbCD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCbD dc  c

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDACaDacBd B b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBbB bDAaCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KIRAÇ 1272 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,038 320,920 4 70 70 212 9948

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,16 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 57 15 52,00 69 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDA DAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCABdDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcDCBB B 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbdAccABbaaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELBER ERSOY 794 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,434 320,920 6 103 103 344 14634

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,16 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 51 24 43,00 57 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBCcACDAADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACdBCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCbCDaDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCADABDAdb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDabaACBcb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAcDABaBabbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALHAMUT 1403 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,378 320,920 27 310 310 1166 41523

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,16 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 25 50 8,33 11 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) daAaBCaACbccbDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AdddddACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcdbccDCaa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bAabABadCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dacaDACdbacacBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdCdcadbbAabcDa

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAHÇECİ 749 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,539 320,920 21 255 255 924 33235

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 11 -0,67 -4 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 34 37 21,67 29 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCcAaDbdDCDb 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDcAbCAaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) A*BCACDcDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cadDABaAC 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADaAacccDdd BAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) accdddcd dcDcCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KISMETLİ 99 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,619 320,920 11 163 163 573 21732

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 8 1 7,67 51 5,16 5,19 5,18

Fen 15 4 0 4,00 27 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 37 14 32,33 43 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBB DACbcACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ddCdBdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdBdDaDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)   C dBD   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) c AD ACB CBB   

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)     A      CBD 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 0 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇELİ 515 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,713 320,920 9 131 131 442 17275

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,16 5,19 5,18

Fen 15 9 3 8,00 53 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 44 19 37,67 50 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBb d cACDAACbD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCAdddCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcdDb B

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)     dBDBdd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDAaBD  BABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB BbBAA d bBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KULİŞ 1536 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,478 320,920 20 238 238 831 30522

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 6 5 4,33 29 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 5 1,33 9 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 30 24 22,00 29 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBbbACDdAC a

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCAcAdCBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbC d DCD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)   C bcc   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbADDAb D  Bcc 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)  a  b  bDAB  ab

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 0 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN HAMZA 35 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
458,708 320,920 1 14 14 35 2102

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,16 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 68 7 65,67 88 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDcCDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDCBBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL DEŞEN 1472 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,616 320,920 5 99 99 329 14086

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 0 7,00 70 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 0 3,00 30 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 5,16 5,19 5,18

Fen 15 6 2 5,33 36 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 45 10 41,67 56 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR)   BCcACDAdDCbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) B  AAC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBdCbC dDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  C  AB    

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   b AA   bBDDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YASİN ERÜNSAL 700 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,116 320,920 28 314 314 1180 41937

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 1 -0,33 -2 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 0 1 -0,33 -2 5,16 5,19 5,18

Fen 15 0 1 -0,33 -2 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 18 12 14,00 19 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR)     b          

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadACAcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AddCAdDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B bD Bc Cc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)  c             

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) d              

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KURTULUŞ 1431 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,687 320,920 2 63 63 185 9067

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,16 5,19 5,18

Fen 15 12 1 11,67 78 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 55 13 50,67 68 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCDbCDcADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCbCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdDdB  C 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDaDB CBcb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBA AAcABCBDDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSHAB CEYHAN 1621 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,384 320,920 3 68 68 199 9598

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,16 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 56 18 50,00 67 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACdaCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AdBCbCDdDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCbDAcDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaaACBDa BbCBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABdBcDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİ EFE BADAN 1363 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,141 320,920 19 236 236 822 30237

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,16 5,19 5,18

Fen 15 5 9 2,00 13 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 35 36 23,00 31 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBCDAbbbdDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abBbACbcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) caaCACDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbbDABDbbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab AdcD  BAddAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CaAcA aAcdcabCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT EFE CANTÜRK 1428 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,429 320,920 23 277 277 1023 36505

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 1 0 1,00 10 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,16 5,19 5,18

Fen 15 2 13 -2,33 -16 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 29 37 16,67 22 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dcAddbcAacbACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bdbABdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBaDaDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)    D      

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbAbaACBDCBdbcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) adacAadcabBbcaa

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAŞPINAR 751 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,418 320,920 7 111 111 371 15492

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,16 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 46 14 41,33 55 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBbDdCDbACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCABdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sayısal (MAT) AbADDcCBD a    

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAcDABaBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEFES ASLAN 11331 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,153 320,920 14 187 187 656 24362

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,02 4,12 4,26

Matematik 15 8 6 6,00 40 5,16 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 35 27 26,00 35 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBCcACDdAbbDC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDabACbaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cd CAdDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) ADDACdaBDa Cdcd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBdBAADAcbBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN DURU ASLAN 796 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,766 320,920 29 315 315 1186 42163

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 12 -3,00 -20 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 4 5 2,33 16 5,16 5,19 5,18

Fen 15 2 9 -1,00 -7 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 26 34 14,67 20 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ddcab Cc dbdabc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDddACAcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCAC aDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CADABD aa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dDD bca  B Ca  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) ddb c DA bdac c

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ECRİN TÜRKMEN 942 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,324 320,920 12 177 177 612 22851

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,16 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 40 35 28,33 38 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dcbaBCDACDdACDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcbddbcdBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBBDbDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abdcbBDcbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cdADDACdaCdacBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBdBAADAcbBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR URAL 214 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,821 320,920 8 119 119 393 16106

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,16 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 51 23 43,33 58 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAcBCcACDAAdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCdBaDCbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DA DABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdAbcAacDCaBbBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bBCBcBbADAcCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YEDİER 1053 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,089 320,920 24 288 288 1057 37639

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,16 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 28 41 14,33 19 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCaACbcdcbcCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBdAC BbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBcdACaaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   Ac B ba 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbbcCdDBcacddAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBcabcbAcCBaDbc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA OK 692 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,391 320,920 22 258 258 945 33973

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 6,42 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,99 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,02 4,12 4,26

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,21 3,84 3,76

Matematik 15 3 7 0,67 4 5,16 5,19 5,18

Fen 15 3 4 1,67 11 4,12 6,12 6,26

Toplam: 75 28 26 19,33 26 26,91 31,14 31,25

Sözel (TÜR) Ca aBb ACD dCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCdBbACdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN)   CdBBDbD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) c dD BDdbc

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  CbDaAdd bd d  

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C CcAcbd       

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 0 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,177 320,920 27 341 341 1330 46466

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,76 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CabaBbbdbDbAacc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBaddbdbdb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dbaAccbabc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbDbBccCb

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) baccbACdaaccAdc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcCabaAccABbabD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR TETİK 1352 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,411 320,920 24 324 324 1219 43108

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,76 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 22 53 4,33 6 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdadbadCDcACaa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AddAcdAbdc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) adbdadDCac

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DcaDcBcdad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dacacAdBcadadcc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dBdBcaAdDAcaBcc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA NUR GÜRVARDAR 623 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,022 320,920 1 7 7 16 1129

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 15 0 15,00 100 2,76 5,19 5,18

Fen 15 13 1 12,67 84 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 69 4 67,67 90 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBC cCDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABA DABbBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KOÇYİĞİT 1542 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,457 320,920 13 225 225 782 28958

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,76 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 40 35 28,33 38 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBdacabdAaCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAACAcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) ddAcABcAda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACcDaaBcaccb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) adbaAADdadcaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA KURT 1501 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,638 320,920 25 326 326 1234 43579

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,76 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 21 54 3,00 4 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baaCDdCabAcbDCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dbabAddBaA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcBacdbcaa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dddDdBcAbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bcacCdaBDdAbcba

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBcaddadBCdccaB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YUSUF ÖZDEMİR 1054 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,836 320,920 22 294 294 1091 38754

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,76 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 24 51 7,00 9 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AccbDACDcAcbcCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abBcAbddCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bddabbaBaC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abbcbdabba

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDcaBbcaBbCaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aacdcbbAaCBDabd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KELEBEK 1283 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,214 320,920 23 319 319 1206 42793

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,76 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 24 51 7,00 9 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdcBabAaDccabD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBdAcAAdcb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) adbABdDdca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACbdBcaCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdcaDdbcabdacBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CadBcadbcAdbcaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KORKUDAN 1437 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,948 320,920 6 150 150 530 20244

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 1 7,67 77 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 6 7 3,67 24 2,76 5,19 5,18

Fen 15 7 6 5,00 33 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 46 21 39,00 52 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBA BCDACDbAaDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCABdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aACbBdD DB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  ACDABadCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbAaDACcD cB aa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdCBbadcDA  BcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AYDOĞAN 1458 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,728 320,920 10 191 191 662 24604

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 1 9,67 64 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 5 4 3,67 24 2,76 5,19 5,18

Fen 15 6 3 5,00 33 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 36 18 30,00 40 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDA D d D 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) c dba dbaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcB DdDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aACDABD  A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  b aDACB   d Bb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB B cd DAB  a 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KILIÇ 614 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,862 320,920 9 166 166 586 22032

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,76 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 41 33 30,00 40 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBCcACbdACDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) baCdddcCdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcdDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adaDAacBdc

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdbDDbdcD dBbcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBdAbABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA UMUT ŞEVKAY 757 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,741 320,920 12 206 206 703 26210

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 2 3,33 22 2,76 5,19 5,18

Fen 15 2 4 0,67 4 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 40 13 35,67 48 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCc aD A DD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaCAaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CAcBDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDA         

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)  a  b  A c   cD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ÖRGEN 714 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,054 320,920 2 48 48 138 7460

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 11 3 10,00 67 2,76 5,19 5,18

Fen 15 11 3 10,00 67 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 60 12 56,00 75 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCaACDAACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABaDabB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAaDACBaC BABb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)  BCBbBAADAcCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP EMİR ORAN 798 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,269 320,920 16 268 268 979 35286

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,76 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 34 40 20,67 28 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AdcacbbbddDCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaBAACbcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACbBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CbDABbdCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) baDbaaDaDabbacb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdbdAAcbBdBDDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANAN ALHAMOUD 1405 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,353 320,920 29 350 350 1366 47534

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,76 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 16 57 -3,00 -4 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBadD bacdbacC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dbadcbbaCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bcdbbCbdbC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCdabBabCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dcbcacDabdcaBdC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CddBcdbcBaabcda

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SU TANİŞİK 1545 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,830 320,920 5 130 130 441 17247

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 2,76 5,19 5,18

Fen 15 8 7 5,67 38 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 52 22 44,67 60 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCDACbAADaDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) daADABDACa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dDaACcDBcB daAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBbcAADAcCBaDbd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL HAMZA GEDİKLİ 648 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,634 320,920 14 243 243 863 31450

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 3 6,00 40 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 2 3 1,00 10 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,32 3,84 3,76

Fen 15 8 2 7,33 49 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 24 11 20,33 27 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBaDAdD     

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbAa     

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdc     

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbA     

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (FEN) CBdBbBAADA     

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 1 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 1 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
JUDİ MİRAY 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,341 320,920 26 327 327 1235 43648

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,76 5,19 5,18

Fen 15 4 9 1,00 7 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 20 51 3,00 4 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdacbDbCbAcba 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCbBcAacb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dcb cBaacB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbcbaDcab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bCAcbbacbdBacaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dBCBcab cA bcbb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA TAŞPINAR 950 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,262 320,920 4 123 123 417 16514

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 1 7,67 77 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 10 1 9,67 64 2,76 5,19 5,18

Fen 15 3 5 1,33 9 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 48 11 44,33 59 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBC ACbAAcCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BD AACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  bdDAB  CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBD DB   Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBc A  b a D b 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 0 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE AKÇA 672 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,496 320,920 15 257 257 936 33765

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,76 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 35 40 21,67 29 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdAcBCDdCDAACbc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBCAadACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACccBDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACDcBcdab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACdbadbacdacbdb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdCacdbAcABCdab

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA PELİN ŞAH İN 1028 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,723 320,920 20 286 286 1052 37372

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,76 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 27 48 11,00 15 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ddBCDdacddDaabB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBbbddcad

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bcBCdCbdDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BdbabdaAbD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bDbACBDBDacdcAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBdcAAbcaCdcDba

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYDOĞAN 1366 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,588 320,920 28 346 346 1348 46989

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 10 -1,33 -9 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 1 9 -2,00 -13 2,76 5,19 5,18

Fen 15 3 8 0,33 2 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 15 44 0,33 0 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bdadcd c A abCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDaddbc db

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cB CACDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   badabAdc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dc  Ccaac   ccb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) ba  Accdd  bDCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 4 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEL OT 1632 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,659 320,920 21 290 290 1071 38062

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,76 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 28 47 12,33 16 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCcACbbdDCDCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abBAdaAcbd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCdbDBDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BadDbabdCa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDcaabdcdACdca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bdABcbacdbdDabc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÇELİK 1353 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,683 320,920 3 53 53 153 7990

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 11 2 10,33 69 2,76 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 59 14 54,33 72 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCDACbAADaDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) daADABDACa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBDBbBA  AC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAdAdDABCBDDaB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ NUR 809 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,931 320,920 19 278 278 1026 36592

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,76 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 30 45 15,00 20 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAdcdbAaDAdCDc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcbAddACdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCccdDCba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cbCbABDcbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bddcbACdbaBdAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) daCBcdbAcbddBcc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA YA* I 1507 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,272 320,920 18 273 273 1002 35794

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,76 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 28 46 12,67 17 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaBCDAacAcacD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) baCbcAcCa 

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dbCdBcDdDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbDAdbcac

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ddAbDAbcaacabBc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dBCBddcdbdBaBDc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 2 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UBEYDULLAH ERENDEMİR 759 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,830 320,920 11 193 193 667 24945

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 6 7 3,67 24 2,76 5,19 5,18

Fen 15 5 7 2,67 18 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 39 24 31,00 41 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBC cCDdACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCAdAACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdcdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  ACcd    d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbAaDACcD cB aa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C adbaAADda  aD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR İNCEOĞLU 1474 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,646 320,920 7 154 154 550 20840

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,76 5,19 5,18

Fen 15 9 3 8,00 53 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 45 26 36,33 48 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCDACcAAcCDCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDadACdcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcaCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDAab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dabACcDBDBb acd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  BbBAbD BCBcDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARACA 1335 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,984 320,920 17 271 271 989 35511

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,76 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 28 47 12,33 16 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBdbDdCDcAaCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) daabdaAdac

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AadadaacbC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdcAdbACc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dacAbcacDabCdAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcAcdbbAabcDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN D* IOĞLU 1367 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,940 320,920 8 161 161 571 21679

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 29 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,45 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,91 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,32 3,84 3,76

Matematik 15 4 5 2,33 16 2,76 5,19 5,18

Fen 15 8 5 6,33 42 3,84 6,12 6,26

Toplam: 75 47 20 40,33 54 23,55 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baBCaACDAdDCDCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACcBaC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dacACc B B   b 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   dBAbDABCBaDbc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 4 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR TUN     Ç 1025 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,362 320,920 34 337 337 1297 45583

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,97 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 22 53 4,33 6 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBcaBdbbabcdbcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdcdbaBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dACABcDabc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abCDbacabc

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbcbaAbcbdaBcda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) baacdBdAacdaBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİRHAN GÖREN 799 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,660 320,920 1 34 34 103 5856

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 13 2 12,33 82 2,97 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 61 13 56,67 76 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) ABBCaACDAADdaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBbACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCddD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BaADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBcBdCBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADAdCBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN AYDIN 1371 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,372 320,920 17 217 217 751 27875

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 1 1,67 17 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 5 3 4,00 27 2,97 5,19 5,18

Fen 15 8 3 7,00 47 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 30 23 22,33 30 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBCbACbAAbCaCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abad Cb CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBaCd baD 

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   dD B    

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)  c ACdDc B   A 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBA AAcA CBaD  

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA HÜNER 1524 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,737 320,920 21 267 267 972 34822

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 29 46 13,67 18 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AacdDAdadbDaDCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BcBAACdaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cdBCbaDcab

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbcacdacdb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AccbdabcadACBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADAdbcacCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAGER BAYSAL 367 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,230 320,920 7 108 108 361 15166

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 11 2 10,33 69 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 5 7,33 49 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 48 21 41,00 55 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB aBbDACDAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCddAACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAdcBBDCc 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cdCbABDd A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcD BBAB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCabBA bABaBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN CAN ORAN 196 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,128 320,920 11 155 155 553 21101

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 8 4 6,67 44 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 4 7,67 51 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 41 23 33,33 44 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) b cBBb ACDAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) A ddBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) a CAB DCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) ccabdBDcb 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  bAaDACcD BBcB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBb AA AcaBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY YARE NAKBABA 1317 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,885 320,920 31 323 323 1217 43031

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,97 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 22 53 4,33 6 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CdABaaacaabdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCbBdbaBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAdcdcbacc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bcdacdbBdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dadbccadbCaadBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCadaAcbAddBab

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ELMAS 1369 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,639 320,920 35 344 344 1341 46881

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,97 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) *dddDddDddDdDdd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDdddddddd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ddddddDdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dddDddDddD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dDDdddDdDdddddd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) ddddddDddddDDdd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ 345 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,431 320,920 13 170 170 590 22107

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 2,97 5,19 5,18

Fen 15 3 11 -0,67 -4 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 47 27 38,00 51 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCabCaAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCdBdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAbbACBadaBdBD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dBCcbdddbdc dcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR EŞİTER 639 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,102 320,920 15 202 202 698 26132

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 4 2,67 18 2,97 5,19 5,18

Fen 15 5 8 2,33 16 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 40 26 31,33 42 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) caBCDAaDAdDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACbBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcBCdCDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdDdBcdCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADadCabB       

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aabBAdadBC a bB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURÇİN APTİKADİROĞLU 647 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,317 320,920 5 104 104 346 14651

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 9 3 8,00 53 2,97 5,19 5,18

Fen 15 7 6 5,00 33 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 53 15 48,00 64 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CB BBCDAbDAdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CcBdDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdAa AaBDC B BD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)  BdBbBAAbA adaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAP MUHAMED 1370 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,581 320,920 30 321 321 1213 42905

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,97 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 24 51 7,00 9 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) daBCDdCaAcadcda

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdbcacBdb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBcCdCbacb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BbdDdBDbdD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AcbACdcdaddbada

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) ddcBdAbbcdaDaCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
E N E S   M E RAKMAN 762 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,995 320,920 26 297 297 1105 39263

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,97 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 27 48 11,00 15 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AaBdcACaAbDCcCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abaAACdadd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCcbDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cbdDcacbCa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDcbBacacbddAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CccdbdcAcdBcbbc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU GÜNER 137 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,742 320,920 25 292 292 1081 38424

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,97 5,19 5,18

Fen 15 5 10 1,67 11 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 25 50 8,33 11 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) caBaabCDAdDbDac

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDcdAdbcdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bdabAbcBcd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) addDdBccab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AacAdBDdbBbCaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bcccAbbABbdacCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURU ERGÜNEN 1504 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,182 320,920 29 316 316 1190 42278

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 2,97 5,19 5,18

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 26 49 9,67 13 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbcBbcACDdAaDc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAaAbdcb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abCdBdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCacBDaab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cdcabcadbCadbcc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CabdbacdbcBdBac

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAAN GÜNER 625 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,983 320,920 16 205 205 702 26153

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 6 1 5,67 57 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 6 2,00 13 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 3 8,00 53 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 36 28 26,67 36 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBbaACDdADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDBbdCbabd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcdCbCbdaC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) d ADABD C 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaaAaB cbB   c 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBbBAA AB  cDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFSANUR KÖPRÜLÜ 1116 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,485 320,920 24 283 283 1048 37253

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,97 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 29 46 13,67 18 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CabaaCcAbacbCDc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bdCAadbCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) adbABaDaDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCadBaBdc

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbbAaaDbaBdBb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBcaddadcCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFSANUR MUTLU 239 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,148 320,920 4 91 91 311 13521

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 9 4 7,67 51 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 2 8,33 56 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 54 15 49,00 65 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCcACDdADdDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDadACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACcDBaB  BAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   bBAAD BC DDbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN GÜNER 938 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,220 320,920 10 152 152 536 20399

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 7 7 4,67 31 2,97 5,19 5,18

Fen 15 10 5 8,33 56 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 40 34 28,67 38 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) cBBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdbAaAddc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBcddabcDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCAbcaadbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AabACcDdaBbCd C

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBdaAAbAdCBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİNDENİZ KARAKUŞ 1509 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,755 320,920 12 168 168 588 22049

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 45 27 36,00 48 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bccCaACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDdbACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCbCbaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) c ADABDdCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Aa AdaDBaBd acd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAccAaddcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAN 1383 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,736 320,920 23 280 280 1030 36636

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,97 5,19 5,18

Fen 15 7 8 4,33 29 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 29 46 13,67 18 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) baAccdbACDAdabD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBbABAbadc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) bcCdaabCac

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adCcABDdbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) babaDcdBaCBdAcc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) badBcBcdDABCcDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA MİNA YÜKSEL 1340 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,870 320,920 28 311 311 1171 41632

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,97 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 28 47 12,33 16 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBdCcbCadbDbcad

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAAbcdCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABcCdbDaca

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) daADABDcab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cDbAdcDdaabbddC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dcABdcabdadccCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİSU ÖCAL 966 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,951 320,920 19 249 249 892 32293

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,97 5,19 5,18

Fen 15 6 8 3,33 22 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 35 39 22,00 29 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbacabbCDccCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbAddACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCcBBDabd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cAaDABDaaA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cdADDACdadcadBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) b* BAaAdbAddcDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜVEN GÜMÜŞ 634 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,199 320,920 8 129 129 439 17184

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,97 5,19 5,18

Fen 15 11 4 9,67 64 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 51 23 43,33 58 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBCadbDAADCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDaAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AdBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDAB dCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDAaBDBadbddAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABdAcABCBaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE   ALKADDUR 1695 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,034 320,920 32 325 325 1229 43505

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,97 5,19 5,18

Fen 15 4 11 0,33 2 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 22 53 4,33 6 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bcBbDACDdbabcba

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dbacAdAdCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dadCbCaBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cbbabaDcdb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bbDbCdacbdAbBca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdAddcDAcadbcbd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR AYAN 1440 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,850 320,920 9 146 146 497 19156

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 5 6 3,00 20 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 2 8,33 56 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 45 17 39,33 52 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBAaB cACDAACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbABdACB 

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABdDC c

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D CDcBDBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cdAD cCaa cB B 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB B dAADAB  cD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN DOĞAN 711 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,400 320,920 22 275 275 1013 36161

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 1 13 -3,33 -22 2,97 5,19 5,18

Fen 15 12 3 11,00 73 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 29 45 14,00 19 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBdaBbacCbAcdbb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) baCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) acdbBcaCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbbbdcabd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbbbD acbaccbda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAcDAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL AŞKIN 967 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,135 320,920 2 39 39 113 6232

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 12 3 11,00 73 2,97 5,19 5,18

Fen 15 14 1 13,67 91 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 57 18 51,00 68 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBbBBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCAdbAaBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCbcaDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adCbABaBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDacBAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBdBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DAK 624 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,276 320,920 27 301 301 1124 40122

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,97 5,19 5,18

Fen 15 6 9 3,00 20 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 26 49 9,67 13 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) dBd*cacACadddDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCbadbCBb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dbCABBaaDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aAdacaaaaA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AddbDdCBaaaadaa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCBbcAAcdaaBcb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GASIMLI 224 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,714 320,920 14 184 184 635 23654

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 6 5 4,33 29 2,97 5,19 5,18

Fen 15 11 3 10,00 67 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 40 30 30,00 40 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) cBaaDdCaAcDCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abBdACbabA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCbbDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) caADbBcbCc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADbAbBaaDB    b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  BbdAADABCBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EMİR ÖZDEMİR 76 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,648 320,920 33 329 329 1240 43761

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,97 5,19 5,18

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 27 48 11,00 15 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AcBdcbbbAdbCbCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BacAcaABCc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cdaabCbcDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABbACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cbcdaBcabdbCaca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdbadcabcbcbaCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NEHİR ÖZDEMİR 802 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,917 320,920 6 105 105 350 14881

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 10 4 8,67 58 2,97 5,19 5,18

Fen 15 10 3 9,00 60 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 47 20 40,33 54 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBC ACbdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  dCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCccdaCbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a CcABD  d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bCADbACcD BBABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCd BdADABd DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YÜKSEL 712 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,398 320,920 3 73 73 218 10063

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,97 5,19 5,18

Fen 15 13 2 12,33 82 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 59 16 53,67 72 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBCDACDdACaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCAaAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCABBDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADaACcDdccbdD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBdBABAADABdBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT YUSUF GÜVENÇ 411 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,296 320,920 20 252 252 907 32779

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,97 5,19 5,18

Fen 15 9 6 7,00 47 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 33 42 19,00 25 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) AdaaDcaDAAbCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAcCABdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBaCbdbaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCcDccadbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cbaddaDBccbbddd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAdbADAcbacDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE AKSA BAĞCI 1038 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,436 320,920 18 242 242 859 31310

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 35 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,38 7,17 7,22

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,03 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,22 4,12 4,26

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,90 3,84 3,76

Matematik 15 3 9 0,00 0 2,97 5,19 5,18

Fen 15 8 4 6,67 44 5,19 6,12 6,26

Toplam: 75 32 37 19,67 26 24,69 31,14 31,25

Sözel (TÜR) CBABBabAbcbdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABadBcdCda

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcadBdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abaDbBbcCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdAbaA  D dacda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBcdbA ABbB  

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER YURTSEVEN 973 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,781 320,920 10 167 167 587 22043

Puanı Hesaplanan: 354 354 1389 48512

Katılımlar: 32 366 366 1403 48711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,68 7,17 7,22

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,89 4,69 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,02 4,12 4,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,99 3,84 3,76

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,18 5,19 5,18

Fen 15 5 1 4,67 31 5,77 6,12 6,26

Toplam: 75 44 20 37,33 50 26,52 31,14 31,25

Sözel (TÜR) bBBaacCbAAaCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBAbCAaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABadACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdDABDcCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AabAdBDBcB  BAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) b       B  DDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
