
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

1 1170 HASAN EMİR ÇAKIR 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,784 1 1 1 1 11
% 0,01

2 1938 TAHA SÜRMELİ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 83 6 81,00 465,094 1 2 2 44 556
% 0,69

3 886 YAĞMUR AYKIN 8I 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 0 16,00 18 1 17,67 81 4 79,67 459,550 1 3 3 59 828
% 1,02

4 1709 DURU MİRAY ALVER 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 82 5 80,33 458,804 2 4 4 63 866
% 1,07

5 1702 DENİZ EFE AKPINAR 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 1 14,67 17 3 16,00 80 6 78,01 456,062 3 5 5 73 1010
% 1,25

6 1453 HİLAL YENİAY 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 17 2 16,33 80 3 79,00 453,680 2 6 6 80 1165
% 1,44

7 1893 ELİF DİLA ONAT 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 81 9 78,00 452,503 4 7 7 87 1241
% 1,53

8 1102 ZEYNEP AZRA DERE 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 20 0 20,00 79 5 77,34 449,204 5 8 8 95 1496
% 1,84

9 1206 BAŞAK KORKMAZ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 17 3 16,00 78 10 74,67 445,023 6 9 9 112 1842
% 2,27

10 475 NAZLI ASLAN 8I 16 4 14,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 0 14,00 20 0 20,00 76 7 73,67 442,556 2 10 10 128 2079
% 2,56

11 1923 AHMET ERDEM ÇALIŞKAN8C 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 78 7 75,68 442,220 3 11 11 129 2102
% 2,59

12 752 BARAN BİLGİN 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 18 0 18,00 76 0 76,00 440,710 1 12 12 136 2257
% 2,78

13 1486 YİĞİT ERŞAHİN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 17 3 16,00 78 8 75,33 437,750 7 13 13 151 2553
% 3,15

14 825 NİSA YAĞMUR ÇEKÜÇ 8H 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 17 3 16,00 76 10 72,66 433,444 1 14 14 177 3083
% 3,80

15 1108 BUSE GÜRBÜZ 8A 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 77 8 74,33 433,108 8 15 15 182 3123
% 3,85

16 937 NEHİR YILMAZ 8L 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 3 7,00 18 2 17,33 75 6 73,00 431,173 1 16 16 191 3356
% 4,14

17 1903 DORUK KAHRAMAN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 75 10 71,68 428,410 9 17 17 209 3735
% 4,61

18 1073 EGE EMİR KARA 8H 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 2 8,33 19 0 19,00 74 5 72,33 428,097 2 18 18 216 3783
% 4,67

19 1395 İPEK YAŞIRTU 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 17 3 16,00 74 8 71,34 427,582 2 19 19 223 3863
% 4,76

20 1005 KUTAY AKTAŞ 8L 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 19 1 18,67 74 4 72,67 426,197 2 20 20 235 4057
% 5,00

21 1151 BARTU BİÇER 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 6 6,00 19 0 19,00 73 10 69,67 424,501 10 21 21 243 4288
% 5,29

22 1667 İREM BIYIKLI 8C 18 1 17,67 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 1 9,67 18 2 17,33 71 8 68,34 424,060 4 22 22 248 4358
% 5,37

23 1967 ESLEM SARE YAVUZ 8A 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 18 2 17,33 71 6 69,00 421,387 11 23 23 271 4764
% 5,88

24 1291 EYMEN SAYIN 8B 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 6 8,00 17 3 16,00 74 11 70,34 420,097 3 24 24 278 4981
% 6,14

25 917 HİR NUR ORMAN 8L 19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 15 5 13,33 72 10 68,67 416,610 3 25 25 309 5613
% 6,92

26 1014 YAĞMUR VATAN 8L 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 72 8 69,34 415,791 4 26 26 313 5758
% 7,10

27 810 ZEYNEP DURU ÖZLÜ 8A 17 2 16,33 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 13 4 11,67 71 10 67,67 415,113 12 27 27 320 5875
% 7,25

28 822 CEMRESU DOĞAN 8H 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 2 8,33 15 5 13,33 72 9 69,00 414,542 3 28 28 322 5953
% 7,34

29 1282 AYŞE BEYZA ŞEN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 9 6,00 18 2 17,33 74 14 69,33 412,063 4 29 29 339 6445
% 7,95

30 1144 MURAT K ARSLAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 7 4,67 19 1 18,67 73 11 69,34 411,894 13 30 30 344 6477
% 7,99

31 347 CEREN DAĞIDIR 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 14 6 12,00 72 14 67,34 411,156 5 31 31 351 6626
% 8,17

32 0 IRMAK SÜRÜCÜ 8G 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 19 0 19,00 69 6 66,99 408,868 1 32 32 365 7043
% 8,69

33 1482 NİSA AYATA 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 71 15 66,00 407,954 6 33 33 374 7238
% 8,93

                                              1 / 13



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088
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Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020
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KATILIMLAR

34 1519 AHMET SULTANOĞLU 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 17 3 16,00 71 13 66,67 407,040 14 34 34 387 7414
% 9,14

35 1787 İBRAHİM GÜRELER 8L 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 8 3,33 20 0 20,00 71 12 67,00 404,845 5 35 35 404 7908
% 9,75

36 900 EBRAR KATIRCI 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 17 3 16,00 69 10 65,67 403,230 1 36 36 413 8253
% 10

37 1925 ÖMER ASAF KARAKOÇ 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 17 3 16,00 71 12 67,00 402,182 7 37 37 423 8478
% 10

38 1154 DEHA BERK GÜZEY 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 16 4 14,67 69 14 64,34 401,118 15 38 38 438 8753
% 11

39 807 YUNUS YILDIRIM 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 2 8,33 18 2 17,33 68 13 63,66 401,101 1 39 39 439 8761
% 11

40 1141 YUSUF EFE KOL 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 16 3 15,00 69 7 66,67 400,922 16 40 40 441 8816
% 11

41 1142 ELİE MASAL KARA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 9 5,00 19 1 18,67 70 17 64,34 400,550 17 41 41 446 8918
% 11

42 880 FEYZA KÖSE 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 19 1 18,67 68 11 64,33 399,791 1 42 42 451 9091
% 11

43 1477 ELA KISMET 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 18 2 17,33 69 10 65,66 399,732 8 43 43 452 9112
% 11

44 818 DEFNE NAZ ŞEN 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 66 13 61,67 397,990 2 44 44 474 9537
% 12

45 1471 DİLA AKDEMİR 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 67 11 63,33 397,603 9 45 45 477 9621
% 12

46 1251 YAĞIZ TUNCA 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 17 3 16,00 66 17 60,33 397,471 5 46 46 480 9657
% 12

47 1425 EYMEN EFE ÇETİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 15 5 13,33 70 15 65,00 397,278 6 47 47 482 9702
% 12

48 1533 TUANA EMİN 8L 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 2 10,33 16 4 14,67 67 14 62,34 396,338 6 48 48 500 9922
% 12

49 1490 BATIN YILDIZ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 65 13 60,67 395,291 10 49 49 510 10187
% 13

50 1997 AYŞENUR TAN 8L 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 18 2 17,33 68 10 64,66 395,101 7 50 50 513 10238
% 13

51 955 ÖYKÜ MASAL ERVERDİ8F 17 1 16,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 8 5,33 16 3 15,00 68 15 63,00 394,899 2 51 51 515 10287
% 13

52 1111 ALİ YİĞİT NAZLI 8C 13 5 11,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 11 3 10,00 17 3 16,00 67 13 62,66 394,812 11 52 52 516 10300
% 13

53 7 İCLAL KARABULUT 8C 16 4 14,67 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 5 6,33 17 3 16,00 67 15 62,00 393,965 12 53 53 523 10505
% 13

54 1711 AHMET TALHA ESER 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 18 2 17,33 67 11 63,34 393,042 13 54 54 531 10722
% 13

55 1294 EYLÜL SENA ŞENTÜRK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 14 6 12,00 67 19 60,67 393,040 7 55 55 532 10723
% 13

56 1715 ELİF NAZ ÇAKIR 8L 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 8 5,33 18 2 17,33 67 19 60,67 392,238 8 56 56 536 10954
% 14

57 1334 BÜŞRA SOLAK 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 67 12 63,00 392,131 8 57 57 537 10973
% 14

58 1915 MİKAİL EFE ÖZKAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 17 3 16,00 69 16 63,67 391,269 18 58 58 547 11186
% 14

59 1401 HALİL ALANYURT 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 17 3 16,00 67 15 62,00 391,090 9 59 59 550 11235
% 14

60 1480 MERYEM ÖZ 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 16 4 14,67 63 14 58,33 389,702 14 60 60 562 11550
% 14

61 1995 ELİF TUNA ÇEKER 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 15 5 13,33 67 12 63,00 389,214 15 61 61 565 11674
% 14

62 1807 MEHME  SALİH CA N 8K 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 9 9 6,00 16 3 15,00 67 19 60,68 388,370 1 62 62 573 11909
% 15

63 1372 MELİH METE HANGÜL 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 18 2 17,33 67 12 63,00 388,139 10 63 63 580 11984
% 15

64 1332 HAMZA İNAN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 6 8,00 14 6 12,00 68 18 62,01 388,016 11 64 64 582 12003
% 15

65 871 AHMET BATU AKDAĞ 8G 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 0 4,00 17 3 16,00 62 12 57,99 387,799 2 65 65 588 12066
% 15

66 1710 DURU NUR AYDIN 8I 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 16 4 14,67 66 10 62,68 387,437 3 66 66 591 12159
% 15
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67 1716 ELİF SU TOTUŞ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 19 1 18,67 66 12 62,01 386,919 2 67 67 596 12308
% 15

68 878 HASAN ATA BAYIRLI 8E 17 1 16,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 4 2 3,33 16 2 15,33 63 7 60,66 386,894 3 68 68 597 12318
% 15

69 154 KÜBRA KALMUKOĞLU 8I 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 15 2 14,33 12 4 10,67 62 21 55,00 385,907 4 69 69 609 12582
% 16

70 1358 ECRİN ŞİRİN 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 6 3,00 16 4 14,67 65 16 59,67 384,915 12 70 70 618 12881
% 16

71 957 ELİF KELEŞ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 11 5 9,33 14 6 12,00 63 23 55,33 384,475 19 71 71 626 13003
% 16

72 882 İLKİM İPEK ÇİÇEK 8F 16 2 15,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 4 2 3,33 18 2 17,33 62 11 58,32 383,893 3 72 72 634 13176
% 16

73 1130 EREN ÇALIŞKAN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 7 6,67 17 3 16,00 65 21 58,00 383,761 20 73 73 635 13215
% 16

74 1640 AZRA CENNET ÖZDEMİR8L 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 0 2,00 17 3 16,00 65 7 62,67 383,752 9 74 74 636 13219
% 16

75 1558 IRMAK KARADAYI 8L 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 16 4 14,67 63 9 60,01 383,004 10 75 75 645 13429
% 17

76 925 DURU ÇELİK 8E 15 3 14,00 9 1 8,67 4 0 4,00 10 0 10,00 4 3 3,00 19 1 18,67 61 8 58,34 382,497 4 76 76 650 13575
% 17

77 1785 ASUDE KARAMAN 8B 19 1 18,67 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 8 7 5,67 13 7 10,67 64 20 57,34 382,159 13 77 77 654 13669
% 17

78 1234 EYMEN GÜNEŞ 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 16 3 15,00 65 12 61,01 380,150 21 78 78 677 14275
% 18

79 1729 EGE ÜSTÜN 8I 15 5 13,33 6 3 5,00 4 5 2,33 6 1 5,67 12 0 12,00 15 5 13,33 58 19 51,66 380,073 5 79 79 678 14297
% 18

80 1320 MERT EYMEN UĞURLU 8H 15 5 13,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 16 2 15,33 63 15 58,00 379,607 4 80 80 686 14433
% 18

81 961 ECRİN KUŞCU 8I 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 4 3 3,00 15 5 13,33 60 14 55,33 379,401 6 81 81 689 14484
% 18

82 220 ALPEREN GÜ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 15 4 13,67 63 14 58,34 379,008 14 82 82 692 14607
% 18

83 1592 ECRİN NİSA DİKMEN 8G 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 2 4 0,67 17 3 16,00 62 13 57,67 378,874 3 83 83 693 14639
% 18

84 1473 MERT ÇAY 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 14 6 12,00 64 17 58,34 378,823 16 84 84 694 14665
% 18

85 159 AHMET EREN YAZAR 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 15 5 13,33 64 15 59,00 378,226 4 85 85 700 14831
% 18

86 1344 İLAYDA EROĞLU 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 15 4 13,67 64 13 59,67 378,133 15 86 86 701 14845
% 18

87 911 YUSUF TAŞKIN 8F 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 15 5 13,33 64 13 59,67 377,829 5 87 87 706 14931
% 18

88 104 SARP FİDAN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 14 6 12,00 64 18 57,99 377,722 22 88 88 709 14959
% 18

89 821 GÖKAY KIRCAOĞLU 8E 15 3 14,00 10 0 10,00 9 0 9,00 8 1 7,67 7 4 5,67 14 4 12,67 63 12 59,01 377,275 5 89 89 713 15096
% 19

90 1556 ELİF AYDIN 8I 14 5 12,33 6 4 4,67 5 2 4,33 10 0 10,00 12 2 11,33 14 6 12,00 61 19 54,66 377,169 7 90 90 715 15131
% 19

91 896 UTKU YAKIŞIR 8I 14 6 12,00 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 2 14,33 12 8 9,33 62 24 54,00 376,968 8 91 91 721 15193
% 19

92 1497 METEHAN YAĞCI 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 14 5 12,33 64 19 57,67 376,579 17 92 92 730 15317
% 19

93 1600 YAREN NISA GÜLER 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 11 0,33 16 4 14,67 65 20 58,33 375,790 23 93 93 741 15551
% 19

94 1415 CEYDA ESEN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 62 14 57,33 374,972 16 94 94 746 15790
% 19

95 1535 ŞAHİN ALİYEV 8H 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 7 3,67 15 5 13,33 66 17 60,33 374,040 5 95 95 753 16101
% 20

96 1750 ESLEM ÖZTÜRK 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 5 10 1,67 17 3 16,00 65 18 59,01 373,871 3 96 96 754 16156
% 20

97 1387 BURAK ABİK 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 8 3,33 17 3 16,00 62 22 54,67 372,848 17 97 97 772 16483
% 20

98 1723 MEHMET BARAN ŞIK 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 65 19 58,68 371,202 24 98 98 794 16979
% 21

99 895 SEZİN ELİF YILMAZ 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 8 2,33 14 5 12,33 64 18 58,00 371,087 6 99 99 797 17017
% 21
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Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

100 889 SUDENAZ ÇELİK 8B 18 2 17,33 6 3 5,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 5 5,33 13 7 10,67 60 20 53,33 370,750 18 100 100 802 17122
% 21

101 1831 EMİN YILDIRIM 8F 16 3 15,00 8 2 7,33 4 5 2,33 10 0 10,00 4 3 3,00 17 3 16,00 59 16 53,66 370,459 6 101 101 803 17215
% 21

102 1889 YİĞİT EREN CEYLAN 8F 15 3 14,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 5 2 4,33 15 4 13,67 59 13 54,67 368,765 7 102 102 816 17690
% 22

103 675 ZEYNEP NUR TİRYAKİ 8C 17 3 16,00 6 4 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 6 2,00 16 4 14,67 60 19 53,68 368,739 18 103 103 817 17700
% 22

104 1306 MUSTAFA TAŞK IN 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 6 4,00 15 5 13,33 63 19 56,67 368,698 4 104 104 819 17709
% 22

105 816 OĞUZ METE ŞEN 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 14 4 12,67 64 18 58,00 367,860 7 105 105 827 17951
% 22

106 850 İBRAHİM KARAGÜLLE 8K 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 7 6,67 15 5 13,33 60 23 52,34 367,384 2 106 106 828 18079
% 22

107 1368 İSMAİL TAHA ER 8B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 10 5,67 13 7 10,67 64 23 56,35 366,940 19 107 107 837 18207
% 22

108 1004 ELA GÜL ÖKSÜZ 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 2 0,33 16 4 14,67 61 12 57,00 366,729 6 108 108 841 18267
% 23

109 82 FURKAN DÜZENCİ 8H 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 13 6 11,00 61 18 55,01 366,212 7 109 109 848 18416
% 23

110 1410 AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 13 4 11,67 60 12 56,01 365,994 20 110 110 854 18480
% 23

111 417 HAYALCEYLİN KAHRAMAN8L 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 14 0,33 14 6 12,00 64 25 55,66 364,786 11 111 111 863 18844
% 23

112 1560 KAAN GÜLEZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 7 10,67 61 19 54,66 363,462 25 112 112 872 19234
% 24

113 1669 BERRA NUR KOÇ 8I 10 10 6,67 3 1 2,67 6 1 5,67 6 4 4,67 15 0 15,00 14 3 13,00 54 19 47,68 363,418 9 113 113 873 19252
% 24

114 1394 ESMANUR ACAR 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 2 1,33 13 3 12,00 60 10 56,67 362,194 21 114 114 886 19627
% 24

115 1680 BATU GÜN 8B 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 6 8,00 14 6 12,00 64 22 56,67 361,770 22 115 115 894 19761
% 24

116 1380 YİĞİT KARACA 8B 14 5 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 9 0 9,00 10 2 9,33 12 7 9,67 58 20 51,33 361,246 23 116 116 899 19929
% 25

117 1160 GÖKAY GÜLER 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 13 7 10,67 62 17 56,34 360,946 26 117 117 905 20030
% 25

118 1861 SEDEF TUANA KARA 8I 17 1 16,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 0 9,00 5 3 4,00 12 7 9,67 57 15 52,00 360,014 10 118 118 917 20342
% 25

119 1888 EFE ALBAYRAK 8E 14 5 12,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 1 6,67 7 3 6,00 14 5 12,33 57 18 51,00 358,749 8 119 119 934 20732
% 26

120 830 ARMİNA UĞUR 8H 14 4 12,67 6 2 5,33 7 1 6,67 10 0 10,00 3 1 2,67 16 4 14,67 56 12 52,01 358,302 8 120 120 941 20872
% 26

121 1591 ILGIN ERTÜRK 8F 16 2 15,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 13 5 11,33 57 14 52,32 357,097 8 121 121 954 21248
% 26

122 1361 YASMİNA TUNALI 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 9 8 6,33 61 19 54,66 356,976 24 122 122 958 21284
% 26

123 1447 AÇELYA GÖREN 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 13 7 10,67 59 16 53,67 355,880 19 123 123 967 21611
% 27

124 1303 CER   ÇELEBİ 8B 15 4 13,67 8 1 7,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 1 6,67 10 4 8,67 56 13 51,68 355,616 25 124 124 971 21710
% 27

125 848 EMİRHAN GÜZEL 8I 15 3 14,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 3 6 1,00 14 4 12,67 58 15 53,01 355,211 11 125 125 974 21834
% 27

126 1778 OZAN BİLGE 8I 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 13 6 11,00 59 15 54,01 354,576 12 126 126 979 22031
% 27

127 834 NİSA SAĞDIÇ 8K 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 6 3,00 14 5 12,33 56 23 48,33 354,347 3 127 127 982 22098
% 27

128 1543 ECRİN İPEK 8F 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 4 3 3,00 18 2 17,33 52 18 45,99 353,411 9 128 128 992 22400
% 28

129 1413 IRMAK EREN 8C 19 0 19,00 4 4 2,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 4 0,67 13 6 11,00 53 17 47,34 353,224 20 129 129 996 22461
% 28

130 990 BİJGE RANA BÜLBÜL 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 5 7 2,67 13 7 10,67 59 22 51,68 352,866 10 130 130 1001 22594
% 28

131 284 ALİ YİĞİT ÖZEREN 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 12 8 9,33 60 29 50,34 352,632 4 131 131 1005 22692
% 28

132 1098 YUSUF AYDIN 8D 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 10 3,67 10 9 7,00 62 23 54,34 352,619 5 132 132 1006 22701
% 28
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

133 1526 RÜZGAR KAYRA HAZAR8A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 8 8,33 58 21 51,00 352,456 27 133 133 1008 22761
% 28

134 839 ZEYNEP DİREK 8L 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 0 2,00 11 9 8,00 58 14 53,33 352,105 12 134 134 1011 22869
% 28

135 1929 ALPEREN GÖK 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 1 4,67 10 1 9,67 11 9 8,00 55 22 47,67 351,680 11 135 135 1015 23018
% 28

136 1792 İPEK NUR TÜYLÜOĞLU 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 58 19 51,67 351,202 6 136 136 1022 23183
% 29

137 1487 AHMET ÇELİK 8C 14 6 12,00 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 9 5 7,33 14 5 12,33 53 26 44,32 351,048 21 137 137 1023 23232
% 29

138 1771 FATİH ATEŞOĞLU 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 12 5 10,33 58 19 51,66 350,871 9 138 138 1025 23298
% 29

139 126 YİĞİ 8I 12 2 11,33 4 3 3,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 12 6 10,00 53 14 48,33 350,002 13 139 139 1036 23567
% 29

140 979 YUSUF TALHA AKDOĞAN8L 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 7 4,67 14 6 12,00 59 25 50,68 348,851 13 140 140 1051 23926
% 30

141 1153 NEHİR BABAR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 11 1,33 12 5 10,33 59 24 51,00 347,719 28 141 141 1066 24301
% 30

142 1694 CAFER AK 8F 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 0 8,00 11 9 8,00 57 21 50,00 347,360 12 142 142 1070 24406
% 30

143 1019 SAİM HAMZA ÖZTÜRK 8I 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 5 6,33 11 6 9,00 55 25 46,66 347,221 14 143 143 1071 24465
% 30

144 0 **E 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 4 2,67 15 5 13,33 57 20 50,34 347,001 13 144 144 1074 24538
% 30

145 1891 YİĞİT KARAN 8I 13 7 10,67 8 2 7,33 6 2 5,33 10 0 10,00 3 1 2,67 15 5 13,33 55 17 49,33 344,896 15 145 145 1095 25231
% 31

146 856 TUANA ÜZÜMCÜ 8F 15 2 14,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 4 3 3,00 12 6 10,00 54 18 47,99 344,701 14 146 146 1096 25293
% 31

147 1124 EMİR KAHRAMAN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 13 7 10,67 56 23 48,34 344,414 22 147 147 1100 25376
% 31

148 1597 ÇAĞAN TAN 8D 14 4 12,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 8 1,33 13 6 11,00 57 21 50,00 342,645 7 148 148 1114 25951
% 32

149 888 ECRİN DENİZ ÖLÇEK 8L 15 2 14,33 9 1 8,67 5 1 4,67 7 0 7,00 3 3 2,00 12 5 10,33 51 12 47,00 342,048 14 149 149 1124 26154
% 32

150 983 BİLAL DALGIÇ 8F 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 6 2,00 14 6 12,00 56 24 48,00 341,406 15 150 150 1127 26360
% 33

151 1076 ELİF HİSAR 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 4 2,67 2 1 1,67 12 6 10,00 50 18 44,00 340,915 16 151 151 1137 26537
% 33

152 1902 ZEYNEP AKARSU 8D 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 8 0,33 13 7 10,67 59 22 51,67 340,530 8 152 152 1141 26652
% 33

153 902 NUH ÇAKAL 8K 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 10 6,67 12 8 9,33 58 31 47,67 340,516 4 153 153 1142 26659
% 33

154 1863 SEVDENUR ÇETİNER 8K 15 3 14,00 8 2 7,33 4 4 2,67 9 0 9,00 4 4 2,67 12 5 10,33 52 18 46,00 340,436 5 154 154 1145 26685
% 33

155 978 BATIN EGE DALKIRAN 8L 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 7 2,67 10 10 6,67 56 26 47,33 340,351 15 155 155 1147 26721
% 33

156 1207 ASLI AKTAŞ 8D 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 6 0 6,00 9 8 6,33 52 18 46,00 339,787 9 156 156 1154 26903
% 33

157 985 ÖMER GÖGEN 8D 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 8 8 5,33 56 17 50,33 338,830 10 157 157 1166 27197
% 34

158 916 BERKE KIR 8G 13 5 11,33 6 4 4,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 5 6,33 11 6 9,00 52 22 44,67 338,581 5 158 158 1170 27273
% 34

159 1498 CAN AZİZ KARAKAŞ 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 1 6,67 7 3 6,00 11 6 9,00 53 21 46,00 338,065 23 159 159 1178 27447
% 34

160 1696 CEVATSALİH AŞKIN 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 14 5 12,33 49 12 45,00 338,026 6 160 160 1179 27454
% 34

161 1843 GÖKAY ÜÇÜNCÜ 8I 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 7 1,67 12 5 10,33 57 21 50,01 337,017 16 161 161 1187 27798
% 34

162 1626 ELİF BÜŞRA TOKLUCU 8G 16 4 14,67 9 1 8,67 7 1 6,67 1 0 1,00 2 2 1,33 13 7 10,67 48 15 43,01 336,787 7 162 162 1192 27893
% 34

163 1417 ECRİN İNCEKARA 8B 16 3 15,00 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 0 1 -0,33 9 2 8,33 51 8 48,34 335,331 26 163 163 1203 28395
% 35

164 1429 NAZ IRMAK 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 8 0,33 13 7 10,67 54 26 45,33 334,036 24 164 164 1216 28820
% 36

165 1035 ENSAR METİN 8E 11 5 9,33 7 2 6,33 8 0 8,00 9 0 9,00 3 4 1,67 14 4 12,67 52 15 47,00 333,991 9 165 165 1217 28839
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

166 1900 YUSUF İTİL 8H 13 4 11,67 9 0 9,00 8 0 8,00 8 2 7,33 4 1 3,67 10 8 7,33 52 15 47,00 332,552 10 166 166 1230 29308
% 36

167 1899 YUSUF EMİR KASAN 8G 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 8 0,33 16 4 14,67 54 25 45,67 331,762 8 167 167 1234 29555
% 36

168 1930 Ö YUSUF MELEKENOĞLU8B 17 1 16,67 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 2 1 1,67 4 1 3,67 49 6 47,01 331,589 27 168 168 1238 29625
% 37

169 1818 NOUR SHAMİ 8L 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 2 2,33 9 8 6,33 51 21 44,00 329,956 16 169 169 1263 30176
% 37

170 956 BERRAK BERİL KALE 8G 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 5 4,33 13 7 10,67 53 28 43,66 329,896 9 170 170 1264 30195
% 37

171 1451 YİĞİT ENSAR DEMİR AN8C 14 4 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 11 6 9,00 51 23 43,34 329,732 25 171 171 1266 30260
% 37

172 1819 NURSENA AKBAŞ 8L 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 3 2 2,33 11 8 8,33 51 20 44,33 329,591 17 172 172 1268 30329
% 37

173 875 DAMLA NİDA ILGAR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 6 2 5,33 8 7 5,67 49 21 41,99 329,437 18 173 173 1270 30380
% 37

174 1820 METİN EFE GEBEŞ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 4 8 1,33 9 4 7,67 52 23 44,33 329,434 11 174 174 1271 30381
% 37

175 1833 HAMZA V TAN 8H 11 3 10,00 6 3 5,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 7 2,67 14 6 12,00 51 24 43,01 329,341 11 175 175 1272 30412
% 38

176 1460 ECE MOLLA 8C 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 8 1,33 14 5 12,33 53 26 44,33 328,704 26 176 176 1279 30645
% 38

177 1823 MİRAÇ YİĞİT ŞENTEPE 8C 14 4 12,67 7 3 6,00 7 1 6,67 10 0 10,00 4 8 1,33 11 9 8,00 53 25 44,67 326,230 27 177 177 1305 31448
% 39

178 784 YASİN YILDIZ 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 13 1,67 10 9 7,00 54 33 43,01 325,524 12 178 178 1314 31695
% 39

179 1554 EBUBEKİR İHTİYAROĞLU8L 11 9 8,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 6 4,00 14 6 12,00 51 30 41,00 324,906 19 179 179 1324 31912
% 39

180 1213 ÖMER FARUK MAMUR 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 12 0,00 15 5 13,33 54 32 43,33 324,686 29 180 180 1326 31991
% 39

181 1635 ECENAZ KORKMAZ 8I 12 5 10,33 9 0 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 6 4 4,67 11 7 8,67 48 23 40,34 323,774 17 181 181 1335 32311
% 40

182 763 BELİNAY EROĞLU 8D 11 6 9,00 6 2 5,33 6 2 5,33 4 3 3,00 5 7 2,67 14 2 13,33 46 22 38,66 323,769 13 182 182 1336 32314
% 40

183 1895 YUSUF BİNİCİ 8E 13 5 11,33 5 3 4,00 8 1 7,67 8 1 7,67 2 5 0,33 13 6 11,00 49 21 42,00 323,615 10 183 183 1337 32368
% 40

184 1275 ERVA TÜMER 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 9 8 6,33 53 24 45,00 322,109 28 184 184 1346 32916
% 41

185 1488 AYÇA ÖZTÜR K 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 9 1,00 12 8 9,33 52 31 41,66 321,289 28 185 185 1356 33193
% 41

186 943 ECRİN SATILMIŞ 8E 16 2 15,33 6 1 5,67 6 1 5,67 10 0 10,00 6 1 5,67 44 5 42,34 320,789 11 186 186 1362 33365
% 41

187 0 RANA KUL 8İ 13 4 11,67 5 2 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 4 5,67 7 5 5,33 46 20 39,33 320,264 1 187 187 1370 33566
% 41

188 1801 KADİRCAN EKSER 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 2 4,33 6 3 5,00 6 2 5,33 12 8 9,33 47 27 37,99 320,063 30 188 188 1375 33650
% 41

189 861 MUSTAFAEMRE GÜLTEKİN8D 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 15 5 13,33 50 27 40,99 318,739 14 189 189 1384 34108
% 42

190 947 HALİL EFE SARIAYDIN 8F 14 6 12,00 1 4 -0,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 1 1,67 11 7 8,67 46 20 39,34 318,239 17 190 190 1389 34278
% 42

191 1454 ECRİN ATILGAN 8C 9 6 7,00 6 1 5,67 5 1 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 15 5 13,33 48 20 41,34 316,413 29 191 191 1408 34940
% 43

192 1704 ELİF CEYLAN 8H 14 0 14,00 5 3 4,00 7 0 7,00 8 0 8,00 1 6 -1,00 9 3 8,00 44 12 40,00 316,395 12 192 192 1411 34953
% 43

193 1384 HALİL EMIR ERDEM 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 5 1,33 11 7 8,67 49 27 40,00 315,930 29 193 193 1418 35148
% 43

194 934 ZEKİYE NUR SEVİM 8I 13 5 11,33 5 3 4,00 7 1 6,67 10 0 10,00 2 0 2,00 9 6 7,00 46 15 41,00 315,818 18 194 194 1422 35181
% 43

195 1815 ÖZNUR ERASLAN 8G 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 4 4 2,67 14 6 12,00 46 31 35,67 315,814 10 195 195 1423 35183
% 43

196 1550 EYMEN AKICI 8A 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 8 4 6,67 10 9 7,00 49 28 39,68 315,813 31 196 196 1424 35184
% 43

197 177 ADA ŞAHİN 8H 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 14 4 12,67 47 23 39,34 315,742 13 197 197 1427 35205
% 43

198 0 MEDİNE KARABULUT 8K 14 3 13,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 7 8 4,33 51 26 42,33 315,438 6 198 198 1434 35307
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

199 1770 HATİCE ÖNÜR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 0 5,00 10 9 7,00 46 18 39,99 315,272 20 199 199 1438 35359
% 44

200 1911 HİRA NUR ÇİÇEK 8A 13 6 11,00 7 2 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 9 1,00 14 6 12,00 46 33 34,99 315,223 32 200 200 1439 35372
% 44

201 765 BETÜL VURAL 8D 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 10 10 6,67 49 23 41,33 314,487 15 201 201 1450 35639
% 44

202 190 MOUAZ FUTİNA 8I 11 9 8,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 1 7,67 3 5 1,33 13 6 11,00 49 26 40,33 314,405 19 202 202 1454 35674
% 44

203 1848 TOPRAK TAŞCI 8D 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 2 0,33 12 8 9,33 46 26 37,33 314,187 16 203 203 1456 35755
% 44

204 814 YAĞIZ EFE ŞEN 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 6 0,00 11 7 8,67 50 26 41,35 313,237 12 204 204 1465 36087
% 45

205 1744 EMİRHAN ÇAVDAR 8F 13 6 11,00 3 4 1,67 7 2 6,33 7 3 6,00 1 2 0,33 13 7 10,67 44 24 36,00 311,866 18 205 205 1483 36613
% 45

206 167 AHMET MİRA 8L 15 4 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 3 4,00 7 10 3,67 45 27 36,01 311,395 21 206 206 1488 36793
% 45

207 42 BARAN POYRAZ 8D 15 3 14,00 6 3 5,00 4 2 3,33 2 1 1,67 1 3 0,00 12 8 9,33 40 20 33,33 311,295 17 207 207 1490 36842
% 45

208 1540 NAZLI MİRAY KARACA 8I 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 8 0,33 10 10 6,67 47 34 35,68 311,111 20 208 208 1491 36922
% 46

209 964 EYLÜL ŞANALAN 8K 15 4 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 3 5 1,33 6 8 3,33 48 22 40,67 310,576 7 209 209 1497 37122
% 46

210 928 DAMLA FİDAN 8F 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 14 1,33 12 8 9,33 50 40 36,66 310,467 19 210 210 1501 37162
% 46

211 1236 ÖYKÜ KÖSE 8K 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 15 -1,00 9 10 5,67 53 33 42,01 309,787 8 211 211 1507 37432
% 46

212 893 ZİYA EFE MERİÇ 8G 12 4 10,67 5 2 4,33 6 2 5,33 5 4 3,67 0 1 -0,33 12 2 11,33 40 15 35,00 309,346 11 212 212 1510 37593
% 46

213 1147 AYSU NİSA KUZU 8A 14 2 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 10 -0,33 9 10 5,67 49 29 39,34 308,818 33 213 213 1517 37771
% 47

214 1010 YUSUF ARSLAN 8F 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 7 1,67 14 4 12,67 45 34 33,67 308,423 20 214 214 1522 37910
% 47

215 147 BEYZA NUR ÖZTAN 8C 15 5 13,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 2 4,33 8 12 4,00 45 32 34,33 308,268 30 215 215 1525 37963
% 47

216 826 EMİR MAHMUT BÜYÜK 8H 15 4 13,67 5 3 4,00 7 1 6,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 7 6 5,00 45 18 39,01 307,785 14 216 216 1538 38134
% 47

217 1808 MELİKŞAH ÜNAL 8K 11 8 8,33 6 4 4,67 5 1 4,67 3 0 3,00 6 5 4,33 11 6 9,00 42 24 34,00 307,703 9 217 217 1541 38160
% 47

218 1438 HAVVANUR KIRNAPCI 8C 12 6 10,00 8 1 7,67 7 1 6,67 5 3 4,00 6 3 5,00 7 9 4,00 45 23 37,34 307,446 31 218 218 1543 38243
% 47

219 1656 AYAZ  *LDIRMAZ 8I 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 12 8 9,33 44 46 28,66 306,570 21 219 219 1554 38585
% 48

220 800 ZEYNEP SU KARASU 8D 8 9 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 3 7,00 8 2 7,33 44 21 36,99 306,498 18 220 220 1556 38608
% 48

221 0 SAFİYE AYAN 8D 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 11 3,33 9 11 5,33 52 35 40,32 306,159 19 221 221 1561 38718
% 48

222 811 ZEYNEP SENA KILIÇ 8F 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 11 8 8,33 43 41 29,33 305,512 21 222 222 1568 38961
% 48

223 1789 İKRA PEHLİVAN 8D 14 4 12,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 3 6 1,00 9 8 6,33 44 29 34,33 305,422 20 223 223 1569 38991
% 48

224 1532 UFUK CEYLAN 8H 14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 4 14 -0,67 9 10 5,67 50 35 38,33 304,729 15 224 224 1582 39263
% 48

225 216 GHENA ALSHAMİ 8G 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 2 8 -0,67 9 10 5,67 48 29 38,32 304,599 12 225 225 1583 39309
% 48

226 1910 ZÜHRE TİLKİ 8F 14 2 13,33 4 4 2,67 5 3 4,00 7 2 6,33 1 5 -0,67 11 9 8,00 42 25 33,66 304,486 22 226 226 1586 39349
% 49

227 1921 KEREM KÖSE 8C 11 7 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 9 7,00 46 25 37,67 304,258 32 227 227 1589 39443
% 49

228 1190 ESLEM ERCAN 8A 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 6 1,00 6 7 3,67 9 8 6,33 47 32 36,33 303,962 34 228 228 1593 39557
% 49

229 1003 TEKİN EĞRİ AY 8K 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 1 8 -1,67 9 9 6,00 47 29 37,33 303,866 10 229 229 1597 39591
% 49

230 775 BURAK SARI 8D 14 3 13,00 4 4 2,67 4 5 2,33 10 0 10,00 3 8 0,33 9 8 6,33 44 28 34,66 302,777 21 230 230 1612 39984
% 49

231 1681 BİLAL YAR 8L 12 6 10,00 4 5 2,33 4 5 2,33 7 3 6,00 4 9 1,00 12 6 10,00 43 34 31,66 301,113 22 231 231 1627 40612
% 50
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

232 1877 TANEM ATLI 8E 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 2 4 0,67 44 20 37,34 301,088 13 232 232 1628 40621
% 50

233 1409 BILGEN KARAKAYA 8B 13 4 11,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 0 10,00 2 0 2,00 5 1 4,67 39 10 35,67 300,832 30 233 233 1631 40709
% 50

234 1862 SENA BETÜL YAŞAR 8I 11 7 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 9 11 5,33 46 28 36,67 299,668 22 234 234 1645 41097
% 51

235 941 SAHRA BAĞCI 8G 12 5 10,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 4 1,67 1 2 0,33 10 9 7,00 42 23 34,33 299,174 13 235 235 1651 41281
% 51

236 1692 BURAKÖMER ÖZDEMİR8I 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 3 0,00 9 7 6,67 43 26 34,33 298,706 23 236 236 1656 41463
% 51

237 1009 ECRİN ENGİN 8K 14 6 12,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 13 -0,33 13 7 10,67 42 45 27,01 297,974 11 237 237 1668 41755
% 51

238 1324 EGE ÇAY 8I 11 5 9,33 7 1 6,67 5 2 4,33 3 2 2,33 12 8 9,33 38 18 31,99 296,682 24 238 238 1683 42218
% 52

239 1546 İREMAYKUTELİ 8K 11 8 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 5 7 2,67 10 8 7,33 44 34 32,66 296,679 12 239 239 1684 42219
% 52

240 1012 JANA ALAHDAB 8E 13 5 11,33 3 4 1,67 4 4 2,67 6 1 5,67 5 4 3,67 7 6 5,00 38 24 30,01 296,641 14 240 240 1685 42241
% 52

241 1767 GÜLBEREN SARIMAN 8H 14 3 13,00 6 3 5,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 13 -0,33 7 11 3,33 47 34 35,67 296,394 16 241 241 1687 42327
% 52

242 0 ELİF YAREN DİRİCAN 8E 12 3 11,00 6 2 5,33 5 1 4,67 3 1 2,67 2 0 2,00 6 1 5,67 34 8 31,34 296,224 15 242 242 1689 42387
% 52

243 970 BEYZANUR ŞANVERDİ 8L 14 5 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 7 1,67 45 25 36,67 295,905 23 243 243 1693 42510
% 52

244 1485 YİĞİT EFE GÜNKAYA 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 4 10 0,67 7 8 4,33 46 31 35,67 295,841 33 244 244 1694 42539
% 52

245 1714 ELİF ERYILMAZ 8L 11 5 9,33 5 2 4,33 8 1 7,67 4 1 3,67 2 3 1,00 9 6 7,00 39 18 33,00 295,771 24 245 245 1696 42567
% 52

246 1852 ÖMER DAYAN 8H 13 4 11,67 4 2 3,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 6 1,00 5 5 3,33 41 20 34,33 294,131 17 246 246 1713 43214
% 53

247 998 ECRİN DENİZ ÜNLÜ 8G 9 8 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 13 7 10,67 46 29 36,33 294,108 14 247 247 1714 43226
% 53

248 1919 EYMEN KALAYCI 8G 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 0 1 -0,33 7 9 4,00 42 21 35,00 292,858 15 248 248 1726 43701
% 54

249 1693 CEMİLE COŞKUN 8L 15 3 14,00 5 3 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 2 5 0,33 6 9 3,00 39 25 30,66 291,713 25 249 249 1741 44133
% 54

250 1751 ESMA EKİN 8E 14 4 12,67 7 2 6,33 8 1 7,67 5 0 5,00 2 0 2,00 36 7 33,67 290,713 16 250 250 1745 44486
% 55

251 1705 DİLARA SU BARIŞIK 8I 9 9 6,00 6 1 5,67 7 1 6,67 8 2 7,33 2 11 -1,67 12 5 10,33 44 29 34,33 289,539 25 251 251 1758 44919
% 55

252 1229 ELİFMİNEÖZATA 8D 15 4 13,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 8 7 5,67 39 33 28,01 288,583 22 252 252 1766 45282
% 56

253 1822 MİRAÇ ŞENTÜRK 8F 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 16 -2,33 7 11 3,33 47 40 33,67 288,467 23 253 253 1767 45316
% 56

254 1285 AYŞEGÜL YAYLA 8F 15 4 13,67 8 2 7,33 4 2 3,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 7 10 3,67 37 24 29,00 288,421 24 254 254 1770 45342
% 56

255 820 BERKAY KIRCAOĞLU 8F 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 1 3,67 8 12 4,00 39 36 27,01 288,329 25 255 255 1772 45387
% 56

256 832 YİĞİT KATIRCI 8H 11 9 8,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 4 0,67 9 9 6,00 41 32 30,34 284,197 18 256 256 1812 46923
% 58

257 1821 MİRAÇ DEMİR 8E 10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 1 7,67 3 4 1,67 5 3 4,00 41 22 33,67 283,936 17 257 257 1814 47010
% 58

258 1811 MERYEM BENAV KAYA 8E 15 5 13,33 6 3 5,00 8 2 7,33 1 1 0,67 5 9 2,00 35 20 28,33 283,187 18 258 258 1822 47283
% 58

259 1697 ERDEM AYGÜN 8E 9 10 5,67 8 2 7,33 7 2 6,33 2 0 2,00 0 3 -1,00 12 7 9,67 38 24 30,00 282,268 19 259 259 1829 47652
% 59

260 1759 EYÜP ENSAR CANKURT8L 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 46 44 31,34 282,050 26 260 260 1835 47744
% 59

261 879 ARDA ÖZCAN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 12 8 9,33 41 46 25,67 281,208 26 261 261 1845 48078
% 59

262 0 AYŞEGÜL FIRAT 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 13 2,67 41 44 26,34 280,768 23 262 262 1848 48262
% 60

263 1794 İPEK SU DEMİRKAYA 8H 10 8 7,33 2 6 0,00 6 1 5,67 4 1 3,67 1 3 0,00 10 3 9,00 33 22 25,67 280,074 19 263 263 1853 48548
% 60

264 1805 MACİT SHAMİ 8H 6 0 6,00 4 2 3,33 1 3 0,00 4 2 3,33 2 0 2,00 11 5 9,33 28 12 23,99 278,433 20 264 264 1862 49179
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

265 1707 MUSTAFA SAMET AYAR8E 9 9 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 5 5 3,33 9 10 5,67 37 32 26,33 278,323 20 265 265 1864 49215
% 61

266 1529 HASAN YALÇIN 8H 8 6 6,00 6 1 5,67 5 2 4,33 5 2 4,33 5 6 3,00 7 7 4,67 36 24 28,00 277,047 21 266 266 1875 49665
% 61

267 1884 YAREN KORKMAZ 8K 6 5 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 1 1,67 11 8 8,33 35 18 28,99 276,619 13 267 267 1878 49809
% 61

268 188 MİRA SALİH 8E 11 8 8,33 6 2 5,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 9 1,00 5 7 2,67 40 31 29,66 276,191 21 268 268 1880 49972
% 62

269 381 YİĞİT YAVUZ 8L 11 6 9,00 7 3 6,00 7 1 6,67 1 9 -2,00 7 7 4,67 4 10 0,67 37 36 25,01 276,107 27 269 269 1883 50005
% 62

270 1398 ECEM BERK 8E 11 5 9,33 6 2 5,33 8 1 7,67 9 1 8,67 1 0 1,00 2 6 0,00 37 15 32,00 276,089 22 270 270 1884 50021
% 62

271 1927 YAĞIZ ALTINTEPE 8C 10 10 6,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 1 2,67 7 11 3,33 40 32 29,33 275,889 34 271 271 1887 50099
% 62

272 1774 ÖMER METE MASKAR 8G 9 4 7,67 7 1 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 2 2 1,33 7 9 4,00 35 22 27,67 275,502 16 272 272 1893 50243
% 62

273 1739 EMİRKAAN DEMİR 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 13 2,67 40 45 25,02 275,288 24 273 273 1896 50330
% 62

274 920 ECRİN ELİF ÖZCAN 8F 11 8 8,33 4 6 2,00 4 3 3,00 5 1 4,67 2 7 -0,33 10 9 7,00 36 34 24,67 274,518 27 274 274 1902 50622
% 62

275 842 ESMANUR KOÇYİĞİT 8G 10 5 8,33 4 4 2,67 6 1 5,67 5 4 3,67 2 6 0,00 8 8 5,33 35 28 25,67 273,724 17 275 275 1909 50925
% 63

276 1876 SUDENAZ UYSAL 8K 14 6 12,00 6 3 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 1 4 -0,33 4 11 0,33 37 30 27,00 272,238 14 276 276 1918 51486
% 63

277 1224 KAYRA NUREDİNİ 8B 11 6 9,00 2 5 0,33 3 2 2,33 3 1 2,67 3 1 2,67 7 8 4,33 29 23 21,33 272,119 31 277 277 1919 51529
% 64

278 946 AMED İL ANLI 8E 7 9 4,00 10 0 10,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 3 3,00 6 10 2,67 41 28 31,67 271,416 23 278 278 1928 51795
% 64

279 924 TUNA MASKAR 8H 9 7 6,67 5 2 4,33 4 3 3,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 9 5 7,33 34 28 24,67 271,018 22 279 279 1933 51963
% 64

280 1258 NİDA KARAKULAK 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 1 2 0,33 6 13 1,67 36 34 24,68 270,072 32 280 280 1948 52349
% 65

281 1024 ZÜMRA SELAMET 8I 12 8 9,33 4 3 3,00 4 5 2,33 7 2 6,33 3 2 2,33 4 8 1,33 34 28 24,65 269,734 26 281 281 1952 52471
% 65

282 1537 NEHİR KAVAS 8K 12 6 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 2 1 1,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 33 23 25,34 268,513 15 282 282 1971 52931
% 65

283 93500 ANIL TURCALI 8L 9 8 6,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 7 8 4,33 6 10 2,67 35 38 22,33 267,531 28 283 283 1983 53273
% 66

284 777 YAĞMUR KÖSE 8D 8 6 6,00 5 2 4,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 6 6 4,00 7 8 4,33 31 32 20,33 266,629 25 284 284 1994 53629
% 66

285 1623 ASYA KANDEMİR 8F 12 7 9,67 5 4 3,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 3 5 1,33 7 10 3,67 30 34 18,68 264,446 28 285 285 2011 54451
% 67

286 1879 TUANA TAKIR 8H 13 5 11,33 5 4 3,67 5 2 4,33 6 3 5,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 32 24 23,99 264,440 23 286 286 2012 54453
% 67

287 1341 BURAK CANKURT 8B 13 4 11,67 5 3 4,00 4 2 3,33 1 0 1,00 3 6 1,00 26 15 21,00 264,223 33 287 287 2021 54532
% 67

288 1904 ZEYNEP CEYLİN KOÇ 8L 7 10 3,67 7 3 6,00 2 6 0,00 5 4 3,67 5 8 2,33 10 10 6,67 36 41 22,34 263,638 29 288 288 2029 54746
% 68

289 1790 İLKNUR KARAGÜLLE 8E 8 6 6,00 6 1 5,67 2 3 1,00 2 2 1,33 3 3 2,00 6 3 5,00 27 18 21,00 263,313 24 289 289 2034 54860
% 68

290 1664 ALİ ÜSTÜN 8I 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 13 2,67 37 33 26,01 262,540 27 290 290 2039 55153
% 68

291 1687 MERT GÖKTAŞ 8H 9 6 7,00 3 3 2,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 6 4,00 3 10 -0,33 34 31 23,67 262,180 24 291 291 2041 55282
% 68

292 1583 YAĞIZ ARDA KOZAN 8D 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 10 0 10,00 5 8 2,33 7 13 2,67 38 45 23,01 262,128 26 292 292 2042 55302
% 68

293 1901 YUSUF ŞAHPAZ 8I 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 7 13 2,67 35 40 21,67 262,108 28 293 293 2043 55309
% 68

294 953 ARDA SELVİTOPU 8G 9 7 6,67 6 1 5,67 3 5 1,33 5 4 3,67 4 7 1,67 6 8 3,33 33 32 22,34 262,069 18 294 294 2044 55321
% 68

295 954 MUHAMMET ALİ SARITAŞ8H 14 4 12,67 7 3 6,00 6 2 5,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 37 49 20,67 261,753 25 295 295 2048 55432
% 68

296 1745 EMİRHAN SARIMUSTAFA8G 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 0 1 -0,33 8 10 4,67 33 35 21,34 260,439 19 296 296 2058 55943
% 69

297 1661 AYAZ GÜNALTAY 8L 9 8 6,33 9 1 8,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 13 1,67 36 48 20,00 260,106 30 297 297 2060 56068
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

298 872 BERİL GÜLER 8G 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 15 -2,00 9 11 5,33 38 50 21,33 259,420 20 298 298 2067 56329
% 69

299 1817 MİRA ARSLAN 8I 13 7 10,67 7 1 6,67 2 3 1,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 30 30 20,01 259,205 29 299 299 2068 56400
% 70

300 1585 MEHMETEREN 8K 8 6 6,00 6 2 5,33 6 1 5,67 2 0 2,00 4 10 0,67 7 12 3,00 33 31 22,67 258,705 16 300 300 2071 56581
% 70

301 1 IŞIL      ERCİYAS 8E 8 6 6,00 6 0 6,00 3 6 1,00 7 2 6,33 4 9 1,00 5 7 2,67 33 30 23,00 257,527 25 301 301 2080 57019
% 70

302 1761 ÖMER 8H 11 7 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 2 3 1,00 26 13 21,67 257,303 26 302 302 2082 57112
% 70

303 1683 BEDİRHAN GARİP 8G 8 12 4,00 6 4 4,67 8 1 7,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 33 36 21,00 255,472 21 303 303 2100 57758
% 71

304 903 EMİR ÇETİN 8L 11 8 8,33 7 2 6,33 4 4 2,67 2 6 0,00 7 6 5,00 2 15 -3,00 33 41 19,33 255,469 31 304 304 2101 57760
% 71

305 1856 ÖMER ULUHATUN 8L 11 6 9,00 8 1 7,67 2 3 1,00 2 5 0,33 0 1 -0,33 4 7 1,67 27 23 19,34 254,493 32 305 305 2106 58107
% 72

306 858 MAHMUT KARATAŞ 8L 9 9 6,00 8 1 7,67 4 3 3,00 1 0 1,00 1 1 0,67 6 11 2,33 29 25 20,67 253,259 33 306 306 2124 58575
% 72

307 0 FATİH KILIÇ 7E 7 5 5,33 2 3 1,00 2 3 1,00 2 4 0,67 5 4 3,67 7 10 3,67 25 29 15,34 253,239 1 307 307 2125 58578
% 72

308 1756 EYLÜL ADA HOROZ 7H 8 3 7,00 4 0 4,00 2 1 1,67 5 1 4,67 3 4 1,67 3 7 0,67 25 16 19,68 251,885 1 308 308 2137 59079
% 73

309 854 ALİ KALAYCIOĞLU 8D 7 10 3,67 5 2 4,33 4 3 3,00 1 5 -0,67 9 6 7,00 4 13 -0,33 30 39 17,00 250,993 27 309 309 2143 59403
% 73

310 1758 DUA A L K D D U R 8H 7 11 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 13 -1,33 9 9 6,00 36 46 20,67 249,988 27 310 310 2147 59753
% 74

311 1586 ESLEM ORHAN 8K 9 4 7,67 7 1 6,67 7 2 6,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 3 6 1,00 27 22 19,67 249,568 17 311 311 2151 59892
% 74

312 1814 MER EM ELA BALCI 8F 12 6 10,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 28 40 14,67 248,864 29 312 312 2161 60134
% 74

313 1457 ESLEM NAS KORKMAZ 8F 10 7 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 5 8 2,33 25 29 15,34 246,485 30 313 313 2176 60959
% 75

314 1858 RANA İPER 8E 9 7 6,67 6 0 6,00 1 3 0,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 5 5 3,33 25 29 15,33 246,466 26 314 314 2177 60968
% 75

315 1747 ENES SOYSAL 8K 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 8 12 4,00 35 55 16,67 246,398 18 315 315 2178 60990
% 75

316 24 CEYDANUR DEMİR 8G 9 7 6,67 6 2 5,33 7 2 6,33 0 8 -2,67 2 10 -1,33 6 10 2,67 30 39 17,00 245,950 22 316 316 2182 61154
% 75

317 933 GÜLSEN ESMA KAÇAGAN8H 6 1 5,67 3 3 2,00 4 3 3,00 7 1 6,67 0 2 -0,67 3 3 2,00 23 13 18,67 243,891 28 317 317 2201 61871
% 76

318 1301 TOPRAK GÜRBÜZ 8L 9 7 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 11 1,33 6 14 1,33 31 50 14,33 243,754 34 318 318 2202 61924
% 76

319 1668 ARDA CAN DOĞDUAY 8E 8 8 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 8 12 4,00 33 53 15,33 243,660 27 319 319 2203 61971
% 76

320 1493 ECRİN DALGIÇ 8G 7 10 3,67 3 7 0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 3 15 -2,00 10 6 8,00 29 50 12,34 239,722 23 320 320 2226 63358
% 78

321 1245 R Ü*YSA ŞAHİN  7 13 2,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 3 0,00 7 13 2,67 8 12 4,00 30 53 12,34 239,109 1 321 321 2230 63572
% 78

322 1099 RÜZGAR TEMEL 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 35 55 16,67 238,953 28 322 322 2232 63629
% 78

323 812 YUSUF OMAR 8L 6 10 2,67 5 3 4,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 6 4,00 5 10 1,67 27 41 13,34 238,922 35 323 323 2233 63638
% 78

324 1855 ÖMER ŞİMŞEK 8L 11 5 9,33 4 5 2,33 3 4 1,67 1 8 -1,67 2 6 0,00 3 10 -0,33 24 38 11,33 238,493 36 324 324 2238 63786
% 79

325 1092 BERAT CANDAN 8D 3 10 -0,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 2 1,33 1 2 0,33 6 10 2,67 29 27 20,00 236,079 29 325 325 2253 64592
% 80

326 835 HASAN GÜNDÜZ 8D 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 29 61 8,67 233,538 30 326 326 2273 65478
% 81

327 0 ULE ABU 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,66 233,422 31 327 327 2274 65515
% 81

328 1799 EFE SARIMUSTAFAOĞLU8E 5 10 1,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 7 0,67 2 6 0,00 4 8 1,33 29 34 17,67 233,050 28 328 328 2280 65659
% 81

329 71 Y   Z  URAK ÖZDEM R  G 8 7 5,67 3 6 1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 29 51 12,01 230,844 1 329 329 2292 66365
% 82

330 1628 ASYANUR CAN 8G 7 7 4,67 4 3 3,00 4 4 2,67 6 1 5,67 4 16 -1,33 4 10 0,67 29 41 15,35 230,727 24 330 330 2294 66410
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

331 1468 ECESU TÜKEL 8E 7 6 5,00 7 0 7,00 3 5 1,33 17 11 13,33 230,666 29 331 331 2295 66429
% 82

332 0 MUSTAFA   ASLAN 8K 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,33 230,345 19 332 332 2298 66558
% 82

333 908 TANEM KATIRCI 8G 8 9 5,00 3 5 1,33 3 4 1,67 3 0 3,00 3 17 -2,67 7 10 3,67 27 45 12,00 230,193 25 333 333 2302 66606
% 82

334 1033 EREN CEBECİ 8L 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 3 8 0,33 7 8 4,33 23 52 5,65 229,825 37 334 334 2304 66733
% 82

335 873 FURK N YAMAÇ 8H 7 11 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 7 13 2,67 3 14 -1,67 31 53 13,33 228,997 29 335 335 2311 67024
% 83

336 813 UTKU ÖZKADAM 8K 9 9 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 3 0,00 0 6 -2,00 24 33 13,00 228,763 20 336 336 2316 67102
% 83

337 877 RİMES İBACİ 8E 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 228,704 30 337 337 2318 67122
% 83

338 944 GAİS REZZUK 8K 7 9 4,00 5 4 3,67 3 5 1,33 9 1 8,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 33 50 16,34 228,178 21 338 338 2325 67288
% 83

339 1768 ZEYNEP CEYHAN 8E 5 13 0,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 1 3 0,00 9 4 7,67 20 38 7,34 227,395 31 339 339 2333 67558
% 83

340 1777 YAĞIZ UYANIK 8K 11 8 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 4 16 -1,33 25 50 8,33 226,349 22 340 340 2344 67897
% 84

341 808 MUHAMMED HAKAN ERSİN8D 13 7 10,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 12 1,00 0 17 -5,67 27 57 8,00 226,111 31 341 341 2351 67979
% 84

342 0 GÜLPINAR SU ARAR 8H 6 12 2,00 5 3 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 13 -2,33 6 8 3,33 28 42 14,00 226,058 30 342 342 2352 67991
% 84

343 300 İBRAHİM GEZİ 8K 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 33 57 14,00 225,902 23 343 343 2354 68034
% 84

344 115 BERAT NAS 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 31 59 11,34 224,737 32 344 344 2361 68434
% 84

345 914 HADİL BRRO 8K 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 224,301 24 345 345 2365 68589
% 85

346 1584 MUHAMMED EFF TE ÜR8H 8 11 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 10 5,67 2 17 -3,67 27 60 6,99 224,256 31 346 346 2368 68613
% 85

347 1250 TALHA  YASİN KAFABAY8F 4 16 -1,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 32 57 13,01 223,276 33 347 347 2372 68942
% 85

348 1743 ERAY HALİTOĞULLARI 8K 5 14 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 32 57 13,00 221,554 25 348 348 2383 69517
% 86

349 301 ELİF RÜYA KOÇAK 8H 9 10 5,67 5 4 3,67 4 5 2,33 1 4 -0,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 22 38 9,34 221,168 32 349 349 2386 69643
% 86

350 1235 SEVİNÇ HASANO * 8H 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 32 58 12,68 221,137 33 350 350 2387 69658
% 86

351 1633 AYŞENUR KARABACAK8H 7 11 3,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 3 14 -1,67 23 56 4,33 220,070 34 351 351 2391 70012
% 86

352 1766 FEYZANUR CEYHAN 8H 4 3 3,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 2 2 1,33 1 3 0,00 14 17 8,33 219,530 35 352 352 2397 70199
% 87

353 171 AÖNY E  YV      M Y* 8I 6 11 2,33 6 4 4,67 5 3 4,00 4 7 1,67 1 9 -2,00 22 34 10,67 219,095 30 353 353 2399 70341
% 87

354 974 ARİF EFE GEBEDEK 8K 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 7 13 2,67 5 15 0,00 28 61 7,66 218,725 26 354 354 2403 70469
% 87

355 1562 KIVANÇ İHSAN ÖZTÜRK8L 8 12 4,00 7 3 6,00 2 3 1,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 49 9,67 218,352 38 355 355 2405 70570
% 87

356 1775 IRMAK KAVAS 8K 10 7 7,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 1 11 -2,67 4 16 -1,33 25 52 7,67 218,237 27 356 356 2406 70606
% 87

357 4000 HAYDAR ELALİ 8F 11 9 8,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 62 7,33 218,204 34 357 357 2407 70616
% 87

358 1179 BURAK KOÇYİĞİT 8E 4 8 1,33 8 2 7,33 6 3 5,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 18 16 12,66 218,033 32 358 358 2408 70685
% 87

359 17310 MELEK ALKDUR 8E 5 10 1,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 12 -2,00 4 12 0,00 29 45 14,00 216,954 33 359 359 2417 71013
% 88

360 1804 KIVANÇ ÖZCAN 8G 5 15 0,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 7 2,67 5 9 2,00 23 51 6,01 216,184 26 360 360 2422 71249
% 88

361 1360 IRMAK ÇAY 8I 7 13 2,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 215,531 31 361 361 2428 71439
% 88

362 1780 HALİL AKDEMİR 8F 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 24 66 2,00 214,986 35 362 362 2432 71611
% 88

363 1850 OZAN YILMAZ 8K 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 8 12 4,00 5 15 0,00 24 64 2,67 213,109 28 363 363 2450 72178
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

364 1023 ELANUR KURU 8G 3 5 1,33 2 3 1,00 2 4 0,67 0 5 -1,67 0 5 -1,67 6 5 4,33 13 27 3,99 211,765 27 364 364 2461 72613
% 90

365 931 ALİ FATİH RENKGÖREN8K 6 14 1,33 1 8 -1,67 4 5 2,33 4 6 2,00 8 9 5,00 2 17 -3,67 25 59 5,32 211,371 29 365 365 2465 72742
% 90

366 1896 YAHYA  *SIM DAYAN 8D 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 29 61 8,67 211,171 32 366 366 2469 72809
% 90

367 1836 MUHAMMED NACİR 8L 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,68 209,734 39 367 367 2475 73243
% 90

368 169 YUSUF CAN GÜR 8G 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 22 58 2,67 209,503 28 368 368 2476 73307
% 90

369 1890 YİĞİT FATİH ATATEPE 8H 6 10 2,67 4 2 3,33 0 6 -2,00 3 4 1,67 2 10 -1,33 4 10 0,67 19 42 5,01 207,689 36 369 369 2483 73854
% 91

370 221 AMİNA ANSAROVA 8L 4 12 0,00 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 7 8 4,33 3 14 -1,67 20 51 2,99 207,184 40 370 370 2490 74019
% 91

371 1701 YUNUS EMRE ATA 8G 5 7 2,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 3 3,00 3 9 0,00 3 8 0,33 17 43 2,67 206,001 29 371 371 2500 74376
% 92

372 1530 TAHA AYBERK KARAASLA8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 205,654 30 372 372 2502 74483
% 92

373 1832 EYMEN GÜRBÜZ 8G 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 13 1,67 8 11 4,33 23 64 1,67 205,576 30 373 373 2504 74515
% 92

374 909 BULUT EFE ÇOBAN 8E 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 1 3 0,00 2 3 1,00 5 10 1,67 16 47 0,34 205,514 34 374 374 2505 74531
% 92

375 8885 SÜMEYYE ŞEYH MUSTAFA8D 6 14 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 63 6,01 204,915 33 375 375 2508 74714
% 92

376 0 FETHİYE BEREKET 8G 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,32 202,941 31 376 376 2518 75241
% 93

377 986 YUSUF ENSAR DEMİRTAŞ8G 3 16 -2,33 1 6 -1,00 1 7 -1,33 0 7 -2,33 5 7 2,67 6 9 3,00 16 52 -1,32 200,623 32 377 377 2526 75879
% 94

378 904 SEYYİD ALİ URHAN 8I 4 8 1,33 2 4 0,67 3 5 1,33 4 4 2,67 1 13 -3,33 5 11 1,33 19 45 4,00 199,545 32 378 378 2532 76195
% 94

379 1898 YUSUF CAN ÇAVDAR 8E 5 9 2,00 6 2 5,33 3 5 1,33 0 11 -3,67 3 9 0,00 17 36 4,99 199,258 35 379 379 2535 76275
% 94

380 1602 ASYA UZUN 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 198,831 34 380 380 2538 76388
% 94

381 86 ÇINAR KOC OKT Y 8L 7 13 2,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 14 0,33 21 66 -1,00 197,459 41 381 381 2544 76719
% 95

382 1746 ENES CAN GÖRGÖZ 8H 5 10 1,67 3 5 1,33 3 4 1,67 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 17 44 2,34 196,719 37 382 382 2551 76900
% 95

383 1376 NAJAH ALSHEIKHAMİN 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 194,881 35 383 383 2562 77286
% 95

384 1866 YAVUZ EREN YAVUZ 8G 3 11 -0,67 3 4 1,67 2 4 0,67 2 8 -0,67 3 8 0,33 13 35 1,33 194,439 33 384 384 2563 77395
% 95

385 275 METEHAN DEMİR 8E 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 14 -2,67 3 11 -0,67 21 59 1,32 192,266 36 385 385 2565 77825
% 96

386 965 ZÜLFİALİ NURİYEV 8I 6 14 1,33 8 2 7,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 3 17 -2,67 24 65 2,33 192,163 33 386 386 2567 77844
% 96

387 1849 FURKAN AYTEMİZ 8E 2 16 -3,33 2 6 0,00 0 9 -3,00 5 4 3,67 7 13 2,67 16 48 0,01 191,104 37 387 387 2576 78030
% 96

388 1641 KADİR ARDA CANAVAR8L 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 189,767 42 388 388 2584 78244
% 96

389 1782 HAMİT KEREM 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 20 70 -3,34 188,679 34 389 389 2589 78457
% 97

390 1834 MUHAMMED KAYA 8I 5 12 1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 0 8 -2,67 1 8 -1,67 1 9 -2,00 15 48 -1,01 187,501 34 390 390 2594 78652
% 97

391 1001 MUSTAFAYİĞİT ÇATALCA8I 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 15 55 -3,33 185,062 35 391 391 2600 78966
% 97

392 0 A  S T    M  5 15 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 8 -1,67 4 13 -0,33 4 16 -1,33 16 70 -7,33 177,888 2 392 392 2614 79783
% 98

393 1829 MUHAMMED AYDIN 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 20 -6,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 177,153 36 393 393 2616 79843
% 98

394 1842 MUSTAFA EMİN ÇEVİK 8F 3 13 -1,33 4 4 2,67 0 7 -2,33 2 6 0,00 4 13 -0,33 2 15 -3,00 15 58 -4,32 175,167 36 394 394 2619 79982
% 99

395 1599 ALEYNA NUR EYMUR 8D 4 12 0,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 0 13 -4,33 3 9 0,00 9 51 -8,00 169,864 37 395 395 2624 80278
% 99

396 982 BERAT KORKMAZ 8E 2 11 -1,67 0 6 -2,00 1 6 -1,00 1 7 -1,33 2 12 -2,00 2 11 -1,67 8 53 -9,67 164,896 38 396 396 2628 80455
% 99

                                            12 / 13



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

KATILIMLAR

397 859 ÖMER MERT TUNÇAY 8G 1 19 -5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 14 -0,67 17 71 -6,67 161,177 35 397 397 2632 80534
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1245 R Ü*YSA ŞAHİN  7 13 2,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 3 0,00 7 13 2,67 8 12 4,00 30 53 12,34 239,109 1 321 321 2230 63572
% 78

2 0 A  S T    M  5 15 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 8 -1,67 4 13 -0,33 4 16 -1,33 16 70 -7,33 177,888 2 392 392 2614 79783
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF:  G

KATILIMLAR

1 71 Y   Z  URAK ÖZDEM R  G 8 7 5,67 3 6 1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 29 51 12,01 230,844 1 329 329 2292 66365
% 82

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 0 FATİH KILIÇ 7E 7 5 5,33 2 3 1,00 2 3 1,00 2 4 0,67 5 4 3,67 7 10 3,67 25 29 15,34 253,239 1 307 307 2125 58578
% 72

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 1756 EYLÜL ADA HOROZ 7H 8 3 7,00 4 0 4,00 2 1 1,67 5 1 4,67 3 4 1,67 3 7 0,67 25 16 19,68 251,885 1 308 308 2137 59079
% 73

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 1170 HASAN EMİR ÇAKIR 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,784 1 1 1 1 11
% 0,01

2 1709 DURU MİRAY ALVER 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 82 5 80,33 458,804 2 4 4 63 866
% 1,07

3 1702 DENİZ EFE AKPINAR 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 1 14,67 17 3 16,00 80 6 78,01 456,062 3 5 5 73 1010
% 1,25

4 1893 ELİF DİLA ONAT 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 81 9 78,00 452,503 4 7 7 87 1241
% 1,53

5 1102 ZEYNEP AZRA DERE 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 20 0 20,00 79 5 77,34 449,204 5 8 8 95 1496
% 1,84

6 1206 BAŞAK KORKMAZ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 17 3 16,00 78 10 74,67 445,023 6 9 9 112 1842
% 2,27

7 1486 YİĞİT ERŞAHİN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 17 3 16,00 78 8 75,33 437,750 7 13 13 151 2553
% 3,15

8 1108 BUSE GÜRBÜZ 8A 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 77 8 74,33 433,108 8 15 15 182 3123
% 3,85

9 1903 DORUK KAHRAMAN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 75 10 71,68 428,410 9 17 17 209 3735
% 4,61

10 1151 BARTU BİÇER 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 6 6,00 19 0 19,00 73 10 69,67 424,501 10 21 21 243 4288
% 5,29

11 1967 ESLEM SARE YAVUZ 8A 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 18 2 17,33 71 6 69,00 421,387 11 23 23 271 4764
% 5,88

12 810 ZEYNEP DURU ÖZLÜ 8A 17 2 16,33 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 13 4 11,67 71 10 67,67 415,113 12 27 27 320 5875
% 7,25

13 1144 MURAT K ARSLAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 7 4,67 19 1 18,67 73 11 69,34 411,894 13 30 30 344 6477
% 7,99

14 1519 AHMET SULTANOĞLU 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 17 3 16,00 71 13 66,67 407,040 14 34 34 387 7414
% 9,14

15 1154 DEHA BERK GÜZEY 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 16 4 14,67 69 14 64,34 401,118 15 38 38 438 8753
% 11

16 1141 YUSUF EFE KOL 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 16 3 15,00 69 7 66,67 400,922 16 40 40 441 8816
% 11

17 1142 ELİE MASAL KARA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 9 5,00 19 1 18,67 70 17 64,34 400,550 17 41 41 446 8918
% 11

18 1915 MİKAİL EFE ÖZKAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 17 3 16,00 69 16 63,67 391,269 18 58 58 547 11186
% 14

19 957 ELİF KELEŞ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 11 5 9,33 14 6 12,00 63 23 55,33 384,475 19 71 71 626 13003
% 16

20 1130 EREN ÇALIŞKAN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 7 6,67 17 3 16,00 65 21 58,00 383,761 20 73 73 635 13215
% 16

21 1234 EYMEN GÜNEŞ 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 16 3 15,00 65 12 61,01 380,150 21 78 78 677 14275
% 18

22 104 SARP FİDAN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 14 6 12,00 64 18 57,99 377,722 22 88 88 709 14959
% 18

23 1600 YAREN NISA GÜLER 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 11 0,33 16 4 14,67 65 20 58,33 375,790 23 93 93 741 15551
% 19

24 1723 MEHMET BARAN ŞIK 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 65 19 58,68 371,202 24 98 98 794 16979
% 21

25 1560 KAAN GÜLEZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 7 10,67 61 19 54,66 363,462 25 112 112 872 19234
% 24

26 1160 GÖKAY GÜLER 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 13 7 10,67 62 17 56,34 360,946 26 117 117 905 20030
% 25

27 1526 RÜZGAR KAYRA HAZAR8A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 8 8,33 58 21 51,00 352,456 27 133 133 1008 22761
% 28

28 1153 NEHİR BABAR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 11 1,33 12 5 10,33 59 24 51,00 347,719 28 141 141 1066 24301
% 30

29 1213 ÖMER FARUK MAMUR 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 12 0,00 15 5 13,33 54 32 43,33 324,686 29 180 180 1326 31991
% 39

30 1801 KADİRCAN EKSER 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 2 4,33 6 3 5,00 6 2 5,33 12 8 9,33 47 27 37,99 320,063 30 188 188 1375 33650
% 41

31 1550 EYMEN AKICI 8A 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 8 4 6,67 10 9 7,00 49 28 39,68 315,813 31 196 196 1424 35184
% 43

32 1911 HİRA NUR ÇİÇEK 8A 13 6 11,00 7 2 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 9 1,00 14 6 12,00 46 33 34,99 315,223 32 200 200 1439 35372
% 44

33 1147 AYSU NİSA KUZU 8A 14 2 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 10 -0,33 9 10 5,67 49 29 39,34 308,818 33 213 213 1517 37771
% 47



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8A

KATILIMLAR

34 1190 ESLEM ERCAN 8A 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 6 1,00 6 7 3,67 9 8 6,33 47 32 36,33 303,962 34 228 228 1593 39557
% 49

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 752 BARAN BİLGİN 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 18 0 18,00 76 0 76,00 440,710 1 12 12 136 2257
% 2,78

2 1395 İPEK YAŞIRTU 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 17 3 16,00 74 8 71,34 427,582 2 19 19 223 3863
% 4,76

3 1291 EYMEN SAYIN 8B 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 6 8,00 17 3 16,00 74 11 70,34 420,097 3 24 24 278 4981
% 6,14

4 1282 AYŞE BEYZA ŞEN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 9 6,00 18 2 17,33 74 14 69,33 412,063 4 29 29 339 6445
% 7,95

5 1251 YAĞIZ TUNCA 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 17 3 16,00 66 17 60,33 397,471 5 46 46 480 9657
% 12

6 1425 EYMEN EFE ÇETİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 15 5 13,33 70 15 65,00 397,278 6 47 47 482 9702
% 12

7 1294 EYLÜL SENA ŞENTÜRK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 14 6 12,00 67 19 60,67 393,040 7 55 55 532 10723
% 13

8 1334 BÜŞRA SOLAK 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 67 12 63,00 392,131 8 57 57 537 10973
% 14

9 1401 HALİL ALANYURT 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 17 3 16,00 67 15 62,00 391,090 9 59 59 550 11235
% 14

10 1372 MELİH METE HANGÜL 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 18 2 17,33 67 12 63,00 388,139 10 63 63 580 11984
% 15

11 1332 HAMZA İNAN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 6 8,00 14 6 12,00 68 18 62,01 388,016 11 64 64 582 12003
% 15

12 1358 ECRİN ŞİRİN 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 6 3,00 16 4 14,67 65 16 59,67 384,915 12 70 70 618 12881
% 16

13 1785 ASUDE KARAMAN 8B 19 1 18,67 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 8 7 5,67 13 7 10,67 64 20 57,34 382,159 13 77 77 654 13669
% 17

14 220 ALPEREN GÜ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 15 4 13,67 63 14 58,34 379,008 14 82 82 692 14607
% 18

15 1344 İLAYDA EROĞLU 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 15 4 13,67 64 13 59,67 378,133 15 86 86 701 14845
% 18

16 1415 CEYDA ESEN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 62 14 57,33 374,972 16 94 94 746 15790
% 19

17 1387 BURAK ABİK 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 8 3,33 17 3 16,00 62 22 54,67 372,848 17 97 97 772 16483
% 20

18 889 SUDENAZ ÇELİK 8B 18 2 17,33 6 3 5,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 5 5,33 13 7 10,67 60 20 53,33 370,750 18 100 100 802 17122
% 21

19 1368 İSMAİL TAHA ER 8B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 10 5,67 13 7 10,67 64 23 56,35 366,940 19 107 107 837 18207
% 22

20 1410 AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 13 4 11,67 60 12 56,01 365,994 20 110 110 854 18480
% 23

21 1394 ESMANUR ACAR 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 2 1,33 13 3 12,00 60 10 56,67 362,194 21 114 114 886 19627
% 24

22 1680 BATU GÜN 8B 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 6 8,00 14 6 12,00 64 22 56,67 361,770 22 115 115 894 19761
% 24

23 1380 YİĞİT KARACA 8B 14 5 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 9 0 9,00 10 2 9,33 12 7 9,67 58 20 51,33 361,246 23 116 116 899 19929
% 25

24 1361 YASMİNA TUNALI 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 9 8 6,33 61 19 54,66 356,976 24 122 122 958 21284
% 26

25 1303 CER   ÇELEBİ 8B 15 4 13,67 8 1 7,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 1 6,67 10 4 8,67 56 13 51,68 355,616 25 124 124 971 21710
% 27

26 1417 ECRİN İNCEKARA 8B 16 3 15,00 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 0 1 -0,33 9 2 8,33 51 8 48,34 335,331 26 163 163 1203 28395
% 35

27 1930 Ö YUSUF MELEKENOĞLU8B 17 1 16,67 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 2 1 1,67 4 1 3,67 49 6 47,01 331,589 27 168 168 1238 29625
% 37

28 1275 ERVA TÜMER 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 9 8 6,33 53 24 45,00 322,109 28 184 184 1346 32916
% 41

29 1384 HALİL EMIR ERDEM 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 5 1,33 11 7 8,67 49 27 40,00 315,930 29 193 193 1418 35148
% 43

30 1409 BILGEN KARAKAYA 8B 13 4 11,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 0 10,00 2 0 2,00 5 1 4,67 39 10 35,67 300,832 30 233 233 1631 40709
% 50

31 1224 KAYRA NUREDİNİ 8B 11 6 9,00 2 5 0,33 3 2 2,33 3 1 2,67 3 1 2,67 7 8 4,33 29 23 21,33 272,119 31 277 277 1919 51529
% 64

32 1258 NİDA KARAKULAK 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 1 2 0,33 6 13 1,67 36 34 24,68 270,072 32 280 280 1948 52349
% 65

33 1341 BURAK CANKURT 8B 13 4 11,67 5 3 4,00 4 2 3,33 1 0 1,00 3 6 1,00 26 15 21,00 264,223 33 287 287 2021 54532
% 67



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8B

KATILIMLAR
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 1938 TAHA SÜRMELİ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 83 6 81,00 465,094 1 2 2 44 556
% 0,69

2 1453 HİLAL YENİAY 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 17 2 16,33 80 3 79,00 453,680 2 6 6 80 1165
% 1,44

3 1923 AHMET ERDEM ÇALIŞKAN8C 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 78 7 75,68 442,220 3 11 11 129 2102
% 2,59

4 1667 İREM BIYIKLI 8C 18 1 17,67 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 1 9,67 18 2 17,33 71 8 68,34 424,060 4 22 22 248 4358
% 5,37

5 347 CEREN DAĞIDIR 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 14 6 12,00 72 14 67,34 411,156 5 31 31 351 6626
% 8,17

6 1482 NİSA AYATA 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 71 15 66,00 407,954 6 33 33 374 7238
% 8,93

7 1925 ÖMER ASAF KARAKOÇ 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 17 3 16,00 71 12 67,00 402,182 7 37 37 423 8478
% 10

8 1477 ELA KISMET 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 18 2 17,33 69 10 65,66 399,732 8 43 43 452 9112
% 11

9 1471 DİLA AKDEMİR 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 67 11 63,33 397,603 9 45 45 477 9621
% 12

10 1490 BATIN YILDIZ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 65 13 60,67 395,291 10 49 49 510 10187
% 13

11 1111 ALİ YİĞİT NAZLI 8C 13 5 11,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 11 3 10,00 17 3 16,00 67 13 62,66 394,812 11 52 52 516 10300
% 13

12 7 İCLAL KARABULUT 8C 16 4 14,67 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 5 6,33 17 3 16,00 67 15 62,00 393,965 12 53 53 523 10505
% 13

13 1711 AHMET TALHA ESER 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 18 2 17,33 67 11 63,34 393,042 13 54 54 531 10722
% 13

14 1480 MERYEM ÖZ 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 16 4 14,67 63 14 58,33 389,702 14 60 60 562 11550
% 14

15 1995 ELİF TUNA ÇEKER 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 15 5 13,33 67 12 63,00 389,214 15 61 61 565 11674
% 14

16 1473 MERT ÇAY 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 14 6 12,00 64 17 58,34 378,823 16 84 84 694 14665
% 18

17 1497 METEHAN YAĞCI 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 14 5 12,33 64 19 57,67 376,579 17 92 92 730 15317
% 19

18 675 ZEYNEP NUR TİRYAKİ 8C 17 3 16,00 6 4 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 6 2,00 16 4 14,67 60 19 53,68 368,739 18 103 103 817 17700
% 22

19 1447 AÇELYA GÖREN 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 13 7 10,67 59 16 53,67 355,880 19 123 123 967 21611
% 27

20 1413 IRMAK EREN 8C 19 0 19,00 4 4 2,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 4 0,67 13 6 11,00 53 17 47,34 353,224 20 129 129 996 22461
% 28

21 1487 AHMET ÇELİK 8C 14 6 12,00 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 9 5 7,33 14 5 12,33 53 26 44,32 351,048 21 137 137 1023 23232
% 29

22 1124 EMİR KAHRAMAN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 13 7 10,67 56 23 48,34 344,414 22 147 147 1100 25376
% 31

23 1498 CAN AZİZ KARAKAŞ 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 1 6,67 7 3 6,00 11 6 9,00 53 21 46,00 338,065 23 159 159 1178 27447
% 34

24 1429 NAZ IRMAK 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 8 0,33 13 7 10,67 54 26 45,33 334,036 24 164 164 1216 28820
% 36

25 1451 YİĞİT ENSAR DEMİR AN8C 14 4 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 11 6 9,00 51 23 43,34 329,732 25 171 171 1266 30260
% 37

26 1460 ECE MOLLA 8C 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 8 1,33 14 5 12,33 53 26 44,33 328,704 26 176 176 1279 30645
% 38

27 1823 MİRAÇ YİĞİT ŞENTEPE 8C 14 4 12,67 7 3 6,00 7 1 6,67 10 0 10,00 4 8 1,33 11 9 8,00 53 25 44,67 326,230 27 177 177 1305 31448
% 39

28 1488 AYÇA ÖZTÜR K 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 9 1,00 12 8 9,33 52 31 41,66 321,289 28 185 185 1356 33193
% 41

29 1454 ECRİN ATILGAN 8C 9 6 7,00 6 1 5,67 5 1 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 15 5 13,33 48 20 41,34 316,413 29 191 191 1408 34940
% 43

30 147 BEYZA NUR ÖZTAN 8C 15 5 13,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 2 4,33 8 12 4,00 45 32 34,33 308,268 30 215 215 1525 37963
% 47

31 1438 HAVVANUR KIRNAPCI 8C 12 6 10,00 8 1 7,67 7 1 6,67 5 3 4,00 6 3 5,00 7 9 4,00 45 23 37,34 307,446 31 218 218 1543 38243
% 47

32 1921 KEREM KÖSE 8C 11 7 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 9 7,00 46 25 37,67 304,258 32 227 227 1589 39443
% 49

33 1485 YİĞİT EFE GÜNKAYA 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 4 10 0,67 7 8 4,33 46 31 35,67 295,841 33 244 244 1694 42539
% 52



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8C

KATILIMLAR

34 1927 YAĞIZ ALTINTEPE 8C 10 10 6,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 1 2,67 7 11 3,33 40 32 29,33 275,889 34 271 271 1887 50099
% 62
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 807 YUNUS YILDIRIM 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 2 8,33 18 2 17,33 68 13 63,66 401,101 1 39 39 439 8761
% 11

2 1716 ELİF SU TOTUŞ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 19 1 18,67 66 12 62,01 386,919 2 67 67 596 12308
% 15

3 1750 ESLEM ÖZTÜRK 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 5 10 1,67 17 3 16,00 65 18 59,01 373,871 3 96 96 754 16156
% 20

4 284 ALİ YİĞİT ÖZEREN 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 12 8 9,33 60 29 50,34 352,632 4 131 131 1005 22692
% 28

5 1098 YUSUF AYDIN 8D 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 10 3,67 10 9 7,00 62 23 54,34 352,619 5 132 132 1006 22701
% 28

6 1792 İPEK NUR TÜYLÜOĞLU 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 58 19 51,67 351,202 6 136 136 1022 23183
% 29

7 1597 ÇAĞAN TAN 8D 14 4 12,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 8 1,33 13 6 11,00 57 21 50,00 342,645 7 148 148 1114 25951
% 32

8 1902 ZEYNEP AKARSU 8D 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 8 0,33 13 7 10,67 59 22 51,67 340,530 8 152 152 1141 26652
% 33

9 1207 ASLI AKTAŞ 8D 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 6 0 6,00 9 8 6,33 52 18 46,00 339,787 9 156 156 1154 26903
% 33

10 985 ÖMER GÖGEN 8D 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 8 8 5,33 56 17 50,33 338,830 10 157 157 1166 27197
% 34

11 1820 METİN EFE GEBEŞ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 4 8 1,33 9 4 7,67 52 23 44,33 329,434 11 174 174 1271 30381
% 37

12 784 YASİN YILDIZ 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 13 1,67 10 9 7,00 54 33 43,01 325,524 12 178 178 1314 31695
% 39

13 763 BELİNAY EROĞLU 8D 11 6 9,00 6 2 5,33 6 2 5,33 4 3 3,00 5 7 2,67 14 2 13,33 46 22 38,66 323,769 13 182 182 1336 32314
% 40

14 861 MUSTAFAEMRE GÜLTEKİN8D 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 15 5 13,33 50 27 40,99 318,739 14 189 189 1384 34108
% 42

15 765 BETÜL VURAL 8D 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 10 10 6,67 49 23 41,33 314,487 15 201 201 1450 35639
% 44

16 1848 TOPRAK TAŞCI 8D 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 2 0,33 12 8 9,33 46 26 37,33 314,187 16 203 203 1456 35755
% 44

17 42 BARAN POYRAZ 8D 15 3 14,00 6 3 5,00 4 2 3,33 2 1 1,67 1 3 0,00 12 8 9,33 40 20 33,33 311,295 17 207 207 1490 36842
% 45

18 800 ZEYNEP SU KARASU 8D 8 9 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 3 7,00 8 2 7,33 44 21 36,99 306,498 18 220 220 1556 38608
% 48

19 0 SAFİYE AYAN 8D 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 11 3,33 9 11 5,33 52 35 40,32 306,159 19 221 221 1561 38718
% 48

20 1789 İKRA PEHLİVAN 8D 14 4 12,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 3 6 1,00 9 8 6,33 44 29 34,33 305,422 20 223 223 1569 38991
% 48

21 775 BURAK SARI 8D 14 3 13,00 4 4 2,67 4 5 2,33 10 0 10,00 3 8 0,33 9 8 6,33 44 28 34,66 302,777 21 230 230 1612 39984
% 49

22 1229 ELİFMİNEÖZATA 8D 15 4 13,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 8 7 5,67 39 33 28,01 288,583 22 252 252 1766 45282
% 56

23 0 AYŞEGÜL FIRAT 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 13 2,67 41 44 26,34 280,768 23 262 262 1848 48262
% 60

24 1739 EMİRKAAN DEMİR 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 13 2,67 40 45 25,02 275,288 24 273 273 1896 50330
% 62

25 777 YAĞMUR KÖSE 8D 8 6 6,00 5 2 4,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 6 6 4,00 7 8 4,33 31 32 20,33 266,629 25 284 284 1994 53629
% 66

26 1583 YAĞIZ ARDA KOZAN 8D 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 10 0 10,00 5 8 2,33 7 13 2,67 38 45 23,01 262,128 26 292 292 2042 55302
% 68

27 854 ALİ KALAYCIOĞLU 8D 7 10 3,67 5 2 4,33 4 3 3,00 1 5 -0,67 9 6 7,00 4 13 -0,33 30 39 17,00 250,993 27 309 309 2143 59403
% 73

28 1099 RÜZGAR TEMEL 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 35 55 16,67 238,953 28 322 322 2232 63629
% 78

29 1092 BERAT CANDAN 8D 3 10 -0,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 2 1,33 1 2 0,33 6 10 2,67 29 27 20,00 236,079 29 325 325 2253 64592
% 80

30 835 HASAN GÜNDÜZ 8D 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 29 61 8,67 233,538 30 326 326 2273 65478
% 81

31 808 MUHAMMED HAKAN ERSİN8D 13 7 10,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 12 1,00 0 17 -5,67 27 57 8,00 226,111 31 341 341 2351 67979
% 84

32 1896 YAHYA  *SIM DAYAN 8D 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 29 61 8,67 211,171 32 366 366 2469 72809
% 90

33 8885 SÜMEYYE ŞEYH MUSTAFA8D 6 14 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 63 6,01 204,915 33 375 375 2508 74714
% 92



8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8D

KATILIMLAR

34 1602 ASYA UZUN 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 198,831 34 380 380 2538 76388
% 94

35 1376 NAJAH ALSHEIKHAMİN 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 194,881 35 383 383 2562 77286
% 95

36 1829 MUHAMMED AYDIN 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 20 -6,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 177,153 36 393 393 2616 79843
% 98

37 1599 ALEYNA NUR EYMUR 8D 4 12 0,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 0 13 -4,33 3 9 0,00 9 51 -8,00 169,864 37 395 395 2624 80278
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 880 FEYZA KÖSE 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 19 1 18,67 68 11 64,33 399,791 1 42 42 451 9091
% 11

2 818 DEFNE NAZ ŞEN 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 66 13 61,67 397,990 2 44 44 474 9537
% 12

3 878 HASAN ATA BAYIRLI 8E 17 1 16,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 4 2 3,33 16 2 15,33 63 7 60,66 386,894 3 68 68 597 12318
% 15

4 925 DURU ÇELİK 8E 15 3 14,00 9 1 8,67 4 0 4,00 10 0 10,00 4 3 3,00 19 1 18,67 61 8 58,34 382,497 4 76 76 650 13575
% 17

5 821 GÖKAY KIRCAOĞLU 8E 15 3 14,00 10 0 10,00 9 0 9,00 8 1 7,67 7 4 5,67 14 4 12,67 63 12 59,01 377,275 5 89 89 713 15096
% 19

6 895 SEZİN ELİF YILMAZ 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 8 2,33 14 5 12,33 64 18 58,00 371,087 6 99 99 797 17017
% 21

7 816 OĞUZ METE ŞEN 8E 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 14 4 12,67 64 18 58,00 367,860 7 105 105 827 17951
% 22

8 1888 EFE ALBAYRAK 8E 14 5 12,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 1 6,67 7 3 6,00 14 5 12,33 57 18 51,00 358,749 8 119 119 934 20732
% 26

9 1035 ENSAR METİN 8E 11 5 9,33 7 2 6,33 8 0 8,00 9 0 9,00 3 4 1,67 14 4 12,67 52 15 47,00 333,991 9 165 165 1217 28839
% 36

10 1895 YUSUF BİNİCİ 8E 13 5 11,33 5 3 4,00 8 1 7,67 8 1 7,67 2 5 0,33 13 6 11,00 49 21 42,00 323,615 10 183 183 1337 32368
% 40

11 943 ECRİN SATILMIŞ 8E 16 2 15,33 6 1 5,67 6 1 5,67 10 0 10,00 6 1 5,67 44 5 42,34 320,789 11 186 186 1362 33365
% 41

12 814 YAĞIZ EFE ŞEN 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 6 0,00 11 7 8,67 50 26 41,35 313,237 12 204 204 1465 36087
% 45

13 1877 TANEM ATLI 8E 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 2 4 0,67 44 20 37,34 301,088 13 232 232 1628 40621
% 50

14 1012 JANA ALAHDAB 8E 13 5 11,33 3 4 1,67 4 4 2,67 6 1 5,67 5 4 3,67 7 6 5,00 38 24 30,01 296,641 14 240 240 1685 42241
% 52

15 0 ELİF YAREN DİRİCAN 8E 12 3 11,00 6 2 5,33 5 1 4,67 3 1 2,67 2 0 2,00 6 1 5,67 34 8 31,34 296,224 15 242 242 1689 42387
% 52

16 1751 ESMA EKİN 8E 14 4 12,67 7 2 6,33 8 1 7,67 5 0 5,00 2 0 2,00 36 7 33,67 290,713 16 250 250 1745 44486
% 55

17 1821 MİRAÇ DEMİR 8E 10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 1 7,67 3 4 1,67 5 3 4,00 41 22 33,67 283,936 17 257 257 1814 47010
% 58

18 1811 MERYEM BENAV KAYA 8E 15 5 13,33 6 3 5,00 8 2 7,33 1 1 0,67 5 9 2,00 35 20 28,33 283,187 18 258 258 1822 47283
% 58

19 1697 ERDEM AYGÜN 8E 9 10 5,67 8 2 7,33 7 2 6,33 2 0 2,00 0 3 -1,00 12 7 9,67 38 24 30,00 282,268 19 259 259 1829 47652
% 59

20 1707 MUSTAFA SAMET AYAR8E 9 9 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 5 5 3,33 9 10 5,67 37 32 26,33 278,323 20 265 265 1864 49215
% 61

21 188 MİRA SALİH 8E 11 8 8,33 6 2 5,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 9 1,00 5 7 2,67 40 31 29,66 276,191 21 268 268 1880 49972
% 62

22 1398 ECEM BERK 8E 11 5 9,33 6 2 5,33 8 1 7,67 9 1 8,67 1 0 1,00 2 6 0,00 37 15 32,00 276,089 22 270 270 1884 50021
% 62

23 946 AMED İL ANLI 8E 7 9 4,00 10 0 10,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 3 3,00 6 10 2,67 41 28 31,67 271,416 23 278 278 1928 51795
% 64

24 1790 İLKNUR KARAGÜLLE 8E 8 6 6,00 6 1 5,67 2 3 1,00 2 2 1,33 3 3 2,00 6 3 5,00 27 18 21,00 263,313 24 289 289 2034 54860
% 68

25 1 IŞIL      ERCİYAS 8E 8 6 6,00 6 0 6,00 3 6 1,00 7 2 6,33 4 9 1,00 5 7 2,67 33 30 23,00 257,527 25 301 301 2080 57019
% 70

26 1858 RANA İPER 8E 9 7 6,67 6 0 6,00 1 3 0,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 5 5 3,33 25 29 15,33 246,466 26 314 314 2177 60968
% 75

27 1668 ARDA CAN DOĞDUAY 8E 8 8 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 8 12 4,00 33 53 15,33 243,660 27 319 319 2203 61971
% 76

28 1799 EFE SARIMUSTAFAOĞLU8E 5 10 1,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 7 0,67 2 6 0,00 4 8 1,33 29 34 17,67 233,050 28 328 328 2280 65659
% 81

29 1468 ECESU TÜKEL 8E 7 6 5,00 7 0 7,00 3 5 1,33 17 11 13,33 230,666 29 331 331 2295 66429
% 82

30 877 RİMES İBACİ 8E 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 228,704 30 337 337 2318 67122
% 83

31 1768 ZEYNEP CEYHAN 8E 5 13 0,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 1 3 0,00 9 4 7,67 20 38 7,34 227,395 31 339 339 2333 67558
% 83

32 1179 BURAK KOÇYİĞİT 8E 4 8 1,33 8 2 7,33 6 3 5,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 18 16 12,66 218,033 32 358 358 2408 70685
% 87

33 17310 MELEK ALKDUR 8E 5 10 1,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 12 -2,00 4 12 0,00 29 45 14,00 216,954 33 359 359 2417 71013
% 88



8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8E

KATILIMLAR

34 909 BULUT EFE ÇOBAN 8E 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 1 3 0,00 2 3 1,00 5 10 1,67 16 47 0,34 205,514 34 374 374 2505 74531
% 92

35 1898 YUSUF CAN ÇAVDAR 8E 5 9 2,00 6 2 5,33 3 5 1,33 0 11 -3,67 3 9 0,00 17 36 4,99 199,258 35 379 379 2535 76275
% 94

36 275 METEHAN DEMİR 8E 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 14 -2,67 3 11 -0,67 21 59 1,32 192,266 36 385 385 2565 77825
% 96

37 1849 FURKAN AYTEMİZ 8E 2 16 -3,33 2 6 0,00 0 9 -3,00 5 4 3,67 7 13 2,67 16 48 0,01 191,104 37 387 387 2576 78030
% 96

38 982 BERAT KORKMAZ 8E 2 11 -1,67 0 6 -2,00 1 6 -1,00 1 7 -1,33 2 12 -2,00 2 11 -1,67 8 53 -9,67 164,896 38 396 396 2628 80455
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 900 EBRAR KATIRCI 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 17 3 16,00 69 10 65,67 403,230 1 36 36 413 8253
% 10

2 955 ÖYKÜ MASAL ERVERDİ8F 17 1 16,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 8 5,33 16 3 15,00 68 15 63,00 394,899 2 51 51 515 10287
% 13

3 882 İLKİM İPEK ÇİÇEK 8F 16 2 15,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 4 2 3,33 18 2 17,33 62 11 58,32 383,893 3 72 72 634 13176
% 16

4 159 AHMET EREN YAZAR 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 15 5 13,33 64 15 59,00 378,226 4 85 85 700 14831
% 18

5 911 YUSUF TAŞKIN 8F 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 15 5 13,33 64 13 59,67 377,829 5 87 87 706 14931
% 18

6 1831 EMİN YILDIRIM 8F 16 3 15,00 8 2 7,33 4 5 2,33 10 0 10,00 4 3 3,00 17 3 16,00 59 16 53,66 370,459 6 101 101 803 17215
% 21

7 1889 YİĞİT EREN CEYLAN 8F 15 3 14,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 5 2 4,33 15 4 13,67 59 13 54,67 368,765 7 102 102 816 17690
% 22

8 1591 ILGIN ERTÜRK 8F 16 2 15,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 13 5 11,33 57 14 52,32 357,097 8 121 121 954 21248
% 26

9 1543 ECRİN İPEK 8F 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 4 3 3,00 18 2 17,33 52 18 45,99 353,411 9 128 128 992 22400
% 28

10 990 BİJGE RANA BÜLBÜL 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 5 7 2,67 13 7 10,67 59 22 51,68 352,866 10 130 130 1001 22594
% 28

11 1929 ALPEREN GÖK 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 1 4,67 10 1 9,67 11 9 8,00 55 22 47,67 351,680 11 135 135 1015 23018
% 28

12 1694 CAFER AK 8F 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 0 8,00 11 9 8,00 57 21 50,00 347,360 12 142 142 1070 24406
% 30

13 0 **E 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 4 2,67 15 5 13,33 57 20 50,34 347,001 13 144 144 1074 24538
% 30

14 856 TUANA ÜZÜMCÜ 8F 15 2 14,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 4 3 3,00 12 6 10,00 54 18 47,99 344,701 14 146 146 1096 25293
% 31

15 983 BİLAL DALGIÇ 8F 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 6 2,00 14 6 12,00 56 24 48,00 341,406 15 150 150 1127 26360
% 33

16 1076 ELİF HİSAR 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 4 2,67 2 1 1,67 12 6 10,00 50 18 44,00 340,915 16 151 151 1137 26537
% 33

17 947 HALİL EFE SARIAYDIN 8F 14 6 12,00 1 4 -0,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 1 1,67 11 7 8,67 46 20 39,34 318,239 17 190 190 1389 34278
% 42

18 1744 EMİRHAN ÇAVDAR 8F 13 6 11,00 3 4 1,67 7 2 6,33 7 3 6,00 1 2 0,33 13 7 10,67 44 24 36,00 311,866 18 205 205 1483 36613
% 45

19 928 DAMLA FİDAN 8F 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 14 1,33 12 8 9,33 50 40 36,66 310,467 19 210 210 1501 37162
% 46

20 1010 YUSUF ARSLAN 8F 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 7 1,67 14 4 12,67 45 34 33,67 308,423 20 214 214 1522 37910
% 47

21 811 ZEYNEP SENA KILIÇ 8F 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 11 8 8,33 43 41 29,33 305,512 21 222 222 1568 38961
% 48

22 1910 ZÜHRE TİLKİ 8F 14 2 13,33 4 4 2,67 5 3 4,00 7 2 6,33 1 5 -0,67 11 9 8,00 42 25 33,66 304,486 22 226 226 1586 39349
% 49

23 1822 MİRAÇ ŞENTÜRK 8F 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 16 -2,33 7 11 3,33 47 40 33,67 288,467 23 253 253 1767 45316
% 56

24 1285 AYŞEGÜL YAYLA 8F 15 4 13,67 8 2 7,33 4 2 3,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 7 10 3,67 37 24 29,00 288,421 24 254 254 1770 45342
% 56

25 820 BERKAY KIRCAOĞLU 8F 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 1 3,67 8 12 4,00 39 36 27,01 288,329 25 255 255 1772 45387
% 56

26 879 ARDA ÖZCAN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 12 8 9,33 41 46 25,67 281,208 26 261 261 1845 48078
% 59

27 920 ECRİN ELİF ÖZCAN 8F 11 8 8,33 4 6 2,00 4 3 3,00 5 1 4,67 2 7 -0,33 10 9 7,00 36 34 24,67 274,518 27 274 274 1902 50622
% 62

28 1623 ASYA KANDEMİR 8F 12 7 9,67 5 4 3,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 3 5 1,33 7 10 3,67 30 34 18,68 264,446 28 285 285 2011 54451
% 67

29 1814 MER EM ELA BALCI 8F 12 6 10,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 28 40 14,67 248,864 29 312 312 2161 60134
% 74

30 1457 ESLEM NAS KORKMAZ 8F 10 7 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 5 8 2,33 25 29 15,34 246,485 30 313 313 2176 60959
% 75

31 0 ULE ABU 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,66 233,422 31 327 327 2274 65515
% 81

32 115 BERAT NAS 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 31 59 11,34 224,737 32 344 344 2361 68434
% 84

33 1250 TALHA  YASİN KAFABAY8F 4 16 -1,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 32 57 13,01 223,276 33 347 347 2372 68942
% 85



8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8F

KATILIMLAR

34 4000 HAYDAR ELALİ 8F 11 9 8,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 62 7,33 218,204 34 357 357 2407 70616
% 87

35 1780 HALİL AKDEMİR 8F 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 24 66 2,00 214,986 35 362 362 2432 71611
% 88

36 1842 MUSTAFA EMİN ÇEVİK 8F 3 13 -1,33 4 4 2,67 0 7 -2,33 2 6 0,00 4 13 -0,33 2 15 -3,00 15 58 -4,32 175,167 36 394 394 2619 79982
% 99
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8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8G

KATILIMLAR

1 0 IRMAK SÜRÜCÜ 8G 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 19 0 19,00 69 6 66,99 408,868 1 32 32 365 7043
% 8,69

2 871 AHMET BATU AKDAĞ 8G 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 0 4,00 17 3 16,00 62 12 57,99 387,799 2 65 65 588 12066
% 15

3 1592 ECRİN NİSA DİKMEN 8G 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 2 4 0,67 17 3 16,00 62 13 57,67 378,874 3 83 83 693 14639
% 18

4 1306 MUSTAFA TAŞK IN 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 6 4,00 15 5 13,33 63 19 56,67 368,698 4 104 104 819 17709
% 22

5 916 BERKE KIR 8G 13 5 11,33 6 4 4,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 5 6,33 11 6 9,00 52 22 44,67 338,581 5 158 158 1170 27273
% 34

6 1696 CEVATSALİH AŞKIN 8G 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 14 5 12,33 49 12 45,00 338,026 6 160 160 1179 27454
% 34

7 1626 ELİF BÜŞRA TOKLUCU 8G 16 4 14,67 9 1 8,67 7 1 6,67 1 0 1,00 2 2 1,33 13 7 10,67 48 15 43,01 336,787 7 162 162 1192 27893
% 34

8 1899 YUSUF EMİR KASAN 8G 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 8 0,33 16 4 14,67 54 25 45,67 331,762 8 167 167 1234 29555
% 36

9 956 BERRAK BERİL KALE 8G 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 5 4,33 13 7 10,67 53 28 43,66 329,896 9 170 170 1264 30195
% 37

10 1815 ÖZNUR ERASLAN 8G 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 4 4 2,67 14 6 12,00 46 31 35,67 315,814 10 195 195 1423 35183
% 43

11 893 ZİYA EFE MERİÇ 8G 12 4 10,67 5 2 4,33 6 2 5,33 5 4 3,67 0 1 -0,33 12 2 11,33 40 15 35,00 309,346 11 212 212 1510 37593
% 46

12 216 GHENA ALSHAMİ 8G 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 2 8 -0,67 9 10 5,67 48 29 38,32 304,599 12 225 225 1583 39309
% 48

13 941 SAHRA BAĞCI 8G 12 5 10,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 4 1,67 1 2 0,33 10 9 7,00 42 23 34,33 299,174 13 235 235 1651 41281
% 51

14 998 ECRİN DENİZ ÜNLÜ 8G 9 8 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 13 7 10,67 46 29 36,33 294,108 14 247 247 1714 43226
% 53

15 1919 EYMEN KALAYCI 8G 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 0 1 -0,33 7 9 4,00 42 21 35,00 292,858 15 248 248 1726 43701
% 54

16 1774 ÖMER METE MASKAR 8G 9 4 7,67 7 1 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 2 2 1,33 7 9 4,00 35 22 27,67 275,502 16 272 272 1893 50243
% 62

17 842 ESMANUR KOÇYİĞİT 8G 10 5 8,33 4 4 2,67 6 1 5,67 5 4 3,67 2 6 0,00 8 8 5,33 35 28 25,67 273,724 17 275 275 1909 50925
% 63

18 953 ARDA SELVİTOPU 8G 9 7 6,67 6 1 5,67 3 5 1,33 5 4 3,67 4 7 1,67 6 8 3,33 33 32 22,34 262,069 18 294 294 2044 55321
% 68

19 1745 EMİRHAN SARIMUSTAFA8G 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 0 1 -0,33 8 10 4,67 33 35 21,34 260,439 19 296 296 2058 55943
% 69

20 872 BERİL GÜLER 8G 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 15 -2,00 9 11 5,33 38 50 21,33 259,420 20 298 298 2067 56329
% 69

21 1683 BEDİRHAN GARİP 8G 8 12 4,00 6 4 4,67 8 1 7,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 33 36 21,00 255,472 21 303 303 2100 57758
% 71

22 24 CEYDANUR DEMİR 8G 9 7 6,67 6 2 5,33 7 2 6,33 0 8 -2,67 2 10 -1,33 6 10 2,67 30 39 17,00 245,950 22 316 316 2182 61154
% 75

23 1493 ECRİN DALGIÇ 8G 7 10 3,67 3 7 0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 3 15 -2,00 10 6 8,00 29 50 12,34 239,722 23 320 320 2226 63358
% 78

24 1628 ASYANUR CAN 8G 7 7 4,67 4 3 3,00 4 4 2,67 6 1 5,67 4 16 -1,33 4 10 0,67 29 41 15,35 230,727 24 330 330 2294 66410
% 82

25 908 TANEM KATIRCI 8G 8 9 5,00 3 5 1,33 3 4 1,67 3 0 3,00 3 17 -2,67 7 10 3,67 27 45 12,00 230,193 25 333 333 2302 66606
% 82

26 1804 KIVANÇ ÖZCAN 8G 5 15 0,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 7 2,67 5 9 2,00 23 51 6,01 216,184 26 360 360 2422 71249
% 88

27 1023 ELANUR KURU 8G 3 5 1,33 2 3 1,00 2 4 0,67 0 5 -1,67 0 5 -1,67 6 5 4,33 13 27 3,99 211,765 27 364 364 2461 72613
% 90

28 169 YUSUF CAN GÜR 8G 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 22 58 2,67 209,503 28 368 368 2476 73307
% 90

29 1701 YUNUS EMRE ATA 8G 5 7 2,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 3 3,00 3 9 0,00 3 8 0,33 17 43 2,67 206,001 29 371 371 2500 74376
% 92

30 1832 EYMEN GÜRBÜZ 8G 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 13 1,67 8 11 4,33 23 64 1,67 205,576 30 373 373 2504 74515
% 92

31 0 FETHİYE BEREKET 8G 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,32 202,941 31 376 376 2518 75241
% 93

32 986 YUSUF ENSAR DEMİRTAŞ8G 3 16 -2,33 1 6 -1,00 1 7 -1,33 0 7 -2,33 5 7 2,67 6 9 3,00 16 52 -1,32 200,623 32 377 377 2526 75879
% 94

33 1866 YAVUZ EREN YAVUZ 8G 3 11 -0,67 3 4 1,67 2 4 0,67 2 8 -0,67 3 8 0,33 13 35 1,33 194,439 33 384 384 2563 77395
% 95



8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8G

KATILIMLAR

34 1782 HAMİT KEREM 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 20 70 -3,34 188,679 34 389 389 2589 78457
% 97

35 859 ÖMER MERT TUNÇAY 8G 1 19 -5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 14 -0,67 17 71 -6,67 161,177 35 397 397 2632 80534
% 99
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8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8H

KATILIMLAR

1 825 NİSA YAĞMUR ÇEKÜÇ 8H 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 17 3 16,00 76 10 72,66 433,444 1 14 14 177 3083
% 3,80

2 1073 EGE EMİR KARA 8H 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 2 8,33 19 0 19,00 74 5 72,33 428,097 2 18 18 216 3783
% 4,67

3 822 CEMRESU DOĞAN 8H 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 2 8,33 15 5 13,33 72 9 69,00 414,542 3 28 28 322 5953
% 7,34

4 1320 MERT EYMEN UĞURLU 8H 15 5 13,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 16 2 15,33 63 15 58,00 379,607 4 80 80 686 14433
% 18

5 1535 ŞAHİN ALİYEV 8H 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 7 3,67 15 5 13,33 66 17 60,33 374,040 5 95 95 753 16101
% 20

6 1004 ELA GÜL ÖKSÜZ 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 2 0,33 16 4 14,67 61 12 57,00 366,729 6 108 108 841 18267
% 23

7 82 FURKAN DÜZENCİ 8H 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 13 6 11,00 61 18 55,01 366,212 7 109 109 848 18416
% 23

8 830 ARMİNA UĞUR 8H 14 4 12,67 6 2 5,33 7 1 6,67 10 0 10,00 3 1 2,67 16 4 14,67 56 12 52,01 358,302 8 120 120 941 20872
% 26

9 1771 FATİH ATEŞOĞLU 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 12 5 10,33 58 19 51,66 350,871 9 138 138 1025 23298
% 29

10 1900 YUSUF İTİL 8H 13 4 11,67 9 0 9,00 8 0 8,00 8 2 7,33 4 1 3,67 10 8 7,33 52 15 47,00 332,552 10 166 166 1230 29308
% 36

11 1833 HAMZA V TAN 8H 11 3 10,00 6 3 5,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 7 2,67 14 6 12,00 51 24 43,01 329,341 11 175 175 1272 30412
% 38

12 1704 ELİF CEYLAN 8H 14 0 14,00 5 3 4,00 7 0 7,00 8 0 8,00 1 6 -1,00 9 3 8,00 44 12 40,00 316,395 12 192 192 1411 34953
% 43

13 177 ADA ŞAHİN 8H 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 14 4 12,67 47 23 39,34 315,742 13 197 197 1427 35205
% 43

14 826 EMİR MAHMUT BÜYÜK 8H 15 4 13,67 5 3 4,00 7 1 6,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 7 6 5,00 45 18 39,01 307,785 14 216 216 1538 38134
% 47

15 1532 UFUK CEYLAN 8H 14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 4 14 -0,67 9 10 5,67 50 35 38,33 304,729 15 224 224 1582 39263
% 48

16 1767 GÜLBEREN SARIMAN 8H 14 3 13,00 6 3 5,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 13 -0,33 7 11 3,33 47 34 35,67 296,394 16 241 241 1687 42327
% 52

17 1852 ÖMER DAYAN 8H 13 4 11,67 4 2 3,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 6 1,00 5 5 3,33 41 20 34,33 294,131 17 246 246 1713 43214
% 53

18 832 YİĞİT KATIRCI 8H 11 9 8,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 4 0,67 9 9 6,00 41 32 30,34 284,197 18 256 256 1812 46923
% 58

19 1794 İPEK SU DEMİRKAYA 8H 10 8 7,33 2 6 0,00 6 1 5,67 4 1 3,67 1 3 0,00 10 3 9,00 33 22 25,67 280,074 19 263 263 1853 48548
% 60

20 1805 MACİT SHAMİ 8H 6 0 6,00 4 2 3,33 1 3 0,00 4 2 3,33 2 0 2,00 11 5 9,33 28 12 23,99 278,433 20 264 264 1862 49179
% 61

21 1529 HASAN YALÇIN 8H 8 6 6,00 6 1 5,67 5 2 4,33 5 2 4,33 5 6 3,00 7 7 4,67 36 24 28,00 277,047 21 266 266 1875 49665
% 61

22 924 TUNA MASKAR 8H 9 7 6,67 5 2 4,33 4 3 3,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 9 5 7,33 34 28 24,67 271,018 22 279 279 1933 51963
% 64

23 1879 TUANA TAKIR 8H 13 5 11,33 5 4 3,67 5 2 4,33 6 3 5,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 32 24 23,99 264,440 23 286 286 2012 54453
% 67

24 1687 MERT GÖKTAŞ 8H 9 6 7,00 3 3 2,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 6 4,00 3 10 -0,33 34 31 23,67 262,180 24 291 291 2041 55282
% 68

25 954 MUHAMMET ALİ SARITAŞ8H 14 4 12,67 7 3 6,00 6 2 5,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 37 49 20,67 261,753 25 295 295 2048 55432
% 68

26 1761 ÖMER 8H 11 7 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 2 3 1,00 26 13 21,67 257,303 26 302 302 2082 57112
% 70

27 1758 DUA A L K D D U R 8H 7 11 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 13 -1,33 9 9 6,00 36 46 20,67 249,988 27 310 310 2147 59753
% 74

28 933 GÜLSEN ESMA KAÇAGAN8H 6 1 5,67 3 3 2,00 4 3 3,00 7 1 6,67 0 2 -0,67 3 3 2,00 23 13 18,67 243,891 28 317 317 2201 61871
% 76

29 873 FURK N YAMAÇ 8H 7 11 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 7 13 2,67 3 14 -1,67 31 53 13,33 228,997 29 335 335 2311 67024
% 83

30 0 GÜLPINAR SU ARAR 8H 6 12 2,00 5 3 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 13 -2,33 6 8 3,33 28 42 14,00 226,058 30 342 342 2352 67991
% 84

31 1584 MUHAMMED EFF TE ÜR8H 8 11 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 10 5,67 2 17 -3,67 27 60 6,99 224,256 31 346 346 2368 68613
% 85

32 301 ELİF RÜYA KOÇAK 8H 9 10 5,67 5 4 3,67 4 5 2,33 1 4 -0,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 22 38 9,34 221,168 32 349 349 2386 69643
% 86

33 1235 SEVİNÇ HASANO * 8H 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 32 58 12,68 221,137 33 350 350 2387 69658
% 86



8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8H

KATILIMLAR

34 1633 AYŞENUR KARABACAK8H 7 11 3,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 3 14 -1,67 23 56 4,33 220,070 34 351 351 2391 70012
% 86

35 1766 FEYZANUR CEYHAN 8H 4 3 3,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 2 2 1,33 1 3 0,00 14 17 8,33 219,530 35 352 352 2397 70199
% 87

36 1890 YİĞİT FATİH ATATEPE 8H 6 10 2,67 4 2 3,33 0 6 -2,00 3 4 1,67 2 10 -1,33 4 10 0,67 19 42 5,01 207,689 36 369 369 2483 73854
% 91

37 1746 ENES CAN GÖRGÖZ 8H 5 10 1,67 3 5 1,33 3 4 1,67 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 17 44 2,34 196,719 37 382 382 2551 76900
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8I

KATILIMLAR

1 886 YAĞMUR AYKIN 8I 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 0 16,00 18 1 17,67 81 4 79,67 459,550 1 3 3 59 828
% 1,02

2 475 NAZLI ASLAN 8I 16 4 14,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 0 14,00 20 0 20,00 76 7 73,67 442,556 2 10 10 128 2079
% 2,56

3 1710 DURU NUR AYDIN 8I 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 16 4 14,67 66 10 62,68 387,437 3 66 66 591 12159
% 15

4 154 KÜBRA KALMUKOĞLU 8I 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 15 2 14,33 12 4 10,67 62 21 55,00 385,907 4 69 69 609 12582
% 16

5 1729 EGE ÜSTÜN 8I 15 5 13,33 6 3 5,00 4 5 2,33 6 1 5,67 12 0 12,00 15 5 13,33 58 19 51,66 380,073 5 79 79 678 14297
% 18

6 961 ECRİN KUŞCU 8I 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 4 3 3,00 15 5 13,33 60 14 55,33 379,401 6 81 81 689 14484
% 18

7 1556 ELİF AYDIN 8I 14 5 12,33 6 4 4,67 5 2 4,33 10 0 10,00 12 2 11,33 14 6 12,00 61 19 54,66 377,169 7 90 90 715 15131
% 19

8 896 UTKU YAKIŞIR 8I 14 6 12,00 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 2 14,33 12 8 9,33 62 24 54,00 376,968 8 91 91 721 15193
% 19

9 1669 BERRA NUR KOÇ 8I 10 10 6,67 3 1 2,67 6 1 5,67 6 4 4,67 15 0 15,00 14 3 13,00 54 19 47,68 363,418 9 113 113 873 19252
% 24

10 1861 SEDEF TUANA KARA 8I 17 1 16,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 0 9,00 5 3 4,00 12 7 9,67 57 15 52,00 360,014 10 118 118 917 20342
% 25

11 848 EMİRHAN GÜZEL 8I 15 3 14,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 3 6 1,00 14 4 12,67 58 15 53,01 355,211 11 125 125 974 21834
% 27

12 1778 OZAN BİLGE 8I 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 13 6 11,00 59 15 54,01 354,576 12 126 126 979 22031
% 27

13 126 YİĞİ 8I 12 2 11,33 4 3 3,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 12 6 10,00 53 14 48,33 350,002 13 139 139 1036 23567
% 29

14 1019 SAİM HAMZA ÖZTÜRK 8I 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 5 6,33 11 6 9,00 55 25 46,66 347,221 14 143 143 1071 24465
% 30

15 1891 YİĞİT KARAN 8I 13 7 10,67 8 2 7,33 6 2 5,33 10 0 10,00 3 1 2,67 15 5 13,33 55 17 49,33 344,896 15 145 145 1095 25231
% 31

16 1843 GÖKAY ÜÇÜNCÜ 8I 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 7 1,67 12 5 10,33 57 21 50,01 337,017 16 161 161 1187 27798
% 34

17 1635 ECENAZ KORKMAZ 8I 12 5 10,33 9 0 9,00 6 3 5,00 4 4 2,67 6 4 4,67 11 7 8,67 48 23 40,34 323,774 17 181 181 1335 32311
% 40

18 934 ZEKİYE NUR SEVİM 8I 13 5 11,33 5 3 4,00 7 1 6,67 10 0 10,00 2 0 2,00 9 6 7,00 46 15 41,00 315,818 18 194 194 1422 35181
% 43

19 190 MOUAZ FUTİNA 8I 11 9 8,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 1 7,67 3 5 1,33 13 6 11,00 49 26 40,33 314,405 19 202 202 1454 35674
% 44

20 1540 NAZLI MİRAY KARACA 8I 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 8 0,33 10 10 6,67 47 34 35,68 311,111 20 208 208 1491 36922
% 46

21 1656 AYAZ  *LDIRMAZ 8I 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 12 8 9,33 44 46 28,66 306,570 21 219 219 1554 38585
% 48

22 1862 SENA BETÜL YAŞAR 8I 11 7 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 9 11 5,33 46 28 36,67 299,668 22 234 234 1645 41097
% 51

23 1692 BURAKÖMER ÖZDEMİR8I 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 3 0,00 9 7 6,67 43 26 34,33 298,706 23 236 236 1656 41463
% 51

24 1324 EGE ÇAY 8I 11 5 9,33 7 1 6,67 5 2 4,33 3 2 2,33 12 8 9,33 38 18 31,99 296,682 24 238 238 1683 42218
% 52

25 1705 DİLARA SU BARIŞIK 8I 9 9 6,00 6 1 5,67 7 1 6,67 8 2 7,33 2 11 -1,67 12 5 10,33 44 29 34,33 289,539 25 251 251 1758 44919
% 55

26 1024 ZÜMRA SELAMET 8I 12 8 9,33 4 3 3,00 4 5 2,33 7 2 6,33 3 2 2,33 4 8 1,33 34 28 24,65 269,734 26 281 281 1952 52471
% 65

27 1664 ALİ ÜSTÜN 8I 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 13 2,67 37 33 26,01 262,540 27 290 290 2039 55153
% 68

28 1901 YUSUF ŞAHPAZ 8I 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 7 13 2,67 35 40 21,67 262,108 28 293 293 2043 55309
% 68

29 1817 MİRA ARSLAN 8I 13 7 10,67 7 1 6,67 2 3 1,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 4 8 1,33 30 30 20,01 259,205 29 299 299 2068 56400
% 70

30 171 AÖNY E  YV      M Y* 8I 6 11 2,33 6 4 4,67 5 3 4,00 4 7 1,67 1 9 -2,00 22 34 10,67 219,095 30 353 353 2399 70341
% 87

31 1360 IRMAK ÇAY 8I 7 13 2,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 215,531 31 361 361 2428 71439
% 88

32 904 SEYYİD ALİ URHAN 8I 4 8 1,33 2 4 0,67 3 5 1,33 4 4 2,67 1 13 -3,33 5 11 1,33 19 45 4,00 199,545 32 378 378 2532 76195
% 94

33 965 ZÜLFİALİ NURİYEV 8I 6 14 1,33 8 2 7,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 3 17 -2,67 24 65 2,33 192,163 33 386 386 2567 77844
% 96



8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8I

KATILIMLAR

34 1834 MUHAMMED KAYA 8I 5 12 1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 0 8 -2,67 1 8 -1,67 1 9 -2,00 15 48 -1,01 187,501 34 390 390 2594 78652
% 97

35 1001 MUSTAFAYİĞİT ÇATALCA8I 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 15 55 -3,33 185,062 35 391 391 2600 78966
% 97
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8İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8İ

KATILIMLAR

1 0 RANA KUL 8İ 13 4 11,67 5 2 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 4 5,67 7 5 5,33 46 20 39,33 320,264 1 187 187 1370 33566
% 41

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 1807 MEHME  SALİH CA N 8K 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 9 9 6,00 16 3 15,00 67 19 60,68 388,370 1 62 62 573 11909
% 15

2 850 İBRAHİM KARAGÜLLE 8K 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 7 6,67 15 5 13,33 60 23 52,34 367,384 2 106 106 828 18079
% 22

3 834 NİSA SAĞDIÇ 8K 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 6 3,00 14 5 12,33 56 23 48,33 354,347 3 127 127 982 22098
% 27

4 902 NUH ÇAKAL 8K 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 10 6,67 12 8 9,33 58 31 47,67 340,516 4 153 153 1142 26659
% 33

5 1863 SEVDENUR ÇETİNER 8K 15 3 14,00 8 2 7,33 4 4 2,67 9 0 9,00 4 4 2,67 12 5 10,33 52 18 46,00 340,436 5 154 154 1145 26685
% 33

6 0 MEDİNE KARABULUT 8K 14 3 13,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 7 8 4,33 51 26 42,33 315,438 6 198 198 1434 35307
% 44

7 964 EYLÜL ŞANALAN 8K 15 4 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 3 5 1,33 6 8 3,33 48 22 40,67 310,576 7 209 209 1497 37122
% 46

8 1236 ÖYKÜ KÖSE 8K 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 15 -1,00 9 10 5,67 53 33 42,01 309,787 8 211 211 1507 37432
% 46

9 1808 MELİKŞAH ÜNAL 8K 11 8 8,33 6 4 4,67 5 1 4,67 3 0 3,00 6 5 4,33 11 6 9,00 42 24 34,00 307,703 9 217 217 1541 38160
% 47

10 1003 TEKİN EĞRİ AY 8K 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 1 8 -1,67 9 9 6,00 47 29 37,33 303,866 10 229 229 1597 39591
% 49

11 1009 ECRİN ENGİN 8K 14 6 12,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 13 -0,33 13 7 10,67 42 45 27,01 297,974 11 237 237 1668 41755
% 51

12 1546 İREMAYKUTELİ 8K 11 8 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 5 7 2,67 10 8 7,33 44 34 32,66 296,679 12 239 239 1684 42219
% 52

13 1884 YAREN KORKMAZ 8K 6 5 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 1 1,67 11 8 8,33 35 18 28,99 276,619 13 267 267 1878 49809
% 61

14 1876 SUDENAZ UYSAL 8K 14 6 12,00 6 3 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 1 4 -0,33 4 11 0,33 37 30 27,00 272,238 14 276 276 1918 51486
% 63

15 1537 NEHİR KAVAS 8K 12 6 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 2 1 1,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 33 23 25,34 268,513 15 282 282 1971 52931
% 65

16 1585 MEHMETEREN 8K 8 6 6,00 6 2 5,33 6 1 5,67 2 0 2,00 4 10 0,67 7 12 3,00 33 31 22,67 258,705 16 300 300 2071 56581
% 70

17 1586 ESLEM ORHAN 8K 9 4 7,67 7 1 6,67 7 2 6,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 3 6 1,00 27 22 19,67 249,568 17 311 311 2151 59892
% 74

18 1747 ENES SOYSAL 8K 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 8 12 4,00 35 55 16,67 246,398 18 315 315 2178 60990
% 75

19 0 MUSTAFA   ASLAN 8K 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,33 230,345 19 332 332 2298 66558
% 82

20 813 UTKU ÖZKADAM 8K 9 9 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 3 0,00 0 6 -2,00 24 33 13,00 228,763 20 336 336 2316 67102
% 83

21 944 GAİS REZZUK 8K 7 9 4,00 5 4 3,67 3 5 1,33 9 1 8,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 33 50 16,34 228,178 21 338 338 2325 67288
% 83

22 1777 YAĞIZ UYANIK 8K 11 8 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 4 16 -1,33 25 50 8,33 226,349 22 340 340 2344 67897
% 84

23 300 İBRAHİM GEZİ 8K 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 33 57 14,00 225,902 23 343 343 2354 68034
% 84

24 914 HADİL BRRO 8K 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 224,301 24 345 345 2365 68589
% 85

25 1743 ERAY HALİTOĞULLARI 8K 5 14 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 32 57 13,00 221,554 25 348 348 2383 69517
% 86

26 974 ARİF EFE GEBEDEK 8K 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 7 13 2,67 5 15 0,00 28 61 7,66 218,725 26 354 354 2403 70469
% 87

27 1775 IRMAK KAVAS 8K 10 7 7,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 1 11 -2,67 4 16 -1,33 25 52 7,67 218,237 27 356 356 2406 70606
% 87

28 1850 OZAN YILMAZ 8K 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 8 12 4,00 5 15 0,00 24 64 2,67 213,109 28 363 363 2450 72178
% 89

29 931 ALİ FATİH RENKGÖREN8K 6 14 1,33 1 8 -1,67 4 5 2,33 4 6 2,00 8 9 5,00 2 17 -3,67 25 59 5,32 211,371 29 365 365 2465 72742
% 90

30 1530 TAHA AYBERK KARAASLA8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 205,654 30 372 372 2502 74483
% 92



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8K

KATILIMLAR
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8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8L

KATILIMLAR

1 937 NEHİR YILMAZ 8L 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 3 7,00 18 2 17,33 75 6 73,00 431,173 1 16 16 191 3356
% 4,14

2 1005 KUTAY AKTAŞ 8L 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 19 1 18,67 74 4 72,67 426,197 2 20 20 235 4057
% 5,00

3 917 HİR NUR ORMAN 8L 19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 15 5 13,33 72 10 68,67 416,610 3 25 25 309 5613
% 6,92

4 1014 YAĞMUR VATAN 8L 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 72 8 69,34 415,791 4 26 26 313 5758
% 7,10

5 1787 İBRAHİM GÜRELER 8L 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 8 3,33 20 0 20,00 71 12 67,00 404,845 5 35 35 404 7908
% 9,75

6 1533 TUANA EMİN 8L 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 2 10,33 16 4 14,67 67 14 62,34 396,338 6 48 48 500 9922
% 12

7 1997 AYŞENUR TAN 8L 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 18 2 17,33 68 10 64,66 395,101 7 50 50 513 10238
% 13

8 1715 ELİF NAZ ÇAKIR 8L 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 8 5,33 18 2 17,33 67 19 60,67 392,238 8 56 56 536 10954
% 14

9 1640 AZRA CENNET ÖZDEMİR8L 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 0 2,00 17 3 16,00 65 7 62,67 383,752 9 74 74 636 13219
% 16

10 1558 IRMAK KARADAYI 8L 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 16 4 14,67 63 9 60,01 383,004 10 75 75 645 13429
% 17

11 417 HAYALCEYLİN KAHRAMAN8L 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 14 0,33 14 6 12,00 64 25 55,66 364,786 11 111 111 863 18844
% 23

12 839 ZEYNEP DİREK 8L 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 0 2,00 11 9 8,00 58 14 53,33 352,105 12 134 134 1011 22869
% 28

13 979 YUSUF TALHA AKDOĞAN8L 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 7 4,67 14 6 12,00 59 25 50,68 348,851 13 140 140 1051 23926
% 30

14 888 ECRİN DENİZ ÖLÇEK 8L 15 2 14,33 9 1 8,67 5 1 4,67 7 0 7,00 3 3 2,00 12 5 10,33 51 12 47,00 342,048 14 149 149 1124 26154
% 32

15 978 BATIN EGE DALKIRAN 8L 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 7 2,67 10 10 6,67 56 26 47,33 340,351 15 155 155 1147 26721
% 33

16 1818 NOUR SHAMİ 8L 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 2 2,33 9 8 6,33 51 21 44,00 329,956 16 169 169 1263 30176
% 37

17 1819 NURSENA AKBAŞ 8L 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 3 2 2,33 11 8 8,33 51 20 44,33 329,591 17 172 172 1268 30329
% 37

18 875 DAMLA NİDA ILGAR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 6 2 5,33 8 7 5,67 49 21 41,99 329,437 18 173 173 1270 30380
% 37

19 1554 EBUBEKİR İHTİYAROĞLU8L 11 9 8,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 6 4,00 14 6 12,00 51 30 41,00 324,906 19 179 179 1324 31912
% 39

20 1770 HATİCE ÖNÜR 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 0 5,00 10 9 7,00 46 18 39,99 315,272 20 199 199 1438 35359
% 44

21 167 AHMET MİRA 8L 15 4 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 3 4,00 7 10 3,67 45 27 36,01 311,395 21 206 206 1488 36793
% 45

22 1681 BİLAL YAR 8L 12 6 10,00 4 5 2,33 4 5 2,33 7 3 6,00 4 9 1,00 12 6 10,00 43 34 31,66 301,113 22 231 231 1627 40612
% 50

23 970 BEYZANUR ŞANVERDİ 8L 14 5 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 7 1,67 45 25 36,67 295,905 23 243 243 1693 42510
% 52

24 1714 ELİF ERYILMAZ 8L 11 5 9,33 5 2 4,33 8 1 7,67 4 1 3,67 2 3 1,00 9 6 7,00 39 18 33,00 295,771 24 245 245 1696 42567
% 52

25 1693 CEMİLE COŞKUN 8L 15 3 14,00 5 3 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 2 5 0,33 6 9 3,00 39 25 30,66 291,713 25 249 249 1741 44133
% 54

26 1759 EYÜP ENSAR CANKURT8L 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 46 44 31,34 282,050 26 260 260 1835 47744
% 59

27 381 YİĞİT YAVUZ 8L 11 6 9,00 7 3 6,00 7 1 6,67 1 9 -2,00 7 7 4,67 4 10 0,67 37 36 25,01 276,107 27 269 269 1883 50005
% 62

28 93500 ANIL TURCALI 8L 9 8 6,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 7 8 4,33 6 10 2,67 35 38 22,33 267,531 28 283 283 1983 53273
% 66

29 1904 ZEYNEP CEYLİN KOÇ 8L 7 10 3,67 7 3 6,00 2 6 0,00 5 4 3,67 5 8 2,33 10 10 6,67 36 41 22,34 263,638 29 288 288 2029 54746
% 68

30 1661 AYAZ GÜNALTAY 8L 9 8 6,33 9 1 8,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 13 1,67 36 48 20,00 260,106 30 297 297 2060 56068
% 69

31 903 EMİR ÇETİN 8L 11 8 8,33 7 2 6,33 4 4 2,67 2 6 0,00 7 6 5,00 2 15 -3,00 33 41 19,33 255,469 31 304 304 2101 57760
% 71

32 1856 ÖMER ULUHATUN 8L 11 6 9,00 8 1 7,67 2 3 1,00 2 5 0,33 0 1 -0,33 4 7 1,67 27 23 19,34 254,493 32 305 305 2106 58107
% 72

33 858 MAHMUT KARATAŞ 8L 9 9 6,00 8 1 7,67 4 3 3,00 1 0 1,00 1 1 0,67 6 11 2,33 29 25 20,67 253,259 33 306 306 2124 58575
% 72



8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI397 397 2657 81088

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,31 6 3 5,31 5 2 4,66 5 7 2,38 10 7 7,59 45 28 35,11 304,020

Okul Ortalaması 12 6 10,43 7 3 5,84 6 3 5,28 6 2 5,59 5 6 2,98 10 7 7,98 47 27 38,10 313,820

SINIF: 8L

KATILIMLAR

34 1301 TOPRAK GÜRBÜZ 8L 9 7 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 11 1,33 6 14 1,33 31 50 14,33 243,754 34 318 318 2202 61924
% 76

35 812 YUSUF OMAR 8L 6 10 2,67 5 3 4,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 6 4,00 5 10 1,67 27 41 13,34 238,922 35 323 323 2233 63638
% 78

36 1855 ÖMER ŞİMŞEK 8L 11 5 9,33 4 5 2,33 3 4 1,67 1 8 -1,67 2 6 0,00 3 10 -0,33 24 38 11,33 238,493 36 324 324 2238 63786
% 79

37 1033 EREN CEBECİ 8L 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 3 8 0,33 7 8 4,33 23 52 5,65 229,825 37 334 334 2304 66733
% 82

38 1562 KIVANÇ İHSAN ÖZTÜRK8L 8 12 4,00 7 3 6,00 2 3 1,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 49 9,67 218,352 38 355 355 2405 70570
% 87

39 1836 MUHAMMED NACİR 8L 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,68 209,734 39 367 367 2475 73243
% 90

40 221 AMİNA ANSAROVA 8L 4 12 0,00 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 7 8 4,33 3 14 -1,67 20 51 2,99 207,184 40 370 370 2490 74019
% 91

41 86 ÇINAR KOC OKT Y 8L 7 13 2,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 14 0,33 21 66 -1,00 197,459 41 381 381 2544 76719
% 95

42 1641 KADİR ARDA CANAVAR8L 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 189,767 42 388 388 2584 78244
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                            27 / 27



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(397)

10,43 5,84 5,28 5,59 2,98 7,98 38,10 313,820

İlçe
(397)

10,43 (1) 5,84 (1) 5,28 (1) 5,59 (1) 2,98 (1) 7,98 (1) 38,10 (1) 313,820
İl

(2657)
11,05 (41) 5,95 (37) 5,80 (37) 6,05 (39) 3,29 (32) 8,88 (40) 41,02 (41) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (331) 5,31 (218) 5,31 (282) 4,66 (247) 2,38 (255) 7,59 (365) 35,11 (445) 304,020
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,34 1,33 -1,83 -0,84 1,17 1,34 2,51 208,500

 G
(1)

5,67 1,00 4,67 0,67 -0,67 0,67 12,01 230,840
7E
(1)

5,33 1,00 1,00 0,67 3,67 3,67 15,34 253,240
7H
(1)

7,00 4,00 1,67 4,67 1,67 0,67 19,68 251,880
8A
(34)

15,04 8,29 8,34 8,54 7,25 14,12 61,58 391,730
8B
(33)

14,45 7,55 7,50 8,58 5,09 11,08 54,25 364,650
8C
(34)

14,35 7,62 6,89 8,32 5,02 12,14 54,34 366,900
8D
(37)

9,14 5,14 4,50 5,05 1,59 5,98 31,40 290,660
8E
(38)

7,82 5,76 3,81 5,07 1,57 5,82 29,85 283,910
8F
(36)

10,89 5,38 4,02 5,07 2,18 8,23 35,77 309,540
8G
(35)

6,70 4,20 4,11 2,88 0,54 6,77 25,20 273,290
8H
(37)

9,31 4,97 5,22 5,23 1,87 5,91 32,51 293,640
8I

(35)
9,80 5,31 4,97 5,57 4,10 8,03 37,78 314,580

8İ
(1)

11,67 4,33 7,33 5,00 5,67 5,33 39,33 320,260
8K
(30)

7,69 4,43 4,56 3,55 1,37 4,01 25,61 271,920
8L
(42)

10,73 6,26 5,12 4,62 2,74 7,14 36,61 309,630
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 1379 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 474. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 52 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 40. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,71 0,28 71

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,73 0,19 73

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,33 1,43 58

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,77 0,93 38

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,27 70

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,79 0,16 79

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,65 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,79 0,17 79

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,37 0,50 37

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,89 0,08 89

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,61 0,25 61

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,76 0,18 76

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,73 0,24 73

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,18 76

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,31 61

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,64 0,27 64

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,04 1,63 61

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,92 0,86 73

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,76 0,16 76

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,15 2,24 59

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,09 0,66 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,11 1,25 62

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,94 0,73 65

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,66 0,24 66

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,69 0,22 69

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,39 1,42 28

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,91 2,01 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,79 1,71 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,73 0,70 37

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,26 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6,81 4,41 52

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,82 2,56 47

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,73 0,17 73

                                                3 / 3



  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,34 1,33 -1,83 -0,84 1,17 1,34 2,51 208,500

Okul
(397)

10,43 (16) 5,84 (14) 5,28 (16) 5,59 (14) 2,98 (14) 7,98 (14) 38,10 (16) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (16) 5,84 (14) 5,28 (16) 5,59 (14) 2,98 (14) 7,98 (14) 38,10 (16) 313,820
İl

(2657)
11,05 (183) 5,95 (155) 5,80 (162) 6,05 (151) 3,29 (132) 8,88 (183) 41,02 (211) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (1367) 5,31 (750) 5,31 (907) 4,66 (994) 2,38 (743) 7,59 (1376) 35,11 (3152) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 2
Okulunuzda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4648. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 220. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,50 0,50 50

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,50 2,50 38

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,50 1,50 25

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0 1,00 0

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1,00 0

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1,00 0

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,50 0,50 50

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,50 0,50 50

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0,50 50

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1,00 0

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1,00 0

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1,00 0 100

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1,00 0

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1,00 0

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 2,00 3,00 40

[-] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 1,50 2,50 38

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0 1,00 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 6,50 0

[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,00 2,00 33

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 0,50 3,00 10

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0 1,50 0

[-] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0 0,50 0

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,50 0,50 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,00 3,00 20

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 2,00 4,00 33

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,00 5,00 17

[+] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 1,00 0,50 50

[+] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,50 0,50 50

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3,50 9,50 27

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,00 4,00 33

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,50 0,50 50
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 G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 G
(1)

5,67 1,00 4,67 0,67 -0,67 0,67 12,01 230,840

Okul
(397)

10,43 (14) 5,84 (15) 5,28 (8) 5,59 (13) 2,98 (16) 7,98 (15) 38,10 (15) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (14) 5,84 (15) 5,28 (8) 5,59 (13) 2,98 (16) 7,98 (15) 38,10 (15) 313,820
İl

(2657)
11,05 (173) 5,95 (156) 5,80 (110) 6,05 (147) 3,29 (176) 8,88 (186) 41,02 (206) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (1085) 5,31 (771) 5,31 (480) 4,66 (893) 2,38 (926) 7,59 (1426) 35,11 (2927) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
 G şubesinde 1
Okulunuzda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4347. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 215. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu
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 G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,33 0,67 33

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,67 0,33 67

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,33 2,00 33

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,33 1,67 17

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0 1,00 0

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1,00 0

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0,67 0

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,67 0,33 67

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,33 0,67 33

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,67 0,33 67

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,67 0,33 67

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,33 0,67 33

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0,67 0

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1,00 0 100

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0,67 0

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,33 0,67 33

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 2,00 3,00 40

[-] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 1,33 2,67 33

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0 0,67 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1,33 5,33 19

[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,33 1,67 44

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 0,67 3,33 13

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,67 1,33 22

[-] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0 0,67 0

[-] Students will be able to understand short and simple invitation
letters, cards and e-mails.

1 0,33 0,67 33

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,67 3,00 13

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,33 4,67 22

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,67 4,33 28

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,67 1,00 33

[+] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,67 0,33 67

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3,33 9,33 26

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,67 4,00 28

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,67 0,33 67
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7E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7E
(1)

5,33 1,00 1,00 0,67 3,67 3,67 15,34 253,240

Okul
(397)

10,43 (15) 5,84 (15) 5,28 (15) 5,59 (13) 2,98 (6) 7,98 (13) 38,10 (14) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (15) 5,84 (15) 5,28 (15) 5,59 (13) 2,98 (6) 7,98 (13) 38,10 (14) 313,820
İl

(2657)
11,05 (175) 5,95 (156) 5,80 (158) 6,05 (147) 3,29 (79) 8,88 (169) 41,02 (202) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (1117) 5,31 (771) 5,31 (823) 4,66 (893) 2,38 (496) 7,59 (1164) 35,11 (2766) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7E şubesinde 1

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3826. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 203. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu
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7E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,25 0,75 25

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,50 0,25 50

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,00 2,00 25

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,25 1,50 13

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0 0,75 0

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,25 0,75 25

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,25 0,50 25

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,75 0,25 75

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,75 0,25 75

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0,25 50

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,25 0,50 25

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,25 0,50 25

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1,00 0 100

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0,50 0

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,25 0,75 25

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 1,50 2,75 30

[-] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 1,50 2,25 38

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0 0,50 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1,25 4,75 18

[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,25 1,25 42

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 0,50 3,00 10

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,75 1,25 25

[-] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,25 0,50 25

[-] Students will be able to understand short and simple invitation
letters, cards and e-mails.

1 0,25 0,75 25

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,00 2,25 20

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,00 3,75 17

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,75 3,75 29

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,75 1,00 38

[+] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,50 0,25 50

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3,75 8,50 29

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,50 4,00 25

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,75 0,25 75
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7H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7H
(1)

7,00 4,00 1,67 4,67 1,67 0,67 19,68 251,880

Okul
(397)

10,43 (12) 5,84 (13) 5,28 (14) 5,59 (9) 2,98 (10) 7,98 (15) 38,10 (13) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (12) 5,84 (13) 5,28 (14) 5,59 (9) 2,98 (10) 7,98 (15) 38,10 (13) 313,820
İl

(2657)
11,05 (158) 5,95 (133) 5,80 (155) 6,05 (104) 3,29 (119) 8,88 (186) 41,02 (190) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (960) 5,31 (502) 5,31 (771) 4,66 (501) 2,38 (693) 7,59 (1426) 35,11 (2561) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7H şubesinde 1

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3864. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 207. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,40 0,60 40

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,40 0,20 40

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,60 1,60 40

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,20 1,40 10

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0 0,80 0

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,40 0,60 40

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,20 0,60 20

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,60 0,20 60

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,40 0,40 40

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,60 0,20 60

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,40 0,20 40

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,20 0,40 20

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,40 0,40 40

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,80 0 80

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0,40 0

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,40 0,60 40

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 1,80 2,20 36

[-] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 1,40 1,80 35

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0 0,40 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1,20 4,00 17

[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,20 1,00 40

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 0,60 2,60 12

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,20 1,00 40

[-] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,40 0,40 40

[-] Students will be able to understand short and simple invitation
letters, cards and e-mails.

1 0,20 0,60 20

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,00 2,00 20

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,80 3,40 13

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,80 3,20 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,60 0,80 30

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,40 0,20 40

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3,20 7,40 25

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,60 3,80 27

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,60 0,40 60
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(34)

15,04 8,29 8,34 8,54 7,25 14,12 61,58 391,730

Okul
(397)

10,43 (1) 5,84 (1) 5,28 (1) 5,59 (2) 2,98 (1) 7,98 (1) 38,10 (1) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (1) 5,84 (1) 5,28 (1) 5,59 (2) 2,98 (1) 7,98 (1) 38,10 (1) 313,820
İl

(2657)
11,05 (35) 5,95 (18) 5,80 (26) 6,05 (37) 3,29 (35) 8,88 (39) 41,02 (36) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (194) 5,31 (75) 5,31 (120) 4,66 (127) 2,38 (205) 7,59 (201) 35,11 (267) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 34

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 344. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 40. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,82 0,18 82

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,87 0,08 87

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,90 0,90 72

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1,23 0,69 62

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,67 0,31 67

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,90 0,10 90

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,23 0,67 23

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,90 0,08 90

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,59 0,36 59

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,95 0,03 95

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,85 0,08 85

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,87 0,08 87

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,74 0,23 74

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,95 0,03 95

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,82 0,10 82

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,74 0,26 74

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,82 1,03 76

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,36 0,51 84

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,82 0,10 82

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5,38 1,31 77

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,54 0,36 85

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,87 0,74 77

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,46 0,44 82

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,79 0,15 79

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,90 0,08 90

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 2,33 1,31 47

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,49 2,00 25

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 2,82 1,54 47

[+] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 1,31 0,54 65

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,41 0,21 41

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9,13 3,26 70

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4,15 1,67 69

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,90 0,10 90
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8B
(33)

14,45 7,55 7,50 8,58 5,09 11,08 54,25 364,650

Okul
(397)

10,43 (2) 5,84 (3) 5,28 (2) 5,59 (1) 2,98 (3) 7,98 (3) 38,10 (3) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (2) 5,84 (3) 5,28 (2) 5,59 (1) 2,98 (3) 7,98 (3) 38,10 (3) 313,820
İl

(2657)
11,05 (44) 5,95 (44) 5,80 (50) 6,05 (36) 3,29 (58) 8,88 (83) 41,02 (66) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (242) 5,31 (148) 5,31 (201) 4,66 (123) 2,38 (360) 7,59 (450) 35,11 (497) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8B şubesinde 33

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 665. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 66. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,88 0,11 88

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,85 0,11 85

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 3,00 0,85 75

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1,21 0,67 60

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,25 74

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,90 0,10 90

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,25 0,68 25

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,90 0,06 90

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,58 0,38 58

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,97 0,01 97

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,83 0,13 83

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,89 0,07 89

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,81 0,18 81

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,96 0,03 96

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,85 0,11 85

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,72 0,25 72

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,81 1,07 76

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,38 0,50 84

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,86 0,07 86

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5,46 1,15 78

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,49 0,40 83

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 4,14 0,53 83

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,50 0,38 83

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,83 0,08 83

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,90 0,07 90

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 2,15 1,06 43

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,01 1,83 17

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 2,76 1,19 46

[+] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 1,21 0,53 60

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,32 0,21 32

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8,64 3,01 66

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,92 1,74 65

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,90 0,07 90
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8C
(34)

14,35 7,62 6,89 8,32 5,02 12,14 54,34 366,900

Okul
(397)

10,43 (3) 5,84 (2) 5,28 (4) 5,59 (3) 2,98 (4) 7,98 (2) 38,10 (2) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (3) 5,84 (2) 5,28 (4) 5,59 (3) 2,98 (4) 7,98 (2) 38,10 (2) 313,820
İl

(2657)
11,05 (47) 5,95 (40) 5,80 (64) 6,05 (43) 3,29 (60) 8,88 (65) 41,02 (64) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (252) 5,31 (141) 5,31 (260) 4,66 (147) 2,38 (366) 7,59 (351) 35,11 (489) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8C şubesinde 34

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 638. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 62. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,88 0,11 88

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,84 0,12 84

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,97 0,92 74

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1,20 0,66 60

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,76 0,21 76

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,93 0,07 93

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,66 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,92 0,05 92

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,60 0,34 60

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,98 0,01 98

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,83 0,12 83

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,91 0,07 91

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,81 0,17 81

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,95 0,04 95

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,80 0,17 80

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,77 0,21 77

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,77 1,08 75

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,41 0,50 85

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,90 0,05 90

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5,27 1,34 75

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,54 0,33 85

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 4,16 0,56 83

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,53 0,38 84

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,86 0,07 86

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,92 0,06 92

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 2,12 1,00 42

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,05 1,76 17

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 2,57 1,19 43

[+] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 1,13 0,55 57

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,28 0,20 28

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8,87 3,03 68

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,82 1,89 64

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,92 0,07 92
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8D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8D
(37)

9,14 5,14 4,50 5,05 1,59 5,98 31,40 290,660

Okul
(397)

10,43 (9) 5,84 (8) 5,28 (10) 5,59 (7) 2,98 (11) 7,98 (8) 38,10 (9) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (9) 5,84 (8) 5,28 (10) 5,59 (7) 2,98 (11) 7,98 (8) 38,10 (9) 313,820
İl

(2657)
11,05 (131) 5,95 (106) 5,80 (115) 6,05 (98) 3,29 (122) 8,88 (141) 41,02 (156) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (749) 5,31 (389) 5,31 (497) 4,66 (464) 2,38 (701) 7,59 (935) 35,11 (1786) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8D şubesinde 37

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2563. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 163. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu
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8D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,85 0,14 85

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,81 0,14 81

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,75 1,12 69

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1,01 0,81 51

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,77 0,20 77

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,90 0,10 90

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,27 0,66 27

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,85 0,11 85

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,53 0,38 53

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,95 0,04 95

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,78 0,17 78

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,87 0,09 87

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,78 0,20 78

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,89 0,10 89

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,73 0,24 73

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,69 0,28 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,54 1,28 71

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,18 0,71 80

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,88 0,08 88

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,89 1,76 70

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,39 0,45 80

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,87 0,80 77

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,34 0,52 78

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,80 0,12 80

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,84 0,14 84

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,86 1,25 37

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 1,03 2,06 17

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 2,30 1,48 38

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,97 0,64 49

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,27 0,24 27

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8,14 3,69 63

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,43 2,27 57

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,85 0,10 85
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8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8E
(38)

7,82 5,76 3,81 5,07 1,57 5,82 29,85 283,910

Okul
(397)

10,43 (10) 5,84 (5) 5,28 (13) 5,59 (6) 2,98 (12) 7,98 (10) 38,10 (10) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (10) 5,84 (5) 5,28 (13) 5,59 (6) 2,98 (12) 7,98 (10) 38,10 (10) 313,820
İl

(2657)
11,05 (147) 5,95 (90) 5,80 (128) 6,05 (97) 3,29 (123) 8,88 (144) 41,02 (165) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (881) 5,31 (327) 5,31 (565) 4,66 (462) 2,38 (703) 7,59 (951) 35,11 (1892) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8E şubesinde 38

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2792. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 171. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu
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8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,76 0,23 76

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,78 0,14 78

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,56 1,27 64

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,91 0,84 45

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,74 0,23 74

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,85 0,13 85

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,25 0,64 25

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,82 0,15 82

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,49 0,41 49

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,92 0,06 92

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,72 0,19 72

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,82 0,12 82

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,74 0,23 74

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,81 0,14 81

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,69 0,24 69

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,69 0,25 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,43 1,31 69

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,13 0,71 78

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,82 0,10 82

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,51 1,93 64

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,27 0,52 76

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,61 0,85 72

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,25 0,51 75

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,75 0,15 75

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,80 0,15 80

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,66 1,25 33

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,88 1,95 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 2,08 1,50 35

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,90 0,62 45

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,24 0,22 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7,49 3,66 58

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,18 2,22 53

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,77 0,13 77
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8F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8F
(36)

10,89 5,38 4,02 5,07 2,18 8,23 35,77 309,540

Okul
(397)

10,43 (5) 5,84 (6) 5,28 (12) 5,59 (6) 2,98 (8) 7,98 (4) 38,10 (7) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (5) 5,84 (6) 5,28 (12) 5,59 (6) 2,98 (8) 7,98 (4) 38,10 (7) 313,820
İl

(2657)
11,05 (100) 5,95 (98) 5,80 (124) 6,05 (97) 3,29 (104) 8,88 (115) 41,02 (141) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (576) 5,31 (365) 5,31 (545) 4,66 (462) 2,38 (643) 7,59 (720) 35,11 (1500) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8F şubesinde 36

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1953. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 143. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu
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8F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,77 0,23 77

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,80 0,14 80

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,54 1,29 63

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,87 0,90 43

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,24 73

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,86 0,12 86

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,63 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,81 0,16 81

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,44 0,45 44

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,92 0,06 92

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,69 0,22 69

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,82 0,12 82

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,76 0,22 76

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,82 0,13 82

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,67 0,27 67

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,69 0,25 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,34 1,42 67

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,07 0,76 77

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,82 0,11 82

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,35 2,11 62

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,19 0,59 73

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,50 0,95 70

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,18 0,58 73

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,72 0,18 72

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,78 0,17 78

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,60 1,26 32

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,83 1,99 14

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,97 1,59 33

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,90 0,63 45

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,23 0,21 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7,43 3,92 57

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,15 2,29 53

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,77 0,14 77
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8G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8G
(35)

6,70 4,20 4,11 2,88 0,54 6,77 25,20 273,290

Okul
(397)

10,43 (13) 5,84 (12) 5,28 (11) 5,59 (12) 2,98 (15) 7,98 (7) 38,10 (12) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (13) 5,84 (12) 5,28 (11) 5,59 (12) 2,98 (15) 7,98 (7) 38,10 (12) 313,820
İl

(2657)
11,05 (161) 5,95 (127) 5,80 (121) 6,05 (127) 3,29 (154) 8,88 (137) 41,02 (176) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (990) 5,31 (483) 5,31 (536) 4,66 (677) 2,38 (806) 7,59 (860) 35,11 (2208) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8G şubesinde 35

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3163. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 180. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu
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8G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,73 0,26 73

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,76 0,17 76

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,42 1,37 61

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,80 0,96 40

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,69 0,28 69

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,83 0,13 83

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,63 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,79 0,16 79

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,42 0,46 42

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,07 90

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,66 0,22 66

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,81 0,14 81

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,73 0,24 73

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,78 0,16 78

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,65 0,29 65

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,66 0,27 66

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,19 1,54 64

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,99 0,83 75

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,79 0,12 79

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,24 2,20 61

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,14 0,63 71

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,29 1,08 66

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,04 0,64 68

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,68 0,20 68

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,74 0,19 74

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,48 1,33 30

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,81 2,00 13

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,85 1,69 31

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,83 0,67 41

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,21 0,23 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7,25 4,08 56

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3,06 2,35 51

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,77 0,14 77
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8H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8H
(37)

9,31 4,97 5,22 5,23 1,87 5,91 32,51 293,640

Okul
(397)

10,43 (8) 5,84 (9) 5,28 (5) 5,59 (5) 2,98 (9) 7,98 (9) 38,10 (8) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (8) 5,84 (9) 5,28 (5) 5,59 (5) 2,98 (9) 7,98 (9) 38,10 (8) 313,820
İl

(2657)
11,05 (126) 5,95 (111) 5,80 (94) 6,05 (92) 3,29 (114) 8,88 (143) 41,02 (153) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (732) 5,31 (406) 5,31 (426) 4,66 (446) 2,38 (673) 7,59 (942) 35,11 (1707) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8H şubesinde 37

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2452. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 159. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu
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8H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,74 0,25 74

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,73 0,18 73

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,39 1,37 60

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,76 0,94 38

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,26 70

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,82 0,14 82

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,27 0,62 27

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,80 0,16 80

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,40 0,46 40

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,08 90

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,64 0,22 64

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,78 0,15 78

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,71 0,26 71

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,75 0,18 75

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,63 0,28 63

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,65 0,26 65

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,10 1,56 62

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,96 0,82 74

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,78 0,13 78

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,21 2,17 60

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,12 0,61 71

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,24 1,12 65

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,02 0,66 67

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,67 0,21 67

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,73 0,19 73

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,42 1,36 28

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,78 2,02 13

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,83 1,69 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,81 0,66 40

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,24 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7,03 4,12 54

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,96 2,38 49

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,75 0,15 75
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8I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8I

(35)
9,80 5,31 4,97 5,57 4,10 8,03 37,78 314,580

Okul
(397)

10,43 (7) 5,84 (7) 5,28 (7) 5,59 (4) 2,98 (5) 7,98 (5) 38,10 (5) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (7) 5,84 (7) 5,28 (7) 5,59 (4) 2,98 (5) 7,98 (5) 38,10 (5) 313,820
İl

(2657)
11,05 (118) 5,95 (101) 5,80 (102) 6,05 (90) 3,29 (72) 8,88 (121) 41,02 (135) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (685) 5,31 (372) 5,31 (450) 4,66 (412) 2,38 (454) 7,59 (738) 35,11 (1373) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8I şubesinde 35
Okulunuzda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1793. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 134. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu
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8I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,74 0,25 74

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,72 0,19 72

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,37 1,39 59

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,77 0,94 38

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,71 0,25 71

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,81 0,15 81

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,27 0,64 27

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,80 0,15 80

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,38 0,48 38

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,07 90

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,62 0,25 62

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,78 0,16 78

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,71 0,26 71

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,18 76

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,62 0,29 62

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,65 0,26 65

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,06 1,59 61

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,93 0,83 73

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,78 0,13 78

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,20 2,19 60

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,10 0,62 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,22 1,15 64

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,02 0,67 67

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,67 0,22 67

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,73 0,19 73

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,43 1,33 29

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,88 1,93 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,80 1,62 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,78 0,66 39

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,24 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7,00 4,18 54

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,94 2,40 49

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,75 0,14 75
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8İ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8İ
(1)

11,67 4,33 7,33 5,00 5,67 5,33 39,33 320,260

Okul
(397)

10,43 (4) 5,84 (11) 5,28 (3) 5,59 (8) 2,98 (2) 7,98 (11) 38,10 (4) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (4) 5,84 (11) 5,28 (3) 5,59 (8) 2,98 (2) 7,98 (11) 38,10 (4) 313,820
İl

(2657)
11,05 (89) 5,95 (126) 5,80 (53) 6,05 (99) 3,29 (50) 8,88 (149) 41,02 (128) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (501) 5,31 (470) 5,31 (217) 4,66 (468) 2,38 (312) 7,59 (1000) 35,11 (1270) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8İ şubesinde 1
Okulunuzda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1624. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 127. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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8İ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,74 0,25 74

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,71 0,20 71

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,35 1,40 59

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,77 0,94 39

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,72 0,25 72

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,80 0,16 80

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,65 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,80 0,15 80

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,37 0,50 37

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,91 0,07 91

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,60 0,27 60

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,77 0,17 77

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,71 0,26 71

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,18 76

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,29 61

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,65 0,27 65

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,02 1,61 60

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,91 0,84 73

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,78 0,13 78

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,19 2,20 60

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,09 0,64 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,21 1,18 64

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 2,01 0,67 67

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,67 0,23 67

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,73 0,19 73

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,45 1,30 29

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,96 1,85 16

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,78 1,57 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,75 0,66 38

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,24 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6,98 4,22 54

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,93 2,42 49

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,75 0,14 75
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8K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8K
(30)

7,69 4,43 4,56 3,55 1,37 4,01 25,61 271,920

Okul
(397)

10,43 (11) 5,84 (10) 5,28 (9) 5,59 (11) 2,98 (13) 7,98 (12) 38,10 (11) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (11) 5,84 (10) 5,28 (9) 5,59 (11) 2,98 (13) 7,98 (12) 38,10 (11) 313,820
İl

(2657)
11,05 (149) 5,95 (124) 5,80 (114) 6,05 (118) 3,29 (127) 8,88 (161) 41,02 (175) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (894) 5,31 (460) 5,31 (491) 4,66 (612) 2,38 (723) 7,59 (1131) 35,11 (2177) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8K şubesinde 30

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3223. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 182. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu
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8K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,73 0,27 73

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,71 0,21 71

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,33 1,42 58

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,76 0,94 38

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,26 70

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,79 0,16 79

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,66 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,79 0,16 79

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,36 0,51 36

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,08 90

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,59 0,28 59

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,75 0,18 75

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,72 0,26 72

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,18 76

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,60 0,31 60

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,65 0,27 65

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 2,98 1,67 60

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,90 0,86 72

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,76 0,15 76

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,15 2,24 59

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,09 0,65 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,14 1,24 63

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,96 0,72 65

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,66 0,23 66

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,72 0,20 72

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,42 1,38 28

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,96 1,93 16

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,77 1,65 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,74 0,68 37

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,18 0,27 18

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6,81 4,39 52

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,86 2,50 48

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,74 0,16 74
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8L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8L
(42)

10,73 6,26 5,12 4,62 2,74 7,14 36,61 309,630

Okul
(397)

10,43 (6) 5,84 (4) 5,28 (6) 5,59 (10) 2,98 (7) 7,98 (6) 38,10 (6) 313,820
İlçe
(397)

10,43 (6) 5,84 (4) 5,28 (6) 5,59 (10) 2,98 (7) 7,98 (6) 38,10 (6) 313,820
İl

(2657)
11,05 (103) 5,95 (79) 5,80 (99) 6,05 (105) 3,29 (94) 8,88 (130) 41,02 (139) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (592) 5,31 (277) 5,31 (436) 4,66 (506) 2,38 (587) 7,59 (823) 35,11 (1446) 304,020
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8L şubesinde 42

Okulunuzda 397 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1

İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22
Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 5713 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1949. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 239 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 142. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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8L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,72 0,28 72

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,72 0,20 72

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,32 1,44 58

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,77 0,93 39

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,26 70

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,79 0,16 79

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,66 26

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,79 0,16 79

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,36 0,51 36

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,08 90

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,60 0,27 60

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,76 0,18 76

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,73 0,24 73

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,77 0,18 77

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,31 61

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,65 0,27 65

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,01 1,65 60

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,91 0,86 73

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,77 0,15 77

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,15 2,24 59

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,08 0,67 69

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,11 1,26 62

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,94 0,73 65

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,66 0,24 66

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,70 0,22 70

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,41 1,39 28

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,97 1,94 16

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,77 1,66 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,72 0,69 36

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,26 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6,81 4,43 52

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,82 2,56 47

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,73 0,17 73
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(397)

10,43 5,84 5,28 5,59 2,98 7,98 38,10 313,820

İlçe
(397)

10,43 (1) 5,84 (1) 5,28 (1) 5,59 (1) 2,98 (1) 7,98 (1) 38,10 (1) 313,820
İl

(2657)
11,05 (41) 5,95 (37) 5,80 (37) 6,05 (39) 3,29 (32) 8,88 (40) 41,02 (41) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (331) 5,31 (218) 5,31 (282) 4,66 (247) 2,38 (255) 7,59 (365) 35,11 (445) 304,020
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,34 1,33 -1,83 -0,84 1,17 1,34 2,51 208,500

 G
(1)

5,67 1,00 4,67 0,67 -0,67 0,67 12,01 230,840
7E
(1)

5,33 1,00 1,00 0,67 3,67 3,67 15,34 253,240
7H
(1)

7,00 4,00 1,67 4,67 1,67 0,67 19,68 251,880
8A
(34)

15,04 8,29 8,34 8,54 7,25 14,12 61,58 391,730
8B
(33)

14,45 7,55 7,50 8,58 5,09 11,08 54,25 364,650
8C
(34)

14,35 7,62 6,89 8,32 5,02 12,14 54,34 366,900
8D
(37)

9,14 5,14 4,50 5,05 1,59 5,98 31,40 290,660
8E
(38)

7,82 5,76 3,81 5,07 1,57 5,82 29,85 283,910
8F
(36)

10,89 5,38 4,02 5,07 2,18 8,23 35,77 309,540
8G
(35)

6,70 4,20 4,11 2,88 0,54 6,77 25,20 273,290
8H
(37)

9,31 4,97 5,22 5,23 1,87 5,91 32,51 293,640
8I

(35)
9,80 5,31 4,97 5,57 4,10 8,03 37,78 314,580

8İ
(1)

11,67 4,33 7,33 5,00 5,67 5,33 39,33 320,260
8K
(30)

7,69 4,43 4,56 3,55 1,37 4,01 25,61 271,920
8L
(42)

10,73 6,26 5,12 4,62 2,74 7,14 36,61 309,630
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 1379 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 474. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 52 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 40. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,71 0,28 71

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,73 0,19 73

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 2,33 1,43 58

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,27 70

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,79 0,16 79

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,79 0,17 79

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,89 0,08 89

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,61 0,25 61

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,76 0,18 76

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,73 0,24 73

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,18 76

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,31 61

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,64 0,27 64

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 3,04 1,63 61

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,92 0,86 73

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,76 0,16 76

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4,15 2,24 59

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,09 0,66 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,11 1,25 62

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,94 0,73 65

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,66 0,24 66

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,69 0,22 69

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6,81 4,41 52

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,73 0,17 73
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(397)

10,43 5,84 5,28 5,59 2,98 7,98 38,10 313,820

İlçe
(397)

10,43 (1) 5,84 (1) 5,28 (1) 5,59 (1) 2,98 (1) 7,98 (1) 38,10 (1) 313,820
İl

(2657)
11,05 (41) 5,95 (37) 5,80 (37) 6,05 (39) 3,29 (32) 8,88 (40) 41,02 (41) 322,100

Genel
(81088)

9,86 (331) 5,31 (218) 5,31 (282) 4,66 (247) 2,38 (255) 7,59 (365) 35,11 (445) 304,020
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,34 1,33 -1,83 -0,84 1,17 1,34 2,51 208,500

 G
(1)

5,67 1,00 4,67 0,67 -0,67 0,67 12,01 230,840
7E
(1)

5,33 1,00 1,00 0,67 3,67 3,67 15,34 253,240
7H
(1)

7,00 4,00 1,67 4,67 1,67 0,67 19,68 251,880
8A
(34)

15,04 8,29 8,34 8,54 7,25 14,12 61,58 391,730
8B
(33)

14,45 7,55 7,50 8,58 5,09 11,08 54,25 364,650
8C
(34)

14,35 7,62 6,89 8,32 5,02 12,14 54,34 366,900
8D
(37)

9,14 5,14 4,50 5,05 1,59 5,98 31,40 290,660
8E
(38)

7,82 5,76 3,81 5,07 1,57 5,82 29,85 283,910
8F
(36)

10,89 5,38 4,02 5,07 2,18 8,23 35,77 309,540
8G
(35)

6,70 4,20 4,11 2,88 0,54 6,77 25,20 273,290
8H
(37)

9,31 4,97 5,22 5,23 1,87 5,91 32,51 293,640
8I

(35)
9,80 5,31 4,97 5,57 4,10 8,03 37,78 314,580

8İ
(1)

11,67 4,33 7,33 5,00 5,67 5,33 39,33 320,260
8K
(30)

7,69 4,43 4,56 3,55 1,37 4,01 25,61 271,920
8L
(42)

10,73 6,26 5,12 4,62 2,74 7,14 36,61 309,630
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 397 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 397 16 1
İSTANBUL ilinde 2657 239 52 22

Genelde 81088 5713 1379 315 70

DERECELER

Genelde sınava 1379 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 474. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 52 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 40. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,77 0,93 38

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,65 26

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,37 0,50 37

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 1,39 1,42 28

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,91 2,01 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,79 1,71 30

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,73 0,70 37

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,26 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,82 2,56 47



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A  S T    M 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,888 304,020 2 392 392 2614 79783

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 2 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 1,34 10,43 9,86

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,33 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 -1,83 5,28 5,31

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 -0,84 5,59 4,66

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 1,17 2,98 2,38

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,34 7,98 7,59

Toplam: 90 16 70 -7,33 -8 2,50 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBaAcdbDbdabbabaAcdd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) badBbcDcba

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcabbacbcd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) B bcbcaabc

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcdDcbbcACcb  cdcda 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbcbCcbbCccdbbaCbDcc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 7 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
R Ü*YSA ŞAHİN 1245  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,109 304,020 1 321 321 2230 63572

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 2 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 1,34 10,43 9,86

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,33 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 -1,83 5,28 5,31

İngilizce 10 1 3 0,00 0 -0,84 5,59 4,66

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,17 2,98 2,38

Fen 20 8 12 4,00 20 1,34 7,98 7,59

Toplam: 90 30 53 12,33 14 2,50 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CabdBBaabdbbADCCdadd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDadbADAbd

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bdbDcCdcc 

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) acbA      

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cbbaBadcACBaADaBccdb

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bdaCaBaDdDcBAdcbAbbB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 6 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Y   Z  URAK ÖZDEM R 71  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,844 304,020 1 329 329 2292 66365

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 1 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 5,67 10,43 9,86

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,00 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 5,28 5,31

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 5,59 4,66

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 -0,67 2,98 2,38

Fen 20 5 13 0,67 3 0,67 7,98 7,59

Toplam: 90 29 51 12,00 13 12,00 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cB Dcbdc AbCCbD C  C

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcdcDAbc a

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCcCABdc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAccDBbccc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bbcCdacdBbc bBcd bBc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCdcbDabc dbBdcadB A

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 6 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KILIÇ 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,239 304,020 1 307 307 2125 58578

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 1 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 5,33 10,43 9,86

Tarih 10 2 3 1,00 10 1,00 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 1,00 5,28 5,31

İngilizce 10 2 4 0,67 7 0,67 5,59 4,66

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,67 2,98 2,38

Fen 20 7 10 3,67 18 3,67 7,98 7,59

Toplam: 90 25 29 15,33 17 15,33 38,08 35,11

Sözel (TÜR) C  c da b DAADC   bA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR)  c a c AD 

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  da aC  B 

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)  D bAa ad 

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B      cA c   D cACb

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cdc CcbDCabcAb aAD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 3 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 6 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ADA HOROZ 1756 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,885 304,020 1 308 308 2137 59079

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 1 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 3 7,00 35 7,00 10,43 9,86

Tarih 10 4 0 4,00 40 4,00 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 1,67 5,28 5,31

İngilizce 10 5 1 4,67 47 4,67 5,59 4,66

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,67 2,98 2,38

Fen 20 3 7 0,67 3 0,67 7,98 7,59

Toplam: 90 25 16 19,67 22 19,67 38,08 35,11

Sözel (TÜR) A BDDbdDc      A B C

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CB  DA    

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  Dc  C    

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  AA DBb  D

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b   c    a  D Ab  B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cd c   c  AC C   ccd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 0 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 1 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 3 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SULTANOĞLU 1519 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,040 304,020 14 34 34 387 7414

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 10 4 8,67 43 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 71 13 66,67 74 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCbBcDDABDcAbCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCBaBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcCDca  A BC  DBb CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DcBaCBDDCDAaACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU NİSA KUZU 1147 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,818 304,020 33 213 213 1517 37771

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 7,25 2,98 2,38

Fen 20 9 10 5,67 28 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 49 29 39,33 44 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABd DbBD ADC  DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDDCaCABdb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bccbbdA  d  b b CaB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBaD ccdAaBabcABbc

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU BİÇER 1151 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,501 304,020 10 21 21 243 4288

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 8 6 6,00 30 7,25 2,98 2,38

Fen 20 19 0 19,00 95 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 73 10 69,67 77 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDcBDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAbbBaA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BbC  d  Ad CdccB ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABC BDDCDABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 0 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK KORKMAZ 1206 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,023 304,020 6 9 9 112 1842

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 14 4 12,67 63 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 78 10 74,67 83 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCDaC Bb BCADbBAAdD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcDDCacBACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE GÜRBÜZ 1108 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,108 304,020 8 15 15 182 3123

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 14 2 13,33 67 7,25 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 77 8 74,33 83 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AB abABDdbDCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD CA bCBC DDBAACDa 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCcbBACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA BERK GÜZEY 1154 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,118 304,020 15 38 38 438 8753

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 6 5,00 25 7,25 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 69 14 64,33 71 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDbABDAADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCadABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) a cd  AbdC bDB  CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdBbDCaABACBCADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EFE AKPINAR 1702 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,062 304,020 3 5 5 73 1010

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 15 1 14,67 73 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 80 6 78,00 87 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDAADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADAaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDcC  AC CADD AACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCCcDDCcABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KAHRAMAN 1903 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,410 304,020 9 17 17 209 3735

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 11 4 9,67 48 7,25 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 75 10 71,67 80 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdaDABDbADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBbADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD Cb AaBCAcc  ACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCcABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU MİRAY ALVER 1709 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
458,804 304,020 2 4 4 63 866

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 15 2 14,33 72 7,25 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 82 5 80,33 89 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDBC BdC CADbBA CDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİE MASAL KARA 1142 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,550 304,020 17 41 41 446 8918

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 8 9 5,00 25 7,25 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 70 17 64,33 71 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDbAcCCbDCb

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcaBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAbDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCbaC ab Bac cBdACa

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcDDCDABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DİLA ONAT 1893 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,503 304,020 4 7 7 87 1241

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,25 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDcADCCAaACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDBdABAdBCADDdAACDBb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCaABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KELEŞ 957 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,475 304,020 19 71 71 626 13003

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,25 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 63 23 55,33 61 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDAdDbAcCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bDdcCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCccBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) cDCAdaDdCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCbaCA AdBb  aB ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABadBDDdDAabCBbADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇALIŞKAN 1130 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,761 304,020 20 73 73 635 13215

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 9 7 6,67 33 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 65 21 58,00 64 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDbBDcAcCCdDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBbADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCcdABAb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dbBC  c BCdDDc dCDBb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCcABACBCAbABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM ERCAN 1190 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,962 304,020 34 228 228 1593 39557

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 3 6 1,00 10 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 6 7 3,67 18 7,25 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 47 32 36,33 40 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDbdbcAcCCdDbCBbb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADACDdD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbdcbBCA b

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  b dc b d AcD A CDBa

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCbBbDCadaAac  D BDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SARE YAVUZ 1967 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,387 304,020 11 23 23 271 4764

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 6 1 5,67 28 7,25 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 71 6 69,00 77 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDAADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdAbAaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C     A     D   CaBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCcABACBCADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AKICI 1550 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,813 304,020 31 196 196 1424 35184

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 3 4 1,67 17 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 8 4 6,67 33 7,25 2,98 2,38

Fen 20 10 9 7,00 35 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 49 28 39,67 44 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bdbABc DbdDdAaCCADdA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBaBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDbA   dbb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B daaC BA B     cACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DccdaBDbCaABbaBCAa B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 2 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN GÜNEŞ 1234 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,150 304,020 21 78 78 677 14275

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 5 4 3,67 18 7,25 2,98 2,38

Fen 20 16 3 15,00 75 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 65 12 61,00 68 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDccBD AaCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Cb d  A c   a  A D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBbDCcAa CBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY GÜLER 1160 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,946 304,020 26 117 117 905 20030

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 4 5 2,33 12 7,25 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 62 17 56,33 63 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCdBdDDABDcADCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bcd cC  b     a  A D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbdCdcDDCaABACBCADca

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EMİR ÇAKIR 1170 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
497,784 304,020 1 1 1 1 11

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,25 2,98 2,38

Fen 20 20 0 20,00 100 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 89 1 88,67 99 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCAbADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCDBCABACBCADDBAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBDDCDABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 1911 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,223 304,020 32 200 200 1439 35372

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 3 5 1,33 13 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 4 9 1,00 5 7,25 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 46 33 35,00 39 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dcBDDbBDbA CCdDACBCa

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) C CADdCDBb

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDDCBadadD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAdc BbA c

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Ca  b Ad ad  c dbDBc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCdBDDCDbBcCddADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN GÜLEZ 1560 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,462 304,020 25 112 112 872 19234

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 3 6,00 30 7,25 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 61 19 54,67 61 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCdBBacABDcADCdADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbcCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCaDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDd   A d     cB ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCdcbDCcAabCBdADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN EKSER 1801 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,063 304,020 30 188 188 1375 33650

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,25 2,98 2,38

Fen 20 12 8 9,33 47 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 47 27 38,00 42 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcBDDbdDcAcCCbDdCBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADdCcaD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dDDCa   AD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbdDDBCA D

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  b       C   BAACDd 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCaBcDCDcaAdBCAcdBDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 1 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BARAN ŞIK 1723 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,202 304,020 24 98 98 794 16979

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 8 7 5,67 28 7,25 2,98 2,38

Fen 20 12 7 9,67 48 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 65 19 58,67 65 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDabdDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  cBb  Adddd bBAACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) aCCBbDaDbaACBdAD BcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL EFE ÖZKAN 1915 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,269 304,020 18 58 58 547 11186

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 6 9 3,00 15 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 69 16 63,67 71 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDcABDcAbCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CbaCb cddb  bBd CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cABCCBDDCDABACBCcDAc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT K ARSLAN 1144 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,894 304,020 13 30 30 344 6477

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,25 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 73 11 69,33 77 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDbBDcADCCdDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcdDc  ac dCAD*  A D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBDDCDABACaCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BABAR 1153 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,719 304,020 28 141 141 1066 24301

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 5 11 1,33 7 7,25 2,98 2,38

Fen 20 12 5 10,33 52 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 59 24 51,00 57 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDbdDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBadBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CacC dc d dbbad CDBa

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) aCCcDDCcABACcC   BDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 4 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK MAMUR 1213 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,686 304,020 29 180 180 1326 31991

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 4 12 0,00 0 7,25 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 54 32 43,33 48 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdcbAdDcAaCCbDbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCcCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dAaDDCBbaA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAbDBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cbdDabAcbdBacDba    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCbBcDCcdBACdCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR KAYRA HAZAR 1526 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,456 304,020 27 133 133 1008 22761

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 3 6,00 30 7,25 2,98 2,38

Fen 20 11 8 8,33 42 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 58 21 51,00 57 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABcDDbBDdAcCCADACBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dcCADAdDBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CccC  A     D  dCDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCdBbDCDAaA aaADcBDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 6 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP FİDAN 104 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,722 304,020 22 88 88 709 14959

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 5 5,33 27 7,25 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 64 18 58,00 64 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDAdDcADCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcCdCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a d cC  A ddA DB  CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcbbCaAcACBCAcAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN NISA GÜLER 1600 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,790 304,020 23 93 93 741 15551

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 4 11 0,33 2 7,25 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 65 20 58,33 65 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDbBDAbDCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aBbADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cbad  Ad acDac  aDac

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BaCBbDCDABACBaADbBDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERŞAHİN 1486 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,750 304,020 7 13 13 151 2553

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 14 2 13,33 67 7,25 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 78 8 75,33 84 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDABDdADCCADbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCD C  bCBCAD cAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcbDCcABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EFE KOL 1141 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,922 304,020 16 40 40 441 8816

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 7 1 6,67 33 7,25 2,98 2,38

Fen 20 16 3 15,00 75 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 69 7 66,67 74 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABcaDABD ADCdADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCD C  A a        D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) aABCCBDDCcABdCB ADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AZRA DERE 1102 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,204 304,020 5 8 8 95 1496

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 13 1 12,67 63 7,25 2,98 2,38

Fen 20 20 0 20,00 100 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 79 5 77,33 86 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDcABDdADCCADbCBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCAbACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDaCABA  CADD  AC B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURU ÖZLÜ 810 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,113 304,020 12 27 27 320 5875

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,04 10,43 9,86

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,29 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,34 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,54 5,59 4,66

Matematik 20 14 2 13,33 67 7,25 2,98 2,38

Fen 20 13 4 11,67 58 14,12 7,98 7,59

Toplam: 90 71 10 67,67 75 61,58 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABB DABDAAaCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR)  DCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDaCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CbBC  bCBCADD AACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCdcbDCcABAC  AD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 2 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜ 220 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,008 304,020 14 82 82 692 14607

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 6 2 5,33 27 5,09 2,98 2,38

Fen 20 15 4 13,67 68 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 63 14 58,33 65 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCAaBDDABDAAaCCdDbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCaCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAdDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B    d  A Ba     ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cABCCBDDCDdBACcCAc B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KARAMAN 1785 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,159 304,020 13 77 77 654 13669

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 8 7 5,67 28 5,09 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 64 20 57,33 64 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBaADAacBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDC CABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCbBc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Ca C abdBbADaa  CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BdCcbDdcAaACBCAaABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEYZA ŞEN 1282 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,063 304,020 4 29 29 339 6445

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 9 9 6,00 30 5,09 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 74 14 69,33 77 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDABDcADCCADACBbC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) abaCbBbdcCAD dbACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCcABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZGE ÇAVUŞ 1410 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,994 304,020 20 110 110 854 18480

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 4 1 3,67 18 5,09 2,98 2,38

Fen 20 13 4 11,67 58 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 60 12 56,00 62 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDbBDAdDCCAaACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADbaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)     A A       c  DB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BdaBDDC ABACBd a BDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 2 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BİLGİN 752 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,710 304,020 1 12 12 136 2257

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 8 0 8,00 40 5,09 2,98 2,38

Fen 20 18 0 18,00 90 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 76 0 76,00 84 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDAADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD C         B ACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCB DCDABACBCAD BDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 0 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU GÜN 1680 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,770 304,020 22 115 115 894 19761

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 6 8,00 40 5,09 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 64 22 56,67 63 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABcaDdBacAaCCADdbBCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCAcD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbaC  b ddAaD AACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCbcDDCDABdCBbAbABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BILGEN KARAKAYA 1409 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,832 304,020 30 233 233 1631 40709

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 2 0 2,00 10 5,09 2,98 2,38

Fen 20 5 1 4,67 23 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 39 10 35,67 40 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AddDDbBDA cCC DACBC 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADbaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDaC      

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    C              B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BC Ba            BD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 0 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ABİK 1387 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,848 304,020 17 97 97 772 16483

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 6 8 3,33 17 5,09 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcdDDbBDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdADAaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCcdcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bb Cdcd  a  bBdACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCDABACBdADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CANKURT 1341 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,223 304,020 33 287 287 2021 54532

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 0 1,00 10 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 3 6 1,00 5 5,09 2,98 2,38

Toplam: 90 26 15 21,00 23 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCA cDDbBDcA CCAD c

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bDCaC DAc 

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  d D C DBc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)   C       

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a d  Cd d    c B c D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 2 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SOLAK 1334 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,131 304,020 8 57 57 537 10973

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 8 2 7,33 37 5,09 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 67 12 63,00 70 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDAdDcADCC DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cb C  A   A   AACaB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDbCcbBACBCADABDc

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CER   ÇELEBİ 1303 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,616 304,020 25 124 124 971 21710

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 7 1 6,67 33 5,09 2,98 2,38

Fen 20 10 4 8,67 43 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 56 13 51,67 57 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDbdDcAaCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C aBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  ACDDCcDcd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)   CDBC  A  C    b  D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) D BCCcDDCa BA  a  dB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 2 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ESEN 1415 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,972 304,020 16 94 94 746 15790

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 8 1 7,67 38 5,09 2,98 2,38

Fen 20 12 5 10,33 52 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 62 14 57,33 64 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDcABDcAcCdADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBbADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCBCABAc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C  C  A    aD  ACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) B CBbDCDbBACBaAc B *

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN İNCEKARA 1417 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,331 304,020 26 163 163 1203 28395

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 5,09 2,98 2,38

Fen 20 9 2 8,33 42 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 51 8 48,33 54 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDbBD AaCCdDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aBCADAC BD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  DDCcCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  b                  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCa  A      BD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 0 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 1 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ŞİRİN 1358 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,915 304,020 12 70 70 618 12881

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 5 6 3,00 15 5,09 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 65 16 59,67 66 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDABDcADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) acaBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBbBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bb b d  A Bac    ACc

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cABCdcDDCcABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA TÜMER 1275 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,109 304,020 28 184 184 1346 32916

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 7 4 5,67 28 5,09 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 53 24 45,00 50 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbABdabbdDc DCCADdA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CbCDaCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)   C BC  A  C  bdbbCD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbaC caDCbABAacC  dB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ACAR 1394 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,194 304,020 21 114 114 886 19627

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 2 2 1,33 7 5,09 2,98 2,38

Fen 20 13 3 12,00 60 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 60 10 56,67 63 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDbBDcADCCbDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bc   C       a      

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAcCbBcDCDABA B A  B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 2 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SENA ŞENTÜRK 1294 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,040 304,020 7 55 55 532 10723

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 11 5 9,33 47 5,09 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 67 19 60,67 67 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDABDcADCdADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBdAbADa

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCb C  d cbADDdAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) aABCbcbDCcABAaBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN EFE ÇETİN 1425 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,278 304,020 6 47 47 482 9702

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 9 6 7,00 35 5,09 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 70 15 65,00 72 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDAAcCdADACBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABcD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) ab C  db dADbBAACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCccBACBCADcBDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN SAYIN 1291 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,097 304,020 3 24 24 278 4981

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 6 8,00 40 5,09 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 74 11 70,33 78 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBD ABDcADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCbaC  b ddAaD AACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABdCcDDCDbBACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ALANYURT 1401 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,090 304,020 9 59 59 550 11235

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 6 6 4,00 20 5,09 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 67 15 62,00 69 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDbBDcADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bbd BCd d  a    dACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcbDCDABACBdADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EMIR ERDEM 1384 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,930 304,020 29 193 193 1418 35148

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 3 5 1,33 7 5,09 2,98 2,38

Fen 20 11 7 8,67 43 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 49 27 40,00 44 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AaBDacBDAAaCCAbdCBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CaCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dDDCcCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CdAbDdCAcb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C  d a C b  D  c b  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCDdBcac*Ab  cA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA İNAN 1332 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,016 304,020 11 64 64 582 12003

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 6 8,00 40 5,09 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 68 18 62,00 69 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCAadDDABDAADCdADbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B ab C  dbBdADbBAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbBCCcbDCccBACBCADcB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA EROĞLU 1344 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,133 304,020 15 86 86 701 14845

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 3 5 1,33 7 5,09 2,98 2,38

Fen 20 15 4 13,67 68 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 64 13 59,67 66 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDdAcCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B    Cd b    bD   da

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cA CdcDDCDABAaBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YAŞIRTU 1395 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,582 304,020 2 19 19 223 3863

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 2 9,33 47 5,09 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 74 8 71,33 79 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDcABDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBaADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDdBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Cb C  A  dADD A CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcDDCcABACBaADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL TAHA ER 1368 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,940 304,020 19 107 107 837 18207

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 9 10 5,67 28 5,09 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 64 23 56,33 63 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdD AdDcAcCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) aAADDBCA D

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C aCdaAbBdcaacbACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdBbDbcABACBbAbdBDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA NUREDİNİ 1224 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,119 304,020 31 277 277 1919 51529

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 2 5 0,33 3 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 3 1 2,67 27 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 3 1 2,67 13 5,09 2,98 2,38

Fen 20 7 8 4,33 22 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 29 23 21,33 24 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABd D dbcADCdc ACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBd bA c c

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  DbCB   d 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CA    Cd  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C aC              B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)  CbBcbaDc AaBdAb B  

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 1 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 0 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 6 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH METE HANGÜL 1372 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,139 304,020 10 63 63 580 11984

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 4 5 2,33 12 5,09 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 67 12 63,00 70 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDbBDcADCCcDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Cbabb A cC        

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBDDCcABACBCcDAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA KARAKULAK 1258 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,072 304,020 32 280 280 1948 52349

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 4 4 2,67 27 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 1 2 0,33 2 5,09 2,98 2,38

Fen 20 6 13 1,67 8 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 36 34 24,67 27 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbdBcDbcBDcADCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcbaCADAaB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDbcDBc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)  bCA abBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)      b           A b

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbcadcDDCaccAd aAbAc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Ö YUSUF MELEKENOĞLU 1930 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,589 304,020 27 168 168 1238 29625

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 2 1 1,67 8 5,09 2,98 2,38

Fen 20 4 1 3,67 18 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 49 6 47,00 52 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBaD BDAADCC DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADAacBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CD CBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)             b  A D  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)        b  A B    BD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 0 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 1 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 0 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÇELİK 889 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,750 304,020 18 100 100 802 17122

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 7 5 5,33 27 5,09 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 60 20 53,33 59 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDbAcCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcCcdAD DB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDDC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCAADDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Ca CA bd b D a  CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABdCcbDdcAaACBCAaAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ TUNCA 1251 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,471 304,020 5 46 46 480 9657

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 3 9,00 45 5,09 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 66 17 60,33 67 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABbcAbCCADbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBbADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDdcbBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAADDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDC ab  A    DbBAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCbBbDCDABAdBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASMİNA TUNALI 1361 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,976 304,020 24 122 122 958 21284

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 3 9,00 45 5,09 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 61 19 54,67 61 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDbbdDcADCCADACBbd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCcCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDBC  A     bdbACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) aC cbDCbABAacC  dBDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARACA 1380 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,246 304,020 23 116 116 899 19929

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 33 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,45 10,43 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,58 5,59 4,66

Matematik 20 10 2 9,33 47 5,09 2,98 2,38

Fen 20 12 7 9,67 48 11,08 7,98 7,59

Toplam: 90 58 20 51,33 57 54,23 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBC BBDDbBDcAbCdcDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C dBdADAaB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcCDbCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCA DDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDC a   A  a D BAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCbBbDCDccAaBdAb B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA GÖREN 1447 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,880 304,020 19 123 123 967 21611

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 3 2 2,33 12 5,02 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 59 16 53,67 60 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDbBDcAaCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBbADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    b    B       aDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCbBcDCDbabCBCbDABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇELİK 1487 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,048 304,020 21 137 137 1023 23232

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 3 5 1,33 13 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 9 5 7,33 37 5,02 2,98 2,38

Fen 20 14 5 12,33 62 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 53 26 44,33 49 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdaDcBDAAcCdbDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcCADbCD D

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbC adBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) abAbbBCd  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbcdABA B   c  ACaBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdaDDCDAdbCBCA AcDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM ÇALIŞKAN 1923 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,220 304,020 3 11 11 129 2102

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 11 4 9,67 48 5,02 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 78 7 75,67 84 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bD C cd BC Da AACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCDABACcCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TALHA ESER 1711 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,042 304,020 13 54 54 531 10722

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 5 4 3,67 18 5,02 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 67 11 63,33 70 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDbBDcADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDaBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDaCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CD C  c daA  c    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBDDCcABACBCAbAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT NAZLI 1111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,812 304,020 11 52 52 516 10300

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 11 3 10,00 50 5,02 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 67 13 62,67 70 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) A dDc BDAbaCCADACBdC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCB AcdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  AADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD C  bC bAD c ACDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCbABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 0 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA ÖZTÜR K 1488 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,289 304,020 28 185 185 1356 33193

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 9 1,00 5 5,02 2,98 2,38

Fen 20 12 8 9,33 47 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 52 31 41,67 46 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdabdBDcAcCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCabADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bACDbdBcBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAbDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CDaddcdd b D   d a

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bABCCccDaacBAdBCbDAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN YILDIZ 1490 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,291 304,020 10 49 49 510 10187

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 7 2 6,33 32 5,02 2,98 2,38

Fen 20 16 3 15,00 75 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 65 13 60,67 67 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDaABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCAbACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBddBcD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDaC       a    CDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCcABACB ADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZTAN 147 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,268 304,020 30 215 215 1525 37963

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,02 2,98 2,38

Fen 20 8 12 4,00 20 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 45 32 34,33 38 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdcbABDAADCddDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBdAbAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aAdDDCcbdd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCAAcDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bb  B A      D d   D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbdaCcaDCDcBAaddbbcB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AZİZ KARAKAŞ 1498 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,065 304,020 23 159 159 1178 27447

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 7 3 6,00 30 5,02 2,98 2,38

Fen 20 11 6 9,00 45 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 53 21 46,00 51 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDccdDcAcCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDaBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACD CcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCA a BCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B dDBd  A  C  b   CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cAdC BbDbacBACB  DAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 4 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DAĞIDIR 347 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,156 304,020 5 31 31 351 6626

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 12 4 10,67 53 5,02 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 72 14 67,33 75 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAAaDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDaC BA cC D BAdCaBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCbccDCabBACBdADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA AKDEMİR 1471 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,603 304,020 9 45 45 477 9621

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 8 2 7,33 37 5,02 2,98 2,38

Fen 20 13 5 11,33 57 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 67 11 63,33 70 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDbADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADAaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C  C  A aaA D   CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)  CbcDDCcABACBCAc BcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 3 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE MOLLA 1460 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,704 304,020 26 176 176 1279 30645

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,02 2,98 2,38

Fen 20 14 5 12,33 62 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 53 26 44,33 49 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBBaDbBDcA CdcDACBdC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCBCdBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  AAbDBCABb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  cdb ab  dcDD   bDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCDbaA BdAcABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATILGAN 1454 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,413 304,020 29 191 191 1408 34940

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 3 7 0,67 3 5,02 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 48 20 41,33 46 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbdaBa b D ADC ADd 

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CD  dADA B

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) a  DDCB  A

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B     b Ad ad  c dbD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAcCdBDDCDbBACddADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 1 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KISMET 1477 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,732 304,020 8 43 43 452 9112

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 5 2,33 12 5,02 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 69 10 65,67 73 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDcADCCADdCBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cb d  b dd      CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCaABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUNA ÇEKER 1995 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,214 304,020 15 61 61 565 11674

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 5 4 3,67 18 5,02 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 67 12 63,00 70 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcBDDABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cb C   ddb      CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCccBACBCADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAHRAMAN 1124 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,414 304,020 22 147 147 1100 25376

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 5,02 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 56 23 48,33 54 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABcDDABDcAcCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcaBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAADDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bc c   a ac   b   Ca

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbBCbcDDCadBAaBCAcAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR KIRNAPCI 1438 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,446 304,020 31 218 218 1543 38243

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 5 3 4,00 40 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 6 3 5,00 25 5,02 2,98 2,38

Fen 20 7 9 4,00 20 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 45 23 37,33 41 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) daBDDb DcADC bDcCBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) C CdDACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcC  ABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bA  DBCAab

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbBbA A a  D      B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) caac DCabBACdd c BD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YENİAY 1453 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,680 304,020 2 6 6 80 1165

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 13 1 12,67 63 5,02 2,98 2,38

Fen 20 17 2 16,33 82 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 80 3 79,00 88 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CD C  ACd ADD AACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcbDCDA ACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 0 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL KARABULUT 7 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,965 304,020 12 53 53 523 10505

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 8 5 6,33 32 5,02 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 67 15 62,00 69 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CdCABBDDbBDcAbCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CD BCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) abCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcC aC  A Bb cbB AC 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAaCCBbDCaABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BIYIKLI 1667 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,060 304,020 4 22 22 248 4358

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 10 1 9,67 48 5,02 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 71 8 68,33 76 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABD AcCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCA AaDBb

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dD    A  CADD  ACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcaDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK EREN 1413 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,224 304,020 20 129 129 996 22461

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 2 4 0,67 3 5,02 2,98 2,38

Fen 20 13 6 11,00 55 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 53 17 47,33 53 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDDABDAA CCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) ab  bADbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  dCDcC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B  aca Bd           

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABC BcDCcbBAaBCAbcB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KÖSE 1921 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,258 304,020 32 227 227 1589 39443

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 4 2,67 13 5,02 2,98 2,38

Fen 20 10 9 7,00 35 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 46 25 37,67 42 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbAcBbDcaD A CCbDdA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bDCBCADAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  A DbC D d

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADbBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a  D    A  d  a  dCD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cAaaCcbDCcA ACBbAccB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 2 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇAY 1473 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,823 304,020 16 84 84 694 14665

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 7 4 5,67 28 5,02 2,98 2,38

Fen 20 14 6 12,00 60 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 64 17 58,33 65 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDcABDcADCdADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDdBdcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) abcd BA B   D   CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCCcbDCaABAaBCADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZ 1480 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,702 304,020 14 60 60 562 11550

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 6 1 5,67 28 5,02 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 63 14 58,33 65 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBaABBDDABDcADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCdCAaADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcCDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAADcBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B C  C     C  D   Ca

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBcDCDABbCBCAccB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN YAĞCI 1497 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,579 304,020 17 92 92 730 15317

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 7 7 4,67 23 5,02 2,98 2,38

Fen 20 14 5 12,33 62 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 64 19 57,67 64 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABcDDABDcADCCAcACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCAbAacBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) db CA b c cDbB ACaB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdcDDCDABbCd AbABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YİĞİT ŞENTEPE 1823 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,230 304,020 27 177 177 1305 31448

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,02 2,98 2,38

Fen 20 11 9 8,00 40 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 53 25 44,67 50 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBdABdaD BDAADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) acbBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) C CDaC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) dcCb a   dda   B AbD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) ccaaCcbDCaAaACBCAbAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ IRMAK 1429 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,036 304,020 24 164 164 1216 28820

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 3 8 0,33 2 5,02 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 54 26 45,33 50 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDcABDcADCCbDdCBaC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCdDACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCcdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) abADDBCA b

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) aaab ac  b b B  C B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BaCcbDCcbBbCBaADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AYATA 1482 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,954 304,020 6 33 33 374 7238

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 11 5 9,33 47 5,02 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 71 15 66,00 73 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDcAdDAADCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDbCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDC  C BAdBCADbc Ada

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBcDCcbBACBbADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF KARAKOÇ 1925 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,182 304,020 7 37 37 423 8478

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 8 5 6,33 32 5,02 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 71 12 67,00 74 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcBDDbBDAADCCAaACdCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cc d  A dCA D dA DBc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdcbDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SÜRMELİ 1938 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,094 304,020 1 2 2 44 556

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 17 2 16,33 82 5,02 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 83 6 81,00 90 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBaDABDAADCCbDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADAaDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbdCABACBCADDBAACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcDDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALTINTEPE 1927 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,889 304,020 34 271 271 1887 50099

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 3 1 2,67 13 5,02 2,98 2,38

Fen 20 7 11 3,33 17 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 40 32 29,33 33 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbbBdDabdDcAaCCcDbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbbBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) adbDDCaaBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAAbDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)    D    c    D     D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAcaaBbcbD acaBaAc B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE GÜNKAYA 1485 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,841 304,020 33 244 244 1694 42539

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 10 0,67 3 5,02 2,98 2,38

Fen 20 7 8 4,33 22 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 46 31 35,67 40 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbABdDDbBDc DCCcDbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDaBbcDADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCDDC aBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAaDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) aDC Bb add bdb cd C 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) Db C BbDCacaAadC   c

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ENSAR DEMİR AN 1451 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,732 304,020 25 171 171 1266 30260

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 5 2,33 12 5,02 2,98 2,38

Fen 20 11 6 9,00 45 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 51 23 43,33 48 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDb BDcADCC DACBaC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBddBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CbdabBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C c     db  cB  CcB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) B dcbDCDbBA a AcABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR TİRYAKİ 675 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,739 304,020 18 103 103 817 17700

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 34 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,35 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,62 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,89 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,32 5,59 4,66

Matematik 20 4 6 2,00 10 5,02 2,98 2,38

Fen 20 16 4 14,67 73 12,14 7,98 7,59

Toplam: 90 60 19 53,67 60 54,34 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bdCABdDDABDAADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcacbADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  cCDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B bD C  ddca Dc     

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCdcbDCaABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA NUR EYMUR 1599 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,864 304,020 37 395 395 2624 80278

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 0 6 -2,00 -20 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 0 13 -4,33 -22 1,59 2,98 2,38

Fen 20 3 9 0,00 0 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 9 51 -8,00 -9 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CcabdcabdBc Abd bD  

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bDda c b c

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dbd ca b  

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) abdb c B  

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cbbad b  ac db a d a

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) b dbCac b A d c A c 

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 5 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 4 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KALAYCIOĞLU 854 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,993 304,020 27 309 309 2143 59403

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 5 2 4,33 43 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 9 6 7,00 35 1,59 2,98 2,38

Fen 20 4 13 -0,33 -2 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 30 39 17,00 19 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBcabbBDcd Cd DAbB a

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) d CADA aB 

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDD  addA 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbda c A  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) aDaCc b c ADDBA  bBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BadcbDbDAabdaddc   d

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT ÖZEREN 284 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,632 304,020 4 131 131 1005 22692

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 9 10 5,67 28 1,59 2,98 2,38

Fen 20 12 8 9,33 47 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 60 29 50,33 56 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBdABcDcABDAAcCCbDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) acbBbADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAdDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcCb bAdbbcacbDBAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cABaCcDDdDAdACBbAccB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI AKTAŞ 1207 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,787 304,020 9 156 156 1154 26903

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 6 0 6,00 30 1,59 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 52 18 46,00 51 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBaDbBDbADCC DbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADdbd

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDcCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCbA  BCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CD C            CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAdaacaDCcbdACBC   B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 0 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA UZUN 1602 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,831 304,020 34 380 380 2538 76388

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 24 66 2,00 2 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBdabdBbdcbdadDAdBdd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dddcbbdDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dbDdBdbdAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bddDaBdbda

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dbddbBddBdcDDadcdDcD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dbbdbbdDdBdbBddbddDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL FIRAT 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,768 304,020 23 262 262 1848 48262

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,59 2,98 2,38

Fen 20 7 13 2,67 13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 41 44 26,33 29 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDABDAdcCCcDAbBda

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBdADdCDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bacCBdccda

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAbaDBCdBc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbBCd caadc a A b Ba

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BaCccDaadBbbcdbDcBDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 7 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN POYRAZ 42 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,295 304,020 17 207 207 1490 36842

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 2 1 1,67 17 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,59 2,98 2,38

Fen 20 12 8 9,33 47 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 40 20 33,33 37 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbABBDbABDAA CC DbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) acC dADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) adCDDC    

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)     b D C 

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a  a bA             

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCbcbDdbbBAaaCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 2 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 0 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY EROĞLU 763 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,769 304,020 13 182 182 1336 32314

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 7 2,67 13 1,59 2,98 2,38

Fen 20 14 2 13,33 67 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 46 22 38,67 43 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) C CABcbcbBDcdDCC DC 

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CD  bADAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  cCDDCaDB 

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)  cCAA  Bbb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B bc Cd AbdC caB    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCd  DCDb ACBC DAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 1 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 2 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 0 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANDAN 1092 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,079 304,020 29 325 325 2253 64592

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,59 2,98 2,38

Fen 20 6 10 2,67 13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 29 27 20,00 22 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) a  A d cbd cc C dDbd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCAaADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDaCaDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) d Cb   B  

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)         c      d   D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbBCbcbbaDA bd a  cB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 6 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL VURAL 765 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,487 304,020 15 201 201 1450 35639

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 1,59 2,98 2,38

Fen 20 10 10 6,67 33 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 49 23 41,33 46 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDcbBDdADCCcDAbBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) ddCADddcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  a b                

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BabBaDdccBAacdADABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SARI 775 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,777 304,020 21 230 230 1612 39984

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 4 4 2,67 27 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,59 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 44 28 34,67 39 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBc AdD ADCd DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) Cbd CdDA c

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddbDcC DBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a bcB A bbcC c a    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAadCaDDCaA dbcd D B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 4 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN TAN 1597 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,645 304,020 7 148 148 1114 25951

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 13 6 11,00 55 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 57 21 50,00 56 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBbABd DcBDbADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDC CADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a    CcabCBdd D   ac

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAddCabDCDABACBbcD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU TOTUŞ 1716 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,919 304,020 2 67 67 596 12308

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 3 4,00 20 1,59 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 66 12 62,00 69 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBDbABDcAbCdbDCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Cb d     dA     CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBbDCDABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFMİNEÖZATA 1229 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,583 304,020 22 252 252 1766 45282

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 8 7 5,67 28 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 39 33 28,00 31 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBaDbBDcAcCCAD A

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDCBdcbAbc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCabCBDBc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCdADaBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Ba ad   d  ad c     

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABdCcbDaD  daBC  d 

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 3 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN DEMİR 1739 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,288 304,020 24 273 273 1896 50330

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,59 2,98 2,38

Fen 20 7 13 2,67 13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 40 45 25,00 28 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBdABBDDAdDAdcCCcDaA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBdADdaB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcbacCBacA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCdbaDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BaCbBCd caadc a A b 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbBaCccDaadBbbcdbDcB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM ÖZTÜRK 1750 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,871 304,020 3 96 96 754 16156

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,59 2,98 2,38

Fen 20 17 3 16,00 80 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 65 18 59,00 66 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBD ABDcAcCCAaACBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCB ABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dc d  bd CcDaBdcCaB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBbDCcABACBCADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 0 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜNDÜZ 835 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,538 304,020 30 326 326 2273 65478

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,59 2,98 2,38

Fen 20 7 13 2,67 13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 29 61 8,67 10 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CdbdBaaDcBDbAcCdcaaA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbbadbcADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACbcdaadb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) cabcAcbcbd

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcaadbcBACdbcaDBcAbc

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbcaCaDcacbdAadbcDAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 5 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA PEHLİVAN 1789 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,422 304,020 20 223 223 1569 38991

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,59 2,98 2,38

Fen 20 9 8 6,33 32 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 44 29 34,33 38 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBCA BDDAaDbA CCdDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbdbADbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCaDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) c CcADaabA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)   CaBbAddda         

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABaCcbDaaAcAbBd   B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 4 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NUR TÜYLÜOĞLU 1792 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,202 304,020 6 136 136 1022 23183

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,59 2,98 2,38

Fen 20 12 5 10,33 52 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 58 19 51,67 57 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABcDDABDcADCbADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDDCBaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  D a  cd a  acb C B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCCcDD aABAdBaAD BD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 3 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN EFE GEBEŞ 1820 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,434 304,020 11 174 174 1271 30381

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 9 4 7,67 38 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 52 23 44,33 49 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABcaDbBDAADCCdDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CdCDbCcbBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) c CD acd dB b  c cC 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) aABdC  D D BA c Ac B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 2 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 2 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYDIN 1829 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,153 304,020 36 393 393 2616 79843

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 0 20 -6,67 -33 1,59 2,98 2,38

Fen 20 5 15 0,00 0 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) daBabdBcAdDbCbcACdad

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcabDbdcca

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dabCddAdAc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bdAcbdbAab

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bacadabbadbacdbdacdc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) daCaDbaDABcdcbbbdacd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 5 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 6 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HAKAN ERSİN 808 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,111 304,020 31 341 341 2351 67979

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 12 1,00 5 1,59 2,98 2,38

Fen 20 0 17 -5,67 -28 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 27 57 8,00 9 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABcDDbBDdAcCCbDcCBaC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) baCAbddDBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDbCcbAdbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) abdbcaddBb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bDaCAdACabd  d bacdc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dddcbadac  dcd abcac

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 3 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 11 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFAEMRE GÜLTEKİN 861 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,739 304,020 14 189 189 1384 34108

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,59 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 50 27 41,00 46 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdaDABDAdcCCcDdCabC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcCADAdDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDdcCABAc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CbAaDBCABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b aC  b c   ba      

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCDbaACBCAcABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAJAH ALSHEIKHAMİN 1376 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,881 304,020 35 383 383 2562 77286

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,59 2,98 2,38

Fen 20 5 15 0,00 0 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 23 67 0,67 1 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcaDDcBabcbabAcdadbd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcdbbcbDdb

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dacbdaAadc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAAcbBaABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) abcbbBcdaddDaBcACcca

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) daCBcDbDcabdaCbbddcb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÖGEN 985 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,830 304,020 10 157 157 1166 27197

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 3 4,00 20 1,59 2,98 2,38

Fen 20 8 8 5,33 27 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 56 17 50,33 56 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBaDbBDbADCC DACBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCBaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDc       d    cCDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) daacaDCcbdA BC  A DA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR TEMEL 1099 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,953 304,020 28 322 322 2232 63629

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 8 12 4,00 20 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 35 55 16,67 19 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dccbadBDAbbCadDACBdd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bdbcDAbcBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDcCBadBdc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAbDbBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bDcCdadbcdcabBdcbDac

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCdcabCbddbCBCAcbBad

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE AYAN 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,159 304,020 19 221 221 1561 38718

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 7 11 3,33 17 1,59 2,98 2,38

Fen 20 9 11 5,33 27 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 52 35 40,33 45 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) A dDDbBDcAcCddDddBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) adbADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Ccabb AbdCADb dbdbBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cddcbDCababCBdADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ŞEYH MUSTAFA 8885 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,915 304,020 33 375 375 2508 74714

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,59 2,98 2,38

Fen 20 5 15 0,00 0 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 27 63 6,00 7 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBaDbdBDcdbdCcbbdBad

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADbdDBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dabdBCAcdb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bdbaDBCbab

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bbcdAddadbdDbcbAdaaD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dbacacaDcBdbcbdcAdDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK TAŞCI 1848 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,187 304,020 16 203 203 1456 35755

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,59 2,98 2,38

Fen 20 12 8 9,33 47 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 46 26 37,33 41 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdaDbdDcA CCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDaBCADbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bdCDaCBDaA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) aDCbADaBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B d  b              

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbBdCBbDCcAcACBbAacB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ARDA KOZAN 1583 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,128 304,020 26 292 292 2042 55302

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,59 2,98 2,38

Fen 20 7 13 2,67 13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 38 45 23,00 26 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CdbcBdbDABDAAcCdcDab

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcbcdbDbcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CbabDCabdc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) aD c b dA BCc  d Aab

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbcbdBbDbcAcAbaCADdc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KÖSE 777 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,629 304,020 25 284 284 1994 53629

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 5 2 4,33 43 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,59 2,98 2,38

Fen 20 7 8 4,33 22 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 31 32 20,33 23 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBCAcdbDb DA  CC   b

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) Cc a  DADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bA  bC DdA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) B adbcbda 

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Ba Dc A  C ac D dA b

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbddC Dc acdAC Cc  B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 7 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA  *SIM DAYAN 1896 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,171 304,020 32 366 366 2469 72809

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,59 2,98 2,38

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 29 61 8,67 10 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcBaabcbAAcCdccACdbb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADAdcBc

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDbCBCdBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) dbcbDaacda

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) abdCbccdBdAbbccAabBa

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cadcbabbccACabbcbdDc

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 6 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 12 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN YILDIZ 784 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,524 304,020 12 178 178 1314 31695

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,59 2,98 2,38

Fen 20 10 9 7,00 35 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 54 33 43,00 48 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDDdBbcADCC DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCaaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) dAAaDBCAcb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C abAccdaacDcBbcdDcD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BdCabDdacBACBabD BDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS YILDIRIM 807 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,101 304,020 1 39 39 439 8761

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 9 2 8,33 42 1,59 2,98 2,38

Fen 20 18 2 17,33 87 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 68 13 63,67 71 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) AcdDDABDcADCCdDACBCa

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBCcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CbADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD C  Ad aA D  A DB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCDABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 0 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AYDIN 1098 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,619 304,020 5 132 132 1006 22701

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 7 10 3,67 18 1,59 2,98 2,38

Fen 20 10 9 7,00 35 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 62 23 54,33 60 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDDbBDcADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDdBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B CacbdBAdda  ccAAaD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbBCdBaaCabBcCB ADcB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKARSU 1902 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,530 304,020 8 152 152 1141 26652

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,59 2,98 2,38

Fen 20 13 7 10,67 53 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 59 22 51,67 57 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDabBDbAcCCADACBCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDab  cd b abd   D  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCaBbDCccBACdCADbBcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SU KARASU 800 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,498 304,020 18 220 220 1556 38608

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 37 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 9,14 10,43 9,86

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,14 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,50 5,28 5,31

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,05 5,59 4,66

Matematik 20 8 3 7,00 35 1,59 2,98 2,38

Fen 20 8 2 7,33 37 5,98 7,98 7,59

Toplam: 90 44 21 37,00 41 31,41 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCAB aaccadAcC b Cc

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcaBCADA B

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) adCDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) caCA  DBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcC  CA AdcC   B A  

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCc   DA bC      

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 0 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AMED İL ANLI 946 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,416 304,020 23 278 278 1928 51795

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 3 3,00 15 1,57 2,98 2,38

Fen 20 6 10 2,67 13 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 41 28 31,67 35 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBcabbBb cbC  DACBb 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCaddBcb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    a    B    aAACb  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)  aCcaDCDdcb addD Bc 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA CAN DOĞDUAY 1668 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,660 304,020 27 319 319 2203 61971

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,57 2,98 2,38

Fen 20 8 12 4,00 20 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 33 53 15,33 17 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBcbDcBDcAaCdcDA    

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dcbcbAacaD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDbCcadBdb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAdbDBCbBD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) abcbdacbcCAbbcd*bDBD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BdCBacbcdcAbcCbDAdcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KORKMAZ 982 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,896 304,020 38 396 396 2628 80455

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 11 -1,67 -8 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 1,57 2,98 2,38

Fen 20 2 11 -1,67 -8 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 8 53 -9,67 -11 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bd a ccb da Cb d a C

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR)  dac b  da

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) ba dcC a b

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) db aD bcaa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b  ad cbd ADc bc adb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) d ad c abc Cd Ab dc 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 3 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 8 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT EFE ÇOBAN 909 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,514 304,020 34 374 374 2505 74531

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 1 3 0,00 0 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 10 1,67 8 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 16 47 0,33 0 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bdabdcbDbaDdbDCabDCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bbaabcacca

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bb bcbaaBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) Bcab      

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BbCba               

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbBddcDabccaACB     

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 7 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KOÇYİĞİT 1179 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,033 304,020 32 358 358 2408 70685

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,81 5,28 5,31

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 1,57 2,98 2,38

Fen 20 0 1 -0,33 -2 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 18 16 12,67 14 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBcabbBb cbC   A    

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCAbACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDc BdABbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sayısal (MAT) a        a          

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)           b         

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE NAZ ŞEN 818 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,990 304,020 2 44 44 474 9537

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 9 1 8,67 43 1,57 2,98 2,38

Fen 20 18 1 17,67 88 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 66 13 61,67 69 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdaDAdDAAcCdADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcCDbCcaBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B C  C  A B c D  ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN)  ABCCcDDCDABACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇELİK 925 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,497 304,020 4 76 76 650 13575

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 3 3,00 15 1,57 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 61 8 58,33 65 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABBbDcBD ADCC aCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACD      

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDdb C  b  C        

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBDDCDABACBCAcAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 0 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM BERK 1398 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,089 304,020 22 270 270 1884 50021

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,57 2,98 2,38

Fen 20 2 6 0,00 0 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 37 15 32,00 36 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR)  BCc dDcdBDdADCC DC 

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbC dADA B

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) C CDaCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAbDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)                   C 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) acc     a   A ab   B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 4 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 2 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU TÜKEL 1468 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,666 304,020 29 331 331 2295 66429

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 7 0 7,00 70 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,81 5,28 5,31

Toplam: 90 17 11 13,33 15 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR)  Bbcad   dD AbC  DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCAD   

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCDcCab  

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 4 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SATILMIŞ 943 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,789 304,020 11 186 186 1362 33365

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 1 5,67 57 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 6 1 5,67 28 1,57 2,98 2,38

Toplam: 90 44 5 42,33 47 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCABdDD BDcADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C  B AbADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  ACDaC D A

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bc             BAACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 1 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALBAYRAK 1888 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,749 304,020 8 119 119 934 20732

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 7 3 6,00 30 1,57 2,98 2,38

Fen 20 14 5 12,33 62 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 57 18 51,00 57 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBCABdDcABDcADCC DCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CdCD dBDBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)  DbAA DBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B bb C  A     DB ACa

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DcBCdcDDCaABACBCAb B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 1 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SARIMUSTAFAOĞLU 1799 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,050 304,020 28 328 328 2280 65659

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,57 2,98 2,38

Fen 20 4 8 1,33 7 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 29 34 17,67 20 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBcabbBb cba A dC  C

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CD  BdABAc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAbDbaCbda

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    a Bdb  A c   b d 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) aaC  c a aA BC c c d

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAREN DİRİCAN 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,224 304,020 15 242 242 1689 42387

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 3 1 2,67 27 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 0 2,00 10 1,57 2,98 2,38

Fen 20 6 1 5,67 28 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 34 8 31,33 35 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) A dD bBD A CC aACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCcDAC  D

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CD C bAB  

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  A    CA a

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)       A           B 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)   CBDD     aB A     

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 1 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 1 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 0 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR METİN 1035 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,991 304,020 9 165 165 1217 28839

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,57 2,98 2,38

Fen 20 14 4 12,67 63 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 52 15 47,00 52 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR)  BabBdac BD ADCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDd bADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN)  ACDDC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDB A

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Ca d  c     a   C 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAa CBDDCab bCBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 0 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 0 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYGÜN 1697 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,268 304,020 19 259 259 1829 47652

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 2 0 2,00 20 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 1,57 2,98 2,38

Fen 20 12 7 9,67 48 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 38 24 30,00 33 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBcabbBbAcbCd DACBbC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCAbACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBdABA 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)       CA  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)   c         c    c  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BdCcbDCcbBACaCAb BDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA EKİN 1751 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,713 304,020 16 250 250 1745 44486

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 5 0 5,00 50 5,07 5,59 4,66

Fen 20 2 0 2,00 10 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 36 7 33,67 37 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBcDDABDcA CCbDA BCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR)  BdADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCBCA AD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  A  DBCA  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (FEN)  C  D               

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 0 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 0 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KÖSE 880 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,791 304,020 1 42 42 451 9091

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 7 2 6,33 32 1,57 2,98 2,38

Fen 20 19 1 18,67 93 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 68 11 64,33 71 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBBDDABDbADCCbadCBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBdcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C  b   CB   a  ACDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCDABACBCAcABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AYTEMİZ 1849 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,104 304,020 37 387 387 2576 78030

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 16 -3,33 -17 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 0 9 -3,00 -30 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,07 5,59 4,66

Fen 20 7 13 2,67 13 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 16 48 0,00 0 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) cBdacbd c bCadadbcab

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bdabDA bd 

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) acbda dacb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAdbDBCA b

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (FEN) BdacbDabcadCBddcABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 1 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 6 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY KIRCAOĞLU 821 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,275 304,020 5 89 89 713 15096

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 7 4 5,67 28 1,57 2,98 2,38

Fen 20 14 4 12,67 63 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 63 12 59,00 66 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCdBBDDABDbA Cd DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAcDB A

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B Cb C  A daA b   CD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAcdCBDDCcABACc AD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ATA BAYIRLI 878 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,894 304,020 3 68 68 597 12318

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,57 2,98 2,38

Fen 20 16 2 15,33 77 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 63 7 60,67 67 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDbBD ADCC DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CD dBaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAA DBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)          a  b A CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) B CcDDCDABAaB ADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 0 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KARAGÜLLE 1790 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,313 304,020 24 289 289 2034 54860

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 1 5,67 57 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,57 2,98 2,38

Fen 20 6 3 5,00 25 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 27 18 21,00 23 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) A da bBDAAaCa cAC   

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBbA AC  D

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  b C aAa  

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  AA   b  a

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  D    A  b  c  d D  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)   CBDD  b  aB A  d  

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 2 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 2 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 0 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL      ERCİYAS 1 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,527 304,020 25 301 301 2080 57019

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 0 6,00 60 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 7 2,67 13 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 33 30 23,00 26 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCA caDAdD d d   bA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCA    

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCDcCab c

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAd DBdA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDb c dcbd db  Bc  D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) Dc a B Dac B b  b cB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 5 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
JANA ALAHDAB 1012 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,641 304,020 14 240 240 1685 42241

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 3 4 1,67 17 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,57 2,98 2,38

Fen 20 7 6 5,00 25 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 38 24 30,00 33 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CB cBcDDABDcADCd cCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) Cc d dDbD 

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCDaC D d

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG)  DC Aa BCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B  b C cA c   D  dC 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN)   aCCa D  c AaadAD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 1 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ALKDUR 17310 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,954 304,020 33 359 359 2417 71013

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 1,57 2,98 2,38

Fen 20 4 12 0,00 0 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 29 45 14,00 16 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBccbbcbcb     dCBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcCbDcCDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  DcCabdBcD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) dbADDcCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) a cbc*     acBAbdcda

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) caCcaDCDda    dbcacd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 4 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BENAV KAYA 1811 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,187 304,020 18 258 258 1822 47283

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,76 5,84 5,31

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 1 1 0,67 3 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 9 2,00 10 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 35 20 28,33 31 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdaDbBDcADCCdDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CaCdDACDa 

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (İNG) CAcDcBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    b             D  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCdcbcCDd A B c  aa 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 5 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DEMİR 275 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,266 304,020 36 385 385 2565 77825

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 1,57 2,98 2,38

Fen 20 3 11 -0,67 -3 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 21 59 1,33 1 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBdccBabdacbdbbaADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbadAaADc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) acdabCaDdA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) acbbcabBdA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) c dbcadBd cdcc cdd D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) c Bdadb C A bbdab  d

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 5 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 4 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA SALİH 188 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,191 304,020 21 268 268 1880 49972

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 7 2,67 13 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 40 31 29,67 33 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CB bBdDDcBDbAcCadDCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CD  CAbAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACD CBDBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCAAaDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B d adA ca d Da c Ca

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAB C ca a cA c  b d

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 5 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ DEMİR 1821 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,936 304,020 17 257 257 1814 47010

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 3 4,00 20 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 41 22 33,67 37 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) c dabdBDcADCCbDAaBCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdADACDBc

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDadBCABcD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  AAcDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CaBd cAb            

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCab   cBA         

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 1 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SAMET AYAR 1707 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,323 304,020 20 265 265 1864 49215

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 5 5 3,33 17 1,57 2,98 2,38

Fen 20 9 10 5,67 28 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 37 32 26,33 29 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABda cdabAbCCADAbB b

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDdBa B  

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG)  bb c Cd  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)    d cA c   D cACbB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCCBbDCabcAbaaAD Bcd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 1 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ METE ŞEN 816 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,860 304,020 7 105 105 827 17951

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 6 8 3,33 17 1,57 2,98 2,38

Fen 20 14 4 12,67 63 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 64 18 58,00 64 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBDDAdDAAcCCbcAbBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAAbDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cb C  dd bdaacA CDB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) adCBD CaABACBCAcABD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 3 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA İPER 1858 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,466 304,020 26 314 314 2177 60968

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 0 6,00 60 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 1 3 0,00 0 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,57 2,98 2,38

Fen 20 5 5 3,33 17 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 25 29 15,33 17 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBCAcdDcA  AA dC aCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBC D   

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) db   d D  

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) acb c c  A

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bba   bcA c  ba c Cb

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cdc C bD a   C  AD  

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 0 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 2 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 3 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RİMES İBACİ 877 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,704 304,020 30 337 337 2318 67122

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,57 2,98 2,38

Fen 20 7 13 2,67 13 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 30 60 10,00 11 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CabcBabDAcbdbaCCbadd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) aDbaCdDADc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAaDcbdacb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) acbdcaDaCd

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) dbaaBadcACBaADaBcddb

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bABdCacDbcAcdCaCdbca

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ELİF YILMAZ 895 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,087 304,020 6 99 99 797 17017

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,57 2,98 2,38

Fen 20 14 5 12,33 62 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 64 18 58,00 64 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABdDbABDcADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) db C  b dac a  ACDBa

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)  CaBbDCDbBbCBCADABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TANEM ATLI 1877 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,088 304,020 13 232 232 1628 40621

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,57 2,98 2,38

Fen 20 2 4 0,67 3 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 44 20 37,33 41 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) dBCA BDDbBDdAbCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdcCdbADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dAaDaCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B  aBd  c       bAaD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN)      ab Cac A       

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 2 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 2 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ŞEN 814 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,237 304,020 12 204 204 1465 36087

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,57 2,98 2,38

Fen 20 11 7 8,67 43 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 50 26 41,33 46 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) ABBaDdBDbAcCdADdaBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCdDACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBbdBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) aAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) Cc   a a      c acB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCbcbDCcABAaBaA  BDc

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 4 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BİNİCİ 1895 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,615 304,020 10 183 183 1337 32368

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 2 5 0,33 2 1,57 2,98 2,38

Fen 20 13 6 11,00 55 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 49 21 42,00 47 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) bBccDABDAA CCbDAdBC 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) d dA ACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDC bABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCA a

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)   B  d  a  c  b  D a

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBbDCDbBACBaAb Bcb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 0 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CAN ÇAVDAR 1898 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,258 304,020 35 379 379 2535 76275

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 9 2,00 10 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,81 5,28 5,31

Matematik 20 0 11 -3,67 -18 1,57 2,98 2,38

Fen 20 3 9 0,00 0 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 17 36 5,00 6 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBdAd  bb DbbaC   bd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDC dcDAD 

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) ddCD Cab d

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sayısal (MAT) cbdb b  c a   ccbb  

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bd ab cD   aAC d b d

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 4 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 4 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CEYHAN 1768 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,395 304,020 31 339 339 2333 67558

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 38 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 7,82 10,43 9,86

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,76 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 3,81 5,28 5,31

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,57 2,98 2,38

Fen 20 9 4 7,67 38 5,82 7,98 7,59

Toplam: 90 20 38 7,33 8 29,85 38,08 35,11

Sözel (TÜR) daCbBcaDcabbAab cD d

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C a bbDbca

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) Cbbb dc  b

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) a Ccba cbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B bbc               

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DcBCdcDDCaABA       

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 3 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 3 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
**E 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,001 304,020 13 144 144 1074 24538

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 36 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,89 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,38 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,02 5,28 5,31

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,18 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 8,23 7,98 7,59

Toplam: 90 57 20 50,33 56 35,76 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCcBBDDddDAAbCdbDbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcCBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dbCDDC DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCbADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCbabc A           

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAdCCBbDCDcBACBdADbB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN YAZAR 159 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,226 304,020 4 85 85 700 14831

Puanı Hesaplanan: 397 397 2638 80675

Katılımlar: 36 397 397 2657 81088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,89 10,43 9,86

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,38 5,84 5,31

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,02 5,28 5,31

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,07 5,59 4,66

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,18 2,98 2,38

Fen 20 15 5 13,33 67 8,23 7,98 7,59

Toplam: 90 64 15 59,00 66 35,76 38,08 35,11

Sözel (TÜR) CBCcBBDDbBDAAaCCADbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCBCAbADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAdDcCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B C  b  A  ad    ACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCcbDCDcBAaBCAcAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
